
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

1 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 40 0 40,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 115 5 113,75 481,075 1

2 12045 SEMİH BULUT 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,725 5

3 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 112 8 110,00 470,400 7

4 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,188 9

5 12163 İDİL ONAT 12 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 112 8 110,00 469,975 11

6 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 109 11 106,25 458,975 18

7 13118 SILA CÖMERT -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 107 12 104,00 452,443 28

8 6810 ENES SARGIN 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 107 13 103,75 451,750 31

9 12277 AYBÜKE DERMENCİOĞLU12 35 4 34,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 0 27,00 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 105 8 103,00 449,340 39

10 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 10 0 10,00 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 105 13 101,75 445,833 46

11 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 10 0 10,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 105 14 101,50 444,580 52

12 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 104 13 100,75 442,903 59

13 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 6 0 6,00 6 1 5,75 3 3 2,25 104 15 100,25 440,765 65

14 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 104 16 100,00 440,750 67

15 12024 ZEYNEP POLAT 12A 37 2 36,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 4 2 3,50 7 0 7,00 3 3 2,25 103 12 100,00 439,765 70

16 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 3 35,25 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 9 0 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 4 1 3,75 102 9 99,75 439,233 72

17 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 6 0 6,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 13 98,75 436,863 83

18 12198 METE ŞEN 12 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 6 0 6,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 1 2,75 101 11 98,25 434,180 91

19 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 7 2 6,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 102 16 98,00 434,010 93

20 12028 ONUR KULAN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 1 22,75 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 101 12 98,00 433,960 95

21 12126 ULAŞ KUKUL 12A 37 2 36,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 8 2 7,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 102 16 98,00 433,715 99

22 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 0 28,00 8 0 8,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 101 15 97,25 432,070 106

23 1933 EGE ARIN G ÜRLER 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 6 2 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 101 15 97,25 431,483 109

24 13120 BATUHAN KESGİN -M 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 6 0 6,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 100 13 96,75 430,285 114

25 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 32 5 30,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 26 1 25,75 9 0 9,00 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 98 13 94,75 424,658 135

26 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 7 1 6,75 3 4 2,00 5 2 4,50 2 2 1,50 99 16 95,00 424,638 137

27 13102 BERİVAN AÇAR -M 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 8 0 8,00 3 2 2,50 7 0 7,00 4 2 3,50 98 13 94,75 423,790 143

28 12343 RAMAZAN EFE 12 36 3 35,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 5 1 4,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 97 12 94,00 421,848 153

29 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 37 2 36,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 6 2 5,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 98 17 93,75 420,930 161
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

30 12003 ELİF ÖZBEK 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 5 1 4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 98 18 93,50 420,333 164

31 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 34 6 32,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 24 3 23,25 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 97 16 93,00 419,245 170

32 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 98 21 92,75 418,705 176

33 13010 YİĞİT YÜREK -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 6 0 6,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 0 5,00 97 17 92,75 418,540 180

34 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 7 21,25 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 98 21 92,75 417,893 185

35 12219 EMİR TÜRKMEN 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 8 1 7,75 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 97 19 92,25 416,708 192

36 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 6 0 6,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 96 19 91,25 414,275 207

37 12216 AYLİN BORA 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 6 3 5,25 4 3 3,25 6 1 5,75 4 1 3,75 96 21 90,75 412,350 225

38 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 39 1 38,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 4 4 3,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 95 16 91,00 412,333 227

39 12367 FATMA IŞIK 12 37 2 36,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 2 0 2,00 4 2 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 93 9 90,75 411,640 233

40 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 4 33,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 7 20,25 8 0 8,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 95 19 90,25 410,675 238

41 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 5 22,75 8 1 7,75 4 3 3,25 7 0 7,00 2 1 1,75 95 20 90,00 409,893 249

42 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 0 7,00 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 95 20 90,00 409,813 252

43 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 6 0 6,00 5 2 4,50 6 0 6,00 3 1 2,75 94 18 89,50 408,920 258

44 12186 ARDA ÇOLAK 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 6 19,50 2 0 2,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 93 13 89,75 408,790 260

45 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 4 22,00 5 2 4,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 94 19 89,25 407,870 268

46 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 9 0 9,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 94 22 88,50 405,820 279

47 12165 ARDA BULDU 12A 36 4 35,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 5 18,75 4 0 4,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 92 15 88,25 404,665 291

48 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 35 2 34,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 23 3 22,25 5 1 4,75 5 1 4,75 6 1 5,75 3 1 2,75 91 11 88,25 404,560 293

49 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 1 23,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 92 17 87,75 404,095 300

50 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 24 4 23,00 8 1 7,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 93 20 88,00 403,973 303

51 12019 MEHMET KAAN CURA 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 8 19,00 7 2 6,50 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 94 24 88,00 403,923 305

52 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 7 3 6,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 94 25 87,75 403,443 316

53 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 6 21,50 9 0 9,00 4 2 3,50 5 2 4,50 1 2 0,50 93 21 87,75 402,795 322

54 12270 MEHMET POYRAZ HAN 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 1 27,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 92 19 87,25 402,268 327

55 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 30 10 27,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 92 20 87,00 401,765 337

56 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 31 9 28,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 91 20 86,00 398,503 362

57 17009 EMİR AKL -M 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 8 2 7,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 93 27 86,25 398,500 364

58 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 2 0 2,00 2 3 1,25 7 0 7,00 5 1 4,75 90 15 86,25 398,445 367
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

59 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 4 2 3,50 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 91 21 85,75 397,818 374

60 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 37 3 36,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 0 2,00 90 17 85,75 396,563 388

61 13035 KADİR BALCI -MA 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 9 16,75 6 0 6,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 91 23 85,25 395,680 399

62 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 25 5 23,75 8 2 7,50 4 3 3,25 2 5 0,75 5 1 4,75 92 28 85,00 394,663 403

63 12383 MERT AKALIN 12 31 6 29,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 5 21,75 9 0 9,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 90 21 84,75 394,530 406

64 12263 İDİL SU DEVECİ 12 34 5 32,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 3 20,25 1 1 0,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 1 4,75 88 13 84,75 394,308 410

65 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 36 1 35,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 26 2 25,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 87 8 85,00 394,213 413

66 12069 IRMAK ÖZEL 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 21 3 20,25 4 1 3,75 5 2 4,50 7 0 7,00 3 2 2,50 89 18 84,50 393,850 417

67 12116 ONUR AVA 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 6 18,50 6 0 6,00 6 1 5,75 6 1 5,75 2 4 1,00 90 22 84,50 393,628 420

68 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 89 18 84,50 393,455 424

69 12131 İSMAİL ATICI 12A 33 3 32,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 3 0 3,00 3 0 3,00 6 0 6,00 5 0 5,00 86 9 83,75 391,293 440

70 12141 EMİR NİŞLİ 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 87 14 83,50 389,828 450

71 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 35 3 34,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 4 1 3,75 3 3 2,25 7 0 7,00 3 1 2,75 87 16 83,00 388,688 464

72 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 32 8 30,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 8 18,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 89 26 82,50 387,700 470

73 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 31 4 30,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 6 1 5,75 4 0 4,00 5 2 4,50 3 1 2,75 86 15 82,25 386,945 480

74 12179 MERİÇ ATALAY 12 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 19 7 17,25 6 0 6,00 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 88 23 82,25 386,833 483

75 30331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 36 4 35,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 1 23,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 1 2,75 86 15 82,25 386,095 487

76 12090 HAMZA DOĞRU 12 35 3 34,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 1 2,75 85 12 82,00 385,538 492

77 12033 DEFNE 12A 35 2 34,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 5 2 4,50 3 4 2,00 2 4 1,00 6 0 6,00 87 21 81,75 384,760 504

78 12167 İREM TURAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 0 1,00 3 3 2,25 7 0 7,00 3 2 2,50 85 14 81,50 384,180 513

79 68682 MAHMUT KOÇ 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 8 18,00 4 1 3,75 4 3 3,25 6 0 6,00 3 1 2,75 87 23 81,25 383,468 520

80 13091 BUKET BATBAY -M 34 3 33,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 2 0 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 85 15 81,25 383,443 522

81 12244 MUHAMMED POLAT 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 6 18,50 7 0 7,00 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 85 20 80,00 381,295 539

82 12204 RANA ATLI 12 34 6 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 1 0 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 85 20 80,00 379,885 559

83 12055 MEHMET ÇELİK 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 26 3 25,25 9 0 9,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 3 0,25 87 29 79,75 379,390 566

84 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 86 25 79,75 378,688 578

85 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR -MA 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 2 0 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 84 19 79,25 377,530 590

86 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 32 8 30,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 24 4 23,00 2 0 2,00 4 2 3,50 6 0 6,00 3 2 2,50 84 21 78,75 376,405 598

87 12151 AYBERK ŞAM 12 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 5 5 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 86 29 78,75 375,698 605
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

88 12096 NAZMİ T 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 1 1,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 83 18 78,50 375,575 608

89 12224 AHMET ANGİ 12A 28 5 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 5 23,75 7 3 6,25 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 85 28 78,00 374,433 618

90 12034 YUSUF COŞKUN 12D 33 5 31,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 83 19 78,25 374,408 620

91 12174 KAANNKARAKUZU 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 3 0 3,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 1 1,75 83 20 78,00 374,010 625

92 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 6 20,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 3 2,25 84 24 78,00 373,655 630

93 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 30 7 28,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 7 19,25 7 1 6,75 3 4 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 84 25 77,75 373,463 633

94 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 2 0 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 83 21 77,75 373,030 642

95 16005 NUR SUNKUR 12 29 9 26,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 5 1 4,75 3 3 2,25 5 0 5,00 4 2 3,50 83 22 77,50 373,003 644

96 17005 BATURALP AYDENİZ -M 30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 4 2 3,50 2 2 1,50 6 0 6,00 5 1 4,75 82 18 77,50 372,900 648

97 12100 YAŞAR ERSİN 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 4 0 4,00 3 3 2,25 5 0 5,00 2 3 1,25 83 22 77,50 372,815 651

98 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 17 8 15,00 5 2 4,50 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 84 26 77,50 372,660 656

99 13002 SUDE KAVUT -M 35 4 34,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 18 2 17,50 5 1 4,75 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 81 14 77,50 372,020 663

100 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 33 6 31,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 4 1 3,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 0 4,00 82 19 77,25 371,680 670

101 12083 ARDA AŞICI 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 24 1 23,75 6 0 6,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 82 20 77,00 371,438 674

102 13017 CEYDA KOTLUCA -M 31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 5 18,75 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 83 24 77,00 371,230 679

103 12164 KERİME KAHRAMAN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 6 13,50 3 0 3,00 2 5 0,75 5 2 4,50 6 0 6,00 82 20 77,00 370,603 689

104 12062 BAŞAK 12 35 5 33,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 80 12 77,00 370,563 692

105 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 28 11 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 6 0 6,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 82 22 76,50 370,098 698

106 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 34 6 32,50 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 17 7 15,25 4 0 4,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 82 21 76,75 370,060 700

107 12237 ENES ARICI 12 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 1 1 0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 4 1 3,75 82 22 76,50 369,835 704

108 12150 HATİCE ATASOY 12 28 10 25,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 3 0 3,00 3 3 2,25 6 0 6,00 5 0 5,00 81 19 76,25 369,490 709

109 12193 ÇAĞAN AŞNAZ 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 4 18,00 2 1 1,75 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 81 19 76,25 369,328 716

110 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 83 26 76,50 369,165 718

111 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN12A 30 5 28,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 25 3 24,25 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 81 19 76,25 368,848 724

112 12027 HALE UZUNKAŞ 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 1 0 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 2 0 2,00 80 15 76,25 368,258 732

113 12214 AYŞE İREM BABACAN 12 34 4 33,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 81 19 76,25 368,195 735

114 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 6 30,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 81 20 76,00 367,705 740

115 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 32 7 30,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 1 1 0,75 4 2 3,50 5 2 4,50 2 3 1,25 81 22 75,50 366,448 753

116 0 BEYZANUR AYDIN -M 34 5 32,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 5 14,75 2 0 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 80 18 75,50 366,123 760
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

117 12070 RANA ŞANLI 12 34 5 32,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 4 1 3,75 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 81 22 75,50 365,983 762

118 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 79 14 75,50 365,953 765

119 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 4 1 3,75 3 4 2,00 7 0 7,00 3 2 2,50 81 23 75,25 365,328 774

120 17008 EMİR Ö ZTÜRK -M 34 5 32,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 5 14,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 2 3,50 5 0 5,00 79 17 74,75 363,848 798

121 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 7 15,25 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 81 28 74,00 362,618 820

122 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 4 0 4,00 4 2 3,50 4 1 3,75 1 0 1,00 79 20 74,00 362,073 829

123 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 26 4 25,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 79 21 73,75 360,968 845

124 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 7 12,25 3 0 3,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 79 22 73,50 360,023 863

125 12170 ZEHRA ZAMAN 12 37 3 36,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 76 11 73,25 358,703 884

126 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 33 3 32,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 18 1 17,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 76 13 72,75 357,833 902

127 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 29 10 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 5 22,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 80 30 72,50 357,655 908

128 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 26 13 22,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 5 1 4,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 80 32 72,00 356,783 928

129 12281 CEYDANUR ŞENKUŞZ 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 77 19 72,25 356,420 935

130 12025 FURKAN KOS 12 30 10 27,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 5 19,75 3 3 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 78 24 72,00 356,235 939

131 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 5 0 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 78 25 71,75 355,380 950

132 13053 GÖKALP AYDIN -M 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 4 12,00 3 1 2,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 77 20 72,00 355,333 952

133 13168 SUDE ŞEŞEN -M 34 5 32,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 15 4 14,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 75 13 71,75 354,708 966

134 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 2 1 1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 5 1 4,75 79 30 71,50 354,443 971

135 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 31 9 28,75 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 76 19 71,25 353,698 985

136 13137 İSMAİL BULUT -M 32 8 30,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 9 18,75 6 2 5,50 2 4 1,00 7 0 7,00 2 3 1,25 80 35 71,25 353,645 989

137 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 1 1 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 4 2 3,50 78 27 71,25 353,535 991

138 12223 ESMA NAZ KURT 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 9 13,75 1 2 0,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 78 29 70,75 352,215 1019

139 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 7 18,25 4 3 3,25 2 5 0,75 4 2 3,50 3 3 2,25 79 34 70,50 351,758 1030

140 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 74 14 70,50 351,158 1042

141 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 6 15,50 1 0 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 76 23 70,25 350,433 1060

142 12152 MELİH GEZER 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 4 0 4,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 76 23 70,25 349,958 1066

143 16006 SENA DOĞAN -M 32 8 30,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 3 0 3,00 1 3 0,25 5 2 4,50 76 24 70,00 349,690 1073

144 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 31 8 29,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 20 4 19,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 1 4,75 4 1 3,75 75 24 69,00 346,950 1132

145 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 12 7 10,25 2 0 2,00 2 5 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 74 19 69,25 346,713 1139
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

146 12241 NİSANUR AYER 12 29 2 28,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 3 4 2,00 6 0 6,00 2 1 1,75 72 13 68,75 346,310 1149

147 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 5 27,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 2 19,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 72 13 68,75 346,178 1153

148 49 EMRE ARAS -MA 30 6 28,50 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 1 0 1,00 2 0 2,00 71 9 68,75 346,000 1157

149 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 2 2 1,50 2 5 0,75 3 4 2,00 2 2 1,50 75 29 67,75 343,265 1195

150 12234 ENES SELEK 12A 29 10 26,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 18 3 17,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 73 22 67,50 342,785 1208

151 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 7 11,25 4 3 3,25 5 1 4,75 2 4 1,00 74 25 67,75 342,578 1213

152 16008 KADİR BAYKAL 12 23 10 20,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 21 4 20,00 7 0 7,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 72 20 67,00 341,945 1228

153 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 32 6 30,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 16 5 14,75 5 1 4,75 2 4 1,00 3 3 2,25 2 1 1,75 73 23 67,25 341,330 1247

154 12144 BEGÜM AKPINAR 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 72 20 67,00 340,245 1265

155 13031 ARDA TERZİ -M 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 10 15,50 2 4 1,00 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 76 38 66,50 339,555 1278

156 12087 ADİLE ÇAKIR 12 29 6 27,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 19 6 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 73 26 66,50 339,505 1281

157 13046 NADİR TÜRETKEN -MA 27 12 24,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 8 0 8,00 2 4 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 73 27 66,25 339,095 1286

158 12239 ZEYNEP ŞEN 12 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 8 17,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 75 35 66,25 339,030 1289

159 12252 NİMET CADIRKAYA 12 36 4 35,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 16 10 13,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 73 27 66,25 337,595 1324

160 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 34 4 33,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 7 6,25 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 2 3,50 71 20 66,00 337,320 1332

161 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 24 3 23,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 1 7,75 5 0 5,00 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 68 10 65,50 337,208 1337

162 12301 ARDA YILDIRIM 12A 31 7 29,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 2 17,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 70 17 65,75 336,913 1342

163 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 21 6 19,50 2 2 1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 73 34 64,50 333,688 1422

164 12093 VESİLE DİZMAN 12A 29 10 26,50 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 2 4,50 2 2 1,50 70 22 64,50 333,655 1424

165 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 12 7 10,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 71 27 64,25 332,758 1447

166 0 EMİRHAN YAŞAR 12A 28 11 25,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 2 1,50 2 1 1,75 70 25 63,75 331,513 1478

167 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 28 8 26,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 17 1 16,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 67 13 63,75 331,445 1482

168 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 35 5 33,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 2 12,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 69 20 64,00 331,143 1488

169 12295 EMREHAN KORUK 12 25 9 22,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 8 15,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 70 26 63,50 331,023 1491

170 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 27 8 25,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 69 22 63,50 330,700 1503

171 12257 EREN VAROL 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 2 1 1,75 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 70 26 63,50 330,573 1511

172 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 28 4 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 68 18 63,50 330,470 1517

173 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 38 2 37,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 4 3 3,25 2 3 1,25 1 2 0,50 70 25 63,75 329,850 1532

174 13016 HALİL EROL -M 24 11 21,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 19 4 18,00 4 0 4,00 2 3 1,25 6 0 6,00 1 0 1,00 68 20 63,00 329,828 1534
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

175 13025 ZAFER TAN -M 26 11 23,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 7 14,25 6 1 5,75 3 3 2,25 4 3 3,25 3 2 2,50 71 32 63,00 329,558 1538

176 13090 AHMET SAİT -M 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 4 11,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 69 24 63,00 328,973 1552

177 12173 IRMAK KORKMAZ 12 33 4 32,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 67 15 63,25 328,965 1554

178 12248 KİTAPÇIOĞLU 12 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 3 11,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 71 32 63,00 328,680 1563

179 4 EMRE PEHLİVAN -M 27 10 24,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 68 21 62,75 328,540 1569

180 12330 ONUR TUNÇ 12 32 7 30,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 70 28 63,00 328,478 1575

181 12199 NİDA ÇINAR 12 30 4 29,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 7 11,25 2 0 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 68 22 62,50 327,310 1612

182 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 67 18 62,50 326,860 1626

183 12272 ARDA DEMİR 12A 33 7 31,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 69 26 62,50 326,848 1628

184 12371 BERİL GÖKHAN 12 29 7 27,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 15 7 13,25 2 0 2,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 68 23 62,25 326,663 1638

185 12081 ARDA ERGİN 12A 34 5 32,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 3 11,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 1 1,75 67 19 62,25 326,008 1648

186 12169 SAKİNE CEYLİN URLU 12 27 2 26,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 1 13,75 7 0 7,00 3 3 2,25 2 1 1,75 64 8 62,00 325,955 1651

187 13038 GÜLSÜM KESKE -M 27 10 24,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 3 19,25 1 1 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 68 25 61,75 325,720 1658

188 13162 MERT ÇOBAN -M 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 1 1 0,75 3 4 2,00 2 0 2,00 5 1 4,75 67 21 61,75 325,423 1670

189 12178 FATMA KARABATAK 12 32 4 31,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 15 4 14,00 3 0 3,00 64 8 62,00 325,330 1676

190 12332 FERHAT HÜR 12 28 9 25,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 22 7 20,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 69 29 61,75 325,198 1680

191 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 22 7 20,25 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 71 37 61,75 325,015 1688

192 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 32 6 30,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 7 8,25 2 4 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 68 25 61,75 324,830 1692

193 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 8 17,00 1 0 1,00 2 5 0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 70 34 61,50 324,358 1711

194 13009 EMİN PALA -M 29 7 27,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 68 26 61,50 324,328 1713

195 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 8 8,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 67 24 61,00 322,368 1767

196 12046 ORÇUN TOMBAK 12 31 9 28,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 5 19,75 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 67 25 60,75 321,808 1780

197 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 33 7 31,25 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 6 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 65 17 60,75 321,683 1785

198 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 18 3 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 66 21 60,75 321,670 1788

199 12182 MİRZA EKİM 12 31 6 29,50 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 69 33 60,75 321,600 1791

200 12368 GÜL SEMA BİREKOL 12 30 8 28,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 65 19 60,25 320,645 1816

201 12233 İBRAHIM EDHEM GÖRAL12 31 8 29,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 4 11,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 65 19 60,25 320,515 1822

202 16003 NEHİR ZEYREK 12 31 9 28,75 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 2 4 1,00 4 0 4,00 1 3 0,25 66 23 60,25 320,428 1828

203 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12H 35 5 33,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 12 6 10,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 66 24 60,00 319,083 1871
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

204 13015 SEMIH KURNAZ -M 28 6 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 63 14 59,50 318,485 1895

205 12177 ESLEM ATAMAN 12 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 1 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 64 20 59,00 317,395 1933

206 12342 FURKAN METE 12 36 4 35,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 62 12 59,00 315,870 1980

207 12313 EMRE YORULMAZ 12 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 67 35 58,25 315,128 2008

208 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 2 2 1,50 3 1 2,75 64 22 58,50 314,778 2019

209 13109 SEDEF İLTER -M 29 11 26,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 6 15,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 1 0,75 4 2 3,50 65 27 58,25 314,753 2021

210 12043 SUDE DEMİRHAN 12 28 9 25,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 15 6 13,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 64 24 58,00 314,173 2033

211 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 30 9 27,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 4 15,00 3 3 2,25 1 1 0,75 63 22 57,50 312,163 2097

212 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 32 5 30,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 0 6,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 61 14 57,50 311,873 2112

213 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 14 7 12,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 64 28 57,00 311,405 2132

214 12222 MUHAMMET CAN TELEK12A 26 8 24,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 20 2 19,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 61 16 57,00 311,130 2147

215 12229 TALHA GÜRCAN 12 25 10 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 8 12,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 64 29 56,75 310,640 2161

216 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 22 16 18,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 6 0 6,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 65 34 56,50 310,520 2169

217 12326 BELİNAY BARLIK 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 65 33 56,75 310,093 2195

218 12397 FURKAN ÇELİK 12 34 4 33,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 2 2 1,50 5 1 4,75 1 0 1,00 61 17 56,75 309,385 2218

219 71968 LARA ÇETİN 12A 31 8 29,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 2 13,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 61 18 56,50 308,970 2231

220 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 25 14 21,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 63 28 56,00 308,605 2250

221 12230 MERYEM GÜLCAN 12A 30 8 28,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 62 23 56,25 308,375 2263

222 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 28 8 26,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 5 8,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 62 24 56,00 307,980 2273

223 12008 SAİME ÇAT 12 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 11 4 10,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 62 24 56,00 307,650 2286

224 12196 NİSANUR YÜYEN 12 26 10 23,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 60 18 55,50 306,665 2325

225 13040 İREM ŞAKAR -M 30 9 27,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 62 27 55,25 305,448 2378

226 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 24 14 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 62 28 55,00 305,395 2382

227 13098 AYBERK KAYA -MD 24 9 21,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 9 7,75 2 1 1,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 62 29 54,75 304,968 2400

228 12268 CEREN MALTA 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 62 28 55,00 304,168 2439

229 12063 SARP SÜTUNÇ 12 28 8 26,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 60 21 54,75 304,005 2449

230 84714 AHMET ARSLAN 12 23 9 20,75 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 3 17,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 59 18 54,50 303,963 2451

231 12409 ARAS YÜCE 12 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 4 3 3,25 2 3 1,25 1 2 0,50 62 29 54,75 303,938 2454

232 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 6 9,50 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 60 21 54,75 303,645 2470
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

233 12147 RAVZANUR AYTUN 12 30 8 28,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 59 18 54,50 303,040 2487

234 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 32 4 31,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 12 3 11,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 58 14 54,50 302,590 2506

235 13045 BURCU EREN -M 27 8 25,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 8 3 7,25 2 4 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 58 16 54,00 302,100 2533

236 239 ZÜBEYDE NAZ ACAR 12 32 8 30,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 60 23 54,25 302,085 2535

237 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 33 7 31,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 1 6,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 1 1,75 58 16 54,00 301,208 2567

238 13022 ALİ KAĞAN ÇETİN -MA 24 14 20,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 9 11,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 6 0 6,00 2 2 1,50 62 35 53,25 300,450 2588

239 13132 METE SEVER -M 31 9 28,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 13 1 12,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 14 53,50 299,893 2620

240 13152 EFE UÇAR -M 28 9 25,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 5 8,75 2 5 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 59 23 53,25 299,548 2639

241 12267 EMENTE DOLGUN 12 33 5 31,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 58 19 53,25 298,758 2667

242 16007 BKYN 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 6 8,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 58 20 53,00 298,343 2687

243 13082 ARDA ÜNLÜ -M 19 6 17,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 21 3 20,25 1 0 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 57 18 52,50 298,325 2689

244 12139 ZAFER KARAAĞAÇ 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 58 22 52,50 297,035 2745

245 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 30 3 29,25 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 10 52,50 296,768 2755

246 13122 DEMİRHAN KAYA -M 26 11 23,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 16 9 13,75 2 2 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 61 36 52,00 296,188 2780

247 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 34 5 32,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 56 15 52,25 295,648 2803

248 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 6 8,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 58 25 51,75 295,053 2832

249 13131 İNANÇ SEMİZ -M 30 7 28,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 56 17 51,75 294,733 2859

250 12327 NİMET AKAY 12 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 59 31 51,25 294,363 2875

251 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 31 9 28,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 9 10,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 59 33 50,75 291,648 2993

252 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 25 15 21,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 1 12,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 0 1,00 57 27 50,25 291,073 3024

253 12415 BİLGE TAŞKIN 12 26 14 22,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 13 7 11,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 58 31 50,25 291,020 3027

254 0 ZEYNEPCEREN ÖZKUL 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 11 4,25 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 56 23 50,25 289,980 3066

255 12172 SİMGE KARABULUT 12 32 8 30,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 56 24 50,00 289,290 3098

256 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 23 13 19,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 18 9 15,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 59 38 49,50 289,063 3118

257 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12A 34 6 32,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 9 6 7,50 4 2 3,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 56 24 50,00 288,905 3128

258 12143 SUDE CİRMAN 12 34 6 32,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 7 7,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 20 50,00 288,855 3131

259 12006 KADİR CAN ÇAM 12 29 6 27,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 54 18 49,50 287,875 3177

260 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 26 9 23,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 55 23 49,25 287,748 3179

261 12420 AYTEN UZUN 12 28 6 26,50 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 54 19 49,25 287,460 3189
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

262 12137 IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 30 5 28,75 18 2 17,50 3 0 3,00 51 7 49,25 286,998 3216

263 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 8 23,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 8 9,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 55 29 47,75 283,405 3378

264 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 29 4 28,00 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 16 48,00 283,360 3380

265 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 35 5 33,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 12 10 9,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 55 27 48,25 283,338 3384

266 13037 FATMA NUR İÇYER -M 25 7 23,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 52 19 47,25 281,863 3447

267 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 21 18 16,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 56 37 46,75 281,280 3478

268 12242 FERHAT AŞKIN 12A 29 10 26,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 54 27 47,25 281,270 3482

269 12077 MERYEM YENAL 12A 23 16 19,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 13 2 12,50 2 0 2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 55 34 46,50 280,220 3529

270 12158 HİLAL ALTAN 12 23 17 18,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 10 6 8,50 1 1 0,75 1 4 0,00 3 4 2,00 3 2 2,50 55 34 46,50 280,173 3533

271 13150 RABİA TURAN -M 27 13 23,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 14 4 13,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 52 22 46,50 279,333 3571

272 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 31 4 30,00 16 5 14,75 2 0 2,00 49 9 46,75 279,285 3576

273 12067 HASAN TURSUN 12 28 11 25,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 8 10,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 54 30 46,50 279,178 3581

274 12249 MELİSA OLGÜNER 12 26 8 24,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 19 46,25 278,515 3603

275 13174 UFUK İHSN KUMRU -M 25 8 23,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 3 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 50 17 45,75 277,225 3675

276 12288 BETÜL DEMİRCİ 12A 28 8 26,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 11 3 10,25 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 21 45,75 276,865 3694

277 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 25 13 21,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 10 6 8,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 54 35 45,25 275,918 3741

278 13075 SILA ÇAKIR -M 28 9 25,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 2 5 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 53 32 45,00 274,763 3802

279 12236 ROJDA ABA 12F 28 10 25,50 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 3 5,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 51 24 45,00 274,655 3805

280 12354 TUNA AKI 12 27 10 24,50 2 2 1,50 3 2 2,50 12 6 10,50 1 0 1,00 4 2 3,50 1 2 0,50 1 1 0,75 51 25 44,75 274,150 3833

281 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 49 17 44,75 273,570 3863

282 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 31 8 29,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 14 44,50 272,640 3916

283 13072 ALEYNA AYGÜN -M 30 10 27,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 50 25 43,75 270,510 4014

284 12403 AYŞE AYDIN 12 21 7 19,25 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 8 2 7,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 47 15 43,25 270,353 4024

285 12240 BEGÜM SAROHAN 12 24 10 21,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 6 10,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 51 31 43,25 269,900 4061

286 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK 12A 21 15 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 8 13,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 53 40 43,00 269,668 4074

287 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 26 9 23,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 16 3 15,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 48 19 43,25 269,578 4080

288 12051 RÜMEYSA TETİK 12 27 8 25,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 2 2 1,50 2 0 2,00 48 19 43,25 269,505 4086

289 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 50 30 42,50 268,030 4156

290 12040 METEHAN TAŞKIN 12 27 12 24,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 6 7,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 50 29 42,75 267,995 4159
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

291 0 İREM KIZIL -M 28 12 25,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 3 1 2,75 50 29 42,75 267,995 4159

292 13018 CEREN YÜCEL -M 27 5 25,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 14 42,50 266,993 4202

293 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 48 22 42,50 266,978 4206

294 13057 İSMAİL ERGÜL -M 23 9 20,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 2 8,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 23 42,25 266,968 4209

295 13116 UĞURCAN NAZLI -M 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 11 6,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 53 42 42,50 266,925 4212

296 12324 İREM AKAR 12A 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 51 36 42,00 266,195 4252

297 0 EZGİ GÜLTEKİN 12A 28 8 26,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 48 24 42,00 265,550 4280

298 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 30 10 27,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 24 42,00 265,305 4293

299 12296 CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 12 27 12 24,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 9 0 9,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 46 17 41,75 265,015 4310

300 12117 EMİNE EKİNCİ 12 32 8 30,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 47 20 42,00 264,940 4315

301 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 26 12 23,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 7 5 5,75 3 4 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 48 28 41,00 262,950 4411

302 13125 BUSE YAŞAR -M 25 9 22,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 47 25 40,75 262,218 4454

303 12421 ESAT SONGUR 12 30 8 28,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 44 13 40,75 261,465 4479

304 12321 UMUT YILMAZ 12 23 13 19,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 45 21 39,75 259,688 4555

305 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 26 11 23,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 6 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 46 25 39,75 259,093 4578

306 12404 GİZEM PALA 12 23 15 19,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 12 7,00 2 1 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 51 46 39,50 258,848 4588

307 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 25 11 22,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 9 5 7,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 46 26 39,50 258,428 4605

308 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 16 5 14,75 1 4 0,00 1 2 0,50 18 7 16,25 3 0 3,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 45 24 39,00 258,043 4619

309 12284 AHMET ÇOBAN 12A 22 11 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 46 28 39,00 257,378 4640

310 12320 AYBARS KOCAKURT 12A 26 10 23,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 7 6 5,50 1 2 0,50 43 19 38,25 254,480 4740

311 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 24 10 21,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 5 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 43 21 37,75 253,240 4783

312 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 20 13 16,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 10 7 8,25 1 2 0,50 44 27 37,25 252,338 4819

313 12128 DOĞAÇ MAZİ 12A 19 11 16,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 14 5 12,75 1 0 1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 43 25 36,75 250,953 4866

314 12335 ESMA BİRGÜL 12B 28 10 25,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 44 28 37,00 250,495 4891

315 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 17 12 14,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 29 35,75 248,215 4973

316 12228 KAAN SEMİH KURT 12 22 17 17,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 1 0 1,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 46 41 35,75 247,728 5001

317 12129 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 26 14 22,50 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 6 10 3,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 44 33 35,75 247,010 5025

318 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 7 19,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 40 18 35,50 246,828 5029

319 12377 R OKAY AKCAN 12D 20 16 16,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 8 3 7,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 28 35,00 245,650 5065
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

320 12388 SALİH EFE ALAN 12A 21 15 17,25 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 41 25 34,75 244,693 5106

321 12328 RABİA SILA AYRI MAZ 12 28 8 26,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 40 22 34,50 242,840 5180

322 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 21 11 18,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 39 20 34,00 242,368 5198

323 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 21 14 17,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 9 1 8,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 21 33,75 241,640 5225

324 12064 HATİCE OKYAY 12 22 9 19,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 8 4 7,00 2 5 0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 40 27 33,25 239,958 5278

325 13172 ALPEREN KUZEY -MA 11 20 6,00 3 0 3,00 18 6 16,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 40 30 32,50 239,650 5291

326 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 22 18 17,50 2 1 1,75 3 0 3,00 9 5 7,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 39 27 32,25 237,210 5387

327 13021 HATİCE ÇALGIN -M 22 11 19,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 6 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 39 28 32,00 236,168 5416

328 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 23 13 19,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 6 3 5,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 37 23 31,25 233,788 5487

329 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 20 9 17,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 5 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 35 16 31,00 233,393 5496

330 17004 BAGER IŞIK -MA 21 13 17,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 25 30,75 232,578 5519

331 12400 DAMLA CANLI 12 19 13 15,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 39 34 30,50 232,243 5530

332 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 41 42 30,50 231,835 5547

333 13096 AVŞİN ÇAKAN -ME 12 18 7,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 15 2 14,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 38 32 30,00 231,695 5552

334 12119 SUDE DİNÇ 12A 21 13 17,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 23 30,25 231,068 5566

335 12221 SİNA YILMAZ 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 24 30,00 229,655 5601

336 12389 CEREN YETİM 12 19 9 16,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 8 8 6,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 37 31 29,25 228,168 5643

337 13058 YUSUF YALÇIN -M 23 13 19,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 23 29,25 227,788 5653

338 12423 İLAYDA SARI 12G 20 12 17,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 35 29 27,75 223,685 5750

339 12048 RIFAT YILDIZ 12 15 15 11,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 32 19 27,25 222,833 5772

340 12297 METEHAN SÖYLER 12A 22 8 20,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 18 27,50 222,440 5784

341 12149 İBRAHİM DEMİR 12 11 6 9,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 9 1 8,75 0 1 -0,25 31 16 27,00 222,295 5790

342 0 ZEKİ BATIN KAYA 12A 16 12 13,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 4 6,00 32 20 27,00 221,850 5802

343 13129 TÜRKER BENGİER -M 18 11 15,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 32 23 26,25 219,473 5849

344 13005 HAKAN TAŞDEMİR -M 21 15 17,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 6 3,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 35 35 26,25 219,123 5857

345 12353 ARDA TUNA 12 23 13 19,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 30 21 24,75 214,228 5952

346 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 18 19 13,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 31 24,25 213,503 5967

347 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 16 9 13,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 28 27 21,25 204,348 6117

348 73074 EROL GÜLAL -M 18 16 14,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 28 21,00 203,620 6129
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 29,21 8,02 27,20 3,23 1,19 2,93 2,10 1,28 1,78 3,97 0,45 3,85 4,04 0,42 3,94 0,01 0,02 0,01 15,60 4,23 14,54 2,63 0,60 2,48 2,52 2,78 1,83 3,11 1,49 2,74 2,19 1,35 1,85 68,6121,83 63,15 329,020

KATILIMLAR

349 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 15 11 12,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 4 1,00 0 7 -1,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 202,268 6157

350 13044 EMRE TOZAN -M 13 18 8,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 25 35 16,25 189,990 6310

351 12360 HALİL TAŞCI 12 11 20 6,00 1 1 0,75 2 1 1,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 21 31 13,25 181,255 6424

352 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 11 21 5,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 22 48 10,00 171,393 6531

353 12068 BARAN ÖZDEMİR 12A 7 8 5,00 5 3 4,25 12 11 9,25 169,285 6553

354 13170 MELİH SARUHAN -M 12 17 7,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 16 28 9,00 168,163 6572

355 12175 BERSAN TOPAL 12Y 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 6751

356 13004 BURAK TAŞDEMİR -M 3 13 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 23 0,25
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

1 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 40 0 40,00 20 0 20,00 36 4 35,00 19 1 18,75 115 5 113,75 481,075 1 1 1 1 1

2 12045 SEMİH BULUT 12A 34 6 32,50 20 0 20,00 39 1 38,75 19 1 18,75 112 8 110,00 470,725 2 2 3 3 5

3 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 36 4 35,00 18 2 17,50 39 1 38,75 19 1 18,75 112 8 110,00 470,400 3 3 5 5 7

4 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 37 3 36,25 19 1 18,75 38 2 37,50 18 2 17,50 112 8 110,00 470,188 4 4 7 7 9

5 12163 İDİL ONAT 12 38 2 37,50 18 2 17,50 39 1 38,75 17 3 16,25 112 8 110,00 469,975 1 5 9 9 11

6 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 36 4 35,00 19 1 18,75 37 3 36,25 17 3 16,25 109 11 106,25 458,975 5 6 11 11 18

7 13118 SILA CÖMERT -MA 35 5 33,75 17 3 16,25 36 3 35,25 19 1 18,75 107 12 104,00 452,443 1 7 13 13 28

8 6810 ENES SARGIN 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 39 1 38,75 17 3 16,25 107 13 103,75 451,750 6 8 15 15 31

9 12277 AYBÜKE DERMENCİOĞLU12 35 4 34,00 16 2 15,50 36 0 36,00 18 2 17,50 105 8 103,00 449,340 2 9 17 17 39

10 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 33 7 31,25 19 1 18,75 37 2 36,50 16 3 15,25 105 13 101,75 445,833 3 10 19 19 46

11 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 36 3 35,25 16 4 15,00 105 14 101,50 444,580 7 11 21 21 52

12 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 33 7 31,25 18 2 17,50 35 2 34,50 18 2 17,50 104 13 100,75 442,903 8 12 25 25 59

13 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 36 4 35,00 16 4 15,00 37 3 36,25 15 4 14,00 104 15 100,25 440,765 9 13 27 27 65

14 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 17 3 16,25 38 2 37,50 17 3 16,25 104 16 100,00 440,750 1 14 29 29 67

15 12024 ZEYNEP POLAT 12A 37 2 36,50 17 3 16,25 35 2 34,50 14 5 12,75 103 12 100,00 439,765 10 15 31 31 70

16 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 3 35,25 15 2 14,50 36 1 35,75 15 3 14,25 102 9 99,75 439,233 1 16 33 33 72

17 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 33 7 31,25 18 2 17,50 33 2 32,50 18 2 17,50 102 13 98,75 436,863 11 17 35 35 83

18 12198 METE ŞEN 12 38 2 37,50 18 2 17,50 35 1 34,75 10 6 8,50 101 11 98,25 434,180 4 18 37 37 91

19 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 36 4 35,00 19 1 18,75 31 7 29,25 16 4 15,00 102 16 98,00 434,010 12 19 39 39 93

20 12028 ONUR KULAN 12A 36 4 35,00 18 2 17,50 32 1 31,75 15 5 13,75 101 12 98,00 433,960 13 20 41 41 95

21 12126 ULAŞ KUKUL 12A 37 2 36,50 18 2 17,50 33 6 31,50 14 6 12,50 102 16 98,00 433,715 14 21 43 43 99

22 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 34 6 32,50 15 5 13,75 36 0 36,00 16 4 15,00 101 15 97,25 432,070 5 22 45 45 106

23 1933 EGE ARIN G ÜRLER 12C 37 3 36,25 17 3 16,25 33 3 32,25 14 6 12,50 101 15 97,25 431,483 1 23 47 47 109

24 13120 BATUHAN KESGİN -M 36 4 35,00 18 2 17,50 29 4 28,00 17 3 16,25 100 13 96,75 430,285 1 24 49 49 114

25 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 32 5 30,75 17 2 16,50 35 1 34,75 14 5 12,75 98 13 94,75 424,658 2 25 51 51 135

26 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 36 3 35,25 18 2 17,50 35 3 34,25 10 8 8,00 99 16 95,00 424,638 6 26 53 53 137

27 13102 BERİVAN AÇAR -M 38 2 37,50 16 3 15,25 30 4 29,00 14 4 13,00 98 13 94,75 423,790 2 27 55 55 143

28 12343 RAMAZAN EFE 12 36 3 35,25 19 1 18,75 27 3 26,25 15 5 13,75 97 12 94,00 421,848 7 28 59 59 153

29 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 37 2 36,50 15 4 14,00 31 6 29,50 15 5 13,75 98 17 93,75 420,930 3 29 61 61 161

30 12003 ELİF ÖZBEK 12A 35 5 33,75 20 0 20,00 32 4 31,00 11 9 8,75 98 18 93,50 420,333 15 30 63 63 164

31 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 34 6 32,50 16 4 15,00 31 3 30,25 16 3 15,25 97 16 93,00 419,245 3 31 65 65 170

32 13050 TALHA YILDIRIM -M 32 8 30,00 18 1 17,75 34 6 32,50 14 6 12,50 98 21 92,75 418,705 4 32 67 67 176

33 13010 YİĞİT YÜREK -M 34 6 32,50 15 5 13,75 31 4 30,00 17 2 16,50 97 17 92,75 418,540 5 33 69 69 180

34 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 37 3 36,25 16 4 15,00 31 8 29,00 14 6 12,50 98 21 92,75 417,893 16 34 71 71 185

35 12219 EMİR TÜRKMEN 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 32 4 31,00 14 6 12,50 97 19 92,25 416,708 17 35 73 73 192

36 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 32 8 30,00 17 3 16,25 31 4 30,00 16 4 15,00 96 19 91,25 414,275 6 36 75 75 207

37 12216 AYLİN BORA 12 34 6 32,50 17 3 16,25 31 7 29,25 14 5 12,75 96 21 90,75 412,350 8 37 79 79 225

38 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 39 1 38,75 18 0 18,00 23 10 20,50 15 5 13,75 95 16 91,00 412,333 18 38 81 81 227

39 12367 FATMA IŞIK 12 37 2 36,50 18 1 17,75 29 2 28,50 9 4 8,00 93 9 90,75 411,640 9 39 83 83 233

40 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 4 33,00 19 1 18,75 30 7 28,25 12 7 10,25 95 19 90,25 410,675 19 40 85 85 238

41 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 32 6 30,50 13 4 12,00 95 20 90,00 409,893 20 41 89 89 249

42 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 35 5 33,75 17 3 16,25 31 4 30,00 12 8 10,00 95 20 90,00 409,813 21 42 91 91 252

43 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 32 8 30,00 18 2 17,50 30 5 28,75 14 3 13,25 94 18 89,50 408,920 4 43 93 93 258

44 12186 ARDA ÇOLAK 12A 38 2 37,50 16 3 15,25 23 6 21,50 16 2 15,50 93 13 89,75 408,790 22 44 95 95 260

45 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 34 6 32,50 17 3 16,25 28 6 26,50 15 4 14,00 94 19 89,25 407,870 5 45 97 97 268

46 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 13 6 11,50 36 1 35,75 13 7 11,25 94 22 88,50 405,820 10 46 99 99 279

47 12165 ARDA BULDU 12A 36 4 35,00 14 4 13,00 24 5 22,75 18 2 17,50 92 15 88,25 404,665 23 47 101 101 291

48 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 35 2 34,50 14 2 13,50 28 4 27,00 14 3 13,25 91 11 88,25 404,560 6 48 103 103 293
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

49 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 8 27,00 18 2 17,50 29 3 28,25 16 4 15,00 92 17 87,75 404,095 24 49 105 105 300

50 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 34 5 32,75 14 5 12,75 32 5 30,75 13 5 11,75 93 20 88,00 403,973 7 50 107 107 303

51 12019 MEHMET KAAN CURA 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 28 10 25,50 15 5 13,75 94 24 88,00 403,923 25 51 109 109 305

52 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 32 7 30,25 14 6 12,50 94 25 87,75 403,443 26 52 113 113 316

53 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 36 4 35,00 15 5 13,75 32 6 30,50 10 6 8,50 93 21 87,75 402,795 7 53 115 115 322

54 12270 MEHMET POYRAZ HAN 12A 31 9 28,75 14 3 13,25 33 2 32,50 14 5 12,75 92 19 87,25 402,268 27 54 119 119 327

55 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12 30 10 27,50 13 4 12,00 33 2 32,50 16 4 15,00 92 20 87,00 401,765 11 55 121 121 337

56 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 31 9 28,75 15 4 14,00 31 3 30,25 14 4 13,00 91 20 86,00 398,503 12 56 123 123 362

57 17009 EMİR AKL -M 34 6 32,50 17 3 16,25 33 7 31,25 9 11 6,25 93 27 86,25 398,500 8 57 125 125 364

58 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 36 4 35,00 15 4 14,00 25 3 24,25 14 4 13,00 90 15 86,25 398,445 13 58 127 127 367

59 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 30 9 27,75 18 2 17,50 30 4 29,00 13 6 11,50 91 21 85,75 397,818 28 59 129 129 374

60 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 37 3 36,25 15 5 13,75 29 4 28,00 9 5 7,75 90 17 85,75 396,563 29 60 131 131 388

61 13035 KADİR BALCI -MA 34 6 32,50 19 1 18,75 25 9 22,75 13 7 11,25 91 23 85,25 395,680 8 61 135 135 399

62 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 13 7 11,25 33 7 31,25 11 9 8,75 92 28 85,00 394,663 9 62 137 137 403

63 12383 MERT AKALIN 12 31 6 29,50 15 4 14,00 32 5 30,75 12 6 10,50 90 21 84,75 394,530 14 63 139 139 406

64 12263 İDİL SU DEVECİ 12 34 5 32,75 16 2 15,50 22 4 21,00 16 2 15,50 88 13 84,75 394,308 15 64 141 141 410

65 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 36 1 35,75 18 0 18,00 28 3 27,25 5 4 4,00 87 8 85,00 394,213 10 65 143 143 413

66 12069 IRMAK ÖZEL 12A 32 8 30,00 17 2 16,50 25 4 24,00 15 4 14,00 89 18 84,50 393,850 30 66 145 145 417

67 12116 ONUR AVA 12 33 7 31,25 17 3 16,25 26 6 24,50 14 6 12,50 90 22 84,50 393,628 16 67 147 147 420

68 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 34 6 32,50 16 4 15,00 26 5 24,75 13 3 12,25 89 18 84,50 393,455 31 68 149 149 424

69 12131 İSMAİL ATICI 12A 33 3 32,25 16 3 15,25 23 3 22,25 14 0 14,00 86 9 83,75 391,293 32 69 153 153 440

70 12141 EMİR NİŞLİ 12A 37 3 36,25 14 5 12,75 26 3 25,25 10 3 9,25 87 14 83,50 389,828 33 70 155 155 450

71 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 35 3 34,25 16 1 15,75 23 8 21,00 13 4 12,00 87 16 83,00 388,688 11 71 159 159 464

72 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 32 8 30,00 15 2 14,50 29 9 26,75 13 7 11,25 89 26 82,50 387,700 34 72 161 161 470

73 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 31 4 30,00 13 5 11,75 30 3 29,25 12 3 11,25 86 15 82,25 386,945 17 73 163 163 480

74 12179 MERİÇ ATALAY 12 33 7 31,25 16 3 15,25 25 7 23,25 14 6 12,50 88 23 82,25 386,833 18 74 165 165 483

75 30331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 36 4 35,00 16 3 15,25 26 1 25,75 8 7 6,25 86 15 82,25 386,095 12 75 167 167 487

76 12090 HAMZA DOĞRU 12 35 3 34,25 17 1 16,75 23 3 22,25 10 5 8,75 85 12 82,00 385,538 19 76 169 169 492

77 12033 DEFNE 12A 35 2 34,50 14 6 12,50 27 5 25,75 11 8 9,00 87 21 81,75 384,760 35 77 171 171 504

78 12167 İREM TURAN 12 35 4 34,00 16 2 15,50 21 3 20,25 13 5 11,75 85 14 81,50 384,180 20 78 173 173 513

79 68682 MAHMUT KOÇ 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 24 9 21,75 13 4 12,00 87 23 81,25 383,468 36 79 175 175 520

80 13091 BUKET BATBAY -M 34 3 33,25 15 4 14,00 25 3 24,25 11 5 9,75 85 15 81,25 383,443 13 80 177 177 522

81 12244 MUHAMMED POLAT 12A 25 10 22,50 17 2 16,50 27 6 25,50 16 2 15,50 85 20 80,00 381,295 37 81 179 179 539

82 12204 RANA ATLI 12 34 6 32,50 15 4 14,00 22 5 20,75 14 5 12,75 85 20 80,00 379,885 21 82 181 181 559

83 12055 MEHMET ÇELİK 12A 30 10 27,50 16 4 15,00 35 3 34,25 6 12 3,00 87 29 79,75 379,390 38 83 185 185 566

84 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 27 7 25,25 8 9 5,75 86 25 79,75 378,688 39 84 187 187 578

85 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR -MA 34 6 32,50 16 4 15,00 22 3 21,25 12 6 10,50 84 19 79,25 377,530 9 85 189 189 590

86 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 32 8 30,00 13 5 11,75 26 4 25,00 13 4 12,00 84 21 78,75 376,405 40 86 191 191 598

87 12151 AYBERK ŞAM 12 34 5 32,75 15 4 14,00 31 9 28,75 6 11 3,25 86 29 78,75 375,698 22 87 195 195 605

88 12096 NAZMİ T 12A 33 6 31,50 17 3 16,25 17 5 15,75 16 4 15,00 83 18 78,50 375,575 41 88 197 197 608

89 12224 AHMET ANGİ 12A 28 5 26,75 14 6 12,50 32 8 30,00 11 9 8,75 85 28 78,00 374,433 42 89 199 199 618

90 12034 YUSUF COŞKUN 12D 33 5 31,75 17 3 16,25 26 5 24,75 7 6 5,50 83 19 78,25 374,408 1 90 201 201 620

91 12174 KAANNKARAKUZU 12 32 8 30,00 17 3 16,25 24 4 23,00 10 5 8,75 83 20 78,00 374,010 23 91 203 203 625

92 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 34 6 32,50 18 2 17,50 22 8 20,00 10 8 8,00 84 24 78,00 373,655 24 92 205 205 630

93 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 30 7 28,25 16 3 15,25 28 8 26,00 10 7 8,25 84 25 77,75 373,463 10 93 207 207 633

94 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 34 6 32,50 18 2 17,50 18 6 16,50 13 7 11,25 83 21 77,75 373,030 14 94 209 209 642

95 16005 NUR SUNKUR 12 29 9 26,75 16 2 15,50 26 6 24,50 12 5 10,75 83 22 77,50 373,003 25 95 211 211 644

96 17005 BATURALP AYDENİZ -M 30 8 28,00 15 3 14,25 24 4 23,00 13 3 12,25 82 18 77,50 372,900 15 96 213 213 648

                                                2 / 8



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

97 12100 YAŞAR ERSİN 12A 30 10 27,50 16 4 15,00 27 2 26,50 10 6 8,50 83 22 77,50 372,815 43 97 215 215 651

98 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 32 8 30,00 16 3 15,25 22 10 19,50 14 5 12,75 84 26 77,50 372,660 44 98 219 219 656

99 13002 SUDE KAVUT -M 35 4 34,00 12 2 11,50 23 3 22,25 11 5 9,75 81 14 77,50 372,020 16 99 221 221 663

100 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 33 6 31,50 12 3 11,25 24 6 22,50 13 4 12,00 82 19 77,25 371,680 17 100 223 223 670

101 12083 ARDA AŞICI 12A 29 11 26,25 14 3 13,25 30 1 29,75 9 5 7,75 82 20 77,00 371,438 45 101 225 225 674

102 13017 CEYDA KOTLUCA -M 31 8 29,00 15 3 14,25 24 7 22,25 13 6 11,50 83 24 77,00 371,230 18 102 227 227 679

103 12164 KERİME KAHRAMAN 12 35 5 33,75 16 2 15,50 18 6 16,50 13 7 11,25 82 20 77,00 370,603 26 103 229 229 689

104 12062 BAŞAK 12 35 5 33,75 13 3 12,25 21 1 20,75 11 3 10,25 80 12 77,00 370,563 27 104 231 231 692

105 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 28 11 25,25 18 2 17,50 26 4 25,00 10 5 8,75 82 22 76,50 370,098 46 105 233 233 698

106 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 34 6 32,50 13 2 12,50 21 7 19,25 14 6 12,50 82 21 76,75 370,060 28 106 235 235 700

107 12237 ENES ARICI 12 30 10 27,50 18 2 17,50 23 4 22,00 11 6 9,50 82 22 76,50 369,835 29 107 237 237 704

108 12150 HATİCE ATASOY 12 28 10 25,50 17 2 16,50 22 4 21,00 14 3 13,25 81 19 76,25 369,490 30 108 239 239 709

109 12193 ÇAĞAN AŞNAZ 12A 29 9 26,75 17 2 16,50 21 5 19,75 14 3 13,25 81 19 76,25 369,328 47 109 241 241 716

110 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 22 8 20,00 11 8 9,00 83 26 76,50 369,165 48 110 243 243 718

111 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN12A 30 5 28,75 13 3 12,25 29 6 27,50 9 5 7,75 81 19 76,25 368,848 49 111 245 245 724

112 12027 HALE UZUNKAŞ 12A 35 5 33,75 12 5 10,75 23 2 22,50 10 3 9,25 80 15 76,25 368,258 50 112 247 247 732

113 12214 AYŞE İREM BABACAN 12 34 4 33,00 18 2 17,50 22 6 20,50 7 7 5,25 81 19 76,25 368,195 31 113 249 249 735

114 13066 HASAN ARDA UZUN -M 32 6 30,50 16 2 15,50 27 3 26,25 6 9 3,75 81 20 76,00 367,705 19 114 251 251 740

115 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 32 7 30,25 15 5 13,75 23 3 22,25 11 7 9,25 81 22 75,50 366,448 32 115 253 253 753

116 0 BEYZANUR AYDIN -M 34 5 32,75 17 1 16,75 18 5 16,75 11 7 9,25 80 18 75,50 366,123 20 116 255 255 760

117 12070 RANA ŞANLI 12 34 5 32,75 12 5 10,75 27 3 26,25 8 9 5,75 81 22 75,50 365,983 33 117 257 257 762

118 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 35 5 33,75 16 3 15,25 19 3 18,25 9 3 8,25 79 14 75,50 365,953 34 118 259 259 765

119 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 11 7 9,25 22 5 20,75 13 6 11,50 81 23 75,25 365,328 35 119 261 262 774

120 17008 EMİR Ö ZTÜRK -M 34 5 32,75 15 2 14,50 20 6 18,50 10 4 9,00 79 17 74,75 363,848 21 120 263 264 798

121 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 29 11 26,25 16 4 15,00 21 8 19,00 15 5 13,75 81 28 74,00 362,618 36 121 265 266 820

122 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 31 9 28,75 15 4 14,00 24 4 23,00 9 3 8,25 79 20 74,00 362,073 22 122 267 268 829

123 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 31 9 28,75 16 2 15,50 32 8 30,00 0 2 -0,50 79 21 73,75 360,968 51 123 271 272 845

124 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 34 5 32,75 18 1 17,75 17 7 15,25 10 9 7,75 79 22 73,50 360,023 52 124 275 276 863

125 12170 ZEHRA ZAMAN 12 37 3 36,25 16 2 15,50 17 2 16,50 6 4 5,00 76 11 73,25 358,703 37 125 277 278 884

126 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 33 3 32,25 14 5 12,75 20 1 19,75 9 4 8,00 76 13 72,75 357,833 38 126 279 280 902

127 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 29 10 26,50 18 2 17,50 27 9 24,75 6 9 3,75 80 30 72,50 357,655 53 127 281 282 908

128 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 26 13 22,75 16 3 15,25 28 6 26,50 10 10 7,50 80 32 72,00 356,783 23 128 283 284 928

129 12281 CEYDANUR ŞENKUŞZ 12A 33 6 31,50 13 4 12,00 22 5 20,75 9 4 8,00 77 19 72,25 356,420 54 129 285 286 935

130 12025 FURKAN KOS 12 30 10 27,50 16 2 15,50 21 5 19,75 11 7 9,25 78 24 72,00 356,235 39 130 287 288 939

131 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 30 10 27,50 13 6 11,50 27 4 26,00 8 5 6,75 78 25 71,75 355,380 55 131 289 290 950

132 13053 GÖKALP AYDIN -M 35 5 33,75 17 2 16,50 16 5 14,75 9 8 7,00 77 20 72,00 355,333 24 132 291 292 952

133 13168 SUDE ŞEŞEN -M 34 5 32,75 18 0 18,00 15 4 14,00 8 4 7,00 75 13 71,75 354,708 25 133 295 296 966

134 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 31 9 28,75 16 4 15,00 23 6 21,50 9 11 6,25 79 30 71,50 354,443 26 134 297 298 971

135 13083 ECRİN ÖZTÜRK -MM 31 9 28,75 15 1 14,75 22 3 21,25 8 6 6,50 76 19 71,25 353,698 1 135 301 302 985

136 13137 İSMAİL BULUT -M 32 8 30,00 10 9 7,75 27 11 24,25 11 7 9,25 80 35 71,25 353,645 27 136 303 304 989

137 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 21 5 19,75 9 10 6,50 78 27 71,25 353,535 56 137 305 306 991

138 12223 ESMA NAZ KURT 12A 32 8 30,00 16 3 15,25 17 11 14,25 13 7 11,25 78 29 70,75 352,215 57 138 309 310 1019

139 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 29 11 26,25 17 3 16,25 24 10 21,50 9 10 6,50 79 34 70,50 351,758 40 139 311 312 1030

140 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 7 30,25 17 1 16,75 20 4 19,00 5 2 4,50 74 14 70,50 351,158 41 140 313 314 1042

141 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 33 7 31,25 15 4 14,00 18 6 16,50 10 6 8,50 76 23 70,25 350,433 58 141 315 316 1060

142 12152 MELİH GEZER 12A 35 5 33,75 16 3 15,25 18 6 16,50 7 9 4,75 76 23 70,25 349,958 59 142 317 318 1066

143 16006 SENA DOĞAN -M 32 8 30,00 10 8 8,00 28 3 27,25 6 5 4,75 76 24 70,00 349,690 28 143 319 320 1073

144 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 31 8 29,00 12 4 11,00 22 6 20,50 10 6 8,50 75 24 69,00 346,950 42 144 321 322 1132
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

145 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 37 3 36,25 14 2 13,50 14 7 12,25 9 7 7,25 74 19 69,25 346,713 60 145 323 324 1139

146 12241 NİSANUR AYER 12 29 2 28,50 16 3 15,25 16 3 15,25 11 5 9,75 72 13 68,75 346,310 43 146 325 326 1149

147 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 5 27,75 15 2 14,50 23 2 22,50 5 4 4,00 72 13 68,75 346,178 61 147 327 328 1153

148 49 EMRE ARAS -MA 30 6 28,50 15 1 14,75 24 2 23,50 2 0 2,00 71 9 68,75 346,000 11 148 329 330 1157

149 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 29 8 27,00 18 2 17,50 21 8 19,00 7 11 4,25 75 29 67,75 343,265 62 149 335 336 1195

150 12234 ENES SELEK 12A 29 10 26,50 15 3 14,25 18 3 17,25 11 6 9,50 73 22 67,50 342,785 63 150 339 341 1208

151 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 35 5 33,75 15 5 13,75 13 7 11,25 11 8 9,00 74 25 67,75 342,578 44 151 341 344 1213

152 16008 KADİR BAYKAL 12 23 10 20,50 13 1 12,75 28 4 27,00 8 5 6,75 72 20 67,00 341,945 45 152 343 346 1228

153 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 32 6 30,50 13 3 12,25 21 6 19,50 7 8 5,00 73 23 67,25 341,330 12 153 345 348 1247

154 12144 BEGÜM AKPINAR 12 34 6 32,50 16 3 15,25 17 4 16,00 5 7 3,25 72 20 67,00 340,245 46 154 347 350 1265

155 13031 ARDA TERZİ -M 30 10 27,50 16 4 15,00 20 14 16,50 10 10 7,50 76 38 66,50 339,555 29 155 349 352 1278

156 12087 ADİLE ÇAKIR 12 29 6 27,50 13 6 11,50 23 7 21,25 8 7 6,25 73 26 66,50 339,505 47 156 351 354 1281

157 13046 NADİR TÜRETKEN -MA 27 12 24,00 12 6 10,50 29 3 28,25 5 6 3,50 73 27 66,25 339,095 13 157 353 356 1286

158 12239 ZEYNEP ŞEN 12 28 10 25,50 14 6 12,50 24 10 21,50 9 9 6,75 75 35 66,25 339,030 48 158 355 358 1289

159 12252 NİMET CADIRKAYA 12 36 4 35,00 15 3 14,25 18 11 15,25 4 9 1,75 73 27 66,25 337,595 49 159 361 364 1324

160 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 34 4 33,00 18 1 17,75 10 8 8,00 9 7 7,25 71 20 66,00 337,320 14 160 363 366 1332

161 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 24 3 23,25 19 0 19,00 13 1 12,75 12 6 10,50 68 10 65,50 337,208 50 161 365 368 1337

162 12301 ARDA YILDIRIM 12A 31 7 29,25 16 3 15,25 18 2 17,50 5 5 3,75 70 17 65,75 336,913 64 162 367 370 1342

163 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 11 25,25 15 5 13,75 23 8 21,00 7 10 4,50 73 34 64,50 333,688 51 163 369 372 1422

164 12093 VESİLE DİZMAN 12A 29 10 26,50 14 2 13,50 18 5 16,75 9 5 7,75 70 22 64,50 333,655 65 164 371 374 1424

165 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 31 9 28,75 15 3 14,25 12 9 9,75 13 6 11,50 71 27 64,25 332,758 66 165 375 379 1447

166 0 EMİRHAN YAŞAR 12A 28 11 25,25 15 4 14,00 19 5 17,75 8 5 6,75 70 25 63,75 331,513 67 166 377 381 1478

167 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 28 8 26,00 14 2 13,50 17 1 16,75 8 2 7,50 67 13 63,75 331,445 52 167 379 383 1482

168 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 35 5 33,75 13 6 11,50 13 2 12,50 8 7 6,25 69 20 64,00 331,143 15 168 381 385 1488

169 12295 EMREHAN KORUK 12 25 9 22,75 17 2 16,50 21 8 19,00 7 7 5,25 70 26 63,50 331,023 53 169 383 387 1491

170 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 27 8 25,00 15 4 14,00 21 4 20,00 6 6 4,50 69 22 63,50 330,700 68 170 387 391 1503

171 12257 EREN VAROL 12A 29 9 26,75 14 5 12,75 18 4 17,00 9 8 7,00 70 26 63,50 330,573 69 171 389 393 1511

172 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 28 4 27,00 16 3 15,25 17 4 16,00 7 7 5,25 68 18 63,50 330,470 70 172 391 396 1517

173 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 38 2 37,50 12 8 10,00 13 7 11,25 7 8 5,00 70 25 63,75 329,850 71 173 393 398 1532

174 13016 HALİL EROL -M 24 11 21,25 12 2 11,50 23 4 22,00 9 3 8,25 68 20 63,00 329,828 30 174 395 400 1534

175 13025 ZAFER TAN -M 26 11 23,25 13 5 11,75 22 8 20,00 10 8 8,00 71 32 63,00 329,558 31 175 397 402 1538

176 13090 AHMET SAİT -M 30 9 27,75 17 3 16,25 12 4 11,00 10 8 8,00 69 24 63,00 328,973 32 176 399 404 1552

177 12173 IRMAK KORKMAZ 12 33 4 32,00 11 2 10,50 19 4 18,00 4 5 2,75 67 15 63,25 328,965 54 177 401 406 1554

178 12248 KİTAPÇIOĞLU 12 32 8 30,00 14 6 12,50 15 10 12,50 10 8 8,00 71 32 63,00 328,680 55 178 403 408 1563

179 4 EMRE PEHLİVAN -M 27 10 24,50 16 1 15,75 18 4 17,00 7 6 5,50 68 21 62,75 328,540 33 179 405 410 1569

180 12330 ONUR TUNÇ 12 32 7 30,25 14 5 12,75 18 7 16,25 6 9 3,75 70 28 63,00 328,478 56 180 409 414 1575

181 12199 NİDA ÇINAR 12 30 4 29,00 13 4 12,00 15 7 13,25 10 7 8,25 68 22 62,50 327,310 57 181 413 418 1612

182 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 32 8 30,00 12 5 10,75 22 2 21,50 1 3 0,25 67 18 62,50 326,860 58 182 415 420 1626

183 12272 ARDA DEMİR 12A 33 7 31,25 12 7 10,25 18 4 17,00 6 8 4,00 69 26 62,50 326,848 72 183 417 422 1628

184 12371 BERİL GÖKHAN 12 29 7 27,25 15 2 14,50 17 7 15,25 7 7 5,25 68 23 62,25 326,663 59 184 419 424 1638

185 12081 ARDA ERGİN 12A 34 5 32,75 13 5 11,75 12 4 11,00 8 5 6,75 67 19 62,25 326,008 73 185 421 426 1648

186 12169 SAKİNE CEYLİN URLU 12 27 2 26,50 11 1 10,75 21 1 20,75 5 4 4,00 64 8 62,00 325,955 60 186 423 428 1651

187 13038 GÜLSÜM KESKE -M 27 10 24,50 8 5 6,75 21 4 20,00 12 6 10,50 68 25 61,75 325,720 34 187 425 430 1658

188 13162 MERT ÇOBAN -M 29 11 26,25 18 2 17,50 10 3 9,25 10 5 8,75 67 21 61,75 325,423 35 188 427 432 1670

189 12178 FATMA KARABATAK 12 32 4 31,00 14 0 14,00 15 4 14,00 3 0 3,00 64 8 62,00 325,330 61 189 431 436 1676

190 12332 FERHAT HÜR 12 28 9 25,75 14 3 13,25 23 7 21,25 4 10 1,50 69 29 61,75 325,198 62 190 433 438 1680

191 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 31 8 29,00 8 12 5,00 22 7 20,25 10 10 7,50 71 37 61,75 325,015 74 191 435 440 1688

192 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 32 6 30,50 16 3 15,25 10 7 8,25 10 9 7,75 68 25 61,75 324,830 36 192 437 442 1692
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

193 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12 29 11 26,25 17 3 16,25 20 8 18,00 4 12 1,00 70 34 61,50 324,358 63 193 441 446 1711

194 13009 EMİN PALA -M 29 7 27,25 12 4 11,00 21 5 19,75 6 10 3,50 68 26 61,50 324,328 37 194 443 448 1713

195 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 32 7 30,25 18 1 17,75 13 8 11,00 4 8 2,00 67 24 61,00 322,368 75 195 445 451 1767

196 12046 ORÇUN TOMBAK 12 31 9 28,75 11 3 10,25 21 5 19,75 4 8 2,00 67 25 60,75 321,808 64 196 447 453 1780

197 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 33 7 31,25 17 0 17,00 7 6 5,50 8 4 7,00 65 17 60,75 321,683 16 197 449 456 1785

198 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 10 5 8,75 18 3 17,25 6 7 4,25 66 21 60,75 321,670 65 198 451 458 1788

199 12182 MİRZA EKİM 12 31 6 29,50 10 9 7,75 25 3 24,25 3 15 -0,75 69 33 60,75 321,600 66 199 453 460 1791

200 12368 GÜL SEMA BİREKOL 12 30 8 28,00 11 3 10,25 15 5 13,75 9 3 8,25 65 19 60,25 320,645 67 200 455 462 1816

201 12233 İBRAHIM EDHEM GÖRAL12 31 8 29,00 13 4 12,00 12 4 11,00 9 3 8,25 65 19 60,25 320,515 68 201 457 464 1822

202 16003 NEHİR ZEYREK 12 31 9 28,75 12 3 11,25 16 4 15,00 7 7 5,25 66 23 60,25 320,428 69 202 459 466 1828

203 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12H 35 5 33,75 10 8 8,00 13 6 11,50 8 5 6,75 66 24 60,00 319,083 1 203 461 469 1871

204 13015 SEMIH KURNAZ -M 28 6 26,50 16 4 15,00 12 0 12,00 7 4 6,00 63 14 59,50 318,485 38 204 465 473 1895

205 12177 ESLEM ATAMAN 12 26 10 23,50 13 4 12,00 17 1 16,75 8 5 6,75 64 20 59,00 317,395 70 205 473 481 1933

206 12342 FURKAN METE 12 36 4 35,00 15 4 14,00 4 0 4,00 7 4 6,00 62 12 59,00 315,870 71 206 477 486 1980

207 12313 EMRE YORULMAZ 12 27 13 23,75 15 5 13,75 15 7 13,25 10 10 7,50 67 35 58,25 315,128 72 207 485 494 2008

208 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 33 7 31,25 14 6 12,50 12 6 10,50 5 3 4,25 64 22 58,50 314,778 76 208 489 498 2019

209 13109 SEDEF İLTER -M 29 11 26,25 11 1 10,75 17 8 15,00 8 7 6,25 65 27 58,25 314,753 39 209 491 500 2021

210 12043 SUDE DEMİRHAN 12 28 9 25,75 9 5 7,75 17 6 15,50 10 4 9,00 64 24 58,00 314,173 73 210 493 502 2033

211 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 30 9 27,75 13 5 11,75 16 4 15,00 4 4 3,00 63 22 57,50 312,163 74 211 499 509 2097

212 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 32 5 30,75 15 2 14,50 7 1 6,75 7 6 5,50 61 14 57,50 311,873 75 212 503 513 2112

213 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 25 10 22,50 16 1 15,75 16 8 14,00 7 9 4,75 64 28 57,00 311,405 77 213 505 515 2132

214 12222 MUHAMMET CAN TELEK12A 26 8 24,00 10 5 8,75 22 2 21,50 3 1 2,75 61 16 57,00 311,130 78 214 507 518 2147

215 12229 TALHA GÜRCAN 12 25 10 22,50 17 3 16,25 16 10 13,50 6 6 4,50 64 29 56,75 310,640 76 215 509 520 2161

216 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 22 16 18,00 14 5 12,75 21 4 20,00 8 9 5,75 65 34 56,50 310,520 79 216 511 522 2169

217 12326 BELİNAY BARLIK 12A 29 11 26,25 15 4 14,00 15 6 13,50 6 12 3,00 65 33 56,75 310,093 80 217 513 524 2195

218 12397 FURKAN ÇELİK 12 34 4 33,00 12 5 10,75 7 5 5,75 8 3 7,25 61 17 56,75 309,385 77 218 517 528 2218

219 71968 LARA ÇETİN 12A 31 8 29,00 11 3 10,25 15 2 14,50 4 5 2,75 61 18 56,50 308,970 81 219 519 530 2231

220 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 25 14 21,50 14 4 13,00 16 6 14,50 8 4 7,00 63 28 56,00 308,605 82 220 521 532 2250

221 12230 MERYEM GÜLCAN 12A 30 8 28,00 12 5 10,75 15 4 14,00 5 6 3,50 62 23 56,25 308,375 83 221 523 535 2263

222 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 28 8 26,00 16 1 15,75 10 7 8,25 8 8 6,00 62 24 56,00 307,980 84 222 525 537 2273

223 12008 SAİME ÇAT 12 30 8 28,00 14 3 13,25 12 6 10,50 6 7 4,25 62 24 56,00 307,650 78 223 527 539 2286

224 12196 NİSANUR YÜYEN 12 26 10 23,50 12 1 11,75 18 2 17,50 4 5 2,75 60 18 55,50 306,665 79 224 529 543 2325

225 13040 İREM ŞAKAR -M 30 9 27,75 10 4 9,00 15 6 13,50 7 8 5,00 62 27 55,25 305,448 40 225 533 548 2378

226 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 24 14 20,50 16 3 15,25 21 3 20,25 1 8 -1,00 62 28 55,00 305,395 80 226 535 550 2382

227 13098 AYBERK KAYA -MD 24 9 21,75 13 3 12,25 12 10 9,50 13 7 11,25 62 29 54,75 304,968 1 227 537 552 2400

228 12268 CEREN MALTA 12A 32 7 30,25 15 3 14,25 12 6 10,50 3 12 0,00 62 28 55,00 304,168 85 228 541 556 2439

229 12063 SARP SÜTUNÇ 12 28 8 26,00 14 4 13,00 16 5 14,75 2 4 1,00 60 21 54,75 304,005 81 229 543 558 2449

230 84714 AHMET ARSLAN 12 23 9 20,75 15 1 14,75 18 3 17,25 3 5 1,75 59 18 54,50 303,963 82 230 545 560 2451

231 12409 ARAS YÜCE 12 30 9 27,75 14 6 12,50 11 6 9,50 7 8 5,00 62 29 54,75 303,938 83 231 547 562 2454

232 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 15 2 14,50 11 6 9,50 3 5 1,75 60 21 54,75 303,645 17 232 551 566 2470

233 12147 RAVZANUR AYTUN 12 30 8 28,00 11 4 10,00 15 3 14,25 3 3 2,25 59 18 54,50 303,040 84 233 553 568 2487

234 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 32 4 31,00 12 2 11,50 12 3 11,25 2 5 0,75 58 14 54,50 302,590 85 234 555 570 2506

235 13045 BURCU EREN -M 27 8 25,00 15 0 15,00 8 3 7,25 8 5 6,75 58 16 54,00 302,100 41 235 559 574 2533

236 239 ZÜBEYDE NAZ ACAR 12 32 8 30,00 11 3 10,25 11 3 10,25 6 9 3,75 60 23 54,25 302,085 86 236 561 576 2535

237 101 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 33 7 31,25 12 3 11,25 7 1 6,75 6 5 4,75 58 16 54,00 301,208 42 237 569 584 2567

238 13022 ALİ KAĞAN ÇETİN -MA 24 14 20,50 15 5 13,75 14 10 11,50 9 6 7,50 62 35 53,25 300,450 18 238 573 588 2588

239 13132 METE SEVER -M 31 9 28,75 10 2 9,50 14 1 13,75 2 2 1,50 57 14 53,50 299,893 43 239 575 592 2620

240 13152 EFE UÇAR -M 28 9 25,75 17 1 16,75 10 5 8,75 4 8 2,00 59 23 53,25 299,548 44 240 577 594 2639
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

241 12267 EMENTE DOLGUN 12 33 5 31,75 11 2 10,50 11 7 9,25 3 5 1,75 58 19 53,25 298,758 87 241 579 596 2667

242 16007 BKYN 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 10 6 8,50 1 2 0,50 58 20 53,00 298,343 86 242 583 600 2687

243 13082 ARDA ÜNLÜ -M 19 6 17,50 13 2 12,50 22 3 21,25 3 7 1,25 57 18 52,50 298,325 45 243 585 602 2689

244 12139 ZAFER KARAAĞAÇ 12A 30 10 27,50 15 3 14,25 10 3 9,25 3 6 1,50 58 22 52,50 297,035 87 244 587 604 2745

245 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 30 3 29,25 13 0 13,00 11 5 9,75 1 2 0,50 55 10 52,50 296,768 88 245 589 606 2755

246 13122 DEMİRHAN KAYA -M 26 11 23,25 11 7 9,25 18 11 15,25 6 7 4,25 61 36 52,00 296,188 46 246 593 611 2780

247 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 34 5 32,75 13 5 11,75 6 4 5,00 3 1 2,75 56 15 52,25 295,648 47 247 595 613 2803

248 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 28 11 25,25 16 4 15,00 12 7 10,25 2 3 1,25 58 25 51,75 295,053 89 248 597 615 2832

249 13131 İNANÇ SEMİZ -M 30 7 28,25 11 2 10,50 11 4 10,00 4 4 3,00 56 17 51,75 294,733 48 249 601 619 2859

250 12327 NİMET AKAY 12 25 15 21,25 17 3 16,25 7 8 5,00 10 5 8,75 59 31 51,25 294,363 90 250 603 621 2875

251 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 31 9 28,75 8 6 6,50 15 10 12,50 5 8 3,00 59 33 50,75 291,648 91 251 611 630 2993

252 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 25 15 21,25 13 6 11,50 16 2 15,50 3 4 2,00 57 27 50,25 291,073 2 252 613 632 3024

253 12415 BİLGE TAŞKIN 12 26 14 22,50 12 1 11,75 13 7 11,25 7 9 4,75 58 31 50,25 291,020 92 253 615 634 3027

254 0 ZEYNEPCEREN ÖZKUL 12A 31 6 29,50 14 4 13,00 9 11 6,25 2 2 1,50 56 23 50,25 289,980 88 254 623 642 3066

255 12172 SİMGE KARABULUT 12 32 8 30,00 9 3 8,25 9 8 7,00 6 5 4,75 56 24 50,00 289,290 93 255 629 648 3098

256 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 23 13 19,75 9 9 6,75 22 10 19,50 5 6 3,50 59 38 49,50 289,063 89 256 631 650 3118

257 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12A 34 6 32,50 8 5 6,75 9 6 7,50 5 7 3,25 56 24 50,00 288,905 90 257 635 654 3128

258 12143 SUDE CİRMAN 12 34 6 32,50 9 3 8,25 9 7 7,25 3 4 2,00 55 20 50,00 288,855 94 258 637 656 3131

259 12006 KADİR CAN ÇAM 12 29 6 27,50 16 3 15,25 9 5 7,75 0 4 -1,00 54 18 49,50 287,875 95 259 645 665 3177

260 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 26 9 23,75 9 4 8,00 17 8 15,00 3 2 2,50 55 23 49,25 287,748 96 260 647 667 3179

261 12420 AYTEN UZUN 12 28 6 26,50 14 0 14,00 6 6 4,50 6 7 4,25 54 19 49,25 287,460 97 261 649 669 3189

262 12137 IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 30 5 28,75 21 2 20,50 51 7 49,25 286,998 98 262 651 672 3216

263 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 8 23,00 8 3 7,25 15 9 12,75 7 9 4,75 55 29 47,75 283,405 99 263 663 687 3378

264 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 29 4 28,00 16 0 16,00 5 8 3,00 2 4 1,00 52 16 48,00 283,360 100 264 665 689 3380

265 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 35 5 33,75 6 5 4,75 12 10 9,50 2 7 0,25 55 27 48,25 283,338 101 265 667 691 3384

266 13037 FATMA NUR İÇYER -M 25 7 23,25 12 3 11,25 9 4 8,00 6 5 4,75 52 19 47,25 281,863 49 266 675 700 3447

267 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 21 18 16,50 11 6 9,50 16 5 14,75 8 8 6,00 56 37 46,75 281,280 102 267 679 705 3478

268 12242 FERHAT AŞKIN 12A 29 10 26,50 14 3 13,25 8 4 7,00 3 10 0,50 54 27 47,25 281,270 91 268 681 707 3482

269 12077 MERYEM YENAL 12A 23 16 19,00 9 10 6,50 15 2 14,50 8 6 6,50 55 34 46,50 280,220 92 269 689 717 3529

270 12158 HİLAL ALTAN 12 23 17 18,75 14 0 14,00 11 7 9,25 7 10 4,50 55 34 46,50 280,173 103 270 691 719 3533

271 13150 RABİA TURAN -M 27 13 23,75 9 4 8,00 16 4 15,00 0 1 -0,25 52 22 46,50 279,333 50 271 693 722 3571

272 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 31 4 30,00 18 5 16,75 49 9 46,75 279,285 104 272 695 724 3576

273 12067 HASAN TURSUN 12 28 11 25,25 11 6 9,50 13 8 11,00 2 5 0,75 54 30 46,50 279,178 105 273 697 726 3581

274 12249 MELİSA OLGÜNER 12 26 8 24,00 11 4 10,00 14 3 13,25 0 4 -1,00 51 19 46,25 278,515 106 274 701 730 3603

275 13174 UFUK İHSN KUMRU -M 25 8 23,00 15 3 14,25 8 3 7,25 2 3 1,25 50 17 45,75 277,225 51 275 709 739 3675

276 12288 BETÜL DEMİRCİ 12A 28 8 26,00 7 6 5,50 13 3 12,25 3 4 2,00 51 21 45,75 276,865 93 276 711 741 3694

277 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 25 13 21,75 13 5 11,75 11 6 9,50 5 11 2,25 54 35 45,25 275,918 19 277 717 747 3741

278 13075 SILA ÇAKIR -M 28 9 25,75 12 5 10,75 5 7 3,25 8 11 5,25 53 32 45,00 274,763 52 278 721 752 3802

279 12236 ROJDA ABA 12F 28 10 25,50 13 2 12,50 6 3 5,25 4 9 1,75 51 24 45,00 274,655 1 279 723 754 3805

280 12354 TUNA AKI 12 27 10 24,50 5 4 4,00 13 6 11,50 6 5 4,75 51 25 44,75 274,150 107 280 727 759 3833

281 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12A 30 10 27,50 11 3 10,25 8 4 7,00 49 17 44,75 273,570 94 281 733 765 3863

282 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 31 8 29,00 11 2 10,50 5 2 4,50 1 2 0,50 48 14 44,50 272,640 108 282 737 770 3916

283 13072 ALEYNA AYGÜN -M 30 10 27,50 13 4 12,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 50 25 43,75 270,510 53 283 747 784 4014

284 12403 AYŞE AYDIN 12 21 7 19,25 11 2 10,50 8 2 7,50 7 4 6,00 47 15 43,25 270,353 109 284 749 786 4024

285 12240 BEGÜM SAROHAN 12 24 10 21,50 10 6 8,50 13 7 11,25 4 8 2,00 51 31 43,25 269,900 110 285 755 792 4061

286 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK 12A 21 15 17,25 13 5 11,75 15 9 12,75 4 11 1,25 53 40 43,00 269,668 95 286 757 794 4074

287 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 26 9 23,75 4 3 3,25 16 4 15,00 2 3 1,25 48 19 43,25 269,578 54 287 759 796 4080

288 12051 RÜMEYSA TETİK 12 27 8 25,00 10 4 9,00 7 5 5,75 4 2 3,50 48 19 43,25 269,505 111 288 761 798 4086
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

289 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 23 16 19,00 16 4 15,00 6 5 4,75 5 5 3,75 50 30 42,50 268,030 112 289 763 801 4156

290 12040 METEHAN TAŞKIN 12 27 12 24,00 12 4 11,00 9 6 7,50 2 7 0,25 50 29 42,75 267,995 113 290 765 803 4159

291 0 İREM KIZIL -M 28 12 25,00 12 5 10,75 4 2 3,50 6 10 3,50 50 29 42,75 267,995 55 290 765 803 4159

292 13018 CEREN YÜCEL -M 27 5 25,75 12 2 11,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 46 14 42,50 266,993 56 292 771 809 4202

293 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 9 7 7,25 9 4 8,00 2 4 1,00 48 22 42,50 266,978 114 293 773 811 4206

294 13057 İSMAİL ERGÜL -M 23 9 20,75 10 6 8,50 12 3 11,25 3 5 1,75 48 23 42,25 266,968 57 294 775 813 4209

295 13116 UĞURCAN NAZLI -M 29 10 26,50 11 7 9,25 9 11 6,25 4 14 0,50 53 42 42,50 266,925 58 295 777 815 4212

296 12324 İREM AKAR 12A 24 14 20,50 13 6 11,50 11 6 9,50 3 10 0,50 51 36 42,00 266,195 96 296 783 821 4252

297 0 EZGİ GÜLTEKİN 12A 28 8 26,00 5 4 4,00 11 5 9,75 4 7 2,25 48 24 42,00 265,550 97 297 791 830 4280

298 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 30 10 27,50 11 5 9,75 5 5 3,75 2 4 1,00 48 24 42,00 265,305 115 298 795 835 4293

299 12296 CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 12 27 12 24,00 6 2 5,50 11 0 11,00 2 3 1,25 46 17 41,75 265,015 116 299 799 839 4310

300 12117 EMİNE EKİNCİ 12 32 8 30,00 9 3 8,25 5 5 3,75 1 4 0,00 47 20 42,00 264,940 117 300 801 841 4315

301 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 26 12 23,00 10 3 9,25 7 5 5,75 5 8 3,00 48 28 41,00 262,950 98 301 807 848 4411

302 13125 BUSE YAŞAR -M 25 9 22,75 12 3 11,25 5 4 4,00 5 9 2,75 47 25 40,75 262,218 59 302 811 854 4454

303 12421 ESAT SONGUR 12 30 8 28,00 12 2 11,50 1 3 0,25 1 0 1,00 44 13 40,75 261,465 118 303 815 858 4479

304 12321 UMUT YILMAZ 12 23 13 19,75 14 2 13,50 2 3 1,25 6 3 5,25 45 21 39,75 259,688 119 304 821 865 4555

305 13068 DERİN SABANCIOĞLU -M 26 11 23,25 13 3 12,25 4 6 2,50 3 5 1,75 46 25 39,75 259,093 60 305 823 867 4578

306 12404 GİZEM PALA 12 23 15 19,25 11 4 10,00 12 13 8,75 5 14 1,50 51 46 39,50 258,848 120 306 825 869 4588

307 13151 YUSUF EMRE DOĞRU -M 25 11 22,25 9 1 8,75 9 5 7,75 3 9 0,75 46 26 39,50 258,428 61 307 827 871 4605

308 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 16 5 14,75 2 6 0,50 21 7 19,25 6 6 4,50 45 24 39,00 258,043 121 308 829 873 4619

309 12284 AHMET ÇOBAN 12A 22 11 19,25 15 4 14,00 5 7 3,25 4 6 2,50 46 28 39,00 257,378 99 309 831 875 4640

310 12320 AYBARS KOCAKURT 12A 26 10 23,50 9 1 8,75 7 6 5,50 1 2 0,50 43 19 38,25 254,480 100 310 839 883 4740

311 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 24 10 21,50 13 1 12,75 4 5 2,75 2 5 0,75 43 21 37,75 253,240 122 311 841 886 4783

312 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 20 13 16,75 13 5 11,75 10 7 8,25 1 2 0,50 44 27 37,25 252,338 101 312 845 890 4819

313 12128 DOĞAÇ MAZİ 12A 19 11 16,25 5 1 4,75 15 5 13,75 4 8 2,00 43 25 36,75 250,953 102 313 851 896 4866

314 12335 ESMA BİRGÜL 12B 28 10 25,50 11 1 10,75 1 8 -1,00 4 9 1,75 44 28 37,00 250,495 2 314 855 901 4891

315 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 17 12 14,00 12 7 10,25 11 5 9,75 3 5 1,75 43 29 35,75 248,215 123 315 865 912 4973

316 12228 KAAN SEMİH KURT 12 22 17 17,75 10 8 8,00 10 7 8,25 4 9 1,75 46 41 35,75 247,728 124 316 867 915 5001

317 12129 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 26 14 22,50 11 1 10,75 6 11 3,25 1 7 -0,75 44 33 35,75 247,010 125 317 869 917 5025

318 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 21 7 19,25 14 3 13,25 5 8 3,00 40 18 35,50 246,828 62 318 871 919 5029

319 12377 R OKAY AKCAN 12D 20 16 16,00 11 4 10,00 9 3 8,25 2 5 0,75 42 28 35,00 245,650 2 319 873 921 5065

320 12388 SALİH EFE ALAN 12A 21 15 17,25 12 2 11,50 7 3 6,25 1 5 -0,25 41 25 34,75 244,693 103 320 877 925 5106

321 12328 RABİA SILA AYRI MAZ 12 28 8 26,00 9 8 7,00 1 1 0,75 2 5 0,75 40 22 34,50 242,840 126 321 887 936 5180

322 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 21 11 18,25 9 1 8,75 6 2 5,50 3 6 1,50 39 20 34,00 242,368 63 322 891 940 5198

323 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 21 14 17,50 8 1 7,75 9 1 8,75 1 5 -0,25 39 21 33,75 241,640 64 323 895 944 5225

324 12064 HATİCE OKYAY 12 22 9 19,75 5 5 3,75 8 4 7,00 5 9 2,75 40 27 33,25 239,958 127 324 907 956 5278

325 13172 ALPEREN KUZEY -MA 11 20 6,00 3 0 3,00 18 6 16,50 8 4 7,00 40 30 32,50 239,650 20 325 909 958 5291

326 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 22 18 17,50 5 1 4,75 9 5 7,75 3 3 2,25 39 27 32,25 237,210 128 326 915 965 5387

327 13021 HATİCE ÇALGIN -M 22 11 19,25 9 2 8,50 5 6 3,50 3 9 0,75 39 28 32,00 236,168 65 327 917 967 5416

328 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 23 13 19,75 7 1 6,75 6 3 5,25 1 6 -0,50 37 23 31,25 233,788 129 328 921 971 5487

329 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 20 9 17,75 9 2 8,50 4 5 2,75 2 0 2,00 35 16 31,00 233,393 66 329 923 973 5496

330 17004 BAGER IŞIK -MA 21 13 17,75 11 7 9,25 4 3 3,25 1 2 0,50 37 25 30,75 232,578 21 330 927 977 5519

331 12400 DAMLA CANLI 12 19 13 15,75 9 7 7,25 4 4 3,00 7 10 4,50 39 34 30,50 232,243 130 331 931 981 5530

332 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 22 18 17,50 14 6 12,50 1 2 0,50 4 16 0,00 41 42 30,50 231,835 67 332 933 984 5547

333 13096 AVŞİN ÇAKAN -ME 12 18 7,50 7 3 6,25 15 2 14,50 4 9 1,75 38 32 30,00 231,695 1 333 935 986 5552

334 12119 SUDE DİNÇ 12A 21 13 17,75 9 4 8,00 5 4 4,00 1 2 0,50 36 23 30,25 231,068 104 334 937 988 5566

335 12221 SİNA YILMAZ 12A 25 10 22,50 9 8 7,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 36 24 30,00 229,655 105 335 941 992 5601

336 12389 CEREN YETİM 12 19 9 16,75 6 5 4,75 10 10 7,50 2 7 0,25 37 31 29,25 228,168 131 336 945 996 5643
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)356 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 29,2 8,0 27,20 13,4 3,4 12,51 18,2 4,8 17,02 7,8 5,6 6,41 68,6 21,8 63,14 329,020

KATILIMLAR

337 13058 YUSUF YALÇIN -M 23 13 19,75 9 3 8,25 2 5 0,75 1 2 0,50 35 23 29,25 227,788 68 337 947 998 5653

338 12423 İLAYDA SARI 12G 20 12 17,00 11 5 9,75 0 5 -1,25 4 7 2,25 35 29 27,75 223,685 1 338 955 1007 5750

339 12048 RIFAT YILDIZ 12 15 15 11,25 15 3 14,25 2 1 1,75 32 19 27,25 222,833 132 339 961 1013 5772

340 12297 METEHAN SÖYLER 12A 22 8 20,00 6 3 5,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 32 18 27,50 222,440 106 340 963 1015 5784

341 12149 İBRAHİM DEMİR 12 11 6 9,50 11 8 9,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 31 16 27,00 222,295 133 341 965 1017 5790

342 0 ZEKİ BATIN KAYA 12A 16 12 13,00 9 4 8,00 7 4 6,00 32 20 27,00 221,850 107 342 967 1019 5802

343 13129 TÜRKER BENGİER -M 18 11 15,25 4 5 2,75 4 1 3,75 6 6 4,50 32 23 26,25 219,473 69 343 977 1029 5849

344 13005 HAKAN TAŞDEMİR -M 21 15 17,25 6 7 4,25 5 10 2,50 3 3 2,25 35 35 26,25 219,123 70 344 979 1031 5857

345 12353 ARDA TUNA 12 23 13 19,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 30 21 24,75 214,228 134 345 985 1037 5952

346 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 18 19 13,25 10 1 9,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 32 31 24,25 213,503 71 346 987 1039 5967

347 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 16 9 13,75 10 6 8,50 2 12 -1,00 28 27 21,25 204,348 72 347 997 1049 6117

348 73074 EROL GÜLAL -M 18 16 14,00 6 4 5,00 2 2 1,50 2 6 0,50 28 28 21,00 203,620 73 348 999 1051 6129

349 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 15 11 12,25 7 3 6,25 4 3 3,25 2 13 -1,25 28 30 20,50 202,268 108 349 1003 1055 6157

350 13044 EMRE TOZAN -M 13 18 8,50 3 5 1,75 6 2 5,50 3 10 0,50 25 35 16,25 189,990 74 350 1007 1060 6310

351 12360 HALİL TAŞCI 12 11 20 6,00 3 2 2,50 6 7 4,25 1 2 0,50 21 31 13,25 181,255 135 351 1017 1070 6424

352 13094 HATİCE NAZ GÜNGÖR -MZ 11 21 5,75 9 7 7,25 0 6 -1,50 2 14 -1,50 22 48 10,00 171,393 1 352 1023 1076 6531

353 12068 BARAN ÖZDEMİR 12A 7 8 5,00 5 3 4,25 12 11 9,25 169,285 109 353 1027 1080 6553

354 13170 MELİH SARUHAN -M 12 17 7,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 16 28 9,00 168,163 75 354 1031 1084 6572

355 12175 BERSAN TOPAL 12Y 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 1 355 1037 1091 6751

356 13004 BURAK TAŞDEMİR -M 3 13 -0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 6 23 0,25
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TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

420,930 2,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17013
AHMET KAHRAMANLAR 120 98 17 5 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 61 61 161 % 2,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBD ADBCBEBCCBDaDDECaEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DadAE BdCDEBaCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbDeBCBDACCEDdCCBBDDDBEA BAeCBEeAA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAaACEeEBCEDbBeBcDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,973 22,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13090
AHMET SAİT 120 69 24 27 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 176 399 404 1552 % 22,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBACAABCBDCADBCBcBadeDCDDEdBEBbCCDDDbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEcBECDEBBCDACCCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A  AEDe  cc eCEDCCCBB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DeDcbEDddCEDaB B aBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

270,510 57,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 283 747 784 4014 % 57,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAecABCBDCADBCBEBCCBDCaDEeaaBAbeDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAE   aaEBBbDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AeEAcDd       a  d Ba b BE              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız            c e    ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

356,783 13,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 80 32 8 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 128 283 284 928 % 13,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeAeADCbDB BEdCCdDCaDdCBEabbdBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDCADCde CDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız ebDeBADEACCEcCCCBaDDDB A BACBDED AD D  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEaDAeEbCBdBaDBcedd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

233,393 79,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13163
ARDA ONAT MÜLÜS 120 35 16 69 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 329 923 973 5496 % 79,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız c ebAdAc  D  dEBCCB CDDE BE b  cCBD bDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız   D  Da    DEBeCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız      A    C    aBa b   be   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E        E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

339,555 18,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 76 38 6 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 155 349 352 1278 % 18,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADdAcBbBEBCCBDaDDceBEedCCBCBDebDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDacDbcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 10 2 15,50 % 52

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCBAbEAeCEbeCCBaDbcB Aa AbBeEe   ec aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCEbadecDdBEdCDBAaBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

298,325 38,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 243 585 602 2689 % 38,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDcCA a D  aEBCCBDaDDE eEBbC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız A DC DCde CDEBBC AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCBADE CCEDCCCBdDD B A   bBeE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCEc be b  E a   b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

231,835 79,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13156
BARKIN ERDOĞAN 120 41 42 37 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 332 933 984 5547 % 79,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBcCAbeaBDCeDcCBEBCdcaeaDcCBaeACCabDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaAbEAcECaEBBCDACbCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız Abd                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız beebaEDbaeccadeecbBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

430,285 1,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13120
BATUHAN KESGİN 120 100 13 7 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 49 49 114 % 1,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEBCCBDCaDbCBEBACCBCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCbBEaDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC AbEAbCEDCCCBaDDDB A BACBDED  D DC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDDADEDCBEBCDBAedE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

372,900 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17005
BATURALP AYDENİZ 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 96 213 213 648 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBACAABCBDCADBCB BCCB CaDEdBEebbbDDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCA EcBECacBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDa CBD CCEDCCCB D DB A   d BED b  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D e bE E CEDCBCBEDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

423,790 2,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 98 13 9 94 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 55 55 143 % 2,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBEBCCBDCbDECBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEaCADCdB CDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe AcE  CEDCCCBBDDaBEA BACBDEDA D DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCE  AeEDCBEBCDBACdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

366,123 10,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 80 18 22 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 116 255 255 760 % 10,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCeD ADBCBEBCCBDeaDbCBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE B CbEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A c EDe CeDACCEeCCCBeD D  A     BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dde bEDd aEDCBadEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

383,443 7,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 85 15 20 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 80 177 177 522 % 7,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDA ADC DB BEBCCBDeDDECBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCcDbdB CDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe ADE CCEDCCCBaDDDB A BACBeE        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız A EDDee aCBEdCD ACd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

0,000 97,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13004
BURAK TAŞDEMİR 120 6 23 91 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 356 1039 1093 6811 % 97,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 13 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcaAe cB dc d cb   d    b     d   c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  d  a    D  d    C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız        c      c          b            e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız b      d     B     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

302,100 36,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13045
BURCU EREN 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 235 559 574 2533 % 36,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız A C edAD ADBCaEBbCB dDDE BEBdCCdCBDeADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCA C  ECD BBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEea ADE  C   C B c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cb DDce  CBE CDB   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

262,218 64,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13125
BUSE YAŞAR 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 302 811 854 4454 % 64,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbAeAD  DBe EBC BDabDb BEeAd BCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCA  Ac aDE BCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab d A d  C   C      B        c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dbEccea DaBa d BA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,993 60,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13018
CEREN YÜCEL 120 46 14 60 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 292 771 809 4202 % 60,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAbBCBDCeaBCBEBCCBDeDDECaEB C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCeAE     EBd DACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E      B   CE    ad         C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cb  aE b      e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

371,230 9,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 83 24 13 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 102 227 227 679 % 9,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBACcABCBDCA BCBEBCCdDCaDEdBEabCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DeAAacBE DEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEDe CBedCCbDC CBdDDD  A BAe BE  A dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DeabCEDEdCE CBCBcDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

371,680 9,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 82 19 19 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 100 223 223 670 % 9,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACbD ADBCBEBCeBDebDECBEBACCdCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDed C   CDbB CBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDaBADE CCED C BaD DB AeeACBDE    bDC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bCE DAaEDbBEdCDBAC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

296,188 39,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 61 36 23 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 246 593 611 2780 % 39,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBeeAAcdBDdcDBCBEBCCBDCD   eEedbCDDDADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız addAEc  CDEdBaDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız bbEAbDeeCBecCCb CCCBaDDDB  D     Ea b  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceecCEDEBCbb  e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

259,093 65,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13068
DERİN SABANCIOĞLU 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 305 823 867 4578 % 65,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız dDBAdAABCBDeeeBC EdCCBDCbDE cEe CCDDebDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdA c  aDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEdEaa C b     b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız De  bEe  e D d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

362,073 11,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17006
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 79 20 21 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 122 267 268 829 % 11,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAecABCBDCADBCBaBCeBDeaDECeEeACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCeAb BECDbBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAb eBCBDACCE CCCBaDDDBE    CCBE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAa CEDEBC b BC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

299,548 37,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 240 577 594 2639 % 37,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDB bAeBaBDdADBCBEBCdd CbDEC EeACCDDDeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE B CDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AacAED    e  CaD CeBBD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceeeCEedaCE       e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

324,328 24,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13009
EMİN PALA 120 68 26 26 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 194 443 448 1713 % 24,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDc AD bcBCBEBCdB CbDc BEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEabA C   CDEBaCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC ADEAbCEeCC BBD DB c  ACBDE c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  aE DcDEcbBdB aecd c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

301,208 36,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  101
EMİNE GÖZDE ÇEKİM 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 237 569 584 2567 % 36,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaAeADCADBCBEBCCBDCbDECeEcdCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  dDd bC   CDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD  A E      C B           B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c E bee  CBE  DdA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

398,500 5,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17009
EMİR AKL 120 93 27 0 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 125 125 364 % 5,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAeBCBDeADBCBaBCCBDaDDECBEBdCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCdAEcBECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbDeBCBDcCCEDdCCBBDDDBEADBACCBdDAADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceecbEDEdaEDCBedaDeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

363,848 11,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  17008
EMİR Ö ZTÜRK 120 79 17 24 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 120 263 264 798 % 11,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAbADCADBCBEBC BDCeDddBEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdaC  ECDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe ecEA CED C BB  c  A BACBDE A D   bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  b  Db EDbBb CDBACB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,540 22,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  4
EMRE PEHLİVAN 120 68 21 31 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 179 405 410 1569 % 22,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız   BACceBdcD ADBCBEeCCBDCbDEbaEBACbDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  CdAE B CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAEDC bBD  CEDCCCB D  edA B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız   abC a aCED Bed DB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

189,990 90,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13044
EMRE TOZAN 120 25 35 60 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 350 1007 1060 6310 % 90,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBcbAAceBcdcDcaB dCdcDCDDb cccdC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız eC A   bab     c   B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DEA         C     BdD         b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAe CEeb dce ee   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

386,095 7,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  30331
ENES BATIN GÜLEÇ 120 86 15 19 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 75 167 167 487 % 7,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADdADBCBEBCCBDaDDEbBEBACCBCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCeDC BECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCBADE CCEDCCCBBDDDB A e C DED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c EeD a DbdEBa dACB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

295,648 40,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13081
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 56 15 49 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 247 595 613 2803 % 40,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBcCAAe BDCADBCBEBCCBDaDDECaEBdCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAbE B daEBBbDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbDe   D  C     e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız     Cc E     B      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

203,620 88,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  73074
EROL GÜLAL 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 348 999 1051 6129 % 88,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız ebee cbB BcC bcCcEe bBDCa EdBE bCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aa    BEdD BBaD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  bc  D       C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız abaA cDb         b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

281,863 49,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13037
FATMA NUR İÇYER 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 266 675 700 3447 % 49,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbACAD A BCe eC B abDE BEa  CBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCd     CDEBaCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız baD  AbE  CEDb  B    B     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  b  cbc D BEB D Ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

213,503 85,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13119
FERHAT YÜMLÜ 120 32 31 57 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 346 987 1039 5967 % 85,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAeaCaDCecdCBcBdbdeabeE BEcdC eD ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Dd A  B    BB  ACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dbE bD        a    B   c       b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ee  bEcd            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

355,333 13,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13053
GÖKALP AYDIN 120 77 20 23 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 132 291 292 952 % 13,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBACAABCBDCADBCBEBCCBDCbDcCaEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAdbBECDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAb a CBDACC     Ba D Bd  B a  E A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcecCEec CE bBed DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

246,828 72,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13161
GÜLSEVEN ÇETİN 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 318 871 919 5029 % 72,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız   BAbAABCe  A BC E CCB CbDE  E b CDDDbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaAbE BEdDEBBC A CCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ade aE d b   aeB DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

325,720 23,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 68 25 27 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 187 425 430 1658 % 23,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABaDc ADb DBCBEBCbBDCeDE BEcdbCBCaDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız   bd  e   CDEBaCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC ADEACCbDCCdBBDDDBE      DE c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEaDAaED BEBdcBACe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

242,368 74,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 322 891 940 5198 % 74,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bD AeAbB BDdeaBaBEBC BDaaDEddEB   DD  DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız           EBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAbD  C          B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  be  Ecd     d   DBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

388,688 6,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 87 16 17 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 71 159 159 464 % 6,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBaBCCB aDDECeEBACCDDD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  CA E BECaEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DdAbDeaCBDACCE CCCBBD DBae eAC B   AD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D abaEDEBCEDCBeB D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 1 2 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

219,123 84,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13005
HAKAN TAŞDEMİR 120 35 35 50 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 344 979 1031 5857 % 84,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdbbC cC DB abeCdBeCcDE BEaAbCBbBDDbDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız b aa DC ac  d aCBA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A c  A E C b  d  B  a  e   d   c  b  d e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AdED ee             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

329,828 22,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13016
HALİL EROL 120 68 20 32 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 174 395 400 1534 % 22,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBceAeBCcDC DBCBcBCeBDCaDE  Ec  CDDDbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DC  E   dDEB aDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADdAbDC CBeeCCED CCBBDD   A  AC BE A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ad cCE EBCED B   D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

367,705 10,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 81 20 19 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 114 251 251 740 % 10,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbAbAD ADBCBbBCCBDb DECaEBbCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCAaCbB CDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEaeBADEACCEDCCCBBDDcBEA BACBDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbE Dca  CBdBacdAa  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

236,168 77,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13021
HATİCE ÇALGIN 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 327 917 967 5416 % 77,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC ACAD eDB ecB Cd CeDE BEaedCBbdDD eCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız    ae C    D BBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız baDa dcE  Ca C  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AC  ceb aCdb    ea b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

324,830 24,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 68 25 27 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 192 437 442 1692 % 24,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAAB BDCADcC EBCdBDabDECBEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE aEaDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcE bDa   b  aEc CaB  DDB A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cce CEcEaeEDdBCdEDBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

294,733 41,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 249 601 619 2859 % 41,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACcDeA Ba EBCCBDCbDE BEeACCBCeDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  E eA C   dD BBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   d E CC D C Bd   B   B  BD         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bc     D Bd C B e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

267,995 59,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  0
İREM KIZIL 120 50 29 41 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 290 765 803 4159 % 59,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBdbACADeAcBeeEBCdBbCDDEdBEBbCCBbBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbaADC   dDbBBCBACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A De A d                               B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  b eDceccbBcaCDBdC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

305,448 34,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 225 533 548 2378 % 34,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAdAABCBDdADBCBaBCCBDaeDb BEedCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Ded d a   EBBCDA CCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dDEAbDae BD CCEDCC BaD  B       d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DbedbEDE dEb ee  DB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

353,645 14,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 80 35 5 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 136 303 304 989 % 14,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeAdcDCADBCBEBCdBDeDDECBEBAdCBCeDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEDCdaebe CabBaCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 9 0 18,75 % 63

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBAccACCEDeCCBaDaDBdAaBACBeE AcD DCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dbEDc aEDCBEBCDcAe c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,968 60,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 294 775 813 4209 % 60,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeA AD cc CB e dBDeDDECBEBA  cCaDD eCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız Aa ddDCd   DbBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AcD  dDE   E    B D       A B    cD DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bCc Ddc D        a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

373,030 9,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13033
KAĞAN AKYILMAZ 120 83 21 16 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 94 209 209 642 % 9,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdeACADCbDBCBEBCCBDCDDECaEcACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaADCABECDaBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbaCBccE CCEDCCCBaDa BEA      E        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEcDbeEDaBEddDBACBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

403,973 4,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13173
LEYLA GÜRBOĞA 120 93 20 7 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 107 107 303 % 4,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDbAeBCBEBCaBDCDDE dEBeCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cCAAE eEaDEBBCDACdCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADaAbDe CBeACCEDCCCBBDDDBEA BAC BEDAADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D acCEeE CdDCBCBaDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

168,163 94,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13170
MELİH SARUHAN 120 16 28 76 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 354 1031 1084 6572 % 94,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 17 11 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız abaAeA a BDd DBbdde  Be DDc eE e e D dbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız ba   c EaD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  cc                B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAccdc              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 5 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

325,423 24,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13162
MERT ÇOBAN 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 188 427 432 1670 % 24,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAeBCBDCADeCBEBCCBDaaDcCaEBbCecDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCcAEcBECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE b  B Bb C E    B    B     C      e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DbacCEaE     BCBcDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

204,348 88,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13019
MERVE ÇİFÇİ 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 347 997 1049 6117 % 88,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBceAe  BD   eCBEaCbBDCcDE  E        Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Da cb B CDbBBbcA CCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız bce Cdeb aE ade  ae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

299,893 37,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13132
METE SEVER 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 239 575 592 2620 % 37,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBdDAeADCAcBCBEBCeBDaaDECdEBACCBCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDC        CcACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDC ADE CCED CbB             E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  C        eE   d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

394,213 5,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 87 8 25 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 143 143 413 % 5,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBA AABCBDb DBCBEBCCBDCDDECBEBA CDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BECDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEDCBCBDACCEDCCCBaDDDB Ab Ad BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız c Dc E E a D e     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

279,333 51,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13150
RABİA TURAN 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 271 693 722 3571 % 51,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABeaDCbeBCBcBCdBebaDECBEcACCDDDbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEdebCe B     C B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız bDEAEDCB Beda E  C BB D      A      AD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız                   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

269,578 58,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 287 759 796 4080 % 58,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDbeAc AeBeBEBCCBDCDDECdEcdCCBbBDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız      eb        CBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız cED  ADE CCaD CCBBD    A  dCB d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız    e ea   B      C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

414,275 2,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 96 19 5 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 75 75 207 % 2,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDcACAABCBDCADBCBEBCCBDCDebCaEebCbDDDeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAEcBECbEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEaeBCBeACCEDCCCBBbDDBEA BA  BEDAA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAaACEDEBCEaCBCdEcBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,443 13,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 79 30 11 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 134 297 298 971 % 13,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bDBACAeBecDCADBCBEBCCBDeDDECaEBbCCDDDbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCdeEdBECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DcAEDaBCBDACCEDCCCBaDaeB AD  a BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcecbEcadaEbbBCBEDaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

314,753 29,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13109
SEDEF İLTER 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 209 491 500 2021 % 29,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaAeADeADBCBEadCBDCDDEbBEcbCCcCcDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  E C  C    DEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEaCeADE CCaDCC B e  B  DeACBbd       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ebEDbcD   dE  DdACdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

318,485 27,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13015
SEMIH KURNAZ 120 63 14 43 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 204 465 473 1895 % 27,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADe cB  EBCCBDCeDcCBE   CaCBDDdDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCcBEaDbdBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE     EA CED C B  DD             D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   EDD  caeBEeCD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

349,690 15,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  16006
SENA DOĞAN 120 76 24 20 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 143 319 320 1073 % 15,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBceAABCBDCADaCaEBCbBDaDDbCBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCcbE e eaEBaaDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEae CBDAaCEDCCCBBDDDBEA BA  BE A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  de C eEBCEDbc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

394,663 5,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 92 28 0 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 62 137 137 403 % 5,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaACADdADBCBEBbCBDCDDECeEBbCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDebDCceECDEBeCeACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbaeBAbEACCEDCCCBBDDDBdADBACBDEDAADbDCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ACEDabaEcaedBeDBACdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

274,763 54,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13075
SILA ÇAKIR 120 53 32 35 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 278 721 752 3802 % 54,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeeAeAABe DCAD CBcBCCBDaDDEC EBbdCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Dd AE c CcEBdaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dDE bDa aBe  Ca b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DceebEeb CEDbBadbDBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

372,020 9,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13002
SUDE KAVUT 120 81 14 25 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 99 221 221 663 % 9,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBA AABCBDCADBCBEBCCBDCcDECBEeAdCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaA E   a EBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEA De CBDACCE  C BB  eB A B CeBE AA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D eb  DEdCED BCdcDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,708 13,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 75 13 32 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 133 295 296 966 % 13,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC eCADCADBCBEBCaBDCaDECBEeACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADC BECDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bE eeADE CCED CCBBDDaB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E c eEDCBc  cBAC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

418,705 2,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 98 21 1 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 67 67 176 % 2,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bDBAeAABCBDdADBCBEBCCBDCDDbCaEBbCCDDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BECDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbdAbDeBCBDACCEDCCCBBDDDBEAaBACeBEDAADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DbDcCEDEdCEDCBedEDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

219,473 84,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13129
TÜRKER BENGİER 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 343 977 1029 5849 % 84,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbeAeAAB dDC e CBbBC c Ce b BEBdC DDe   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  a    a da BBaDA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız bD       B   C     B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız c edaE E     BC EaBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

277,225 52,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13174
UFUK İHSN KUMRU 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 275 709 739 3675 % 52,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbcCAD   B  EBCCBD aDbCBEBdda CBDDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCeb  BECDEBaCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab  BAbd  CE  C B D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bE   c     Ba      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,925 60,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 53 42 25 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 295 777 815 4212 % 60,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDec BCBcBCCBDCaDcdBEBcdCDDaeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAed c bDEBdbDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 11 10 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız d dAEbe eBe  CdeC  Be D  EcbB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceacCEcEd caede badA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

418,540 2,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 69 69 180 % 2,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEBCCBDCcDEbBEeACCdCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCADCcddCDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBAbEAeCEDCCCBaDDDBEA BACBDED AD  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCEeDADEDCBEBCDBACB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

241,640 75,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13138
YUSUF ÇALIŞKAN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 323 895 944 5225 % 75,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız ebBACA d dD eeBCa  CCcDCeDEddEebCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCA E   CD     c  CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADdAE    B   C   CCB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cbe  E c           d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

258,428 66,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13151
YUSUF EMRE DOĞRU 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 307 827 871 4605 % 66,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABbDACbDCbDBeBEaCCBDCcDE  cBeCCcCBDDbb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCdD    CDEBB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe ADE  Ca bC BB c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bEccce   cE  ccAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

227,788 81,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13058
YUSUF YALÇIN 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 337 947 998 5653 % 81,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDcCdD  a dBdBCCaDCeDbCaEeeCCaCBDDbD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız    C Da    DaBBCBACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız cba  dD  e                       A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   Ee       b        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

329,558 22,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 71 32 17 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 175 397 402 1538 % 22,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAA  BDb DcCBEBCdBaeaDcdBEeACCDaDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Dd AEcB CDEBBaDAadCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız eDEAaDC CBbACCEDba B DDce    AC BE c DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DbecCE EcCEDaceaE BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

300,450 37,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13022
ALİ KAĞAN ÇETİN 120 62 35 23 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 238 573 588 2588 % 37,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAeeCaDdAcBCBdBC BDCaDb aEebCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEceEbaEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDEbEaCe Be CCEDbb BaDDDBc       d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız b ecbE EBCED B db BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

239,650 76,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13172
ALPEREN KUZEY 120 40 30 50 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 325 909 958 5291 % 76,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız dcdebCAc   c   BC   dbacdBbdeaCcCcbcADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız baDeBADEA CEDeCCBBDDa  c BA B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AdE    EDCe  CDBc a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

373,463 9,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 84 25 11 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 93 207 207 633 % 9,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAeAAB Bb ADaCBEBC BDCDDECaEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAdEe ECDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDEAbDeeCBD CCaDCCdBaDDDBEA BACeBEDAA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAaebEec CdDCB d DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

341,330 17,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13105
AYŞE EGEM BALCI 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 153 345 348 1247 % 17,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız aDBcCAeBCBDCADBCBEBCCBDCaDb BEe CCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdAAEc  CaEBB DACCC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAEDaB BDeCCbDCCCdaDD       b BE AAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D acbEeEdeED da  D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

377,530 8,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13061
AYŞENUR TAŞDEMİR 120 84 19 17 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 85 189 189 590 % 8,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCbDBeBaBCCcDCcDECBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDadDdABECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDaaADE CCEDCCCBaDD   A   CBDE      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbEDDdD DbBEBCDdeCB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,578 79,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 330 927 977 5519 % 79,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AeCDceA      BEeCCBDCceEbdEedCaBCaDDAcCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDaAeab EdbEdBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A    bDE   ae   B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  C  c      d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

346,000 16,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  49
EMRE ARAS 120 71 9 40 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 148 329 330 1157 % 16,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız deBACcABCBDC cBCBEBCCBDCbDECBEB CC  DbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE B   EBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEDe CBD CCEDCCCBaD  BEA BA   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D    E              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

395,680 5,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13035
KADİR BALCI 120 91 23 6 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 61 135 135 399 % 5,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBACAABCaDCADBCBEBCdBDCaDECBEeACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 9 2 16,75 % 56

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız *eaAbDeeCBDbCCEDdCCBBcDDBEA  AC BED  D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAacadeEdCEDCBCeEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 3 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,645 35,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13167
MERT DOĞAN 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 232 551 566 2470 % 35,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeAbADCA BCBEBCCBDeaDEdaEBbCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCADe B aDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBA E  Ca b  BcD cB e     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caceD      E C   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

337,320 19,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 71 20 29 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 160 363 366 1332 % 19,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBD  DBCBEBCCBDaDDECBEBdbCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEb ECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAbDd aBc      C cc   B  D  CbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dc cb bE CEc BdBaDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

339,095 18,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 73 27 20 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 157 353 356 1286 % 18,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAdADaeDBeaEBCbBDbaDEd EBcCCBCBDDbaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCbea B aDaBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBADE CCEDCC BBbDDBEA    BDEDAAD DC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bEeDce  bBE C d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

404,560 4,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 91 11 18 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 103 103 293 % 4,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBcBCCBDCDD C EB CCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCA Ed  bDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAbDC CBDACCEDbCCBaDDDB A BACCBE A   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D DdCEDEdCEDCB BcD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

407,870 3,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 94 19 7 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 45 97 97 268 % 3,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBACAABCBDCADaCBEBCCBDCDDadaEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaAAEbBECDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbdAEDe CBDACCEDCCCBaDDDB A BACbBE cA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAacCEDEBaEDCBCd DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

331,143 21,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13124
RIZA CAN AYDIN 120 69 20 31 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 168 381 385 1488 % 21,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBACAABCBDCADBdBEBCCBDCaDEdBEcACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DddAE eECecBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız   EAEDaBeBD  CE CC B    B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  ce bEcE CED Ba caBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

321,683 25,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13007
SEDAT ARDA KOŞUN 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 197 449 456 1785 % 25,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBACAAaeBDbADBCBEBCCBDCaDECBEBdCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE   CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız eDE bD    ec CE    BecD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dee CE E a DCB    eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

408,920 3,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 94 18 8 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 43 93 93 258 % 3,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeACADCADBCBEBCCBcCaDbdaEabCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADecBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBAeEcCCEDCCCBBDDcBEA aACBDE A D DC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDDAaEDCBE CD ACd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

452,443 0,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 107 12 1 104 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 13 13 28 % 0,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDaaDECBEeAbCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECaEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAEaCBCBDAbCEDCCCBBDDDBEA BACCBEDAADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DADcCEDEBCEDCBCBEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

424,658 1,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 98 13 9 94 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 25 51 51 135 % 1,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABeBDCADBCBEBCCB bDDECaE dCCDDDAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBEdDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEDeBCBDACCED CCBBDDD EA BACCBEDAAD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcacCEDEBC DbBCBEDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

402,795 4,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13052
TURGUT EFE DAĞDELEN 120 93 21 6 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 53 115 115 322 % 4,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDACADCADBCeEBCCBDCDDECBEeACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDadDbcBECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBAbEACCEDCCCBaDDDBdA BACBeEDAADCDC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCE DAacDbBEBC dAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

275,918 53,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 54 35 31 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 277 717 747 3741 % 53,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDaACAABCBDCecdCecBbCB ebDb dEeACCDDDeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DddeEd EaDEBBCDACCC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAb   CBa CCa b  BaDD         B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dbecdced d DbBe  DBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

419,245 2,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MA  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 65 65 170 % 2,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCcDeCBEBCCBDaaDECdEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBEaaEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDC CBDcCCEDCC BBDDcBEA BACCBED  D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAaACEDEBaED BCBEDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

304,968 34,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MD  -  13098
AYBERK KAYA 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 227 537 552 2400 % 34,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACAD cDc BbBC BDa DEadEcd CBCBDD  Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAae    DEaBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDaaAbceC bDCdCB DDc         E   D    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caEDDAaEDCBEdCDBcadE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

291,073 43,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MD  -  13169
GİZEM SUDE ERBİL 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 252 613 632 3024 % 43,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDeceAAaCBDeADBCBEBCCBDaeDEdaEcdCeDDDbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAE eECacdBCDACbCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAED   B   CE   CB  D  d D    BE c   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DdeeaE E            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

231,695 79,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-ME  -  13096
AVŞİN ÇAKAN 120 38 32 50 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 333 935 986 5552 % 79,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBcCAec      BCdEe ddcaeDbb EBdd eDDb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DC bE         DACeCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dDEAEDe  B   CEDCC BB D B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D  c bcEdb  dBe baB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 6 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

353,698 14,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MM  -  13083
ECRİN ÖZTÜRK 120 76 19 25 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 135 301 302 985 % 14,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCBDCADaCBbBCbdDeDDEdaEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCA E   CaEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADdAEDa CBD CCE  CCBaDDDBEA     BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dbac E d   DCBaB DdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

171,393 93,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

-MZ  -  13094
HATİCE NAZ GÜNGÖR 120 22 48 50 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 352 1023 1076 6531 % 93,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABebAedDCbDcad BCaBeCDeaadaeebdca       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  Eed b caE DEBaCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız dba   bb  e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cac bead  aa CcdbdaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

339,505 18,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12087
ADİLE ÇAKIR 120 73 26 21 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 156 351 354 1281 % 18,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC AeADdADBCB BCdB C DE aEBcCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaADbde CDEBBCeACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AaDe AbEeCCEDbCCBaDDDB A B  BDE AA  aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEc eeED Bd CDB edb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,963 35,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 230 545 560 2451 % 35,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCbACcD  DBCBadCC DCDDbdaEe C BCBDD   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADa   CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe dDE CCE  CCBaDDDB A  AC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ca eb e    E CD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,938 35,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12409
ARAS YÜCE 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 231 547 562 2454 % 35,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAcB BDCcDBCBcBCCBDCaDECBEcACCDDDbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAeEcedCDEBaCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız Abb bDaB BedCCE  C B DD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DbcACEcE C cbaC  ad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

295,053 40,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12104
ARDA GÜMÜŞTEKİN 120 58 25 37 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 248 597 615 2832 % 40,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız eeCaACADaADB abBCeBaCDDECBEBbCCBCeDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCeDCdBEaDEBBeBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae   E  CEDbC B  bD     A BeE      b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c  de    E C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

214,228 85,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12353
ARDA TUNA 120 30 21 69 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 345 985 1037 5952 % 85,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbeACbcB aD  DcaBb dCBDabDECBEcAdCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cbAA                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DcAcDe                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız De cbE              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

386,945 6,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 86 15 19 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 73 163 163 480 % 6,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC ACADCADBCBEBCCB a D  BEecCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDCda cB CDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe ADEACCEDCCCBBDDDB A BAC DEDAbDCD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CE D DEDCBcBeDBAe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

375,698 8,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12151
AYBERK ŞAM 120 86 29 5 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 87 195 195 605 % 8,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBbBC BDaDDECdEBcCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDCdDC eEaDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBAbEACCEDCCCBBDDDBEADeAbBDEDAdbeDdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dbE DbcEc BEddcdA ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

449,340 0,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12277
AYBÜKE DERMENCİOĞLU 120 105 8 7 103 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 17 17 39 % 0,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBaBCCBDCaDECBEB CCBCaDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCADC B CDEdBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 0 4 36,00 % 90

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE C ADEACCEDCCCBBDDDBEA BACBDEDAAD DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDDAaEDCBEBCDBACBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

412,350 3,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12216
AYLİN BORA 120 96 21 3 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 79 79 225 % 3,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDeeADCADBCBEBCCBDCDDbdBEeACCBCcDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDCceECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız dbDCBADEACCEDCCCBaDDcBEA BACBDE AbDCDbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCEDcAaEDbBEBCD AeBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

270,353 57,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12403
AYŞE AYDIN 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 284 749 786 4024 % 57,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBA AAc BD  D  B BC B Ccbc BE AC DDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCb E   C EBB D CdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEA     B    ED     Db      A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız    cbEDE   D d eEDB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

283,338 48,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12157
AYŞE ENNUR KARAKOÇ 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 265 667 691 3384 % 48,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdDACADCbDBCBbdCCBDCDDECBEBACCBbBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dbc  aCd       CBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 10 8 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBcbE CCEDbCaBaDbc  b e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbEcDee       aa    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

368,195 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12214
AYŞE İREM BABACAN 120 81 19 20 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 113 249 249 735 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADd DB BEBCCBDCDDECBEecCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEcCADCdBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDdcAbE CCEDaCCBBDD  Ec dACB E A D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c E D eED cb aDdcCB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 2 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

357,833 12,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12202
AYŞE ÖZDEMİR 120 76 13 31 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 126 279 280 902 % 12,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız A CDACAD  DBCBEBCCBDCbDEdBEeACCBCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdaecBECDcBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A  eBADE CCEDCCC   D  EA B C DE        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız b E D a Db EB DBACd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

258,043 66,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12189
AYŞENAZ ÜNVER 120 45 24 51 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 308 829 873 4619 % 66,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCbACADbA BCaEBCCBDCa                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEcdeadA                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe AbEeCCEDC CBaDaeB A  ACBDE  A     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bEaDceED Bd  D  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

281,280 50,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12142
AYŞENUR DOĞRU 120 56 37 27 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 267 679 705 3478 % 50,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbccbAeBaBDbeDBCBEaC aDCbDEdBEebbCDbabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bdAdb e CDEdBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbD BeB   CEDbCCB Db B       B D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAe bEDd CdDbB e DBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

287,460 45,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12420
AYTEN UZUN 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 261 649 669 3189 % 45,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBC ACcD  D  BEBCCBDabDECBEBb CBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCA   B CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   AcE  Ca C   eDa                  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caE De   bdE dDBAd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

370,563 9,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12062
BAŞAK 120 80 12 28 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 104 231 231 692 % 9,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCcAbADdADBCBEBCCBDCDDECBEBbCCaCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDdAD    CDcBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE C A EAbCED CCB  DD  A BACBDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E DAaE aBE CDBA dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

340,245 18,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12144
BEGÜM AKPINAR 120 72 20 28 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 154 347 350 1265 % 18,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAABCBDCeDBCBEBCCBDCDDEdBEBACCDDabcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAbcB CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDe aBDACCaD CCBBD    A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAecbE d  ED ea  D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

283,360 48,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12079
BEGÜM MALKOÇ 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 264 665 689 3380 % 48,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAAcC     BCBEBC BDCeDE BEBbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE   C EBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A a  D  ec   Cde   B D c   e    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D e bE d      d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 3 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

269,900 58,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12240
BEGÜM SAROHAN 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 285 755 792 4061 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız d BA cABa D ADdCaEBCdBDabDE BEBb CDDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bC ba c CeEBaCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EA Da  Bb  CEc CdB De cE  B C  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız b e aEeE ec  B   cBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

326,663 23,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12371
BERİL GÖKHAN 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 184 419 424 1638 % 23,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeA ADeADBCBaBb  DCDDECaEBbCCBC DDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDCADC  ECDEBdCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBbeEeCCED CC BD D   DB b cE A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız A E DAea eBd eDcA  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

365,953 11,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12110
BERKE GÜLSEVEN 120 79 14 27 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 118 259 259 765 % 11,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBceAABCBDCADBCBEaCCBDCDDECBEBbCCDDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DddAE BdCDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEA DC  Be CCEDCC BaD DB A    b E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAe   aE  ED BeB D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

365,328 11,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12098
BEYZA İŞBİLEN 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 119 261 262 774 % 11,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdDACADCADBeBEBCCBDCDDECBEebCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEaCdea B aDEBBCBAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab e AcEACCE CC BB DDeEA   CBDE     DCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bbEcDAaEDCBEBCD AbBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,640 56,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12088
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 48 14 58 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 282 737 770 3916 % 56,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAeAABCBDbbDBCBEdC BDabDECBEBdCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız eCA      DEBBaDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE b b  B   C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ae     E            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

291,020 43,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12415
BİLGE TAŞKIN 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 253 615 634 3027 % 43,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAABCBDbbDBCBEBdCBDacDbddEceCeDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCeAE  ECD     ACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAbDa aBe  Cae C BBD  BEA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceecaE EaCED aaB bB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

228,168 81,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12389
CEREN YETİM 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 336 945 996 5643 % 81,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AB eA   CA caBcBC BDCDecdBEdACCeCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız e Da DCb  C cBa   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bbaa ADE  da  CCB  caB      B E    e  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  aEceb     b  Dd a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 3 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 2 0

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

342,578 17,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12381
CEYLİN GÜRCAN 120 74 25 21 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 151 341 344 1213 % 17,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbACADCADBCBEBCCBDaeDECaEeACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaADbdBcCDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe AbEbCCEDCC  e aDa A     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bdEDDAeEDaBEB DacddE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

432,070 1,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12184
CEYLİN KAHRAMAN 120 101 15 4 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 45 45 106 % 1,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBACAABCBDCADBCBEBCCcDCbDEaBEBACCDDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEdBECabBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 36 0 4 36,00 % 90

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAEDC CBDACCEDCCCBBDDDBEA BACCBED AD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAacCEDEBCdDCBCBdDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,015 62,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12296
CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 299 799 839 4310 % 62,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDacCAABCBDC DdCBEBCeBDbcDEbdEebCdDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız c   E       B  ACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEA D  C     E C   B            E     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  eeb E E            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,243 79,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12400
DAMLA CANLI 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 331 931 981 5530 % 79,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABe eC edAD C bBCd  ba cdBEBACCeeBD dDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEca aCb Ea  BBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  c    DE  d                 B     Dda   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dbEcDe EabdE CDBdaa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

337,208 19,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12300
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 68 10 42 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 161 365 368 1337 % 19,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADbADBCBEBCCBbCaDE BE    B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADC BECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC   E                  ACBDE   D DC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDaAa DCBEdec ACBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 0 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

370,060 10,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12287
ELİF SUDE ÇELİK 120 82 21 17 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 106 235 235 700 % 10,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADdAeBCBEBCCBDeDDddBEeACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAD    CD BaCeACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae cDE  CEDCCCBaDbDBa   ACBDE      CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız eCEDDAeEabBEdCDBAeBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

298,758 38,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12267
EMENTE DOLGUN 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 241 579 596 2667 % 38,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBcCAABCBD ADBCBEBCCBDaDDE aEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Da  E     EBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbE     CB  eCbD C BaDbe  A  d   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ece b  b   D     D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

264,940 62,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12117
EMİNE EKİNCİ 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 300 801 841 4315 % 62,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDACcDCADBCBEBCdBDaDDEdBEBbCCBCdDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız    d Da   aDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bdae ADE        BaD                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız    c       E  ce e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

287,748 45,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12115
EMİNE NUR TÜRK 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 260 647 667 3179 % 45,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAbADCAcBCaEaCdB abD  BE  bCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız   D b C   aDEBaCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbaeBADE CCc  C  aD e  A B C DE c  C CdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CdeD         D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,128 28,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12313
EMRE YORULMAZ 120 67 35 18 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 207 485 494 2008 % 28,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBAeAABeeDebDBCBEBCCBbdDDcdeEBAdCeDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEcBECDEdBaDAaCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cbEAbDe bBD CCbDCC BBD  B A           e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DeedCEDdBaEDbBeBcDae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

331,023 21,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12295
EMREHAN KORUK 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 169 383 387 1491 % 21,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AaCDAec    e aEBCCBDacDc BEBbCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADb BECDEBdCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDaBADEeeCEDCCCB bDe dA B  aDE A D D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ACE  becDaBE e  Ad c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

369,835 10,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12237
ENES ARICI 120 82 22 16 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 107 237 237 704 % 10,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACeDeeDBCBEBCCBDaaDEdBEBbCCcaBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCcBECDEBBCBACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBAcE CCED CCBBDD BdA B CBDc        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c EeDbaED BEdCDBAC c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

373,655 9,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12091
ERAY ÇETİNDERE 120 84 24 12 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 92 205 205 630 % 9,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEBCCBDaaDEdBEBcCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCcBECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEae AbEACCEDCCCdaDDDBEA dACBDc       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c EeDcacDCBE CcBAacE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

331,445 21,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  136
ERDEM EGE ÖZÇELTİK 120 67 13 40 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 167 379 383 1482 % 21,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAdcDdADBCBEBC BDCeDb aEBACCB  DDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADbcBE   B CBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE e ADEACCEDCCCB DDD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCED      BcBCDB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

261,465 64,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12421
ESAT SONGUR 120 44 13 63 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 303 815 858 4479 % 64,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdDAeA d DBdBcBCCBDCeDECBEBACCeCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADa   CDEBB     eD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  da   c   C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

317,395 27,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12177
ESLEM ATAMAN 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 205 473 481 1933 % 27,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDbdcc  D  BcBCeBDCDDbCBEeAdCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEaCeaC B aD BBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AED BADEACCED CCBd   B     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AbEaD   a BE aDB Cd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,305 61,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12396
EYLÜL ŞENTÜRK 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 298 795 835 4293 % 61,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBcCdABCBDCeDBCBEBbbBDaaDbCBEBdCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaddEe    EBBCDACbCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dbEAcDe   b        BB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ee  aE  B        c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

411,640 3,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12367
FATMA IŞIK 120 93 9 18 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 39 83 83 233 % 3,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBD ADBCBEBCCBDabDECBEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEb ECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbaCBCBDACCEDCCCBBDDDBEA BA  BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DA cbED B E  Bad D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

325,330 24,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12178
FATMA KARABATAK 120 64 8 48 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 189 431 436 1676 % 24,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBceAA CBD eDBCBEBCCBD DDE BEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE     EBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEA a  bBe CCE CC BBD    A BA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        E C D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 0 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

325,198 24,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12332
FERHAT HÜR 120 69 29 22 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 190 433 438 1680 % 24,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAbAABeBD  cBCBEBCCBDaaDb dEBACCDDbADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEd ddDEBB DAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbaeBCBDdCCEDCCCBBDaDBEd BA  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız bbc bEaE ec  Be  Ddc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

268,030 59,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12407
FEVZİ ŞENOCAK 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 289 763 801 4156 % 59,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ceCbAbAcecDB BEBCCBbaaDcdBEcdCCBCcDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDddDCceECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A D ed     a       b   A B   e      D  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCE c e  bBdB  B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

309,385 31,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12397
FURKAN ÇELİK 120 61 17 42 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 218 517 528 2218 % 31,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAAeCBDC DBCBEBC BDbaDECBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCde  aEbD BBbDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDb bD   Bc  C     BBc  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dbe  E E CEDbB   D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 3 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

356,235 13,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12025
FURKAN KOS 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 130 287 288 939 % 13,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAABeBDbeeBCBEdCCBbCDDaCBEBcCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BE aEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DEAbDeB BDbCCEDCCCBaDDcB ADB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız bAD bEaE CEbCBaBdcBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,870 28,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12342
FURKAN METE 120 62 12 46 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 206 477 486 1980 % 28,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCaDECaEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DeAeEca CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A    D        E    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dce CEDE   bbB     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

258,848 66,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12404
GİZEM PALA 120 51 46 23 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 306 825 869 4588 % 66,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız ebBAeAcBeee bDBCdEdCCBDCDDE dEBdbCDeDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCbAEABEea     AaCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AccAbDC CBe CadebC Bc aD  eb  Ca E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceecCEeE dEedeacaadA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

320,645 26,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12368
GÜL SEMA BİREKOL 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 200 455 462 1816 % 26,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bDBACcABC DCAeBCBEBCdBDaDDE BEBbdCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bC  E    eEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAbDe CcDACCEDC   a DD        Bc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  A  CE   CED BadcD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

237,210 77,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12076
GÜL SENA SAKÇAK 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 326 915 965 5387 % 77,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABbaeCADbeDBCaEeCdBDabDbCaEcbdCaCaDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  aDC           C AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDa dDE  C D CCBa           b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEe       bd  B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

181,255 92,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12360
HALİL TAŞCI 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 351 1017 1070 6424 % 92,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeeeAD bce caeCaebbbDEbed c aBCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız      aC         BA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  c a dDE  C     Ba  Dd  a   B  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E be              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 7 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

385,538 7,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12090
HAMZA DOĞRU 120 85 12 23 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 76 169 169 492 % 7,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeACAe A BCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAD  BEdDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCBAbE CCEDC CBaDDc  A BACBDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bC  DbeEDbBE CD AeB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

398,503 5,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12047
HASAN KAAN SUZAK 120 91 20 9 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 56 123 123 362 % 5,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCBDCADBCBEBCbBDabDEdaEebCCDaDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdeEdB CDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAE eaCBDACCEDCCCBBDDDBEA  AC BEDA a D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAecCEDc C DCBeBEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

279,178 51,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12067
HASAN TURSUN 120 54 30 36 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 273 697 726 3581 % 51,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCbAeADdAaBCcEBCeBDCcDE BEeACeBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  aDC bC eECaEBBCBAbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  bae ADEdCCb b CBBDD B d    BbE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caEcD     db        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

369,490 10,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12150
HATİCE ATASOY 120 81 19 20 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 108 239 239 709 % 10,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAcBeBD eDBCBEBbCBDC DbdaEBbCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCeAEA ECDEdBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAEae CBeACCEDCCCB   DB   BA  BE     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D ebCEeE CEDCBCB DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

239,958 75,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12064
HATİCE OKYAY 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 324 907 956 5278 % 75,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeAbeADBaaEBCCB CacE BEB CbcCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız baDe De a CDE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD   DE  Cab   B  D B    b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEccee  CBE  ce ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

362,618 11,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12258
HATİCENAZ KONUKSEVEN 120 81 28 11 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 121 265 266 820 % 11,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABbbAeADbADBCBEBCbBDdaDECaEebCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAaCcBECDEBBCBcCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab e cbEACCEDCCdBa DDBEA B  BeE A   Da B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEaDbeEDeBEBCDBACBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

280,173 50,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 55 34 31 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 270 691 719 3533 % 50,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AcCbAdADeADBeeaBbCBDeDDEdadedCbBCBDebDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AED AD    CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae ADdACCEDCC  d           eE e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bc aAeEDaBbdeD dCdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

296,768 39,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12291
HİRANUR AYDEMİR 120 55 10 55 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 245 589 606 2755 % 39,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC A ADCAaBCeEBC BDCDDE BE ACCBCBD b CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDC D    CD BBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDa AbE Cab  C B DD       C D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  b         E a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

445,833 0,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12101
HÜSNİYE KARAGÖZ 120 105 13 2 101 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 19 19 46 % 0,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AcCeACcDCADBCBEBCCBDCeDECaEcACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCeAbEACCEDCCCBBDDDBEA BACBDEDAADCDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ACEDD aEDCBEBCDdACBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

312,163 30,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12197
İ ARDA YILDIRIM 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 211 499 509 2097 % 30,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız daCDACAceADB BEBCCBDCeDbdBEBbbCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEa Aaa BECDEBBCeAaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   AbEAdCEDCC Be DDB A    BD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEeDde D    a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

222,295 83,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12149
İBRAHİM DEMİR 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 341 965 1017 5790 % 83,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAbAb  eddBEBC BD                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEaaADCbeECDEBd     eaB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A D eAD   CED   B D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

320,515 26,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12233
İBRAHIM EDHEM GÖRAL 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 201 457 464 1822 % 26,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAbBCaDbAeBCBcaCCdDCDDECBEBA CDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DadAa  EC EBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAEDC bBD eCaDCC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dec CE E C D BC  c A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

469,975 0,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12163
İDİL ONAT 120 112 8 0 110 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 9 9 11 % 0,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBEBCCBDCaDEdBEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAaCcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCBADEACCEDdCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ACEDDbaEDCBEdCDBACBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

394,308 5,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12263
İDİL SU DEVECİ 120 88 13 19 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 64 141 141 410 % 5,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BceAABCBDdADBCBEBCCBDCaDECBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DadAE  ECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A cAbDC CBD CCEDCC B DDDBdA BA  cE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAe CEDEBCED BeBEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

333,688 20,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12256
İNCİ UÇKUN 120 73 34 13 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 163 369 372 1422 % 20,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCabdADCcbB eEBCCBDeaDbCaEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEbCADCcBdCDEBBCBACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae ADEACaEDbCCBBD DBdA BACBD    D Da d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEcbeaEDbBd eDecC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

384,180 7,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12167
İREM TURAN 120 85 14 21 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 78 173 173 513 % 7,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbecbAABCBDCADBCBEBCCBD DDECBEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cCAAE  ECDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEA DeBCBe CCEDCCCBaDDD E       E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcacCE EBCEDCBCdbD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,965 22,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 67 15 38 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 177 401 406 1554 % 22,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AeCDA ADCADBCBbaCCBDCDDEC EB CCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDd      CDEBaCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A a  AbEACaEDCC BaD D EA B CBDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bd    EDaBd  bB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

286,998 46,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12137
IŞIL TEKGÜNDÜZ 120 51 7 62 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 262 651 672 3216 % 46,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBA AABCBDeADBCBEBCC DCbD  BEBb CDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAb  BCBeACCEDC CB DD B     C BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

302,590 36,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12266
İSMAİL DEMİRTAŞ 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 234 555 570 2506 % 36,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeA  bDB BEBC BDCDDEaBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCbD    aD BBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDa ADE CCED CdB           B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   EDc e    dd b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

247,728 71,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12228
KAAN SEMİH KURT 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 316 867 915 5001 % 71,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaeCADCeDBeBbBCCaDaDebbaEcc dBCdDDecCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eaDCceab E DEaBCdACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD BdDE CCb   CBae    b    c        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEDbdec bcb a B e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

374,010 8,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12174
KAANNKARAKUZU 120 83 20 17 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 91 203 203 625 % 8,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBAdAABCBDCADeCBEBCbBDCaDbbBEeACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaAcEABdCDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDC CBe CCEDdCCBBDDDB A e    ED  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAa bEDEdaED BC cD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

341,945 17,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  16008
KADİR BAYKAL 120 72 20 28 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 152 343 346 1228 % 17,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AadebCAD  DBCBb C B a Dc BEBdCeBCBDDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız A  aA C BEC EBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBAcE CCEDCCCBe DcB A  ACBDE A DCDC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCE e  cDeB  eDBA B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 3 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

287,875 45,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12006
KADİR CAN ÇAM 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 259 645 665 3177 % 45,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeA  bDB BEBC BDC DbaBEBAbCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCce CDbBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abaa ADd  Cc    B        B  B        C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  b  c      d e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

248,215 71,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12208
KADİRATA GÜMÜŞDERE 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 315 865 912 4973 % 71,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbaceAABCBDCbceCeEBaCB bDDE aE b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cCbebABdaDE BCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE bDa  B  dCE   dB DD          E   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız c  bbEec     B    B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

370,603 9,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12164
KERİME KAHRAMAN 120 82 20 18 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 103 229 229 689 % 9,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCaDaCBEcACCDDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DbdAE BEC EBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAbDe CaD  CED C Ba  cBEc BAC BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız bcacbEDEBCEbCdCBEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,680 22,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12248
KİTAPÇIOĞLU 120 71 32 17 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 178 403 408 1563 % 22,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCeEBCCBDeaDcCBEebCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdabceECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe A Ec  E    BaD   EA    BDcccccCcCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cadaD eEDaBEdCDBACc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

253,240 68,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12392
MEHMET ALBAYRAK 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 311 841 886 4783 % 68,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDeecD A c BEdCCBDCDDECeE  C cCdDebDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDdAD   E DEBBCBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  be   cE  C e   B           Bb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bE Dee   ad        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

305,395 34,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12168
MELİH EREN KURŞUN 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 226 535 550 2382 % 34,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaceADC DaaBcBCbeDCDDc BEebCeBdBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEcCdDCe ECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDa ADd CCED CdBBDD BEA B  BD         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bd Dbe  bd  ec     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

278,515 51,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12249
MELİSA OLGÜNER 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 274 701 730 3603 % 51,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AB bAeAD bDBCeEBCCB C DE BEBAdCdbBDDbDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDdbDe e CD BBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A a  ADEACCa   CB  DDBa     B E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız     cb    e      e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

386,833 6,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12179
MERİÇ ATALAY 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 74 165 165 483 % 6,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız caCDAeADCADBCBcBCCBDCDDbCaEBdCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAbadBECDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBAbdACCaDCC  acDDB A BACBDE AAD  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDeAeEDCBEBCDBAadb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

394,530 5,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12383
MERT AKALIN 120 90 21 9 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 63 139 139 406 % 5,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAdAD ADBdBEBbCBDC D dBEBACCBCBDDbbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCd ecBEdDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBA EAbCEeCCbBBDDDBEc BACBDEDAAD DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEe  aEDCBEBdDcACBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

366,448 10,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12282
MERYEM ÇİÇEK 120 81 22 17 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 115 253 253 753 % 10,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBeeAABCBDeADBCBEBCbBDCDDECBEe CCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız beeAEceECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAEDC CBDACCED C BdDDDB A B   dE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAabCE EBeEDaBeBaD c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

434,180 1,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12198
METE ŞEN 120 101 11 8 98 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 37 37 91 % 1,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCaDCADBCBEBCCBDCDDECaEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaAAEdBECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEdEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBA  BEDAA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAaACa EdCc bBC  aBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

267,995 59,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12040
METEHAN TAŞKIN 120 50 29 41 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 290 765 803 4159 % 59,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAbADCADB eEBCCdDabDEdaEcbaCBCBDDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCead   CDEBaCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae Abd  CE CCCB   bB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bE  eec ddb  D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,873 30,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12201
MİHRİBAN ALKAN 120 61 14 45 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 212 503 513 2112 % 30,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız  DBACAABCBD AD CBEBCdBDCDDEdBEBACeDDDbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCe EA EbDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EA D   B   C                b B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  cecbEeE     BCB DBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

321,600 25,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12182
MİRZA EKİM 120 69 33 18 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 199 453 460 1791 % 25,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbbCAD  DBCBEBCCBDbaDE BEBACCBCBDDbbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cbDddDbb caDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE aBADE CCaDCCCBaDDD EA BACBDE  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 15 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbEcbda cbdd aDdcdeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

324,358 24,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12341
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 70 34 16 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 193 441 446 1711 % 24,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AadDACAbdADBbBEBCCBcCDDbCaEBbCCcCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAadcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDaeAbEACaEDCCCBBcDeBEbD   BDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ebEDcca aaBEddad a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,978 60,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12185
NEHİR YÜCE 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 293 773 811 4206 % 60,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız  aBceAA  BD  DBCBEaCCBDCbDECBEBAdCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bbdAE    aEBadDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E b   CeD  aE  C B   cB        E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cbe C Db            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

320,428 26,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  16003
NEHİR ZEYREK 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 202 459 466 1828 % 26,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCeDBCBEBCCBDCaDdddEBcCCcCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEe  D c  CDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD  ADE dCEDCCCBBD c  A    Be          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bbE Dde D BE C a aBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

327,310 23,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12199
NİDA ÇINAR 120 68 22 30 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 181 413 418 1612 % 23,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAdAAB BD   BCBEBCCBDaDDE BEeACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCe EcB b EBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız deE  DeBCBb bCEeCCCB  D   A c C  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D edCEeEBaED BadbD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

294,363 41,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12327
NİMET AKAY 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 250 603 621 2875 % 41,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız eBCDAeAcdAeBCBEdCCcDCbDcdBEebCCBCBDabDCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAbCcBECDEdBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDd A    C D   aaDc       Ceb  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbEeDee DCBE CDB  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

337,595 19,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12252
NİMET CADIRKAYA 120 73 27 20 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 159 361 364 1324 % 19,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADbeDBCBEBCCBDaDDECBEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız A DCdDdcBECDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 10 4 13,50 % 45

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab eaADcbCCbDCCCBabDcB A  ACBbE  A e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dbE  bac bBE aD cd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

321,670 25,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 66 21 33 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 198 451 458 1788 % 25,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeACADCADBCBEBC BDacDb BEaACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDa eCc  CDEd CBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD BADEA CE CCdBdD DB A B C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AC  DdaEc Bd eD ca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

346,310 16,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12241
NİSANUR AYER 120 72 13 35 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 146 325 326 1149 % 16,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADdADBCBEBCCB C DE BEBbC  CBDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCeaC BECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBADEe CED CCBBD  B        E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız eCEcDbaEDCBE CD Ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

306,665 33,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12196
NİSANUR YÜYEN 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 224 529 543 2325 % 33,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBceAABCaD bDBCBE CCBD bDaC EebCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdA E     EBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E bD  CBe  CE C CBB  DB A BA  BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D ec E b a c B   D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

373,003 9,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  16005
NUR SUNKUR 120 83 22 15 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 95 211 211 644 % 9,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAdcAdaB  ADeCBEBCbBDaDDbdBEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCeAE BEe EBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbeC CBDAbCEDCCCB DbDB A eAC cE A D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D abbEDEBC D BCdEDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 1 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

393,628 6,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12116
ONUR AVA 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 67 147 147 420 % 6,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBeBEBdbBDCaDEbBEBACCBCBDDbDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDCdBEaDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab eBADdACCEDCCdBa DDBEA B CBeE AAD D  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ACEDDAaEDCBEcCDdbCdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,478 22,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12330
ONUR TUNÇ 120 70 28 22 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 180 409 414 1575 % 22,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeAeAD ADBCdEaCCBDeDDECBEeACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdaC eaCDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe ADd CCED C BB DDBE  B   cE c  C  ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEeDbeE dBb ebBea  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

321,808 25,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  12046
ORÇUN TOMBAK 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 196 447 453 1780 % 25,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 135 356 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBACAABCcDCAbcCdEBCCcDCDDECBEBeCCDDbbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız D dA e   DEBaCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEbbDeBCBc CCEDCCCBBDDDB A B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dba b DdBa Dbda     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
