
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 63 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,78 8,02 26,77 2,62 1,49 2,25 1,86 1,37 1,52 2,25 2,10 1,73 3,05 0,78 2,85 0,05 0,02 0,04 6,35 2,38 5,75 0,11 0,22 0,06 0,67 1,89 0,19 1,06 0,92 0,83 0,79 0,83 0,59 47,5920,02 42,58 267,200

KATILIMLAR

1 14003 DİLVİN YEĞEN 12 34 6 32,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 22 3 21,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 75 18 70,50 350,885 760

2 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 4 10,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 67 19 62,25 326,180 1005

3 14021 İKRA TURHAN 12 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 65 12 62,00 325,275 1018

4 14001 ATAKAN COŞKUN 12 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 4 16,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 67 23 61,25 323,365 1032

5 0 DAMLA DİRLİKLİ 12A 37 3 36,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 63 14 59,50 317,128 1081

6 14014 PELİN BAYZİT 12 35 5 33,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 2 9,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 60 15 56,25 307,528 1177

7 14006 SÜME  E KIŞLALI 12 36 2 35,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 8 3 7,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 60 15 56,25 307,340 1179

8 14032 HALİL CAN KUTLU 12 32 7 30,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 14 3 13,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 60 18 55,50 305,728 1196

9 14009 DENİZ ŞENKAL 12 32 7 30,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 60 19 55,25 305,053 1203

10 14073 ŞÜHEDA GİREN 12G 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 58 16 54,00 301,370 1232

11 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 29 5 27,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 2 12,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 58 18 53,50 300,083 1244

12 14023 RUMEYSA ÖZKAN 12 31 5 29,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 9 1 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 55 7 53,25 299,068 1258

13 88568 EREN D URUR 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 14 5 12,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 62 35 53,25 299,068 1258

14 14028 MISRA BETAŞ 12 33 5 31,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 10 6 8,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 59 24 53,00 298,033 1267

15 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 34 4 33,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 55 11 52,25 295,615 1286

16 0 FATMANUR KARAÇAY 12 35 2 34,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 54 8 52,00 294,585 1298

17 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 33 6 31,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 3 6,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 57 21 51,75 294,340 1299

18 14048 ALEYNA AYDIN 12 33 4 32,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 8 1 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 54 13 50,75 291,195 1328

19 14018 AYÇANUR KALP 12 30 9 27,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 3 6,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 54 19 49,25 287,308 1358

20 14022 İREM BALIKÇI 12 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 1 2 0,50 1 2 0,50 52 14 48,50 284,708 1379

21 0 RABİA NİSA ÇAKMAK 12A 30 6 28,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 12 1 11,75 0 1 -0,25 51 12 48,00 283,245 1388

22 14005 DOĞA SOYLU 12 29 8 27,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 1 1 0,75 1 1 0,75 52 22 46,50 278,980 1423

23 65920 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 34 4 33,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 50 14 46,50 278,270 1428

24 14019 HİLALNUR OZANİLİ 12 32 6 30,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 0 6,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 50 16 46,00 277,005 1445

25 13067 İREM KOPARAN -M 25 11 22,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 53 31 45,25 275,873 1456

26 84792 YELDA İŞBİLİR 12 31 8 29,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 7 3,25 3 3 2,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 53 30 45,50 275,750 1458

27 65948 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 49 14 45,50 275,730 1459

28 14035 AYSİMA YOLCU 12 34 5 32,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 6 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 51 29 43,75 269,928 1497

29 14074 CEREN ŞEKAR 12 30 9 27,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 7 3 6,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 268,343 1515
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 63 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,78 8,02 26,77 2,62 1,49 2,25 1,86 1,37 1,52 2,25 2,10 1,73 3,05 0,78 2,85 0,05 0,02 0,04 6,35 2,38 5,75 0,11 0,22 0,06 0,67 1,89 0,19 1,06 0,92 0,83 0,79 0,83 0,59 47,5920,02 42,58 267,200

KATILIMLAR

30 14024 AÇELYA IŞILAK 12 32 8 30,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 9 2 8,50 46 12 43,00 267,960 1518

31 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 50 30 42,50 266,610 1528

32 14052 DERİN ŞERMENT 12 27 12 24,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 7 3 6,25 1 1 0,75 47 20 42,00 265,750 1535

33 0 MELEK DEMİRTAŞ 12 31 5 29,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 45 11 42,25 265,728 1536

34 14079 BEGUM ULU 12 27 9 24,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 9 3 8,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 48 24 42,00 265,653 1539

35 0 BURAK YURGA 12 32 6 30,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 47 21 41,75 264,170 1549

36 14017 ALEYNA ERGÜN 12 32 5 30,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 45 13 41,75 264,148 1550

37 0 YAĞIZ BAKİ TANRIKULU12 29 8 27,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 16 41,00 262,290 1568

38 14015 FERZAN YILDIZ 12 27 8 25,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 8 2 7,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 46 21 40,75 261,805 1580

39 14047 SARP HÜSEYİN YETMEZ12 30 7 28,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 19 40,25 259,913 1595

40 13079 İLAYDA ÇINAR -MA 31 4 30,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 8 40,00 258,890 1604

41 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12D 27 11 24,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 4 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 46 26 39,50 258,278 1611

42 0 BERİL GÜVENLİ -M 27 9 24,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 11 2 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 43 16 39,00 256,643 1634

43 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 45 27 38,25 253,713 1656

44 14077 ELİF ARİÇ 12D 33 4 32,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 40 8 38,00 252,600 1669

45 65460 ÖZEN KILIÇ 12 30 8 28,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 41 14 37,50 251,720 1677

46 14030 BERİL BAKIR 12F 28 8 26,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 41 15 37,25 251,155 1683

47 13003 YAREN ERKOL 12 28 12 25,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 9 1 8,75 40 18 35,50 245,960 1713

48 0 SELEN İNCEOĞLU -M 25 13 21,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 44 37 34,75 244,208 1724

49 14040 SUDE KAYA 12 27 10 24,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 7 5 5,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 26 34,50 243,025 1737

50 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 23 10 20,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 22 33,50 240,645 1761

51 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 26 9 23,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 17 32,75 237,838 1781

52 71734 SUDENAZ DİLER 12 27 6 25,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 16 30,00 229,305 1837

53 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12 25 13 21,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 36 28 29,00 226,803 1850

54 14063 SUDE KASER 12D 24 12 21,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 35 25 28,75 226,115 1855

55 81 RUKİYE ASLI PALA 12E 24 13 20,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 37 34 28,50 225,373 1858

56 0 RANA NAZ YILDIRIM 12 24 10 21,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 35 28 28,00 223,825 1867

57 13078 ALEMDAR ERBAY -M 20 12 17,00 3 1 2,75 2 2 1,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 18 26,50 219,790 1893

58 14066 ERDİ BATIN SERT 12A 20 18 15,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 33 35 24,25 213,340 1931

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 63 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,78 8,02 26,77 2,62 1,49 2,25 1,86 1,37 1,52 2,25 2,10 1,73 3,05 0,78 2,85 0,05 0,02 0,04 6,35 2,38 5,75 0,11 0,22 0,06 0,67 1,89 0,19 1,06 0,92 0,83 0,79 0,83 0,59 47,5920,02 42,58 267,200

KATILIMLAR

59 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 22 13 18,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 30 26 23,50 210,503 1943

60 951 MUKADDE SKILINÇ 12İ 15 8 13,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 29 26 22,50 208,450 1946

61 14046 SAMET BAYGIN 12 9 7 7,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 8 3 7,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 19 21,25 205,203 1967

62 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 21 12 18,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 22 21,50 204,580 1973

63 20383 ESMANUR KORKMAZ 12N 18 21 12,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 35 21,25 204,498 1974
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 63 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 28,8 8,0 26,77 9,8 5,8 8,39 6,5 2,6 5,81 2,5 3,6 1,62 47,6 20,0 42,59 267,200

KATILIMLAR

1 14003 DİLVİN YEĞEN 12 34 6 32,50 13 4 12,00 22 4 21,00 6 4 5,00 75 18 70,50 350,885 1 1 117 163 760

2 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 33 6 31,50 15 5 13,75 11 4 10,00 8 4 7,00 67 19 62,25 326,180 2 2 167 265 1005

3 14021 İKRA TURHAN 12 33 6 31,50 17 2 16,50 11 1 10,75 4 3 3,25 65 12 62,00 325,275 3 3 172 271 1018

4 14001 ATAKAN COŞKUN 12 31 8 29,00 13 6 11,50 18 5 16,75 5 4 4,00 67 23 61,25 323,365 4 4 176 278 1032

5 0 DAMLA DİRLİKLİ 12A 37 3 36,25 15 3 14,25 6 3 5,25 5 5 3,75 63 14 59,50 317,128 1 5 190 301 1081

6 14014 PELİN BAYZİT 12 35 5 33,75 13 4 12,00 10 2 9,50 2 4 1,00 60 15 56,25 307,528 5 6 218 341 1177

7 14006 SÜME  E KIŞLALI 12 36 2 35,50 13 6 11,50 8 3 7,25 3 4 2,00 60 15 56,25 307,340 6 7 219 342 1179

8 14032 HALİL CAN KUTLU 12 32 7 30,25 12 5 10,75 14 3 13,25 2 3 1,25 60 18 55,50 305,728 7 8 224 351 1196

9 14009 DENİZ ŞENKAL 12 32 7 30,25 13 6 11,50 11 3 10,25 4 3 3,25 60 19 55,25 305,053 8 9 225 354 1203

10 14073 ŞÜHEDA GİREN 12G 32 8 30,00 14 5 12,75 7 2 6,50 5 1 4,75 58 16 54,00 301,370 1 10 235 366 1232

11 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 29 5 27,75 12 6 10,50 13 3 12,25 4 4 3,00 58 18 53,50 300,083 9 11 236 367 1244

12 14023 RUMEYSA ÖZKAN 12 31 5 29,75 12 1 11,75 9 1 8,75 3 0 3,00 55 7 53,25 299,068 10 12 242 376 1258

13 88568 EREN D URUR 12A 31 9 28,75 13 7 11,25 15 6 13,50 3 13 -0,25 62 35 53,25 299,068 2 12 242 376 1258

14 14028 MISRA BETAŞ 12 33 5 31,75 12 7 10,25 10 6 8,50 4 6 2,50 59 24 53,00 298,033 11 14 246 381 1267

15 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 34 4 33,00 13 5 11,75 5 1 4,75 3 1 2,75 55 11 52,25 295,615 12 15 251 387 1286

16 0 FATMANUR KARAÇAY 12 35 2 34,50 11 4 10,00 7 1 6,75 1 1 0,75 54 8 52,00 294,585 13 16 256 393 1298

17 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 33 6 31,50 12 7 10,25 7 3 6,25 5 5 3,75 57 21 51,75 294,340 3 17 257 394 1299

18 14048 ALEYNA AYDIN 12 33 4 32,00 10 5 8,75 8 1 7,75 3 3 2,25 54 13 50,75 291,195 14 18 267 408 1328

19 14018 AYÇANUR KALP 12 30 9 27,75 12 5 10,75 7 3 6,25 5 2 4,50 54 19 49,25 287,308 15 19 276 422 1358

20 14022 İREM BALIKÇI 12 31 7 29,25 13 3 12,25 6 0 6,00 2 4 1,00 52 14 48,50 284,708 16 20 280 428 1379

21 0 RABİA NİSA ÇAKMAK 12A 30 6 28,50 9 4 8,00 12 1 11,75 0 1 -0,25 51 12 48,00 283,245 4 21 283 433 1388

22 14005 DOĞA SOYLU 12 29 8 27,00 11 9 8,75 10 3 9,25 2 2 1,50 52 22 46,50 278,980 17 22 290 443 1423

23 65920 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 34 4 33,00 9 5 7,75 3 2 2,50 4 3 3,25 50 14 46,50 278,270 18 23 293 447 1428

24 14019 HİLALNUR OZANİLİ 12 32 6 30,50 10 7 8,25 6 0 6,00 2 3 1,25 50 16 46,00 277,005 19 24 295 450 1445

25 13067 İREM KOPARAN -M 25 11 22,25 15 4 14,00 8 7 6,25 5 9 2,75 53 31 45,25 275,873 1 25 301 457 1456

26 84792 YELDA İŞBİLİR 12 31 8 29,00 12 6 10,50 5 7 3,25 5 9 2,75 53 30 45,50 275,750 20 26 302 458 1458

27 65948 CEYLİN ÖZKUYUMCU 12 30 8 28,00 15 2 14,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 49 14 45,50 275,730 21 27 303 459 1459

28 14035 AYSİMA YOLCU 12 34 5 32,75 9 11 6,25 5 7 3,25 3 6 1,50 51 29 43,75 269,928 22 28 322 481 1497

29 14074 CEREN ŞEKAR 12 30 9 27,75 8 5 6,75 7 3 6,25 3 3 2,25 48 20 43,00 268,343 23 29 329 488 1515

30 14024 AÇELYA IŞILAK 12 32 8 30,00 5 2 4,50 9 2 8,50 46 12 43,00 267,960 24 30 330 489 1518

31 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 31 8 29,00 12 8 10,00 4 5 2,75 3 9 0,75 50 30 42,50 266,610 25 31 334 495 1528

32 14052 DERİN ŞERMENT 12 27 12 24,00 12 4 11,00 7 3 6,25 1 1 0,75 47 20 42,00 265,750 26 32 338 500 1535

33 0 MELEK DEMİRTAŞ 12 31 5 29,75 11 6 9,50 3 0 3,00 45 11 42,25 265,728 27 33 339 501 1536

34 14079 BEGUM ULU 12 27 9 24,75 10 7 8,25 9 3 8,25 2 5 0,75 48 24 42,00 265,653 28 34 340 502 1539

35 0 BURAK YURGA 12 32 6 30,50 9 10 6,50 4 2 3,50 2 3 1,25 47 21 41,75 264,170 29 35 345 508 1549

36 14017 ALEYNA ERGÜN 12 32 5 30,75 11 6 9,50 2 2 1,50 45 13 41,75 264,148 30 36 346 509 1550

37 0 YAĞIZ BAKİ TANRIKULU12 29 8 27,00 13 4 12,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 45 16 41,00 262,290 31 37 353 516 1568

38 14015 FERZAN YILDIZ 12 27 8 25,00 10 4 9,00 8 4 7,00 1 5 -0,25 46 21 40,75 261,805 32 38 357 521 1580

39 14047 SARP HÜSEYİN YETMEZ12 30 7 28,25 10 9 7,75 4 2 3,50 1 1 0,75 45 19 40,25 259,913 33 39 366 530 1595

40 13079 İLAYDA ÇINAR -MA 31 4 30,00 9 3 8,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 8 40,00 258,890 1 40 370 535 1604

41 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12D 27 11 24,25 11 5 9,75 3 4 2,00 5 6 3,50 46 26 39,50 258,278 1 41 376 541 1611

42 0 BERİL GÜVENLİ -M 27 9 24,75 3 5 1,75 11 2 10,50 2 0 2,00 43 16 39,00 256,643 2 42 382 550 1634

43 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 31 7 29,25 11 9 8,75 1 3 0,25 2 8 0,00 45 27 38,25 253,713 1 43 388 557 1656

44 14077 ELİF ARİÇ 12D 33 4 32,00 5 4 4,00 2 0 2,00 40 8 38,00 252,600 2 44 395 564 1669

45 65460 ÖZEN KILIÇ 12 30 8 28,00 7 5 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 41 14 37,50 251,720 34 45 397 568 1677

46 14030 BERİL BAKIR 12F 28 8 26,00 5 2 4,50 6 1 5,75 2 4 1,00 41 15 37,25 251,155 1 46 398 570 1683

47 13003 YAREN ERKOL 12 28 12 25,00 3 5 1,75 9 1 8,75 40 18 35,50 245,960 35 47 409 583 1713

48 0 SELEN İNCEOĞLU -M 25 13 21,75 8 12 5,00 7 5 5,75 4 7 2,25 44 37 34,75 244,208 3 48 415 591 1724

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 63 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 28,8 8,0 26,77 9,8 5,8 8,39 6,5 2,6 5,81 2,5 3,6 1,62 47,6 20,0 42,59 267,200

KATILIMLAR

49 14040 SUDE KAYA 12 27 10 24,50 6 9 3,75 7 5 5,75 1 2 0,50 41 26 34,50 243,025 36 49 419 597 1737

50 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 23 10 20,50 10 7 8,25 2 3 1,25 4 2 3,50 39 22 33,50 240,645 4 50 429 609 1761

51 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 26 9 23,75 9 5 7,75 1 1 0,75 1 2 0,50 37 17 32,75 237,838 37 51 436 620 1781

52 71734 SUDENAZ DİLER 12 27 6 25,50 5 6 3,50 1 2 0,50 1 2 0,50 34 16 30,00 229,305 38 52 454 649 1837

53 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12 25 13 21,75 5 10 2,50 4 2 3,50 2 3 1,25 36 28 29,00 226,803 39 53 460 655 1850

54 14063 SUDE KASER 12D 24 12 21,00 7 9 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 35 25 28,75 226,115 3 54 461 656 1855

55 81 RUKİYE ASLI PALA 12E 24 13 20,75 9 10 6,50 2 3 1,25 2 8 0,00 37 34 28,50 225,373 1 55 462 657 1858

56 0 RANA NAZ YILDIRIM 12 24 10 21,50 8 8 6,00 0 4 -1,00 3 6 1,50 35 28 28,00 223,825 40 56 466 661 1867

57 13078 ALEMDAR ERBAY -M 20 12 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 0 3 -0,75 31 18 26,50 219,790 5 57 476 675 1893

58 14066 ERDİ BATIN SERT 12A 20 18 15,50 6 10 3,50 3 3 2,25 4 4 3,00 33 35 24,25 213,340 5 58 487 693 1931

59 14036 MELİKE AKKAŞERLER 12 22 13 18,75 4 3 3,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 30 26 23,50 210,503 41 59 493 700 1943

60 951 MUKADDE SKILINÇ 12İ 15 8 13,00 6 7 4,25 2 6 0,50 6 5 4,75 29 26 22,50 208,450 1 60 495 702 1946

61 14046 SAMET BAYGIN 12 9 7 7,25 9 6 7,50 8 3 7,25 0 3 -0,75 26 19 21,25 205,203 42 61 501 714 1967

62 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 21 12 18,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 27 22 21,50 204,580 43 62 504 717 1973

63 20383 ESMANUR KORKMAZ 12N 18 21 12,75 5 6 3,50 6 2 5,50 1 6 -0,50 30 35 21,25 204,498 1 63 505 718 1974
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

219,790 90,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13078
ALEMDAR ERBAY 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 57 476 675 1893 % 90,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCb  c eceBdcDEBeDBDeAdCaBcB EC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  CBEaeeB E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B  C      EB CA                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   b     c         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

256,643 77,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  0
BERİL GÜVENLİ 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 382 550 1634 % 77,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDCBE D DDBDaeC DEdCDBaeAaCBaCE EAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bd ee  c       A B e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA BDBCC        C  C     ebC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız              E D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

240,645 83,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13113
BERKE GÜMÜŞ 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 50 429 609 1761 % 83,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  eBcDC  BEcb  DBa BeBDEdCD aBACCBaCEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcc e cCAbDdEdACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız a D    B e                             b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DC b   A         A d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,873 69,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13067
İREM KOPARAN 120 53 31 36 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 301 457 1456 % 69,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CdBcDCDbBdED  DBaeeCBDEaCD DBACCa dcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACB ECdDDdEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C b  BDBaC a  b    A a     BdC b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  babCabb B EbE  d bE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

244,208 81,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  0
SELEN İNCEOĞLU 120 44 37 39 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 48 415 591 1724 % 81,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCa cc eEaBCBDccCDBDeAeCBeDBDceEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBdcCbdaEEEbaddAAda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız d BD C DcC      eB          C      be   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   Dde   cd  AbE Da

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,890 76,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-MA  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 42 8 70 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 40 370 535 1604 % 76,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCb  E  E BCBDEBCDBDBACCBBDBDEdEDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız c Bd  A   EE Da AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      C D                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız     b               

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

253,713 78,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-MZ  -  13047
SUDENAZ ÖZTÜRK 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 43 388 557 1656 % 78,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD eEED cDBDbBeBDdBCDBDBACCdBCEDEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCceECAbcdEEACadA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız acD      d                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cecb  Ec a   E    ba

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

267,960 72,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14024
AÇELYA IŞILAK 120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 30 330 489 1518 % 72,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEeCDCBEEbCDDBDDBCBDEdCDBDaAaCBBCEDaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B DA      cDd  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BbB e   C EB    C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

291,195 63,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14048
ALEYNA AYDIN 120 54 13 53 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 18 267 408 1328 % 63,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCb  EC EeBCBDEBCDBDBAeCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEc Aa  aE Dd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCcD                 EC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b    C    Ed    E e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

264,148 73,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14017
ALEYNA ERGÜN 120 45 13 62 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 36 346 509 1550 % 73,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADE CDd E BEbBCBDdBCaBeBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BccCAc EEEbDd AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b         Ed      D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

266,610 72,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14072
ALYA ERTUĞRUL 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 31 334 495 1528 % 72,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEad DBDDBCBDEaCDacBACCBcCEaEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEacCBebCAbbCEdACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C a   c a      E   e         e       CA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cd b a daB  eE D  ba

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

323,365 49,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14001
ATAKAN COŞKUN 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 176 278 1032 % 49,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCDecE edeBCBDEeCDBDBACCBdDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCAB EEEcDdeAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBC DDCC EeAC BaDb   BcCCC   B  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC b Ce   Ec  e E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

287,308 64,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 19 276 422 1358 % 64,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCaEEDe DBcbBCBDdcaDBcBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcA Ba CAeaCEEAbB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDc C D         a      d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D eA   d     E D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

269,928 71,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14035
AYSİMA YOLCU 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 28 322 481 1497 % 71,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDeBEED DDBDeBeBDEBCDBDeACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDeeBdcdAbbedEAeBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   a aa   C aB  e        b    D     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdeAC  d c   E e    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

265,653 73,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14079
BEGUM ULU 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 34 340 502 1539 % 73,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEcC  BEED DbBDeBCdeE CDBcaAeCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDAed ECA addEACB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDc C  d   BA   a     BE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e db   d    eE D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

264,170 73,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
BURAK YURGA 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 35 345 508 1549 % 73,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCa BE DaDDBDDBCBDEBaDdDBACCBBeEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEadeaCdbAbDdEcACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C b   DBaC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız     a        E c  Da

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

268,343 72,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14074
CEREN ŞEKAR 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 29 329 488 1515 % 72,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCae ECBcecCBDEBbDBDeACCBBDBeECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız   BEcC e  EED e AAda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC DDa      e       B  aC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   eCB    A   e    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

226,803 87,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14025
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 53 460 655 1850 % 87,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bABEDCD dEdb aaBebBeBeEBCDBDBACCecdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdcACBddadbDddc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D     aC  a  E                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    A         E e  ad

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,730 69,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  65948
CEYLİN ÖZKUYUMCU 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 27 303 459 1459 % 69,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABE CDCBEED DDBDDeCBeEcCDBaeACCBadEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACB ECADDdE ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  B   C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  a b   d    e       

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

305,053 57,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14009
DENİZ ŞENKAL 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 225 354 1203 % 57,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCdD DCDCDECBdDBeBDEBaDBDeACCaBDBDECEbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AbBE CABdEEbDDdaAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  aBDBCeDa C    C     E  B  CC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   b     EA   bE D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

265,750 72,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14052
DERİN ŞERMENT 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 32 338 500 1535 % 72,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABccCDdBEED aDBDeBaBeEceDBDBACCdaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDAC  EaAbDdd ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBaC     cc C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız        e     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

350,885 36,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 75 18 27 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 117 163 760 % 36,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDdBEEDeDDBDaBCBDEdCDBcBACCBcCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDACcd  ADDeEaACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD CBDBCC DdC cBACABCD Ea BEC    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız ae AC  c    eE D A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

278,980 67,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14005
DOĞA SOYLU 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 22 290 443 1423 % 67,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCa BEbb eDBDeB BDEBCDBcBAbCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız cEceeBdECAbbdEEACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CeD  BDB C  d  Ec C B   E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız        c     E   c E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

278,270 67,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  65920
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 50 14 56 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 23 293 447 1428 % 67,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEcbCaDBD BCBDEBC BDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCc   AbDdE A B A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C     D aC  a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız aCeb         E D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

294,585 61,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
FATMANUR KARAÇAY 120 54 8 58 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 16 256 393 1298 % 61,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCD  E BEDBCBDEdCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEcCA  EE Dcd AAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     BC D     B  A       Ba  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b         E         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,805 75,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 38 357 521 1580 % 75,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAB DCDdeE DeaDBD  CBDbdCDBadACCBBCE EAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE A    CADadE ACaaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD    B e  CC    C    c     C   c  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e  b   c     c b   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

305,728 56,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14032
HALİL CAN KUTLU 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 224 351 1196 % 56,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCbb ECdEDeCBDbddDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcdA  EEEDDe AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız d BDBCDDD C E   b C     eECCC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC  b e    c        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

277,005 68,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14019
HİLALNUR OZANİLİ 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 24 295 450 1445 % 68,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCb  bdBEDBCcDEBCDBDaACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEc Ac  aabDCdAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC           B   E      C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b     c  bEA        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

325,275 48,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14021
İKRA TURHAN 120 65 12 43 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 172 271 1018 % 48,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCDCBEdDC DBDbBeBDbBCDBDBACCBBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaACB ECADDCEdACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA BDB C   CAc  CA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    b   A     E eeA E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

326,180 47,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14007
İLYAS ADIYAMAN 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 167 265 1005 % 47,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCbC ECeEeBCBDEdCDBDeACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEDCAabEEEDDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  dB BCDD aC  B    C  c  BdC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ab E Ce  aEd B  E DC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

284,708 65,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14022
İREM BALIKÇI 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 20 280 428 1379 % 65,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDeDECBEDdCBDEB DdaBAbCB DaDdCEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BEc A bEEEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC  D C          E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  e    eEb        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

265,728 73,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
MELEK DEMİRTAŞ 120 45 11 64 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 33 339 501 1536 % 73,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCb  c  EeBCBDEBCDBDeACCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBccCA ddEEDDddAA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B  C D                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

210,503 92,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14036
MELİKE AKKAŞERLER 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 59 493 700 1943 % 92,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDab d cab DBDDcCBDEcCD DeACCacdEDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız           Dbdd A B A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   Dc e  a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  edb c e     E e   a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

298,033 60,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14028
MISRA BETAŞ 120 59 24 37 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 14 246 381 1267 % 60,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD DbCBcDBCcDEBCDBDaACCBBDBDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcdABCddaDad AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  baDBC DDaC    C    aE   bCaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  cb B   Ed  d EdD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

251,720 79,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  65460
ÖZEN KILIÇ 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 45 397 568 1677 % 79,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAeEDCDeaEC EDBCBDcBCbBDeACCa DBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e  daCAB  E b d AA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   D     E     E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

307,528 55,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14014
PELİN BAYZİT 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 218 341 1177 % 55,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCaCDECBEeBeBDEdCDBDBACCBBDBDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e BEcCA  EEEbDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC DDaC EB  A a       C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  b      Ee  c E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

223,825 88,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 56 466 661 1867 % 88,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdA EbCb  d Bd BCBcEaCDBDeACCaBc DECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız Abc ad Bbcd DeCCAAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız e  b d  a                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  ca     EA  cDa b 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

299,068 59,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14023
RUMEYSA ÖZKAN 120 55 7 58 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 242 376 1258 % 59,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDbB Eb DDBDDeCBDE CDB BACCBBCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız  EcA     ADDCEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDB C    bEB            C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D            E     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

205,203 93,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14046
SAMET BAYGIN 120 26 19 75 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 61 501 714 1967 % 93,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCa cEca  D aDBe                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACB   cDeea ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C cA  DBaC DaC  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e    c  b           

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

259,913 75,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14047
SARP HÜSEYİN YETMEZ 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 39 366 530 1595 % 75,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEeCD Bd D DDeDbeCBDEBCDBDBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACabcdebDdEaACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   D  C  a  c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız              E   c  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

243,025 82,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14040
SUDE KAYA 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 49 419 597 1737 % 82,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaAecDCD D  BdDBCBDEBbDBbcACCBaDBcECEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCc D ba  EEbbb eACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     Ba DDd c e  A      bB  CC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A  d      a         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

229,305 87,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  71734
SUDENAZ DİLER 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 52 454 649 1837 % 87,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABED DCeE D    DDBCBed CDBceACCBBCbDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEa a   dAbDd  A a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız          a            a    B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız c      c     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

295,615 61,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14033
SUDENAZ YILMAZ 120 55 11 54 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 251 387 1286 % 61,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAcEDCb DEC EDBCBDbBCDBDeACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc ABbEEcbDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DaC      E            E  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  E C    E         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

307,340 56,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14006
SÜME  E KIŞLALI 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 219 342 1179 % 56,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDC EED DDBDDBeBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEce BddCADDCEEACaaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CD   BbabC       AC     E    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   eb   A   E E e c  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

300,083 59,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 236 367 1244 % 59,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCa  ECBEbBC DEd  BbBACCB DBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc A CdEEDDdbeACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BeBC D  C b A ABC      ECCC      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC  ee    EA    ad  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

262,290 74,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
YAĞIZ BAKİ TANRIKULU 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 37 353 516 1568 % 74,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCa  E BdcBCBDEdaDdaBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEadA  bEEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    b C b                  C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b          d        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

245,960 81,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  13003
YAREN ERKOL 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 47 409 583 1713 % 81,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dAaEDCadBdEbCDDBcDBCBaEBCDBDeAeCBcCEDEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız  d    d   bDea A   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDB C a    B    C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

237,838 84,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14041
YASEMİN UZUNLAR 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 51 436 620 1781 % 84,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEaCD  cEa  DBDDBCBDEeCDde ACCBcdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B  eCc   AbaCE ACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız   e      C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    b         E    c 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,750 69,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  84792
YELDA İŞBİLİR 120 53 30 37 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 26 302 458 1458 % 69,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD DECeEbcCBDEdaDBeBACCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDdA dEdEbDd AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B BCDD a          ec  ad de           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb bDCB  eEA  ceadb 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

204,580 93,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14016
ZEYNEP BAYSALLAR 120 27 22 71 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 62 504 717 1973 % 93,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaA EDCa Dc edDBC cEcCe DeACC eDBDEaE cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız d         E bDddAA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      a D                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız  b   a   D  be  c   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

317,128 51,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  0
DAMLA DİRLİKLİ 120 63 14 43 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 190 301 1081 % 51,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBcBACaBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız   BEDCABdddEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    caC D dC          E    C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b     e   cd cADEBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

213,340 91,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14066
ERDİ BATIN SERT 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 58 487 693 1931 % 91,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD cdca DeBcedeBDEcCDdDeAeCBaCceEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcea  cd bbd aACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD    d b  a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D Bb  dd    eE D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

299,068 59,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  88568
EREN D URUR 120 62 35 23 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 242 376 1258 % 59,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEaCbbedCBEbBeBbEcCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCdBCEEbbadCeACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  bBDBCDDDaC E  Ce    E  cdCCC  a   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdadcbe EbEd a eacD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

294,340 61,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14013
HÜLYA ELİF LİMANLI 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 257 394 1299 % 61,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDEdBEDB BDbcCDdDeACCBBDBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBEcCABaEEdDDd AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCcDa   c           B   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ba  bCa   Ed B  E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

283,245 66,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  0
RABİA NİSA ÇAKMAK 120 51 12 57 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 283 433 1388 % 66,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCDCBEE   DBcbBCBDEdCDBDaACCBB EDdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE A   c  bDdEE      eAAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA aDB C   C  B CA  D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız              d      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

252,600 79,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12D  -  14077
ELİF ARİÇ 120 40 8 72 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 395 564 1669 % 79,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEDCDdB EDaDDBDDBC DEBCDBDeAeCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE   c    b dE A B e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,278 76,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12D  -  14065
ŞEVVALSUKARAPİR 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 376 541 1611 % 76,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCb ed BEbBCBeEBCDdcBACCdaDBDEdEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcd d  EEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     Bb          e  c    Bd      B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  d Ce EbEA  b E e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

226,115 88,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12D  -  14063
SUDE KASER 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 54 461 656 1855 % 88,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADcDCb  d BbDBCBeEdCeBDeACCBaDBDcCd AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e BdaC d  EdbDddAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      C DDa     b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb         A        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

225,373 88,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12E  -  81
RUKİYE ASLI PALA 120 37 34 49 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 55 462 657 1858 % 88,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAecDCa  E eEDBCBccceDdbeAbCBBDBDECEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaeAcead bcdeAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      C Dce                  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb a be   Eb   eE  a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

251,155 80,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12F  -  14030
BERİL BAKIR 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 46 398 570 1683 % 80,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEDCD BEEb cDBDDeCBDEceDBbBACCBBdED Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız       b CA     ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız    A B B    C    A     a              A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız eaaA   c     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

301,370 58,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12G  -  14073
ŞÜHEDA GİREN 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 235 366 1232 % 58,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABcDCDCeEEaCDDBDaBeBDEdCDBDBACCBBaEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEacCBCECADDddEACB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD     CCca C  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b      A B   E D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

208,450 92,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12İ  -  951
MUKADDE SKILINÇ 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 60 495 702 1946 % 92,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADE  a ccbBEDB   c  D   AeC  c D Cc A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  eB Ddbc  E cDe AA c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız         c  A   e    a   e   C  d  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız    E edbE Ec   Db DC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

204,498 93,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12N  -  20383
ESMANUR KORKMAZ 120 30 35 55 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 63 505 718 1974 % 93,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 63 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dbBbaCeCBdca cDcbDeCBcEBCeBacAbCeddEaEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B ae  d dAbDCEc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA    eC D   E                   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   cb ccc     E     a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C

12

%19,05

1

%1,59

26

%41,27

18

%28,57

3

%4,76

3

%4,76
 

Doğru (%41,27)

Yanlış (%53,97)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Sözcükte Anlam A

59

%93,65

1

%1,59
 

2

%3,17

1

%1,59
  

Doğru (%93,65)

Yanlış (%6,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

1

%1,59

62

%98,41
     

Doğru (%98,41)

Yanlış (%1,59)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

1

%1,59

12

%19,05
 

48

%76,19

2

%3,17
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%20,63)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 İki Cümleyi Birleştirme D

2

%3,17
 

3

%4,76

50

%79,37

5

%7,94

3

%4,76
 

Doğru (%79,37)

Yanlış (%15,87)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%1,59
 

60

%95,24
  

2

%3,17
 

Doğru (%95,24)

Yanlış (%1,59)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

5

%7,94

2

%3,17
 

51

%80,95

1

%1,59

4

%6,35
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%12,70)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma C  

3

%4,76

26

%41,27

7

%11,11

1

%1,59

26

%41,27
 

Doğru (%41,27)

Yanlış (%17,46)

Boş (%41,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

1

%1,59

37

%58,73

2

%3,17

3

%4,76

13

%20,63

7

%11,11
 

Doğru (%58,73)

Yanlış (%30,16)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı E  

1

%1,59

4

%6,35

11

%17,46

44

%69,84

3

%4,76
 

Doğru (%69,84)

Yanlış (%25,40)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Soru İşareti E  

3

%4,76

11

%17,46

6

%9,52

37

%58,73

6

%9,52
 

Doğru (%58,73)

Yanlış (%31,75)

Boş (%9,52)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Noktalama İşaretleri - Karma D

15

%23,81

20

%31,75
 

27

%42,86
 

1

%1,59
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%55,56)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

[1] CÜMLENİN ÖGELERİ [2] Tamlamalar -
Karma C

2

%3,17

3

%4,76

10

%15,87

2

%3,17

7

%11,11

39

%61,90
 

Doğru (%15,87)

Yanlış (%22,22)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 [1] Fiilimsiler - Karma [2] Ek Fiil D

5

%7,94
 

6

%9,52

24

%38,10

3

%4,76

25

%39,68
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%22,22)

Boş (%39,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

1

%1,59

1

%1,59

3

%4,76

56

%88,89

1

%1,59

1

%1,59
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%9,52)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Anlatım Teknikleri B

1

%1,59

56

%88,89

1

%1,59
 

1

%1,59

4

%6,35
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%4,76)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafı İkiye Ayırma D

3

%4,76

1

%1,59

6

%9,52

50

%79,37

2

%3,17

1

%1,59
 

Doğru (%79,37)

Yanlış (%19,05)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

4

%6,35

11

%17,46

1

%1,59

29

%46,03

13

%20,63

5

%7,94
 

Doğru (%46,03)

Yanlış (%46,03)

Boş (%7,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafın Yorumlanması B  

49

%77,78

3

%4,76

2

%3,17

8

%12,70

1

%1,59
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%20,63)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,59
 

46

%73,02

1

%1,59

12

%19,05

3

%4,76
 

Doğru (%73,02)

Yanlış (%22,22)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B  

53

%84,13

3

%4,76

1

%1,59
 

6

%9,52
 

Doğru (%84,13)

Yanlış (%6,35)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

1

%1,59

1

%1,59

4

%6,35

48

%76,19

7

%11,11

2

%3,17
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%20,63)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E  

5

%7,94

4

%6,35

4

%6,35

49

%77,78

1

%1,59
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%20,63)

Boş (%1,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%4,76

27

%42,86

11

%17,46

15

%23,81

2

%3,17

5

%7,94
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%49,21)

Boş (%7,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

5

%7,94

2

%3,17

47

%74,60

1

%1,59

4

%6,35

4

%6,35
 

Doğru (%74,60)

Yanlış (%19,05)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%1,59

1

%1,59
 

55

%87,30

3

%4,76

3

%4,76
 

Doğru (%87,30)

Yanlış (%7,94)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%1,59

48

%76,19
 

8

%12,70
 

6

%9,52
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%14,29)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

7

%11,11

4

%6,35

8

%12,70

38

%60,32

3

%4,76

3

%4,76
 

Doğru (%60,32)

Yanlış (%34,92)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

5

%7,94

31

%49,21

2

%3,17

1

%1,59

21

%33,33

3

%4,76
 

Doğru (%49,21)

Yanlış (%46,03)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

62

%98,41
    

1

%1,59
 

Doğru (%98,41)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%3,17

4

%6,35

48

%76,19

1

%1,59

7

%11,11

1

%1,59
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%22,22)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,59
 

61

%96,83
  

1

%1,59
 

Doğru (%96,83)

Yanlış (%1,59)

Boş (%1,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

6

%9,52

49

%77,78
 

3

%4,76

2

%3,17

3

%4,76
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%17,46)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

9

%14,29

35

%55,56

8

%12,70

2

%3,17

3

%4,76

6

%9,52
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%34,92)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

2

%3,17
 

47

%74,60

10

%15,87

2

%3,17

2

%3,17
 

Doğru (%74,60)

Yanlış (%22,22)

Boş (%3,17)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%1,59

5

%7,94

1

%1,59

54

%85,71

2

%3,17
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%11,11)

Boş (%3,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

3

%4,76

1

%1,59
 

50

%79,37

1

%1,59

8

%12,70
 

Doğru (%79,37)

Yanlış (%7,94)

Boş (%12,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

1

%1,59
 

1

%1,59

2

%3,17

56

%88,89

3

%4,76
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%6,35)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

55

%87,30

2

%3,17

1

%1,59

1

%1,59

1

%1,59

3

%4,76
 

Doğru (%87,30)

Yanlış (%7,94)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

53

%84,13

4

%6,35

1

%1,59

1

%1,59

1

%1,59

3

%4,76
 

Doğru (%84,13)

Yanlış (%11,11)

Boş (%4,76)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete B  

54

%85,71

3

%4,76
  

6

%9,52
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%4,76)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi E   

2

%3,17

8

%12,70

44

%69,84

9

%14,29
 

Doğru (%69,84)

Yanlış (%15,87)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 İslam Dünyası Liderliği D

12

%19,05
 

30

%47,62

10

%15,87
 

11

%17,46
 

Doğru (%15,87)

Yanlış (%66,67)

Boş (%17,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

29

%46,03
 

4

%6,35

6

%9,52

15

%23,81

9

%14,29
 

Doğru (%46,03)

Yanlış (%39,68)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel
Esaslar C

2

%3,17

2

%3,17

28

%44,44
 

10

%15,87

21

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen,
Boylam ve Boylam Etkisi B

5

%7,94

21

%33,33

9

%14,29

4

%6,35

2

%3,17

22

%34,92
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%31,75)

Boş (%34,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Kayaçlar C

3

%4,76

6

%9,52

5

%7,94

11

%17,46

3

%4,76

35

%55,56
 

Doğru (%7,94)

Yanlış (%36,51)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik E

1

%1,59

2

%3,17

7

%11,11

7

%11,11

22

%34,92

24

%38,10
 

Doğru (%34,92)

Yanlış (%26,98)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri C

2

%3,17

1

%1,59

27

%42,86

12

%19,05

2

%3,17

19

%30,16
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%26,98)

Boş (%30,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri A

42

%66,67

3

%4,76

1

%1,59

3

%4,76

2

%3,17

12

%19,05
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%14,29)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D  

29

%46,03

3

%4,76

24

%38,10

1

%1,59

6

%9,52
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%52,38)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D

7

%11,11

6

%9,52

3

%4,76

39

%61,90

2

%3,17

6

%9,52
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%28,57)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Bilim Felsefesi C

1

%1,59

1

%1,59

10

%15,87

41

%65,08

7

%11,11

3

%4,76
 

Doğru (%15,87)

Yanlış (%79,37)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Sanat Felsefesi E

4

%6,35
  

11

%17,46

42

%66,67

6

%9,52
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%23,81)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

5

%7,94

2

%3,17

4

%6,35

5

%7,94

27

%42,86

20

%31,75
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%25,40)

Boş (%31,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Allah İnsan İlişkisi A

59

%93,65
    

4

%6,35
 

Doğru (%93,65)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Din ve İslam C  

1

%1,59

44

%69,84

2

%3,17

1

%1,59

15

%23,81
 

Doğru (%69,84)

Yanlış (%6,35)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Bilgi ve İnanç B

18

%28,57

32

%50,79

2

%3,17

1

%1,59
 

10

%15,87
 

Doğru (%50,79)

Yanlış (%33,33)

Boş (%15,87)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Allah İnsan İlişkisi C

3

%4,76

2

%3,17

7

%11,11

10

%15,87

2

%3,17

39

%61,90
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%26,98)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İslam ve İbadet A

50

%79,37

1

%1,59
 

1

%1,59

5

%7,94

6

%9,52
 

Doğru (%79,37)

Yanlış (%11,11)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E      

63

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Bilgi Felsefesi B     

1

%1,59

62

%98,41
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,59)

Boş (%98,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri A

1

%1,59
    

62

%98,41
 

Doğru (%1,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

1

%1,59
    

62

%98,41
 

Doğru (%1,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Siyaset Felsefesi E     

1

%1,59

62

%98,41
 

Doğru (%1,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,41)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Dört İşlem Yeteneği C

4

%6,45

1

%1,61

52

%83,87

1

%1,61
 

4

%6,45
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%9,68)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D   

3

%4,84

13

%20,97

2

%3,23

44

%70,97
 

Doğru (%20,97)

Yanlış (%8,06)

Boş (%70,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Rutin Olmayan Problemler D

1

%1,61

3

%4,84

1

%1,61

44

%70,97

1

%1,61

12

%19,35
 

Doğru (%70,97)

Yanlış (%9,68)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar A

6

%9,68
  

2

%3,23

1

%1,61

53

%85,48
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%4,84)

Boş (%85,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Faktöriyel Kavramı C

1

%1,61

2

%3,23

1

%1,61

1

%1,61
 

57

%91,94
 

Doğru (%1,61)

Yanlış (%6,45)

Boş (%91,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Rutin Olmayan Problemler B

2

%3,23

26

%41,94
   

34

%54,84
 

Doğru (%41,94)

Yanlış (%3,23)

Boş (%54,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları D

1

%1,61

4

%6,45

2

%3,23

29

%46,77

1

%1,61

25

%40,32
 

Doğru (%46,77)

Yanlış (%12,90)

Boş (%40,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Periyodik Durumlar B

3

%4,84

32

%51,61

3

%4,84

1

%1,61
 

23

%37,10
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%11,29)

Boş (%37,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Rasyonel Sayılarda Sıralama C

10

%16,13

1

%1,61

9

%14,52

1

%1,61

1

%1,61

40

%64,52
 

Doğru (%14,52)

Yanlış (%20,97)

Boş (%64,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

2

%3,23

1

%1,61

39

%62,90

1

%1,61

6

%9,68

13

%20,97
 

Doğru (%62,90)

Yanlış (%16,13)

Boş (%20,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Mutlak Değerli Denklemler E   

1

%1,61
  

61

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

6

%9,68
 

3

%4,84

13

%20,97
 

40

%64,52
 

Doğru (%20,97)

Yanlış (%14,52)

Boş (%64,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Üslü ifadeler C

13

%20,97
 

4

%6,45

5

%8,06

1

%1,61

39

%62,90
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%30,65)

Boş (%62,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Köklü ifadeler C   

18

%29,03
  

44

%70,97
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 EBOB-EKOK A

2

%3,23

2

%3,23

1

%1,61
  

57

%91,94
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%4,84)

Boş (%91,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Oran ve Orantı E

1

%1,61

1

%1,61

5

%8,06
 

12

%19,35

43

%69,35
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%11,29)

Boş (%69,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

13

%20,97

2

%3,23
 

2

%3,23

45

%72,58
 

Doğru (%20,97)

Yanlış (%6,45)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kesir Problemleri A

6

%9,68
    

56

%90,32
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Yaş Problemleri C  

1

%1,61

13

%20,97
 

1

%1,61

47

%75,81
 

Doğru (%20,97)

Yanlış (%3,23)

Boş (%75,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İşçi Problemleri A

9

%14,52

1

%1,61
  

6

%9,68

46

%74,19
 

Doğru (%14,52)

Yanlış (%11,29)

Boş (%74,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Karışım Problemleri B  

6

%9,68
   

56

%90,32
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

5

%8,06
 

7

%11,29
  

50

%80,65
 

Doğru (%11,29)

Yanlış (%8,06)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hareket Problemleri D

1

%1,61
 

1

%1,61

3

%4,84
 

57

%91,94
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%3,23)

Boş (%91,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

3

%4,84

1

%1,61

1

%1,61
 

1

%1,61

56

%90,32
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,68)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E   

2

%3,23
 

9

%14,52

51

%82,26
 

Doğru (%14,52)

Yanlış (%3,23)

Boş (%82,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

1

%1,61
    

61

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E  

1

%1,61
   

61

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Permütasyon B

1

%1,61

12

%19,35

1

%1,61
 

3

%4,84

45

%72,58
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%8,06)

Boş (%72,58)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları E

1

%1,61

3

%4,84

1

%1,61

6

%9,68

6

%9,68

45

%72,58
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%17,74)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi C   

16

%25,81
 

1

%1,61

45

%72,58
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%1,61)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Özel Açılı Üçgenler C      

62

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler D  

1

%1,61
   

61

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açılar C      

62

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Açılar D   

1

%1,61

1

%1,61
 

60

%96,77
 

Doğru (%1,61)

Yanlış (%1,61)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen E

1

%1,61

1

%1,61
 

1

%1,61
 

59

%95,16
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,84)

Boş (%95,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgenlerin Benzerliği B  

2

%3,23
 

1

%1,61
 

59

%95,16
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%1,61)

Boş (%95,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler D   

1

%1,61
  

61

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Eşkenar Dörtgen C  

1

%1,61

1

%1,61
  

60

%96,77
 

Doğru (%1,61)

Yanlış (%1,61)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

3

%4,84

2

%3,23

1

%1,61
  

56

%90,32
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%4,84)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler D  

2

%3,23
  

1

%1,61

59

%95,16
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,84)

Boş (%95,16)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

3

%5,08

8

%13,56

4

%6,78

7

%11,86

7

%11,86

30

%50,85
 

Doğru (%11,86)

Yanlış (%37,29)

Boş (%50,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

3

%5,08

3

%5,08

10

%16,95

3

%5,08

5

%8,47

35

%59,32
 

Doğru (%16,95)

Yanlış (%23,73)

Boş (%59,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Elektrik Devreleri B

3

%5,08

4

%6,78

3

%5,08

3

%5,08

12

%20,34

34

%57,63
 

Doğru (%6,78)

Yanlış (%35,59)

Boş (%57,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

10

%16,95

36

%61,02
   

13

%22,03
 

Doğru (%16,95)

Yanlış (%61,02)

Boş (%22,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket C

2

%3,39

5

%8,47

7

%11,86

1

%1,69
 

44

%74,58
 

Doğru (%11,86)

Yanlış (%13,56)

Boş (%74,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Su Dalgaları D

3

%5,08
 

3

%5,08
  

53

%89,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,17)

Boş (%89,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Küresel Aynalar E

1

%1,69

4

%6,78

3

%5,08

4

%6,78

4

%6,78

43

%72,88
 

Doğru (%6,78)

Yanlış (%20,34)

Boş (%72,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği A

12

%20,34

3

%5,08

10

%16,95

15

%25,42

3

%5,08

16

%27,12
 

Doğru (%20,34)

Yanlış (%52,54)

Boş (%27,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Atomun Yapısı [2] Katman Elektron
Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma C

1

%1,69

2

%3,39
   

56

%94,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,08)

Boş (%94,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Katılar B

2

%3,39

5

%8,47

2

%3,39
 

1

%1,69

49

%83,05
 

Doğru (%8,47)

Yanlış (%8,47)

Boş (%83,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D  

1

%1,69
   

58

%98,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,69)

Boş (%98,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E     

5

%8,47

54

%91,53
 

Doğru (%8,47)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,53)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

63 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri D

1

%1,69

4

%6,78
 

1

%1,69

7

%11,86

46

%77,97
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%20,34)

Boş (%77,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

1

%1,69
 

4

%6,78

1

%1,69

44

%74,58

9

%15,25
 

Doğru (%74,58)

Yanlış (%10,17)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B  

1

%1,69

1

%1,69

3

%5,08
 

54

%91,53
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%6,78)

Boş (%91,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma D  

3

%5,08

1

%1,69

17

%28,81

7

%11,86

31

%52,54
 

Doğru (%28,81)

Yanlış (%18,64)

Boş (%52,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Mitokondri C

2

%3,39
 

2

%3,39

1

%1,69

1

%1,69

53

%89,83
 

Doğru (%3,39)

Yanlış (%6,78)

Boş (%89,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Vitaminler ve Hormonlar A

5

%8,47

1

%1,69

6

%10,17

1

%1,69

1

%1,69

45

%76,27
 

Doğru (%8,47)

Yanlış (%15,25)

Boş (%76,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Hayvanlar D

1

%1,69

5

%8,47

1

%1,69

4

%6,78

4

%6,78

44

%74,58
 

Doğru (%6,78)

Yanlış (%18,64)

Boş (%74,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

9

%15,25

1

%1,69

1

%1,69

2

%3,39

21

%35,59

25

%42,37
 

Doğru (%35,59)

Yanlış (%22,03)

Boş (%42,37)
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