
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 49 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 25,33 9,98 22,83 2,65 1,49 2,28 1,76 1,80 1,31 1,49 1,80 1,04 2,92 0,65 2,76 0,04 0,06 0,03 6,45 3,29 5,63 0,71 0,51 0,59 0,55 1,73 0,12 0,86 0,90 0,63 0,57 0,65 0,41 43,3322,86 37,63 252,670

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 7 2 6,50 4 2 3,50 4 1 3,75 5 1 4,75 96 18 91,50 414,423 146

2 99942 GÖKSU CEYLAN -M 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 26 3 25,25 6 2 5,50 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 89 28 82,00 385,340 391

3 13093 KEMAL FINDIK -M 32 5 30,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 4 1 3,75 2 2 1,50 76 13 72,75 357,768 690

4 0 YAĞMUR KALAN -M 35 3 34,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 4 1 3,75 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 77 18 72,50 356,808 703

5 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 19 5 17,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 76 22 70,50 350,853 762

6 13026 EFE GÜNAY -M 37 3 36,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 68 23 62,25 325,453 1016

7 13048 NESİBE UÇAR -M 34 6 32,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 56 16 52,00 294,805 1296

8 91892 NAZ PAZAR -M 31 6 29,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 4 10,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 56 18 51,50 293,735 1307

9 84180 SENA KIŞLALI -M 30 3 29,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 13 1 12,75 0 1 -0,25 51 6 49,50 287,678 1357

10 0 İREM EYİ -M 35 5 33,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 53 20 48,00 282,543 1396

11 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 25 13 21,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 18 6 16,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 54 36 45,00 275,013 1465

12 3044 NİL TURBİL -MA 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 14 3 13,25 49 18 44,50 273,368 1477

13 79284 ECRİN ÜSTÜN -M 28 7 26,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 3 6,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 49 18 44,50 272,928 1481

14 98420 YASEMİN TUTAL -M 30 8 28,00 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 5 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 49 20 44,00 271,420 1488

15 0 EYLÜL KALENDER   32 8 30,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 50 26 43,50 269,550 1500

16 13060 ONUR YILMAZ -M 25 10 22,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 9 6 7,50 2 1 1,75 47 22 41,50 264,475 1547

17 0 ALİME DÜZGÜN -M 32 4 31,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 15 41,25 262,565 1566

18 13030 HANİFE SERTKAYA -M 30 8 28,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 1 0,75 45 19 40,25 259,945 1594

19 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 34 5 32,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 45 20 40,00 258,543 1608

20 13106 ELİF SILA İRDİN -M 29 6 27,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 3 4,25 1 1 0,75 43 13 39,75 258,500 1609

21 13107 EFE BARBUNYA -M 26 6 24,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 7 3 6,25 2 0 2,00 2 0 2,00 43 15 39,25 257,510 1617

22 0 TOLGA KAPLAN -M 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 6 2,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 47 36 38,00 253,403 1664

23 10063 CEM SÖZEN -M 32 6 30,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 41 16 37,00 249,775 1693

24 0 AZRA AKIN -M 25 11 22,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 11 2,25 1 3 0,25 1 0 1,00 42 31 34,25 242,593 1745

25 93662 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 26 12 23,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,435 1746

26 13039 BERK KARA -M 32 6 30,50 4 0 4,00 36 6 34,50 242,225 1749

27 0 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 27 10 24,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 39 24 33,00 238,425 1776

28 13070 ZEYNEP ÖZBAY -M 25 11 22,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 38 21 32,75 238,053 1777

29 81288 ZEHRANUR BOZKURT -M 22 14 18,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 1 4,75 37 18 32,50 237,745 1782

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 49 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 25,33 9,98 22,83 2,65 1,49 2,28 1,76 1,80 1,31 1,49 1,80 1,04 2,92 0,65 2,76 0,04 0,06 0,03 6,45 3,29 5,63 0,71 0,51 0,59 0,55 1,73 0,12 0,86 0,90 0,63 0,57 0,65 0,41 43,3322,86 37,63 252,670

KATILIMLAR

30 13020 BERKAY KORKMAZ -M 20 15 16,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 36 19 31,25 234,373 1807

31 0 EMRULLAH BİLGİÇ -M 26 9 23,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 18 31,50 234,053 1808

32 5284 SEVİLAY ATIŞ -M 21 18 16,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 41 45 29,75 229,720 1835

33 96812 SILA GEZEK -M 23 14 19,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 5 7 3,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 37 37 27,75 223,260 1870

34 13023 EMİNE COŞKUN -M 20 13 16,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,783 1907

35 87002 BEYZA YILDIRIM -M 18 14 14,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 30 23 24,25 213,400 1930

36 0 DAMLA KARADENİZ -M 22 12 19,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 1 1 0,75 30 23 24,25 212,765 1933

37 64134 TUANA ÇELİK -M 20 12 17,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 29 22 23,50 210,820 1942

38 13036 ANDAN YILMAZ -M 17 21 11,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 33 21,75 206,188 1963

39 87204 SUDENAZ BAYKAL -M 21 16 17,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 28 26 21,50 204,720 1972

40 0 DENİZ KARATAŞ -M 19 14 15,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 20 21,00 203,405 1977

41 0 FURKAN ERCİ -M 16 11 13,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 25 17 20,75 202,943 1981

42 13064 RECEP ŞEN -M 19 10 16,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 200,980 1990

43 13147 FATMA KAHRAMAN -M 16 16 12,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 24 20,00 200,870 1991

44 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 18 18 13,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 4 1,00 28 33 19,75 199,890 1996

45 0 EREN BATU ÇAKIR ** 15 11 12,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 7 8 5,00 1 4 0,00 28 35 19,25 198,543 1999

46 76674 NAZ ÖZTUNCTEMUR -M 16 14 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 25 25 18,75 197,060 2003

47 94 SILA YÜKSEL -M 15 10 12,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 22 16 18,00 194,735 2012

48 88448 İBRAHİM  KAN -MA 15 21 9,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 12 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 30 53 16,75 191,368 2030

49 0 SAİME GÖVŞEN -M 11 10 8,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 19 15 15,25 186,950 2039
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 49 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 25,33 9,98 22,83 2,65 1,49 2,28 1,76 1,80 1,31 1,49 1,80 1,04 2,92 0,65 2,76 0,04 0,06 0,03 6,45 3,29 5,63 0,71 0,51 0,59 0,55 1,73 0,12 0,86 0,90 0,63 0,57 0,65 0,41 43,3322,86 37,63 252,670

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 49 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 25,3 10,0 22,83 8,9 5,8 7,41 7,2 3,8 6,21 2,0 3,3 1,16 43,3 22,9 37,61 252,670

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 17 2 16,50 31 7 29,25 13 4 12,00 96 18 91,50 414,423 1 1 22 26 146

2 99942 GÖKSU CEYLAN -M 36 4 35,00 12 8 10,00 32 5 30,75 9 11 6,25 89 28 82,00 385,340 2 2 60 73 391

3 13093 KEMAL FINDIK -M 32 5 30,75 16 2 15,50 26 4 25,00 2 2 1,50 76 13 72,75 357,768 3 3 99 137 690

4 0 YAĞMUR KALAN -M 35 3 34,25 15 4 14,00 18 6 16,50 9 5 7,75 77 18 72,50 356,808 4 4 104 143 703

5 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 34 5 32,75 14 3 13,25 21 6 19,50 7 8 5,00 76 22 70,50 350,853 5 5 118 164 762

6 13026 EFE GÜNAY -M 37 3 36,25 11 7 9,25 14 6 12,50 6 7 4,25 68 23 62,25 325,453 6 6 170 269 1016

7 13048 NESİBE UÇAR -M 34 6 32,50 12 6 10,50 10 3 9,25 0 1 -0,25 56 16 52,00 294,805 7 7 254 391 1296

8 91892 NAZ PAZAR -M 31 6 29,50 11 4 10,00 12 4 11,00 2 4 1,00 56 18 51,50 293,735 8 8 259 398 1307

9 84180 SENA KIŞLALI -M 30 3 29,25 8 1 7,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 51 6 49,50 287,678 9 9 275 421 1357

10 0 İREM EYİ -M 35 5 33,75 12 7 10,25 6 5 4,75 0 3 -0,75 53 20 48,00 282,543 10 10 284 436 1396

11 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 25 13 21,75 10 7 8,25 19 10 16,50 0 6 -1,50 54 36 45,00 275,013 1 11 307 464 1465

12 3044 NİL TURBİL -MA 26 11 23,25 9 4 8,00 14 3 13,25 49 18 44,50 273,368 2 12 314 471 1477

13 79284 ECRİN ÜSTÜN -M 28 7 26,25 14 3 13,25 7 3 6,25 0 5 -1,25 49 18 44,50 272,928 11 13 316 474 1481

14 98420 YASEMİN TUTAL -M 30 8 28,00 8 3 7,25 6 7 4,25 5 2 4,50 49 20 44,00 271,420 12 14 318 476 1488

15 0 EYLÜL KALENDER   32 8 30,00 9 10 6,50 5 0 5,00 4 8 2,00 50 26 43,50 269,550 1 15 323 482 1500

16 13060 ONUR YILMAZ -M 25 10 22,50 11 5 9,75 9 6 7,50 2 1 1,75 47 22 41,50 264,475 13 16 344 507 1547

17 0 ALİME DÜZGÜN -M 32 4 31,00 8 5 6,75 4 4 3,00 1 2 0,50 45 15 41,25 262,565 14 17 352 515 1566

18 13030 HANİFE SERTKAYA -M 30 8 28,00 10 6 8,50 4 4 3,00 1 1 0,75 45 19 40,25 259,945 15 18 365 529 1594

19 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 34 5 32,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 45 20 40,00 258,543 16 19 373 538 1608

20 13106 ELİF SILA İRDİN -M 29 6 27,50 8 3 7,25 5 3 4,25 1 1 0,75 43 13 39,75 258,500 17 20 374 539 1609

21 13107 EFE BARBUNYA -M 26 6 24,50 6 6 4,50 7 3 6,25 4 0 4,00 43 15 39,25 257,510 18 21 379 544 1617

22 0 TOLGA KAPLAN -M 28 9 25,75 12 8 10,00 4 6 2,50 3 13 -0,25 47 36 38,00 253,403 19 22 392 561 1664

23 10063 CEM SÖZEN -M 32 6 30,50 8 9 5,75 1 1 0,75 41 16 37,00 249,775 20 23 404 578 1693

24 0 AZRA AKIN -M 25 11 22,25 10 6 8,50 5 11 2,25 2 3 1,25 42 31 34,25 242,593 21 24 422 601 1745

25 93662 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 26 12 23,00 7 11 4,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,435 22 25 423 602 1746

26 13039 BERK KARA -M 32 6 30,50 4 0 4,00 36 6 34,50 242,225 23 26 424 603 1749

27 0 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 27 10 24,50 10 8 8,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 39 24 33,00 238,425 24 27 433 617 1776

28 13070 ZEYNEP ÖZBAY -M 25 11 22,25 11 6 9,50 1 4 0,00 1 0 1,00 38 21 32,75 238,053 25 28 434 618 1777

29 81288 ZEHRANUR BOZKURT -M 22 14 18,50 10 3 9,25 5 1 4,75 37 18 32,50 237,745 26 29 437 621 1782

30 13020 BERKAY KORKMAZ -M 20 15 16,25 10 1 9,75 3 2 2,50 3 1 2,75 36 19 31,25 234,373 27 30 443 633 1807

31 0 EMRULLAH BİLGİÇ -M 26 9 23,75 8 5 6,75 1 1 0,75 1 3 0,25 36 18 31,50 234,053 28 31 444 634 1808

32 5284 SEVİLAY ATIŞ -M 21 18 16,50 13 6 11,50 3 7 1,25 4 14 0,50 41 45 29,75 229,720 29 32 453 647 1835

33 96812 SILA GEZEK -M 23 14 19,50 7 7 5,25 5 7 3,25 2 9 -0,25 37 37 27,75 223,260 30 33 467 662 1870

34 13023 EMİNE COŞKUN -M 20 13 16,75 7 7 5,25 5 1 4,75 0 5 -1,25 32 26 25,50 216,783 31 34 481 684 1907

35 87002 BEYZA YILDIRIM -M 18 14 14,50 7 4 6,00 3 2 2,50 2 3 1,25 30 23 24,25 213,400 32 35 486 692 1930

36 0 DAMLA KARADENİZ -M 22 12 19,00 5 5 3,75 3 6 1,50 30 23 24,25 212,765 33 36 489 695 1933

37 64134 TUANA ÇELİK -M 20 12 17,00 4 7 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 29 22 23,50 210,820 34 37 492 699 1942

38 13036 ANDAN YILMAZ -M 17 21 11,75 11 8 9,00 1 3 0,25 1 1 0,75 30 33 21,75 206,188 35 38 500 712 1963

39 87204 SUDENAZ BAYKAL -M 21 16 17,00 7 10 4,50 28 26 21,50 204,720 36 39 503 716 1972

40 0 DENİZ KARATAŞ -M 19 14 15,50 4 2 3,50 2 0 2,00 1 4 0,00 26 20 21,00 203,405 37 40 506 719 1977

41 0 FURKAN ERCİ -M 16 11 13,25 5 4 4,00 4 2 3,50 25 17 20,75 202,943 38 41 507 720 1981

42 13064 RECEP ŞEN -M 19 10 16,50 6 9 3,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 27 27 20,25 200,980 39 42 512 726 1990

43 13147 FATMA KAHRAMAN -M 16 16 12,00 4 6 2,50 5 1 4,75 1 1 0,75 26 24 20,00 200,870 40 43 513 727 1991

44 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 18 18 13,50 8 11 5,25 2 4 1,00 28 33 19,75 199,890 41 44 517 731 1996

45 0 EREN BATU ÇAKIR ** 15 11 12,25 5 12 2,00 8 12 5,00 28 35 19,25 198,543 1 45 518 732 1999

46 76674 NAZ ÖZTUNCTEMUR -M 16 14 12,50 3 5 1,75 3 0 3,00 3 6 1,50 25 25 18,75 197,060 42 46 521 735 2003

47 94 SILA YÜKSEL -M 15 10 12,50 5 6 3,50 2 0 2,00 22 16 18,00 194,735 43 47 524 738 2012

48 88448 İBRAHİM  KAN -MA 15 21 9,75 9 11 6,25 3 14 -0,50 3 7 1,25 30 53 16,75 191,368 3 48 530 746 2030
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 49 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 25,3 10,0 22,83 8,9 5,8 7,41 7,2 3,8 6,21 2,0 3,3 1,16 43,3 22,9 37,61 252,670

KATILIMLAR

49 0 SAİME GÖVŞEN -M 11 10 8,50 8 5 6,75 19 15 15,25 186,950 44 49 532 749 2039
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

269,550 71,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

    -  0
EYLÜL KALENDER 120 50 26 44 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 323 482 1500 % 71,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEbdeDBDDBeBDEdCeBDeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BccdaeeEeAcDdEcACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA B   C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız edab  bc B  eEd C  E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

262,565 74,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
ALİME DÜZGÜN 120 45 15 60 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 17 352 515 1566 % 74,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBcEDa DBDDBC DEcbDB BACCB CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B  ACc   dbDdE ACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  B abC      c           d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    c   d     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

206,188 93,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13036
ANDAN YILMAZ 120 30 33 57 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 38 500 712 1963 % 93,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeAeEaCb edb EDeacDcBbecDeACCdBeaDEdcDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCaEDCAeCcEdbDa AACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  b   a D     c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız  d        E         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,593 82,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
AZRA AKIN 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 24 422 601 1745 % 82,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCb ecEb  DBDaBCdbEaCDBDcACC aCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B aACe  CAbeCEdACd A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız a DAa cabC  a   cdCb e   e B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız Daab         E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

414,423 6,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 22 26 146 % 6,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCeEEDbDDBDDBCBDdBCDBDBACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BccACB ECADDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDdCCEDCCbcBACABCDacCEB CCDCaEaDCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCBAC cAC D eEBbCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,225 83,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13039
BERK KARA 120 36 6 78 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 26 424 603 1749 % 83,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD DE BdbeCBDEddDBDBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    D C DD                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

234,373 85,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 30 443 633 1807 % 85,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABbcCD  EED  bBDcBdBeE CeBbBAeCdcdEedAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDeCB ECA  C      A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız Ca    D bC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız       Ec     E D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

213,400 91,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  87002
BEYZA YILDIRIM 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 35 486 692 1930 % 91,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdbeEDCa  E ddbBC edBeDB eAeCe Da ECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBdDCc  a      AA a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B  a   C                 aC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız c         Ed   Da   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,543 76,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 19 373 538 1608 % 76,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEcCDCBEEe aDBDeBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCBbdaA     ACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız                                      d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cCab  dd     Ec a e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

249,775 80,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  10063
CEM SÖZEN 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 23 404 578 1693 % 80,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeADEDCb  cCeEDBCBDEBbDBaBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBdDdA  Edacad AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    e   D                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

212,765 91,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
DAMLA KARADENİZ 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 36 489 695 1933 % 91,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız d ADEDCb  b BEeBC bEcbDBDdACCaaDc ECbDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDbbdac               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız Aeeba c                     C   B      d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

203,405 94,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
DENİZ KARATAŞ 120 26 20 74 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 40 506 719 1977 % 94,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bAdEDCD Bcda ccBcb   DEcC  aeACCBdaEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız     C C eb       B A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  ac  e c           E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

272,928 70,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  79284
ECRİN ÜSTÜN 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 316 474 1481 % 70,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCD BE    DBDbBCBDEBaDBbBACCBaaEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAC  ECADDCdcACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız  DD e  B  dD   cB          B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  ac  cb      c      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

257,510 76,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13107
EFE BARBUNYA 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 379 544 1617 % 76,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEaCb      DBeBDEBCDBDBACC  DBbECEDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBdcCAc bE  e  A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBC e a  EBb             C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC        EA        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

325,453 48,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 170 269 1016 % 48,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEDBCBDEdCDBcBACCBBDBDECEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcdA d EEbDdbAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBbBCDD CC bBAC        BaCbC        b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ab dcCc   Ec B bEe C

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,500 76,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13106
ELİF SILA İRDİN 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 20 374 539 1609 % 76,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEeCDC d D  DBDDB BDEBCDBeeACCBBCEbEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B D e   dA bCE AC  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız aDDA BD d                   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız        c     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

216,783 90,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13023
EMİNE COŞKUN 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 34 481 684 1907 % 90,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbADcDCD  E  dDBeBcEc caacAbCa D cECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız   B adbde E bcC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız d BD                       CC      A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb    e   c     c   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

234,053 85,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
EMRULLAH BİLGİÇ 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 31 444 634 1808 % 85,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeAbEDCD   CBdeBCBDEBCDBaBAeCe DacECEDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCB cCAed      dAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  e   C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b     d   E    e    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

350,853 36,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 118 164 762 % 36,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCD DECeEbBeBDEBCDBDBACCBeDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBccCAe EEE DC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCAEBAa BC c a BbC C Da D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  bb  EbEbaBA EeDa

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

200,870 94,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13147
FATMA KAHRAMAN 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 43 513 727 1991 % 94,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEbCb BddD  D  bBbacEcdeBcaACC c d dAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız   Dc c  C  ce d Ca A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız          C D       d       B C     B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    b         E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

202,943 94,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
FURKAN ERCİ 120 25 17 78 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 41 507 720 1981 % 94,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABE Ca e cb  D D eb  Ec eBDeACCa CE EAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B DAec   ADbb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız   D      C D                b      c  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

385,340 18,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  99942
GÖKSU CEYLAN 120 89 28 3 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 60 73 391 % 18,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCDeDECeEDBCBDEBCDBDBACCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCABdaEEbbddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AaBDBCDDDCCAEBcCABCDDEC BECCCaeEBD ADC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACecbbdDEeEbaBAeEcDd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

259,945 75,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13030
HANİFE SERTKAYA 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 18 365 529 1594 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD  bdBEeBCBDEdCDBDBACCaeDaDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBE  Ac  EdDDdbAACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     cC D a  a  C  a         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   D               

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

282,543 66,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
İREM EYİ 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 284 436 1396 % 66,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEbeDDBDbBCBcEcCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE dCcadeADbCEEACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDdaC     c   e       a     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b      c     c      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

357,768 32,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13093
KEMAL FINDIK 120 76 13 31 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 99 137 690 % 32,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCD cE  CeDBDDBCBDEBCDBDBAbCBBCEDEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACB ECADDeEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDdCC DbCAEBAC BC  ECEB CC  DE e A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bC bC               

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

199,890 94,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13013
MİRKAN ERDEMİR 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 44 517 731 1996 % 94,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEcCD d  Da DaDaBeBadeaeBceACCBeaEbdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdadbECbbedcEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız bDb Cae                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

197,060 95,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  76674
NAZ ÖZTUNCTEMUR 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 46 521 735 2003 % 95,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız ae DEDaD    BceBCcDEdb eadAe   D eECEeAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız c     b     b d eACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BD                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC bbdd EaE         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 4 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

293,735 62,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  91892
NAZ PAZAR 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 259 398 1307 % 62,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD  EC dDBCBDEBCbBDeACCBBDBbdCEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBE CAca d  Dd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDeC DDd  c  CAB  a   B C C   B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız          bEe  Aeb   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

294,805 61,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13048
NESİBE UÇAR 120 56 16 48 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 254 391 1296 % 61,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAeEDCDeDECBEbBCBDEBCDBaBACCBBcBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeeE dAB EEEbDdbAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   Bb CDD CCb        DEa   C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız            b        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

264,475 73,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13060
ONUR YILMAZ 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 16 344 507 1547 % 73,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCDCeEEb c    eCBcEBCDBaBACCBBecDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE eeB  CeDDdEcACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DAbBDBbCdDaC c   c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız        A c   E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

200,980 94,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13064
RECEP ŞEN 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 42 512 726 1990 % 94,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız Bb  EaCD  E acDB BDEcacBeeACC   B EdE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCB cCd    dbaddAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      a D      d c b         e         D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız       a   c    b    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

186,950 96,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
SAİME GÖVŞEN 120 19 15 86 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 49 532 749 2039 % 96,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bAaEcab BabD  DB  BCBecB         c E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE ACd  ab  Cc ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 0 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

287,678 64,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  84180
SENA KIŞLALI 120 51 6 63 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 275 421 1357 % 64,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAB    CBEEb  DBDDeCBDdBCDBDBACCBBCED AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B    cCECA     A B A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBCC  CC    C    a     C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız              c      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

229,720 87,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  5284
SEVİLAY ATIŞ 120 41 45 34 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 32 453 647 1835 % 87,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADcDCcdecdBdbBCdDEcaDBceAeCdaDaDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDeABC bbDaddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AdBD a   a   c    b             a b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCcEbdaa cEddBeadce 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 5 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

223,260 88,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  96812
SILA GEZEK 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 33 467 662 1870 % 88,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbADEDaa  E ddaaCBDcceDBDeACCeaDBaECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCB D cde dEbb  AAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız Ad adC D b c B  e       B   e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız dae c B   Ed d   dea

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

194,735 95,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  94
SILA YÜKSEL 120 22 16 82 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 47 524 738 2012 % 95,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız Bd D bCe  E   DBa cEaa B cACC   B ECd Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız edBdD b b   D  CA  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız                 AB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

238,425 84,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
SILANURÇEŞMEBAŞI 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 27 433 617 1776 % 84,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dAaEDCD BcEa  cBDDeCaDEdaDBDBACCBBCEaEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdcACddE cbDddEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız          C     c             C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  a bb  d     c      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

204,720 93,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  87204
SUDENAZ BAYKAL 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 39 503 716 1972 % 93,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız deBEebD dcba  DBDbeeBDEcCDBDeACCBaCbcEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdeACeb ebbDdE ACa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

253,403 79,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
TOLGA KAPLAN 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 22 392 561 1664 % 79,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCD  d BbDBeBeEaCDBDdACCBBDBcECEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBdDCAcbEEabaCdAAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A B  a Da   E d e e e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bbcdc a  bce ddbdBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

210,820 92,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  64134
TUANA ÇELİK 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 37 492 699 1942 % 92,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAccDCb     dbeaBDdcaDB eACCc DBDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBcc Aa      d eA a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     aC    C                 C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A    e    Ed        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,435 83,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  93662
YAĞIZ ÖZHELVACI 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 25 423 602 1746 % 83,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAecaCD  ECBEbdCBDEBCaBceAdCBaDBDECEDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcdAcebddb dbAAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BD C D a  aB CeB             E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız            c        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

356,808 33,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
YAĞMUR KALAN 120 77 18 25 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 104 143 703 % 33,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEbeCBDEBCDB BACCB DdDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCABCdEEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eB BCD DCdAc  CABCD  a    CCdDE DC b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC aDdB E EA e bEBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

271,420 70,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  98420
YASEMİN TUTAL 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 14 318 476 1488 % 70,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAbEDCD  ECBdaBeBaEcCDBbeACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACB D Ae d    d AAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    aeC D  Cca        E     bC e  Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   b B   EA    E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

237,745 84,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  81288
ZEHRANUR BOZKURT 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 29 437 621 1782 % 84,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCa BEdbCDDecaBa  EcaDdaeACCa CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız  EDA a ECAc d  ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   D  C  C      e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

238,053 84,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13070
ZEYNEP ÖZBAY 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 28 434 618 1777 % 84,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADcDCb    BdeBCBDcdCeBDeACCBBDBDcCEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBdc Ae  EaDDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     ca D    a  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A                   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

191,368 96,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  88448
İBRAHİM  KAN 120 30 53 37 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 48 530 746 2030 % 96,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CcdEeCa Bc e  bcabeedDdcbDdceACCBcCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdeeCeCbCdbaCbEACadA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 12 16 -1,00 % 0

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 3 14 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız d  c   B  d C bcd b e b  d c d Db  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız ad b a b  D  E b  Da

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,013 69,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 54 36 30 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 307 464 1465 % 69,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEbCa DcC ceBeBDEcaDdbBACCacDBDECEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e BEcCAB baEbDd AACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDBCbDDCC EBdCbBC cE   ECCCdebB  ce   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd cce    c         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 5 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

273,368 70,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  3044
NİL TURBİL 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 314 471 1477 % 70,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDC  aEdedbBCabEBCDBbBACCB eBDECEeAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaCA dEE   d eA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC DDCCbcBcC      C BEC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

198,543 95,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

**  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 28 35 57 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 45 518 732 1999 % 95,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 49 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaAD DCa  beBc ee D  ea c AC c D DEC  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBdeCdcdEc   d     bEdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBa Da  d ee  B  c   a d C a d C be  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C

8

%16,33

5

%10,20

17

%34,69

13

%26,53

4

%8,16

2

%4,08
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%61,22)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Sözcükte Anlam A

43

%87,76

1

%2,04

1

%2,04
 

1

%2,04

3

%6,12
 

Doğru (%87,76)

Yanlış (%6,12)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

3

%6,12

43

%87,76
 

3

%6,12
   

Doğru (%87,76)

Yanlış (%12,24)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

1

%2,04

7

%14,29
 

38

%77,55

3

%6,12
 

Doğru (%77,55)

Yanlış (%16,33)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 İki Cümleyi Birleştirme D  

3

%6,12

5

%10,20

31

%63,27

7

%14,29

3

%6,12
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%30,61)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

3

%6,12

1

%2,04

44

%89,80
  

1

%2,04
 

Doğru (%89,80)

Yanlış (%8,16)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

7

%14,29

5

%10,20
 

36

%73,47
 

1

%2,04
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%24,49)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma C  

1

%2,04

19

%38,78

3

%6,12

1

%2,04

25

%51,02
 

Doğru (%38,78)

Yanlış (%10,20)

Boş (%51,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

1

%2,04

26

%53,06

1

%2,04

4

%8,16

8

%16,33

9

%18,37
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%28,57)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı E

1

%2,04

1

%2,04

10

%20,41

13

%26,53

20

%40,82

4

%8,16
 

Doğru (%40,82)

Yanlış (%51,02)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Soru İşareti E  

5

%10,20

4

%8,16

5

%10,20

25

%51,02

10

%20,41
 

Doğru (%51,02)

Yanlış (%28,57)

Boş (%20,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Noktalama İşaretleri - Karma D

7

%14,29

13

%26,53

1

%2,04

22

%44,90

3

%6,12

3

%6,12
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%48,98)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

[1] CÜMLENİN ÖGELERİ [2] Tamlamalar -
Karma C

2

%4,08

1

%2,04

4

%8,16

2

%4,08

3

%6,12

37

%75,51
 

Doğru (%8,16)

Yanlış (%16,33)

Boş (%75,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 [1] Fiilimsiler - Karma [2] Ek Fiil D

2

%4,08
 

2

%4,08

10

%20,41

4

%8,16

31

%63,27
 

Doğru (%20,41)

Yanlış (%16,33)

Boş (%63,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D  

2

%4,08

3

%6,12

39

%79,59

2

%4,08

3

%6,12
 

Doğru (%79,59)

Yanlış (%14,29)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Anlatım Teknikleri B

6

%12,24

33

%67,35

2

%4,08

1

%2,04

1

%2,04

6

%12,24
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%20,41)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafı İkiye Ayırma D

2

%4,08

2

%4,08

5

%10,20

32

%65,31

1

%2,04

7

%14,29
 

Doğru (%65,31)

Yanlış (%20,41)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

5

%10,20

15

%30,61

1

%2,04

17

%34,69

7

%14,29

4

%8,16
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%57,14)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafın Yorumlanması B

1

%2,04

35

%71,43
 

1

%2,04

11

%22,45

1

%2,04
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%26,53)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%8,16

2

%4,08

28

%57,14

1

%2,04

11

%22,45

3

%6,12
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%36,73)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

3

%6,12

33

%67,35

2

%4,08

3

%6,12
 

8

%16,33
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%16,33)

Boş (%16,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

2

%4,08

3

%6,12

5

%10,20

33

%67,35

4

%8,16

2

%4,08
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%28,57)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E   

4

%8,16

6

%12,24

38

%77,55

1

%2,04
 

Doğru (%77,55)

Yanlış (%20,41)

Boş (%2,04)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%6,12

20

%40,82

16

%32,65

7

%14,29

1

%2,04

2

%4,08
 

Doğru (%40,82)

Yanlış (%55,10)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

9

%18,37

6

%12,24

26

%53,06

2

%4,08

3

%6,12

3

%6,12
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%40,82)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

2

%4,08

1

%2,04

2

%4,08

33

%67,35

7

%14,29

4

%8,16
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%24,49)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,04

40

%81,63

1

%2,04

3

%6,12

1

%2,04

3

%6,12
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%12,24)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

8

%16,33

5

%10,20

7

%14,29

21

%42,86

2

%4,08

6

%12,24
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%44,90)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,04

22

%44,90

3

%6,12

3

%6,12

18

%36,73

2

%4,08
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%51,02)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

48

%97,96
    

1

%2,04
 

Doğru (%97,96)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

2

%4,08

40

%81,63

1

%2,04

5

%10,20

1

%2,04
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%16,33)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

46

%93,88
  

3

%6,12
 

Doğru (%93,88)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

6

%12,24

28

%57,14

2

%4,08

3

%6,12

3

%6,12

7

%14,29
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%28,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

9

%18,37

15

%30,61

6

%12,24

1

%2,04

4

%8,16

14

%28,57
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%40,82)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

3

%6,12
 

40

%81,63

3

%6,12

1

%2,04

2

%4,08
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%14,29)

Boş (%4,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%2,04

3

%6,12

2

%4,08

43

%87,76
  

Doğru (%87,76)

Yanlış (%12,24)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

3

%6,12

2

%4,08

1

%2,04

31

%63,27

3

%6,12

9

%18,37
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%18,37)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%2,04

1

%2,04

4

%8,16

40

%81,63

3

%6,12
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%12,24)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

42

%85,71
 

4

%8,16
 

1

%2,04

2

%4,08
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%10,20)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

40

%81,63

2

%4,08

1

%2,04

3

%6,12

2

%4,08

1

%2,04
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%16,33)

Boş (%2,04)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete B

1

%2,08

42

%87,50
  

1

%2,08

4

%8,33
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%4,17)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi E   

4

%8,33

10

%20,83

21

%43,75

13

%27,08
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%29,17)

Boş (%27,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 İslam Dünyası Liderliği D

3

%6,25
 

18

%37,50

14

%29,17

3

%6,25

10

%20,83
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%50,00)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

24

%50,00
 

2

%4,17

7

%14,58

11

%22,92

4

%8,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%41,67)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel
Esaslar C

2

%4,17
 

29

%60,42

1

%2,08

10

%20,83

6

%12,50
 

Doğru (%60,42)

Yanlış (%27,08)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen,
Boylam ve Boylam Etkisi B

2

%4,17

10

%20,83

11

%22,92

6

%12,50

9

%18,75

10

%20,83
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%58,33)

Boş (%20,83)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Kayaçlar C

3

%6,25

5

%10,42

6

%12,50

6

%12,50

4

%8,33

24

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik E

2

%4,17

4

%8,33

2

%4,17

4

%8,33

15

%31,25

21

%43,75
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%25,00)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri C

2

%4,17

1

%2,08

24

%50,00

6

%12,50

5

%10,42

10

%20,83
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%29,17)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri A

31

%64,58

8

%16,67

3

%6,25

4

%8,33

1

%2,08

1

%2,08
 

Doğru (%64,58)

Yanlış (%33,33)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D  

17

%35,42

3

%6,25

11

%22,92
 

17

%35,42
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%41,67)

Boş (%35,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D

5

%10,42

5

%10,42

2

%4,17

17

%35,42

3

%6,25

16

%33,33
 

Doğru (%35,42)

Yanlış (%31,25)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Bilim Felsefesi C

1

%2,08

1

%2,08

11

%22,92

24

%50,00

2

%4,17

9

%18,75
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%58,33)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Sanat Felsefesi E

1

%2,08

2

%4,17

3

%6,25

6

%12,50

21

%43,75

15

%31,25
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

3

%6,25

1

%2,08

3

%6,25

6

%12,50

13

%27,08

22

%45,83
 

Doğru (%27,08)

Yanlış (%27,08)

Boş (%45,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Allah İnsan İlişkisi A

40

%83,33
    

8

%16,67
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Din ve İslam C   

36

%75,00

1

%2,08
 

11

%22,92
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%22,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Bilgi ve İnanç B

11

%22,92

23

%47,92

2

%4,17

2

%4,17
 

10

%20,83
 

Doğru (%47,92)

Yanlış (%31,25)

Boş (%20,83)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Allah İnsan İlişkisi C  

4

%8,33

4

%8,33

7

%14,58
 

33

%68,75
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%22,92)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İslam ve İbadet A

40

%83,33
   

5

%10,42

3

%6,25
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%10,42)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E     

1

%2,08

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Bilgi Felsefesi B   

1

%2,08
  

47

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri A

1

%2,08
    

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A  

1

%2,08
   

47

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Siyaset Felsefesi E    

1

%2,08
 

47

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Dört İşlem Yeteneği C

9

%19,15

1

%2,13

26

%55,32

1

%2,13
 

10

%21,28
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%23,40)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

11

%23,40
 

33

%70,21
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%6,38)

Boş (%70,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Rutin Olmayan Problemler D  

1

%2,13
 

31

%65,96

1

%2,13

14

%29,79
 

Doğru (%65,96)

Yanlış (%4,26)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar A

16

%34,04
 

1

%2,13

1

%2,13
 

29

%61,70
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%4,26)

Boş (%61,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Faktöriyel Kavramı C

2

%4,26

2

%4,26

2

%4,26

2

%4,26

8

%17,02

31

%65,96
 

Doğru (%4,26)

Yanlış (%29,79)

Boş (%65,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Rutin Olmayan Problemler B

1

%2,13

23

%48,94
  

1

%2,13

22

%46,81
 

Doğru (%48,94)

Yanlış (%4,26)

Boş (%46,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları D

2

%4,26

3

%6,38

1

%2,13

20

%42,55

2

%4,26

19

%40,43
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%17,02)

Boş (%40,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Periyodik Durumlar B

4

%8,51

12

%25,53

2

%4,26

4

%8,51

2

%4,26

23

%48,94
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%25,53)

Boş (%48,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Rasyonel Sayılarda Sıralama C

2

%4,26

6

%12,77

7

%14,89

1

%2,13
 

31

%65,96
 

Doğru (%14,89)

Yanlış (%19,15)

Boş (%65,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C   

29

%61,70
 

2

%4,26

16

%34,04
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%4,26)

Boş (%34,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Mutlak Değerli Denklemler E

1

%2,13
  

5

%10,64

1

%2,13

40

%85,11
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%12,77)

Boş (%85,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

2

%4,26
  

13

%27,66
 

32

%68,09
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%4,26)

Boş (%68,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Üslü ifadeler C

6

%12,77

2

%4,26

12

%25,53

1

%2,13
 

26

%55,32
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%19,15)

Boş (%55,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Köklü ifadeler C   

12

%25,53

1

%2,13
 

34

%72,34
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%2,13)

Boş (%72,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 EBOB-EKOK A

4

%8,51

4

%8,51

2

%4,26

1

%2,13
 

36

%76,60
 

Doğru (%8,51)

Yanlış (%14,89)

Boş (%76,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Oran ve Orantı E

4

%8,51

1

%2,13

9

%19,15
 

6

%12,77

27

%57,45
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%29,79)

Boş (%57,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

11

%23,40

4

%8,51

1

%2,13

1

%2,13

30

%63,83
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%12,77)

Boş (%63,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kesir Problemleri A

4

%8,51

1

%2,13

2

%4,26

4

%8,51

1

%2,13

35

%74,47
 

Doğru (%8,51)

Yanlış (%17,02)

Boş (%74,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Yaş Problemleri C

1

%2,13

1

%2,13

12

%25,53

1

%2,13
 

32

%68,09
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%6,38)

Boş (%68,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İşçi Problemleri A

5

%10,64

2

%4,26

2

%4,26

1

%2,13

5

%10,64

32

%68,09
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%21,28)

Boş (%68,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Karışım Problemleri B  

10

%21,28
  

1

%2,13

36

%76,60
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%2,13)

Boş (%76,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%2,13

2

%4,26

6

%12,77
 

2

%4,26

36

%76,60
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%10,64)

Boş (%76,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hareket Problemleri D  

1

%2,13
 

3

%6,38
 

43

%91,49
 

Doğru (%6,38)

Yanlış (%2,13)

Boş (%91,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

3

%6,38
 

3

%6,38

2

%4,26

1

%2,13

38

%80,85
 

Doğru (%4,26)

Yanlış (%14,89)

Boş (%80,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E   

1

%2,13
 

5

%10,64

41

%87,23
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%2,13)

Boş (%87,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

3

%6,38
 

4

%8,51

1

%2,13

1

%2,13

38

%80,85
 

Doğru (%8,51)

Yanlış (%10,64)

Boş (%80,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E     

2

%4,26

45

%95,74
 

Doğru (%4,26)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Permütasyon B

2

%4,26

11

%23,40

1

%2,13
  

33

%70,21
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%6,38)

Boş (%70,21)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları E

1

%2,13

2

%4,26

1

%2,13

1

%2,13

3

%6,38

39

%82,98
 

Doğru (%6,38)

Yanlış (%10,64)

Boş (%82,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi C   

13

%27,66

2

%4,26
 

32

%68,09
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%4,26)

Boş (%68,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Özel Açılı Üçgenler C  

1

%2,13

3

%6,38
 

1

%2,13

42

%89,36
 

Doğru (%6,38)

Yanlış (%4,26)

Boş (%89,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler D    

3

%6,38
 

44

%93,62
 

Doğru (%6,38)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açılar C  

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

43

%91,49
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%6,38)

Boş (%91,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Açılar D

2

%4,26
  

4

%8,51

3

%6,38

38

%80,85
 

Doğru (%8,51)

Yanlış (%10,64)

Boş (%80,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen E

1

%2,13

1

%2,13
  

5

%10,64

40

%85,11
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%4,26)

Boş (%85,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgenlerin Benzerliği B

2

%4,26

5

%10,64

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

37

%78,72
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%10,64)

Boş (%78,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler D    

5

%10,64

1

%2,13

41

%87,23
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%2,13)

Boş (%87,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Eşkenar Dörtgen C

1

%2,13

1

%2,13

3

%6,38

1

%2,13
 

41

%87,23
 

Doğru (%6,38)

Yanlış (%6,38)

Boş (%87,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

5

%10,64
 

1

%2,13
  

41

%87,23
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%2,13)

Boş (%87,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler D  

2

%4,26
 

1

%2,13

1

%2,13

43

%91,49
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%6,38)

Boş (%91,49)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

1

%2,63

8

%21,05

5

%13,16

3

%7,89

1

%2,63

20

%52,63
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%39,47)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

4

%10,53

2

%5,26

4

%10,53

5

%13,16

2

%5,26

21

%55,26
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%34,21)

Boş (%55,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Elektrik Devreleri B

6

%15,79

4

%10,53

3

%7,89

3

%7,89

1

%2,63

21

%55,26
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%34,21)

Boş (%55,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

6

%15,79

17

%44,74

2

%5,26

1

%2,63
 

12

%31,58
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%52,63)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket C

1

%2,63

4

%10,53

8

%21,05

2

%5,26
 

23

%60,53
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%18,42)

Boş (%60,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Su Dalgaları D

1

%2,63
 

3

%7,89
 

3

%7,89

31

%81,58
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,42)

Boş (%81,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Küresel Aynalar E

1

%2,63

3

%7,89

3

%7,89

3

%7,89

2

%5,26

26

%68,42
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%26,32)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği A

5

%13,16

4

%10,53

7

%18,42

7

%18,42

2

%5,26

13

%34,21
 

Doğru (%13,16)

Yanlış (%52,63)

Boş (%34,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Atomun Yapısı [2] Katman Elektron
Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma C

2

%5,26
 

1

%2,63

1

%2,63
 

34

%89,47
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%7,89)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Katılar B  

5

%13,16

1

%2,63

2

%5,26

1

%2,63

29

%76,32
 

Doğru (%13,16)

Yanlış (%10,53)

Boş (%76,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D

1

%2,63
  

3

%7,89
 

34

%89,47
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%2,63)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E     

4

%10,53

34

%89,47
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

49 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri D

1

%2,63

3

%7,89

1

%2,63
 

3

%7,89

30

%78,95
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%21,05)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E   

8

%21,05
 

24

%63,16

6

%15,79
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%21,05)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B  

3

%7,89

3

%7,89

2

%5,26

2

%5,26

28

%73,68
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%18,42)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma D  

2

%5,26
 

6

%15,79

2

%5,26

28

%73,68
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Mitokondri C

3

%7,89
 

4

%10,53

1

%2,63
 

30

%78,95
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%10,53)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Vitaminler ve Hormonlar A

4

%10,53
  

1

%2,63

1

%2,63

32

%84,21
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%5,26)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Hayvanlar D

1

%2,63

4

%10,53
 

3

%7,89

4

%10,53

26

%68,42
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%23,68)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

2

%5,26

1

%2,63

1

%2,63

2

%5,26

8

%21,05

24

%63,16
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%15,79)

Boş (%63,16)
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