
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 89 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 27,60 8,67 25,43 2,45 1,73 2,02 1,75 1,44 1,39 2,16 1,84 1,70 3,15 0,71 2,97 0,00 0,02 -0,01 14,54 4,26 13,47 1,70 1,08 1,43 1,65 3,11 0,87 2,54 1,85 2,08 1,80 1,61 1,40 59,3426,32 52,75 298,160

KATILIMLAR

1 7668 RIZA CAN KAYNAK -M 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 6 3 5,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 104 15 100,25 440,543 36

2 39088 SILA CÖMERT -M 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 8 2 7,50 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 101 13 97,75 433,073 70

3 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 26 2 25,50 8 1 7,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 96 18 91,50 414,363 148

4 3342 OĞUZ TEKGÜL -MA 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 5 5 3,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 97 23 91,25 413,575 154

5 13120 BATUHAN KESGİN -M 37 3 36,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 2 3 1,25 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 94 15 90,25 410,303 178

6 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 29 1 28,75 6 0 6,00 2 5 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 93 20 88,00 403,633 232

7 13010 YİĞİT YÜREK -M 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 5 20,75 7 0 7,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 91 15 87,25 400,940 256

8 13050 TALHA YILDIRIM -M 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 6 4 5,00 3 4 2,00 5 1 4,75 3 3 2,25 91 24 85,00 395,258 300

9 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 34 5 32,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 27 1 26,75 2 0 2,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 88 15 84,25 392,638 319

10 13008 BATUHAN AKYOL -M 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 0 27,00 6 0 6,00 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 88 20 83,00 388,643 355

11 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR -M 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 1 23,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 3 1 2,75 87 16 83,00 388,623 356

12 96212 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 10 0 10,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 3 1 2,75 88 21 82,75 388,610 357

13 13102 BERİVAN AÇAR -M 38 2 37,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 4 0 4,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 86 16 82,00 384,985 394

14 13017 CEYDA KOTLUCA -MA 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 0 4 -1,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 4 1 3,75 85 23 79,25 376,893 471

15 49466 TOPRAK AKTOPRAK -MA 32 8 30,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 23 4 22,00 7 1 6,75 2 5 0,75 5 1 4,75 3 3 2,25 84 26 77,50 372,460 517

16 21338 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 24 4 23,00 2 2 1,50 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 84 27 77,25 371,805 528

17 13002 SUDE KAVUT -M 36 4 35,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 2 3,50 5 0 5,00 81 15 77,25 371,105 531

18 13091 BUKET BATBAY -M 36 2 35,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 23 5 21,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 81 15 77,25 370,840 536

19 0 HASAN ARDA UZUN -M 31 7 29,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 28 2 27,50 1 3 0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 82 27 75,25 365,783 601

20 87654 KAĞAN AKYILMAZ -M 32 6 30,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 1 4 0,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 82 28 75,00 364,895 610

21 13085 MUSTAFA CAN İMAL -M 32 6 30,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 1 1,75 79 16 75,00 364,805 611

22 0 BEYZANUR AYDIN -M 36 3 35,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 78 15 74,25 361,993 641

23 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 2 32,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 25 1 24,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 75 9 72,75 357,670 691

24 0 AYŞE EGEM BALCI -M 37 2 36,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 15 4 14,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 0 2,00 76 13 72,75 357,290 696

25 2326 SERRA SOFUOĞLU -MA 31 8 29,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 21 4 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 78 25 71,75 355,095 721

26 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 33 5 31,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 6 2 5,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 78 25 71,75 354,808 724

27 13035 KADİR BALCI -M 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 21 5 19,75 6 1 5,75 2 4 1,00 2 5 0,75 3 2 2,50 79 32 71,00 352,853 743

28 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 32 7 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 21 4 20,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 77 26 70,50 351,198 758

29 49844 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 73 20 68,00 343,183 841
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MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 89 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 27,60 8,67 25,43 2,45 1,73 2,02 1,75 1,44 1,39 2,16 1,84 1,70 3,15 0,71 2,97 0,00 0,02 -0,01 14,54 4,26 13,47 1,70 1,08 1,43 1,65 3,11 0,87 2,54 1,85 2,08 1,80 1,61 1,40 59,3426,32 52,75 298,160

KATILIMLAR

30 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 31 7 29,25 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 22 6 20,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 73 22 67,50 342,268 855

31 13043 E MRE *HLİVAN -MA 35 4 34,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 70 20 65,00 334,030 944

32 19119 ENES BATIN GÜLEÇ -M 33 7 31,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 70 26 63,50 330,008 973

33 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 29 6 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 9 12,75 3 2 2,50 2 5 0,75 4 2 3,50 4 2 3,50 71 31 63,25 329,750 975

34 0 ECRİN ÖZTÜRK -M 36 2 35,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 3 12,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 64 14 60,50 320,165 1052

35 73670 SEMİH KURNAZ -M 32 7 30,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 2 11,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 64 17 59,75 318,663 1069

36 13046 NADİR TÜRETKEN -MA 25 13 21,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 20 4 19,00 3 3 2,25 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 67 33 58,75 316,858 1086

37 49 EMRE ARAS -MA 33 5 31,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 17 3 16,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 64 20 59,00 316,143 1088

38 13016 HALİL EROL -M 29 10 26,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 24 2 23,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 65 25 58,75 316,060 1090

39 13137 İSMAİL BULUT -M 29 11 26,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 20 7 18,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 2 4,50 2 3 1,25 67 45 55,75 307,273 1180

40 93122 SAMET FURKAN TOSUN-M 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 11 14,25 2 3 1,25 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 66 47 54,25 302,998 1219

41 5508 RI * CAN AYDIN -MA 33 7 31,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 12 5 10,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 61 27 54,25 301,943 1226

42 13038 GÜLSÜM KESKE -M 31 8 29,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 15 4 14,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 61 31 53,25 299,135 1254

43 1309 EMİN PALA -M 25 7 23,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 18 6 16,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 59 25 52,75 298,423 1264

44 0 AVŞİN ÇAKAN -MF 17 13 13,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 16 0 16,00 7 2 6,50 4 2 3,50 3 2 2,50 5 0 5,00 57 25 50,75 293,918 1306

45 0 İNANÇ SEMİZ -M 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 13 4 12,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 58 31 50,25 290,138 1337

46 13132 METE SEVER -M 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 14 9 11,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 57 29 49,75 289,068 1345

47 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 3 28,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 12 4 11,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 54 18 49,50 288,008 1354

48 0 BUSE YAŞAR -M 30 5 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 1 0,75 2 1 1,75 52 14 48,50 284,833 1377

49 0 SEDEF İLTER -M 28 11 25,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 12 5 10,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 55 27 48,25 284,533 1380

50 13040 İREM ŞAKAR -M 31 6 29,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 13 7 11,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 56 31 48,25 283,980 1384

51 0 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 30 9 27,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 10 5 8,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 55 30 47,50 281,943 1401

52 0 DERİN SABANCIOĞLU -M 28 10 25,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 11 5 9,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 51 21 45,75 276,980 1446

53 0 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 28 9 25,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 4 8,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 51 21 45,75 276,898 1447

54 13053 AYDIN GÖKALP -M 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 10 5 8,75 1 0 1,00 0 6 -1,50 3 2 2,50 3 3 2,25 54 34 45,50 276,518 1449

55 13090 AHMET SAİT KARAOĞLU-M 30 8 28,00 2 0 2,00 12 8 10,00 1 4 0,00 3 3 2,25 3 1 2,75 51 24 45,00 274,460 1467

56 13045 BURCU EREN -M 25 12 22,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 9 4 8,00 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 51 32 43,00 269,250 1503

57 13031 ARDA TERZİ -M 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 14 7 12,25 0 4 -1,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 54 44 43,00 268,740 1510

58 13072 ALEYNA AYGÜN -M 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 9 5 7,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 50 31 42,25 266,340 1530
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 89 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 27,60 8,67 25,43 2,45 1,73 2,02 1,75 1,44 1,39 2,16 1,84 1,70 3,15 0,71 2,97 0,00 0,02 -0,01 14,54 4,26 13,47 1,70 1,08 1,43 1,65 3,11 0,87 2,54 1,85 2,08 1,80 1,61 1,40 59,3426,32 52,75 298,160

KATILIMLAR

59 13098 AYBERK KAYA -M 26 10 23,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 14 10 11,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 51 36 42,00 265,915 1533

60 13122 DEMİRHAN KAYA -M 25 12 22,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 12 9 9,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 50 35 41,25 263,815 1553

61 97228 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 13 12 10,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 1 1 0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 47 26 40,50 263,180 1561

62 13014 SAMET UZUN -M 26 11 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 8 8 6,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 49 34 40,50 261,428 1584

63 33486 UĞURCAN NAZLI -M 27 12 24,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 10 8,50 1 2 0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 52 46 40,50 261,130 1585

64 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 26 12 23,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 8 5 6,75 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 49 35 40,25 260,755 1589

65 8 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 30 5 28,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 3 0 3,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 46 25 39,75 258,258 1613

66 13022 ALİ KAĞAN ÇETİN -M 24 14 20,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 47 38 37,50 252,705 1668

67 13018 CEREN YÜCEL -M 26 7 24,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 42 20 37,00 250,628 1688

68 13057 İSMAİL ERGÜL -M 22 9 19,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 7 3 6,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 41 22 35,50 246,623 1709

69 13025 ZAFER TAN -M 20 18 15,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 16 9 13,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 48 54 34,50 244,295 1722

70 0 ARDA ÜNLÜ -M 23 14 19,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 4 0,00 43 36 34,00 242,185 1750

71 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 23 12 20,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 7 4 6,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 242,160 1751

72 0 MERVE ÇİFÇİ -M 22 8 20,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 37 22 31,50 234,690 1806

73 99368 SILA ÇAKIR -M 22 14 18,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 38 40 28,00 224,075 1864

74 97060 EFE UÇAR -M 24 10 21,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 32 18 27,50 222,255 1879

75 13021 HATİCE ÇALGIN -M 21 9 18,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 29 20 24,00 212,123 1935

76 2622 ÖMER FARUK GÜLSEÇEN-M 24 15 20,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 30 30 22,50 207,368 1954

77 1240 FERHAT YÜMLÜ -M 16 18 11,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 31 37 21,75 206,250 1962

78 17004 BAGER IŞIK -M 19 14 15,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 30 34 21,50 204,865 1970

79 560 KADER ÇAĞLIYAN -M 22 15 18,25 4 4 3,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 28 29 20,75 202,273 1982

80 93346 TÜRKER BENGİER -M 15 12 12,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 6 15 2,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 28 37 18,75 197,145 2002

81 0 YUSUF EMRE DOĞRU -M 17 18 12,50 1 1 0,75 5 1 4,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 25 26 18,50 196,265 2005

82 0 HATİCE NAZ GÜNGÖR -M 15 9 12,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 25 28 18,00 194,743 2011

83 13044 EMRE TOZAN -M 11 12 8,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 0 2,00 24 25 17,75 194,695 2013

84 92038 YUSUF YALÇIN -M 13 7 11,25 6 7 4,25 0 2 -0,50 19 16 15,00 185,838 2045

85 13005 HAKAN TAŞDEMİR -M 14 18 9,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 34 14,50 184,515 2046

86 0 EROL GÜLAL -M 15 17 10,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 20 33 11,75 176,068 2058

87 13004 BURAK TAŞDEMİR -M 11 11 8,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 18 33 9,75 170,333 2069
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 27,60 8,67 25,43 2,45 1,73 2,02 1,75 1,44 1,39 2,16 1,84 1,70 3,15 0,71 2,97 0,00 0,02 -0,01 14,54 4,26 13,47 1,70 1,08 1,43 1,65 3,11 0,87 2,54 1,85 2,08 1,80 1,61 1,40 59,3426,32 52,75 298,160

KATILIMLAR

88 1 İBRAHİM EGE SERİM -M 10 6 8,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 10 8,50 166,585 2076

89 0 IŞIL GÜNGÖR -M 17 23 11,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 11 -1,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 23 72 5,00 155,588 2091
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 89 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 27,6 8,7 25,43 9,5 5,7 8,07 16,2 5,3 14,90 6,0 6,6 4,35 59,3 26,3 52,75 298,160

KATILIMLAR

1 7668 RIZA CAN KAYNAK -M 37 3 36,25 18 2 17,50 35 4 34,00 14 6 12,50 104 15 100,25 440,543 1 1 8 9 36

2 39088 SILA CÖMERT -M 36 3 35,25 18 2 17,50 35 5 33,75 12 3 11,25 101 13 97,75 433,073 2 2 13 15 70

3 13071 SERAY AŞIK -M 35 5 33,75 15 4 14,00 34 3 33,25 12 6 10,50 96 18 91,50 414,363 3 3 23 27 148

4 3342 OĞUZ TEKGÜL -MA 36 4 35,00 14 6 12,50 32 8 30,00 15 5 13,75 97 23 91,25 413,575 1 4 25 29 154

5 13120 BATUHAN KESGİN -M 37 3 36,25 17 2 16,50 27 4 26,00 13 6 11,50 94 15 90,25 410,303 4 5 26 30 178

6 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 35 5 33,75 14 4 13,00 35 1 34,75 9 10 6,50 93 20 88,00 403,633 2 6 34 40 232

7 13010 YİĞİT YÜREK -M 38 2 37,50 15 4 14,00 29 5 27,75 9 4 8,00 91 15 87,25 400,940 5 7 37 46 256

8 13050 TALHA YILDIRIM -M 31 7 29,25 15 4 14,00 34 5 32,75 11 8 9,00 91 24 85,00 395,258 6 8 42 53 300

9 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 34 5 32,75 12 3 11,25 29 1 28,75 13 6 11,50 88 15 84,25 392,638 7 9 45 56 319

10 13008 BATUHAN AKYOL -M 34 5 32,75 13 7 11,25 33 0 33,00 8 8 6,00 88 20 83,00 388,643 8 10 52 64 355

11 13061 AYŞENUR TAŞDEMİR -M 35 5 33,75 16 3 15,25 26 3 25,25 10 5 8,75 87 16 83,00 388,623 9 11 53 65 356

12 96212 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 30 10 27,50 12 6 10,50 38 1 37,75 8 4 7,00 88 21 82,75 388,610 3 12 54 66 357

13 13102 BERİVAN AÇAR -M 38 2 37,50 12 5 10,75 29 3 28,25 7 6 5,50 86 16 82,00 384,985 10 13 62 75 394

14 13017 CEYDA KOTLUCA -MA 37 3 36,25 16 4 15,00 23 7 21,25 9 9 6,75 85 23 79,25 376,893 4 14 67 89 471

15 49466 TOPRAK AKTOPRAK -MA 32 8 30,00 12 4 11,00 30 5 28,75 10 9 7,75 84 26 77,50 372,460 5 15 70 95 517

16 21338 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 32 8 30,00 14 6 12,50 26 6 24,50 12 7 10,25 84 27 77,25 371,805 6 16 71 97 528

17 13002 SUDE KAVUT -M 36 4 35,00 11 2 10,50 24 5 22,75 10 4 9,00 81 15 77,25 371,105 11 17 72 99 531

18 13091 BUKET BATBAY -M 36 2 35,50 14 4 13,00 26 5 24,75 5 4 4,00 81 15 77,25 370,840 12 18 74 101 536

19 0 HASAN ARDA UZUN -M 31 7 29,25 12 8 10,00 29 5 27,75 10 7 8,25 82 27 75,25 365,783 13 19 85 116 601

20 87654 KAĞAN AKYILMAZ -M 32 6 30,50 13 7 11,25 26 7 24,25 11 8 9,00 82 28 75,00 364,895 14 20 87 120 610

21 13085 MUSTAFA CAN İMAL -M 32 6 30,50 12 2 11,50 27 3 26,25 8 5 6,75 79 16 75,00 364,805 15 21 88 121 611

22 0 BEYZANUR AYDIN -M 36 3 35,25 15 2 14,50 17 4 16,00 10 6 8,50 78 15 74,25 361,993 16 22 91 126 641

23 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 33 2 32,50 12 4 11,00 25 2 24,50 5 1 4,75 75 9 72,75 357,670 17 23 100 138 691

24 0 AYŞE EGEM BALCI -M 37 2 36,50 12 4 11,00 18 4 17,00 9 3 8,25 76 13 72,75 357,290 18 24 102 140 696

25 2326 SERRA SOFUOĞLU -MA 31 8 29,00 14 3 13,25 26 4 25,00 7 10 4,50 78 25 71,75 355,095 7 25 108 148 721

26 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 33 5 31,75 10 8 8,00 27 5 25,75 8 7 6,25 78 25 71,75 354,808 19 26 109 149 724

27 13035 KADİR BALCI -M 31 9 28,75 14 6 12,50 27 6 25,50 7 11 4,25 79 32 71,00 352,853 20 27 112 156 743

28 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 32 7 30,25 12 6 10,50 26 7 24,25 7 6 5,50 77 26 70,50 351,198 8 28 116 162 758

29 49844 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 11 5 9,75 20 3 19,25 7 7 5,25 73 20 68,00 343,183 21 29 138 198 841

30 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -M 31 7 29,25 13 1 12,75 22 8 20,00 7 6 5,50 73 22 67,50 342,268 22 30 139 205 855

31 13043 E MRE *HLİVAN -MA 35 4 34,00 11 8 9,00 19 3 18,25 5 5 3,75 70 20 65,00 334,030 9 31 155 238 944

32 19119 ENES BATIN GÜLEÇ -M 33 7 31,25 11 8 9,00 17 5 15,75 9 6 7,50 70 26 63,50 330,008 23 32 160 249 973

33 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 29 6 27,50 14 5 12,75 18 11 15,25 10 9 7,75 71 31 63,25 329,750 24 33 161 250 975

34 0 ECRİN ÖZTÜRK -M 36 2 35,50 12 4 11,00 13 3 12,25 3 5 1,75 64 14 60,50 320,165 25 34 180 287 1052

35 73670 SEMİH KURNAZ -M 32 7 30,25 15 3 14,25 12 2 11,50 5 5 3,75 64 17 59,75 318,663 26 35 187 297 1069

36 13046 NADİR TÜRETKEN -MA 25 13 21,75 11 7 9,25 23 7 21,25 8 6 6,50 67 33 58,75 316,858 10 36 193 304 1086

37 49 EMRE ARAS -MA 33 5 31,75 11 9 8,75 17 3 16,25 3 3 2,25 64 20 59,00 316,143 11 37 194 305 1088

38 13016 HALİL EROL -M 29 10 26,50 9 7 7,25 24 4 23,00 3 4 2,00 65 25 58,75 316,060 27 38 195 306 1090

39 13137 İSMAİL BULUT -M 29 11 26,25 6 14 2,50 22 12 19,00 10 8 8,00 67 45 55,75 307,273 28 39 220 343 1180

40 93122 SAMET FURKAN TOSUN-M 27 13 23,75 11 9 8,75 19 14 15,50 9 11 6,25 66 47 54,25 302,998 29 40 230 361 1219

41 5508 RI * CAN AYDIN -MA 33 7 31,25 10 8 8,00 12 5 10,75 6 7 4,25 61 27 54,25 301,943 12 41 233 364 1226

42 13038 GÜLSÜM KESKE -M 31 8 29,00 8 8 6,00 17 4 16,00 5 11 2,25 61 31 53,25 299,135 30 42 240 373 1254

43 1309 EMİN PALA -M 25 7 23,25 10 4 9,00 19 8 17,00 5 6 3,50 59 25 52,75 298,423 31 43 245 380 1264

44 0 AVŞİN ÇAKAN -MF 17 13 13,75 5 6 3,50 23 2 22,50 12 4 11,00 57 25 50,75 293,918 1 44 258 397 1306

45 0 İNANÇ SEMİZ -M 31 9 28,75 9 9 6,75 13 5 11,75 5 8 3,00 58 31 50,25 290,138 32 45 268 412 1337

46 13132 METE SEVER -M 28 9 25,75 10 8 8,00 14 9 11,75 5 3 4,25 57 29 49,75 289,068 33 46 270 415 1345

47 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 3 28,25 7 6 5,50 12 4 11,00 6 5 4,75 54 18 49,50 288,008 34 47 274 420 1354

48 0 BUSE YAŞAR -M 30 5 28,75 12 4 11,00 7 3 6,25 3 2 2,50 52 14 48,50 284,833 35 48 279 427 1377
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 89 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 27,6 8,7 25,43 9,5 5,7 8,07 16,2 5,3 14,90 6,0 6,6 4,35 59,3 26,3 52,75 298,160

KATILIMLAR

49 0 SEDEF İLTER -M 28 11 25,25 11 5 9,75 12 5 10,75 4 6 2,50 55 27 48,25 284,533 36 49 281 429 1380

50 13040 İREM ŞAKAR -M 31 6 29,50 7 8 5,00 13 7 11,25 5 10 2,50 56 31 48,25 283,980 37 50 282 431 1384

51 0 EMİNE GÖZDE ÇEKİM -M 30 9 27,75 10 6 8,50 10 5 8,75 5 10 2,50 55 30 47,50 281,943 38 51 286 439 1401

52 0 DERİN SABANCIOĞLU -M 28 10 25,50 8 3 7,25 11 5 9,75 4 3 3,25 51 21 45,75 276,980 39 52 296 451 1446

53 0 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 28 9 25,75 11 4 10,00 9 4 8,00 3 4 2,00 51 21 45,75 276,898 40 53 297 452 1447

54 13053 AYDIN GÖKALP -M 26 11 23,25 11 7 9,25 11 5 9,75 6 11 3,25 54 34 45,50 276,518 41 54 298 453 1449

55 13090 AHMET SAİT KARAOĞLU-M 30 8 28,00 2 0 2,00 12 8 10,00 7 8 5,00 51 24 45,00 274,460 42 55 309 466 1467

56 13045 BURCU EREN -M 25 12 22,00 9 9 6,75 9 4 8,00 8 7 6,25 51 32 43,00 269,250 43 56 325 484 1503

57 13031 ARDA TERZİ -M 27 12 24,00 10 9 7,75 14 11 11,25 3 12 0,00 54 44 43,00 268,740 44 57 327 486 1510

58 13072 ALEYNA AYGÜN -M 29 10 26,50 6 11 3,25 9 5 7,75 6 5 4,75 50 31 42,25 266,340 45 58 335 496 1530

59 13098 AYBERK KAYA -M 26 10 23,50 6 9 3,75 14 10 11,50 5 7 3,25 51 36 42,00 265,915 46 59 337 498 1533

60 13122 DEMİRHAN KAYA -M 25 12 22,00 8 6 6,50 13 11 10,25 4 6 2,50 50 35 41,25 263,815 47 60 348 511 1553

61 97228 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 13 12 10,00 14 4 13,00 14 3 13,25 6 7 4,25 47 26 40,50 263,180 13 61 350 513 1561

62 13014 SAMET UZUN -M 26 11 23,25 9 9 6,75 9 8 7,00 5 6 3,50 49 34 40,50 261,428 48 62 361 525 1584

63 33486 UĞURCAN NAZLI -M 27 12 24,00 11 8 9,00 12 12 9,00 2 14 -1,50 52 46 40,50 261,130 49 63 362 526 1585

64 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 26 12 23,00 8 12 5,00 9 6 7,50 6 5 4,75 49 35 40,25 260,755 14 64 363 527 1589

65 8 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 30 5 28,75 8 8 6,00 7 3 6,25 1 9 -1,25 46 25 39,75 258,258 15 65 377 542 1613

66 13022 ALİ KAĞAN ÇETİN -M 24 14 20,50 9 5 7,75 9 11 6,25 5 8 3,00 47 38 37,50 252,705 50 66 394 563 1668

67 13018 CEREN YÜCEL -M 26 7 24,25 6 2 5,50 7 3 6,25 3 8 1,00 42 20 37,00 250,628 51 67 402 575 1688

68 13057 İSMAİL ERGÜL -M 22 9 19,75 7 6 5,50 12 5 10,75 0 2 -0,50 41 22 35,50 246,623 52 68 408 582 1709

69 13025 ZAFER TAN -M 20 18 15,50 6 13 2,75 16 11 13,25 6 12 3,00 48 54 34,50 244,295 53 69 413 589 1722

70 0 ARDA ÜNLÜ -M 23 14 19,50 9 7 7,25 7 3 6,25 4 12 1,00 43 36 34,00 242,185 54 70 425 604 1750

71 13138 YUSUF ÇALIŞKAN -M 23 12 20,00 7 4 6,00 7 4 6,00 3 4 2,00 40 24 34,00 242,160 55 71 426 605 1751

72 0 MERVE ÇİFÇİ -M 22 8 20,00 8 6 6,50 2 4 1,00 5 4 4,00 37 22 31,50 234,690 56 72 442 632 1806

73 99368 SILA ÇAKIR -M 22 14 18,50 8 7 6,25 7 7 5,25 1 12 -2,00 38 40 28,00 224,075 57 73 463 658 1864

74 97060 EFE UÇAR -M 24 10 21,50 6 4 5,00 2 4 1,00 32 18 27,50 222,255 58 74 471 667 1879

75 13021 HATİCE ÇALGIN -M 21 9 18,75 3 3 2,25 2 4 1,00 3 4 2,00 29 20 24,00 212,123 59 75 490 697 1935

76 2622 ÖMER FARUK GÜLSEÇEN-M 24 15 20,25 2 4 1,00 4 11 1,25 30 30 22,50 207,368 60 76 496 706 1954

77 1240 FERHAT YÜMLÜ -M 16 18 11,50 7 11 4,25 5 2 4,50 3 6 1,50 31 37 21,75 206,250 61 77 499 711 1962

78 17004 BAGER IŞIK -M 19 14 15,50 4 5 2,75 6 6 4,50 1 9 -1,25 30 34 21,50 204,865 62 78 502 715 1970

79 560 KADER ÇAĞLIYAN -M 22 15 18,25 4 4 3,00 2 10 -0,50 28 29 20,75 202,273 63 79 508 721 1982

80 93346 TÜRKER BENGİER -M 15 12 12,00 4 6 2,50 6 15 2,25 3 4 2,00 28 37 18,75 197,145 64 80 520 734 2002

81 0 YUSUF EMRE DOĞRU -M 17 18 12,50 1 1 0,75 5 1 4,75 2 6 0,50 25 26 18,50 196,265 65 81 522 736 2005

82 0 HATİCE NAZ GÜNGÖR -M 15 9 12,75 2 7 0,25 5 4 4,00 3 8 1,00 25 28 18,00 194,743 66 82 523 737 2011

83 13044 EMRE TOZAN -M 11 12 8,00 5 7 3,25 4 3 3,25 4 3 3,25 24 25 17,75 194,695 67 83 525 739 2013

84 92038 YUSUF YALÇIN -M 13 7 11,25 6 9 3,75 19 16 15,00 185,838 68 84 534 752 2045

85 13005 HAKAN TAŞDEMİR -M 14 18 9,50 6 6 4,50 3 6 1,50 0 4 -1,00 23 34 14,50 184,515 69 85 535 753 2046

86 0 EROL GÜLAL -M 15 17 10,75 2 8 0,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 20 33 11,75 176,068 70 86 537 760 2058

87 13004 BURAK TAŞDEMİR -M 11 11 8,25 3 8 1,00 3 6 1,50 1 8 -1,00 18 33 9,75 170,333 71 87 540 765 2069

88 1 İBRAHİM EGE SERİM -M 10 6 8,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 11 10 8,50 166,585 72 88 542 769 2076

89 0 IŞIL GÜNGÖR -M 17 23 11,25 2 18 -2,50 1 14 -2,50 3 17 -1,25 23 72 5,00 155,588 73 89 545 775 2091
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 89 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 27,6 8,7 25,43 9,5 5,7 8,07 16,2 5,3 14,90 6,0 6,6 4,35 59,3 26,3 52,75 298,160

KATILIMLAR
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

274,460 69,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13090
AHMET SAİT KARAOĞLU 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 55 309 466 1467 % 69,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbADEDCe  cCedDBeBDEcCDBbBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AC                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız deBDBCDeaaCbE A   C     BdCbC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ae d ee beEAaBAb  DC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

266,340 72,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 50 31 39 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 58 335 496 1530 % 72,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDdDE eEDBeBbEdCeBDeACCBaDBDEddDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcCbd  ddbed AAea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDeCDDDa  a           BbaCC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ab  bC    cACB bE e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

252,705 79,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13022
ALİ KAĞAN ÇETİN 120 47 38 35 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 66 394 563 1668 % 79,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız adBEeCDbedbD  DBDcBeBDEdCeBDBACCBadcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcee   CAD dE ACB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 10 11 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAb DBee  ddb Bb c  De C  d  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  dabd  bC   eE DCdbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

354,808 34,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 26 109 149 724 % 34,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADcDCD  ECBdDBCBDEBCDBDBACCBecBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBEcCca  EEDadbAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  CBbBCDDDCCbEBACABCe    B CCCEDEBD beCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız be  DCeD eEACBcD  ee

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

268,740 71,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 54 44 22 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 57 327 486 1510 % 71,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCa DcCBdeeeBeEBCDacBAbCBBcBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEcCABdcadDbd AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız dCBDBCDeDa  cB CA Cc  a B CaC e c  c   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bde cac  eEAadc E ce

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,185 83,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
ARDA ÜNLÜ 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 70 425 604 1750 % 83,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCD BEcb  DBabBeBacBCcBDeACCaBdbDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE eeB Ed bDeacACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDdaC   C  c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D ebee Aadc eEdDace 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

265,915 72,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13098
AYBERK KAYA 120 51 36 33 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 59 337 498 1533 % 72,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız ddADEDCDdDECBEDBeB Ecde c ACCBaD bECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBd CAc  d beCd ACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 10 6 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDBCcDDCCecBd bBd DdC e C Cd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız be Ee    eEdCBc   Dd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

276,518 68,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13053
AYDIN GÖKALP 120 54 34 32 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 54 298 453 1449 % 68,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeADEDCa  E BEbaCBDEBCeBceACCaeDBcECcDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAB daEbDe eACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCDD dC  a   d  bE   d CC D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bbe bac  eEACaAbEeDb

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

357,290 33,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
AYŞE EGEM BALCI 120 76 13 31 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 24 102 140 696 % 33,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDCB EDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDcCe  CA DCEEACBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAacDB C DCCeE  C    cEC   CC  D B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D  AC cACBe eE   A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

388,623 16,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13061
AYŞENUR TAŞDEMİR 120 87 16 17 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 53 65 356 % 16,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADdDCDCDECBEeBeBDEdCDBcBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AaBEcCAB EEEcDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACAB  eEC B CCC aE Db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC  DCc beEACe bEBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

204,865 93,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17004
BAGER IŞIK 120 30 34 56 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 78 502 715 1970 % 93,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbADEDbD  c    BC bEceDBaeAeCaBDdccCEeAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız c   cdA  a    C AA a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  aBDBC D a   a  e         a C      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ba  eCc  ecb  c  c  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

388,643 16,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13008
BATUHAN AKYOL 120 88 20 12 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 52 64 355 % 16,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCcDEDCDCeEC EDBeBDEcCDBaBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız cCBEcCAcdEEEbDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 33 0 7 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABC DEC BE CCEDEB  ADC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCD bddD eEba  DEBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

410,303 8,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13120
BATUHAN KESGİN 120 94 15 11 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 26 30 178 % 8,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCeEdBEeBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAe EEEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  CBDBCDDDCCAEB C BCbDEC BECCCE aB bAc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCD bdBDbDEACBcDEBDa

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

384,985 18,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 86 16 18 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 13 62 75 394 % 18,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCaDBDDBCBDEdCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDeeB E  DedEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCC DCCAEBcCABCDcEe BECC C E D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D  A    ace bcBDCAbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

361,993 30,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 78 15 27 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 22 91 126 641 % 30,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeADEDCD DECBEDBCBDEBCDdDBACCBBDBDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDCA   EcDDCdAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeB BCDDDCC bB C BC  EaE  C C       e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız de  Dd DEbEACdA EBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

370,840 25,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 81 15 24 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 18 74 101 536 % 25,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDC  CBEeBeBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAa EEEbDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BaBCDDDCCAcBACABCDaEC BdCaCE E   A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  Db    EAad    D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

170,333 98,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13004
BURAK TAŞDEMİR 120 18 33 69 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 87 540 765 2069 % 98,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız B  D bCb  E BE   a bc Deb A C Bc  d Ec e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız Ae bcb  d  b c  AA c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   c  a   C       a  D   B  e   a     b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız be  a B  e  e  ac  b

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

269,250 71,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13045
BURCU EREN 120 51 32 37 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 56 325 484 1503 % 71,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bcBceCa dEcD  DBDbBCBcdeCDBDBACCBBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdaedeacCA DdEcACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaaDBaC  a   B            C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdeAa  ACB EbEcDbc  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

284,833 65,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
BUSE YAŞAR 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 48 279 427 1377 % 65,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAD DC   c BEbBCBeEBCDBDBACCBaDBDECEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACB aebB cEEDD  AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDaCDD eC E        c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A   b     cA B      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

250,628 80,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13018
CEREN YÜCEL 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 67 402 575 1688 % 80,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeADEeCD  b BEccCBDEBCDBDBACCBdDBcEC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBdcC          AA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBC D       a         d CCd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b cba B  eEd  ceE   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

342,268 40,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 30 139 205 855 % 40,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dAdEDCDeBEEb DDBDDBCBbEBCDBcBAbCB CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE dCB   ADDCEEACB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeaDeCCEDdC cBACAaCDDEC BEC        be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız aC b   AC DbeE De eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

263,815 73,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 50 35 35 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 60 348 511 1553 % 73,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdcDEDCb  b edeBCBDccaDBDBACCBaDBDECEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEe A  b  bDd AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDaCDDDa  cB CdaCe d  BdC C  E  e    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCbbD   d EA   b  e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

276,980 68,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
DERİN SABANCIOĞLU 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 52 296 451 1446 % 68,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEeCDCaEcD DcBabBC DEBCDBDBAbCaBCEDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B        AbDCdbACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAbBDBeC  C  cBdC         d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D eb   A B   E  e   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

320,165 50,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
ECRİN ÖZTÜRK 120 64 14 42 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 34 180 287 1052 % 50,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD  ECBEDBeBDdBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEaCb   EEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDD aC cBA      EC   Ca            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   D c  eEA  c  d  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

343,183 39,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  49844
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 29 138 198 841 % 39,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCDdDECBEDBCBDEBCDBeBACCBeDBDdCEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız d BE dAe  EEDDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDdCDDDCCAc  C    DEC    CC  aBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC Ebd  EeEAC ceE  b

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

222,255 89,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  97060
EFE UÇAR 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 74 471 667 1879 % 89,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD    BE cCaDEaCDdDeACCaaDBDECd Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız   BED  e  a b   AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    aBC b a   c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

298,423 60,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  1309
EMİN PALA 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 43 245 380 1264 % 60,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BabDEDCD  beBb BaB   CDaDBACCBBDBD  EDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBca  B  E bDe AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDDDbCAEB CeBC Db   cCaCdDb e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC  Db e bEAa   a  d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

281,943 66,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
EMİNE GÖZDE ÇEKİM 120 55 30 35 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 51 286 439 1401 % 66,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDbBEEae DBDbeeBDEBCDBceACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bd e Bb CAbcCEEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CcDb dDB C D   E  b      C BdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdeb cbd Bc eEBe AD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

194,695 95,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13044
EMRE TOZAN 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 83 525 739 2013 % 95,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız d aE  e edda  D eD b aEa e D A    CE EAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDAed EC ebdb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C  A B e C  a   a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCcb  EA     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 2 14

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

330,008 46,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  19119
ENES BATIN GÜLEÇ 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 32 160 249 973 % 46,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BecDEDCDeDaCBEDBCBDbdCcBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ceBEcCAcdcEEDad AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BcBCDDDCCbE ACABd   C   CCCd    a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ad bbdB   EbCeADEBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

276,898 68,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 53 297 452 1447 % 68,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbADcaCa  E BdDBCBbEdCDBcBACCBBDBDECEDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc     EcbDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  CBaBC Db C cc CA           C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız dd    B   cA   eE   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

176,068 97,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
EROL GÜLAL 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 86 537 760 2058 % 97,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bABbD D   bb    beaeBeceCeBaBAbCBcCEeEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız cdad c cCAb  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C        C         e        d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   eb   A c  bc    e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

288,008 64,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13037
FATMA NUR İÇYER 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 47 274 420 1354 % 64,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD B EbdDDBDD CBDE CDB B CCBaCE  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDdC     beda ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAd DaCC DbC    C    c C B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D ebC  A a Ee  DC  a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

206,250 93,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  1240
FERHAT YÜMLÜ 120 31 37 52 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 77 499 711 1962 % 93,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dda DCa Bccb  DBeaeC bEcaDceeACC BCEaEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız cdaA d cebaDCaEAaBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C  A   B d  a                    D B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D eba dA   Eec      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

299,135 59,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 42 240 373 1254 % 59,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEba DDeDDBCBDcBCDBaBACCBeCdDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BcaAeB d b bCddA BCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDdbC DaCA B C    aEC   C     BD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cdebC dbCeD eEab c E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

392,638 15,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 88 15 17 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 45 56 319 % 15,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bABEDCDCBEEDC DBDeBaBDEdCDBDBACCBBCEDEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcd B   ADDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCC DCCAcBACABCDDEC BEC    EB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCBbCDbACaDEDEBDeA c

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

184,515 97,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13005
HAKAN TAŞDEMİR 120 23 34 63 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 85 535 753 2046 % 97,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAB eCe Bdcb  edbbBCBbaab cceA C BdEbEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bda Cd  b   C aACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız  bc  a  C d     B      D    b         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız c   b        b     c

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

316,060 51,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13016
HALİL EROL 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 38 195 306 1090 % 51,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCadDECBEbBeBDdeCDeaBACCBaDBDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız beB DdAB  cEbaC AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCA BACABCD EC BdCCC     bb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   DdB   Eb   b    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

365,783 28,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
HASAN ARDA UZUN 120 82 27 11 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 19 85 116 601 % 28,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABcDCD BEEDCaDBaDBCBDbeCDdDBA CBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAeBddaAcedEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDBCCEDCCAdBACABCDDECEBEC    E cb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCcAda dCc EeEBDCAa 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

212,123 92,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13021
HATİCE ÇALGIN 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 75 490 697 1935 % 92,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAa DCD ebE   D D BCacEcaDBD AbCd CEDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız    Ae   e DDd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C       bC  a   d                      b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız aC b   A     E a   b

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

194,743 95,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
HATİCE NAZ GÜNGÖR 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 82 523 737 2011 % 95,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDbbC   eE aCBDcaCDBcaAe            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  dc DCbeaca              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AdBD a   a     Ce             D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb aeeB  aEA d e    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

166,585 98,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  1
İBRAHİM EGE SERİM 120 11 10 99 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 88 542 769 2076 % 98,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaA EaCe  E  a     E    e AeC     EC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız                            ae           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b         cA        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

329,750 46,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 71 31 18 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 33 161 250 975 % 46,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD D  ecbBCBDEcCDd BACCB DBDECEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaCAc EEbDaCdAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bdBDBCDbDaCcEBcd B  a e BECCC a BD Ae   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız baedDCe beEACBAbEcDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

290,138 63,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
İNANÇ SEMİZ 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 45 268 412 1337 % 63,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDdecEaCDcBDDeCBDEBCDBaBACCaeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACed Cbe bEdACadA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD   DcbC DCC EB C    aEC   a  b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b eb  dAeB  cEe dA E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

283,980 65,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 50 282 431 1384 % 65,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız eCADEDCDdDECBdDBeB EdCDBDBACCBa BDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBdc cd  a bDa AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  aBbBCDD aC E  C B  eEb eECaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bac Dbc   EAeB eEaee

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

155,588 99,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
IŞIL GÜNGÖR 120 23 72 25 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 89 545 775 2091 % 99,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız acBEeaaadddbeaDaabBaBaEcbbBaBACCaaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız ccacCcbbacbedadcCadb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 1 14 25 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız abbd ecc  bae             bB         bea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız edBbbaaAddcdedBcaced

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 5 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

307,273 56,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 67 45 8 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 39 220 343 1180 % 56,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAecDCaCDECaEDBCaDEdbDdDBACCeBcBDECEDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBcDdbddbEcbDedAAae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Matematik 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDdCDDDCCbEBACABCbcECE  CbCdDc bebcC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCc DdBDEeEdCB eEBed

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

246,623 81,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 68 408 582 1709 % 81,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCa    e  D DDBCBeE CeBDeAdCBB EDEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE c a daAb d  ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   DBbC Da         c      C   DbBDCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e c                 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

202,273 94,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  560
KADER ÇAĞLIYAN 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 79 508 721 1982 % 94,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız aCAbEabb  c dEDBCBcEcCDBDcAeCeabBDEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBe C   d              eE  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bbaaeee  ecA   eE   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

352,853 35,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13035
KADİR BALCI 120 79 32 9 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 27 112 156 743 % 35,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCDCaECBEbeeBDEdCDdDBACCeeDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAedEEEbDCdbACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AdBbBCDDDCCAEBACABC DcC   CbCdDE DC Db C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd bDaBedecACaeDdBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

364,895 29,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  87654
KAĞAN AKYILMAZ 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 20 87 120 610 % 29,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCe Eb DDBaDBCBDEcCDdDBACCBBCEbEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCaCbCdDDdEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBaCEDCCAEBACABC DdC BcCbe  aBb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DbB CaaACBDEecdDCcbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

234,690 85,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
MERVE ÇİFÇİ 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 72 442 632 1806 % 85,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeAe DCb  d B DB BDEaaDBbeA CBBD  E EDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e Bd Ccd  a DbC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A   ea    ab            B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A   ad c  EA  A E b 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

289,068 63,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13132
METE SEVER 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 46 270 415 1345 % 63,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEaCa  E BEDBCBcbceDBcBACCBaDBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCA  aEabbdaAAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız caBDcaDDcdCAcBACABC      cCdC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ba  DCe   EA  A     

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

364,805 29,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13085
MUSTAFA CAN İMAL 120 79 16 25 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 21 88 121 611 % 29,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEED  bBDbBCBDdBCDdDBACCBeCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B cA   E  DDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBaC DCCAcBACABCDD CEBEC   Db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D cAC  AeeD cEB Cc  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

207,368 92,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  2622
ÖMER FARUK GÜLSEÇEN 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 76 496 706 1954 % 92,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAaEcCD edEaCeDBcDBCBDEBebdcBAeCBaCEaEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız      Ba dAbb             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız ebdbdDcd B beE   Aeb

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

357,670 32,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 75 9 36 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 23 100 138 691 % 32,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCD  EED  DBDDBeBDEBCDBDBACCBBCEDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcd   dCAbDCEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaBD CCEDCCAEBACABCD  C BECa         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D  AC bA     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

440,543 1,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  7668
RIZA CAN KAYNAK 120 104 15 1 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 8 9 36 % 1,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDeDDBDDBCBbEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCEdADDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDeECEBECCD cEBDbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbCDbACeDdDEBDecDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

302,998 57,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  93122
SAMET FURKAN TOSUN 120 66 47 7 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 40 230 361 1219 % 57,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBEbadeDBDeBeaDbdCDBadAeCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BceACBdEdAbDeEcACBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 11 2 14,25 % 48

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CabdbBaBdCdDCCbEBdCABC ccC BECbe D  c A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCabCedAadaEbEcDdAbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,428 75,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13014
SAMET UZUN 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 62 361 525 1584 % 75,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CcBEeCD BdED  DacbeCBDEeCDdDeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BcaeCadEd DDeEEACa b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD    BbC  aC  c  e  cDce Bd         A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız aCeAa  A c  bc   A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

284,533 65,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
SEDEF İLTER 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 49 281 429 1380 % 65,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCbeDbCBEDBCBD BCedcBAbCBeDBDECaDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e  cDeAB EEEbDC AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDdCDDadCAEc C     EC  E   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  be    cAa c E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

318,663 50,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  73670
SEMİH KURNAZ 120 64 17 39 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 35 187 297 1069 % 50,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDd DBDbBeBcEdCDBcBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaACa ECADDdE ACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CD  CB BCCd CC         DcC   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız Ddd    b a   EBD  cE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

414,363 7,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 23 27 148 % 7,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDbDECBdbBCBDEdCDdDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEDCAB EEEbDCadACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCAaBACABC DEC BECCCEDEBDbADC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeaD BDE EACdADEceC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

224,075 88,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  99368
SILA ÇAKIR 120 38 40 42 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 73 463 658 1864 % 88,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAccaCa  E eEDBedDccCedDeACCBcDBaE EDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A B DCbab E cbd AAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bdBDcC D        e    Ee    aC   B a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdebea   ecd d  E ee

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

433,073 3,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  39088
SILA CÖMERT 120 101 13 6 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 13 15 70 % 3,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCDCBEEDC DBDeBCBDEBCDBcBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCEbADDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDeACBDBCCdDCCAcBACABCDDECEBECCDCaEBDCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbC  ACaDE EB C eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

371,105 25,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13002
SUDE KAVUT 120 81 15 24 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 17 72 99 531 % 25,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCeDBDDdCBDEBCDBbBACCBBCEDEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE dC     DDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBaC DaCAEBACABC DEC BdC   eb D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D  ba  AC DaeEBDC DE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

395,258 14,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 91 24 5 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 42 53 300 % 14,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD dEEa DDBDeBeBDbdCDBDBACCBBCEDEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCB ECAcDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaBDBCCEDCCAEBACABCDDEC BECeeCDbBDCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBbCebACBD eEBDCdea

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

197,145 95,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  93346
TÜRKER BENGİER 120 28 37 55 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 80 520 734 2002 % 95,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız abBE aa BaED  D bceeBDce     ACC eCE E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDeCd  C b            ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 15 9 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 15 19 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BaBaeaad  cc  dBacbca  dC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  bcA   A        Cd d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,130 75,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  33486
UĞURCAN NAZLI 120 52 46 22 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 63 362 526 1585 % 75,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCD acCBcedCBDEBCDBcBACCBcbBDEddDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcCAd dEbbDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BacC Dab AaBb  Ba eb  BECbCE b   c C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız beaacda  ecA c eEced

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

400,940 12,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 91 15 14 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 37 46 256 % 12,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDeDDBDDBCBDEBCDBDBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEadCB dCADDCEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBbCdDCCAEBACABCDe b BdCC C EBDCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız Dde C  AC e e  DCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,160 83,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13138
YUSUF ÇALIŞKAN 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 71 426 605 1751 % 83,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCa a  BEcB BcEBecBaeAaCBcDBaECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  C   CAc  Ed De AAd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BcBCDD aC    e           aC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ce  Dd    EA   b    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

196,265 95,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
YUSUF EMRE DOĞRU 120 25 26 69 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 81 522 736 2005 % 95,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız dbADEabD  d dbecCBeE CbBaeAeCaaD DEdEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız Ab                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC D C   d                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bae cCB        ba   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

185,838 97,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  92038
YUSUF YALÇIN 120 19 16 85 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 84 534 752 2045 % 97,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız C B cC   aba  D D  e cEaCD D ACCB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C b  BDBae bb  aB    b      E  b      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

244,295 81,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 48 54 18 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 69 413 589 1722 % 81,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAcEaCadecd dbcCBDdcbcBDBACCBBDBbaCa AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBEcdABbcacbbd AAda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız beBDBCDDaCCecB CAaC a e BdCCC eb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd ccCBcEeEA dceEaed

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

351,198 36,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 77 26 17 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(758.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 28 116 162 758 % 36,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABbDCDCaEEDe DBDDBeBDdBCDBDBcCCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDAede CADedE ACBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDBaCEDaCAE AC BC  EC BdCCD  aBDbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cbBAC Eb B E Ea  ce 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

376,893 22,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 85 23 12 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 67 89 471 % 22,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDdaDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACcCdCADDCEEACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDaCCd CC EBAC BCDDEC BdC  a a   cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cdBbeebAaBD eEBD cDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

334,030 44,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13043
E MRE *HLİVAN 120 70 20 30 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 31 155 238 944 % 44,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEED DDBDbBCBDEdCDdDeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAe addAbbdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD CBDBCCEadC  BACABCc E    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b  bC  AaB  eE   Ab 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

316,143 51,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  49
EMRE ARAS 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 37 194 305 1088 % 51,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCDCBEED  DBDDBCBDEBaDBcBACCBBCEDcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCBedCdbDaEdACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBaC D CbaBACABC   C  EC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  C A e d     c   A  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

260,755 75,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 49 35 36 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 64 363 527 1589 % 75,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABcDCD e dbbcDBDDdCBDEBCDBaaAeCaBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BccdeeddCAbadEaACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D d DdCe     a  CAB   E   a       Db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCebC be     EBD  D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

316,858 51,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 67 33 20 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 193 304 1086 % 51,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbAcEDCc  cCBdbdCBDdBCDBcBACCBeDBbEdEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDCAc cEcbed AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AbBDBCDDDCCAcB C BCeD   B CCCdDb DCbe   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ad cbCa EbEA BA aB  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

403,633 11,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 93 20 7 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 34 40 232 % 11,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECeEbBCBDbeCDBDBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCAB cEE DdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBcCCCEDE DCA C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCebDddbEeEACeAaEB a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

413,575 7,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  3342
OĞUZ TEKGÜL 120 97 23 0 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 25 29 154 % 7,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDbeDBcDBeBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCBdECdbDCEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAcBACABCDcECEBcCaDebEBDbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBACeEACBDbeEaDCcDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

301,943 58,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  5508
RI * CAN AYDIN 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 41 233 364 1226 % 58,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCeEEDCDDBbDBCBDEdCDBceAeCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdcAec dCADDadEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BD CCd aC c  C     ca B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeBb e A B EeE ad c 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,258 76,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  8
SEDAT ARDA KOŞUN 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 65 377 542 1613 % 76,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCa  E e DdCBDEBCDdDBACCBaDBDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEc Ae cEdbae  ACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BaBC D   A              Ca       c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız be dcee  cEd   b    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

355,095 34,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  2326
SERRA SOFUOĞLU 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 25 108 148 721 % 34,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBEEDdaDBcbBCBDE CDdDBAaCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEc eB dCAD CEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDBCCdDCCbcBACABCcDEC  E C   EBD A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b BAe bA dDdccBDecbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

372,460 24,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  49466
TOPRAK AKTOPRAK 120 84 26 10 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 70 95 517 % 24,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dcBEDCDCeEEDeeDBDbBCBDEBCDBDBAbCBBCEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bc eCB E ADcdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBdC aCCAEBACABCe Ea BECCD DE DCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBbCecAC DEbEBDeceE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

388,610 16,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  96212
TURGUT EFE DAĞDELEN 120 88 21 11 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 54 66 357 % 16,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABcDCDCBEEDbDDBDbBCBDEBCaBcBcCCBcaEeEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdC  ECdbbCEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBCCEDCCAEBAbABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b  b   AC DEeEBD Ae 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

263,180 74,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  97228
YAĞIZ EFE BULKOY 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 61 350 513 1561 % 74,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbAccDCD aECdEDcC eEdabBeeA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCcEcCAB EaE DCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  C DBCDD  CbEB C  a     B  CC c B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bac  Ce E EA e eEaD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

371,805 25,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  21338
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 84 27 9 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 16 71 97 528 % 25,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDdebCBEDBCBDEdCDBcBACCacDBDcCEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCABCEadbDdCAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBAC BCDbEa BaCaCE bBD b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC cDdBDceEACBcDEBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

293,918 62,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MF  -  0
AVŞİN ÇAKAN 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 44 258 397 1306 % 62,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bAdE CD  baeC DBD BC aEce acdb   BdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız c cAea   A     ACdaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 0 14 16,00 % 53

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BD CC       A A  D  CEBECCDeDEBD Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBAC bAa D eEBDCA E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C

13

%14,61

10

%11,24

41

%46,07

17

%19,10

7

%7,87

1

%1,12
 

Doğru (%46,07)

Yanlış (%52,81)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Sözcükte Anlam A

75

%84,27

2

%2,25

7

%7,87

2

%2,25
 

3

%3,37
 

Doğru (%84,27)

Yanlış (%12,36)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

5

%5,62

79

%88,76
 

4

%4,49

1

%1,12
  

Doğru (%88,76)

Yanlış (%11,24)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

2

%2,25

11

%12,36

1

%1,12

68

%76,40

7

%7,87
 

Doğru (%76,40)

Yanlış (%15,73)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 İki Cümleyi Birleştirme D  

1

%1,12

6

%6,74

70

%78,65

8

%8,99

4

%4,49
 

Doğru (%78,65)

Yanlış (%16,85)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

2

%2,25

4

%4,49

81

%91,01
  

2

%2,25
 

Doğru (%91,01)

Yanlış (%6,74)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

12

%13,48

1

%1,12
 

72

%80,90

3

%3,37

1

%1,12
 

Doğru (%80,90)

Yanlış (%17,98)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma C

1

%1,12

2

%2,25

44

%49,44

3

%3,37

2

%2,25

37

%41,57
 

Doğru (%49,44)

Yanlış (%8,99)

Boş (%41,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

3

%3,37

52

%58,43
 

6

%6,74

19

%21,35

9

%10,11
 

Doğru (%58,43)

Yanlış (%31,46)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı E

3

%3,37

4

%4,49

4

%4,49

15

%16,85

54

%60,67

9

%10,11
 

Doğru (%60,67)

Yanlış (%29,21)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Soru İşareti E

2

%2,25

10

%11,24

13

%14,61

5

%5,62

53

%59,55

6

%6,74
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%33,71)

Boş (%6,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Noktalama İşaretleri - Karma D

18

%20,22

15

%16,85

1

%1,12

49

%55,06

4

%4,49

2

%2,25
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%42,70)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

[1] CÜMLENİN ÖGELERİ [2] Tamlamalar -
Karma C  

4

%4,49

18

%20,22

12

%13,48

8

%8,99

47

%52,81
 

Doğru (%20,22)

Yanlış (%26,97)

Boş (%52,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 [1] Fiilimsiler - Karma [2] Ek Fiil D

9

%10,11
 

1

%1,12

27

%30,34

9

%10,11

43

%48,31
 

Doğru (%30,34)

Yanlış (%21,35)

Boş (%48,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D  

3

%3,37

6

%6,74

74

%83,15

1

%1,12

5

%5,62
 

Doğru (%83,15)

Yanlış (%11,24)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Anlatım Teknikleri B

2

%2,25

71

%79,78
 

2

%2,25

1

%1,12

13

%14,61
 

Doğru (%79,78)

Yanlış (%5,62)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafı İkiye Ayırma D

7

%7,87

7

%7,87

8

%8,99

60

%67,42

2

%2,25

5

%5,62
 

Doğru (%67,42)

Yanlış (%26,97)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%1,12

22

%24,72

4

%4,49

41

%46,07

12

%13,48

9

%10,11
 

Doğru (%46,07)

Yanlış (%43,82)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafın Yorumlanması B

3

%3,37

64

%71,91

5

%5,62

5

%5,62

7

%7,87

5

%5,62
 

Doğru (%71,91)

Yanlış (%22,47)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%3,37

1

%1,12

57

%64,04
 

24

%26,97

4

%4,49
 

Doğru (%64,04)

Yanlış (%31,46)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

5

%5,62

75

%84,27
 

1

%1,12
 

8

%8,99
 

Doğru (%84,27)

Yanlış (%6,74)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

4

%4,49

7

%7,87

7

%7,87

60

%67,42

6

%6,74

5

%5,62
 

Doğru (%67,42)

Yanlış (%26,97)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E

1

%1,12

7

%7,87

7

%7,87

7

%7,87

65

%73,03

2

%2,25
 

Doğru (%73,03)

Yanlış (%24,72)

Boş (%2,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

6

%6,74

36

%40,45

16

%17,98

18

%20,22

7

%7,87

6

%6,74
 

Doğru (%40,45)

Yanlış (%52,81)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

6

%6,74

4

%4,49

69

%77,53

1

%1,12

5

%5,62

4

%4,49
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%17,98)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%1,12

4

%4,49

4

%4,49

67

%75,28

9

%10,11

4

%4,49
 

Doğru (%75,28)

Yanlış (%20,22)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%3,37

61

%68,54

2

%2,25

16

%17,98

2

%2,25

5

%5,62
 

Doğru (%68,54)

Yanlış (%25,84)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

11

%12,36

4

%4,49

21

%23,60

46

%51,69

4

%4,49

3

%3,37
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%44,94)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

2

%2,25

60

%67,42

1

%1,12

2

%2,25

17

%19,10

7

%7,87
 

Doğru (%67,42)

Yanlış (%24,72)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

85

%95,51

1

%1,12

2

%2,25
  

1

%1,12
 

Doğru (%95,51)

Yanlış (%3,37)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,25

7

%7,87

63

%70,79

1

%1,12

9

%10,11

7

%7,87
 

Doğru (%70,79)

Yanlış (%21,35)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

85

%95,51
  

4

%4,49
 

Doğru (%95,51)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

10

%11,24

66

%74,16
 

1

%1,12

3

%3,37

9

%10,11
 

Doğru (%74,16)

Yanlış (%15,73)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

21

%23,60

42

%47,19

6

%6,74

1

%1,12

11

%12,36

8

%8,99
 

Doğru (%47,19)

Yanlış (%43,82)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

1

%1,12
 

70

%78,65

10

%11,24
 

8

%8,99
 

Doğru (%78,65)

Yanlış (%12,36)

Boş (%8,99)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

1

%1,12

1

%1,12

4

%4,49

3

%3,37

76

%85,39

4

%4,49
 

Doğru (%85,39)

Yanlış (%10,11)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

4

%4,49

2

%2,25

1

%1,12

65

%73,03

3

%3,37

14

%15,73
 

Doğru (%73,03)

Yanlış (%11,24)

Boş (%15,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

2

%2,25
 

2

%2,25

3

%3,37

76

%85,39

6

%6,74
 

Doğru (%85,39)

Yanlış (%7,87)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

70

%78,65

5

%5,62

4

%4,49

3

%3,37

1

%1,12

6

%6,74
 

Doğru (%78,65)

Yanlış (%14,61)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

69

%77,53

6

%6,74
 

3

%3,37

2

%2,25

9

%10,11
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%12,36)

Boş (%10,11)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete B  

72

%83,72

6

%6,98
  

8

%9,30
 

Doğru (%83,72)

Yanlış (%6,98)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi E  

1

%1,16

9

%10,47

13

%15,12

50

%58,14

13

%15,12
 

Doğru (%58,14)

Yanlış (%26,74)

Boş (%15,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 İslam Dünyası Liderliği D

13

%15,12
 

41

%47,67

15

%17,44

2

%2,33

15

%17,44
 

Doğru (%17,44)

Yanlış (%65,12)

Boş (%17,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

37

%43,02

1

%1,16

6

%6,98

19

%22,09

16

%18,60

7

%8,14
 

Doğru (%43,02)

Yanlış (%48,84)

Boş (%8,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel
Esaslar C

1

%1,16

1

%1,16

44

%51,16

2

%2,33

23

%26,74

15

%17,44
 

Doğru (%51,16)

Yanlış (%31,40)

Boş (%17,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen,
Boylam ve Boylam Etkisi B

8

%9,30

29

%33,72

10

%11,63

10

%11,63

10

%11,63

19

%22,09
 

Doğru (%33,72)

Yanlış (%44,19)

Boş (%22,09)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Kayaçlar C

4

%4,65

4

%4,65

5

%5,81

12

%13,95

2

%2,33

59

%68,60
 

Doğru (%5,81)

Yanlış (%25,58)

Boş (%68,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik E

2

%2,33

4

%4,65

11

%12,79

13

%15,12

23

%26,74

33

%38,37
 

Doğru (%26,74)

Yanlış (%34,88)

Boş (%38,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri C

3

%3,49

3

%3,49

47

%54,65

11

%12,79

4

%4,65

18

%20,93
 

Doğru (%54,65)

Yanlış (%24,42)

Boş (%20,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri A

52

%60,47

9

%10,47

4

%4,65

4

%4,65
 

17

%19,77
 

Doğru (%60,47)

Yanlış (%19,77)

Boş (%19,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

1

%1,16

37

%43,02

4

%4,65

28

%32,56

2

%2,33

14

%16,28
 

Doğru (%32,56)

Yanlış (%51,16)

Boş (%16,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D

6

%6,98

10

%11,63

3

%3,49

45

%52,33

8

%9,30

14

%16,28
 

Doğru (%52,33)

Yanlış (%31,40)

Boş (%16,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Bilim Felsefesi C

3

%3,49

1

%1,16

27

%31,40

36

%41,86

8

%9,30

11

%12,79
 

Doğru (%31,40)

Yanlış (%55,81)

Boş (%12,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Sanat Felsefesi E

14

%16,28

1

%1,16

1

%1,16

5

%5,81

53

%61,63

12

%13,95
 

Doğru (%61,63)

Yanlış (%24,42)

Boş (%13,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

3

%3,49

4

%4,65

8

%9,30

9

%10,47

39

%45,35

23

%26,74
 

Doğru (%45,35)

Yanlış (%27,91)

Boş (%26,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Allah İnsan İlişkisi A

77

%89,53
 

1

%1,16
  

8

%9,30
 

Doğru (%89,53)

Yanlış (%1,16)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Din ve İslam C

2

%2,33
 

67

%77,91

4

%4,65

1

%1,16

12

%13,95
 

Doğru (%77,91)

Yanlış (%8,14)

Boş (%13,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Bilgi ve İnanç B

19

%22,09

53

%61,63

1

%1,16

2

%2,33

1

%1,16

10

%11,63
 

Doğru (%61,63)

Yanlış (%26,74)

Boş (%11,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Allah İnsan İlişkisi C

6

%6,98

1

%1,16

16

%18,60

17

%19,77

1

%1,16

45

%52,33
 

Doğru (%18,60)

Yanlış (%29,07)

Boş (%52,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İslam ve İbadet A

67

%77,91

4

%4,65
 

1

%1,16

2

%2,33

12

%13,95
 

Doğru (%77,91)

Yanlış (%8,14)

Boş (%13,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E      

86

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Bilgi Felsefesi B      

86

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri A      

86

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A  

1

%1,16
   

85

%98,84
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,16)

Boş (%98,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Siyaset Felsefesi E

1

%1,16
    

85

%98,84
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,16)

Boş (%98,84)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Dört İşlem Yeteneği C

5

%5,68
 

81

%92,05
  

2

%2,27
 

Doğru (%92,05)

Yanlış (%5,68)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D

1

%1,14

2

%2,27

2

%2,27

61

%69,32
 

22

%25,00
 

Doğru (%69,32)

Yanlış (%5,68)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Rutin Olmayan Problemler D  

5

%5,68

1

%1,14

69

%78,41

3

%3,41

10

%11,36
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%10,23)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar A

43

%48,86

4

%4,55

1

%1,14

4

%4,55
 

36

%40,91
 

Doğru (%48,86)

Yanlış (%10,23)

Boş (%40,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Faktöriyel Kavramı C

7

%7,95

4

%4,55

21

%23,86

6

%6,82

12

%13,64

38

%43,18
 

Doğru (%23,86)

Yanlış (%32,95)

Boş (%43,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Rutin Olmayan Problemler B

3

%3,41

67

%76,14

2

%2,27

1

%1,14

1

%1,14

14

%15,91
 

Doğru (%76,14)

Yanlış (%7,95)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları D

7

%7,95

3

%3,41

3

%3,41

63

%71,59

1

%1,14

11

%12,50
 

Doğru (%71,59)

Yanlış (%15,91)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Periyodik Durumlar B

4

%4,55

59

%67,05

5

%5,68

6

%6,82

4

%4,55

10

%11,36
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%21,59)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Rasyonel Sayılarda Sıralama C

19

%21,59

10

%11,36

35

%39,77

3

%3,41

3

%3,41

18

%20,45
 

Doğru (%39,77)

Yanlış (%39,77)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C   

71

%80,68

1

%1,14

5

%5,68

11

%12,50
 

Doğru (%80,68)

Yanlış (%6,82)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Mutlak Değerli Denklemler E

1

%1,14

1

%1,14
 

16

%18,18

18

%20,45

52

%59,09
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%20,45)

Boş (%59,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

8

%9,09

2

%2,27

1

%1,14

45

%51,14
 

32

%36,36
 

Doğru (%51,14)

Yanlış (%12,50)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Üslü ifadeler C

21

%23,86

4

%4,55

39

%44,32

8

%9,09

2

%2,27

14

%15,91
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%39,77)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Köklü ifadeler C

1

%1,14
 

58

%65,91

1

%1,14
 

28

%31,82
 

Doğru (%65,91)

Yanlış (%2,27)

Boş (%31,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 EBOB-EKOK A

32

%36,36

10

%11,36

1

%1,14
 

3

%3,41

42

%47,73
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%15,91)

Boş (%47,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Oran ve Orantı E

6

%6,82

1

%1,14

19

%21,59

1

%1,14

31

%35,23

30

%34,09
 

Doğru (%35,23)

Yanlış (%30,68)

Boş (%34,09)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

3

%3,41

50

%56,82

6

%6,82

2

%2,27
 

27

%30,68
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%12,50)

Boş (%30,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kesir Problemleri A

34

%38,64

2

%2,27

2

%2,27

3

%3,41
 

47

%53,41
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%7,95)

Boş (%53,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Yaş Problemleri C

1

%1,14

2

%2,27

52

%59,09

1

%1,14

1

%1,14

31

%35,23
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%5,68)

Boş (%35,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İşçi Problemleri A

35

%39,77

1

%1,14

1

%1,14

2

%2,27

6

%6,82

43

%48,86
 

Doğru (%39,77)

Yanlış (%11,36)

Boş (%48,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Karışım Problemleri B

4

%4,55

42

%47,73
 

1

%1,14
 

41

%46,59
 

Doğru (%47,73)

Yanlış (%5,68)

Boş (%46,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

3

%3,41

1

%1,14

39

%44,32

2

%2,27
 

43

%48,86
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%6,82)

Boş (%48,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hareket Problemleri D  

2

%2,27

6

%6,82

19

%21,59

4

%4,55

57

%64,77
 

Doğru (%21,59)

Yanlış (%13,64)

Boş (%64,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

5

%5,68

3

%3,41

6

%6,82

24

%27,27

6

%6,82

44

%50,00
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%22,73)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E  

2

%2,27

7

%7,95

3

%3,41

35

%39,77

41

%46,59
 

Doğru (%39,77)

Yanlış (%13,64)

Boş (%46,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

6

%6,82

2

%2,27

39

%44,32
 

5

%5,68

36

%40,91
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%14,77)

Boş (%40,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E  

1

%1,14
  

10

%11,36

77

%87,50
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%1,14)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Permütasyon B  

44

%50,00
  

3

%3,41

41

%46,59
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%3,41)

Boş (%46,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları E

2

%2,27

2

%2,27

5

%5,68

17

%19,32

24

%27,27

38

%43,18
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%29,55)

Boş (%43,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi C

3

%3,41
 

54

%61,36
  

31

%35,23
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%3,41)

Boş (%35,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Özel Açılı Üçgenler C

2

%2,27

4

%4,55

16

%18,18
 

1

%1,14

65

%73,86
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%7,95)

Boş (%73,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler D  

1

%1,14
 

9

%10,23

4

%4,55

74

%84,09
 

Doğru (%10,23)

Yanlış (%5,68)

Boş (%84,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açılar C

1

%1,14

1

%1,14

7

%7,95

2

%2,27

2

%2,27

75

%85,23
 

Doğru (%7,95)

Yanlış (%6,82)

Boş (%85,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Açılar D

3

%3,41

1

%1,14

2

%2,27

19

%21,59

3

%3,41

60

%68,18
 

Doğru (%21,59)

Yanlış (%10,23)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen E

6

%6,82

9

%10,23

1

%1,14
 

19

%21,59

53

%60,23
 

Doğru (%21,59)

Yanlış (%18,18)

Boş (%60,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgenlerin Benzerliği B  

24

%27,27

1

%1,14
  

63

%71,59
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%1,14)

Boş (%71,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler D  

2

%2,27

2

%2,27

24

%27,27

1

%1,14

59

%67,05
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%5,68)

Boş (%67,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Eşkenar Dörtgen C

2

%2,27

10

%11,36

10

%11,36
 

2

%2,27

64

%72,73
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%15,91)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

19

%21,59

7

%7,95

6

%6,82
 

1

%1,14

55

%62,50
 

Doğru (%21,59)

Yanlış (%15,91)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler D

1

%1,14

5

%5,68

3

%3,41

4

%4,55

10

%11,36

65

%73,86
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%21,59)

Boş (%73,86)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

6

%6,90

18

%20,69

9

%10,34

38

%43,68

8

%9,20

8

%9,20
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%47,13)

Boş (%9,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

4

%4,60

7

%8,05

22

%25,29

23

%26,44

6

%6,90

25

%28,74
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%45,98)

Boş (%28,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Elektrik Devreleri B

4

%4,60

26

%29,89

11

%12,64

4

%4,60

19

%21,84

23

%26,44
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%43,68)

Boş (%26,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

21

%24,14

58

%66,67

1

%1,15

2

%2,30
 

5

%5,75
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%70,11)

Boş (%5,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket C

10

%11,49

6

%6,90

30

%34,48

10

%11,49

11

%12,64

20

%22,99
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%42,53)

Boş (%22,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Su Dalgaları D

5

%5,75

1

%1,15

5

%5,75

5

%5,75

15

%17,24

56

%64,37
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%29,89)

Boş (%64,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Küresel Aynalar E

6

%6,90

15

%17,24

6

%6,90

7

%8,05

5

%5,75

48

%55,17
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%39,08)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği A

64

%73,56

8

%9,20
 

9

%10,34

1

%1,15

5

%5,75
 

Doğru (%73,56)

Yanlış (%20,69)

Boş (%5,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Atomun Yapısı [2] Katman Elektron
Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma C

12

%13,79
 

31

%35,63

1

%1,15

4

%4,60

39

%44,83
 

Doğru (%35,63)

Yanlış (%19,54)

Boş (%44,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Katılar B

6

%6,90

24

%27,59

5

%5,75

11

%12,64

7

%8,05

34

%39,08
 

Doğru (%27,59)

Yanlış (%33,33)

Boş (%39,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D

1

%1,15

1

%1,15

5

%5,75

22

%25,29

5

%5,75

53

%60,92
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%13,79)

Boş (%60,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

1

%1,15

7

%8,05

1

%1,15

5

%5,75

20

%22,99

53

%60,92
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%16,09)

Boş (%60,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri D

1

%1,15

9

%10,34

4

%4,60

3

%3,45

42

%48,28

28

%32,18
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%64,37)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E  

1

%1,15

17

%19,54

1

%1,15

62

%71,26

6

%6,90
 

Doğru (%71,26)

Yanlış (%21,84)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B

6

%6,90

27

%31,03

6

%6,90

3

%3,45

2

%2,30

43

%49,43
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%19,54)

Boş (%49,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma D

2

%2,30

2

%2,30

2

%2,30

36

%41,38

10

%11,49

35

%40,23
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%18,39)

Boş (%40,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Mitokondri C

4

%4,60

4

%4,60

16

%18,39

8

%9,20

13

%14,94

42

%48,28
 

Doğru (%18,39)

Yanlış (%33,33)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Vitaminler ve Hormonlar A

24

%27,59
 

23

%26,44

3

%3,45

1

%1,15

36

%41,38
 

Doğru (%27,59)

Yanlış (%31,03)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Hayvanlar D

3

%3,45

16

%18,39

2

%2,30

14

%16,09

20

%22,99

32

%36,78
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%47,13)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

5

%5,75

2

%2,30

3

%3,45

3

%3,45

43

%49,43

31

%35,63
 

Doğru (%49,43)

Yanlış (%14,94)

Boş (%35,63)
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