
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4 320 672 1944 191881

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,03 8,66 24,87 2,17 1,82 1,71 2,80 1,29 2,48 3,35 0,84 3,14 4,14 0,47 4,02 0,00 0,01 0,00 14,36 3,47 13,49 3,00 0,66 2,84 2,22 2,13 1,69 2,44 1,16 2,15 2,42 1,10 2,15 63,9321,61 58,54 314,420

Okul Ortalaması 27,75 7,93 25,77 2,18 1,98 1,68 3,07 1,12 2,79 3,35 0,80 3,15 4,16 0,40 4,06 0,00 0,01 0,00 12,89 3,32 12,06 2,25 0,45 2,13 2,01 2,39 1,41 1,80 1,08 1,53 2,17 1,09 1,90 61,6320,57 56,48 310,480

KATILIMLAR

1 0 ABDULLAH AYYILDIZ 11E 35 5 33,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 102 13 98,75 436,564 14413

2 0 HAFSA KALAYCI 11E 35 5 33,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 102 18 97,50 433,113 16196

3 0 MERVE BAŞOĞLU 11E 36 3 35,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 0 27,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 6 0 6,00 99 8 97,00 431,942 16829

4 0 ESRA KARAHAN 11E 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 100 19 95,25 425,410 20634

5 0 POLAT ONUR AKPINAR 11E 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 0 26,00 4 0 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 6 0 6,00 95 14 91,50 415,694 26305

6 0 NURİ POLAT 11E 29 10 26,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 4 22,00 5 1 4,75 2 5 0,75 5 1 4,75 4 1 3,75 80 26 73,50 361,700 61446

7 0 AYŞE MİNA ÇOBAN 11E 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 56 18 51,50 296,595 112908

8 0 ZEHRA  GÜRGER 11E 30 8 28,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 53 22 47,50 284,427 123212

9 0 AYŞEN AYVA 11E 28 6 26,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 50 17 45,75 279,266 127611

10 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN11E 23 12 20,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 3 15,25 2 5 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 53 29 45,75 278,880 127947

11 0 MEHMET KARAN 11E 20 13 16,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 35 18 30,50 234,042 160733

12 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11E 14 12 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 23 20 18,00 198,371 176113
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4 320 672 1944 191881

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,0 8,7 24,87 12,5 4,4 11,36 17,4 4,1 16,33 7,1 4,4 5,98 63,9 21,6 58,54 314,420

Okul Ortalaması 27,8 7,9 25,77 12,8 4,3 11,68 15,1 3,8 14,19 6,0 4,6 4,83 61,6 20,6 56,47 310,480

KATILIMLAR

1 0 ABDULLAH AYYILDIZ 11E 35 5 33,75 17 2 16,50 35 2 34,50 15 4 14,00 102 13 98,75 436,564 1 18 72 171 14413

2 0 HAFSA KALAYCI 11E 35 5 33,75 16 4 15,00 35 5 33,75 16 4 15,00 102 18 97,50 433,113 2 21 82 194 16196

3 0 MERVE BAŞOĞLU 11E 36 3 35,25 14 2 13,50 32 1 31,75 17 2 16,50 99 8 97,00 431,942 3 22 84 198 16829

4 0 ESRA KARAHAN 11E 36 4 35,00 17 3 16,25 35 4 34,00 12 8 10,00 100 19 95,25 425,410 4 24 95 230 20634

5 0 POLAT ONUR AKPINAR 11E 32 8 30,00 17 3 16,25 30 0 30,00 16 3 15,25 95 14 91,50 415,694 5 32 116 286 26305

6 0 NURİ POLAT 11E 29 10 26,50 12 4 11,00 28 5 26,75 11 7 9,25 80 26 73,50 361,700 6 77 223 641 61446

7 0 AYŞE MİNA ÇOBAN 11E 28 7 26,25 15 5 13,75 6 1 5,75 7 5 5,75 56 18 51,50 296,595 7 167 413 1174 112908

8 0 ZEHRA  GÜRGER 11E 30 8 28,00 15 2 14,50 2 3 1,25 6 9 3,75 53 22 47,50 284,427 8 189 449 1277 123212

9 0 AYŞEN AYVA 11E 28 6 26,50 14 2 13,50 3 3 2,25 5 6 3,50 50 17 45,75 279,266 9 206 473 1327 127611

10 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN11E 23 12 20,00 10 4 9,00 16 3 15,25 4 10 1,50 53 29 45,75 278,880 10 208 475 1331 127947

11 0 MEHMET KARAN 11E 20 13 16,75 15 5 13,75 35 18 30,50 234,042 11 274 594 1669 160733

12 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11E 14 12 11,00 1 1 0,75 3 4 2,00 5 3 4,25 23 20 18,00 198,371 12 311 648 1814 176113
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BİLGİ SARMAL TYT TG 4

436,564 7,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ABDULLAH AYYILDIZ 120 102 13 5 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 72 171 14413 % 7,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevaplarınız dAACCBCDEBeDBCEBCDCAACBEAaDBEECdcDABECBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

Cevaplarınız e EDAEDeBAADABADDDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

Cevaplarınız D CEBCABAEC DECDDBeBBBAEAAbCCBBADE AACED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Cevaplarınız CdcEDAeAE DAeECBABAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

296,595 58,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞE MİNA ÇOBAN 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 167 413 1174 112908 % 58,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız DCEeACC   EceDeCEB DCAACBEdaDBbE EADABEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız aACBEBdbDCAeADABADDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız BA  aE           D      A    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız e    Eae cE  A ACeAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

279,266 66,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞEN AYVA 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 206 473 1327 127611 % 66,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız DCEcAeC B    DBCcBCbaAACBEbBDBE CEADABEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız eAC    EDCABADAaADDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız      E  Cc    b     e          E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız e bdbb DE       bBAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

198,371 91,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BURAK EFE CANKILIÇ 120 23 20 77 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 311 648 1814 176113 % 91,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız DCbAACC  ca  Dd cddaCAAdBcABDab         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız     E e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız     C  d  c  A   b  D      b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız eAaEb DD           B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

425,410 10,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ESRA KARAHAN 120 100 19 1 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 95 230 20634 % 10,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız DCEAACCBBDEBDDBCEBCDaAACBEABDBEECdbcABEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız ceCBEBAEDCABADAaADDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız BADCCEBdCBAECeDECDDBcBBBAEAADCDEBAeE AAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız DAbdbbDeEdEDDAAdeBAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

433,113 8,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
HAFSA KALAYCI 120 102 18 0 97 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 82 194 16196 % 8,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevaplarınız EAACCBCbEdDDBCEBCDCAACBEABDBbECcADABECBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

Cevaplarınız CadbAEDCcAADABADDDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

Cevaplarınız DCCEBCABAECADECDDBeBBBAEAbDbCcBADEBAAdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Cevaplarınız adDEcADAdDDADECBABAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

234,042 83,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
MEHMET KARAN 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 274 594 1669 160733 % 83,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevaplarınız EAACCaCeEdaD CEd bdAACdEbaDBba  A AcEC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

Cevaplarınız eBdbAEDeBAADAaADDDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

278,880 66,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
MEHMETENES ÇAĞLIYAN 120 53 29 38 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 208 475 1331 127947 % 66,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız bCdeAdC dDE eDBCEdCbaAACe dBDBbE EA ABEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız c e   c DbABA ABADDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız BAD CEd CBAE  eE DDBD BBc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız eACabbceE d e   be B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

431,942 8,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
MERVE BAŞOĞLU 120 99 8 13 97 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 84 198 16829 % 8,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevaplarınız EcACCBCDEB DBCEBCDCAACBEABDBaECEADAcECBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

Cevaplarınız    D EDeBAADeBADDDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

Cevaplarınız DCCEBCABAE  DECDDBDBBBAEAA CCBBA   A eED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Cevaplarınız CEaEDADA DbADECBABAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

361,700 32,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
NURİ POLAT 120 80 26 14 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 77 223 641 61446 % 32,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız DCEAACedBDE eDeCEBdDCAACcEAaDaEECdADAcEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız cAe dB ED AeAD BADDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız BADCCEdCCBAE deECDDBeBBBA AA C EeAD BA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız DdadbbDbEA DDAA eBAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT TG 4

415,694 13,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
POLAT ONUR AKPINAR 120 95 14 11 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 32 116 286 26305 % 13,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevaplarınız DCEAACadBDEBbDBCEdCDCAcCdEABDBbECbADABEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

Cevaplarınız eACBbBAEDCABADABAbDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 30 0 10 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevaplarınız BAD CEBCCBAECADECDDB BBB EA DC  BA  BA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevaplarınız DACdDbDDEAE DdAACBAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100
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1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 189 449 1277 123212 % 64,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 320 672 1944 191881

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevaplarınız EAACC CedB DeCEdaDCAACBEAaDBEECEAcABECBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

Cevaplarınız    cAaDCBAADABADDDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

Cevaplarınız   aE    A             b      c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Cevaplarınız ddbEc  Ad  AebCBbd A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
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