
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,33 8,79 24,13 2,57 1,88 2,10 2,25 1,20 1,95 3,40 0,64 3,24 1,44 1,36 1,10 0,02 0,01 0,02 15,04 3,37 14,20 1,67 0,70 1,49 1,67 2,12 1,14 2,01 0,84 1,80 1,70 1,30 1,37 58,1022,21 52,54 298,770

Okul Ortalaması 25,61 9,00 23,36 2,48 1,91 2,01 2,21 1,21 1,91 3,25 0,64 3,09 1,34 1,32 1,01 0,02 0,00 0,02 13,19 3,41 12,34 1,23 0,59 1,08 1,38 2,20 0,83 1,49 0,76 1,30 1,46 1,25 1,15 53,6622,29 48,10 284,740

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11 37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 27 2 26,50 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 104 15 100,25 441,102 17

2 0 MELİS GÜNAY 11 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 28 2 27,50 7 3 6,25 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 97 21 91,75 415,734 53

3 0 ALİ OKTAY ATAR 11 37 3 36,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 25 0 25,00 6 2 5,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 94 19 89,25 408,323 76

4 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11 36 2 35,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 25 3 24,25 6 0 6,00 1 2 0,50 1 1 0,75 86 10 83,50 389,082 122

5 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11 30 7 28,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 26 3 25,25 7 1 6,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 87 22 81,50 386,089 132

6 0 EMİR BARLAS 11 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 23 6 21,50 4 6 2,50 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 82 37 72,75 359,359 218

7 0 EZGİ KAPAR 11 29 6 27,50 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 26 1 25,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 76 17 71,75 356,468 231

8 0 DAVUT TAŞTEPE 11 30 3 29,25 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 24 2 23,50 3 0 3,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 3 0,25 75 17 70,75 352,492 247

9 0 ELİF ECE TUNCAR 11 30 6 28,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 24 3 23,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 74 17 69,75 349,960 254

10 0 DOĞA SU KAYNAK 11 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 24 4 23,00 5 1 4,75 2 4 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 76 31 68,25 344,904 272

11 0 BETÜL NAZ GÖK 11 33 7 31,25 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 22 4 21,00 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 73 25 66,75 340,427 290

12 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 18 2 17,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 71 23 65,25 337,860 304

13 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 21 5 19,75 0 4 -1,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 72 31 64,25 334,495 324

14 0 İREM KUL 11 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 2 1 1,75 68 13 64,75 333,970 327

15 0 MEHMET ALİ AYDIN 11 28 11 25,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 28 2 27,50 2 6 0,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 73 42 62,50 328,043 357

16 0 BERAT KORKMAZ 11 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 25 2 24,50 66 16 62,00 326,018 371

17 0 EGEMEN YILMAZ 11 25 13 21,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 24 2 23,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 65 26 58,50 316,857 420

18 0 GAZİ SAKÇAK 11 23 4 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 13 1 12,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 57 9 54,75 306,393 478

19 0 ALİ ÇELİK 11 22 7 20,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 22 1 21,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 59 17 54,75 305,590 484

20 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11 30 8 28,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 14 8 12,00 2 0 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 62 31 54,25 304,106 494

21 0 NAZ AYKURT 11 30 8 28,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 18 6 16,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 60 23 54,25 303,391 496

22 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 8 8 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 59 22 53,50 301,302 502

23 0 AHSEN AYKANAT 11 29 6 27,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 17 3 16,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 11 53,25 300,301 510

24 0 METİN ALMACIK 11 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 15 1 14,75 1 0 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 57 27 50,25 292,280 549

25 0 İREM ERKLİ 11 21 11 18,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 17 1 16,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 54 16 50,00 292,017 554

26 0 FATMA NUR ÖCEL 11 32 6 30,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 13 3 12,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 55 22 49,50 289,952 572

27 0 ALP CAN YÖRÜK 11 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 13 3 12,25 0 1 -0,25 54 20 49,00 287,989 584

28 0 ENES ÇAĞLIYAN 11 25 8 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 17 5 15,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 56 29 48,75 287,494 585

29 0 ORHAN KARASOY 11 25 8 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 17 48,75 287,464 586
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,33 8,79 24,13 2,57 1,88 2,10 2,25 1,20 1,95 3,40 0,64 3,24 1,44 1,36 1,10 0,02 0,01 0,02 15,04 3,37 14,20 1,67 0,70 1,49 1,67 2,12 1,14 2,01 0,84 1,80 1,70 1,30 1,37 58,1022,21 52,54 298,770

Okul Ortalaması 25,61 9,00 23,36 2,48 1,91 2,01 2,21 1,21 1,91 3,25 0,64 3,09 1,34 1,32 1,01 0,02 0,00 0,02 13,19 3,41 12,34 1,23 0,59 1,08 1,38 2,20 0,83 1,49 0,76 1,30 1,46 1,25 1,15 53,6622,29 48,10 284,740

KATILIMLAR

30 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11 25 11 22,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 21 2 20,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 54 21 48,75 287,122 588

31 0 BERİL UMURKAN 11 27 3 26,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 14 1 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 50 7 48,25 286,327 596

32 0 ALP EMRE TEZEL 11 24 16 20,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 17 6 15,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 59 47 47,25 284,031 611

33 0 ZEYNEP KARAKAN 11 23 12 20,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 13 5 11,75 2 1 1,75 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 55 31 47,25 282,935 617

34 0 HASAN TUNÇ 11 22 15 18,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 19 5 17,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 56 37 46,75 281,777 627

35 0 NİSANUR YÜM 11 28 6 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 10 4 9,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 51 18 46,50 280,811 632

36 0 EFE ERFİDAN 11 24 12 21,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 18 2 17,50 0 1 -0,25 50 19 45,25 276,988 657

37 0 ENES KOCA 11 26 11 23,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 13 1 12,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 51 23 45,25 276,914 659

38 0 ELİF SAĞIR 11 27 6 25,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 1 15,75 1 0 1,00 2 1 1,75 47 9 44,75 276,047 665

39 0 DİLANUR BEGDE 11 31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 19 43,25 271,265 681

40 0 BEGÜM KARADAVUT 11 28 7 26,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 4 15,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 47 16 43,00 270,622 686

41 0 LARA SOLAK 11 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 5 3 4,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 49 28 42,00 267,693 706

42 0 MEHMET TUNCER 11 22 7 20,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 12 4 11,00 45 13 41,75 266,857 714

43 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11 12 14 8,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 23 5 21,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 48 29 40,75 265,208 722

44 0 BADE NUR YAMAN 11 25 12 22,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 48 28 41,00 264,883 724

45 0 CEYDA KAYNAR 11 27 10 24,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 6 2 5,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 16 41,00 264,744 726

46 0 ELİF ÖZYURT 11 29 4 28,00 13 1 12,75 42 5 40,75 263,681 738

47 0 TUANAÜÖKMEN 11 26 11 23,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 8 6 6,50 1 1 0,75 45 24 39,00 258,905 765

48 0 BERFİN ARTUVAN 11 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 1 0 1,00 42 19 37,25 253,847 791

49 0 SELMAN BURDURLU 11 19 10 16,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 16 2 15,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 42 26 35,50 248,552 815

50 0 DEFNE D URUL 11 28 9 25,75 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 37 10 34,50 245,503 837

51 0 EMİNE ALCEYLAN 11 7 7 5,25 2 0 2,00 1 1 0,75 19 1 18,75 7 0 7,00 36 9 33,75 245,180 839

52 0 ERAY YILMAZ 11 19 11 16,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 41 30 33,50 242,656 852

53 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11 10 4 9,00 23 4 22,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 35 11 32,25 239,027 874

54 0 BEDİRHAN CANBAZ 11 16 19 11,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 8 9 5,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 40 33 31,75 238,227 876

55 0 EZGİ MUTLU 11 27 10 24,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 35 13 31,75 237,493 882

56 0 RABİA ÜLKER 11 21 9 18,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 38 28 31,00 235,748 896

57 0 GÖKTUĞ TAKAN 11 24 9 21,75 9 6 7,50 1 0 1,00 34 15 30,25 233,070 903

58 0 ECRİN DORUM 11 25 12 22,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 27 30,25 232,961 905
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,33 8,79 24,13 2,57 1,88 2,10 2,25 1,20 1,95 3,40 0,64 3,24 1,44 1,36 1,10 0,02 0,01 0,02 15,04 3,37 14,20 1,67 0,70 1,49 1,67 2,12 1,14 2,01 0,84 1,80 1,70 1,30 1,37 58,1022,21 52,54 298,770

Okul Ortalaması 25,61 9,00 23,36 2,48 1,91 2,01 2,21 1,21 1,91 3,25 0,64 3,09 1,34 1,32 1,01 0,02 0,00 0,02 13,19 3,41 12,34 1,23 0,59 1,08 1,38 2,20 0,83 1,49 0,76 1,30 1,46 1,25 1,15 53,6622,29 48,10 284,740

KATILIMLAR

59 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 9 2,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 42 48 30,00 232,398 906

60 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11 25 12 22,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 21 29,75 231,548 909

61 0 MELİKE ER 11 18 15 14,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 9 6 7,50 35 23 29,25 230,357 918

62 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 11 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 17 3 16,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 31 15 27,25 225,053 937

63 0 NİSANUR SAĞLAM 11 22 13 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 25 26,75 222,867 950

64 0 BÜŞRA SART 11 16 12 13,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 10 6 8,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 25 25,75 220,003 961

65 0 EGE HAN EGİNLİ 11 23 12 20,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 21 25,75 219,895 964

66 0 ECRİN KIZILKA * 11 24 12 21,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 32 26 25,50 219,012 969

67 0 BİRÇE ERMU 11 24 14 20,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 30 21 24,75 217,004 976

68 0 CEYLİN ÇULLU 11 22 11 19,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 9 1,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 35 45 23,75 214,187 981

69 0 EMİR ERTÜRK 11 16 10 13,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 5 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 23 22,25 210,075 994

70 0 AYŞEN AYVA 11 15 10 12,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 27 20 22,00 209,670 995

71 0 EYLEM IŞIKLI 11 20 17 15,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 2 3,50 28 24 22,00 209,068 998

72 0 IRMAK YAŞAR 11 17 15 13,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 3 2,25 27 25 20,75 205,482 1006

73 0 KEREM DEMİREL 11 13 9 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 24 14 20,50 204,813 1009

74 0 SEDEF NAZ AURDUR 11 16 18 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 37 17,75 196,257 1021

75 0 TUANA AKBULUT 11 15 16 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 24 28 17,00 194,611 1030

76 0 TUNCAY BERK ÇALIDAĞ11 10 7 8,25 6 4 5,00 16 11 13,25 183,567 1047

77 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11 12 8 10,00 2 0 2,00 1 0 1,00 15 8 13,00 182,806 1051

78 0 EYLÜL KURTKAN 11 15 14 11,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 20 33 11,75 179,085 1057

79 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11 15 15 11,25 0 1 -0,25 15 16 11,00 176,878 1058

80 0 BELİNAY KURTKAN 11 15 9 12,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 15 23 9,25 171,496 1067

81 0 BURAK TEKECİ 11 8 13 4,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 11 25 4,75 158,315 1074

82 0 BATUHAN ARISU 11 7 12 4,00 3 10 0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 11 35 2,25 151,070 1078

83 0 YAĞIZ ATAŞ 11 7 18 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 2 4 1,00 14 48 2,00 150,790 1079

84 0 MURAT ERTÜRK 11 6 14 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 11 46 -0,50 142,989 1080

85 0 AYBERK ELVERZ 11 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,33 8,79 24,13 2,57 1,88 2,10 2,25 1,20 1,95 3,40 0,64 3,24 1,44 1,36 1,10 0,02 0,01 0,02 15,04 3,37 14,20 1,67 0,70 1,49 1,67 2,12 1,14 2,01 0,84 1,80 1,70 1,30 1,37 58,1022,21 52,54 298,770

Okul Ortalaması 25,61 9,00 23,36 2,48 1,91 2,01 2,21 1,21 1,91 3,25 0,64 3,09 1,34 1,32 1,01 0,02 0,00 0,02 13,19 3,41 12,34 1,23 0,59 1,08 1,38 2,20 0,83 1,49 0,76 1,30 1,46 1,25 1,15 53,6622,29 48,10 284,740

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,3 8,8 24,13 9,7 5,1 8,42 16,7 4,1 15,69 5,4 4,3 4,31 58,1 22,2 52,55 298,770

Okul Ortalaması 25,6 9,0 23,36 9,3 5,1 8,04 14,4 4,0 13,42 4,3 4,2 3,28 53,7 22,3 48,10 284,740

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11 37 3 36,25 15 5 13,75 36 3 35,25 16 4 15,00 104 15 100,25 441,102 1 4 17 17 17

2 0 MELİS GÜNAY 11 34 6 32,50 14 4 13,00 35 5 33,75 14 6 12,50 97 21 91,75 415,734 2 15 53 53 53

3 0 ALİ OKTAY ATAR 11 37 3 36,25 12 8 10,00 31 2 30,50 14 6 12,50 94 19 89,25 408,323 3 20 76 76 76

4 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11 36 2 35,50 17 2 16,50 31 3 30,25 2 3 1,25 86 10 83,50 389,082 4 32 121 121 122

5 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11 30 7 28,25 9 7 7,25 33 4 32,00 15 4 14,00 87 22 81,50 386,089 5 35 131 131 132

6 0 EMİR BARLAS 11 31 9 28,75 13 7 11,25 27 12 24,00 11 9 8,75 82 37 72,75 359,359 6 58 215 215 218

7 0 EZGİ KAPAR 11 29 6 27,50 9 6 7,50 28 1 27,75 10 4 9,00 76 17 71,75 356,468 7 62 228 228 231

8 0 DAVUT TAŞTEPE 11 30 3 29,25 12 5 10,75 27 2 26,50 6 7 4,25 75 17 70,75 352,492 8 66 243 243 247

9 0 ELİF ECE TUNCAR 11 30 6 28,50 11 4 10,00 26 3 25,25 7 4 6,00 74 17 69,75 349,960 9 71 250 250 254

10 0 DOĞA SU KAYNAK 11 29 11 26,25 13 6 11,50 29 5 27,75 5 9 2,75 76 31 68,25 344,904 10 78 268 268 272

11 0 BETÜL NAZ GÖK 11 33 7 31,25 12 3 11,25 23 6 21,50 5 9 2,75 73 25 66,75 340,427 11 88 286 286 290

12 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11 28 10 25,50 12 4 11,00 19 3 18,25 12 6 10,50 71 23 65,25 337,860 12 93 300 300 304

13 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11 28 10 25,50 13 6 11,50 21 9 18,75 10 6 8,50 72 31 64,25 334,495 13 103 319 319 324

14 0 İREM KUL 11 34 5 32,75 15 4 14,00 19 4 18,00 68 13 64,75 333,970 14 104 322 322 327

15 0 MEHMET ALİ AYDIN 11 28 11 25,25 9 10 6,50 30 8 28,00 6 13 2,75 73 42 62,50 328,043 15 112 351 351 357

16 0 BERAT KORKMAZ 11 28 9 25,75 13 5 11,75 25 2 24,50 66 16 62,00 326,018 16 117 365 365 371

17 0 EGEMEN YILMAZ 11 25 13 21,75 9 6 7,50 25 2 24,50 6 5 4,75 65 26 58,50 316,857 17 137 414 414 420

18 0 GAZİ SAKÇAK 11 23 4 22,00 14 3 13,25 13 1 12,75 7 1 6,75 57 9 54,75 306,393 18 156 469 469 478

19 0 ALİ ÇELİK 11 22 7 20,25 9 2 8,50 23 1 22,75 5 7 3,25 59 17 54,75 305,590 19 157 475 475 484

20 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11 30 8 28,00 10 6 8,50 16 8 14,00 6 9 3,75 62 31 54,25 304,106 20 161 485 485 494

21 0 NAZ AYKURT 11 30 8 28,00 10 3 9,25 18 6 16,50 2 6 0,50 60 23 54,25 303,391 21 162 487 487 496

22 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11 35 5 33,75 14 6 12,50 8 8 6,00 2 3 1,25 59 22 53,50 301,302 22 164 493 493 502

23 0 AHSEN AYKANAT 11 29 6 27,50 9 1 8,75 18 3 17,25 0 1 -0,25 56 11 53,25 300,301 23 167 501 501 510

24 0 METİN ALMACIK 11 24 13 20,75 13 7 11,25 16 1 15,75 4 6 2,50 57 27 50,25 292,280 24 180 538 538 549

25 0 İREM ERKLİ 11 21 11 18,25 10 2 9,50 18 1 17,75 5 2 4,50 54 16 50,00 292,017 25 183 543 543 554

26 0 FATMA NUR ÖCEL 11 32 6 30,50 6 7 4,25 13 5 11,75 4 4 3,00 55 22 49,50 289,952 26 191 560 560 572

27 0 ALP CAN YÖRÜK 11 28 10 25,50 13 6 11,50 13 4 12,00 54 20 49,00 287,989 27 201 572 572 584

28 0 ENES ÇAĞLIYAN 11 25 8 23,00 10 4 9,00 17 5 15,75 4 12 1,00 56 29 48,75 287,494 28 202 573 573 585

29 0 ORHAN KARASOY 11 25 8 23,00 12 3 11,25 15 5 13,75 1 1 0,75 53 17 48,75 287,464 29 203 574 574 586

30 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11 25 11 22,25 6 6 4,50 23 2 22,50 0 2 -0,50 54 21 48,75 287,122 30 204 576 576 588

31 0 BERİL UMURKAN 11 27 3 26,25 6 2 5,50 14 1 13,75 3 1 2,75 50 7 48,25 286,327 31 207 584 584 596

32 0 ALP EMRE TEZEL 11 24 16 20,00 10 10 7,50 17 9 14,75 8 12 5,00 59 47 47,25 284,031 32 212 599 599 611

33 0 ZEYNEP KARAKAN 11 23 12 20,00 14 0 14,00 15 6 13,50 3 13 -0,25 55 31 47,25 282,935 33 215 603 603 617

34 0 HASAN TUNÇ 11 22 15 18,25 10 5 8,75 20 6 18,50 4 11 1,25 56 37 46,75 281,777 34 218 613 613 627

35 0 NİSANUR YÜM 11 28 6 26,50 11 3 10,25 10 4 9,00 2 5 0,75 51 18 46,50 280,811 35 223 618 618 632

36 0 EFE ERFİDAN 11 24 12 21,00 8 4 7,00 18 2 17,50 0 1 -0,25 50 19 45,25 276,988 36 233 639 639 657

37 0 ENES KOCA 11 26 11 23,25 10 5 8,75 14 1 13,75 1 6 -0,50 51 23 45,25 276,914 37 234 641 641 659

38 0 ELİF SAĞIR 11 27 6 25,50 1 1 0,75 16 1 15,75 3 1 2,75 47 9 44,75 276,047 38 237 647 647 665

39 0 DİLANUR BEGDE 11 31 9 28,75 11 3 10,25 5 6 3,50 1 1 0,75 48 19 43,25 271,265 39 243 661 661 681

40 0 BEGÜM KARADAVUT 11 28 7 26,25 0 2 -0,50 17 5 15,75 2 2 1,50 47 16 43,00 270,622 40 248 666 666 686

41 0 LARA SOLAK 11 29 10 26,50 11 6 9,50 6 4 5,00 3 8 1,00 49 28 42,00 267,693 41 255 683 683 706

42 0 MEHMET TUNCER 11 22 7 20,25 11 2 10,50 12 4 11,00 45 13 41,75 266,857 42 258 691 691 714

43 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11 12 14 8,50 4 7 2,25 26 5 24,75 6 3 5,25 48 29 40,75 265,208 43 262 699 699 722

44 0 BADE NUR YAMAN 11 25 12 22,00 10 8 8,00 11 5 9,75 2 3 1,25 48 28 41,00 264,883 44 264 701 701 724

45 0 CEYDA KAYNAR 11 27 10 24,50 10 3 9,25 7 2 6,50 1 1 0,75 45 16 41,00 264,744 45 266 703 703 726

46 0 ELİF ÖZYURT 11 29 4 28,00 13 1 12,75 42 5 40,75 263,681 46 273 712 712 738

47 0 TUANAÜÖKMEN 11 26 11 23,25 10 6 8,50 8 6 6,50 1 1 0,75 45 24 39,00 258,905 47 285 736 736 765

48 0 BERFİN ARTUVAN 11 26 11 23,25 10 4 9,00 5 4 4,00 1 0 1,00 42 19 37,25 253,847 48 295 759 759 791
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,3 8,8 24,13 9,7 5,1 8,42 16,7 4,1 15,69 5,4 4,3 4,31 58,1 22,2 52,55 298,770

Okul Ortalaması 25,6 9,0 23,36 9,3 5,1 8,04 14,4 4,0 13,42 4,3 4,2 3,28 53,7 22,3 48,10 284,740

KATILIMLAR

49 0 SELMAN BURDURLU 11 19 10 16,50 4 4 3,00 17 4 16,00 2 8 0,00 42 26 35,50 248,552 49 308 781 781 815

50 0 DEFNE D URUL 11 28 9 25,75 6 0 6,00 3 1 2,75 37 10 34,50 245,503 50 314 801 801 837

51 0 EMİNE ALCEYLAN 11 7 7 5,25 3 1 2,75 19 1 18,75 7 0 7,00 36 9 33,75 245,180 51 316 803 803 839

52 0 ERAY YILMAZ 11 19 11 16,25 10 6 8,50 11 7 9,25 1 6 -0,50 41 30 33,50 242,656 52 323 816 816 852

53 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11 10 4 9,00 25 5 23,75 0 2 -0,50 35 11 32,25 239,027 53 334 835 835 874

54 0 BEDİRHAN CANBAZ 11 16 19 11,25 13 1 12,75 8 9 5,75 3 4 2,00 40 33 31,75 238,227 54 336 837 837 876

55 0 EZGİ MUTLU 11 27 10 24,50 8 3 7,25 35 13 31,75 237,493 55 338 841 841 882

56 0 RABİA ÜLKER 11 21 9 18,75 10 5 8,75 4 8 2,00 3 6 1,50 38 28 31,00 235,748 56 343 853 853 896

57 0 GÖKTUĞ TAKAN 11 24 9 21,75 10 6 8,50 34 15 30,25 233,070 57 347 860 860 903

58 0 ECRİN DORUM 11 25 12 22,00 7 6 5,50 5 6 3,50 0 3 -0,75 37 27 30,25 232,961 58 349 862 862 905

59 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11 24 16 20,00 10 10 7,50 5 9 2,75 3 13 -0,25 42 48 30,00 232,398 59 350 863 863 906

60 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11 25 12 22,00 10 8 8,00 0 1 -0,25 35 21 29,75 231,548 60 353 866 866 909

61 0 MELİKE ER 11 18 15 14,25 8 2 7,50 9 6 7,50 35 23 29,25 230,357 61 357 873 873 918

62 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 11 11 5 9,75 17 3 16,25 3 7 1,25 31 15 27,25 225,053 62 371 892 892 937

63 0 NİSANUR SAĞLAM 11 22 13 18,75 10 6 8,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 33 25 26,75 222,867 63 377 902 902 950

64 0 BÜŞRA SART 11 16 12 13,00 6 3 5,25 10 8 8,00 0 2 -0,50 32 25 25,75 220,003 64 378 906 906 961

65 0 EGE HAN EGİNLİ 11 23 12 20,00 7 3 6,25 1 6 -0,50 31 21 25,75 219,895 65 379 909 909 964

66 0 ECRİN KIZILKA * 11 24 12 21,00 6 7 4,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 32 26 25,50 219,012 66 380 912 912 969

67 0 BİRÇE ERMU 11 24 14 20,50 2 7 0,25 4 0 4,00 30 21 24,75 217,004 67 385 918 918 976

68 0 CEYLİN ÇULLU 11 22 11 19,25 6 12 3,00 4 11 1,25 3 11 0,25 35 45 23,75 214,187 68 387 922 922 981

69 0 EMİR ERTÜRK 11 16 10 13,50 5 4 4,00 5 5 3,75 2 4 1,00 28 23 22,25 210,075 69 393 935 935 994

70 0 AYŞEN AYVA 11 15 10 12,50 8 5 6,75 1 2 0,50 3 3 2,25 27 20 22,00 209,670 70 394 936 936 995

71 0 EYLEM IŞIKLI 11 20 17 15,75 4 5 2,75 4 2 3,50 28 24 22,00 209,068 71 396 939 939 998

72 0 IRMAK YAŞAR 11 17 15 13,25 7 7 5,25 3 3 2,25 27 25 20,75 205,482 72 402 947 947 1006

73 0 KEREM DEMİREL 11 13 9 10,75 8 4 7,00 3 1 2,75 24 14 20,50 204,813 73 404 949 949 1009

74 0 SEDEF NAZ AURDUR 11 16 18 11,50 9 7 7,25 2 3 1,25 0 9 -2,25 27 37 17,75 196,257 74 410 961 961 1021

75 0 TUANA AKBULUT 11 15 16 11,00 7 5 5,75 2 7 0,25 24 28 17,00 194,611 75 418 970 970 1030

76 0 TUNCAY BERK ÇALIDAĞ11 10 7 8,25 6 4 5,00 16 11 13,25 183,567 76 429 987 987 1047

77 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11 12 8 10,00 3 0 3,00 15 8 13,00 182,806 77 430 990 990 1051

78 0 EYLÜL KURTKAN 11 15 14 11,50 3 6 1,50 1 8 -1,00 1 5 -0,25 20 33 11,75 179,085 78 431 996 996 1057

79 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11 15 15 11,25 0 1 -0,25 15 16 11,00 176,878 79 432 997 997 1058

80 0 BELİNAY KURTKAN 11 15 9 12,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 15 23 9,25 171,496 80 433 1005 1005 1067

81 0 BURAK TEKECİ 11 8 13 4,75 3 4 2,00 0 8 -2,00 11 25 4,75 158,315 81 435 1012 1012 1074

82 0 BATUHAN ARISU 11 7 12 4,00 3 12 0,00 1 11 -1,75 11 35 2,25 151,070 82 436 1015 1015 1078

83 0 YAĞIZ ATAŞ 11 7 18 2,50 2 15 -1,75 1 0 1,00 4 15 0,25 14 48 2,00 150,790 83 437 1016 1016 1079

84 0 MURAT ERTÜRK 11 6 14 2,50 2 10 -0,50 1 6 -0,50 2 16 -2,00 11 46 -0,50 142,989 84 438 1017 1017 1080

85 0 AYBERK ELVERZ 11 0 0 0,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 442 1021 1021 1084

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,3 8,8 24,13 9,7 5,1 8,42 16,7 4,1 15,69 5,4 4,3 4,31 58,1 22,2 52,55 298,770

Okul Ortalaması 25,6 9,0 23,36 9,3 5,1 8,04 14,4 4,0 13,42 4,3 4,2 3,28 53,7 22,3 48,10 284,740

KATILIMLAR
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ÇAP TYT 1

239,027 80,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
AHMET EMRE ÇİÇEK 120 35 11 74 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 334 835 835 874 % 80,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aA  CECD Bb  AcAc CC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE d CadB CCDeCBEEABCDDCcB C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız b     d             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

386,089 12,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
AHMET YUSUF YİĞİT 120 87 22 11 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 131 131 132 % 12,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACcCEED BCABAEECeeECADbAEEeadCDBE BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEe ADe dCEabD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEdCBDCbCDACEBEC CBDaBDd AE AACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDaD CCBDEcDEdDECbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

300,301 47,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
AHSEN AYKANAT 120 56 11 53 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 167 501 501 510 % 47,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACDCEbD BCAB EECe dCADAAEEDdbCD EBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız    ACEA    DdC CED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBca C CE C DCD DA EBECbC     C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

305,590 44,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ALİ ÇELİK 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 157 475 475 484 % 44,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACa       D  AcECC CEDAdA EEbeDCEdBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AeECdE  A  CED   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  BBACAbEEC  D B CCDACB EABCDD        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız eDEDc be  d  E   bBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

408,323 7,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ALİ OKTAY ATAR 120 94 19 7 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 76 76 76 % 7,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCECcBBCEDAEABECCACEDAAAEEcDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAEdaAcDCEDAEaDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 0 5 25,00 % 83

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACA     CDCBDCCDACBEEABCDDCcBECA  bEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDdDceCDBCBDaEaEDABe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

287,989 53,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ALP CAN YÖRÜK 120 54 20 46 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 201 572 572 584 % 53,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC bEED BCABAEECCAECADeAEaDdddDdEeBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEeDADDDbCEaED b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B BACAC  E b  C  DA E c  C a B        b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

284,031 56,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ALP EMRE TEZEL 120 59 47 14 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 212 599 599 611 % 56,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECeeBbbDeEAcEeCeCbDAAcaddDBDCEdaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECdEbDAcDCEDdcaDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBAdACEaCeCD   CbDACBEa  C  ec   c  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DbEeaadDcCdebEedDABe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 2 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

0,000 99,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
AYBERK ELVERZ 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 439 1018 1018 1081 % 99,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

209,670 91,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
AYŞEN AYVA 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 394 936 936 995 % 91,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC  Bb  Ad cECCACdD beaEcb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdEC E  d DCEDdc D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız                       E   b a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız    D  e       e D Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

264,883 66,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BADE NUR YAMAN 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 264 701 701 724 % 66,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC Ae CEED BCABAdECeAECcDcbEEeBbCDdbdBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACEd cDDedCEbbD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    ACdC CEad  CD DA  dE  C            d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız c              Dde B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

151,070 99,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BATUHAN ARISU 120 11 35 74 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 436 1015 1015 1078 % 99,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abACCb c  C ceE Bded abcA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c deCc    a  a  d aA    A  ea       da  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız Da edee   ec bea  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

238,227 80,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BEDİRHAN CANBAZ 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 336 837 837 876 % 80,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ec CCbda Ba DAdbcaCacedDAbAEEcaBDaEB B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız A ECAE  ADDCED aCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 9 13 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c   dcaEbd CDa DC DA B     c a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ee b  e        E  BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

270,622 63,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BEGÜM KARADAVUT 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 248 666 666 686 % 63,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CE   BbAcA ECeAdCcDAAEaDBbCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız    b           d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAC C CEddB C  DAC  E eCd  B      c C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  D    e       aD    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

171,496 98,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BELİNAY KURTKAN 120 15 23 82 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 433 1005 1005 1067 % 98,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACeCE     eBAd bed    A E  a CD  deDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  b bad  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız               da  c   d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bc   ae        b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

326,018 34,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BERAT KORKMAZ 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 117 365 365 371 % 34,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC CEE  BCAcAEdCedbCADAAEaDBdeDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEbbADDDACEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAC CDCEdCB CDCDACEBECACBDa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

253,847 72,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BERFİN ARTUVAN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 295 759 759 791 % 72,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEbbB e  AEABEeCeCdaAdAEdEDBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAE Dc DCEDe  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C             De  E A b  e       C b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

286,327 54,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BERİL UMURKAN 120 50 7 63 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 207 584 584 596 % 54,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACD CDCE    CA AcECC  CADA EEDBECD EddDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız   e CE    DD  Ed D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBB C C C  C D   DA    CA Be B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e    B   D   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

340,427 26,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BETÜL NAZ GÖK 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 88 286 286 290 % 26,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECccBCEDAEABECCAeEDAAAaEdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAE D  DCEDAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAC  CDCDbBDCCDACadc BCDD  B    cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEca e dd D c aD Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 3 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

217,004 90,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BİRÇE ERMU 120 30 21 69 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 385 918 918 976 % 90,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAbCCEeec e edcbBEeCAbEDAAAEcEDdDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ecECd caca               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B B              CD                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

176,878 97,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BURAK EFE CANKILIÇ 120 15 16 89 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 432 997 997 1058 % 97,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcdc c  d aAcEC  ECADAAbdbecC cEc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

158,315 99,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BURAK TEKECİ 120 11 25 84 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 435 1012 1012 1074 % 99,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız cCDAd dd    b Bd  d  cbA bAEa d       Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız cB A         a   bA                   d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cb e dd   a  da     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 3 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

220,003 88,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BÜŞRA SART 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 378 906 906 961 % 88,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ab CCEb   C DAdAcE C  dD   EEcDBad ddBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ceEC       CE  E Db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız   BdCAa  d  D B dCDA  d  BbD         b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                be   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 3 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

264,744 66,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
CEYDA KAYNAR 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 266 703 703 726 % 66,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaAC CEED BCAcAcECC ECADbAcaDdcCDBEBBce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEdACE  ceDD CE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız     CAC C  d  e   A        D          C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e        D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

214,187 90,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
CEYLİN ÇULLU 120 35 45 40 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 387 922 922 981 % 90,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CEED eCbcAdECeAbCADcAc cBcC Bb  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEcbCb eAabDbddb Dab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B  C   acd   d C  db   cCcc       c b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız dDDccc  da  Dc  ddde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 4 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

352,492 22,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
DAVUT TAŞTEPE 120 75 17 28 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 66 243 243 247 % 22,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CE D BCABAE CCcbCADA E  BdCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEeAC   AaDDACEeEDda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEdCB C  DACEBECACdDE DC      C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cDa cbCB   DEdb e B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

245,503 77,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
DEFNE D URUL 120 37 10 73 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 314 801 801 837 % 77,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECcc C eAEABECCACEDAdAabdDBDdEB cDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız      E    DCED   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c  A A                    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

271,265 62,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
DİLANUR BEGDE 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 243 661 661 681 % 62,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AdDACcCEEceBCABAEECeAECADAAEaDdEaDBEaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEcACE  cDDDbCE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  c c     E d cCb DA   b  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e        D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

344,904 25,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
DOĞA SU KAYNAK 120 76 31 13 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 78 268 268 272 % 25,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaAaeCEEDaBCABAEECdAECADebEaDBcCDaEBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEbACEd ADDDACECcDda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACDCEddBDCDdDAC  ECACBDEBD bA B AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EaDae eddD    Ccad B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

232,961 83,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ECRİN DORUM 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 349 862 862 905 % 83,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC bEdD aCAcAEECddECADbAcEaaECDBE BDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  beAe   b DDACEacD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    cC C   ad   D DA   b  b            b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       a        eb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

219,012 89,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ECRİN KIZILKA * 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 380 912 912 969 % 89,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCDACDCE e BebBcEEee ECADAAcaDdECb EBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEbACEdaAaa b    D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    d c           D       C    c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  e   ce         d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

304,106 45,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 120 62 31 27 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 161 485 485 494 % 45,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECD BC eAdABEdCbCEDAbAEEcDaDCEBaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edbCAE DADcCE  EaD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  ACAaaae CaCBcCeDA BE   CD d B     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DcdDcaeDcCe    Eb Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

276,988 60,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EFE ERFİDAN 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 233 639 639 657 % 60,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACeCE    CAedcECedbCADbAEaDBcCDBEBeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCE    DD CEab        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  BBACAC CE    Ca DeCEB CACBD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

219,895 88,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EGE HAN EGİNLİ 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 379 909 909 964 % 88,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC CE c  dAeAc CeAdCcDcAEaeBbCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dE ACEd    D CE  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcb  be    c       B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

441,102 1,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EGEMEN DEPMECİ 120 104 15 1 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 17 17 17 % 1,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEbdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECAEADADDCEDAcCDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEECcCDCBDCCDACBEE BCDeCaBECAABCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDEDCDBbBDEdCEDbBa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

316,857 38,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EGEMEN YILMAZ 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 137 414 414 420 % 38,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECD BC DAdAcaeCeCbDbAAaEcDdDeEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECdE eAeDCEeA  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBB dACEbCDCD BDCCDACBEEABCD   B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız D b   eDdC D E dD  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

349,960 23,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ELİF ECE TUNCAR 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 71 250 250 254 % 23,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECDBBC    AcECCdCEDAAAabEDBDCEBdBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEbDc DCEDA  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  BBACAeE CbCDeB CCDACBEEABCDDC       CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDE c bD   D   ED Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

263,681 68,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ELİF ÖZYURT 120 42 5 73 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 273 712 712 738 % 68,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCEC  BC eAEABECCAdbDAAAEEdDBDCE BB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE d     D  DA   E   D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

276,047 61,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ELİF SAĞIR 120 47 9 64 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 237 647 647 665 % 61,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECD  C  edAcECC CEDA A EbDBDCEBBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız         A       a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB AC CEdCD D   CC A BE A C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   E             D Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

245,180 77,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 36 9 75 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 316 803 803 839 % 77,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCa CeCa   BCAc  dCe                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  EA  E  c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBdCACDCEECBDCDCDAC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDEC             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

359,359 20,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EMİR BARLAS 120 82 37 1 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 58 215 215 218 % 20,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCaACeCEEDcBCAcAEECCAECADAAEaDBdCDdEBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACEbcAbDDACECEDba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEbbBDCDaDACbBbCbC DEBabeeEeAcCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcDeDaeCBDaBDcaDECbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

210,075 91,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EMİR ERTÜRK 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 393 935 935 994 % 91,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eA CCEa   C  Ad BEC  CEac e Ec ccbE B DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız   bC E Db D  D  d  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c  d   E        C DA   a  a a        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  a  E e    D   d e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

287,494 53,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ENES ÇAĞLIYAN 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 202 573 573 585 % 53,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECc  b  AcAcECCdCEDAAAEEE dDC BBaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECAE  A DCEDb aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  ACAC dd CDaBDC DAC bEAB De           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız Dcdeceee bBea  dD Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

276,914 60,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ENES KOCA 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 234 641 641 659 % 60,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACbCE D BCbB EECeAECADAAcaDBcCDBEddae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcAbE  AeDD CEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B AaAC C  C  CD DA  B C C            C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cee   e        Ddb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

242,656 78,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ERAY YILMAZ 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 323 816 816 852 % 78,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ec CCEae  C D EABEeCAebDcAA EaDdDeEB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAEADb DCEb baD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız d  ACACE   C    dbDAC bEeBd   a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız    ec e        db Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 4 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

209,068 92,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EYLEM IŞIKLI 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 396 939 939 998 % 92,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAbddEeeace  dcbBEeC aEDAAAEcEDdDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ecECdbAcA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B B     a        CD  a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

179,085 97,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EYLÜL KURTKAN 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 431 996 996 1057 % 97,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ab CC eb  Cd AdecbeC CEaA A EEDB aE  Bee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız b   dc  A bC e  aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a    c     Ca   d ee      b            e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ec    d   c    a  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

356,468 21,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EZGİ KAPAR 120 76 17 27 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 62 228 228 231 % 21,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC  BC DAcAB CCACdDAA aEdDaDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eddCdE  A DCEDdEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 28 1 11 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE dDCD BDCCDACBEEABCDD  B     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  DED  dD CBDa CdD Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

237,493 81,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EZGİ MUTLU 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 338 841 841 882 % 81,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DbdCCEa BBd  AEABaeCACEDAAAaEcDBDCEdeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız A ECAEc  c C D  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

289,952 52,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
FATMA NUR ÖCEL 120 55 22 43 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 191 560 560 572 % 52,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECD cC DAEAcECCACEDAAAEcEDdDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız e E  Ed A bCEebb Da      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız    bCcCEbCD    DCCDA    A CD  c      d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c E c e        ED Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

306,393 44,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
GAZİ SAKÇAK 120 57 9 54 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 156 469 469 478 % 44,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEC B C DAEABEbCACEaAbA Ed   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBECAEA AbbCED ECDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  BB CAC  d C    C DA  EE  CD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız      De   B  E ED BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

233,070 83,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
GÖKTUĞ TAKAN 120 34 15 71 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 347 860 860 903 % 83,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEa   d  ecbBECCACEDAAAaEbDBDCE Ba D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a  ACcC bdD     C DAC Ea  b          C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

281,777 57,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
HASAN TUNÇ 120 56 37 27 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 218 613 613 627 % 57,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DbbCCECa BC eAcbBEeCbCdDAbAEb DaDeEdBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AeECdE cA DCEDe aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB ACACE deCe B aCDACBEEbBCD     d   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  ececDeeeeB   abD Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

334,495 29,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 120 72 31 17 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 103 319 319 324 % 29,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DA CCEC cBCbeAEAcEeCACdDAAcaEdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEADAcDCEDbEaDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAC dC CDaBDCCDACBb eBCDe b   d  d c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız Dc DcDbDdCB  EabD BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

265,208 66,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
İBRAHİM BOZDAĞ 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 262 699 699 722 % 66,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACabC aE acBCAc cECebcC    d  B     adDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız   ed d  AaDeb E bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCabCBabDaDACEBECA BD BD  A    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bDD   eC   B   Dd  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 1 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

292,017 51,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
İREM ERKLİ 120 54 16 50 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 183 543 543 554 % 51,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCECc  e   cABEeC ebDdAAaEbedDCE BBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deEC E    DCEDAE D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  AC C  CDCD B C DACBE bBC          C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız D     e    D   ED Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

333,970 30,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
İREM KUL 120 68 13 39 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 104 322 322 327 % 30,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız bAACCEC BBCEaAEAcEeCACEDAAAEdEDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAE DAcDCEDc     BDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACAC dCDCDaBDC DAC      D  aB C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

231,548 83,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
İREM ÜSTÜNDAĞ 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 353 866 866 909 % 83,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC cC CE DaBCeBAcECedECADeAbEDabaDeEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B  Aa C  a CBDCa DcC  bC aa           d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 3 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

205,482 92,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
IRMAK YAŞAR 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 402 947 947 1006 % 92,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız D ACCbCD    DAdbc eC CEDAAeaccbB CadeaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ecdCdE bA aCED  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a     C  d        DA      d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

389,082 11,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 86 10 24 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 121 121 122 % 11,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CEEcBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEcBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEAACEADADDDACEdED c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACcCEECBDCDCDACEBEC CBc dD CAEBA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bc D             b B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

204,813 93,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
KEREM DEMİREL 120 24 14 82 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 404 949 949 1009 % 93,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEd   b   dAc eC C      E cd CEd  DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  d CAE Dc aCED  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C        a    D       C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

267,693 65,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
LARA SOLAK 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 255 683 683 706 % 65,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECeaBCbDAE BbCCACbDAbAaccDBDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAE DAcDCEDbbaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  dC e     D         E   C c a      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ca Daaee  B    d  Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

225,053 86,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
LÜTFÜ ÇİFTÇİ 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 371 892 892 937 % 86,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AcECcEb ADDCE AEac       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE dDC    CCDAC  dA  Dc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDb   e   c   ebD Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

328,043 32,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
MEHMET ALİ AYDIN 120 73 42 5 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 112 351 351 357 % 32,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECcBcCEeAcAB *CeCEDAAAEEcDBDCEcBdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dddCbEdDAeDCEDeaaD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACACEEeDCDCBDCCDACBEEABCDDCaB Ccc bdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız eDEDcabeebBeba dbbBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

266,857 65,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
MEHMET TUNCER 120 45 13 62 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 258 691 691 714 % 65,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DA C EC   C  AEbc eC CEDAA  EcDcDCEBeaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ABEa E DA DCED a D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE d      C DAC bc  b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 0 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 3 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

230,357 84,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
MELİKE ER 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 357 873 873 918 % 84,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCDcCcaE   BeAc  dCe dCdDcAEaDBcCDBE dDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  EddCE    DD  EC D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B  CACa  EdB da De   dC C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

415,734 4,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
MELİS GÜNAY 120 97 21 2 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 53 53 53 % 4,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCECcBBCEeAEABECCACEDAAAEEdDaDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AcECAEdDA DCEDAEdD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEEdDCDCBDCCDeCBEEABCDDCEBEbAcdCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEecDCDcCBDEECEDbBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

292,280 50,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
METİN ALMACIK 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 180 538 538 549 % 50,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDbC aE D BCAcAdECeddCADAbEaDacCDdEBBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACddDADDDdCECEDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B Bc AC CE C   D DACE  C CB           C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız becDD e       aD e B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

142,989 99,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
MURAT ERTÜRK 120 11 46 63 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 438 1017 1017 1080 % 99,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 14 20 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız bcdCCEaDBeadacdcBade                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız becCcdbecDad             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c aA c a   b    d                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 16 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız bbbed eeeadbd adDcBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 2 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

303,391 45,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
NAZ AYKURT 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 162 487 487 496 % 45,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eC AC CEEDeBeABAcECeeECADAAcEDdECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEedCE  A DD CE ED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACD Ebb  CD DACEBbCdCaD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız b c D   a     acb  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

222,867 87,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
NİSANUR SAĞLAM 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 377 902 902 950 % 87,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC  BC  A ABEeCdCEDAdeacEbdDaEBdeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEcDcbDCED   Dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız cc d        D                    b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e        d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

280,811 58,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
NİSANUR YÜM 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 223 618 618 632 % 58,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACcCE   BCA AdEaeAECADAAc DcECDBE BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEdACEd A DD CE ED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B AC C C ae   D D C BdC  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c DDcd       ab    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

182,806 96,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
NUREFŞAN TAŞTEPE 120 15 8 97 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 430 990 990 1051 % 96,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAbCCECb BC edcbBEeC      A b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B B                                  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 0 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

287,464 54,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ORHAN KARASOY 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 203 574 574 586 % 54,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCEaD Bd D E BECC CbDAAAEEaDdaaEBB eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECdE  A DCEDAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BACAC dC CD B bCDACdb   aD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e           B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 4 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

235,748 82,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
RABİA ÜLKER 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 343 853 853 896 % 82,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCaACe EED  CABdcECCcECADAdEEDdcC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEddCE DAeDDeCE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  c c da  E       De  BE   c a e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  Dcc  e    B  ab Ce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

337,860 28,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
RÜZGAR EFE ALADAĞ 120 71 23 26 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 93 300 300 304 % 28,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACebCDCE DBdCABeEECC EaADeAEaDaECDBEBBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEAACE DAeDDbCEa D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız aBBACACDCE     D DACE E  CBDa  C      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cD DaCCdDaBDdaDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

196,257 94,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
SEDEF NAZ AURDUR 120 27 37 56 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 410 961 961 1021 % 94,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACbECeaBddDecbcECCACcDcAd  E  bdd d aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdEeAbbDAcDCEDda         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   C  a        d b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccacab    d    dc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

248,552 75,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
SELMAN BURDURLU 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 308 781 781 815 % 75,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACD CeaE      B dE dAdCAD AEaaaEaDcEB DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız         e DDcCca D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBACAC  E    C  DACE bCACB    d A    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  a bDce  baB    be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

232,398 83,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ŞÜKRAN DAĞDELEN 120 42 48 30 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 350 863 863 906 % 83,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCEEDBBCAcAcaCedEeADedEaDacCDaEaBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEAdCEceAbDDbCdaEDbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız cBecdeCeC  C a Da        b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız dccbcEeb b B  bDabdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

194,611 95,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
TUANA AKBULUT 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 418 970 970 1030 % 95,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACb E     bcAEdCecaCADd c DaaCbdaa De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  EeA Eb AeDbdCE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Ec     dec     edb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

258,905 70,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
TUANAÜÖKMEN 120 45 24 51 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 285 736 736 765 % 70,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAbCCEC   CEcAcAcEeCACEDAAeabcDBDCEaBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEbaA DCED  dD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a  ddACE   CDa  b  A dE   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                 D e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

183,567 96,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
TUNCAY BERK ÇALIDAĞ 120 16 11 93 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 429 987 987 1047 % 96,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CaAC  E e  CAe  ECe E dDcd             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB    C  d       DA bBb  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 3 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

150,790 99,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
YAĞIZ ATAŞ 120 14 48 58 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 437 1016 1016 1079 % 99,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 18 15 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız bCabCbaEdeBeabcedaCdbcaAD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 15 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız ebdeacAb aDb  adceab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız ba bedebdaEBadCbEdba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

301,302 46,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ZEYNEP GÖKYILDIZ 120 59 22 39 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 164 493 493 502 % 46,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEeeBCABAEECeAECADAAEaDBbCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEdACEeDcDDDACEaEDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  cBA ACc Edd cCDdDeb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e      d D d B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

282,935 56,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ZEYNEP KARAKAN 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 215 603 603 617 % 56,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dC AC eE D BCABAdECddECcDAAEa adaDBEBeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEA CE  ADDD CECED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  d AbACD E   DCa DA bBEC bB   cC      C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  acDDcedaDc  debdd e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

287,122 54,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ZEYNEP TAŞTEPE 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 204 576 576 588 % 54,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 85 442 1021 1021 1084

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CaACDCE cBBCecAEECdAECADdAaaDdcC c BBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEedCE eA Ded E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCa C  CDdDAC BE  CBD BD       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e         b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sözcükte Anlam D

23

%27,71

2

%2,41

3

%3,61

32

%38,55

15

%18,07

8

%9,64
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%51,81)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Metne Sözcük Yerleştirme A

65

%78,31

9

%10,84

5

%6,02
  

4

%4,82
 

Doğru (%78,31)

Yanlış (%16,87)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

57

%68,67

6

%7,23

1

%1,20

7

%8,43

2

%2,41

10

%12,05
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%19,28)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

80

%96,39

2

%2,41
 

1

%1,20
 

Doğru (%96,39)

Yanlış (%2,41)

Boş (%1,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

2

%2,41

1

%1,20

76

%91,57

2

%2,41

1

%1,20

1

%1,20
 

Doğru (%91,57)

Yanlış (%7,23)

Boş (%1,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma E

1

%1,20

3

%3,61

1

%1,20

1

%1,20

75

%90,36

2

%2,41
 

Doğru (%90,36)

Yanlış (%7,23)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

11

%13,25

4

%4,82

55

%66,27

4

%4,82

4

%4,82

5

%6,02
 

Doğru (%66,27)

Yanlış (%27,71)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D

2

%2,41

6

%7,23

14

%16,87

16

%19,28

13

%15,66

32

%38,55
 

Doğru (%19,28)

Yanlış (%42,17)

Boş (%38,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Karma Dil Bilgisi B

5

%6,02

15

%18,07

6

%7,23
 

4

%4,82

53

%63,86
 

Doğru (%18,07)

Yanlış (%18,07)

Boş (%63,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B

1

%1,20

47

%56,63

3

%3,61

1

%1,20

3

%3,61

28

%33,73
 

Doğru (%56,63)

Yanlış (%9,64)

Boş (%33,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

3

%3,61

7

%8,43

55

%66,27

6

%7,23

7

%8,43

5

%6,02
 

Doğru (%66,27)

Yanlış (%27,71)

Boş (%6,02)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ses Bilgisi - Karma E  

4

%4,82
 

5

%6,02

21

%25,30

53

%63,86
 

Doğru (%25,30)

Yanlış (%10,84)

Boş (%63,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

3

%3,61
 

7

%8,43

34

%40,96

13

%15,66

26

%31,33
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%27,71)

Boş (%31,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

55

%66,27
 

2

%2,41

6

%7,23

7

%8,43

13

%15,66
 

Doğru (%66,27)

Yanlış (%18,07)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Büyük Harflerin Yazılışı E   

22

%26,51

19

%22,89

34

%40,96

8

%9,64
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%49,40)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül A

56

%67,47

14

%16,87

1

%1,20
 

4

%4,82

8

%9,64
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%22,89)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma B

1

%1,20

44

%53,01

33

%39,76
 

3

%3,61

2

%2,41
 

Doğru (%53,01)

Yanlış (%44,58)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

6

%7,23

2

%2,41
 

5

%6,02

60

%72,29

10

%12,05
 

Doğru (%72,29)

Yanlış (%15,66)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

1

%1,20

28

%33,73

8

%9,64

42

%50,60

3

%3,61

1

%1,20

Doğru (%33,73)

Yanlış (%62,65)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%2,41

1

%1,20

74

%89,16

2

%2,41

2

%2,41

2

%2,41
 

Doğru (%89,16)

Yanlış (%8,43)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

33

%39,76

4

%4,82

4

%4,82

11

%13,25

6

%7,23

25

%30,12
 

Doğru (%39,76)

Yanlış (%30,12)

Boş (%30,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%4,82

2

%2,41

64

%77,11

1

%1,20

5

%6,02

7

%8,43
 

Doğru (%77,11)

Yanlış (%14,46)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%1,20

12

%14,46

4

%4,82

13

%15,66

46

%55,42

7

%8,43
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%36,14)

Boş (%8,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%4,82
 

1

%1,20

70

%84,34
 

8

%9,64
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%6,02)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

63

%75,90

1

%1,20

7

%8,43

3

%3,61
 

9

%10,84
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%13,25)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

51

%61,45

9

%10,84
 

7

%8,43
 

16

%19,28
 

Doğru (%61,45)

Yanlış (%19,28)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

47

%56,63

5

%6,02

7

%8,43

3

%3,61

10

%12,05

11

%13,25
 

Doğru (%56,63)

Yanlış (%30,12)

Boş (%13,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

35

%42,17
  

1

%1,20

25

%30,12

22

%26,51
 

Doğru (%30,12)

Yanlış (%43,37)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%1,20

8

%9,64

14

%16,87

4

%4,82

49

%59,04

7

%8,43
 

Doğru (%59,04)

Yanlış (%32,53)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

3

%3,61

9

%10,84

24

%28,92

15

%18,07

20

%24,10

12

%14,46
 

Doğru (%24,10)

Yanlış (%61,45)

Boş (%14,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

3

%3,61

5

%6,02

2

%2,41

53

%63,86

4

%4,82

16

%19,28
 

Doğru (%63,86)

Yanlış (%16,87)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragraf-Başlık İlişkisi B

14

%16,87

35

%42,17

3

%3,61

19

%22,89

2

%2,41

10

%12,05
 

Doğru (%42,17)

Yanlış (%45,78)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%2,41

3

%3,61

1

%1,20

59

%71,08
 

18

%21,69
 

Doğru (%71,08)

Yanlış (%7,23)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

8

%9,64

1

%1,20

56

%67,47

4

%4,82

4

%4,82

10

%12,05
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%20,48)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%2,41

2

%2,41
 

1

%1,20

62

%74,70

16

%19,28
 

Doğru (%74,70)

Yanlış (%6,02)

Boş (%19,28)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%3,61

38

%45,78

4

%4,82

15

%18,07

1

%1,20

22

%26,51
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%27,71)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%2,41

43

%51,81
 

9

%10,84

9

%10,84

20

%24,10
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%24,10)

Boş (%24,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

9

%10,84

43

%51,81

3

%3,61

5

%6,02

2

%2,41

21

%25,30
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%22,89)

Boş (%25,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%1,20

1

%1,20

3

%3,61

38

%45,78

22

%26,51

18

%21,69
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%32,53)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

5

%6,02
 

4

%4,82

59

%71,08

1

%1,20

14

%16,87
 

Doğru (%71,08)

Yanlış (%12,05)

Boş (%16,87)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Zaman Kavramı A

17

%22,67

4

%5,33

8

%10,67

13

%17,33

24

%32,00

9

%12,00
 

Doğru (%22,67)

Yanlış (%65,33)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri B  

9

%12,00

5

%6,67

30

%40,00

14

%18,67

17

%22,67
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%65,33)

Boş (%22,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete E  

5

%6,67

1

%1,33

3

%4,00

57

%76,00

9

%12,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Sevr Antlaşması C

3

%4,00

1

%1,33

60

%80,00
 

2

%2,67

9

%12,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Millî Mücadele'de Cepheler A

39

%52,00

4

%5,33

2

%2,67

17

%22,67

1

%1,33

12

%16,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Doğa ve İnsan Etkileşimi E  

3

%4,00

2

%2,67

4

%5,33

59

%78,67

7

%9,33
 

Doğru (%78,67)

Yanlış (%12,00)

Boş (%9,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri A

8

%10,67

9

%12,00

4

%5,33

10

%13,33

3

%4,00

41

%54,67
 

Doğru (%10,67)

Yanlış (%34,67)

Boş (%54,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de İç Kuvvetler D

8

%10,67

3

%4,00

2

%2,67

27

%36,00

7

%9,33

28

%37,33
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%37,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Nüfus Piramitleri A

46

%61,33

3

%4,00

11

%14,67

2

%2,67

1

%1,33

12

%16,00
 

Doğru (%61,33)

Yanlış (%22,67)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel
Özellikleri ve Etkileri D

2

%2,67

4

%5,33

8

%10,67

11

%14,67

5

%6,67

45

%60,00
 

Doğru (%14,67)

Yanlış (%25,33)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D

4

%5,33

4

%5,33

1

%1,33

54

%72,00

1

%1,33

11

%14,67
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%14,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C   

60

%80,00

2

%2,67
 

13

%17,33
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%2,67)

Boş (%17,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E

1

%1,33
 

1

%1,33

2

%2,67

59

%78,67

12

%16,00
 

Doğru (%78,67)

Yanlış (%5,33)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D  

3

%4,00
 

54

%72,00

6

%8,00

12

%16,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

16

%21,33

11

%14,67

2

%2,67

10

%13,33

4

%5,33

32

%42,67
 

Doğru (%21,33)

Yanlış (%36,00)

Boş (%42,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Din ve İslam E

4

%5,33

7

%9,33

6

%8,00
 

24

%32,00

34

%45,33
 

Doğru (%32,00)

Yanlış (%22,67)

Boş (%45,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

25

%33,33

5

%6,67

9

%12,00

7

%9,33

1

%1,33

28

%37,33
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%50,67)

Boş (%37,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Din ve Hayat D   

1

%1,33

59

%78,67

2

%2,67

13

%17,33
 

Doğru (%78,67)

Yanlış (%4,00)

Boş (%17,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar E

5

%6,67

3

%4,00

4

%5,33

3

%4,00

1

%1,33

59

%78,67
 

Doğru (%1,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%78,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve Bilim D

9

%12,00

6

%8,00

4

%5,33
  

56

%74,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,33)

Boş (%74,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama B  

1

%1,33
   

74

%98,67
 

Doğru (%1,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sanat Felsefesi D    

1

%1,33
 

74

%98,67
 

Doğru (%1,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Bilgi Felsefesi B

1

%1,33
    

74

%98,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,33)

Boş (%98,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce
ve Argümanları C   

1

%1,33
  

74

%98,67
 

Doğru (%1,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri A

1

%1,33
    

74

%98,67
 

Doğru (%1,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,67)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Rasyonel Sayılar B

7

%8,75

45

%56,25

9

%11,25

2

%2,50
 

17

%21,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%22,50)

Boş (%21,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Üslü ifadeler B  

38

%47,50

1

%1,25
 

1

%1,25

40

%50,00
 

Doğru (%47,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler B

2

%2,50

40

%50,00

2

%2,50

1

%1,25
 

35

%43,75
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%6,25)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

44

%55,00

1

%1,25

1

%1,25

7

%8,75

2

%2,50

25

%31,25
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%13,75)

Boş (%31,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Çok Bilinmeyenki Denklemler C

1

%1,25
 

59

%73,75

4

%5,00
 

16

%20,00
 

Doğru (%73,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

45

%56,25
 

14

%17,50

2

%2,50
 

19

%23,75
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%20,00)

Boş (%23,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

6

%7,50

2

%2,50

46

%57,50

1

%1,25

2

%2,50

23

%28,75
 

Doğru (%57,50)

Yanlış (%13,75)

Boş (%28,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 SAYILAR E

6

%7,50
 

1

%1,25

1

%1,25

39

%48,75

33

%41,25
 

Doğru (%48,75)

Yanlış (%10,00)

Boş (%41,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 SAYILAR E

6

%7,50

7

%8,75
 

12

%15,00

7

%8,75

48

%60,00
 

Doğru (%8,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

3

%3,75

25

%31,25

21

%26,25

3

%3,75

28

%35,00
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%33,75)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Sayı Basamakları D

2

%2,50

1

%1,25

3

%3,75

22

%27,50

3

%3,75

49

%61,25
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%11,25)

Boş (%61,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C

1

%1,25

1

%1,25

43

%53,75
  

35

%43,75
 

Doğru (%53,75)

Yanlış (%2,50)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

8

%10,00

2

%2,50
 

38

%47,50

1

%1,25

31

%38,75
 

Doğru (%47,50)

Yanlış (%13,75)

Boş (%38,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

10

%12,50

1

%1,25

10

%12,50

4

%5,00

1

%1,25

54

%67,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 FONKSİYONLAR B  

29

%36,25
   

51

%63,75
 

Doğru (%36,25)

Yanlış (%0,00)

Boş (%63,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü D

3

%3,75
 

3

%3,75

22

%27,50
 

52

%65,00
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%65,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri C

1

%1,25

3

%3,75

44

%55,00

9

%11,25

1

%1,25

22

%27,50
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Sayı Problemleri C  

3

%3,75

36

%45,00

1

%1,25

1

%1,25

39

%48,75
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%6,25)

Boş (%48,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Grafik Problemleri D

1

%1,25

2

%2,50
 

63

%78,75

1

%1,25

13

%16,25
 

Doğru (%78,75)

Yanlış (%5,00)

Boş (%16,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Yaş Problemleri A

55

%68,75
 

2

%2,50
 

8

%10,00

15

%18,75
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%12,50)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Sayı Problemleri C   

39

%48,75
  

41

%51,25
 

Doğru (%48,75)

Yanlış (%0,00)

Boş (%51,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Sayı Problemleri B

2

%2,50

31

%38,75
 

3

%3,75
 

44

%55,00
 

Doğru (%38,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sayı Problemleri E  

12

%15,00

1

%1,25

5

%6,25

32

%40,00

30

%37,50
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Sayı Problemleri E

3

%3,75

4

%5,00

2

%2,50

1

%1,25

26

%32,50

44

%55,00
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

21

%26,25

4

%5,00

1

%1,25

1

%1,25

3

%3,75

50

%62,50
 

Doğru (%26,25)

Yanlış (%11,25)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Sayı Problemleri B

2

%2,50

28

%35,00

2

%2,50

3

%3,75
 

45

%56,25
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%8,75)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Sayı Problemleri C

3

%3,75

10

%12,50

43

%53,75

2

%2,50
 

22

%27,50
 

Doğru (%53,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER D

1

%1,25
 

3

%3,75

32

%40,00

2

%2,50

42

%52,50
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%52,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-31

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM
AÇILIMI D

4

%5,00
 

4

%5,00

14

%17,50

4

%5,00

54

%67,50
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Basit Olayların Olasılıkları C

1

%1,25

1

%1,25

10

%12,50

3

%3,75

2

%2,50

63

%78,75
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%8,75)

Boş (%78,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Üçgende Açılar E

9

%11,25

1

%1,25

4

%5,00
 

4

%5,00

62

%77,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ B  

18

%22,50
 

1

%1,25
 

61

%76,25
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%1,25)

Boş (%76,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 ÖZEL ÜÇGENLER E     

6

%7,50

74

%92,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C  

3

%3,75

6

%7,50

1

%1,25

1

%1,25

69

%86,25
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%86,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER A

8

%10,00
 

2

%2,50

1

%1,25

1

%1,25

68

%85,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen A

4

%5,00
 

3

%3,75
  

73

%91,25
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%3,75)

Boş (%91,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen B  

3

%3,75

2

%2,50

2

%2,50

1

%1,25

72

%90,00
 

Doğru (%3,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Prizmalar C

1

%1,25

8

%10,00

24

%30,00

5

%6,25

1

%1,25

41

%51,25
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%51,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar E    

1

%1,25

6

%7,50

73

%91,25
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%1,25)

Boş (%91,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

5

%6,25

2

%2,50

2

%2,50

1

%1,25

2

%2,50

68

%85,00
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%8,75)

Boş (%85,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

4

%5,80

3

%4,35

17

%24,64

15

%21,74

7

%10,14

23

%33,33
 

Doğru (%21,74)

Yanlış (%44,93)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle D

3

%4,35

3

%4,35

10

%14,49

17

%24,64

3

%4,35

33

%47,83
 

Doğru (%24,64)

Yanlış (%27,54)

Boş (%47,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

1

%1,45

11

%15,94

4

%5,80

5

%7,25

14

%20,29

34

%49,28
 

Doğru (%20,29)

Yanlış (%30,43)

Boş (%49,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Düzlem Aynalar D  

1

%1,45

4

%5,80

18

%26,09

9

%13,04

37

%53,62
 

Doğru (%26,09)

Yanlış (%20,29)

Boş (%53,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Mıknatıslar ve Manyetik Alan E

7

%10,14

1

%1,45

17

%24,64

4

%5,80

4

%5,80

36

%52,17
 

Doğru (%5,80)

Yanlış (%42,03)

Boş (%52,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması D

7

%10,14

4

%5,80

2

%2,90

10

%14,49

5

%7,25

41

%59,42
 

Doğru (%14,49)

Yanlış (%26,09)

Boş (%59,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Newton'un Hareket Yasaları C

1

%1,45

5

%7,25

6

%8,70

6

%8,70

40

%57,97

11

%15,94
 

Doğru (%8,70)

Yanlış (%75,36)

Boş (%15,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili D

2

%2,90

2

%2,90

1

%1,45

14

%20,29

6

%8,70

44

%63,77
 

Doğru (%20,29)

Yanlış (%15,94)

Boş (%63,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Periyodik Özellikler B

2

%2,90

5

%7,25

3

%4,35

7

%10,14

4

%5,80

48

%69,57
 

Doğru (%7,25)

Yanlış (%23,19)

Boş (%69,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C

1

%1,45

5

%7,25

12

%17,39

4

%5,80

1

%1,45

46

%66,67
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%15,94)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Sıvılar B  

18

%26,09

4

%5,80

4

%5,80

2

%2,90

41

%59,42
 

Doğru (%26,09)

Yanlış (%14,49)

Boş (%59,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen
Hesaplamaları D

1

%1,45

1

%1,45

1

%1,45

14

%20,29

3

%4,35

49

%71,01
 

Doğru (%20,29)

Yanlış (%8,70)

Boş (%71,01)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

442 1021 1021 1084
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sıvılar E

7

%10,14

2

%2,90

1

%1,45

1

%1,45

4

%5,80

54

%78,26
 

Doğru (%5,80)

Yanlış (%15,94)

Boş (%78,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

1

%1,45

1

%1,45

3

%4,35

6

%8,70

9

%13,04

49

%71,01
 

Doğru (%13,04)

Yanlış (%15,94)

Boş (%71,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Canlılardaki Temel Bileşikler C

12

%17,39

1

%1,45

5

%7,25

2

%2,90

5

%7,25

44

%63,77
 

Doğru (%7,25)

Yanlış (%28,99)

Boş (%63,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E

5

%7,25

8

%11,59
 

18

%26,09

13

%18,84

25

%36,23
 

Doğru (%18,84)

Yanlış (%44,93)

Boş (%36,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D  

9

%13,04

3

%4,35

32

%46,38

3

%4,35

22

%31,88
 

Doğru (%46,38)

Yanlış (%21,74)

Boş (%31,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hücrenin Yapısı A

3

%4,35

7

%10,14

1

%1,45

2

%2,90

2

%2,90

54

%78,26
 

Doğru (%4,35)

Yanlış (%17,39)

Boş (%78,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B

1

%1,45

39

%56,52
 

2

%2,90

3

%4,35

24

%34,78
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%8,70)

Boş (%34,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hayvanlar C

1

%1,45

7

%10,14

9

%13,04

11

%15,94

14

%20,29

27

%39,13
 

Doğru (%13,04)

Yanlış (%47,83)

Boş (%39,13)
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