
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

1 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 40 0 40,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 28 0 28,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 115 1 114,75 484,340 1

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 108 11 105,25 456,994 2

3 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 28 1 27,75 10 0 10,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 105 10 102,50 447,734 11

4 0 BATIN CAN 12S 36 4 35,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 26 2 25,50 9 0 9,00 6 1 5,75 6 0 6,00 5 1 4,75 103 8 101,00 443,665 18

5 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 30 0 30,00 9 0 9,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 104 13 100,75 442,334 19

6 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 103 16 99,00 438,340 20

7 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 28 0 28,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 102 14 98,50 436,309 22

8 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 28 1 27,75 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 101 14 97,50 432,868 23

9 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 101 18 96,50 429,952 27

10 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 29 1 28,75 9 0 9,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 99 17 94,75 425,327 32

11 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 27 2 26,50 9 1 8,75 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 98 20 93,00 419,688 36

12 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 35 5 33,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 26 3 25,25 9 0 9,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 97 16 93,00 418,941 39

13 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 36 3 35,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 1 1 0,75 25 1 24,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 96 13 92,75 418,593 40

14 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 27 2 26,50 9 0 9,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 96 18 91,50 416,535 44

15 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 33 6 31,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 30 0 30,00 8 2 7,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 96 20 91,00 413,782 48

16 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 28 1 27,75 9 0 9,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 96 20 91,00 413,533 49

17 0 ESRA NUR TURK 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 25 2 24,50 6 2 5,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 93 19 88,25 405,163 63

18 0 MELİS SOLAK 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 25 4 24,00 8 1 7,75 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 93 21 87,75 403,922 70

19 0 YİĞİT USTA 12S 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 26 1 25,75 6 2 5,50 7 0 7,00 5 2 4,50 4 1 3,75 90 20 85,00 396,613 90

20 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 24 3 23,25 9 0 9,00 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 90 24 84,00 391,969 99

21 0 SENA ŞENKUL 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 28 1 27,75 9 1 8,75 5 0 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 90 25 83,75 391,064 105

22 0 ASLINUR KARAKURT 12S 35 5 33,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 29 0 29,00 8 1 7,75 4 3 3,25 4 2 3,50 2 4 1,00 90 26 83,50 390,432 106

23 0 İREM ÇELİK 12S 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 20 2 19,50 7 2 6,50 7 0 7,00 3 3 2,25 4 1 3,75 87 17 82,75 389,588 108

24 0 BERAT AKKANLI 12S 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 25 4 24,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 1 4,75 4 1 3,75 89 27 82,25 388,157 111

25 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 20 3 19,25 9 0 9,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 2 2,50 87 21 81,75 385,805 120

26 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 25 2 24,50 7 2 6,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 88 28 81,00 384,636 124

27 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 27 2 26,50 6 0 6,00 6 1 5,75 3 1 2,75 1 1 0,75 85 15 81,25 384,310 127

28 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 32 8 30,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 24 3 23,25 7 1 6,75 4 3 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 86 22 80,50 382,122 131

29 0 ALİ YASİN 12S 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 24 4 23,00 6 2 5,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 87 29 79,75 380,993 137
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Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

30 0 SEMİH SAKCI 12S 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 22 3 21,25 9 0 9,00 4 3 3,25 4 3 3,25 3 2 2,50 85 26 78,50 376,334 155

31 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 32 3 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 18 2 17,50 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 2 3 1,25 82 16 78,00 374,984 159

32 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 34 4 33,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 3 20,25 8 1 7,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 3 2,25 83 19 78,25 374,817 162

33 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 34 5 32,75 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 0 20,00 7 0 7,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 81 14 77,50 372,686 169

34 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 26 1 25,75 2 1 1,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 83 26 76,50 370,104 176

35 0 FERAYE UYAR 12S 30 8 28,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 22 2 21,50 7 2 6,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 82 24 76,00 368,985 178

36 0 ÖMER ÜNSAL 12S 31 8 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 19 5 17,75 7 1 6,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 1 4,75 81 23 75,25 367,058 184

37 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 24 4 23,00 7 2 6,50 5 2 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 82 27 75,25 366,854 185

38 11208 AZRA MOLLA 12S 32 8 30,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 17 3 16,25 8 1 7,75 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 80 20 75,00 366,407 188

39 0 ÖMER ALABAV 12S 31 8 29,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 25 4 24,00 6 4 5,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 4 0,00 82 31 74,25 363,542 198

40 0 BORA ALTINIŞIK 12S 27 13 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 5 0 5,00 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 81 28 74,00 363,466 199

41 0 BEYZANUR YAMAN 12S 25 13 21,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 24 1 23,75 8 0 8,00 6 1 5,75 3 4 2,00 4 1 3,75 80 25 73,75 362,988 201

42 0 BELİNAY DALGİZ 12S 26 12 23,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 24 3 23,25 7 0 7,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 80 26 73,50 361,918 205

43 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 29 8 27,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 20 1 19,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 77 17 72,75 359,359 218

44 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 30 8 28,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 21 4 20,00 5 0 5,00 7 0 7,00 5 2 4,50 3 2 2,50 78 25 71,75 357,542 222

45 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 31 6 29,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 18 5 16,75 8 0 8,00 5 2 4,50 4 1 3,75 2 3 1,25 78 24 72,00 357,285 223

46 0 ŞEVVAL SARA 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 19 6 17,50 8 0 8,00 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 78 25 71,75 356,120 230

47 0 ÖMER SALİH 12S 30 9 27,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 21 3 20,25 6 0 6,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 77 25 70,75 353,013 241

48 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 29 9 26,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 24 0 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 75 17 70,75 352,746 244

49 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 0 19,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 75 18 70,50 351,811 247

50 0 EGE GÜVEN 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 5 23,75 5 2 4,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 77 26 70,50 351,558 248

51 0 ARDA BATIN KİBAR 12S 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 21 3 20,25 5 2 4,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 74 21 68,75 346,815 270

52 0 CEYLİN SERBES 12S 31 7 29,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 18 2 17,50 7 3 6,25 5 1 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 75 27 68,25 346,291 276

53 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 20 8 18,00 3 1 2,75 6 1 5,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 77 35 68,25 346,216 277

54 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 17 4 16,00 6 0 6,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 74 25 67,75 345,407 279

55 0 ARDA PALALI 12S 28 8 26,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 20 4 19,00 7 1 6,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 74 25 67,75 344,945 280

56 0 HATİCE SU ERGÜNEN 12S 34 4 33,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 16 1 15,75 6 0 6,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 72 16 68,00 344,099 285

57 0 ESMA TOPTAŞ 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 19 4 18,00 7 1 6,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 73 21 67,75 343,680 288

58 0 SUDE TEPECİK 12S 34 5 32,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 14 3 13,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 72 18 67,50 343,598 289
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KATILIMLAR

59 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 30 6 28,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 13 1 12,75 8 0 8,00 5 1 4,75 1 3 0,25 2 1 1,75 70 15 66,25 339,891 298

60 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 26 11 23,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 19 2 18,50 7 0 7,00 5 1 4,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 71 20 66,00 339,569 299

61 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 27 3 26,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 18 1 17,75 6 1 5,75 3 4 2,00 3 0 3,00 3 3 2,25 70 18 65,50 337,827 309

62 0 AYŞE KAVKACI 12S 27 12 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 21 4 20,00 1 0 1,00 4 3 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 72 27 65,25 337,660 311

63 0 PINAR YILMAZ 12S 30 8 28,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 17 2 16,50 7 1 6,75 4 3 3,25 3 3 2,25 3 2 2,50 72 27 65,25 337,205 315

64 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 30 8 28,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 19 3 18,25 3 0 3,00 7 0 7,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 71 25 64,75 335,442 324

65 0 NEHİR GÖKCEN 12S 30 10 27,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 18 1 17,75 7 1 6,75 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 71 25 64,75 335,155 326

66 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 3 16,25 7 0 7,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 72 30 64,50 334,206 332

67 0 AYŞEGÜL TAY 12S 26 6 24,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 16 7 14,25 6 0 6,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 2 3,50 69 24 63,00 330,624 346

68 0 ESİLA KUNDAKÇ I 12S 27 11 24,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 21 2 20,50 3 2 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 69 25 62,75 330,130 349

69 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 8 27,00 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 15 2 14,50 6 0 6,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 68 24 62,00 327,032 362

70 0 ALPER ARSLAN 12S 24 15 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 21 5 19,75 9 1 8,75 6 1 5,75 3 4 2,00 2 4 1,00 72 42 61,50 326,511 366

71 0 EREN A 12S 27 12 24,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 20 2 19,50 5 1 4,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 69 29 61,75 326,024 368

72 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 16 4 15,00 9 0 9,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 68 26 61,50 325,891 370

73 0 EMİNE AKKOYUN 12S 21 9 18,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 16 2 15,50 6 0 6,00 4 3 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 65 20 60,00 321,963 386

74 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 22 17 17,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 20 4 19,00 8 1 7,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 69 40 59,00 318,308 412

75 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 25 8 23,00 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 19 3 18,25 4 1 3,75 4 3 3,25 1 3 0,25 3 1 2,75 63 21 57,75 314,965 424

76 0 RAVZANUR KARABACAK12S 28 10 25,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 12 0 12,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 62 19 57,25 312,967 438

77 0 BURCU CEYHAN 12S 26 11 23,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 9 1 8,75 6 0 6,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 62 22 56,50 311,157 442

78 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 29 6 27,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 15 6 13,50 6 1 5,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 19 56,25 309,406 457

79 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 20 18 15,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 21 5 19,75 4 0 4,00 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 65 37 55,75 308,967 459

80 0 EMİR YALÇIN 12S 29 10 26,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 4 1 3,75 3 4 2,00 4 1 3,75 2 4 1,00 62 27 55,25 307,759 466

81 0 ECEM ERKİL 12S 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 9 1 8,75 7 0 7,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 60 19 55,25 307,111 472

82 0 NİL GEDİKLİ 12S 22 11 19,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 14 4 13,00 7 0 7,00 5 2 4,50 1 3 0,25 4 2 3,50 61 26 54,50 305,972 483

83 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 14 7 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 17 6 15,50 6 1 5,75 5 1 4,75 2 4 1,00 2 4 1,00 61 26 54,50 305,839 484

84 0 EYLÜL ERDEM 12S 27 8 25,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 0 3,00 15 3 14,25 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 3 2,25 60 24 54,00 303,737 499

85 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 27 8 25,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 7 5 5,75 6 0 6,00 2 1 1,75 5 1 4,75 2 4 1,00 59 23 53,25 302,072 505

86 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 27 11 24,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 15 6 13,50 9 0 9,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 62 34 53,50 301,227 512

87 0 KEREM KIRCA 12S 22 17 17,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 21 2 20,50 5 1 4,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 61 32 53,00 300,070 520
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

88 0 ÇINAR BİRCAN 12S 15 17 10,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 20 6 18,50 7 3 6,25 3 4 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 63 42 52,50 300,021 522

89 545 BEYZA GENÇ 12S 27 9 24,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 10 0 10,00 7 0 7,00 4 3 3,25 3 0 3,00 0 4 -1,00 58 23 52,25 298,608 529

90 0 MÜGE AKGÜL 12S 28 10 25,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 15 2 14,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 57 19 52,25 298,370 530

91 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 9 22,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 59 28 52,00 297,259 536

92 0 NURSEL KILIÇ 12S 24 12 21,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 16 3 15,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 58 25 51,75 296,726 539

93 0 ARİF EREN KAZAK 12S 28 8 26,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 16 3 15,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 57 21 51,75 296,172 542

94 0 TUĞRUL EREN 12S 24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 10 6 8,50 9 0 9,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 59 30 51,50 296,143 543

95 0 CEYLİN U ĞUN 12S 26 11 23,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 13 5 11,75 3 0 3,00 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 59 31 51,25 295,633 546

96 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 25 13 21,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 14 1 13,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 57 26 50,50 293,375 558

97 0 DAMLA ERTEM 12S 27 9 24,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 16 3 15,25 2 1 1,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 58 29 50,75 293,199 559

98 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 23 10 20,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 12 3 11,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 55 20 50,00 292,027 569

99 0 ALPEREN EKŞİ 12S 26 9 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 11 4 10,00 2 4 1,00 1 1 0,75 3 3 2,25 56 24 50,00 291,843 571

100 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 25 12 22,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 16 5 14,75 1 0 1,00 4 2 3,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 57 30 49,50 290,307 585

101 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 22 14 18,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 12 2 11,50 7 0 7,00 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 56 28 49,00 288,959 592

102 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12S 23 16 19,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 21 2 20,50 2 1 1,75 56 28 49,00 288,057 601

103 0 METE BİÇİCİ 12S 31 5 29,75 3 1 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 13 4 12,00 3 0 3,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 56 29 48,75 287,365 607

104 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 27 13 23,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 12 4 11,00 2 0 2,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 56 29 48,75 287,346 608

105 0 BERK ŞANOLAN 12S 11 5 9,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 20 4 19,00 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 54 25 47,75 286,588 615

106 0 ALMİNA KURT 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 6 1 5,75 4 3 3,25 1 2 0,50 1 4 0,00 53 25 46,75 282,188 645

107 0 ESRA AKSU 12S 28 9 25,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 11 3 10,25 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 51 17 46,75 281,710 649

108 0 ATAKAN ATEŞ 12S 20 20 15,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 14 12 11,00 9 1 8,75 4 3 3,25 2 0 2,00 2 3 1,25 56 43 45,25 278,560 667

109 1170 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 21 12 18,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 2 13,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 51 23 45,25 277,719 670

110 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 25 12 22,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 8 3 7,25 6 1 5,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 52 27 45,25 277,645 672

111 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 8 4 7,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 15 2 14,50 6 1 5,75 2 2 1,50 6 0 6,00 47 11 44,25 277,336 676

112 0 ERSİN AKKOÇ 12S 19 16 15,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 14 4 13,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 52 30 44,50 275,546 689

113 0 SELÇUK AKI 12S 25 15 21,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 19 2 18,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 52 30 44,50 274,842 696

114 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 19 15 15,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 14 2 13,50 6 1 5,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 52 31 44,25 274,459 700

115 0 EMİR ÜRAL 12S 22 13 18,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 12 1 11,75 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 50 25 43,75 273,735 710

116 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 21 17 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 13 4 12,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 52 33 43,75 273,283 714
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

117 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 6 0 6,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 21 43,75 272,694 722

118 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 20 11 17,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 4 1,00 48 28 41,00 265,255 783

119 0 MELEK YALÇIN 12S 21 15 17,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 6 8,50 3 0 3,00 3 4 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 49 36 40,00 262,167 806

120 0 BEYZANUR AĞIR 12S 25 8 23,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 8 1 7,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 44 17 39,75 261,674 811

121 0 MEHMET BİNİCİ 12S 20 12 17,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 14 3 13,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 45 23 39,25 259,507 826

122 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 18 14 14,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 11 3 10,25 4 0 4,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 46 29 38,75 259,177 831

123 0 EMİR GÜNEŞ 12S 10 6 8,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 16 6 14,50 5 1 4,75 4 3 3,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 45 25 38,75 258,974 833

124 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 22 10 19,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 3 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 17 38,75 258,428 841

125 0 CEYDA CÖMERT 12S 24 9 21,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 20 38,00 255,753 865

126 0 TUNAHAN ÇI* R 12S 24 7 22,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 7 4 6,00 6 1 5,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 17 37,75 255,415 869

127 0 ONUR SEVGİ 12S 22 14 18,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 10 3 9,25 4 0 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 45 30 37,50 255,299 871

128 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 16 10 13,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 3 13,25 7 0 7,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 44 26 37,50 254,833 878

129 0 YİĞİT DENİZ 12S 14 22 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 15 7 13,25 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 48 50 35,50 249,524 905

130 0 İRFAN KABAŞ 12S 21 10 18,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 5 2,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 42 26 35,50 249,427 907

131 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 17 20 12,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 12 5 10,75 1 0 1,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 45 39 35,25 248,363 915

132 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 15 10 12,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 3 11,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 41 24 35,00 247,409 923

133 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 19 11 16,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 8 4 7,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 21 34,75 246,775 930

134 0 FİDELYA PARLA 12S 22 17 17,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 8 5,00 2 4 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 45 41 34,75 246,597 934

135 0 NİLSU AZATLI 12S 23 12 20,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 44 40 34,00 245,357 943

136 0 KADİRHAN İNAN 12S 19 11 16,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 3 6,25 4 2 3,50 39 21 33,75 243,491 960

137 0 SEM İ SERBEST 12S 13 7 11,25 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 38 19 33,25 243,329 961

138 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 17 12 14,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 14 7 12,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 41 30 33,50 242,655 967

139 0 ECE BİNGÖL 12S 24 10 21,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 7 5 5,75 3 3 2,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 41 33 32,75 240,767 986

140 0 CEYLİN İBAR 12S 23 11 20,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 9 7 7,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 26 31,50 236,903 1024

141 0 AZRA KURTTEKİN 12S 22 13 18,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 39 30 31,50 236,843 1025

142 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 16 12 13,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 20 31,00 236,475 1030

143 0 BAŞAK UYAN 12S 26 12 23,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 39 31 31,25 236,005 1034

144 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 7 3 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 7 1 6,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 32 15 28,25 228,637 1087

145 0 AHMET KARAASLAN 12S 20 8 18,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 6 6 4,50 1 0 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 36 31 28,25 227,707 1094
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

146 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 24 16 20,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 35 28,25 227,514 1096

147 0 MUSTAFA MEDİN 12S 11 12 8,00 4 1 3,75 1 2 0,50 6 1 5,75 7 1 6,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 20 28,00 227,494 1097

148 0 FATMA TÜRKAN 12S 19 16 15,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 3 2,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 37 36 28,00 227,283 1099

149 0 ADNAN GEZDİ 12S 21 11 18,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 3 4,25 32 16 28,00 226,610 1103

150 0 EFE NAYAN 12S 20 14 16,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 13 0 13,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 32 28,00 226,141 1104

151 0 NAZ TÜRKOĞLU 12S 21 14 17,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 25 26,75 222,899 1129

152 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 12 15,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 9 3 8,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 33 28 26,00 220,783 1147

153 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 14 10 11,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 17 25,75 220,315 1151

154 0 FIRAT KUZEY 12S 20 10 17,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 31 21 25,75 219,865 1154

155 0 BATUH*  ADIGÜZEL 12S 19 17 14,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 34 35 25,25 218,897 1160

156 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 8 10 5,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 3 4,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 20 24,00 215,782 1184

157 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 9 9 6,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 5 9,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 29 31 21,25 207,192 1243

158 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 8 4 7,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 9 20,75 205,475 1249

159 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 13 13 9,75 1 4 0,00 9 9 6,75 3 3 2,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 37 19,75 202,780 1261

160 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 12 9 9,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 25 24 19,00 200,718 1275

161 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 12 19 7,25 1 0 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 24 43 13,25 184,183 1345

162 0 EMİR ARSLAN 12S 10 17 5,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 5 1,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 31 13,25 183,758 1346

163 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 8 15 4,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 28 11,00 177,137 1370

164 0 HAŞİM KUZGUN 12S 8 11 5,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 13 16 9,00 171,386 1390

165 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 6 34 -2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 3 2,25 24 62 8,50 170,315 1395

166 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 9 12 6,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 15 27 8,25 168,519 1400

167 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 8 5 6,75 8 5 6,75 164,577 1411

168 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 3 10 0,50 3 10 0,50 146,400 1435

169 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 6 29 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 11 1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 2 5 0,75 4 2 3,50 21 64 5,00

170 0 EMRE YİĞİT EFE 12S 0 0 0,00

171 0 TOLGA KAŞIKÇI 12S 2 23 -3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 33 -5,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

1 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 40 0 40,00 18 0 18,00 38 0 38,00 19 1 18,75 115 1 114,75 484,340 1 1 1 1 1

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 32 8 30,00 18 1 17,75 38 2 37,50 20 0 20,00 108 11 105,25 456,994 2 2 2 2 2

3 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 14 3 13,25 38 1 37,75 16 3 15,25 105 10 102,50 447,734 3 3 11 11 11

4 0 BATIN CAN 12S 36 4 35,00 15 0 15,00 35 2 34,50 17 2 16,50 103 8 101,00 443,665 4 4 18 18 18

5 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 39 0 39,00 15 5 13,75 104 13 100,75 442,334 5 5 19 19 19

6 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 33 7 31,25 13 6 11,50 38 2 37,50 19 1 18,75 103 16 99,00 438,340 6 6 20 20 20

7 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 5 32,75 14 5 12,75 37 1 36,75 17 3 16,25 102 14 98,50 436,309 7 7 22 22 22

8 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 6 31,50 15 2 14,50 38 1 37,75 15 5 13,75 101 14 97,50 432,868 8 8 23 23 23

9 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 37 2 36,50 15 5 13,75 101 18 96,50 429,952 9 10 27 27 27

10 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 7 31,25 11 6 9,50 38 1 37,75 17 3 16,25 99 17 94,75 425,327 10 11 32 32 32

11 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 33 7 31,25 14 5 12,75 36 3 35,25 15 5 13,75 98 20 93,00 419,688 11 12 36 36 36

12 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 35 5 33,75 15 2 14,50 35 3 34,25 12 6 10,50 97 16 93,00 418,941 12 13 39 39 39

13 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 36 3 35,25 12 3 11,25 34 1 33,75 14 6 12,50 96 13 92,75 418,593 13 14 40 40 40

14 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 27 11 24,25 14 4 13,00 36 2 35,50 19 1 18,75 96 18 91,50 416,535 14 15 43 43 44

15 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 33 6 31,50 10 7 8,25 38 2 37,50 15 5 13,75 96 20 91,00 413,782 15 16 47 47 48

16 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 33 7 31,25 12 6 10,50 37 1 36,75 14 6 12,50 96 20 91,00 413,533 16 17 48 48 49

17 0 ESRA NUR TURK 12S 36 4 35,00 13 4 12,00 31 4 30,00 13 7 11,25 93 19 88,25 405,163 17 18 62 62 63

18 0 MELİS SOLAK 12S 32 8 30,00 15 3 14,25 33 5 31,75 13 5 11,75 93 21 87,75 403,922 18 19 69 69 70

19 0 YİĞİT USTA 12S 31 7 29,25 11 7 9,25 32 3 31,25 16 3 15,25 90 20 85,00 396,613 19 22 87 87 90

20 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 7 31,25 14 4 13,00 33 3 32,25 10 10 7,50 90 24 84,00 391,969 20 23 96 96 99

21 0 SENA ŞENKUL 12S 32 8 30,00 12 6 10,50 37 2 36,50 9 9 6,75 90 25 83,75 391,064 21 26 101 101 105

22 0 ASLINUR KARAKURT 12S 35 5 33,75 8 11 5,25 37 1 36,75 10 9 7,75 90 26 83,50 390,432 22 27 102 102 106

23 0 İREM ÇELİK 12S 31 7 29,25 15 2 14,50 27 4 26,00 14 4 13,00 87 17 82,75 389,588 23 28 104 104 108

24 0 BERAT AKKANLI 12S 28 11 25,25 13 7 11,25 34 5 32,75 14 4 13,00 89 27 82,25 388,157 24 29 107 107 111

25 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 7 30,25 15 4 14,00 29 3 28,25 11 7 9,25 87 21 81,75 385,805 25 31 114 114 120

26 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 29 11 26,25 12 8 10,00 32 4 31,00 15 5 13,75 88 28 81,00 384,636 26 33 117 117 124

27 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 31 6 29,50 11 4 10,00 33 2 32,50 10 3 9,25 85 15 81,25 384,310 27 34 120 120 127

28 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 32 8 30,00 12 3 11,25 31 4 30,00 11 7 9,25 86 22 80,50 382,122 28 35 124 124 131

29 0 ALİ YASİN 12S 29 11 26,25 13 7 11,25 30 6 28,50 15 5 13,75 87 29 79,75 380,993 29 36 130 130 137

30 0 SEMİH SAKCI 12S 28 12 25,00 15 3 14,25 31 3 30,25 11 8 9,00 85 26 78,50 376,334 30 39 145 146 155

31 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 32 3 31,25 10 4 9,00 28 2 27,50 12 7 10,25 82 16 78,00 374,984 31 40 148 150 159

32 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 34 4 33,00 12 4 11,00 29 4 28,00 8 7 6,25 83 19 78,25 374,817 32 41 151 153 162

33 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 34 5 32,75 12 3 11,25 27 0 27,00 8 6 6,50 81 14 77,50 372,686 33 43 158 160 169

34 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 30 10 27,50 15 4 14,00 28 2 27,50 10 10 7,50 83 26 76,50 370,104 34 44 165 167 176

35 0 FERAYE UYAR 12S 30 8 28,00 12 5 10,75 29 4 28,00 11 7 9,25 82 24 76,00 368,985 35 45 167 169 178

36 0 ÖMER ÜNSAL 12S 31 8 29,00 12 3 11,25 26 6 24,50 12 6 10,50 81 23 75,25 367,058 36 47 172 174 184

37 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 9 26,75 11 6 9,50 31 6 29,50 11 6 9,50 82 27 75,25 366,854 37 48 173 175 185

38 11208 AZRA MOLLA 12S 32 8 30,00 11 4 10,00 25 4 24,00 12 4 11,00 80 20 75,00 366,407 38 49 175 177 188

39 0 ÖMER ALABAV 12S 31 8 29,00 10 7 8,25 31 8 29,00 10 8 8,00 82 31 74,25 363,542 39 53 184 186 198

40 0 BORA ALTINIŞIK 12S 27 13 23,75 15 4 14,00 27 4 26,00 12 7 10,25 81 28 74,00 363,466 40 54 185 187 199

41 0 BEYZANUR YAMAN 12S 25 13 21,75 10 5 8,75 32 1 31,75 13 6 11,50 80 25 73,75 362,988 41 55 187 189 201

42 0 BELİNAY DALGİZ 12S 26 12 23,00 11 3 10,25 31 3 30,25 12 8 10,00 80 26 73,50 361,918 42 56 190 192 205

43 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 29 8 27,00 14 2 13,50 24 1 23,75 10 6 8,50 77 17 72,75 359,359 43 60 201 203 218

44 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 30 8 28,00 7 9 4,75 26 4 25,00 15 4 14,00 78 25 71,75 357,542 44 62 205 207 222

45 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 31 6 29,50 10 7 8,25 26 5 24,75 11 6 9,50 78 24 72,00 357,285 45 63 206 208 223

46 0 ŞEVVAL SARA 12S 31 6 29,50 10 3 9,25 27 6 25,50 10 10 7,50 78 25 71,75 356,120 46 66 212 214 230

47 0 ÖMER SALİH 12S 30 9 27,75 11 3 10,25 27 3 26,25 9 10 6,50 77 25 70,75 353,013 47 68 220 222 241

48 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 29 9 26,75 11 5 9,75 29 0 29,00 6 3 5,25 75 17 70,75 352,746 48 70 223 225 244
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

49 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 31 9 28,75 15 2 14,50 23 0 23,00 6 7 4,25 75 18 70,50 351,811 49 71 226 228 247

50 0 EGE GÜVEN 12S 32 8 30,00 11 9 8,75 30 7 28,25 4 2 3,50 77 26 70,50 351,558 50 72 227 229 248

51 0 ARDA BATIN KİBAR 12S 29 9 26,75 13 2 12,50 26 5 24,75 6 5 4,75 74 21 68,75 346,815 51 79 248 250 270

52 0 CEYLİN SERBES 12S 31 7 29,25 8 9 5,75 25 5 23,75 11 6 9,50 75 27 68,25 346,291 52 81 254 256 276

53 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 13 7 11,25 23 9 20,75 11 9 8,75 77 35 68,25 346,216 53 82 255 257 277

54 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 27 11 24,25 11 4 10,00 23 4 22,00 13 6 11,50 74 25 67,75 345,407 54 83 256 258 279

55 0 ARDA PALALI 12S 28 8 26,00 8 7 6,25 27 5 25,75 11 5 9,75 74 25 67,75 344,945 55 84 257 259 280

56 0 HATİCE SU ERGÜNEN 12S 34 4 33,00 11 3 10,25 22 1 21,75 5 8 3,00 72 16 68,00 344,099 56 85 259 261 285

57 0 ESMA TOPTAŞ 12S 32 8 30,00 10 5 8,75 26 5 24,75 5 3 4,25 73 21 67,75 343,680 57 86 262 264 288

58 0 SUDE TEPECİK 12S 34 5 32,75 12 3 11,25 17 3 16,25 9 7 7,25 72 18 67,50 343,598 58 87 263 265 289

59 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 30 6 28,50 11 3 10,25 21 1 20,75 8 5 6,75 70 15 66,25 339,891 59 89 270 272 298

60 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 26 11 23,25 10 4 9,00 26 2 25,50 9 3 8,25 71 20 66,00 339,569 60 90 271 273 299

61 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 27 3 26,25 10 6 8,50 24 2 23,50 9 7 7,25 70 18 65,50 337,827 61 92 280 282 309

62 0 AYŞE KAVKACI 12S 27 12 24,00 12 5 10,75 22 4 21,00 11 6 9,50 72 27 65,25 337,660 62 93 282 284 311

63 0 PINAR YILMAZ 12S 30 8 28,00 8 8 6,00 24 3 23,25 10 8 8,00 72 27 65,25 337,205 63 94 286 288 315

64 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 30 8 28,00 11 8 9,00 22 3 21,25 8 6 6,50 71 25 64,75 335,442 64 95 294 296 324

65 0 NEHİR GÖKCEN 12S 30 10 27,50 9 6 7,50 25 2 24,50 7 7 5,25 71 25 64,75 335,155 65 96 296 298 326

66 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 26 14 22,50 16 3 15,25 24 3 23,25 6 10 3,50 72 30 64,50 334,206 66 97 301 303 332

67 0 AYŞEGÜL TAY 12S 26 6 24,50 12 5 10,75 22 7 20,25 9 6 7,50 69 24 63,00 330,624 67 100 310 312 346

68 0 ESİLA KUNDAKÇ I 12S 27 11 24,25 8 5 6,75 24 4 23,00 10 5 8,75 69 25 62,75 330,130 68 102 313 315 349

69 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 8 27,00 11 5 9,75 21 2 20,50 7 9 4,75 68 24 62,00 327,032 69 105 321 323 362

70 0 ALPER ARSLAN 12S 24 15 20,25 7 12 4,00 30 6 28,50 11 9 8,75 72 42 61,50 326,511 70 107 324 326 366

71 0 EREN A 12S 27 12 24,00 12 7 10,25 25 3 24,25 5 7 3,25 69 29 61,75 326,024 71 108 326 328 368

72 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 28 11 25,25 8 8 6,00 25 4 24,00 7 3 6,25 68 26 61,50 325,891 72 109 328 330 370

73 0 EMİNE AKKOYUN 12S 21 9 18,75 13 3 12,25 22 2 21,50 9 6 7,50 65 20 60,00 321,963 73 115 341 343 386

74 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 22 17 17,75 12 7 10,25 28 5 26,75 7 11 4,25 69 40 59,00 318,308 74 118 364 366 412

75 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 25 8 23,00 7 2 6,50 23 4 22,00 8 7 6,25 63 21 57,75 314,965 75 120 373 375 424

76 0 RAVZANUR KARABACAK12S 28 10 25,50 13 3 12,25 16 1 15,75 5 5 3,75 62 19 57,25 312,967 76 123 385 387 438

77 0 BURCU CEYHAN 12S 26 11 23,25 14 3 13,25 15 1 14,75 7 7 5,25 62 22 56,50 311,157 77 125 389 391 442

78 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 29 6 27,50 9 3 8,25 21 7 19,25 2 3 1,25 61 19 56,25 309,406 78 126 399 401 457

79 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 20 18 15,50 13 5 11,75 25 5 23,75 7 9 4,75 65 37 55,75 308,967 79 128 401 403 459

80 0 EMİR YALÇIN 12S 29 10 26,50 13 6 11,50 11 2 10,50 9 9 6,75 62 27 55,25 307,759 80 131 407 409 466

81 0 ECEM ERKİL 12S 29 9 26,75 10 5 8,75 16 1 15,75 5 4 4,00 60 19 55,25 307,111 81 132 413 415 472

82 0 NİL GEDİKLİ 12S 22 11 19,25 8 4 7,00 21 4 20,00 10 7 8,25 61 26 54,50 305,972 82 136 422 424 483

83 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 14 7 12,25 15 3 14,25 23 7 21,25 9 9 6,75 61 26 54,50 305,839 83 137 423 425 484

84 0 EYLÜL ERDEM 12S 27 8 25,00 8 6 6,50 18 3 17,25 7 7 5,25 60 24 54,00 303,737 84 141 434 436 499

85 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 27 8 25,00 10 4 9,00 13 5 11,75 9 6 7,50 59 23 53,25 302,072 85 143 439 441 505

86 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 27 11 24,25 8 7 6,25 24 6 22,50 3 10 0,50 62 34 53,50 301,227 86 146 445 447 512

87 0 KEREM KIRCA 12S 22 17 17,75 10 5 8,75 26 3 25,25 3 7 1,25 61 32 53,00 300,070 87 147 452 454 520

88 0 ÇINAR BİRCAN 12S 15 17 10,75 12 8 10,00 27 9 24,75 9 8 7,00 63 42 52,50 300,021 88 148 454 456 522

89 545 BEYZA GENÇ 12S 27 9 24,75 7 7 5,25 17 0 17,00 7 7 5,25 58 23 52,25 298,608 89 149 459 461 529

90 0 MÜGE AKGÜL 12S 28 10 25,50 6 4 5,00 18 2 17,50 5 3 4,25 57 19 52,25 298,370 90 150 460 462 530

91 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 9 22,75 8 5 6,75 21 3 20,25 5 11 2,25 59 28 52,00 297,259 91 151 464 466 536

92 0 NURSEL KILIÇ 12S 24 12 21,00 12 1 11,75 17 3 16,25 5 9 2,75 58 25 51,75 296,726 92 152 466 468 539

93 0 ARİF EREN KAZAK 12S 28 8 26,00 11 5 9,75 16 3 15,25 2 5 0,75 57 21 51,75 296,172 93 153 468 470 542

94 0 TUĞRUL EREN 12S 24 13 20,75 11 5 9,75 19 6 17,50 5 6 3,50 59 30 51,50 296,143 94 154 469 471 543

95 0 CEYLİN U ĞUN 12S 26 11 23,25 10 6 8,50 16 5 14,75 7 9 4,75 59 31 51,25 295,633 95 156 472 474 546

96 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 25 13 21,75 7 6 5,50 19 1 18,75 6 6 4,50 57 26 50,50 293,375 96 158 480 482 558
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

97 0 DAMLA ERTEM 12S 27 9 24,75 10 6 8,50 18 4 17,00 3 10 0,50 58 29 50,75 293,199 97 159 481 483 559

98 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 23 10 20,50 14 1 13,75 12 3 11,25 6 6 4,50 55 20 50,00 292,027 98 162 486 488 569

99 0 ALPEREN EKŞİ 12S 26 9 23,75 13 3 12,25 11 4 10,00 6 8 4,00 56 24 50,00 291,843 99 163 488 490 571

100 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 25 12 22,00 10 8 8,00 17 5 15,75 5 5 3,75 57 30 49,50 290,307 100 166 498 500 585

101 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 22 14 18,50 9 4 8,00 19 2 18,50 6 8 4,00 56 28 49,00 288,959 101 167 503 505 592

102 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12S 23 16 19,00 10 9 7,75 23 3 22,25 56 28 49,00 288,057 102 172 509 511 601

103 0 METE BİÇİCİ 12S 31 5 29,75 5 9 2,75 16 4 15,00 4 11 1,25 56 29 48,75 287,365 103 173 513 515 607

104 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 27 13 23,75 12 1 11,75 14 4 13,00 3 11 0,25 56 29 48,75 287,346 104 174 514 516 608

105 0 BERK ŞANOLAN 12S 11 5 9,75 12 8 10,00 20 4 19,00 11 8 9,00 54 25 47,75 286,588 105 178 519 521 615

106 0 ALMİNA KURT 12S 30 10 27,50 11 5 9,75 6 1 5,75 6 9 3,75 53 25 46,75 282,188 106 188 541 543 645

107 0 ESRA AKSU 12S 28 9 25,75 5 3 4,25 16 4 15,00 2 1 1,75 51 17 46,75 281,710 107 189 543 545 649

108 0 ATAKAN ATEŞ 12S 20 20 15,00 5 4 4,00 23 13 19,75 8 6 6,50 56 43 45,25 278,560 108 194 557 559 667

109 1170 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 21 12 18,00 9 4 8,00 17 2 16,50 4 5 2,75 51 23 45,25 277,719 109 195 558 560 670

110 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 25 12 22,00 9 6 7,50 14 4 13,00 4 5 2,75 52 27 45,25 277,645 110 196 560 562 672

111 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 8 4 7,00 10 2 9,50 15 2 14,50 14 3 13,25 47 11 44,25 277,336 111 198 564 566 676

112 0 ERSİN AKKOÇ 12S 19 16 15,00 11 3 10,25 18 5 16,75 4 6 2,50 52 30 44,50 275,546 112 203 573 575 689

113 0 SELÇUK AKI 12S 25 15 21,25 4 9 1,75 22 3 21,25 1 3 0,25 52 30 44,50 274,842 113 205 577 579 696

114 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 19 15 15,25 10 5 8,75 20 3 19,25 3 8 1,00 52 31 44,25 274,459 114 206 580 582 700

115 0 EMİR ÜRAL 12S 22 13 18,75 7 6 5,50 15 1 14,75 6 5 4,75 50 25 43,75 273,735 115 210 589 591 710

116 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 21 17 16,75 13 5 11,75 14 4 13,00 4 7 2,25 52 33 43,75 273,283 116 211 592 594 714

117 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12S 31 9 28,75 9 7 7,25 7 0 7,00 2 5 0,75 49 21 43,75 272,694 117 214 598 600 722

118 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 20 11 17,25 15 4 14,00 8 2 7,50 5 11 2,25 48 28 41,00 265,255 118 226 634 636 783

119 0 MELEK YALÇIN 12S 21 15 17,25 11 6 9,50 13 6 11,50 4 9 1,75 49 36 40,00 262,167 119 232 650 652 806

120 0 BEYZANUR AĞIR 12S 25 8 23,00 5 1 4,75 9 2 8,50 5 6 3,50 44 17 39,75 261,674 120 233 653 655 811

121 0 MEHMET BİNİCİ 12S 20 12 17,00 9 7 7,25 16 3 15,25 0 1 -0,25 45 23 39,25 259,507 121 236 665 667 826

122 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 18 14 14,50 7 7 5,25 15 3 14,25 6 5 4,75 46 29 38,75 259,177 122 237 669 671 831

123 0 EMİR GÜNEŞ 12S 10 6 8,50 9 5 7,75 21 7 19,25 5 7 3,25 45 25 38,75 258,974 123 239 671 673 833

124 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 22 10 19,50 11 2 10,50 8 3 7,25 2 2 1,50 43 17 38,75 258,428 124 242 677 679 841

125 0 CEYDA CÖMERT 12S 24 9 21,75 12 5 10,75 7 4 6,00 0 2 -0,50 43 20 38,00 255,753 125 247 690 692 865

126 0 TUNAHAN ÇI* R 12S 24 7 22,25 3 4 2,00 13 5 11,75 2 1 1,75 42 17 37,75 255,415 126 249 693 695 869

127 0 ONUR SEVGİ 12S 22 14 18,50 3 6 1,50 14 3 13,25 6 7 4,25 45 30 37,50 255,299 127 250 694 696 871

128 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 16 10 13,50 3 4 2,00 21 3 20,25 4 9 1,75 44 26 37,50 254,833 128 253 698 700 878

129 0 YİĞİT DENİZ 12S 14 22 8,50 10 8 8,00 18 10 15,50 6 10 3,50 48 50 35,50 249,524 129 261 713 715 905

130 0 İRFAN KABAŞ 12S 21 10 18,50 11 6 9,50 5 5 3,75 5 5 3,75 42 26 35,50 249,427 130 262 714 716 907

131 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 17 20 12,00 11 5 9,75 13 5 11,75 4 9 1,75 45 39 35,25 248,363 131 264 717 719 915

132 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 15 10 12,50 12 6 10,50 12 3 11,25 2 5 0,75 41 24 35,00 247,409 132 265 722 724 923

133 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 19 11 16,25 11 4 10,00 8 4 7,00 2 2 1,50 40 21 34,75 246,775 133 269 726 728 930

134 0 FİDELYA PARLA 12S 22 17 17,75 13 7 11,25 7 8 5,00 3 9 0,75 45 41 34,75 246,597 134 270 729 731 934

135 0 NİLSU AZATLI 12S 23 12 20,00 8 10 5,50 5 8 3,00 8 10 5,50 44 40 34,00 245,357 135 272 736 738 943

136 0 KADİRHAN İNAN 12S 19 11 16,25 9 5 7,75 11 5 9,75 39 21 33,75 243,491 136 278 748 750 960

137 0 SEM İ SERBEST 12S 13 7 11,25 8 4 7,00 10 2 9,50 7 6 5,50 38 19 33,25 243,329 137 279 749 751 961

138 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 17 12 14,00 6 4 5,00 17 8 15,00 1 6 -0,50 41 30 33,50 242,655 138 284 755 757 967

139 0 ECE BİNGÖL 12S 24 10 21,50 6 8 4,00 7 5 5,75 4 10 1,50 41 33 32,75 240,767 139 290 767 769 986

140 0 CEYLİN İBAR 12S 23 11 20,25 5 6 3,50 9 7 7,25 1 2 0,50 38 26 31,50 236,903 140 303 792 794 1024

141 0 AZRA KURTTEKİN 12S 22 13 18,75 7 5 5,75 8 4 7,00 2 8 0,00 39 30 31,50 236,843 141 304 793 795 1025

142 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 16 12 13,00 11 3 10,25 4 2 3,50 5 3 4,25 36 20 31,00 236,475 142 306 796 798 1030

143 0 BAŞAK UYAN 12S 26 12 23,00 4 5 2,75 7 6 5,50 2 8 0,00 39 31 31,25 236,005 143 308 799 801 1034

144 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 7 3 6,25 10 6 8,50 9 1 8,75 6 5 4,75 32 15 28,25 228,637 144 318 827 829 1087

                                                3 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

145 0 AHMET KARAASLAN 12S 20 8 18,00 5 8 3,00 7 6 5,50 4 9 1,75 36 31 28,25 227,707 145 320 831 833 1094

146 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 24 16 20,00 7 13 3,75 4 2 3,50 2 4 1,00 37 35 28,25 227,514 146 322 833 835 1096

147 0 MUSTAFA MEDİN 12S 11 12 8,00 5 3 4,25 13 2 12,50 4 3 3,25 33 20 28,00 227,494 147 323 834 836 1097

148 0 FATMA TÜRKAN 12S 19 16 15,00 8 8 6,00 5 3 4,25 5 9 2,75 37 36 28,00 227,283 148 325 836 838 1099

149 0 ADNAN GEZDİ 12S 21 11 18,25 6 2 5,50 5 3 4,25 32 16 28,00 226,610 149 327 839 841 1103

150 0 EFE NAYAN 12S 20 14 16,50 3 9 0,75 13 1 12,75 0 8 -2,00 36 32 28,00 226,141 150 328 840 842 1104

151 0 NAZ TÜRKOĞLU 12S 21 14 17,50 11 6 9,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 33 25 26,75 222,899 151 337 858 860 1129

152 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 12 15,00 5 9 2,75 9 3 8,25 1 4 0,00 33 28 26,00 220,783 152 343 870 872 1147

153 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 14 10 11,50 7 4 6,00 8 2 7,50 1 1 0,75 30 17 25,75 220,315 153 344 871 873 1151

154 0 FIRAT KUZEY 12S 20 10 17,50 6 5 4,75 5 3 4,25 0 3 -0,75 31 21 25,75 219,865 154 345 874 876 1154

155 0 BATUH*  ADIGÜZEL 12S 19 17 14,75 7 8 5,00 5 3 4,25 3 7 1,25 34 35 25,25 218,897 155 348 880 882 1160

156 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 8 10 5,50 10 2 9,50 7 3 6,25 4 5 2,75 29 20 24,00 215,782 156 353 891 893 1184

157 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 9 9 6,75 4 6 2,50 13 7 11,25 3 9 0,75 29 31 21,25 207,192 157 366 923 925 1243

158 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 8 4 7,00 10 0 10,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 23 9 20,75 205,475 158 367 926 928 1249

159 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 13 13 9,75 1 4 0,00 12 12 9,00 3 8 1,00 29 37 19,75 202,780 159 372 932 934 1261

160 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 12 9 9,75 8 5 6,75 2 3 1,25 3 7 1,25 25 24 19,00 200,718 160 378 941 943 1275

161 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 12 19 7,25 5 5 3,75 2 9 -0,25 5 10 2,50 24 43 13,25 184,183 161 396 978 980 1345

162 0 EMİR ARSLAN 12S 10 17 5,75 4 3 3,25 5 5 3,75 2 6 0,50 21 31 13,25 183,758 162 397 979 981 1346

163 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 8 15 4,25 4 6 2,50 4 0 4,00 2 7 0,25 18 28 11,00 177,137 163 401 994 996 1370

164 0 HAŞİM KUZGUN 12S 8 11 5,25 4 4 3,00 1 1 0,75 13 16 9,00 171,386 164 403 1003 1005 1390

165 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 6 34 -2,50 9 11 6,25 4 4 3,00 5 13 1,75 24 62 8,50 170,315 165 405 1006 1008 1395

166 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 9 12 6,00 5 5 3,75 1 1 0,75 0 9 -2,25 15 27 8,25 168,519 166 406 1009 1011 1400

167 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 8 5 6,75 8 5 6,75 164,577 167 407 1015 1017 1411

168 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 3 10 0,50 3 10 0,50 146,400 168 409 1028 1030 1435

169 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 6 29 -1,25 3 6 1,50 4 17 -0,25 8 12 5,00 21 64 5,00

170 0 EMRE YİĞİT EFE 12S 0 0 0,00

171 0 TOLGA KAŞIKÇI 12S 2 23 -3,75 1 10 -1,50 3 33 -5,25
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YAYIN DENİZİ TYT 1

226,610 74,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ADNAN GEZDİ 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 149 327 839 841 1103 % 74,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDEDA  e    CaDEBdcebeEE bCBCAACAeBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD           B adD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız           E A A   DB  c  d a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

273,283 47,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET ÇOLAKOĞLU 120 52 33 35 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 211 592 594 714 % 47,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbbaEcA dbd cbCDecBEADCaEcaDCaCAACABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EeCbB aDBaBCEDE CDeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCBA cc  A A   DBE B   aCAaD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  dacEeE c    C d cD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,707 73,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET KARAASLAN 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 145 320 831 833 1094 % 73,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDaAA EDe     cCaCEBEcDBeBEEEDdACd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEbD ae eba EcD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ee D EdB BAD       b        ca    B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e CdeEc ca e E e dB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

456,994 0,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 108 11 1 105 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 2 % 0,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDAaBCEdBDCDDbBEADbBEEEDeaCAACABBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDB CDBBaCEDEBCDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECAeADDEDBEBBDACDCADDDBaBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

346,216 18,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 120 77 35 8 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 82 255 257 277 % 18,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CbEAACEDabBdEBcCDbEBEADcCBEEbDCAdAECdBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEAbcaDECEBCEDDcBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 8 2 18,00 % 60

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBcDdECBABADECAeAebcDBEaBDeC      B B eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DECCeEEBdaCaCEcbddcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

277,336 45,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 47 11 62 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 198 564 566 676 % 45,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDc B b B Ca                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDedCDBBB    B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BCBABbEECAdA   DB  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEeEaB E  eCBBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

380,993 9,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ YASİN 120 87 29 4 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 36 130 130 137 % 9,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEeACEDBDBbEBDaeCEdEADaCaEEEDdACAcbeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CccADeBDbaEaCEDDDaBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABADECAeADcEeB  BDACeC D eBaBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCeEEBBeCeCEDDCaBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

282,188 43,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALMİNA KURT 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 188 541 543 645 % 43,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEebCEDBDBbaBeCDCEBaADaCBEEEbCAdAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEAD aD CEa EDDcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D  CBA    C e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DbCeeEE  a cC Debda 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

326,511 24,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER ARSLAN 120 72 42 6 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 107 324 326 366 % 24,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcAadDeDcCa cCDbbBEADceBEEcDCACAcbABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CccADaBDEbccabbDcea      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız dBcDAECBABADECAbADDE B BBe d CdDDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCCEEedaCBeEDeddBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

291,843 38,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 163 488 490 571 % 38,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE A Eca B d caDCEBEADcCcEEEDCACAEbAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADBaD CEBCEbD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD dbBc A ECAe     B  B   D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebdCa E  a   EDeCcBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

346,815 18,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 74 21 25 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 79 248 250 270 % 18,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcdCEDBDB E eaDCEBEADceBEEaDCACAcCABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADBaD CE CEDD  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDD ECBABAbECAdAD  DB BBa C C D C aBDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE  CEEe C dadD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

248,363 61,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA ÖZDEMİR 120 45 39 36 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 264 717 719 915 % 61,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDbaBba e CccbBbcDbaEd bCBCAAdcaBbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDe Ce aB EcEB cBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBd ABeE   edD   B  Ba    AD      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CaC E Eea b  a dce e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

344,945 18,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA PALALI 120 74 25 21 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 84 257 259 280 % 18,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDbaB E  DaDcEBEADCaEEEDCaCAAeABBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EdCcd eD BB bcE  eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBC ABAEdCd A  EDBEaBe C CADD  aBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bCa EDE BCEB a dBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 4 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

296,172 36,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARİF EREN KAZAK 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 153 468 470 542 % 36,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE A EaacB E cCDCadEADBCBEEEcCACAEbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAc aD aEBeEDD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız Ca DcECBAB DECAC e  D   B AC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   a E  a   b e B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

265,255 52,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLI İŞGÜZAR 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 226 634 636 783 % 52,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAddEDabBbE cCDCbB Ae       CACAabABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAcaBD CEaCEDDDBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CcDD  b  B D C C                     D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eba C b  edeCEDebaaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

390,432 7,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 90 26 4 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 27 102 102 106 % 7,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaEAACEDBDBCEBeCDCcBEADBCaEEEDCACAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız bccA BdcdacBCEcDcdBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABADECACAD EDBEBBDACDC DDCBaBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEbCaEEeBa BCEaeddBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

278,560 44,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ATAKAN ATEŞ 120 56 43 21 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 194 557 559 667 % 44,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız abCDEcdCBdaBeDdcebBcADbBEEaadBbAACcBBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cb     Dca C   B DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 12 4 11,00 % 37

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız bDCBdBcBcb C Cbe bDBdBBa CDCccDDBaBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bCCEEeb  C   CaBBbc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 3 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

339,891 20,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 70 15 35 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 89 270 272 298 % 20,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE AaEDBDeCE cCcC BEADBeBEE DCACAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Cac  cBD CEB EDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  cDD E B BAD CAC D   B  B      DDCB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCC Ed C e bD  a D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

337,660 20,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE KAVKACI 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 93 282 284 311 % 20,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dACDEDAaBCEBc CDcEcEADeBEEEDCcbdACABaEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız bACDc eDBBaCEDE Ce D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCaABeE  A ADDEcBEcBD C CADD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aCCEEecCBe B CCd DaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

293,375 37,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 158 480 482 558 % 37,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E bDEDACabd aDeaDcBEADCBEEEDCcebAdABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC B  e aB bcE d dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BCB BeEEC       BE B     ADD    DCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  CdEE   eCd  e dBDa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

302,072 33,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL AYYILDIZ 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 143 439 441 505 % 33,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbA ED DB EBDaD bBEADBeBcE aCAaAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEA Bd   EaCEDDaB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  abD E BcBA aC e        B      D  B BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e  C  EB CCeCEbeCaaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

374,984 10,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL SEYHAN 120 82 16 22 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 40 148 150 159 % 10,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDA BCE BDCDDEBEADCaEEEDC CAACABBaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDa eD BaCEaE    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECAb D  DB  cD    A DDBEBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCaEEeEeBCEeBC cBbDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

330,624 23,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 69 24 27 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 100 310 312 346 % 23,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE c EDa Bdc DCD  BEA  CBEEEDCACAcCABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAD aD CEeCEDceBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eBaD dCBABADECAeAD   B ec  CeC D  B BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEa C E  aeBC DeCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

334,206 22,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 72 30 18 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 97 301 303 332 % 22,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDdCeCEBaDCeecBEADbaEbaDCaCAACAaBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcECDaBB EDEBCaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDeBCBAB E CAaAc EDB  BD    A D   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aCecEeE aC   eCaaDbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

236,843 68,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA KURTTEKİN 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 141 304 793 795 1025 % 68,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDdaBaE a CDcaBEAD cEd aCBeAAdABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E Cec eD aB   Ea  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  De  Bb  E C C c  D   BeA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız d a b bee  c C B b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

366,407 12,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  11208
AZRA MOLLA 120 80 20 20 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 49 175 177 188 % 12,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bACaEDACBCEBaDaDDEaEADCBEEEaCBCeACABBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC a aD aBCEaE  DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBa AB EdC bAD E BE BD   CA D eEBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CC EEeE BC eBC dBDDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

236,005 69,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAŞAK UYAN 120 39 31 50 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 143 308 799 801 1034 % 69,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDEDACBd  BaCeebBEADbBEEcDCaCAAdABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E de  aD aB Ea           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeeCBcB EE  C            ca         e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a Eeb eC   a da  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

443,665 1,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATIN CAN 120 103 8 9 101 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 18 18 18 % 1,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCaEEEDCACAceAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAD BD CEBCEDD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  cDDAECBABADECACADDEDBEeBD CDCBD CBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCCEEBBC BCEDDeBBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

218,897 77,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUH*  ADIGÜZEL 120 34 35 51 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 155 348 880 882 1160 % 77,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız cACDEDd dda cDaccEcbAeCeEbbDdBCAACABB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbCec aDaaB EcE d  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     C  a E CAb                      C  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  bCaEedCc    e d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

297,259 35,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 59 28 33 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 151 464 466 536 % 35,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaE ACEDd BC  DCDCEcEADBeBE  DCACdceAaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEA  BD Cba EaDa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB DdE BABA EC eAD EDB  BDe    D    BDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebCbdcEd C e Ea bcaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

361,918 13,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DALGİZ 120 80 26 14 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 56 190 192 205 % 13,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDEbbCBbE a CDDcBEcDCBEEEDCaeAcCeBBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E aDe CD BBCbDE   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBAB EEC bbDbEDBEBBDA DCADD   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız eCeEEeECaaEBdCCdBDeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

388,157 7,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERAT AKKANLI 120 89 27 4 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 29 107 107 111 % 7,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız  bbDEDAaBCEdecCDDbBEAeCBEEEDCBCAACABBacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDccCDaBaCEDEadcBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBcBbEECAeADDEDBEBBDbC CADDDBaBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CaCEEeECBCEB a dBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

286,588 41,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERK ŞANOLAN 120 54 25 41 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 178 519 521 615 % 41,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDB aC     Cbead                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAbBBDdaEBaEcDcBeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABAbECbeAe  DBEBB A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEbCadEd CdBaEaDCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 0 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

274,459 46,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 52 31 37 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 206 580 582 700 % 46,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCD DdCed  aDaD ba ADCaEbEDCabcA ABBEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbC c aDcaB EDEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DbBCBdB   CA      B BBD C CA Db  BDCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CaC Ee ea    e a bc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

447,734 0,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRAK ŞEKER 120 105 10 5 102 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 11 11 11 % 0,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAAaEDBDBCEBDCDCEaEADcCBEEEDCACAECABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADeBD CbeCEDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDdECBABADECACADDEDBEBBDAC CBDDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DE CCcEBBCaBCEDeCBBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

298,608 35,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  545
BEYZA GENÇ 120 58 23 39 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 149 459 461 529 % 35,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız c CDEDACBdE a CDecBEADbBEEEDCBCbA ABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız ccd a CD aBaEcE   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D B BAB E CA      B        A D   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCcbeECB    C dd ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

261,674 54,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR AĞIR 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 233 653 655 811 % 54,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız c CDEDAC bE  DC DEBEADCaEaEDCaedACABB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E C c  D          BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BdBAB E         B        A      Dd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız dC  EeEe e   CCd   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

220,783 76,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR TEKİN 120 33 28 59 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 152 343 870 872 1147 % 76,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAA EDB      CD  d ADaeadEcaCdecaeABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız aedc aaD aEa E D Be      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız   c AE  ABA     de  DBE B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e e e E  a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

362,988 13,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR YAMAN 120 80 25 15 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 55 187 189 201 % 13,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bD  ACEDeDBbdBDCDCcaEcDBCaEEEaCAdbcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEAD aD Cb dEcD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB D ECBABAD C CADDEDBEBBDAa C D CBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCCEEBaCeeaEDe BBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

352,746 16,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BİLGESU YEŞİLÇAM 120 75 17 28 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 70 223 225 244 % 16,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbeACEDBDBaE  aDCEBEcDaCBEEcDCACAcaABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C cADBaDcCEB EDDe a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 0 6 24,00 % 80

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 29 0 11 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD ECB BADECACAD ED EBBDAC C D CB   CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız    CeEE  CCBb    d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

363,466 13,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BORA ALTINIŞIK 120 81 28 11 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 54 185 187 199 % 13,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDbaBddeBDCDaEaEADaBEEEDCaeAAdABBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACb EaDaBBaEDEBCDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECAbbDDEDBE B  d CAe     DCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız baaEEDECB EdBaCaBeDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,655 64,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 284 755 757 967 % 64,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız b CDEDA B a a eD E  A  BEdaaaBC AdABBace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız c C    D aa EbE  D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeBC cB EECAe e beB  BaACDC      eDCB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C c  d  d  e dc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

391,969 6,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ÇIVGIN 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 23 96 96 99 % 6,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDacACEDeDBbEBDdDCEBEADBCBEEEaCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAcaBD CEBCEDDaBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CaDDAECBABADECACAD EaBEBBa C C DDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eceCCEEeBaCeCdbDCadD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

311,157 29,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURCU CEYHAN 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 125 389 391 442 % 29,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdAACaDe BaEdbCD Ea ADBbBEEEDCACAcCAaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAD BD abaCEDD BBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız    D    AB   C d D   B  BD   C D  B BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e baacE  CCaC D bB D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

308,967 30,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇAĞAN KILIÇ 120 65 37 18 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 128 401 403 459 % 30,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bdCDbDAbBCE eDaccbeEcDbBEEcDCcdAAd BBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACDB aDeaBCaDEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız bDCBCBAB EECAbAb  DBE BaACDeADD B BD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeC EebaeCE ae B ecD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

357,542 14,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEREN DEDEOĞLU 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 62 205 207 222 % 14,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDeDaba DCDCca ADBCBEbEDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEcD aD aaeeEcD Ba      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDeECBABADECACAe   BE B ACeb     EBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DECCCEEBBeaBCEDe aBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

255,753 58,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYDA CÖMERT 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 247 690 692 865 % 58,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız abCDEDAC  b   Ce Ee ADaBEEEDCBCdACABdEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcCc  eDBaBCEaE CDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız      a BA EC Cc    B  B c  e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a     e           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

277,645 45,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN ÇAKMAK 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 196 560 562 672 % 45,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EdCDEDbCBb  aeCDcaBEADaaEE DCaCAACABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC  aCD aeCEaEa  dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD aeBAB b CA      B           c  BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeCEE   d    a d e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

236,903 68,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İBAR 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 140 303 792 794 1024 % 68,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDadA EDa BCa  CDaEd ADdCBEdE CAdAaeABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız d EA   c aca E D d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B DAEd b ea CAC b E    ca C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eb       C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 4 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

359,359 14,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İKRA SEZEN 120 77 17 26 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 60 201 203 218 % 14,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDACaCb a CceEBEADaaEEEDCcCAACABBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD  CDaBBCEDEd D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 1 15 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BCBABcEECACAD EDB  BDA           CBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C CEEe bB d dCCaBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

346,291 18,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN SERBES 120 75 27 18 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 81 254 256 276 % 18,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDA BCEBaDaDDcaEADbBEEEDCBCAACABBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cbC a eecaadEDE CDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCB BAEEC C   EeB BBe    ADDcaaBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C CEEeECBCbe aCBBe e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

295,633 36,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN U ĞUN 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 156 472 474 546 % 36,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAA EDacB a DaDCEBEcDBCaEcaDCACAabcBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız dcEAD aD aEBCEDDad       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BcD ECBAB aECACA       B bb b       DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEaCCbc  eCcCEae B e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

254,833 58,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 253 698 700 878 % 58,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDED C    BDac cB cc  EcaaCBe AeAB E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız   CD  aD a        dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D B BAB bECA    bcB  BD C  ADD   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız eC c e bd E  a cBDce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

300,021 35,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 63 42 15 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 148 454 456 522 % 35,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CabedCEDaDBbc eCD Ec  DcbB    CddAceeBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEAecBDaCEBCEcDadBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECeABAD CA Ac bDBE BDeacCBDDCBaBbeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEdbaEbeaCCBCE   dBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

293,199 37,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DAMLA ERTEM 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 159 481 483 559 % 37,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDACab  a aDc BEADCBEEEDCcCAAdABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAd a CDeaa EDEBd BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCcdBABAEECACA    B BBb          BeC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  dCE Dcdc dc a a  ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

288,959 39,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DURU NEHİR SAYRACI 120 56 28 36 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 167 503 505 592 % 39,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEedeEDa B d eaDCaBacDcCBEE DCAdAcdABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C cA BaD CEa EDc B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D ECBABADc    e E    BD     D CB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEeC c aeeCeC  eC  D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

240,767 66,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECE BİNGÖL 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 139 290 767 769 986 % 66,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDd ACEDe cb  cCDdEBEceBe EEE CACAEbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEd eBc aEa EcD d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eBba dCB  AD C C e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebaCC E  ee C aeda c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

146,400 96,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECE NAZ KORKMAZ 120 3 10 107 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 168 409 1028 1030 1435 % 96,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız Cbabd Eca ddb e       D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

307,111 31,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ERKİL 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 132 413 415 472 % 31,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACaEDACBCE eDCDeEaEADCBEEaDCcCbACAeBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACe  CDcaB bDE C dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D        EC   c   B  BD C  ADD   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C eEE    CE  a d   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

226,141 74,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE NAYAN 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 150 328 840 842 1104 % 74,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbcA Ece Ba  cdb EcbA BeBEEEDCACAadeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız be c  eDaaEa   D d e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD  CBABADE        B    AC      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebd acb  a       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

351,558 16,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE GÜVEN 120 77 26 17 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 72 227 229 248 % 16,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBddeBaCDcEBEADCaEEEDCaCAACABBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAbDcECecBBebcEaCDcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABeEECACAbcEDBacBDACDCADDaBaBDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   aEED  B      d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

372,686 11,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 81 14 25 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 43 158 160 169 % 11,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBeE BDCDDcBEADCaEEEDCBCAAdABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız  AC B C aaBaEDEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 0 10 20,00 % 67

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 27 0 13 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABA EC CAD EDB  BD     DDD  BDCB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  CacE E BCE  aCc Dce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

384,310 8,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 85 15 20 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 34 120 120 127 % 8,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDACBCEBeDaDeEBEADdBEEE  BCAAeABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDe aD Be EDE  cBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDC dBABAEECAdADDEDBEBBDACDCADDDB BDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız dCCEEDE B EB aCd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

425,327 2,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF NAZ BİRİM 120 99 17 4 94 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 32 32 32 % 2,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEeAaEDBDBCEBceDCcBEADBCBEbEDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADa DaabaCEDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDeECBABADECACADDEDBEBBDACDC DDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DECCCEEBBaeBCEDeCBBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

413,533 3,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF SUDE TÜRK 120 96 20 4 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 17 48 48 49 % 3,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDbDACBCEBBDCDDcBEADCaEEEDCBCAAdABBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDe aDBaaCEcEB aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBdBAEECACADDEDBEBBD CDCADDD EBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCeEEeECaCEedCCdBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

321,963 25,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 115 341 343 386 % 25,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDdCB   B  DcbaEcDCBEb DCBe A dBBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACc  aDBBBCEDEB D c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD cCBAB EEC   D   BEaB  C  AD    BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CbacEDEaBC   CC ab D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

374,817 10,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE SUDE KÜÇÜK 120 83 19 18 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 41 151 153 162 % 10,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD AAaED DBCEdDCDCEaEADBCBEEEDCACAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeE b aD CEaCEDDDBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CcDD ECBABAbEC CAeDE BEBBDA    DDCBaBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e bCa E  CCcC beaBBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

183,758 90,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ARSLAN 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 162 397 979 981 1346 % 90,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız acCDED CBba e C     deba E  aaeb  AaBbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız  ACD E eaa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D cd A  dc  C               a      CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız dbaacD   C     a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

258,974 55,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR GÜNEŞ 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 239 671 673 833 % 55,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEb Cdd    aceEBE D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcceD aB b E   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBdBABAE CAeAe  aB  B  aaC D cB  DCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız ddaEEDECc d  a d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 2 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

273,735 47,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ÜRAL 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 210 589 591 710 % 47,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbeA ED  B E eabCbBEcDcCBcEEaCACAabeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CacAD dD Cbe EcD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D ECB BADEC e   E    B            DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEbCCEE  a    D  aa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

307,759 31,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR YALÇIN 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 131 407 409 466 % 31,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EAbDbDACBdE BDaDecBEADCaEEaDCaCAACABBEEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACDa CDaaaCEaEBCDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BdBAB E                         DCBeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bbdEEeECeCE  CCaBeac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

384,636 8,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 88 28 4 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 33 117 117 124 % 8,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EcCDEDdCcbEBBDaDbdaEADCBEEEaCaCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACcebCDcaaCEDEBdDeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECACADDEDB  BDeC dADD eEBDeBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCaEEDEbdCEBeCCaBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

337,827 20,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN KARAHAN 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 92 280 282 309 % 20,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE A EDBDBCE DCD EB ADc BEEaD ACAEb  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAD aD aE CEcDcdB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDDAECBABADECA  D E B  B  a     CBEBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECaacEB C B  DeaaBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

288,057 40,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 56 28 36 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 172 509 511 601 % 40,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcACEbaDeCb DCDCbcEAeaCaEaEDCcCAaeAaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEADcBcbaceaEDDaBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB DAE BABADE ACAeb DB BB AC C       DCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

0,000 96,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 169 410 1036 1038 1445 % 96,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

305,839 32,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES RAMAZAN BALABAN 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 137 423 425 484 % 32,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEeb EDa Bb  edcCEBEADB B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEADBBDaCEBCEDD eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD bCBABAD CAbAea eBb BDA  C Db B BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEC CEEc adBCdDeCdcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

325,891 24,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES TALHA ÇATAL 120 68 26 26 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 109 328 330 370 % 24,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbcCEDacBCd eCDCEBEADBCBEdEDCcCAcCAaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAbcaD CEB Ebca  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDA C  BAaECA Ac  DB  BeAa   DDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e CCCEEe a       B D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

290,307 39,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENGİN EMRE KOCABAŞ 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 166 498 500 585 % 39,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDacA bDaDBeb DbDCbBEADdCBEE DCACAcCdBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADaae aba EcDaBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDDAbCBABA ECA A   cB B Ddd b D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DbC aEE  e B     d a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

326,024 24,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN A 120 69 29 22 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 108 326 328 368 % 24,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDbaBda aDCDecaEADbBEEaDCBCAACAaBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACDBaCecBBbEDEa cBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBAB EECAdAD E BE BD    AaDD aBDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeaEEeEaa    aCd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

366,854 12,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN BAĞRIYANIK 120 82 27 11 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 48 173 175 185 % 12,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACaCa aDCDDbeEcDCBEEaDCaCAA ABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACaBECDBdBCa E  ccD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBAceEECAbAb ED EBBDACDCADDDB BDaBeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEdeE eaEB CbBB Dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

247,409 61,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 265 722 724 923 % 61,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD  d EDa Ba  D       DBeBEb DCc baaABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEAaBaDd EBeEcDDB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız Ca D   BAB a CAbAD  DB  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   C E  e e     e a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

275,546 46,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 52 30 38 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 203 573 575 689 % 46,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız Caac  ED eaCc DCDCEBbcDadBcE DCAdAabAaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEADBBD CEe E D d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD EdB BADEaAd   b BE B    C D    BDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e C eEE dC    ce d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

330,130 23,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESİLA KUNDAKÇ I 120 69 25 26 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 102 313 315 349 % 23,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbeAaEDBDBaE cacCEBEADcCaEEEDdA AcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız a Ecc ae  EBCEDD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CaDD ECBABA ECACAD  D E BDACc  c d   DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e CeeEE  CCcC DDCc D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

309,406 30,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESLEMNUR KARATAŞ 120 61 19 40 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 126 399 401 457 % 30,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EAbDED  B b eDCDDEBEADCBEE DCBdAAeABBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC    DaaeCE E   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BCBAB EEbdCAc   BE ce C  Aaa   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a E  d       c D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 4 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

343,680 19,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESMA TOPTAŞ 120 73 21 26 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 86 262 264 288 % 19,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbAaEDBDBCEBeCabEBEADcCBEEEDCAdAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız acEAD BD CEeCEcc B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eBDD  CBAaADECA cD EaBEBB  C C D eBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e  C  E  a     DCdB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

281,710 43,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA AKSU 120 51 17 52 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 189 543 545 649 % 43,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız d CDEDACBCE BcCDecB ADCBEbEDCcCbACABBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E bc   D B  E E    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız Dc BCB  AE C C      c Ba    ADD   eDCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız          C   bC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

405,163 4,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA NUR TURK 120 93 19 8 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 18 62 62 63 % 4,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACEDBDBCEBDCDbEBEADBCBEEEDCACAcdABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBcADBaD CbBCEcD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eBDDeECBABADECACAD EDBEBBD C C D eBaBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEbCaEEBdCCBCEDeCBdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

303,737 33,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EYLÜL ERDEM 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 141 434 436 499 % 33,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEA CEDB Bbde CDC BEADBCeEEcDCACAc eBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Ce  D aD abeaEDD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız aBDD bCB BAD CACAe E B  B        C    CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eb  CEE  eCc  DeCdaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,514 73,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 37 35 48 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 146 322 833 835 1096 % 73,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EdCDEDACBdbBebdDDcaEcDCBEbbDeceAACABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcCDcaacaadCcbEBdaeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCacB                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C acEe           b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,283 73,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FATMA TÜRKAN 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 148 325 836 838 1099 % 73,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bDddA EDBDBaE eCD da ADaeBEcE CceAabeBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız deE c aD eEadEcDDBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  a D EdB   e                          CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız  E becE dCbcCdDe a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

368,985 11,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FERAYE UYAR 120 82 24 14 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 45 167 169 178 % 11,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDACBba aDCDDdBEADCBEE DCBCbACABBbEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcbaDaBB EDE  eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBbB EECAC D E BEeBD C CADDb aBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CC EEDEdeCb eaCdBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

168,519 93,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FETHİYE SUDE İNKAYA 120 15 27 78 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 166 406 1009 1011 1400 % 93,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD edCEbeaBac bC   B  eB  Ea  e   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız d     aDbCE   cDa B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C    b                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e a  ac  abc    dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

246,597 62,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FİDELYA PARLA 120 45 41 34 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 270 729 731 934 % 62,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dAbDEDdaaba BDCeccBEADCBEEEadaCbACeBBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbbeBcCDeBBaEcEBCDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DedCBbBeEEC b a    b  c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız edbbED  e   cC dc b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

219,865 77,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FIRAT KUZEY 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 154 345 874 876 1154 % 77,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDb Bd    bD Ee ADCaE  DCB AbbAeBEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAaecdaD B     BC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     d c c                     D   BDCB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  ba   b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

272,694 48,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 49 21 50 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 214 598 600 722 % 48,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dACDEDACBdEBecCceEBEADCBEEcDCBeAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbCDe eD a  EbEBCeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D   B   E C C     B                C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız    ddDd B    a c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

207,192 83,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 157 366 923 925 1243 % 83,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız dD  A a   Ba   eD Ec  c CaEd D        Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Cc b eBD e   Ecc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız Cc D E BcB DECA  e   B  d  C a  c    DeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE  Cbd  eaBe c  d c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

202,780 84,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÜLBAHAR DOĞAN 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 159 372 932 934 1261 % 84,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bDEAdCab   C         cDaCBEa DCe dEdeBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız                cbdBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB  bEdBcBAa C ec   adb B  C   D e  BbeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebCdCbb  a  C    d e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 5 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

200,718 85,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HALİL CAN ORTAÇ 120 25 24 71 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 160 378 941 943 1275 % 85,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız   CDE    e    bb EB Ac cdE  d  bcCABBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD  aDca   DEB b c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız       c     A      B      cd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız e d Ee   C  Bebd e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

215,782 79,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAMZA CAN BACAKSIZ 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 156 353 891 893 1184 % 79,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CacAd EDB Bda cb Ccc  Da                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EADcaD  E  E D BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B        AD   d c      Be   C        CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEa  EE  a aC    a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 2 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

171,386 93,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAŞİM KUZGUN 120 13 16 91 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 164 403 1003 1005 1390 % 93,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDE A Bd  e  a ccbA bad    c A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız  bC       B aDE e  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız Ca                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 3 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

344,099 19,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HATİCE SU ERGÜNEN 120 72 16 32 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 85 259 261 285 % 19,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE ACEDeDBCEBDCDCEBEADBCdcaEDCA AECABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEA  aD CEB EcD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD ECBABADEC  A    B  Ba C     CB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e CbacE  a BCbce B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

484,340 0,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAYRÜNNİSA GÖK 120 115 1 4 114 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDB CDBBBCEDEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 0 2 38,00 % 95

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECA ADDEDBEBBDAC CADDDBEBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCbEDECBCEBBCCBBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

385,805 8,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İBRAHİM KIRKIL 120 87 21 12 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 31 114 114 120 % 8,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbeACEDaDBeaB CDCEBEADBCBEEEDCAeAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEADBBD CEeCEcDDdBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD ECBABADEC dADDE B cBD d C DDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCCEEce CeCbD ddBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

429,952 1,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 101 18 1 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 27 27 27 % 1,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBbEBBDCDDEBEADCBEbEbCaCAACAaBEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDeceDBBBCEcEBCDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECACAD EDBEBBDAbDCADDDBaBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bCCEEeECeCEeBCCdBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

389,588 7,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM ÇELİK 120 87 17 16 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 28 104 104 108 % 7,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız b CaEDAaBCEeBDCDDEaEADCBEEEDCBC ACABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAbDa CDBBBCEDE  DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DbBCBAB EECA Ae  DBEBBD  D ADDD EBDeBeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEDECeCEa e BBDDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

170,315 93,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM GÜLSÜM ACAR 120 24 62 34 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 165 405 1006 1008 1395 % 93,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bcCacacbebddecCaDdBEdDbdbcabdedbeebeecce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACecdeDaacCacEBCaBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D ae c  E                    D B d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aaCccebaBa  deCBBbca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

277,719 44,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  1170
İREM NAZ ÇİÇEK 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 195 558 560 670 % 44,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDc e ED eB   DCDdEcEADBeaEEEaCceAa ABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız   cb   D CaBCEDDcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D EC AB DEC C e   B  BD  Db      BDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE  d E  C    c  ddD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

249,427 60,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İRFAN KABAŞ 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 262 714 716 907 % 60,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE A Eb  B   cCDbEdEAeBdaEE DCA AabcBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CdEADaaDb cBCE DDcB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız       d c       A  Ec   cDeC        B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız  bCbCdE  CeB     d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

436,309 1,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ÇAKICI 120 102 14 4 98 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 22 22 22 % 1,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDEDACBCEedDCDDEBEADbBEEEDCBCAACABBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDc CDcaBCEDEBCeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECACADDEDBEBBD C CADDDBaBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCeEEDECeCEBBCCBBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

0,000 96,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İZGİ İZLEM DURAN 120 21 64 35 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 169 410 1036 1038 1445 % 96,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 29 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bcCacacbddddecCaDbBEdDbab  bde d  beacce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcdcBdC ac               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 11 15 1,25 % 4

Geometri 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Matematik 40 4 17 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DeC   A         cabBc c cecbb a eb  bce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız eaaEEcbdBdEeeaCBaDcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

243,491 64,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KADİRHAN İNAN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 278 748 750 960 % 64,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEdA ED      eaDbcB ADcCBEE  dAeAabAdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEe  aD  EB Ecc BBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız       C b     Ab     B  BeAC C  eC  BDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

300,070 34,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEREM KIRCA 120 61 32 27 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 147 452 454 520 % 34,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbAdEDaeBbc DaDCccEcDBCaEdEDCAdAcbAaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEA  BcaCE eEDDaB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBA caECAC  DEDBE BDA      eB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eb CaEE  a   b  dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

258,428 56,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KÜBRA KEREKLİ 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 242 677 679 841 % 56,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD eb   a ceE  CDCEaEADcCBEE DdACAcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EA  aD  EBCE D BBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B cAE Be A  C e     B  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     C    d  C    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

382,122 8,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 86 22 12 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 35 124 124 131 % 8,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACEDBDeCEBDaDCEBEcDBbBEaEDCACAaeABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CecdD BD CEBCEDD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABAD C bAe EDBEBBDAdDC D CBaBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEbaCEEe a BCEDeCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

259,507 55,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET BİNİCİ 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 236 665 667 826 % 55,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDAdBba aDCDeEe ADbBEcEaCBeeAe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcCcc eDcaa EDEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCB cAB  EC dAD E B d     CA       C  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız              a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

345,407 18,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETBERK ÖZYÜREK 120 74 25 21 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 83 256 258 279 % 18,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcA EDeead BDCDCEBEADceaEEEDCACAcbeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAc BD aEB EaD B C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD ECBABADdCACAe  bB BBa     D CB BDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECdaEEedC BCEDeCBBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

262,167 54,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELEK YALÇIN 120 49 36 35 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 232 650 652 806 % 54,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız beCDEc aBCa BaCc EB ADCacEaDCBeAedAaBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız aACDc  D aBCbDE     EADeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız b  dCBc  E CdC  e     B  aDCAD   E  CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeCabeE B    a deca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

403,922 4,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİS SOLAK 120 93 21 6 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 19 69 69 70 % 4,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACEDBDBdEBDCDbEBEADaCBEbEaCAeAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBBDdaEB EDDDdB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDeECBcBADECACAe EDBEBBDACbCdDDCB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE CCEEB CaaCEDeCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

351,811 16,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE PAŞAOĞLU 120 75 18 27 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 71 226 228 247 % 16,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDACebEBeDCDcbBEADCaEEEDCBCAAeABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDe CD aBCEDEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 0 11 19,00 % 63

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 0 17 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBAB   C     EDBEBBD C CA D   BD   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aC  EeEeB Ee a acD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

357,285 14,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 63 206 208 223 % 14,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDc dCEDB B ddDCDCEaEADBCBEEEDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADcaD abBeEcDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDDeECBABADdC C e E BEcBDAd    DCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCdEE  CeBCEce dBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

287,365 40,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
METE BİÇİCİ 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 173 513 515 607 % 40,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bDE dCED DB E DaDCEBEADBCBEEEDCACAcCABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBcA aaDbe   Ecc d d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB DAE BAB D CA Ae  ea Ba           BDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebeCCEb aC c c eacd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

418,593 2,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MİNE NUR YILMAZ 120 96 13 11 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 40 40 40 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE AaEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEbEDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CdcAD BD CEBCEDc B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CaDD ECBABADECAC D E BEBBDACDC DDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEeeCEEBBaeBCEDcCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

298,370 35,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MÜGE AKGÜL 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 150 460 462 530 % 35,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaEAA EDeDBbE eCeCEBEADBeBEEEaCACcaCAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız dB Ac aD   a E D B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D ECBABADdCAC e E B  B         B  D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız D     EB C aC  b c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

164,577 94,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA GÜNGÖR 120 8 5 107 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 167 407 1015 1017 1411 % 94,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaE b EDe BCa DCe                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,494 73,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA MEDİN 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 323 834 836 1097 % 73,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız  e  EDA BCc aeee  Bc e   da C  b e  BEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDe  Dea               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız    c  A  E C  A       BD      Db  BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  bC E E  C   e d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

246,775 62,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUZAFFER KIVRAK 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 269 726 728 930 % 62,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDd BdEeaD DaceEADCBEcEDCcaA d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD ECD aB E EaC dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız D   dBAa EE Ab D   B   e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız dC  E          a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

222,899 75,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 151 337 858 860 1129 % 75,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaEAd ED DaCd e cdEcEADabBE EDCAdAabABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEA aaDceEB EbD BBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız       d b b E                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız          e       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

413,782 3,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 96 20 4 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 16 47 47 48 % 3,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBaEB DCDecBEADCBEEEDCcCAACABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız c CDabCe aBCEDEB edD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBaBDCdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeCEEDECeCEaBCCdBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

335,155 21,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR GÖKCEN 120 71 25 24 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 96 296 298 326 % 21,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDceAaEDeeaCEcDbDCEBEADBCBEEEDCACbcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EAceaD aEaeEDD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD E BABADdC C D E B  BD C C D CBdBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE  d EBeadBCEcD a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

305,972 32,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİL GEDİKLİ 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 136 422 424 483 % 32,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bACDEDdCabaBBDCD ca ADCBEEE  BebAe  B cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAaDe CDaBB       cD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DCB BABeE CAbAD  b   B    CAaD   BDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCecEDEee d  CCaBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

245,357 63,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİLSU AZATLI 120 44 40 36 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 272 736 738 943 % 63,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEcACdCa caCbDEBbADCaEE cdBC  dABBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcbeBaaDcae ccEBC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız bcad            D  d      DC     c  CBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeCbEebbcac cC BBDeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

296,726 36,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NURSEL KILIÇ 120 58 25 37 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 152 466 468 539 % 36,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bDEcAaEcdDBC   CDCbBEADBeaEEEDCA AcCeeBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EAD BD CEB EbD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDDAdaBAB DEC   D  DBE Bc C         D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE CacEe e eC De d e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

363,542 13,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ALABAV 120 82 31 7 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 53 184 186 198 % 13,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDaDBbE DdDCcaEADBbBEEEDCAdAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız acEAc BDceEBeEDDcB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABADdCACAeD DBdBBDACbCdDbCBadDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECaCcE BCdBCEDeed c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

205,475 83,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER FARUK SÜMER 120 23 9 88 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 158 367 926 928 1249 % 83,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız   CDED         D  B A  aEc ed           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC    D B  EDEB   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız a e      EEC                        CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   e          e c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

236,475 69,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 142 306 796 798 1030 % 69,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcd EDa Be  e DdEB cDB aEEEa   c  ABda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEADBBDdCE   DD  e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ec D    A                            DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECb  E    B     aB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

353,013 16,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER SALİH 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 68 220 222 241 % 16,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EcCDEDbCebEBaDaD EBEcDbBEEEDCBCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACba  D BB EDE  DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCaCBABeEECAdAD EDBE BD C C  D   BDCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bCCEbDEbeCdedaCd DDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

367,058 12,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ÜNSAL 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 47 172 174 184 % 12,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCaEDACBbE eDCDDcBEADCBEEEDCBCAAdAaBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız bACDc CD aB EDEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDeBCBcB EECAdA  EDBEaBe C  ADD  aBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCeEceEaBCE  aCBBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

438,340 1,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 103 16 1 99 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 20 20 20 % 1,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aeCDEDAaBCEBBDCDDcBEADbBEEEDCBCAACABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcECeaaBCEDE dDcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABeEECACADDEDBEBBDAdDCADDDBEBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEDEeBCEBBCCBBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

314,965 28,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR ÇALIŞKAN 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 120 373 375 424 % 28,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDA Bd  aeaDDEBEADCBE EDCaCAc ABB cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız  A     DcaB  DE   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCaCBAB EECACAe  DBE B  C  AcD   eDCB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CeacEDEdBa   a cBDD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

255,299 58,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR SEVGİ 120 45 30 45 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 250 694 696 871 % 58,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEbd  ac ebCacdB ADCBEEEDCceAAdABBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cA  a  D ee      cdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  e BCB   c   C   b  E B   DCAD    BDCB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CdbcEe  ea   CCaB D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

337,205 21,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PINAR YILMAZ 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 94 286 288 315 % 21,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDACBCE aDCD bBEcDCBEEEDCaCAAeABBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cddDe CeBdaCEDE bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız aD cCBABAE C CA   DBEBBD    A D  aBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bCecEDEeBa BdC cBbDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

259,177 55,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 237 669 671 831 % 55,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız  bCaEDe   E aeCacE aAeCBEc DC edACABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbCD  aD ae  cEa eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BC A  E C dA    B  Ba    Aa    BD B B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  edEE bCB    C d c D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

312,967 29,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAVZANUR KARABACAK 120 62 19 39 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 123 385 387 438 % 29,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAdaEcdDBda D DCEBEADBbBEEEDCAdbcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EADeBDc EeCE DDBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C  D   BABA  C     E BEBB      D  B eD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e  e     eaBCEDe B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

418,941 2,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ARSLAN 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 39 39 39 % 2,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EdCDEDdCBCEBeDCDDEBEADCBEEEDCBeAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDB CDBaB EcEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECACAe EDBEBBDeCDCAcDD EBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCacEDECB EeBa aBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

327,032 24,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ÖCAL 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 105 321 323 362 % 24,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDA BC  BDaDDEcEADCBEEcaCdCAACABBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cbC a Ce aBCEDEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCeAB E CA Ae   B  B     ADD    DCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aCdEED  BC  deCdaebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

177,137 91,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEDEF DEDEOĞLU 120 18 28 74 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 163 401 994 996 1370 % 91,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 15 17 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız cACDEc  Bbb de cedB A          d  bBdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E d c eDea     Bd  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCB                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız ebbc eE  C   e e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 5 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

274,842 46,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELÇUK AKI 120 52 30 38 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 205 577 579 696 % 46,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbAaEDeDaddeDCDebcEADBbBEEEDCACdceeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CecAc ee e     DedBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eBDD ECBABdDECACA    B  B AC C  b B BD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   C  c a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

243,329 64,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEM İ SERBEST 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 137 279 749 751 961 % 64,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD  d ED       CDC a ADa aEd DCA da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C E  caD CEa EcD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C    ECBA                    e D  a BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız    CC ce ae aED CcBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

376,334 10,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEMİH SAKCI 120 85 26 9 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 39 145 146 155 % 10,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDaDebEBeCDCbBEADaCaEbcDCACdcCABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBaDE EBCEcDcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDbECeABAD CAb   EDBEBBDAC C DDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEbCacEBdadBCEDD dcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

391,064 7,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SENA ŞENKUL 120 90 25 5 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 26 101 101 105 % 7,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEcBDadEBDaDCEBEADcCBEEEDCcCAaCABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEcDaaD aEBCEDDDBc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABADECAeAD EDBEBBDACDCdDDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DE C EEedaeBaEceCdaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

220,315 77,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SERMEDAĞ COŞKUN 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 153 344 871 873 1151 % 77,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCaEDA B d e e  E  be BEbE  Bbb     EEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız  dCD  Ce a  EbEB   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız D     b  EE A    EDB  B       c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   Cc                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

416,535 2,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVKET ÖZEL 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 15 43 43 44 % 2,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDa AaED eBCEBcCDaEcEADcbBEEEDCACdcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBBD eEaCEDcDcB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDeECBABADECACADDEDBEBBD eDCBD CBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DECCCEEBBCCBCEDDCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

356,120 15,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL SARA 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 66 212 214 230 % 15,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdAACEDe BCc DC dcBEADBCBEEEDCACAEbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEAD aD  EB EDD d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CaDDAECBcBAaECAd e EDBE Ba C C D CBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEbCCEEeaeeBaEDeaaBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

292,027 38,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL TOSUN 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 162 486 488 569 % 38,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDd c ED  Bda  CDC BEdDaeaEEEDCACAadABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EAb BD CEBCE DDBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız   DDA dBAB D CAd     B  Ba C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e  CCEE  ee C De d b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

335,442 21,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEYMANUR DOĞRUER 120 71 25 24 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 95 294 296 324 % 21,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACED eBCEdDCDCEaEADceBEEEDCAeAcC BBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız bBaeDaBD CEBCEcDccBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD ECBbBADECAdeD  DB BBD C         DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DECCCEE ca e cD ad  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

339,569 20,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SİDAL NAZ ARSLAN 120 71 20 29 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 90 271 273 299 % 20,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE AaEDBDaba e DCaaEADcCBdEEaCACAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaE    DcaEaCEDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD dCBABADECACAD E B aBD     D CB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız  ECCeEE  C BCEa  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

343,598 19,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE TEPECİK 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 87 263 265 289 % 19,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcdCEDBDBdE DaDCEBEADBCBEEEDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBc   aD CEBCEDDDdB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB DAE BAB D CA Ae  eB cB           BDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e e d E cCCcCEDeCBcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

0,000 96,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TOLGA KAŞIKÇI 120 3 33 84 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 169 410 1036 1038 1445 % 96,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 23 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbaecDcaeadceadaeccbdeacb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cebceabDeac              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

296,143 36,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞRUL EREN 120 59 30 31 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 154 469 471 543 % 36,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDd AaEcd dec cbDeEBEADBbBEEEDCACAcCcBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEAeBaD eEe EDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eB DdEdBA  D C   b E e  B Ae  BDD BEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ebC C E  adcC    aB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

255,415 58,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ÇI* R 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 249 693 695 869 % 58,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE A EDB     DbDbbB AeBCBEd DCACAcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEA aa  b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BD        eECce e   B  B  C   D CB cDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       E     C    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

228,637 72,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ŞENGÖR 120 32 15 73 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 144 318 827 829 1087 % 72,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız   bD  d       C      D aE   C    C  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDecaDaBB   E bDBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D aCB BAE C                       DC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız bbeEEeE B E  a B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

419,688 2,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ EFE SERBEST 120 98 20 2 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 36 36 36 % 2,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız abCDEDAaBdEBeDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cAdDcdCDBBBCEDEB DcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECAbADDEeBEBBD CDCADDDeEBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEeEbBCEedCCdBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

301,227 34,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR CANSU AYANDIN 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 146 445 447 512 % 34,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbedCED eBCEBeCDacB ADBCBEEEDdACbcCABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Cdcb  a dCEBCEDD da      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eB DAbCBcBADECA  e  cB BBbA   BDDCB BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e e CEb  aCcadc  a a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

370,104 11,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 44 165 167 176 % 11,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcAaEDeDBCEBDCDbEBEADaCBEacaCACAcCABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADBBeECEaCEDD eBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABADECACADDEDBE B Ad C   CB  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eEbdCbEBaaCeeEDeCdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

442,334 1,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAREN AYSAL 120 104 13 3 100 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 19 19 19 % 1,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDAaadEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDBEaD aBCEcEBC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 39 0 1 39,00 % 98

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDD EBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEeECBaEeBeCdBDDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

249,524 60,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT DENİZ 120 48 50 22 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 261 713 715 905 % 60,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bebDEcbaBad a CecEa cc BEEbadBbAeCABBaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız bACcBbaDBeBe cEB DdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız D CcCBbB  dCAeAeb DB BB  bD ADe d  aCB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  CCbEe Cee  BaadBbba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

396,613 6,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT USTA 120 90 20 10 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 22 87 87 90 % 6,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDACBdb deCDebBEADCBEEEDCBCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACccdaDBBa EcEB eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBAB E CACAD EDBEBBDbCDCADD  adDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CCCEEDECBaEBBa BBDDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

318,308 27,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YUSUF YAĞDIRAN 120 69 40 11 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 118 364 366 412 % 27,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız abCDEDcaBda eeaceEBEADCaEbEDCBeAACABBacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız aACeBaCDcaB EaEBCeBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCaCeAB E CAeAD EDBEBB Aa CA c BEBDCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aCaEbDEbcCd Be dBcca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

287,346 40,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 174 514 516 608 % 40,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDdCBbEBBDaDccaEcDbaEEEDCceAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDd  D BB E EB D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDeBCBeB E C C c   B  Ba     D      C C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız beCaE bacb   eaB bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

184,183 90,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEP AKTEPE 120 24 43 53 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 161 396 978 980 1345 % 90,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aebDEDA ded  DCceEacAcCBcE     b Ceaaacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız    D baDaa     a DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız D    a  b    C   d   a    c   a    b  da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız aCCEEDced    e cdaba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 7 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

432,868 1,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 101 14 5 97 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 23 23 23 % 1,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 171 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE ACEDBDBCEBDCDCEBEADaeaEEEDCAdAaeABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADBaD CEBCEDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAECBABADECACAe EDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eECCeEbBBCCeCEDeCBBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,59

14

%8,24

153

%90,00

1

%0,59
 

1

%0,59
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%9,41)

Boş (%0,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

17

%10,00

2

%1,18
 

149

%87,65

1

%0,59

1

%0,59
 

Doğru (%87,65)

Yanlış (%11,76)

Boş (%0,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

20

%11,76

16

%9,41

8

%4,71

10

%5,88

103

%60,59

13

%7,65
 

Doğru (%60,59)

Yanlış (%31,76)

Boş (%7,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Deyimler ve Atasözleri A

52

%30,59

25

%14,71

17

%10,00

7

%4,12

26

%15,29

43

%25,29
 

Doğru (%30,59)

Yanlış (%44,12)

Boş (%25,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

106

%62,35

13

%7,65

8

%4,71

31

%18,24

2

%1,18

10

%5,88
 

Doğru (%62,35)

Yanlış (%31,76)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

33

%19,41

3

%1,76

77

%45,29

3

%1,76

1

%0,59

53

%31,18
 

Doğru (%45,29)

Yanlış (%23,53)

Boş (%31,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

3

%1,76

4

%2,35

3

%1,76

1

%0,59

156

%91,76

3

%1,76
 

Doğru (%91,76)

Yanlış (%6,47)

Boş (%1,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Paragrafı İkiye Ayırma D

3

%1,76

7

%4,12

13

%7,65

142

%83,53
 

5

%2,94
 

Doğru (%83,53)

Yanlış (%13,53)

Boş (%2,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

44

%25,88

50

%29,41

4

%2,35

7

%4,12

38

%22,35

27

%15,88
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%54,71)

Boş (%15,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Cümlenin Ögeleri - Karma D

6

%3,53

5

%2,94

8

%4,71

85

%50,00

15

%8,82

51

%30,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma B

16

%9,41

117

%68,82

4

%2,35

8

%4,71

10

%5,88

15

%8,82
 

Doğru (%68,82)

Yanlış (%22,35)

Boş (%8,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Büyük Harflerin Yazılışı C

13

%7,65

35

%20,59

54

%31,76

32

%18,82

9

%5,29

27

%15,88
 

Doğru (%31,76)

Yanlış (%52,35)

Boş (%15,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri - Karma E

25

%14,71

10

%5,88

9

%5,29

18

%10,59

75

%44,12

33

%19,41
 

Doğru (%44,12)

Yanlış (%36,47)

Boş (%19,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Karma Dil Bilgisi B  

45

%26,47

2

%1,18

8

%4,71

7

%4,12

108

%63,53
 

Doğru (%26,47)

Yanlış (%10,00)

Boş (%63,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%1,18

3

%1,76

31

%18,24

67

%39,41

38

%22,35

29

%17,06
 

Doğru (%39,41)

Yanlış (%43,53)

Boş (%17,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Paragrafın Yorumlanması C

32

%18,82

7

%4,12

105

%61,76

7

%4,12

6

%3,53

13

%7,65
 

Doğru (%61,76)

Yanlış (%30,59)

Boş (%7,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

11

%6,47

4

%2,35

16

%9,41

119

%70,00

9

%5,29

11

%6,47
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%23,53)

Boş (%6,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-23 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

8

%4,71

28

%16,47

99

%58,24

6

%3,53

3

%1,76

26

%15,29
 

Doğru (%58,24)

Yanlış (%26,47)

Boş (%15,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E

5

%2,94

24

%14,12

32

%18,82

6

%3,53

86

%50,59

17

%10,00
 

Doğru (%50,59)

Yanlış (%39,41)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

26

%15,29

106

%62,35

16

%9,41

5

%2,94

7

%4,12

10

%5,88
 

Doğru (%62,35)

Yanlış (%31,76)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

4

%2,35

7

%4,12

3

%1,76

1

%0,59

117

%68,82

38

%22,35
 

Doğru (%68,82)

Yanlış (%8,82)

Boş (%22,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

128

%75,29

1

%0,59

24

%14,12

6

%3,53
 

11

%6,47
 

Doğru (%75,29)

Yanlış (%18,24)

Boş (%6,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Düşünceyi Geliştirme Yolları D   

5

%2,94

142

%83,53

14

%8,24

9

%5,29
 

Doğru (%83,53)

Yanlış (%11,18)

Boş (%5,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

35

%20,59

82

%48,24

31

%18,24

3

%1,76

2

%1,18

17

%10,00
 

Doğru (%48,24)

Yanlış (%41,76)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-31 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%0,59

14

%8,24

92

%54,12

5

%2,94

36

%21,18

22

%12,94
 

Doğru (%54,12)

Yanlış (%32,94)

Boş (%12,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

43

%25,29

106

%62,35

4

%2,35

2

%1,18

3

%1,76

12

%7,06
 

Doğru (%62,35)

Yanlış (%30,59)

Boş (%7,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

3

%1,76

6

%3,53

4

%2,35

145

%85,29

12

%7,06
 

Doğru (%85,29)

Yanlış (%7,65)

Boş (%7,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

7

%4,12

15

%8,82

9

%5,29

10

%5,88

111

%65,29

18

%10,59
 

Doğru (%65,29)

Yanlış (%24,12)

Boş (%10,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Ekler ve Ek Çeşitleri E

15

%8,82

4

%2,35

10

%5,88
 

98

%57,65

43

%25,29
 

Doğru (%57,65)

Yanlış (%17,06)

Boş (%25,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

21

%12,35

6

%3,53

2

%1,18

115

%67,65

1

%0,59

25

%14,71
 

Doğru (%67,65)

Yanlış (%17,65)

Boş (%14,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%1,18
 

133

%78,24

15

%8,82

3

%1,76

17

%10,00
 

Doğru (%78,24)

Yanlış (%11,76)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

132

%77,65

1

%0,59

9

%5,29

2

%1,18

4

%2,35

22

%12,94
 

Doğru (%77,65)

Yanlış (%9,41)

Boş (%12,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Söz Öbeklerinde Anlam C

1

%0,59

1

%0,59

94

%55,29

28

%16,47

17

%10,00

29

%17,06
 

Doğru (%55,29)

Yanlış (%27,65)

Boş (%17,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

116

%68,24

18

%10,59

4

%2,35

13

%7,65

2

%1,18

17

%10,00
 

Doğru (%68,24)

Yanlış (%21,76)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü E

47

%27,65
 

88

%51,76
 

17

%10,00

18

%10,59
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%79,41)

Boş (%10,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%1,18

42

%24,71

63

%37,06

12

%7,06

20

%11,76

31

%18,24
 

Doğru (%37,06)

Yanlış (%44,71)

Boş (%18,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

123

%72,35

3

%1,76

5

%2,94

3

%1,76

13

%7,65

23

%13,53
 

Doğru (%72,35)

Yanlış (%14,12)

Boş (%13,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

14

%8,24

125

%73,53
 

1

%0,59

9

%5,29

21

%12,35
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%14,12)

Boş (%12,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam B

4

%2,35

144

%84,71

1

%0,59

3

%1,76

1

%0,59

17

%10,00
 

Doğru (%84,71)

Yanlış (%5,29)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

18

%10,59

8

%4,71

8

%4,71

3

%1,76

112

%65,88

21

%12,35
 

Doğru (%65,88)

Yanlış (%21,76)

Boş (%12,35)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI C

7

%4,17

9

%5,36

134

%79,76

12

%7,14
 

6

%3,57
 

Doğru (%79,76)

Yanlış (%16,67)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı B

27

%16,07

31

%18,45

36

%21,43

5

%2,98

33

%19,64

36

%21,43
 

Doğru (%18,45)

Yanlış (%60,12)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Emeviler E

3

%1,79

3

%1,79

30

%17,86

1

%0,60

118

%70,24

13

%7,74
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%22,02)

Boş (%7,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sevr Antlaşması A

116

%69,05

13

%7,74

11

%6,55

5

%2,98

4

%2,38

19

%11,31
 

Doğru (%69,05)

Yanlış (%19,64)

Boş (%11,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler D

2

%1,19

8

%4,76

20

%11,90

85

%50,60

11

%6,55

42

%25,00
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%24,40)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Atmosfer ve İklim B

29

%17,26

35

%20,83

21

%12,50
 

12

%7,14

71

%42,26
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%36,90)

Boş (%42,26)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı B

91

%54,17

59

%35,12

1

%0,60

5

%2,98

4

%2,38

8

%4,76
 

Doğru (%35,12)

Yanlış (%60,12)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Doğa ve İnsan Etkileşimi D   

6

%3,57

138

%82,14

16

%9,52

8

%4,76
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%13,10)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Dünyada Su Kaynakları E

11

%6,55

10

%5,95

10

%5,95

12

%7,14

12

%7,14

113

%67,26
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%25,60)

Boş (%67,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 İklim Elemanları / Sıcaklık C

44

%26,19

3

%1,79

72

%42,86
 

21

%12,50

28

%16,67
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%40,48)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Bilgi Felsefesi E

6

%3,57

18

%10,71

7

%4,17
 

111

%66,07

26

%15,48
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%18,45)

Boş (%15,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Felsefenin Anlamı B

35

%20,83

85

%50,60

3

%1,79

1

%0,60

17

%10,12

27

%16,07
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Varlık Felsefesi C

8

%4,76

1

%0,60

70

%41,67

3

%1,79

9

%5,36

77

%45,83
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%12,50)

Boş (%45,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Sanat Felsefesi E  

1

%0,60
  

146

%86,90

21

%12,50
 

Doğru (%86,90)

Yanlış (%0,60)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D

9

%5,36

9

%5,36

40

%23,81

75

%44,64
 

35

%20,83
 

Doğru (%44,64)

Yanlış (%34,52)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Dünya ve Ahiret D   

20

%11,90

137

%81,55
 

11

%6,55
 

Doğru (%81,55)

Yanlış (%11,90)

Boş (%6,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Din ve İslam D

15

%8,93

2

%1,19

16

%9,52

50

%29,76

12

%7,14

73

%43,45
 

Doğru (%29,76)

Yanlış (%26,79)

Boş (%43,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Bilgi ve İnanç B

1

%0,60

96

%57,14

8

%4,76

25

%14,88

6

%3,57

32

%19,05
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%23,81)

Boş (%19,05)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar B

16

%9,52

75

%44,64

1

%0,60

1

%0,60

3

%1,79

72

%42,86
 

Doğru (%44,64)

Yanlış (%12,50)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Anadolu'da İslam C  

3

%1,79

31

%18,45

15

%8,93

4

%2,38

115

%68,45
 

Doğru (%18,45)

Yanlış (%13,10)

Boş (%68,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri D    

1

%0,60
 

167

%99,40
 

Doğru (%0,60)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Bilgi Felsefesi E     

1

%0,60

167

%99,40
 

Doğru (%0,60)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Siyaset Felsefesi A

1

%0,60
    

167

%99,40
 

Doğru (%0,60)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri C  

1

%0,60
   

167

%99,40
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,60)

Boş (%99,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri A     

1

%0,60

167

%99,40
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,60)

Boş (%99,40)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Ondalık Sayılar C

2

%1,20

2

%1,20

78

%46,99

1

%0,60

17

%10,24

66

%39,76
 

Doğru (%46,99)

Yanlış (%13,25)

Boş (%39,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılar B

14

%8,43

112

%67,47

12

%7,23

3

%1,81

2

%1,20

23

%13,86
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%18,67)

Boş (%13,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler D

3

%1,81

6

%3,61

4

%2,41

100

%60,24
 

53

%31,93
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%7,83)

Boş (%31,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler D

1

%0,60
 

3

%1,81

139

%83,73

2

%1,20

21

%12,65
 

Doğru (%83,73)

Yanlış (%3,61)

Boş (%12,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

48

%28,92

5

%3,01

5

%3,01

4

%2,41

15

%9,04

89

%53,61
 

Doğru (%28,92)

Yanlış (%17,47)

Boş (%53,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Tek ve Çift Sayılar E  

8

%4,82

2

%1,20

6

%3,61

120

%72,29

30

%18,07
 

Doğru (%72,29)

Yanlış (%9,64)

Boş (%18,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C

2

%1,20

2

%1,20

107

%64,46

19

%11,45

2

%1,20

34

%20,48
 

Doğru (%64,46)

Yanlış (%15,06)

Boş (%20,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri B

4

%2,41

126

%75,90

1

%0,60
 

4

%2,41

31

%18,67
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%5,42)

Boş (%18,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

108

%65,06

9

%5,42

18

%10,84

2

%1,20

2

%1,20

27

%16,27
 

Doğru (%65,06)

Yanlış (%18,67)

Boş (%16,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Fonksiyon Kavramı B

3

%1,81

126

%75,90

1

%0,60
  

36

%21,69
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%2,41)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-29 Sayı Problemleri A

110

%66,27

2

%1,20

2

%1,20

1

%0,60

1

%0,60

50

%30,12
 

Doğru (%66,27)

Yanlış (%3,61)

Boş (%30,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-30 Sayı Problemleri D

13

%7,83

3

%1,81

3

%1,81

91

%54,82

3

%1,81

53

%31,93
 

Doğru (%54,82)

Yanlış (%13,25)

Boş (%31,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Problemleri E

1

%0,60
 

2

%1,20

8

%4,82

91

%54,82

64

%38,55
 

Doğru (%54,82)

Yanlış (%6,63)

Boş (%38,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C

1

%0,60

1

%0,60

132

%79,52
  

32

%19,28
 

Doğru (%79,52)

Yanlış (%1,20)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sayı Problemleri A

96

%57,83

1

%0,60

1

%0,60

3

%1,81
 

65

%39,16
 

Doğru (%57,83)

Yanlış (%3,01)

Boş (%39,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

1

%0,60

17

%10,24

62

%37,35

15

%9,04

20

%12,05

51

%30,72
 

Doğru (%37,35)

Yanlış (%31,93)

Boş (%30,72)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A

83

%50,00

3

%1,81

3

%1,81

2

%1,20

1

%0,60

74

%44,58
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%5,42)

Boş (%44,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

[1] Önermeler ve Bileşik Önermeler [2]
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme D

1

%0,60

5

%3,01

8

%4,82

57

%34,34

33

%19,88

62

%37,35
 

Doğru (%34,34)

Yanlış (%28,31)

Boş (%37,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

1

%0,60

4

%2,41

3

%1,81

25

%15,06

1

%0,60

132

%79,52
 

Doğru (%15,06)

Yanlış (%5,42)

Boş (%79,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Bölünebilme Kuralları E

1

%0,60

7

%4,22

1

%0,60

1

%0,60

69

%41,57

87

%52,41
 

Doğru (%41,57)

Yanlış (%6,02)

Boş (%52,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri D

4

%2,41

3

%1,81

5

%3,01

67

%40,36

7

%4,22

80

%48,19
 

Doğru (%40,36)

Yanlış (%11,45)

Boş (%48,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yaş Problemleri B

1

%0,60

124

%74,70
 

2

%1,20

1

%0,60

38

%22,89
 

Doğru (%74,70)

Yanlış (%2,41)

Boş (%22,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Grafik Problemleri E

1

%0,60

3

%1,81

2

%1,20

2

%1,20

64

%38,55

94

%56,63
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%4,82)

Boş (%56,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Sayı Problemleri B

6

%3,61

51

%30,72

5

%3,01

1

%0,60

3

%1,81

100

%60,24
 

Doğru (%30,72)

Yanlış (%9,04)

Boş (%60,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri B

1

%0,60

126

%75,90

7

%4,22

1

%0,60
 

31

%18,67
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%5,42)

Boş (%18,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri D

14

%8,43

2

%1,20

2

%1,20

66

%39,76

10

%6,02

72

%43,37
 

Doğru (%39,76)

Yanlış (%16,87)

Boş (%43,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri A

44

%26,51

3

%1,81

2

%1,20

1

%0,60

6

%3,61

110

%66,27
 

Doğru (%26,51)

Yanlış (%7,23)

Boş (%66,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

7

%4,22

3

%1,81

65

%39,16

9

%5,42

3

%1,81

79

%47,59
 

Doğru (%39,16)

Yanlış (%13,25)

Boş (%47,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Kombinasyon D

2

%1,20

2

%1,20

7

%4,22

31

%18,67

3

%1,81

121

%72,89
 

Doğru (%18,67)

Yanlış (%8,43)

Boş (%72,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C

4

%2,41

5

%3,01

67

%40,36

2

%1,20

3

%1,81

85

%51,20
 

Doğru (%40,36)

Yanlış (%8,43)

Boş (%51,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Prizmalar B

1

%0,60

23

%13,86
 

5

%3,01

4

%2,41

133

%80,12
 

Doğru (%13,86)

Yanlış (%6,02)

Boş (%80,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Çokgenler D

3

%1,81
 

3

%1,81

89

%53,61

1

%0,60

70

%42,17
 

Doğru (%53,61)

Yanlış (%4,22)

Boş (%42,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgende Açıortay D

1

%0,60

6

%3,61

4

%2,41

36

%21,69

1

%0,60

118

%71,08
 

Doğru (%21,69)

Yanlış (%7,23)

Boş (%71,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri C   

76

%45,78

3

%1,81

9

%5,42

78

%46,99
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%7,23)

Boş (%46,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-40 Dikdörtgen B

3

%1,81

89

%53,61

1

%0,60
 

1

%0,60

72

%43,37
 

Doğru (%53,61)

Yanlış (%3,01)

Boş (%43,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri E

22

%13,25

1

%0,60

1

%0,60

1

%0,60

31

%18,67

110

%66,27
 

Doğru (%18,67)

Yanlış (%15,06)

Boş (%66,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler B  

95

%57,23

1

%0,60

3

%1,81

4

%2,41

63

%37,95
 

Doğru (%57,23)

Yanlış (%4,82)

Boş (%37,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgende Açılar D

1

%0,60

5

%3,01
 

113

%68,07

1

%0,60

46

%27,71
 

Doğru (%68,07)

Yanlış (%4,22)

Boş (%27,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar C

1

%0,60

1

%0,60

115

%69,28

1

%0,60

8

%4,82

40

%24,10
 

Doğru (%69,28)

Yanlış (%6,63)

Boş (%24,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dönüşüm Geometrisi B  

108

%65,06

3

%1,81

1

%0,60

1

%0,60

53

%31,93
 

Doğru (%65,06)

Yanlış (%3,01)

Boş (%31,93)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve
Dünya’nın Manyetik Alanı D   

1

%0,61

41

%25,00

95

%57,93

27

%16,46
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%58,54)

Boş (%16,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme
Çeşitleri E  

24

%14,63

4

%2,44

2

%1,22

87

%53,05

47

%28,66
 

Doğru (%53,05)

Yanlış (%18,29)

Boş (%28,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

13

%7,93

19

%11,59

66

%40,24

9

%5,49

13

%7,93

44

%26,83
 

Doğru (%40,24)

Yanlış (%32,93)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Yay Dalgaları C

11

%6,71

14

%8,54

76

%46,34

9

%5,49

13

%7,93

41

%25,00
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%28,66)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

37

%22,56

3

%1,83

71

%43,29

10

%6,10

21

%12,80

22

%13,41
 

Doğru (%43,29)

Yanlış (%43,29)

Boş (%13,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Düzlem Aynalar E

5

%3,05

8

%4,88

26

%15,85

3

%1,83

79

%48,17

43

%26,22
 

Doğru (%48,17)

Yanlış (%25,61)

Boş (%26,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Verim ve Enerji Kaynakları E  

12

%7,32

8

%4,88

3

%1,83

125

%76,22

16

%9,76
 

Doğru (%76,22)

Yanlış (%14,02)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM B

3

%1,83

31

%18,90

5

%3,05

4

%2,44

23

%14,02

98

%59,76
 

Doğru (%18,90)

Yanlış (%21,34)

Boş (%59,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Periyodik Özellikler B

6

%3,66

26

%15,85

5

%3,05

16

%9,76

6

%3,66

105

%64,02
 

Doğru (%15,85)

Yanlış (%20,12)

Boş (%64,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği C

59

%35,98

1

%0,61

58

%35,37

1

%0,61

33

%20,12

12

%7,32
 

Doğru (%35,37)

Yanlış (%57,32)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karışımların Sınıflandırılması C

12

%7,32

9

%5,49

41

%25,00

13

%7,93

21

%12,80

68

%41,46
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%33,54)

Boş (%41,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH B

11

%6,71

62

%37,80

18

%10,98

5

%3,05

32

%19,51

36

%21,95
 

Doğru (%37,80)

Yanlış (%40,24)

Boş (%21,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C

16

%9,76

2

%1,22

79

%48,17

1

%0,61

6

%3,66

60

%36,59
 

Doğru (%48,17)

Yanlış (%15,24)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Mol Kavramı E  

8

%4,88

3

%1,83

13

%7,93

65

%39,63

75

%45,73
 

Doğru (%39,63)

Yanlış (%14,63)

Boş (%45,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Hücre Zarından Madde Geçişleri D

11

%6,71

9

%5,49

18

%10,98

67

%40,85

2

%1,22

57

%34,76
 

Doğru (%40,85)

Yanlış (%24,39)

Boş (%34,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Canlılardaki Temel Bileşikler D

4

%2,44

2

%1,22

5

%3,05

28

%17,07

60

%36,59

65

%39,63
 

Doğru (%17,07)

Yanlış (%43,29)

Boş (%39,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Mitoz C

8

%4,88

6

%3,66

56

%34,15

7

%4,27

2

%1,22

85

%51,83
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%14,02)

Boş (%51,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan B

30

%18,29

33

%20,12

18

%10,98

68

%41,46

2

%1,22

13

%7,93
 

Doğru (%20,12)

Yanlış (%71,95)

Boş (%7,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Canlıların Ortak Özellikleri B

12

%7,32

66

%40,24

8

%4,88

6

%3,66

1

%0,61

71

%43,29
 

Doğru (%40,24)

Yanlış (%16,46)

Boş (%43,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) D

4

%2,44

16

%9,76

7

%4,27

70

%42,68

11

%6,71

56

%34,15
 

Doğru (%42,68)

Yanlış (%23,17)

Boş (%34,15)
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