
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 3 35,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 15 3 14,25 2 4 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 71 16 67,00 341,711 276

2 0 BEREN ŞAHİN 12D 27 9 24,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 26 2 25,50 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 73 26 66,50 340,561 279

3 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 18 7 16,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 68 20 63,00 329,162 336

4 0 ZEYNEP KARA 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 3 0,25 11 5 9,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 64 20 59,00 317,929 396

5 0 NEVA YERLİYURT 12D 33 5 31,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 14 1 13,75 60 10 57,50 312,754 421

6 130 CANSIN UÇAR 12D 32 4 31,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 14 3 13,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 60 13 56,75 310,843 433

7 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 13 3 12,25 3 4 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 62 25 55,75 308,668 444

8 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 13 1 12,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 58 22 52,50 298,135 496

9 0 NUR ŞEKER 12D 35 4 34,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 7 6 5,50 2 5 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 59 27 52,25 297,630 500

10 0 SELİN İKİZ 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 12 1 11,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 55 18 50,50 292,357 524

11 0 DERİN TUĞA 12D 28 8 26,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 56 24 50,00 291,367 535

12 0 BADE GÖREN 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 9 3 8,25 54 16 50,00 290,762 541

13 0 NAZLICAN DARCAN 12D 31 7 29,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 12 6 10,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 57 29 49,75 290,566 542

14 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 10 4 9,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 55 23 49,25 288,869 552

15 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 29 9 26,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 11 2 10,50 52 15 48,25 285,768 569

16 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 26 10 23,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 14 3 13,25 0 5 -1,25 52 21 46,75 281,159 595

17 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12D 26 9 23,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 3 1,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 50 18 45,50 278,161 617

18 0 SEDEF SARIKAYA 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 52 28 45,00 276,760 624

19 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 33 7 31,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 268,933 657

20 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 28 6 26,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 8 2 7,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 17 41,75 266,825 673

21 0 ELİF AKBOĞA 12D 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 47 23 41,25 264,806 681

22 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 24 15 20,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 15 7 13,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 50 36 41,00 264,529 686

23 0 ALANUR DEMİR 12D 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 11 1 10,75 1 3 0,25 47 26 40,50 263,235 694

24 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 22 12 19,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 11 1 10,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 18 40,50 263,107 695

25 0 ASYA ŞENGÖR 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 8 2 7,50 44 18 39,50 260,169 709

26 0 ELİFSU DANACI 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 6 3 5,25 44 20 39,00 258,747 719

27 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 27 10 24,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 9 6 7,50 0 2 -0,50 44 23 38,25 256,392 728

28 0 MERYEM SENA YEŞİLOVA12D 29 8 27,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 41 17 36,75 251,978 750

29 0 ELANAZ ŞIMŞEK 12D 22 6 20,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 13 35,75 249,216 763
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

30 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12D 24 14 20,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 40 30 32,50 239,625 817

31 0 İDİL YALÇIN 12D 22 5 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 2 3,50 1 2 0,50 36 15 32,25 239,134 820

32 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 25 8 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 36 16 32,00 238,273 822

33 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 24 13 20,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 2 3,50 37 22 31,50 236,826 831

34 0 EGE ÖKLÜ 12D 22 8 20,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 2 3,50 35 15 31,25 236,113 837

35 0 FATMANUR İNANÇ 12D 22 11 19,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 4 6,00 34 20 29,00 229,498 862

36 0 AZRA TUNCAY 12D 21 7 19,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 34 21 28,75 229,305 864

37 0 DİLVİN YILDIZ 12D 19 15 15,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 4 6,00 0 2 -0,50 33 24 27,00 223,744 878

38 0 İLKİM USLU 12D 23 14 19,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 32 21 26,75 222,951 887

39 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 14 11 11,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 2 4,50 26 18 21,50 207,716 931

40 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 24 13 20,75 24 13 20,75 205,295 935

41 0 MERT DENİZ BALCI 12D 11 4 10,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 22 10 19,50 201,929 940
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 3 35,25 13 4 12,00 15 3 14,25 7 6 5,50 71 16 67,00 341,711 1 75 272 272 276

2 0 BEREN ŞAHİN 12D 27 9 24,75 10 4 9,00 28 6 26,50 8 7 6,25 73 26 66,50 340,561 2 77 275 275 279

3 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 36 4 35,00 12 6 10,50 18 9 15,75 2 1 1,75 68 20 63,00 329,162 3 96 330 330 336

4 0 ZEYNEP KARA 12D 35 5 33,75 12 5 10,75 12 5 10,75 5 5 3,75 64 20 59,00 317,929 4 118 390 390 396

5 0 NEVA YERLİYURT 12D 33 5 31,75 13 4 12,00 14 1 13,75 60 10 57,50 312,754 5 127 415 415 421

6 130 CANSIN UÇAR 12D 32 4 31,00 12 3 11,25 14 3 13,25 2 3 1,25 60 13 56,75 310,843 6 130 427 427 433

7 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 9 28,75 12 7 10,25 13 3 12,25 6 6 4,50 62 25 55,75 308,668 7 134 437 437 444

8 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 30 8 28,00 13 4 12,00 13 1 12,75 2 9 -0,25 58 22 52,50 298,135 8 148 487 487 496

9 0 NUR ŞEKER 12D 35 4 34,00 13 6 11,50 7 6 5,50 4 11 1,25 59 27 52,25 297,630 9 150 491 491 500

10 0 SELİN İKİZ 12D 31 9 28,75 11 5 9,75 12 1 11,75 1 3 0,25 55 18 50,50 292,357 10 156 513 513 524

11 0 DERİN TUĞA 12D 28 8 26,00 10 8 8,00 15 5 13,75 3 3 2,25 56 24 50,00 291,367 11 161 523 523 535

12 0 BADE GÖREN 12D 34 5 32,75 11 8 9,00 9 3 8,25 54 16 50,00 290,762 12 164 529 529 541

13 0 NAZLICAN DARCAN 12D 31 7 29,25 9 9 6,75 13 6 11,50 4 7 2,25 57 29 49,75 290,566 13 165 530 530 542

14 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 31 8 29,00 12 7 10,25 10 4 9,00 2 4 1,00 55 23 49,25 288,869 14 171 540 540 552

15 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 29 9 26,75 12 4 11,00 11 2 10,50 52 15 48,25 285,768 15 179 557 557 569

16 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 26 10 23,50 12 3 11,25 14 3 13,25 0 5 -1,25 52 21 46,75 281,159 16 186 581 581 595

17 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12D 26 9 23,75 12 5 10,75 10 3 9,25 2 1 1,75 50 18 45,50 278,161 17 196 599 599 617

18 0 SEDEF SARIKAYA 12D 31 9 28,75 11 8 9,00 6 5 4,75 4 6 2,50 52 28 45,00 276,760 18 199 606 606 624

19 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 33 7 31,25 8 5 6,75 5 4 4,00 1 2 0,50 47 18 42,50 268,933 19 212 637 637 657

20 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 28 6 26,50 9 7 7,25 8 2 7,50 1 2 0,50 46 17 41,75 266,825 20 217 650 650 673

21 0 ELİF AKBOĞA 12D 33 7 31,25 11 6 9,50 3 3 2,25 0 7 -1,75 47 23 41,25 264,806 21 221 658 658 681

22 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 24 15 20,25 10 6 8,50 15 9 12,75 1 6 -0,50 50 36 41,00 264,529 22 224 663 663 686

23 0 ALANUR DEMİR 12D 24 14 20,50 11 8 9,00 11 1 10,75 1 3 0,25 47 26 40,50 263,235 23 228 668 668 694

24 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 22 12 19,00 11 3 10,25 12 1 11,75 0 2 -0,50 45 18 40,50 263,107 24 229 669 669 695

25 0 ASYA ŞENGÖR 12D 27 10 24,50 9 6 7,50 8 2 7,50 44 18 39,50 260,169 25 236 682 682 709

26 0 ELİFSU DANACI 12D 27 13 23,75 11 4 10,00 6 3 5,25 44 20 39,00 258,747 26 239 690 690 719

27 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 27 10 24,50 8 5 6,75 9 6 7,50 0 2 -0,50 44 23 38,25 256,392 27 244 698 698 728

28 0 MERYEM SENA YEŞİLOVA12D 29 8 27,00 9 3 8,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 41 17 36,75 251,978 28 252 718 718 750

29 0 ELANAZ ŞIMŞEK 12D 22 6 20,50 9 4 8,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 39 13 35,75 249,216 29 259 730 730 763

30 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12D 24 14 20,50 12 6 10,50 3 3 2,25 1 7 -0,75 40 30 32,50 239,625 30 279 778 778 817

31 0 İDİL YALÇIN 12D 22 5 20,75 9 6 7,50 4 2 3,50 1 2 0,50 36 15 32,25 239,134 31 280 781 781 820

32 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 25 8 23,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 36 16 32,00 238,273 32 282 783 783 822

33 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 24 13 20,75 9 7 7,25 4 2 3,50 37 22 31,50 236,826 33 285 790 790 831

34 0 EGE ÖKLÜ 12D 22 8 20,00 9 5 7,75 4 2 3,50 35 15 31,25 236,113 34 287 796 796 837

35 0 FATMANUR İNANÇ 12D 22 11 19,25 5 5 3,75 7 4 6,00 34 20 29,00 229,498 35 301 817 817 862

36 0 AZRA TUNCAY 12D 21 7 19,25 9 8 7,00 1 3 0,25 3 3 2,25 34 21 28,75 229,305 36 303 819 819 864

37 0 DİLVİN YILDIZ 12D 19 15 15,25 7 3 6,25 7 6 5,50 33 24 27,00 223,744 37 310 833 833 878

38 0 İLKİM USLU 12D 23 14 19,50 9 7 7,25 32 21 26,75 222,951 38 314 839 839 887

39 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 14 11 11,25 7 5 5,75 5 2 4,50 26 18 21,50 207,716 39 329 872 872 931

40 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 24 13 20,75 24 13 20,75 205,295 40 331 876 876 935

41 0 MERT DENİZ BALCI 12D 11 4 10,00 11 6 9,50 22 10 19,50 201,929 41 332 880 880 940
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR
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ÇAP TYT 1

238,273 82,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET KAAN SESLİ 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 282 783 783 822 % 82,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CaACDaE    C c aECCAECADAbEEDaECDBEeBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACE  A DD CEd D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  a                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  Db cae             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

236,826 83,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 285 790 790 831 % 83,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDaE   adcacEECedbCAaAAEEDBEbDBEcBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdeaE  A DDbCEaED b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B d  b C        DA                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

308,668 44,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 62 25 33 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 134 437 437 444 % 44,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACaCEEeBBCABAEECeedCADAAEaDBcCDcEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEbeADDD CEaEDda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAbACD      dD DA   E Ae D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EceDDce    B  aDa  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

263,235 69,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 228 668 668 694 % 69,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCECccBeEDAdABEedcCdDdAA EEbBDCEdeBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEbDb aCEeAECDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C  E C CD   C DACB  c C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız               ed  Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

260,169 70,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ASYA ŞENGÖR 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 236 682 682 709 % 70,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACDCEED BC ccEECeAdCcDcAbaDcECDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEeACE  c DeACEacD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B AC Ca      C  bA  BE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

288,869 55,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 171 540 540 552 % 55,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC BBCEDAEAcECCcCdDbAAEcdeBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEd AeDCEDAEaDaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a  eCcCE dDC    C  ACB    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  c    eb       dD B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

229,305 86,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AZRA TUNCAY 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 303 819 819 864 % 86,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEb          aCCeCED A EEcDBDbaBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cecCAEd A DCEDcabD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız          e        D       a           c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  c Dc e           BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

290,762 54,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE GÖREN 120 54 16 50 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 164 529 529 541 % 54,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECD BCEeAEABEeCeCEDAAAEEEDBDCEaBBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAEdaAaDCEDcEaDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız Bac CAC  C CD      A     Bb             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

340,561 27,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BEREN ŞAHİN 120 73 26 21 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 77 275 275 279 % 27,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEC  BC e cAcEeCdeEDAAAaEdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAE D  DCEDbc D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcCEbCDCD BDCCDACBEEABCDD aabCA   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız Dc ec a BdBDE aED Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

310,843 43,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  130
CANSIN UÇAR 120 60 13 47 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 130 427 427 433 % 43,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  A CCEC  BCEDAEAcEdCACbDAAAEEEDBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız c ECAE  A DCEDAEaDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBA AC    CD   CCDAd E d C D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       bb       E  Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

291,367 53,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DERİN TUĞA 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 161 523 523 535 % 53,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eA CCEC  BCE AcABECCbCEDcAeaEdDcDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız daEC EeDb DCEDAbdDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B aACAC ddDCDdBD CDAC d  B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       d  C    aED  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

223,744 87,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DİLVİN YILDIZ 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 310 833 833 878 % 87,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCDbCcCE    CAB cbCecECADcAEaDdEC dEaeaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  E   EcaADDD Cb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  a AC C C  d   a DA   d  C     b      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

236,113 83,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EGE ÖKLÜ 120 35 15 70 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 287 796 796 837 % 83,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCa C CE     bc E CeAEaADAAEEDBECDdEBB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAcCE  c DD CEadD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  c c     E       DA      C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

249,216 76,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELANAZ ŞIMŞEK 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 259 730 730 763 % 76,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCECD  C DAEAcEeCACbDAbAaEEcB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECAE  b DCED  eD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     Cc E   CD   C eA      C          C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                 e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

264,806 68,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 221 658 658 681 % 68,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEDBBCABAEECdAdCADeAEaDBbCDaEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEedCEAeA DDACEaaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    A     E     a  A   c  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bc a  e         da c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

256,392 72,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 244 698 698 728 % 72,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCEa BBCEc EAcEeCAdEDAAAaEcDBDdEBeeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECdE Db DC De  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aB AdcC  d  D    CDAb b  B  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c    c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

258,747 71,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİFSU DANACI 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 239 690 690 719 % 71,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEbccBCbDAdeBEedACEDAAAaEcDBDCEdeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dcECAEbaA DCED E D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a     dE e      C DAC     C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

264,529 68,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 50 36 34 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 224 663 663 686 % 68,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ccACCECD BbEaddeBECCACbDcAeabcDBDCEddBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ABdadE aA DCEDbEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBcACAeE d CD   CCDAbBbEc C e     d  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   dD ce        d  cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

298,135 49,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMRE HAN GÜLMEZ 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 148 487 487 496 % 49,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DbACCECbeBC D dABEeCeCEDAAAEbcDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eaECAEd A DCEDAECDb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız cBBACA E CDCD    CDA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDbDa de d    ad   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

285,768 56,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ESLEM ŞİMŞİR 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 179 557 557 569 % 56,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCECD cCEcAEAcEeCACEDbbAabEDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  dECAEADb DCED EaD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  ACACE dDCD   d DA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

268,933 65,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 212 637 637 657 % 65,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEcBBCAcAEECCAdecDAAEEaBECDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız aEdAbE  A De CEb D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  BacCA  C  d          b  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız    aD          c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

229,498 86,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
FATMANUR İNANÇ 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 301 817 817 862 % 86,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECDB    AdAcadCACbDAAda cDBDC  adDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECeEbDbD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  eCA     C C  b DA  b   b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

263,107 69,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İBRAHİM UTKU ERDEĞER 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 229 669 669 695 % 69,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC   ba A  cEeCcCdDAAAaEEDaDCEdBdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ccECAE DA DCED  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  ACACE bDC    C     E   C          C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c    e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

239,134 82,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İDİL YALÇIN 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 280 781 781 820 % 82,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC AC CE     AB   CC dCdDAAE DBcaDBEBeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACEdeA D  CaebD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    cC C C         A      b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bD    e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

222,951 88,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKİM USLU 120 32 21 67 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 314 839 839 887 % 88,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız bCaACDCE c  dAcAdECebECADAAEaDdbaDBEBdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız ddAdCdA A DDbCaaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

239,625 81,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MELİKE NAS KAYMAZ 120 40 30 50 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(817.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 279 778 778 817 % 81,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCabCcdE cB CABAdECedbCADcAEaDaECDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACEd ADDDACbddD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    Aed  C  d      A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bc    e d      a bdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

201,929 94,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 22 10 88 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 332 880 880 940 % 94,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEbD     AdAcECC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECdEbDAeDCED EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

251,978 75,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERYEM SENA YEŞİLOVA 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 252 718 718 750 % 75,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DcACCEC edCE Ac cEeCdCdDAAAEEEDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECdE  A DCED   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a  ACcC                b  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c     e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

290,566 54,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 165 530 530 542 % 54,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DcACCEC cBCEeAaABEeCACEDAA EEEDdDCEBBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eadCdEA AcDCEDbbdDa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB dCACEECDCD     Dc   c  db e B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız Dc  a e dCBb E  c  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

312,754 42,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVA YERLİYURT 120 60 10 50 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 127 415 415 421 % 42,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCEC BBCEDAEABECCACEDAAeaEdDBDCEcdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız A ECAE DcDDCEDAcaD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE dDCD     DAC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

205,295 93,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVZAT ARDA ŞEKER 120 24 13 83 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 331 876 876 935 % 93,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACeaEde   AcAbEdedbCADAAEaDBECDcEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

329,162 33,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 68 20 32 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 96 330 330 336 % 33,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEDeBCABAcECCAECADAAEEDBdCDBEdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEdACEbcADDD CEacDa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAeACDCEddBDCDeDACaBbd C    e       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  D             Db   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 3 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

297,630 50,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 150 491 491 500 % 50,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECcBBCEDAEABEeCACEDAAA EEDdDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız daECAEbDAbDCEDAEbD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a  eCACa   CD   C De  b   d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccaDcDebcbB  da D  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

281,159 59,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN  EFE BODUROĞLU 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 186 581 581 595 % 59,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AAeCEC eBCEDAbbdEeCACEDAAA EcDdDCEaaBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAE  ADDCE AE D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BACdCEaC C    CCDAC bE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız beb c e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

276,760 62,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SEDEF SARIKAYA 120 52 28 40 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 199 606 606 624 % 62,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEaDcBCEDeEABECCACbDAAcEEcDBDCEBBaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ceECAEdD caCEDAbCDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C Ca d  D     DA  b   C a        b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  ecDcDe        cD Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

292,357 52,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 156 513 513 524 % 52,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACcCEEeBBCAcdcECCAdCADbAEEDdECDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız cEcACEd A DDbCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB  e CDCE C  C  DA E  C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c    e         Ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

266,825 67,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ŞEVVAL TORAMAN 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 217 650 650 673 % 67,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECc     AEABaCCeCEDAAAEEEDdDCE BBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAEeaA  CEDdaaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  ACA      D   C D bBb                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   d   e            C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

207,716 93,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUDENAZ AKGÜN 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 329 872 872 931 % 93,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız e c       C  eEA Eea  bDAAA  acdDCEBeaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız bdECAEeeA bC  A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız    dCA E    D     D  a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 0 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

341,711 27,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TÜRKÜ MERGEN 120 71 16 33 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 75 272 272 276 % 27,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCEC BBCEDAEABEeCACEDAAAaEEDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AeECAEAeA DCEDdEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  B ACACE CbCD   CCDA Bb  cC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c EeaDeD e D c  D BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

278,161 61,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR GÖKTAŞ 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 196 599 599 617 % 61,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACDCE     bBAEdCeAECeDAAbEDBECacEcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACE  A DDACEbEDaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  Ba CdCD E C     DAC  b  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız c              D   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

317,929 39,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 118 390 390 396 % 39,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCEdDBBCAcAEaCCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEAACEb A DDACEacDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  a cC C CE e  dD DAC BbC C    D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Eb  Dce    B   Ddd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sözcükte Anlam D

12

%29,27
 

2

%4,88

12

%29,27

6

%14,63

9

%21,95
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%48,78)

Boş (%21,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Metne Sözcük Yerleştirme A

33

%80,49

3

%7,32

3

%7,32
  

2

%4,88
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%14,63)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

33

%80,49

1

%2,44

1

%2,44

1

%2,44

2

%4,88

3

%7,32
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%12,20)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

39

%95,12
 

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%95,12)

Yanlış (%2,44)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C   

40

%97,56
  

1

%2,44
 

Doğru (%97,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma E     

40

%97,56

1

%2,44
 

Doğru (%97,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

5

%12,20

3

%7,32

31

%75,61

1

%2,44
 

1

%2,44
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%21,95)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D

1

%2,44

1

%2,44

8

%19,51

15

%36,59

1

%2,44

15

%36,59
 

Doğru (%36,59)

Yanlış (%26,83)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Karma Dil Bilgisi B  

12

%29,27

4

%9,76
 

4

%9,76

21

%51,22
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%19,51)

Boş (%51,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B

1

%2,44

23

%56,10

1

%2,44

1

%2,44
 

15

%36,59
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%7,32)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C  

2

%4,88

28

%68,29

2

%4,88

1

%2,44

8

%19,51
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%12,20)

Boş (%19,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ses Bilgisi - Karma E

1

%2,44

1

%2,44
 

2

%4,88

21

%51,22

16

%39,02
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%9,76)

Boş (%39,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

1

%2,44
 

5

%12,20

15

%36,59

6

%14,63

14

%34,15
 

Doğru (%36,59)

Yanlış (%29,27)

Boş (%34,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

27

%65,85
 

2

%4,88

2

%4,88

2

%4,88

8

%19,51
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%14,63)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Büyük Harflerin Yazılışı E

2

%4,88

2

%4,88

6

%14,63

8

%19,51

20

%48,78

3

%7,32
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%43,90)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül A

30

%73,17

3

%7,32

1

%2,44
 

2

%4,88

5

%12,20
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%14,63)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma B

1

%2,44

19

%46,34

18

%43,90

1

%2,44
 

2

%4,88
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%48,78)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

4

%9,76

1

%2,44
 

1

%2,44

33

%80,49

2

%4,88
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%14,63)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C   

14

%34,15

3

%7,32

24

%58,54
  

Doğru (%34,15)

Yanlış (%65,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma C

1

%2,44
 

37

%90,24

3

%7,32
   

Doğru (%90,24)

Yanlış (%9,76)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

22

%53,66

2

%4,88

4

%9,76

5

%12,20

5

%12,20

3

%7,32
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%39,02)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%2,44
 

35

%85,37

1

%2,44

2

%4,88

2

%4,88
 

Doğru (%85,37)

Yanlış (%9,76)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

9

%21,95
 

10

%24,39

21

%51,22

1

%2,44
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%46,34)

Boş (%2,44)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%2,44
  

39

%95,12
 

1

%2,44
 

Doğru (%95,12)

Yanlış (%2,44)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

30

%73,17

2

%4,88

4

%9,76

2

%4,88

1

%2,44

2

%4,88
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%21,95)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

37

%90,24

3

%7,32
   

1

%2,44
 

Doğru (%90,24)

Yanlış (%7,32)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

28

%68,29

1

%2,44

4

%9,76

1

%2,44

4

%9,76

3

%7,32
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%24,39)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

18

%43,90
   

17

%41,46

6

%14,63
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%43,90)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E  

5

%12,20

1

%2,44
 

32

%78,05

3

%7,32
 

Doğru (%78,05)

Yanlış (%14,63)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%2,44

2

%4,88

10

%24,39

5

%12,20

22

%53,66

1

%2,44
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%43,90)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%2,44

1

%2,44

2

%4,88

35

%85,37

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%85,37)

Yanlış (%12,20)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragraf-Başlık İlişkisi B

3

%7,32

27

%65,85

2

%4,88

8

%19,51
 

1

%2,44
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%31,71)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%2,44
  

37

%90,24
 

3

%7,32
 

Doğru (%90,24)

Yanlış (%2,44)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%4,88

2

%4,88

34

%82,93

1

%2,44
 

2

%4,88
 

Doğru (%82,93)

Yanlış (%12,20)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%2,44
   

37

%90,24

3

%7,32
 

Doğru (%90,24)

Yanlış (%2,44)

Boş (%7,32)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%7,32

18

%43,90

4

%9,76

12

%29,27
 

4

%9,76
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%46,34)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%4,88

25

%60,98
 

3

%7,32

9

%21,95

2

%4,88
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%34,15)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

4

%9,76

28

%68,29

2

%4,88

3

%7,32

2

%4,88

2

%4,88
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%26,83)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

3

%7,32

1

%2,44
 

30

%73,17

4

%9,76

3

%7,32
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%19,51)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

2

%4,88
 

2

%4,88

33

%80,49
 

4

%9,76
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%9,76)

Boş (%9,76)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Zaman Kavramı A

8

%20,00

1

%2,50

7

%17,50

9

%22,50

13

%32,50

2

%5,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri B

5

%12,50

2

%5,00

3

%7,50

17

%42,50

10

%25,00

3

%7,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%87,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete E   

1

%2,50

3

%7,50

36

%90,00
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Sevr Antlaşması C

2

%5,00

1

%2,50

36

%90,00
  

1

%2,50
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Millî Mücadele'de Cepheler A

28

%70,00
 

1

%2,50

7

%17,50

2

%5,00

2

%5,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Doğa ve İnsan Etkileşimi E    

1

%2,50

39

%97,50
  

Doğru (%97,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri A

5

%12,50

8

%20,00

1

%2,50

8

%20,00

3

%7,50

15

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de İç Kuvvetler D

4

%10,00
  

15

%37,50

2

%5,00

19

%47,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Nüfus Piramitleri A

29

%72,50

6

%15,00

3

%7,50
  

2

%5,00
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%22,50)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel
Özellikleri ve Etkileri D

2

%5,00

1

%2,50

3

%7,50

3

%7,50

5

%12,50

26

%65,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%27,50)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D

2

%5,00

1

%2,50
 

35

%87,50
 

2

%5,00
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C   

39

%97,50
  

1

%2,50
 

Doğru (%97,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E

2

%5,00

2

%5,00
  

33

%82,50

3

%7,50
 

Doğru (%82,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D    

33

%82,50

3

%7,50

4

%10,00
 

Doğru (%82,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

15

%37,50

6

%15,00

2

%5,00

2

%5,00

1

%2,50

14

%35,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%27,50)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Din ve İslam E

3

%7,50

4

%10,00

5

%12,50

2

%5,00

17

%42,50

9

%22,50
 

Doğru (%42,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

18

%45,00

5

%12,50

3

%7,50

4

%10,00

2

%5,00

8

%20,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%72,50)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Din ve Hayat D    

37

%92,50
 

3

%7,50
 

Doğru (%92,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar E

5

%12,50

1

%2,50

3

%7,50

3

%7,50
 

28

%70,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve Bilim D

7

%17,50

3

%7,50

2

%5,00
 

1

%2,50

27

%67,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama B      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sanat Felsefesi D      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Bilgi Felsefesi B      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce
ve Argümanları C      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri A      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Rasyonel Sayılar B

9

%23,68

18

%47,37

2

%5,26
  

9

%23,68
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%28,95)

Boş (%23,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Üslü ifadeler B

3

%7,89

10

%26,32
   

25

%65,79
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%7,89)

Boş (%65,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler B

1

%2,63

8

%21,05

2

%5,26
  

27

%71,05
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%7,89)

Boş (%71,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

16

%42,11
  

4

%10,53

3

%7,89

15

%39,47
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%18,42)

Boş (%39,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Çok Bilinmeyenki Denklemler C  

1

%2,63

28

%73,68

1

%2,63
 

8

%21,05
 

Doğru (%73,68)

Yanlış (%5,26)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

20

%52,63
 

9

%23,68

2

%5,26
 

7

%18,42
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%28,95)

Boş (%18,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C  

1

%2,63

21

%55,26

1

%2,63

4

%10,53

11

%28,95
 

Doğru (%55,26)

Yanlış (%15,79)

Boş (%28,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 SAYILAR E

2

%5,26
   

20

%52,63

16

%42,11
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%5,26)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 SAYILAR E

1

%2,63

1

%2,63
 

2

%5,26

1

%2,63

33

%86,84
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%10,53)

Boş (%86,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

1

%2,63

9

%23,68

11

%28,95

3

%7,89

14

%36,84
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%39,47)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Sayı Basamakları D

1

%2,63

1

%2,63
 

12

%31,58
 

24

%63,16
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%5,26)

Boş (%63,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C   

25

%65,79
  

13

%34,21
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%0,00)

Boş (%34,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

2

%5,26
  

20

%52,63
 

16

%42,11
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%5,26)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C   

1

%2,63

1

%2,63

1

%2,63

35

%92,11
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%5,26)

Boş (%92,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 FONKSİYONLAR B  

3

%7,89
   

35

%92,11
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü D    

3

%7,89
 

35

%92,11
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri C  

1

%2,63

15

%39,47

3

%7,89
 

19

%50,00
 

Doğru (%39,47)

Yanlış (%10,53)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Sayı Problemleri C   

11

%28,95
  

27

%71,05
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Grafik Problemleri D  

1

%2,63
 

27

%71,05

1

%2,63

9

%23,68
 

Doğru (%71,05)

Yanlış (%5,26)

Boş (%23,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Yaş Problemleri A

29

%76,32
 

1

%2,63
 

1

%2,63

7

%18,42
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%5,26)

Boş (%18,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Sayı Problemleri C  

3

%7,89

9

%23,68

2

%5,26
 

24

%63,16
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%13,16)

Boş (%63,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Sayı Problemleri B

1

%2,63

9

%23,68
   

28

%73,68
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%2,63)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sayı Problemleri E  

12

%31,58

1

%2,63

2

%5,26

5

%13,16

18

%47,37
 

Doğru (%13,16)

Yanlış (%39,47)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Sayı Problemleri E

1

%2,63

1

%2,63

1

%2,63
 

4

%10,53

31

%81,58
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%7,89)

Boş (%81,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

2

%5,26
 

2

%5,26

1

%2,63
 

33

%86,84
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%7,89)

Boş (%86,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Sayı Problemleri B  

4

%10,53

1

%2,63
  

33

%86,84
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%2,63)

Boş (%86,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Sayı Problemleri C

1

%2,63

4

%10,53

16

%42,11

3

%7,89

1

%2,63

13

%34,21
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%23,68)

Boş (%34,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER D  

1

%2,63
 

2

%5,26
 

35

%92,11
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%2,63)

Boş (%92,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-31

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM
AÇILIMI D

1

%2,63
  

4

%10,53

2

%5,26

31

%81,58
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%7,89)

Boş (%81,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Basit Olayların Olasılıkları C  

1

%2,63
  

1

%2,63

36

%94,74
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,26)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Üçgende Açılar E

1

%2,63
    

37

%97,37
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,63)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ B

1

%2,63

1

%2,63
   

36

%94,74
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%2,63)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 ÖZEL ÜÇGENLER E  

1

%2,63
   

37

%97,37
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,63)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C   

1

%2,63
  

37

%97,37
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER A

1

%2,63
  

1

%2,63
 

36

%94,74
 

Doğru (%2,63)

Yanlış (%2,63)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen A      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen B      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Prizmalar C  

3

%7,89

2

%5,26

1

%2,63
 

32

%84,21
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%10,53)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar E   

2

%5,26
  

36

%94,74
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,26)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A      

38

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D  

2

%7,14

10

%35,71

5

%17,86
 

11

%39,29
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle D  

1

%3,57

5

%17,86

1

%3,57

3

%10,71

18

%64,29
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%32,14)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

1

%3,57

5

%17,86

2

%7,14

2

%7,14

3

%10,71

15

%53,57
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%35,71)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Düzlem Aynalar D   

1

%3,57

8

%28,57

2

%7,14

17

%60,71
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%10,71)

Boş (%60,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Mıknatıslar ve Manyetik Alan E

4

%14,29
 

7

%25,00
  

17

%60,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%39,29)

Boş (%60,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması D

2

%7,14
 

2

%7,14

4

%14,29

1

%3,57

19

%67,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%17,86)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Newton'un Hareket Yasaları C

1

%3,57

1

%3,57
 

2

%7,14

17

%60,71

7

%25,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili D  

3

%10,71
 

1

%3,57

1

%3,57

23

%82,14
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%82,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Periyodik Özellikler B  

1

%3,57

1

%3,57

2

%7,14
 

24

%85,71
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%10,71)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C  

1

%3,57

2

%7,14

2

%7,14

1

%3,57

22

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Sıvılar B  

5

%17,86
   

23

%82,14
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%82,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen
Hesaplamaları D  

1

%3,57
 

2

%7,14
 

25

%89,29
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%3,57)

Boş (%89,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sıvılar E     

1

%3,57

27

%96,43
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E   

1

%3,57

1

%3,57

1

%3,57

25

%89,29
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%7,14)

Boş (%89,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Canlılardaki Temel Bileşikler C

5

%17,86
   

1

%3,57

22

%78,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E

1

%3,57

1

%3,57

1

%3,57

6

%21,43

4

%14,29

15

%53,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%32,14)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D

1

%3,57
 

2

%7,14

10

%35,71

1

%3,57

14

%50,00
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hücrenin Yapısı A    

1

%3,57
 

27

%96,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,57)

Boş (%96,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B  

11

%39,29

2

%7,14
  

15

%53,57
 

Doğru (%39,29)

Yanlış (%7,14)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hayvanlar C

2

%7,14

5

%17,86

3

%10,71

4

%14,29

2

%7,14

12

%42,86
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%46,43)

Boş (%42,86)
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