
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 170 170 355 12186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8013,39 17,45 2,70 1,35 2,37 2,60 1,25 2,29 2,57 1,18 2,28 3,46 0,76 3,27 0,01 0,01 0,01 9,04 4,00 8,04 1,17 0,79 0,97 1,41 1,86 0,94 1,55 1,98 1,06 0,71 1,20 0,41 46,0227,77 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5112,64 19,35 2,72 1,46 2,35 2,66 1,41 2,31 3,06 1,06 2,80 3,41 0,65 3,24 0,05 0,01 0,04 5,09 2,99 4,34 0,23 0,29 0,16 1,02 1,99 0,52 0,71 2,00 0,21 0,20 0,77 0,01 41,6625,27 35,33 248,240

KATILIMLAR

1 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 0 10,00 1 1 0,75 1 0 1,00 65 8 63,00 329,191 1696

2 0 DENİZ GÜLER 12D 28 8 26,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 14 1 13,75 2 3 1,25 1 2 0,50 62 16 58,00 314,755 2227

3 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 4 11,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 63 25 56,75 310,837 2383

4 0 DİLVİN YEĞEN  MD 29 9 26,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 62 27 55,25 307,020 2568

5 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 60 25 53,75 302,204 2815

6 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 23 17 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 1 21,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 60 29 52,75 299,088 2987

7 0 ZEYNEP KARA 12D 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 4 9,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 58 24 52,00 296,688 3126

8 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 21 51,75 295,863 3180

9 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 58 29 50,75 293,430 3308

10 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 2 12,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 57 28 50,00 290,969 3473

11 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 30 10 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 14 5 12,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 58 34 49,50 288,999 3586

12 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 30 9 27,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 54 21 48,75 287,456 3689

13 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 53 17 48,75 287,317 3700

14 0 NAZLICAN DARCAN 12D 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 56 30 48,50 286,728 3746

15 0 NFVA YERLİYURT 12D 26 12 23,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 18 46,50 280,885 4135

16 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 30 7 28,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 9 0 9,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 15 46,25 279,974 4198

17 0 EBRAR YILMAZ 12D 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 3 2,25 49 13 45,75 278,476 4301

18 0 SELİN İKİZ 12D 26 13 22,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 52 26 45,50 278,008 4336

19 0 SÜMEYYE KIŞLALI  MD 26 14 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 12 3 11,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 52 27 45,25 277,016 4429

20 0 BEGUM ULU  MD 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 51 23 45,25 276,807 4440

21 0 ELİF AKBOĞA 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 52 30 44,50 274,947 4589

22 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 49 22 43,50 272,236 4779

23 0 KORAY VATANSEVER 12D 29 10 26,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 49 22 43,50 272,013 4803

24 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 27 11 24,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 2 3,50 1 0 1,00 47 14 43,50 271,956 4809

25 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 27 7 25,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 7 1 6,75 46 10 43,50 271,903 4815

26 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12D 24 15 20,25 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 3 6,25 4 2 3,50 2 3 1,25 50 28 43,00 271,586 4840

27 0 İREM BALIKÇI  MD 25 14 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 7 2 6,50 3 2 2,50 1 2 0,50 49 26 42,50 269,709 4972

28 0 ALANUR DEMİR 12D 25 11 22,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 48 22 42,50 268,748 5050

29 0 DERİN TUĞA 12D 23 13 19,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 0 1,00 49 28 42,00 267,956 5114
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Genel Ortalama 20,8013,39 17,45 2,70 1,35 2,37 2,60 1,25 2,29 2,57 1,18 2,28 3,46 0,76 3,27 0,01 0,01 0,01 9,04 4,00 8,04 1,17 0,79 0,97 1,41 1,86 0,94 1,55 1,98 1,06 0,71 1,20 0,41 46,0227,77 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5112,64 19,35 2,72 1,46 2,35 2,66 1,41 2,31 3,06 1,06 2,80 3,41 0,65 3,24 0,05 0,01 0,04 5,09 2,99 4,34 0,23 0,29 0,16 1,02 1,99 0,52 0,71 2,00 0,21 0,20 0,77 0,01 41,6625,27 35,33 248,240

KATILIMLAR

30 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 7 4,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 50 33 41,75 267,014 5194

31 0 BADE PALABIYIK 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 49 31 41,25 265,367 5349

32 0 YELDA İŞBİLİR  MD 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 48 27 41,25 265,304 5357

33 0 KÜBRA EFE  MD 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 47 25 40,75 263,689 5477

34 0 HİCRAN GÜNDÜZALP 12D 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 24 40,00 261,867 5621

35 0 FATMANUR KARAÇAY  MD 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 43 12 40,00 261,756 5628

36 0 ÖZEN KILIÇ  MD 26 11 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 45 20 40,00 261,753 5629

37 0 AYSİMA YOLCU  MD 26 14 22,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 4 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 46 26 39,50 260,740 5706

38 0 ASYA ŞENGÖR 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 46 25 39,75 260,669 5713

39 0 EZGİ ÇOKAL  MD 23 13 19,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 44 18 39,50 260,576 5727

40 0 ERVASU DEMİREL  MD 24 14 20,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 44 20 39,00 258,806 5860

41 0 DENİZ ŞENKAL  MD 26 14 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 47 32 39,00 258,741 5869

42 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 24 15 20,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 45 26 38,50 257,937 5930

43 0 EBRAR TOPRAK 12D 24 13 20,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 45 26 38,50 257,441 5960

44 0 MUSTAFA TEKER  MD 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 43 21 37,75 254,928 6195

45 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 25 14 21,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 45 29 37,75 254,856 6199

46 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 23 14 19,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 43 24 37,00 252,877 6373

47 0 İBRAHİM KAFA  MD 21 17 16,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 4 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 44 30 36,50 251,553 6466

48 0 EKİN ÖLÇEN 12D 26 10 23,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 251,370 6486

49 0 AYŞENUR POLAT 12D 28 8 26,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 41 20 36,00 250,129 6598

50 0 İLAYDA ÇINAR  MD 28 5 26,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 39 12 36,00 249,797 6620

51 0 BERFİN KIRMACI 12D 23 13 19,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 22 35,50 248,940 6693

52 0 NEHİR PAPALAŞ  MD 26 13 22,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 40 18 35,50 248,536 6732

53 0 NUR ŞEKER 12D 20 20 15,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 44 36 35,00 247,807 6794

54 0 DİDEM SANCAK  MD 23 16 19,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 8 9 5,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 46 45 34,75 247,296 6832

55 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 20 16 16,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 2 1 1,75 42 29 34,75 246,852 6875

56 0 NEHİR JİBAR 12D 23 11 20,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 40 21 34,75 246,674 6886

57 0 AZRA ÇELİK  MD 23 15 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 40 21 34,75 246,447 6900

58 0 DİLAY VARDA  MD 25 12 22,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 2 5,50 40 21 34,75 246,312 6930
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Genel Ortalama 20,8013,39 17,45 2,70 1,35 2,37 2,60 1,25 2,29 2,57 1,18 2,28 3,46 0,76 3,27 0,01 0,01 0,01 9,04 4,00 8,04 1,17 0,79 0,97 1,41 1,86 0,94 1,55 1,98 1,06 0,71 1,20 0,41 46,0227,77 39,09 256,340
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KATILIMLAR

59 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 42 30 34,50 245,300 7017

60 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 23 11 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 41 27 34,25 245,244 7021

61 0 ORHAN EFE  B ODUROLU12D 22 12 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 41 28 34,00 244,128 7114

62 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 21 17 16,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 28 34,00 244,103 7117

63 0 IŞILAY YENİAY 12D 26 8 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 39 20 34,00 244,009 7124

64 0 SAMET BARAN ÇAKMER12D 21 13 17,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 41 29 33,75 243,630 7149

65 0 MUHAMMET GÜNGÖR  MD 23 7 21,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 36 12 33,00 241,598 7316

66 14055 SENA ŞİRİN 12D 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 40 29 32,75 240,645 7398

67 0 ELİFSU DANACI 12D 20 20 15,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 41 34 32,50 240,343 7440

68 0 BÜŞRA TURAN 12D 24 13 20,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 38 22 32,50 239,755 7482

69 0 ZEHRA İREM DURMAZ  MD 25 8 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 36 14 32,50 239,738 7487

70 0 ELİFSENA ÇERTÜRK 12D 26 13 22,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 38 23 32,25 238,850 7534

71 1236 ELİFNUR SAYDAN 12D 23 16 19,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 40 33 31,75 238,244 7566

72 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 23 17 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 39 29 31,75 238,026 7581

73 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12D 27 10 24,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 40 33 31,75 237,526 7626

74 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 19 16 15,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 25 31,75 237,500 7629

75 0 ŞEVVALSUKARAPİR  MD 20 14 16,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 38 26 31,50 237,186 7652

76 0 SUDE NAZ SELÇUK  MD 25 11 22,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 35 16 31,00 235,354 7801

77 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 20 13 16,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 38 29 30,75 234,912 7831

78 0 DOĞA SOYLU  MD 17 4 16,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 34 13 30,75 234,716 7853

79 0 ZEYNEPNAZ GÜL EN 12D 20 15 16,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 31 30,25 233,138 7995

80 0 SUAVİ KORKMAZ 12D 23 12 20,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 35 19 30,25 232,987 8003

81 0 BERİL BAKIR  MD 22 14 18,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 36 26 29,50 230,930 8137

82 0 FEYZANUR ÇİFTGÜMÜŞ  MD 25 11 22,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 35 23 29,25 229,959 8229

83 0 NİSA GÜRLER 12D 23 12 20,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 34 23 28,25 227,826 8396

84 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 13 10 10,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 0 2,00 32 18 27,50 226,043 8533

85 0 BELİNAY NURBAŞ  MD 21 17 16,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 35 32 27,00 223,535 8725

86 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12D 18 9 15,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 29 13 25,75 220,078 8950

87 21122 DİLARA AK 12D 18 17 13,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 27 25,25 218,859 9040

                                                3 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 170 170 355 12186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 20,8013,39 17,45 2,70 1,35 2,37 2,60 1,25 2,29 2,57 1,18 2,28 3,46 0,76 3,27 0,01 0,01 0,01 9,04 4,00 8,04 1,17 0,79 0,97 1,41 1,86 0,94 1,55 1,98 1,06 0,71 1,20 0,41 46,0227,77 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5112,64 19,35 2,72 1,46 2,35 2,66 1,41 2,31 3,06 1,06 2,80 3,41 0,65 3,24 0,05 0,01 0,04 5,09 2,99 4,34 0,23 0,29 0,16 1,02 1,99 0,52 0,71 2,00 0,21 0,20 0,77 0,01 41,6625,27 35,33 248,240

KATILIMLAR

88 0 GÜLFEM YAVAŞ 12D 19 18 14,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 35 39 25,25 218,643 9049

89 0 AZR ATUNCAY 12D 19 14 15,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 33 31 25,25 218,401 9074

90 0 ENES ŞERBETCİOĞLU 12D 17 17 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 2 4,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 33 35 24,25 215,803 9230

91 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 20 13 16,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 30 27 23,25 212,806 9426

92 0 MELİS ÇOBAN  MD 17 15 13,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 25 21,75 208,375 9708

93 0 ŞEYMA SUEDA SARA  MD 20 16 16,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 26 21,50 207,474 9754

94 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 9 6 7,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 25 16 21,00 206,270 9811

95 0 NEHİR YILMAZ  MD 16 14 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 26 21 20,75 205,665 9839

96 0 TAHA ÇOKSEVER  MD 15 3 14,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 22 8 20,00 204,123 9914

97 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 20 15 16,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 24 18 19,50 201,757 10034

98 0 İLKİM USLU 12D 17 20 12,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 37 18,75 199,736 10133

99 0 BEYZANUR TEKİN 12D 15 20 10,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 3 4 2,00 28 40 18,00 197,691 10218

100 0 AYŞE NAZ ŞENOL  MD 19 13 15,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 26 34 17,50 195,792 10332

101 0 MERT DENİZ BALCI 12D 3 9 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 18 18 13,50 184,887 10806

102 0 MISRA ÖZTEMEL  MD 8 6 6,50 8 6 6,50 163,850 11417

103 0 ARDA KELEŞ  MD 6 15 2,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 10 20 5,00 159,501 11526
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 170 170 355 12186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8013,39 17,45 2,70 1,35 2,37 2,60 1,25 2,29 2,57 1,18 2,28 3,46 0,76 3,27 0,01 0,01 0,01 9,04 4,00 8,04 1,17 0,79 0,97 1,41 1,86 0,94 1,55 1,98 1,06 0,71 1,20 0,41 46,0227,77 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5112,64 19,35 2,72 1,46 2,35 2,66 1,41 2,31 3,06 1,06 2,80 3,41 0,65 3,24 0,05 0,01 0,04 5,09 2,99 4,34 0,23 0,29 0,16 1,02 1,99 0,52 0,71 2,00 0,21 0,20 0,77 0,01 41,6625,27 35,33 248,240

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 170 170 355 12186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 13,4 17,45 11,4 4,5 10,22 10,2 4,8 9,01 3,7 5,0 2,41 46,0 27,8 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5 12,6 19,35 11,9 4,6 10,75 5,3 3,3 4,50 1,9 4,8 0,73 41,6 25,3 35,33 248,240

KATILIMLAR

1 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 37 3 36,25 16 4 15,00 10 0 10,00 2 1 1,75 65 8 63,00 329,191 1 3 3 19 1696

2 0 DENİZ GÜLER 12D 28 8 26,00 17 2 16,50 14 1 13,75 3 5 1,75 62 16 58,00 314,755 1 6 6 26 2227

3 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 29 10 26,50 19 1 18,75 12 4 11,00 3 10 0,50 63 25 56,75 310,837 2 8 8 30 2383

4 0 DİLVİN YEĞEN  MD 29 9 26,75 12 6 10,50 16 6 14,50 5 6 3,50 62 27 55,25 307,020 2 9 9 31 2568

5 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 29 11 26,25 17 3 16,25 12 8 10,00 2 3 1,25 60 25 53,75 302,204 3 10 10 34 2815

6 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 23 17 18,75 14 5 12,75 22 3 21,25 1 4 0,00 60 29 52,75 299,088 4 12 12 38 2987

7 0 ZEYNEP KARA 12D 28 12 25,00 19 1 18,75 10 4 9,00 1 7 -0,75 58 24 52,00 296,688 5 16 16 46 3126

8 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 31 8 29,00 13 6 11,50 13 5 11,75 0 2 -0,50 57 21 51,75 295,863 6 17 17 49 3180

9 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 28 11 25,25 16 4 15,00 11 7 9,25 3 7 1,25 58 29 50,75 293,430 7 19 19 54 3308

10 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 27 13 23,75 15 5 13,75 13 2 12,50 2 8 0,00 57 28 50,00 290,969 3 21 21 59 3473

11 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 30 10 27,50 11 8 9,00 16 5 14,75 1 11 -1,75 58 34 49,50 288,999 4 22 22 61 3586

12 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 30 9 27,75 18 1 17,75 3 2 2,50 3 9 0,75 54 21 48,75 287,456 5 24 24 63 3689

13 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 30 9 27,75 16 3 15,25 6 2 5,50 1 3 0,25 53 17 48,75 287,317 8 25 25 64 3700

14 0 NAZLICAN DARCAN 12D 28 11 25,25 15 3 14,25 10 7 8,25 3 9 0,75 56 30 48,50 286,728 9 27 27 66 3746

15 0 NFVA YERLİYURT 12D 26 12 23,00 17 2 16,50 7 2 6,50 1 2 0,50 51 18 46,50 280,885 10 29 29 76 4135

16 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 30 7 28,25 10 6 8,50 9 0 9,00 1 2 0,50 50 15 46,25 279,974 6 30 30 77 4198

17 0 EBRAR YILMAZ 12D 30 7 28,25 16 3 15,25 3 3 2,25 49 13 45,75 278,476 11 31 31 80 4301

18 0 SELİN İKİZ 12D 26 13 22,75 12 6 10,50 12 3 11,25 2 4 1,00 52 26 45,50 278,008 12 32 32 81 4336

19 0 SÜMEYYE KIŞLALI  MD 26 14 22,50 13 5 11,75 12 3 11,25 1 5 -0,25 52 27 45,25 277,016 7 34 34 83 4429

20 0 BEGUM ULU  MD 29 10 26,50 15 4 14,00 7 5 5,75 0 4 -1,00 51 23 45,25 276,807 8 35 35 85 4440

21 0 ELİF AKBOĞA 12D 31 9 28,75 14 6 12,50 4 6 2,50 3 9 0,75 52 30 44,50 274,947 13 36 36 87 4589

22 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 31 9 28,75 13 5 11,75 2 3 1,25 3 5 1,75 49 22 43,50 272,236 9 37 37 92 4779

23 0 KORAY VATANSEVER 12D 29 10 26,50 14 3 13,25 4 3 3,25 2 6 0,50 49 22 43,50 272,013 14 39 39 94 4803

24 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 27 11 24,25 15 1 14,75 5 2 4,50 47 14 43,50 271,956 15 40 40 95 4809

25 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 27 7 25,25 12 2 11,50 7 1 6,75 46 10 43,50 271,903 10 41 41 96 4815

26 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12D 24 15 20,25 13 5 11,75 7 3 6,25 6 5 4,75 50 28 43,00 271,586 16 43 43 99 4840

27 0 İREM BALIKÇI  MD 25 14 21,50 13 6 11,50 7 2 6,50 4 4 3,00 49 26 42,50 269,709 11 44 44 102 4972

28 0 ALANUR DEMİR 12D 25 11 22,25 17 3 16,25 6 2 5,50 0 6 -1,50 48 22 42,50 268,748 17 45 45 105 5050

29 0 DERİN TUĞA 12D 23 13 19,75 14 5 12,75 9 4 8,00 3 6 1,50 49 28 42,00 267,956 18 46 46 108 5114

30 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 26 12 23,00 15 5 13,75 6 7 4,25 3 9 0,75 50 33 41,75 267,014 19 47 47 112 5194

31 0 BADE PALABIYIK 12D 27 12 24,00 15 5 13,75 5 6 3,50 2 8 0,00 49 31 41,25 265,367 20 48 48 118 5349

32 0 YELDA İŞBİLİR  MD 25 12 22,00 16 4 15,00 6 5 4,75 1 6 -0,50 48 27 41,25 265,304 12 49 49 119 5357

33 0 KÜBRA EFE  MD 26 9 23,75 15 4 14,00 6 8 4,00 0 4 -1,00 47 25 40,75 263,689 13 52 52 125 5477

34 0 HİCRAN GÜNDÜZALP 12D 27 13 23,75 14 6 12,50 4 4 3,00 1 1 0,75 46 24 40,00 261,867 21 55 55 132 5621

35 0 FATMANUR KARAÇAY  MD 25 10 22,50 16 2 15,50 2 0 2,00 43 12 40,00 261,756 14 56 56 133 5628

36 0 ÖZEN KILIÇ  MD 26 11 23,25 13 6 11,50 5 0 5,00 1 3 0,25 45 20 40,00 261,753 15 57 57 134 5629

37 0 AYSİMA YOLCU  MD 26 14 22,50 12 5 10,75 5 4 4,00 3 3 2,25 46 26 39,50 260,740 16 58 58 138 5706

38 0 ASYA ŞENGÖR 12D 28 10 25,50 14 3 13,25 4 7 2,25 0 5 -1,25 46 25 39,75 260,669 22 59 59 140 5713

39 0 EZGİ ÇOKAL  MD 23 13 19,75 17 1 16,75 2 0 2,00 2 4 1,00 44 18 39,50 260,576 17 60 60 142 5727

40 0 ERVASU DEMİREL  MD 24 14 20,50 16 3 15,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 44 20 39,00 258,806 18 62 62 149 5860

41 0 DENİZ ŞENKAL  MD 26 14 22,50 14 6 12,50 5 3 4,25 2 9 -0,25 47 32 39,00 258,741 19 63 63 151 5869

42 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 24 15 20,25 14 3 13,25 3 2 2,50 4 6 2,50 45 26 38,50 257,937 23 64 64 154 5930

43 0 EBRAR TOPRAK 12D 24 13 20,75 10 2 9,50 9 5 7,75 2 6 0,50 45 26 38,50 257,441 24 65 65 155 5960

44 0 MUSTAFA TEKER  MD 25 12 22,00 14 5 12,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 43 21 37,75 254,928 20 67 67 164 6195

45 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 25 14 21,50 12 6 10,50 8 4 7,00 0 5 -1,25 45 29 37,75 254,856 21 68 68 165 6199

46 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 23 14 19,50 13 5 11,75 7 3 6,25 0 2 -0,50 43 24 37,00 252,877 25 71 71 171 6373

47 0 İBRAHİM KAFA  MD 21 17 16,75 16 4 15,00 6 4 5,00 1 5 -0,25 44 30 36,50 251,553 22 73 73 173 6466

48 0 EKİN ÖLÇEN 12D 26 10 23,50 10 4 9,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 251,370 26 74 74 175 6486
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 170 170 355 12186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 13,4 17,45 11,4 4,5 10,22 10,2 4,8 9,01 3,7 5,0 2,41 46,0 27,8 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5 12,6 19,35 11,9 4,6 10,75 5,3 3,3 4,50 1,9 4,8 0,73 41,6 25,3 35,33 248,240

KATILIMLAR

49 0 AYŞENUR POLAT 12D 28 8 26,00 9 5 7,75 2 3 1,25 2 4 1,00 41 20 36,00 250,129 27 75 75 179 6598

50 0 İLAYDA ÇINAR  MD 28 5 26,75 10 4 9,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 39 12 36,00 249,797 23 76 76 180 6620

51 0 BERFİN KIRMACI 12D 23 13 19,75 9 5 7,75 7 3 6,25 2 1 1,75 41 22 35,50 248,940 28 77 77 182 6693

52 0 NEHİR PAPALAŞ  MD 26 13 22,75 12 4 11,00 2 1 1,75 40 18 35,50 248,536 24 79 79 184 6732

53 0 NUR ŞEKER 12D 20 20 15,00 16 4 15,00 4 6 2,50 4 6 2,50 44 36 35,00 247,807 29 80 80 187 6794

54 0 DİDEM SANCAK  MD 23 16 19,00 8 8 6,00 8 10 5,50 7 11 4,25 46 45 34,75 247,296 25 82 82 190 6832

55 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 20 16 16,00 13 6 11,50 7 6 5,50 2 1 1,75 42 29 34,75 246,852 30 84 84 195 6875

56 0 NEHİR JİBAR 12D 23 11 20,25 13 4 12,00 2 3 1,25 2 3 1,25 40 21 34,75 246,674 31 85 85 196 6886

57 0 AZRA ÇELİK  MD 23 15 19,25 16 4 15,00 1 2 0,50 40 21 34,75 246,447 26 86 86 197 6900

58 0 DİLAY VARDA  MD 25 12 22,00 9 7 7,25 6 2 5,50 40 21 34,75 246,312 27 87 87 200 6930

59 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 27 12 24,00 12 8 10,00 2 1 1,75 1 9 -1,25 42 30 34,50 245,300 32 88 88 202 7017

60 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 23 11 20,25 12 8 10,00 3 2 2,50 3 6 1,50 41 27 34,25 245,244 33 89 89 203 7021

61 0 ORHAN EFE  B ODUROLU12D 22 12 19,00 10 6 8,50 8 5 6,75 1 5 -0,25 41 28 34,00 244,128 34 91 91 206 7114

62 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 21 17 16,75 14 5 12,75 6 3 5,25 0 3 -0,75 41 28 34,00 244,103 28 92 92 207 7117

63 0 IŞILAY YENİAY 12D 26 8 24,00 11 2 10,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 39 20 34,00 244,009 35 93 93 208 7124

64 0 SAMET BARAN ÇAKMER12D 21 13 17,75 14 6 12,50 4 4 3,00 2 6 0,50 41 29 33,75 243,630 36 94 94 210 7149

65 0 MUHAMMET GÜNGÖR  MD 23 7 21,25 8 2 7,50 3 2 2,50 2 1 1,75 36 12 33,00 241,598 29 97 97 215 7316

66 14055 SENA ŞİRİN 12D 26 12 23,00 12 7 10,25 0 5 -1,25 2 5 0,75 40 29 32,75 240,645 37 99 99 220 7398

67 0 ELİFSU DANACI 12D 20 20 15,00 13 6 11,50 5 4 4,00 3 4 2,00 41 34 32,50 240,343 38 100 100 224 7440

68 0 BÜŞRA TURAN 12D 24 13 20,75 13 2 12,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 38 22 32,50 239,755 39 101 101 225 7482

69 0 ZEHRA İREM DURMAZ  MD 25 8 23,00 11 6 9,50 36 14 32,50 239,738 30 102 102 227 7487

70 0 ELİFSENA ÇERTÜRK 12D 26 13 22,75 11 4 10,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 38 23 32,25 238,850 40 103 103 230 7534

71 1236 ELİFNUR SAYDAN 12D 23 16 19,00 13 7 11,25 0 5 -1,25 4 5 2,75 40 33 31,75 238,244 41 105 105 232 7566

72 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 23 17 18,75 13 7 11,25 3 5 1,75 39 29 31,75 238,026 31 106 106 233 7581

73 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12D 27 10 24,50 8 11 5,25 3 5 1,75 2 7 0,25 40 33 31,75 237,526 42 109 109 236 7626

74 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 19 16 15,00 14 3 13,25 5 2 4,50 0 4 -1,00 38 25 31,75 237,500 43 110 110 237 7629

75 0 ŞEVVALSUKARAPİR  MD 20 14 16,50 14 4 13,00 2 4 1,00 2 4 1,00 38 26 31,50 237,186 32 111 111 239 7652

76 0 SUDE NAZ SELÇUK  MD 25 11 22,25 10 5 8,75 35 16 31,00 235,354 33 113 113 243 7801

77 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 20 13 16,75 12 3 11,25 4 8 2,00 2 5 0,75 38 29 30,75 234,912 34 115 115 246 7831

78 0 DOĞA SOYLU  MD 17 4 16,00 8 2 7,50 8 3 7,25 1 4 0,00 34 13 30,75 234,716 35 116 116 247 7853

79 0 ZEYNEPNAZ GÜL EN 12D 20 15 16,25 14 6 12,50 3 3 2,25 1 7 -0,75 38 31 30,25 233,138 44 117 117 251 7995

80 0 SUAVİ KORKMAZ 12D 23 12 20,00 10 1 9,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 35 19 30,25 232,987 45 118 118 252 8003

81 0 BERİL BAKIR  MD 22 14 18,50 11 5 9,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 36 26 29,50 230,930 36 122 122 261 8137

82 0 FEYZANUR ÇİFTGÜMÜŞ  MD 25 11 22,25 10 4 9,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 35 23 29,25 229,959 37 126 126 266 8229

83 0 NİSA GÜRLER 12D 23 12 20,00 8 5 6,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 34 23 28,25 227,826 46 127 127 268 8396

84 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 13 10 10,50 15 4 14,00 4 4 3,00 32 18 27,50 226,043 47 130 130 273 8533

85 0 BELİNAY NURBAŞ  MD 21 17 16,75 11 5 9,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 35 32 27,00 223,535 38 132 132 277 8725

86 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12D 18 9 15,75 7 3 6,25 4 1 3,75 29 13 25,75 220,078 48 133 133 282 8950

87 21122 DİLARA AK 12D 18 17 13,75 11 4 10,00 1 1 0,75 2 5 0,75 32 27 25,25 218,859 49 135 135 286 9040

88 0 GÜLFEM YAVAŞ 12D 19 18 14,50 13 5 11,75 1 7 -0,75 2 9 -0,25 35 39 25,25 218,643 50 136 136 287 9049

89 0 AZR ATUNCAY 12D 19 14 15,50 13 6 11,50 0 2 -0,50 1 9 -1,25 33 31 25,25 218,401 51 137 137 288 9074

90 0 ENES ŞERBETCİOĞLU 12D 17 17 12,75 9 9 6,75 5 2 4,50 2 7 0,25 33 35 24,25 215,803 52 138 138 292 9230

91 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 20 13 16,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 30 27 23,25 212,806 53 141 141 296 9426

92 0 MELİS ÇOBAN  MD 17 15 13,25 9 7 7,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 25 21,75 208,375 39 147 147 304 9708

93 0 ŞEYMA SUEDA SARA  MD 20 16 16,00 8 7 6,25 0 3 -0,75 28 26 21,50 207,474 40 148 148 306 9754

94 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 9 6 7,50 7 2 6,50 8 3 7,25 1 5 -0,25 25 16 21,00 206,270 54 150 150 309 9811

95 0 NEHİR YILMAZ  MD 16 14 12,50 7 6 5,50 2 0 2,00 1 1 0,75 26 21 20,75 205,665 41 151 151 310 9839

96 0 TAHA ÇOKSEVER  MD 18 4 17,00 4 4 3,00 22 8 20,00 204,123 42 152 152 312 9914
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 170 170 355 12186

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 13,4 17,45 11,4 4,5 10,22 10,2 4,8 9,01 3,7 5,0 2,41 46,0 27,8 39,09 256,340

Okul Ortalaması 22,5 12,6 19,35 11,9 4,6 10,75 5,3 3,3 4,50 1,9 4,8 0,73 41,6 25,3 35,33 248,240

KATILIMLAR

97 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 20 15 16,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 24 18 19,50 201,757 55 153 153 315 10034

98 0 İLKİM USLU 12D 17 20 12,00 10 9 7,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 28 37 18,75 199,736 56 155 155 318 10133

99 0 BEYZANUR TEKİN 12D 15 20 10,00 9 4 8,00 1 7 -0,75 3 9 0,75 28 40 18,00 197,691 57 157 157 320 10218

100 0 AYŞE NAZ ŞENOL  MD 19 13 15,75 5 9 2,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 26 34 17,50 195,792 43 159 159 324 10332

101 0 MERT DENİZ BALCI 12D 3 9 0,75 13 7 11,25 2 2 1,50 18 18 13,50 184,887 58 165 165 334 10806

102 0 MISRA ÖZTEMEL  MD 8 6 6,50 8 6 6,50 163,850 44 168 168 344 11417

103 0 ARDA KELEŞ  MD 6 15 2,25 3 4 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 10 20 5,00 159,501 45 170 170 349 11526
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ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

159,501 94,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ARDA KELEŞ 120 10 20 90 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 170 170 349 11526 % 94,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 15 19 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eb deb  a Be      cBbeCdAD  e     Eeae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız  a cCED eb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız      E                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 2 1 22

Paragrafın Konusu 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

290,969 28,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 21 59 3473 % 28,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcdCBCCEeABbcadBcBDBCbAcDADCCCCDCdDEbcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız deDCcDBAdbACEDBDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CBaE EAC A  B   AEA     B b E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  bdA  ad   e C b  cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

195,792 84,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ ŞENOL 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 159 159 324 10332 % 84,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız dAabaCba  a  ddBbBD CAAb ADCdCCDCCDEd B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız c DedD  Cdcece  EcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız b  E c   b d    dd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız D dcd  e   e e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 2 44

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

271,903 39,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 46 10 64 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 41 96 4815 % 39,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCBCC  ABDbadBDBDBbAAbDAbC CCDC DE  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBD  DB  bbCEDB EAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C     ACBA  B    E      c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 2 56

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

260,740 46,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYSİMA YOLCU 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 58 58 138 5706 % 46,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBCECAcBeeBDeCbBDBDBCAcDcbbCbbDCEDcbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEdbCEDe  BACaDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C  EBb d      B b A d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  eb A A B   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 5 44

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

246,447 56,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 86 86 197 6900 % 56,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCBCdba c deddDBDBCbAbDADbCCCDCbaECcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBeCdDBcCEACEDBDEACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C  c    a                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

276,807 36,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 35 85 4440 % 36,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECBbECABBcbcDbdCBDBDBCAADDADCCCcCEa aAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEBDCEDBcdBACEDC bED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CBaE E a      edAEA  a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız a a     e    b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

223,535 71,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BELİNAY NURBAŞ 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 132 132 277 8725 % 71,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eEbBeaa B dAdbACCBcBDBCbAcDbebCCDCEaBacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız ba  CEDBc eACEcC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CdBE b b d    e  d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız     b  ee   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

230,930 66,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BERİL BAKIR 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 122 122 261 8137 % 66,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEaBCEd aaBed  CCBbBDa AcDDADbdCDCEaeaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız b dDCEDccCe C  CEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız    BaE                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  ebc   eB   e   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

258,741 48,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 47 32 41 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 63 63 151 5869 % 48,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEaBabCbaBBedDbCCdcBDBbAAbDADCCCDCEDBacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cadDCEDBAdBACaDbEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  AC cE E        e  bA                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız aab  Cdee   e c  Ce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

247,296 56,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 46 45 29 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 82 82 190 6832 % 56,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBCaCCbeAdDcBABcBD bbADaADCdeCDCdeEdcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız d eCbDB aEA abdaEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 9 13 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CcB  cACB d B c AbA b  be   a    b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eCeACABdeceDdeA eca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

246,312 56,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLAY VARDA 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 87 87 200 6930 % 56,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECBadC B decb CCBDBDBbAADDADCCCDCEacacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız c   dbDBb BACcDCbAbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız e C  E E     B  B bE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

307,020 21,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 31 2568 % 21,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEbBC CAB eABbcCCBDBDBbAAbDADCdCDCEDaaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBeCbDe  BACbDCEbED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  AC BE EAC   Bc B Abd CD dc  E  AB Ee   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız BaCA  AeBe  e   b d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

234,716 64,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DOĞA SOYLU 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 116 116 247 7853 % 64,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız  E BC bABaee               ADCCCDCEDB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bE DCEDeA B      A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız c  BB  a C    d B A A     D  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   b    Ceba         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 0 56

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

287,456 30,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 63 3689 % 30,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız E dbBCCEBABbAaeBDBDBCAAeDADCCCbDCdDECeBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCEDB CEACaDBDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C      a         c   D  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız DCebae e   a C ea  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

288,999 29,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 58 34 28 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 22 61 3586 % 29,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCBCdEaABaABABbBDBCAADDAbCCCCDCdaEbBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız cdDCcD AdEACcaeaEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CdBE EAd    dcBBAEA  Dd B  E D    EC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız ebd   aeec e C e d d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

234,912 64,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 115 115 246 7831 % 64,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEeead AB Bc bdCCBDBDBCAAbDADaCb CEac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bEBDCEDB  BA   bEAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   Cddc E a   B  e     e      E   db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   C   cCe   e   b  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 3 44

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

258,806 48,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ERVASU DEMİREL 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 62 62 149 5860 % 48,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECBadbAaeBe DeCCdbBDBCA DDADCCCDeEDcbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız EEBDCEDB CBACbDbEAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C a  E b C        A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız         e           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 2 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

260,576 47,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 60 60 142 5727 % 47,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEaBbECAa B cDcCbdbBD CAAbDADCCbeCEDc cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDBA BACEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız              B  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  eb b ACe           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

261,756 46,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
FATMANUR KARAÇAY 120 43 12 65 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 56 56 133 5628 % 46,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECBC C B ac bbCCBDBDBbAAc ADCdCDdEDBdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDBAdB CEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız B C                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 2 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

229,959 67,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
FEYZANUR ÇİFTGÜMÜŞ 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 126 126 266 8229 % 67,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız  ECB  CAaaBe bbCbBDBDBCAAbDADaCCDCEaeaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız a    EDed BAaEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız      d          e         a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız a a    ee   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

272,236 39,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 37 37 92 4779 % 39,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBdECABBdeBDdCbBDBDBCAADDbDCCCDCEDBCde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDebDBb BACaDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C  c          B  a     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız aDbbA  Ce   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

251,553 53,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 73 73 173 6466 % 53,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECddEbABaadca CeBbBDdb AeDADCbCDCEaBdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEBDCEDBcCBACEDaaAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız B be EBEcb   B  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız deC    ec b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

249,797 54,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 39 12 69 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 76 76 180 6620 % 54,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCaCCEeAB  BbBDBDB AADDbDCC CDCC E  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdDCc  A b C eBDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C           d                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız ab                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

238,026 62,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 106 106 233 7581 % 62,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCBCebaAecbaedcBDBCAccDbDaCCCDdCDEaBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBeCcDebdEbCdDBDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız aC b  Bd    Ee  a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

269,709 40,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM BALIKÇI 120 49 26 45 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 44 44 102 4972 % 40,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcdCBCaE AaceBeBcBDabAADDADCCCCDCdaEacBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCbDBcCbcCEeeDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CB    cC    BB  Ac      B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eb A ABae  D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

329,191 13,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 65 8 47 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 19 1696 % 13,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDbEcBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız EEdDCEDBAaBACdeCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız      E E C   B CB  E  CDE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız    Ae   B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

263,689 44,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KÜBRA EFE 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 52 52 125 5477 % 44,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AabBaaC BB e abC BDBDBbAADaADCCCDCEDB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBeCEDBbCeACEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız a C eE E a      BcbE    bE      b b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   be   ee           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

208,375 79,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MELİS ÇOBAN 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 147 147 304 9708 % 79,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABaa C   ec d BD D bAAcaADCCbCDedaEbcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız cdeCcD   bbCEDeDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C           e    b      B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız              e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

163,850 93,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MISRA ÖZTEMEL 120 8 6 106 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 168 168 344 11417 % 93,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EdBaBCdb    A  BeBD  b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

241,598 60,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUHAMMET GÜNGÖR 120 36 12 72 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 97 97 215 7316 % 60,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız E BaBC     be eBDBDBCAAbDA CCCCDCCaEa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız   DC DB      DeaEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C    E          bb      B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız        e     C C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 1 67

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

254,928 50,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 67 67 164 6195 % 50,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEbBCab B Bd cbCCBbBDBCAADDdDCdCcCEaBCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bEdDCEDBcdeACEDCEAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C  E  A B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  eb    e    e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

248,536 55,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR PAPALAŞ 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 79 79 184 6732 % 55,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEadC CABededDcCedDBDBCAADaADCCCDCEaBaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız  a DCbDB aBACaDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C  E b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

279,974 34,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 50 15 55 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 30 30 77 4198 % 34,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECBCdC aBBeBDbCCBDdDBbAAD ADCCCDCED CAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cE DCdDBeaBAed C AE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız B C  E   C   B  B AEA                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   a    Ce           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 1 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

205,665 80,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YILMAZ 120 26 21 73 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 151 151 310 9839 % 80,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eEaB bC ae  d eCeaDBDB AAb eDbaCDCEa   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bEdeCE e d    DC AEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  A              B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız        eB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 2 44

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

244,103 58,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 92 92 207 7117 % 58,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCaCd  AdadaedcBDBCAADDbeCCbCDdbaEdBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdDCcDBACEAbaDeDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CBaE  Ab      B  c      B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  a     e     e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

261,753 46,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 57 134 5629 % 46,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeB B CaBABc aeBcBDBCAAbDADabCCDCCaECBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EcDdcD bCEACaDdDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C           B    E      B        E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız e A    c     e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

237,186 62,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEVVALSUKARAPİR 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 111 111 239 7652 % 62,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEbBd CdB cb   CbBDBDBCAAcDAebCCDeEa Cbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız EEdDCED daeACEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C             d     ee  a       E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   ece  CB e         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 3 56

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

207,474 80,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SUEDA SARA 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 148 148 306 9754 % 80,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBCdCddeAeDdebdb DeCAc aADCCCCDdCaE  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBeCd  cC AbEbeaE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  b     e     e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 2 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

235,354 64,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 35 16 69 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 113 113 243 7801 % 64,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBC bAa BeB eCCBDBD bAccDADCCCDdEDBacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bEdDCEDebCB    C AdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

277,016 36,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SÜMEYYE KIŞLALI 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 34 83 4429 % 36,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECBCbCABdaddbeCeBDBDBbbADaADCCCDdEDaCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCbDBA eACaaC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CcBE EAeB  B  B AbA C   D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız aeC    ee          c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

204,123 81,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 22 8 90 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 152 152 312 9914 % 81,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CBBE E CeA  B  cAEAD D  e  E D A  EC d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  Ceb  aB     C   e B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

254,856 50,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 68 68 165 6199 % 50,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECBdaC BBadccACCdDBDBbAAbDADCdCDeEacaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız c dDCEDeA eACEDacAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C cE E d      B AE  CaEc              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   b    ee   e   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

265,304 43,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 49 119 5357 % 43,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız dECBCdCbd edBDbCCBDBDBbAADDADbCCbdEa  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEdDCEDBcdBACEDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CecE d Cd  B CB  c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız aeC   dee         d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 0 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

239,738 61,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ZEHRA İREM DURMAZ 120 36 14 70 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 102 102 227 7487 % 61,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCBCC a      BDBDBCAADDAbCCCecCdDEecBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız aBeC DB dacCcDBDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

206,270 80,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AFRA NUR GÖKALP 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 150 150 309 9811 % 80,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız  EC ac  B ae DdCCBbBD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız      EDBcd     CEAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız B CB E E C      B A c d  c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız Bab    ee   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 1 0 11

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

245,244 57,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET KAAN SESLİ 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 89 89 203 7021 % 57,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EAdaBdbb     aABDBDBCAADDAbbCCCDCCbEaBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdeCcDaAaEACdDBcEACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız Ce E E e                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eaAA  aB     e    ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

246,852 56,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 84 84 195 6875 % 56,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECdadb B ed  dCCBcBDBCAADDAeCdbDCEacdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız caBDCEDBd BAdEDCbAEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   a BEc  C   c  B AEA  a ce             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  eCA                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

267,014 42,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 50 33 37 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 47 47 112 5194 % 42,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCBbbdeA D aeBbBDBbAcDDADCCCCDCCDEdBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCbDBAdEcCEDdcEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C    c C    B a Ac   bdCe   dD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız aC eCe B   e ee edc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

268,748 41,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 45 45 105 5050 % 41,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEaBCaC aaaeBDACCdDBDBCAADDADCC DdEaaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDBAdeACEDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C    Ec    B  B Aa      D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız    c   ee   c  db   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 1 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

260,669 46,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ASYA ŞENGÖR 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 59 59 140 5713 % 46,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eEbBdECABda Bc CCdDBDBbAADDADCCCDCEDaeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız  EBeC DB CBACEDCbAEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız e C d  d C      B ec  Cad               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  e      ea  e    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

287,317 30,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 25 64 3700 % 30,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECBC CABeeeBDbCCBbBDBCAADDADCdCDCEaabAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDBAdeA EDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C     AC   B  e AbA                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız a b    Ce           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

250,129 54,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞENUR POLAT 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 75 75 179 6598 % 54,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECB ECABdeAeDeCeBDBD CAADDADda DCEDB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız ca  Cb  b aACEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız        E a      e  E  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   C A  ed b e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 0 89

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

218,401 74,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AZR ATUNCAY 120 33 31 56 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 137 137 288 9074 % 74,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız bcdaBbebBd   cABbBDB A cDADCCCbDCCaE  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EcDCaD dCEACceBDEACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız             d  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eeA   ae   e e  ace 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 3 44

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

265,367 43,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE PALABIYIK 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 48 48 118 5349 % 43,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBCdCABdd BbeCCBbBaBbAADDbDCCCDCEacCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDBddBbCEDCEAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CBeE bA d B  ae         b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız BDb  adeed e    e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

245,300 57,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 42 30 48 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 88 88 202 7017 % 57,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EbBaBCacBA DbBAdDBDBbbAccADbCCCDCCDECcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCcDBddEACcedaEACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız Ce     C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız c dbad e D e e  e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

248,940 54,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BERFİN KIRMACI 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 77 77 182 6693 % 54,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız bECBC CAa edBce CBbBDBCAA DAbbeCDdEDBecB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız c    EDdbdB CcDCEAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  dC  E E d   B  B Ab      D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   b    CB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 1 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

197,691 83,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BEYZANUR TEKİN 120 28 40 52 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 157 157 320 10218 % 83,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız bcBaabdbc  D   BDBDBbAbcDADbCbCDdbeEbcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDC D c EA E dabA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız bcdcc                              Cc c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eadea  BeDeeEe      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 5 44

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

239,755 61,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BÜŞRA TURAN 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 101 101 225 7482 % 61,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCBCC Bd bcBeBDBDcCAAeDADbCbCDCdaE cBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız E DCcD   EACED DEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız bac   A  c  c           d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

293,430 27,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DEFNE ÇETİNKAYA 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 19 19 54 3308 % 27,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEadCECABeBdeecCCBDBDBbAAcDADCCCDCEDB cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEdDCEDBcdBACEDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CdBE EAC   B  eabbA C EaD      d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız aeb A  Ceb  b   C e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

314,755 18,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ GÜLER 120 62 16 42 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 26 2227 % 18,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBbBCabBABD B BDBDBCAA DADCCC DedDECcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCcDBACEACEDBDEAa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız bBBE EACBA  B   AEA C   B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eC b Aae   a C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 2 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

267,956 41,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DERİN TUĞA 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 46 46 108 5114 % 41,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABaBCdc A  cebBDBDBCAcbDADCC CDCdaEbcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdDCcDe CEACcDBbEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C BE  AadA  B   Ab     aB  E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız   c    edcAeEeA     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

218,859 74,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  21122
DİLARA AK 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 135 135 286 9040 % 74,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBaa dad d caABDBD bAeD AcbCCCDCaDEaaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EeDCcDeACEA     EACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C                       e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız DCb   ae   e e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 3 56

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

257,441 48,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EBRAR TOPRAK 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 65 65 155 5960 % 48,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBCBCaae   ceABDBDdbAADDADCCbCDCCaEeaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız E DC D   EACa  aEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız bBBE E C        Ab  Ca  B   cD  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eabA   e   a C    c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

278,476 35,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EBRAR YILMAZ 120 49 13 58 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 31 31 80 4301 % 35,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECc ECABaBdB  CCBDBDBbAADDADCCeDCEDBdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEBDCEDBAdeACEDC AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız                                 AdbE Db 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

251,370 53,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EKİN ÖLÇEN 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 74 74 175 6486 % 53,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBCBCC  Acb addDBDBCAAD ceCCCCDCCDEadBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız   DCbDB  b CcDeDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C    E Ca        aA     B   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 2 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

274,947 37,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 52 30 38 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 36 36 87 4589 % 37,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCBbCEaABDeBcBDBDBbAcDDADCCCCDCCDEbcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCdDdAdEdCEeBaEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C aE cA   b c    ac     B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  acA e B aee e bCe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

271,956 39,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 40 40 95 4809 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız  EaBdbbABBeeBbbdCBbBDBCAADD DCCCDCEaBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız  EBDCEDB CBAbED  AED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C dE   C      e A               E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

238,244 62,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  1236
ELİFNUR SAYDAN 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 105 105 232 7566 % 62,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEecaECABaBc DbCCBbBDBbAADDccCCCDdEaaaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEdDCbDBbddACEDCEAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız          b   d    ec     c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız B aAc  ee D D    a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

238,850 61,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİFSENA ÇERTÜRK 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 103 103 230 7534 % 61,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBCaCCEa BccdcBDeDBbdADDbDCCCCDCdDECBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız a   cDeA bACEDBDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız Cca                          a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  a     e     e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

240,343 61,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİFSU DANACI 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 100 100 224 7440 % 61,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız dEaBdbCcaacedacCCdDBDBbAAbDADCbCDCEaaacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEaDCEDB aBdCaDCcAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C  E d e      B bE     a     D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  eC bC Ce   a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

299,088 24,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 60 29 31 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 12 38 2987 % 24,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcdCBCddBABaedeBbBDdCAADDdDaCCecCdaEdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdDCcDB dEACaDBDdACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CBBEBEACB   B BBAEA CDc B DEED c  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız Da b       e e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

302,204 23,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMRE HAN GÜLMEZ 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 10 34 2815 % 23,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECBCaCABBeeBDcCCBDBDBCAAaDADCCCaCEaedcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDeAdBACEDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  bCcaEBEACB  B  e AEA  b aD c   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız B       B c c     d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

215,803 75,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ENES ŞERBETCİOĞLU 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 138 138 292 9230 % 75,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBCc da  aDccABbBDBbA babeCbeaDCdDECB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız bBeCaDBbdbACa  cEACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C  E   C         E  C   e   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eCb   de   e C    bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 1 5 11

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

252,877 52,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ESLEM ŞİMŞİR 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 71 71 171 6373 % 52,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCcbadBb ccceBbBDBCAcDDADCCCbD dDEd BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız aaeC DaA EACaDBDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C  E E C         bd Ca  B    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  b b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 2 67

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

257,937 48,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 64 64 154 5930 % 48,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBadCABBBceDdCe cBDBCAcDaAbCbCDCEeadAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cE eCED A dACEDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız a C  E  A       e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız BeCbce CB   e      c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

218,643 74,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
GÜLFEM YAVAŞ 120 35 39 46 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 136 136 287 9049 % 74,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcBeceda  BD aeecBDBbAADaADCCCCDdaDEaadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız baeC DBd EACEDBDEACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C c    a    d d ed           c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız e c C ae c e e b c B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

271,586 39,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 43 43 99 4840 % 39,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEbBCaCABaBeBDbCeBcBDBbAAb cbCCbDCEaBCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız  EBDCcDec BcCEDCEAEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız B b BE  Ab   B  B  E     a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız BeCcAC CeCc e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 4 44

Paragrafın Konusu 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

261,867 46,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
HİCRAN GÜNDÜZALP 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 55 55 132 5621 % 46,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EdBCBCCdBbdcceeBDBDBCAAcDADCCCCDdCaEbBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdeCbDeAdEACEDBcEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C        A  B   bc      B    b  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  C           e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

237,500 62,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İBRAHİM UTKU ERDEĞER 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 110 110 237 7629 % 62,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcdCabbb     dcBbBDBbbADcbDCCCCDCCaECaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız E DCcDaAaEACEDB EAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CdaE   C    B                    E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eb    ae            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

199,736 83,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKİM USLU 120 28 37 55 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 155 155 318 10133 % 83,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEadebCca ad  bCCdDBDBCbAeaADbabDebaaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız aEccCEDec eAedDCbAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  c   d d b   d                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   C    ee   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 4 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

244,009 58,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 93 93 208 7124 % 58,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEaB dCAB e  cdCCBDBDBCAADDADbCbDCED  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEBDCEDBA e   DC A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız B a  c    c               c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  aCd   e da e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

272,013 39,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
KORAY VATANSEVER 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 39 39 94 4803 % 39,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCBCe cABDcebcDBDBCAADDADCCCCDddDEaBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDdcDB  EbCEDBDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CdBE d C                          a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız    eaAa b A      ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

237,526 62,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MELİKE NAS KAYMAZ 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 109 109 236 7626 % 62,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBCb cB Be DbCCBDBDBCeADDADbCCDCEaaeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEdeCEcecdedbEDC AEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  Ab eE       c  B    c            c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız Baa    ecd  e B b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

184,887 88,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 18 18 84 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 165 165 334 10806 % 88,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cEbB be a de      cB  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız aEBDCEDBAdeAbdbCbAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  D     Cd   e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 0 0 0

Paragrafın Konusu 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

286,728 30,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 27 66 3746 % 30,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EccCBCdEabBbbBedDBDBCAADDADCCCCDCCeEd BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCdDBcCEACaDB E CE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CBaE EACe a B a bEA     B   a    c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız cbbACbBd ade    e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 0 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

246,674 56,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEHİR JİBAR 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 85 85 196 6886 % 56,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EeBaabC aA Dca BDBDaCAAb ADCC CDCbDE BBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDC DBb Ecb DeDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C      b    d    a      B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız eC    Be     e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 2 67

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

280,885 33,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NFVA YERLİYURT 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 29 29 76 4135 % 33,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız E daBCddBABDcBeBbBDBbAADDAbCCCCDdbDEd BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDC DBAdEACEDBcEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız C eE EACaA  B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız a          e   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 0 89

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

227,826 68,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA GÜRLER 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 127 127 268 8396 % 68,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECBdaCAB BecDACCBcBDBbbAbD Db CDCEac  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız c    bD  aaACa CEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   b a           e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız  aC    eB   b   C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 2 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

295,863 26,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 17 49 3180 % 26,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EedCBCCdBABDba BDBDBbbADDADCCCCDCCDECBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCbDdAdabCEDBaEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız CBBE EAdd   BB  baA  D aB  E D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  b     e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 1 89

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

247,807 55,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 44 36 40 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 80 80 187 6794 % 55,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EdBaaCdbdAeDbddBcBDBCAcbDbDCaCCDdbDEaaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCcDBACbACEDdDEACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız   ad  Ab    d           B DEab          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız ae A Aae D a C e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 3 6 33

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

244,128 58,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN EFE  B ODUROLU 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 91 91 206 7114 % 58,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız  EacedC B a BDbdCBDBDBCAAcDADCdbDdE  dAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bEBeCEDe dB CcDCcA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız  AC c  E C      e AEc  cE D     c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız   b  a  e       eaB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 0 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 5 3 56

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

243,630 58,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SAMET BARAN ÇAKMER 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 94 94 210 7149 % 58,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCa b a cbb eBcBDB AADDADCCbbD CaEddBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız aaDCcDBAdEACEDBaEACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız    E E C    d   b     d B       d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız Dbccb  e   e C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

278,008 35,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 32 32 81 4336 % 35,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eEbBadCdBedcBDeCCdcBDBCAADDADCCCDCED dcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız bE DC DBbaeACEDbEAEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız d CBBEBE C   B  B Ab  C d D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız a a   ACe        a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

240,645 60,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  14055
SENA ŞİRİN 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 99 99 220 7398 % 60,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EABCBCaa beecB BbBDBCAADDbDCCbCDCCaECcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EdDCcDBcdEACaDdcEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız b  c de          c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  b    aB   e e bC   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 2 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 3 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

226,043 70,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ŞEVVAL TORAMAN 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 130 130 273 8533 % 70,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBadC aecd  dCCBDBDBbd DD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCEDBd eACEDCEAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız BeCbbe CB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 3 0 33

Paragrafın Konusu 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

232,987 65,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUAVİ KORKMAZ 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 118 118 252 8003 % 65,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EedbBCdb    bd dcBDBCAADaADCCCCDCCDEaBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız a    D   E CEDBDEAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız d  E   bB                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız  ae    e   e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

201,757 82,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUDENAZ AKGÜN 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 153 153 315 10034 % 82,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız acdaa CbeA D ceBbBD CAcDDbDCCdCDeCDEe BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız     aD ACE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız             d      a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 2 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 6 2 67

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

310,837 19,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TÜRKÜ MERGEN 120 63 25 32 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 8 30 2383 % 19,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız cECBdECABBaeBbbCedDBDBCAADDADCCCDCEa dAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız dEBDCEDBACBACEDCEAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız e CBaE EACa  B  B AEA    aD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız BcbbACded a*e    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 8 0 89

Paragrafın Konusu 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

220,078 73,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR GÖKTAŞ 120 29 13 78 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 133 133 282 8950 % 73,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız eECda   B e   edCBbBD bAcDD DC  DCEDB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCED  ee      A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   C  E   a   B  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 2 44

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

296,688 25,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 58 24 38 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 16 46 3126 % 25,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A EABCBCCEBABDABABDBDBCAADDADCCCCDCCDECBBA

Cevaplarınız EcdCBCCdBABbbadBDBDBbAADDADCCCCDCCaEaaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EBDCEDBACEACEDBDEACEDBDCA

Cevaplarınız EBDCdDBACEACEDBDEACE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBBEBEACBACBBBBBAEADCDECBADEEDDABEECDEBC

Cevaplarınız bB EBE be   B   AEA  D  B   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCAACABBCDADECACCBDB

Cevaplarınız cCb  d eb  e    e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 1 1 50

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 2 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

233,138 65,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEPNAZ GÜL EN 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 117 117 251 7995 % 65,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AEaBa C acB cadCCBDBD bAADDADbbCaeEa ecB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız baBDCEDBAaeAbED     AbBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız   CdeE  cC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız B a b eed   e   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 7 1 78

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

212,806 77,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZÜLEYHA KAPUCU 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 141 141 296 9426 % 77,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 58 170 170 355 12186

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AECBCECABBBABDACCBDBDBCAADDADCCCDCEDBCAB

Cevaplarınız AECdd C a B   cCCdbcDBCAA DADCdeDCEDaace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EEBDCEDBACBACEDCEAEDADBDC

Cevaplarınız cEBDCbDeAdec cebcAED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BACBBEBEACBCBBBCBBAEADCDEEDADECDABEECDEB

Cevaplarınız          a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCAACACBCDADEBACCBD

Cevaplarınız ae     eB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar 2 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 9 4 4 44

Paragrafın Konusu 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme E

2

%1,96

3

%2,94
 

1

%0,98

96

%94,12
  

Doğru (%94,12)

Yanlış (%5,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Sözcükte Anlam A

29

%28,43

2

%1,96

35

%34,31

5

%4,90

23

%22,55

8

%7,84
 

Doğru (%28,43)

Yanlış (%63,73)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

1

%0,98

75

%73,53

4

%3,92

20

%19,61

1

%0,98

1

%0,98
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%25,49)

Boş (%0,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Sözcükte Anlam C

26

%25,49

13

%12,75

57

%55,88
 

3

%2,94

3

%2,94
 

Doğru (%55,88)

Yanlış (%41,18)

Boş (%2,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri B

30

%29,41

66

%64,71

4

%3,92

2

%1,96
   

Doğru (%64,71)

Yanlış (%35,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 İki Cümleyi Birleştirme C

1

%0,98

14

%13,73

72

%70,59

2

%1,96

2

%1,96

11

%10,78
 

Doğru (%70,59)

Yanlış (%18,63)

Boş (%10,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

19

%18,63

7

%6,86

37

%36,27

25

%24,51

7

%6,86

7

%6,86
 

Doğru (%36,27)

Yanlış (%56,86)

Boş (%6,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yapısı Bakımından Sözcükler E

15

%14,71

21

%20,59

3

%2,94

20

%19,61

21

%20,59

22

%21,57
 

Doğru (%20,59)

Yanlış (%57,84)

Boş (%21,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 İsim Tamlamaları B

18

%17,65

24

%23,53

3

%2,94

6

%5,88

14

%13,73

37

%36,27
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%40,20)

Boş (%36,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar A

54

%52,94

6

%5,88

3

%2,94

4

%3,92
 

35

%34,31
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%12,75)

Boş (%34,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Ses Bilgisi - Karma B

3

%2,94

35

%34,31

10

%9,80

11

%10,78

8

%7,84

35

%34,31
 

Doğru (%34,31)

Yanlış (%31,37)

Boş (%34,31)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Ses Bilgisi Kurallarına Aykırı Yazımlar D

7

%6,86

18

%17,65

12

%11,76

38

%37,25

2

%1,96

25

%24,51
 

Doğru (%37,25)

Yanlış (%38,24)

Boş (%24,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Yazım Kuralları - Karma A

8

%7,84

25

%24,51

21

%20,59

11

%10,78

14

%13,73

23

%22,55
 

Doğru (%7,84)

Yanlış (%69,61)

Boş (%22,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Noktalama İşaretleri - Karma B

24

%23,53

31

%30,39

8

%7,84

14

%13,73

18

%17,65

7

%6,86
 

Doğru (%30,39)

Yanlış (%62,75)

Boş (%6,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Noktalama İşaretleri - Karma A

12

%11,76

6

%5,88

8

%7,84

18

%17,65

40

%39,22

18

%17,65
 

Doğru (%11,76)

Yanlış (%70,59)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Düşünceyi Geliştirme Yolları B

1

%0,98

75

%73,53

1

%0,98

20

%19,61

1

%0,98

4

%3,92
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%22,55)

Boş (%3,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma D  

25

%24,51

19

%18,63

56

%54,90

1

%0,98

1

%0,98
 

Doğru (%54,90)

Yanlış (%44,12)

Boş (%0,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

96

%94,12

1

%0,98

1

%0,98

1

%0,98

3

%2,94
 

Doğru (%94,12)

Yanlış (%2,94)

Boş (%2,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

1

%0,98

1

%0,98
 

98

%96,08
 

2

%1,96
 

Doğru (%96,08)

Yanlış (%1,96)

Boş (%1,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

3

%2,94

79

%77,45

1

%0,98

3

%2,94

2

%1,96

14

%13,73
 

Doğru (%77,45)

Yanlış (%8,82)

Boş (%13,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme C  

40

%39,22

54

%52,94
  

8

%7,84
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%39,22)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

83

%81,37

11

%10,78
 

3

%2,94

1

%0,98

4

%3,92
 

Doğru (%81,37)

Yanlış (%14,71)

Boş (%3,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

79

%77,45

1

%0,98

13

%12,75
 

1

%0,98

8

%7,84
 

Doğru (%77,45)

Yanlış (%14,71)

Boş (%7,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

1

%0,98

19

%18,63

13

%12,75

57

%55,88

4

%3,92

8

%7,84
 

Doğru (%55,88)

Yanlış (%36,27)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

11

%10,78
 

3

%2,94

75

%73,53
 

13

%12,75
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%13,73)

Boş (%12,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

75

%73,53

13

%12,75

3

%2,94

2

%1,96

1

%0,98

8

%7,84
 

Doğru (%73,53)

Yanlış (%18,63)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Paragrafın Konusu D  

9

%8,82

2

%1,96

79

%77,45

7

%6,86

5

%4,90
 

Doğru (%77,45)

Yanlış (%17,65)

Boş (%4,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Paragrafın Yorumlanması C

5

%4,90

17

%16,67

74

%72,55

1

%0,98
 

5

%4,90
 

Doğru (%72,55)

Yanlış (%22,55)

Boş (%4,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-16 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%0,98

2

%1,96

87

%85,29

6

%5,88
 

6

%5,88
 

Doğru (%85,29)

Yanlış (%8,82)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-17 Paragrafın Konusu C  

12

%11,76

71

%69,61

1

%0,98

10

%9,80

8

%7,84
 

Doğru (%69,61)

Yanlış (%22,55)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%0,98

12

%11,76

76

%74,51
 

4

%3,92

9

%8,82
 

Doğru (%74,51)

Yanlış (%16,67)

Boş (%8,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafın Yorumlanması D

2

%1,96

1

%0,98

4

%3,92

88

%86,27

1

%0,98

6

%5,88
 

Doğru (%86,27)

Yanlış (%7,84)

Boş (%5,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafın Yorumlanması C  

1

%0,98

69

%67,65

17

%16,67

8

%7,84

7

%6,86
 

Doğru (%67,65)

Yanlış (%25,49)

Boş (%6,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

5

%4,90

11

%10,78

53

%51,96

24

%23,53

1

%0,98

8

%7,84
 

Doğru (%51,96)

Yanlış (%40,20)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

45

%44,12

1

%0,98

1

%0,98

44

%43,14

5

%4,90

6

%5,88
 

Doğru (%43,14)

Yanlış (%50,98)

Boş (%5,88)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%0,98
  

97

%95,10

4

%3,92
 

Doğru (%95,10)

Yanlış (%0,98)

Boş (%3,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

24

%23,53

10

%9,80

21

%20,59

18

%17,65

8

%7,84

21

%20,59
 

Doğru (%20,59)

Yanlış (%58,82)

Boş (%20,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Bir
Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

18

%17,65

32

%31,37

22

%21,57

2

%1,96

4

%3,92

24

%23,53
 

Doğru (%31,37)

Yanlış (%45,10)

Boş (%23,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Bir
Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B  

86

%84,31
 

6

%5,88

2

%1,96

8

%7,84
 

Doğru (%84,31)

Yanlış (%7,84)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

39

%38,24

1

%0,98

38

%37,25

9

%8,82

1

%0,98

14

%13,73
 

Doğru (%38,24)

Yanlış (%48,04)

Boş (%13,73)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Boylardan Devlete E

12

%11,88

2

%1,98

3

%2,97

2

%1,98

72

%71,29

10

%9,90
 

Doğru (%71,29)

Yanlış (%18,81)

Boş (%9,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Anadolu’nun Türkleşmesi B

4

%3,96

47

%46,53

3

%2,97

22

%21,78

2

%1,98

23

%22,77
 

Doğru (%46,53)

Yanlış (%30,69)

Boş (%22,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Gücünün Zirvesinde Osmanlı D  

1

%0,99

2

%1,98

70

%69,31

18

%17,82

10

%9,90
 

Doğru (%69,31)

Yanlış (%20,79)

Boş (%9,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) C   

88

%87,13

3

%2,97

2

%1,98

8

%7,92
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%4,95)

Boş (%7,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI E

6

%5,94

16

%15,84

46

%45,54

13

%12,87

4

%3,96

16

%15,84
 

Doğru (%3,96)

Yanlış (%80,20)

Boş (%15,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve
Enlem Etkisi D   

1

%0,99

96

%95,05
 

4

%3,96
 

Doğru (%95,05)

Yanlış (%0,99)

Boş (%3,96)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Dünyada Topraklar B

3

%2,97

58

%57,43

1

%0,99

3

%2,97

18

%17,82

18

%17,82
 

Doğru (%57,43)

Yanlış (%24,75)

Boş (%17,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Nüfusun Özellikleri ve Önemi A

36

%35,64

12

%11,88

17

%16,83

8

%7,92

2

%1,98

26

%25,74
 

Doğru (%35,64)

Yanlış (%38,61)

Boş (%25,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Bölge ve Bölge Türleri C

11

%10,89

1

%0,99

23

%22,77

33

%32,67

1

%0,99

32

%31,68
 

Doğru (%22,77)

Yanlış (%45,54)

Boş (%31,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları E

2

%1,98

18

%17,82

1

%0,99

2

%1,98

74

%73,27

4

%3,96
 

Doğru (%73,27)

Yanlış (%22,77)

Boş (%3,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefenin Anlamı A

69

%68,32

6

%5,94

7

%6,93

3

%2,97
 

16

%15,84
 

Doğru (%68,32)

Yanlış (%15,84)

Boş (%15,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Varlık Felsefesi C

1

%0,99

7

%6,93

74

%73,27

1

%0,99

3

%2,97

15

%14,85
 

Doğru (%73,27)

Yanlış (%11,88)

Boş (%14,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

17

%16,83

2

%1,98

11

%10,89

6

%5,94

51

%50,50

14

%13,86
 

Doğru (%50,50)

Yanlış (%35,64)

Boş (%13,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Ahlak Felsefesi D

2

%1,98

3

%2,97

1

%0,99

73

%72,28

8

%7,92

14

%13,86
 

Doğru (%72,28)

Yanlış (%13,86)

Boş (%13,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Siyaset Felsefesi B

2

%1,98

54

%53,47
 

9

%8,91

27

%26,73

9

%8,91
 

Doğru (%53,47)

Yanlış (%37,62)

Boş (%8,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Bilgi ve İnanç D

15

%14,85

1

%0,99

11

%10,89

57

%56,44

1

%0,99

16

%15,84
 

Doğru (%56,44)

Yanlış (%27,72)

Boş (%15,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Allah İnsan İlişkisi E  

2

%1,98
 

2

%1,98

90

%89,11

7

%6,93
 

Doğru (%89,11)

Yanlış (%3,96)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam ve İbadet A

93

%92,08

2

%1,98

1

%0,99
  

5

%4,95
 

Doğru (%92,08)

Yanlış (%2,97)

Boş (%4,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Din ve Hayat C

3

%2,97

5

%4,95

86

%85,15
  

7

%6,93
 

Doğru (%85,15)

Yanlış (%7,92)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Hz. Muhammed ve Gençlik E

3

%2,97

10

%9,90

7

%6,93
 

37

%36,63

44

%43,56
 

Doğru (%36,63)

Yanlış (%19,80)

Boş (%43,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Varlık Felsefesi D  

1

%0,99
   

100

%99,01
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,99)

Boş (%99,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Din Felsefesi B  

1

%0,99
   

100

%99,01
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D    

1

%0,99
 

100

%99,01
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Sanat Felsefesi C   

1

%0,99
  

100

%99,01
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri A

1

%0,99
    

100

%99,01
 

Doğru (%0,99)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,01)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

2

%2,08

11

%11,46

66

%68,75

1

%1,04
 

16

%16,67
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%14,58)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Bölme Kuralları B

1

%1,04

17

%17,71

5

%5,21

7

%7,29

4

%4,17

62

%64,58
 

Doğru (%17,71)

Yanlış (%17,71)

Boş (%64,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler B

13

%13,54

17

%17,71

6

%6,25

4

%4,17

5

%5,21

51

%53,13
 

Doğru (%17,71)

Yanlış (%29,17)

Boş (%53,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Rasyonel Sayılarda Sıralama E   

6

%6,25

3

%3,13

53

%55,21

34

%35,42
 

Doğru (%55,21)

Yanlış (%9,38)

Boş (%35,42)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Tek ve Çift Sayılar B  

6

%6,25

2

%2,08
  

88

%91,67
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%2,08)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 EBOB-EKOK E

1

%1,04

4

%4,17

4

%4,17

6

%6,25

35

%36,46

46

%47,92
 

Doğru (%36,46)

Yanlış (%15,63)

Boş (%47,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Asal Çarpanlara Ayırma A

24

%25,00
 

4

%4,17
 

1

%1,04

67

%69,79
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%5,21)

Boş (%69,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Rasyonel Sayılarda Sıralama C

9

%9,38

11

%11,46

34

%35,42

5

%5,21

3

%3,13

34

%35,42
 

Doğru (%35,42)

Yanlış (%29,17)

Boş (%35,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-1 Bölünebilme Kuralları B

5

%5,21

11

%11,46

1

%1,04

3

%3,13

6

%6,25

70

%72,92
 

Doğru (%11,46)

Yanlış (%15,63)

Boş (%72,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-2 Ardışık Sayılar A

12

%12,50

2

%2,08

2

%2,08

1

%1,04
 

79

%82,29
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%5,21)

Boş (%82,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Üslü ifadeler C

1

%1,04

1

%1,04

1

%1,04

2

%2,08
 

91

%94,79
 

Doğru (%1,04)

Yanlış (%4,17)

Boş (%94,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Mutlak Değerli Denklemler B  

1

%1,04
 

1

%1,04
 

94

%97,92
 

Doğru (%1,04)

Yanlış (%1,04)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Faktöriyel Kavramı B  

34

%35,42

4

%4,17

10

%10,42

1

%1,04

47

%48,96
 

Doğru (%35,42)

Yanlış (%15,63)

Boş (%48,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Köklü ifadeler B  

2

%2,08

2

%2,08

1

%1,04
 

91

%94,79
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%3,13)

Boş (%94,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Oran ve Orantı B

3

%3,13

6

%6,25

2

%2,08

3

%3,13
 

82

%85,42
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%8,33)

Boş (%85,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Sayı Problemleri B

1

%1,04

2

%2,08

2

%2,08

2

%2,08
 

89

%92,71
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%5,21)

Boş (%92,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

27

%28,13

10

%10,42
 

1

%1,04

3

%3,13

55

%57,29
 

Doğru (%28,13)

Yanlış (%14,58)

Boş (%57,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Sayı Problemleri E

6

%6,25

13

%13,54

9

%9,38

3

%3,13

23

%23,96

42

%43,75
 

Doğru (%23,96)

Yanlış (%32,29)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Yaş Problemleri A

22

%22,92
 

3

%3,13

2

%2,08
 

69

%71,88
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%5,21)

Boş (%71,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

1

%1,04
 

1

%1,04

1

%1,04
 

93

%96,88
 

Doğru (%1,04)

Yanlış (%2,08)

Boş (%96,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 İşçi Problemleri C  

2

%2,08

12

%12,50

2

%2,08

2

%2,08

78

%81,25
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

6

%6,25

2

%2,08

1

%1,04

8

%8,33

1

%1,04

78

%81,25
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%10,42)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Hareket Problemleri E  

1

%1,04

1

%1,04

5

%5,21

4

%4,17

85

%88,54
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%7,29)

Boş (%88,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

3

%3,13

1

%1,04

3

%3,13
  

89

%92,71
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%4,17)

Boş (%92,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-17 Rutin Olmayan Problemler B  

47

%48,96

1

%1,04

2

%2,08

19

%19,79

27

%28,13
 

Doğru (%48,96)

Yanlış (%22,92)

Boş (%28,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler A      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Tekrarlı Permütasyon D  

1

%1,04

1

%1,04

2

%2,08
 

92

%95,83
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%2,08)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi E     

9

%9,38

87

%90,63
 

Doğru (%9,38)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları E

10

%10,42

1

%1,04

6

%6,25

2

%2,08

3

%3,13

74

%77,08
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%19,79)

Boş (%77,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi D

3

%3,13

3

%3,13

3

%3,13

16

%16,67

1

%1,04

70

%72,92
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%10,42)

Boş (%72,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Açılar D    

1

%1,04
 

95

%98,96
 

Doğru (%1,04)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri A

3

%3,13

1

%1,04

3

%3,13
  

89

%92,71
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%4,17)

Boş (%92,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Üçgenlerin Benzerliği B  

1

%1,04
 

6

%6,25
 

89

%92,71
 

Doğru (%1,04)

Yanlış (%6,25)

Boş (%92,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Özel Açılı Üçgenler E  

4

%4,17

2

%2,08
 

4

%4,17

86

%89,58
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%6,25)

Boş (%89,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çokgenler E

1

%1,04

1

%1,04
  

4

%4,17

90

%93,75
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%2,08)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Prizmalar C   

3

%3,13
 

1

%1,04

92

%95,83
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%1,04)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paralelkenar D   

1

%1,04

1

%1,04
 

94

%97,92
 

Doğru (%1,04)

Yanlış (%1,04)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Dikdörtgen E  

1

%1,04
 

1

%1,04
 

94

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Piramitler B   

1

%1,04
  

95

%98,96
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,04)

Boş (%98,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-31 Kare C      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

11

%12,09
 

4

%4,40

8

%8,79

28

%30,77

40

%43,96
 

Doğru (%8,79)

Yanlış (%47,25)

Boş (%43,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Isı, Sıcaklık ve İç Enerji C

16

%17,58

27

%29,67

25

%27,47
 

4

%4,40

19

%20,88
 

Doğru (%27,47)

Yanlış (%51,65)

Boş (%20,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Üreteçlerin Bağlanması A

7

%7,69

9

%9,89

8

%8,79

6

%6,59

5

%5,49

56

%61,54
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%30,77)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Kaldırma Kuvveti A

14

%15,38

12

%13,19

4

%4,40
 

5

%5,49

56

%61,54
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%23,08)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Su Dalgaları C

6

%6,59

1

%1,10

8

%8,79

1

%1,10

2

%2,20

73

%80,22
 

Doğru (%8,79)

Yanlış (%10,99)

Boş (%80,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Newton'un Hareket Yasaları A

9

%9,89

1

%1,10

1

%1,10

6

%6,59

4

%4,40

70

%76,92
 

Doğru (%9,89)

Yanlış (%13,19)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-1 Renkler B

22

%24,18

16

%17,58
 

2

%2,20
 

51

%56,04
 

Doğru (%17,58)

Yanlış (%26,37)

Boş (%56,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği B

1

%1,10

18

%19,78

3

%3,30

8

%8,79

49

%53,85

12

%13,19
 

Doğru (%19,78)

Yanlış (%67,03)

Boş (%13,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

[1] Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik
Tabloda Yer Bulma [2] Periyodik Özellikler C

1

%1,10

4

%4,40

1

%1,10

4

%4,40

5

%5,49

76

%83,52
 

Doğru (%1,10)

Yanlış (%15,38)

Boş (%83,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Katılar D

5

%5,49

2

%2,20

6

%6,59

4

%4,40

1

%1,10

73

%80,22
 

Doğru (%4,40)

Yanlış (%15,38)

Boş (%80,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Kimyasal Tepkime Denklemleri A

2

%2,20
  

1

%1,10

4

%4,40

83

%91,21

1

%1,10

Doğru (%2,20)

Yanlış (%6,59)

Boş (%91,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri D

5

%5,49

2

%2,20

2

%2,20

3

%3,30

40

%43,96

39

%42,86
 

Doğru (%3,30)

Yanlış (%53,85)

Boş (%42,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ULTİ YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

170 170 355 12186

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

[1] Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
[2] Hayatımızda Asitler ve Bazlar E  

1

%1,10
 

1

%1,10

3

%3,30

86

%94,51
 

Doğru (%3,30)

Yanlış (%2,20)

Boş (%94,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Gıdalar C   

25

%27,47
 

45

%49,45

21

%23,08
 

Doğru (%27,47)

Yanlış (%49,45)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

2

%2,20
  

1

%1,10

1

%1,10

87

%95,60
 

Doğru (%2,20)

Yanlış (%2,20)

Boş (%95,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Karbohidratlar C  

11

%12,09

4

%4,40
 

5

%5,49

71

%78,02
 

Doğru (%4,40)

Yanlış (%17,58)

Boş (%78,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) C

6

%6,59
 

3

%3,30
 

7

%7,69

75

%82,42
 

Doğru (%3,30)

Yanlış (%14,29)

Boş (%82,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Eşeysiz Üreme B  

1

%1,10

3

%3,30

5

%5,49

5

%5,49

77

%84,62
 

Doğru (%1,10)

Yanlış (%14,29)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Çaprazlamalar D

2

%2,20

1

%1,10

6

%6,59
 

2

%2,20

80

%87,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,09)

Boş (%87,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B  

3

%3,30

3

%3,30

3

%3,30
 

82

%90,11
 

Doğru (%3,30)

Yanlış (%6,59)

Boş (%90,11)
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