
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

1 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 4 34,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 25 3 24,25 6 0 6,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 91 12 88,00 403,608 40

2 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 91 12 88,00 403,564 41

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 34 4 33,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 24 3 23,25 6 1 5,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 88 15 84,25 393,113 58

4 0 B İDİL YEGÜL 12E 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 7 19,25 5 4 4,00 2 4 1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 89 23 83,25 389,674 62

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 5 31,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 27 1 26,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 85 11 82,25 386,452 66

6 0 SİNEM SUCU 12E 35 4 34,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 82 15 78,25 374,957 83

7 0 ELA NAZ DEMİR 12E 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 18 2 17,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 77 13 73,75 361,352 108

8 0 SÜEDA COŞAN 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 2 14,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 76 11 73,25 360,740 110

9 0 ELA YILDIZ 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 76 20 71,00 353,104 121

10 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 1 18,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 74 11 71,25 353,048 124

11 0 ADA YALÇIN 12E 37 2 36,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 8 15,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 74 14 70,50 351,832 128

12 0 ELİFSU ZORBA 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 74 16 70,00 350,898 130

13 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 3 16,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 69 14 65,50 337,315 151

14 0 CEYLİN ÇETİN 12E 34 3 33,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 15 4 14,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 67 14 63,50 331,281 167

15 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 67 17 62,75 328,607 177

16 0 CEYLİN BİLGİN 12E 35 3 34,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 10 4 9,00 3 1 2,75 2 1 1,75 65 11 62,25 327,638 181

17 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 31 9 28,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 4 13,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 66 16 62,00 327,056 184

18 0 BELEN SARI 12E 32 7 30,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 11 2 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 63 14 59,50 319,923 202

19 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 26 10 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 18 3 17,25 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 65 26 58,50 316,038 222

20 0 BEGÜM KIRTOK 12E 31 8 29,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 64 23 58,25 315,324 224

21 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 63 20 58,00 314,507 227

22 0 SERRA ÖZMEN 12E 27 6 25,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 13 6 11,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 62 18 57,50 313,153 231

23 0 DOĞA AYAR 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 14 5 12,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 63 23 57,25 313,092 233

24 0 ADA ÖLMEZ 12E 29 7 27,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 17 0 17,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 16 57,00 311,535 235

25 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 60 13 56,75 310,818 236

26 0 EMİNE GÜL BATI 12E 33 5 31,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 9 7 7,25 1 0 1,00 3 0 3,00 57 15 53,25 300,969 271

27 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 8 29,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 10 7 8,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 59 26 52,50 298,739 278

28 0 ASLI OSMANBEY 12E 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 2 0,50 57 18 52,50 298,305 283

29 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 30 9 27,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 8 9,00 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 60 31 52,25 298,279 284
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

30 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 29 7 27,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 56 16 52,00 297,446 286

31 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 28 6 26,50 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 12 2 11,50 1 0 1,00 2 1 1,75 55 12 52,00 297,358 287

32 0 ELİF AYDIN 12E 35 4 34,00 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 9 2 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 55 13 51,75 296,022 292

33 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 30 6 28,50 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 8 3 7,25 2 0 2,00 53 10 50,50 292,785 302

34 0 AZRA GÜNAL 12E 31 9 28,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 56 22 50,50 292,658 303

35 0 NAZOKK A 12E 28 9 25,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 4 7,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 55 18 50,50 292,368 306

36 0 BEYZA ORTA 12E 29 10 26,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 4 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 55 18 50,50 292,327 308

37 0 CEYLİN KIZIL 12E 30 7 28,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 10 2 9,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 54 17 49,75 290,353 315

38 0 EGE YAYMACI 12E 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 6 5,50 1 0 1,00 54 18 49,50 289,678 318

39 0 ECEM ARSLAN 12E 31 7 29,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 10 8 8,00 1 3 0,25 1 3 0,25 56 26 49,50 289,502 319

40 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 32 6 30,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 54 21 48,75 287,495 329

41 0 KEMAL HORUZ 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 54 26 47,50 284,110 349

42 0 ZEHRA İKAN 12E 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 3 7,25 1 4 0,00 1 0 1,00 4 0 4,00 53 24 47,00 283,332 353

43 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 6 6 4,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 24 47,00 282,019 361

44 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 50 16 46,00 279,138 378

45 0 ECRİN KABASAKAL 12E 29 8 27,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 50 20 45,00 276,640 384

46 0 SUDE KELEŞ 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 8 11 5,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 53 32 45,00 276,571 385

47 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 30 8 28,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 23 44,25 274,155 404

48 0 ORHAN BAYKAL 12E 28 10 25,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 20 44,00 273,582 407

49 0 ŞURA ARSLAN 12E 27 9 24,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 7 1 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 16 44,00 273,533 408

50 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 23 15 19,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 14 2 13,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 50 27 43,25 271,210 418

51 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 51 33 42,75 270,977 423

52 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 26 9 23,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 18 41,50 266,156 456

53 0 SUDE DÜZGÜN 12E 27 7 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 44 14 40,50 263,510 469

54 0 HİRANUR YAZICI 12E 27 6 25,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 44 14 40,50 262,897 474

55 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 5 25,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 11 40,25 262,275 481

56 0 ELA SEVER 12E 27 13 23,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 10 7 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 28 39,00 258,607 505

57 0 SUDENAZ YALI 12E 27 9 24,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 4 3,00 43 18 38,50 257,275 514

58 0 YİĞİT MERCAN 12E 23 9 20,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 41 13 37,75 255,526 520
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

59 0 SİMA YILDIZ 12E 27 11 24,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 8 10 5,50 0 1 -0,25 45 29 37,75 255,062 523

60 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 42 20 37,00 252,791 530

61 0 CEMRE EKER 12E 26 7 24,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 39 9 36,75 252,365 533

62 0 ARDA BİLİR 12E 27 9 24,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 41 21 35,75 249,475 550

63 0 BEYZA ÇETİN 12E 22 11 19,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 7 0 7,00 39 13 35,75 249,310 553

64 0 İLAYDA KOÇ 12E 27 9 24,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 7 0,25 2 4 1,00 42 27 35,25 247,973 558

65 0 AYLİN ÖNİZ 12E 25 9 22,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 6 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 21 34,75 246,612 563

66 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 23 13 19,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 7 5,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 43 33 34,75 246,485 565

67 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 26 8 24,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 40 21 34,75 246,359 566

68 0 EZGİ KARACA 12E 22 17 17,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 38 24 32,00 238,354 612

69 0 ECRİN YILDIZ 12E 23 15 19,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 6 6 4,50 39 29 31,75 237,591 614

70 0 EKİN ERİŞ 12E 18 4 17,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 32 9 29,75 231,796 648

71 0 ALPEREN SARP 12E 19 16 15,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 8 2 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 28 29,00 229,707 661

72 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 20 16 16,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 9 1,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 36 29,00 229,610 662

73 0 SUDENAZ SARI 12E 20 14 16,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 35 27 28,25 227,677 675

74 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 12 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 10 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 37 36 28,00 226,468 682

75 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 14 17,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 225,849 686

76 0 SILA AKSOY 12E 19 15 15,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 33 24 27,00 223,713 699

77 0 CEYLİNÖZÇİL 12E 20 16 16,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 6 4 5,00 1 0 1,00 34 30 26,50 222,471 702

78 0 FATMA ESER 12E 19 19 14,25 1 3 0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 33 26 26,50 222,285 705

79 0 DERİN YETİŞEN 12E 23 11 20,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 33 26 26,50 222,115 707

80 0 MELİSA POLAT 12E 23 8 21,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 6 1,50 31 19 26,25 221,423 711

81 0 ASYA SU YAVUZ 12E 25 15 21,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 32 26,00 220,590 717

82 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 13 18,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 5 1,75 1 0 1,00 32 25 25,75 220,227 718

83 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 19 17 14,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 29 24,75 217,056 729

84 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 19 12 16,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 29 22 23,50 213,375 737

85 0 YİĞİT ÖZSOYLU 12E 23 12 20,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 30 27 23,25 212,561 742

86 0 RECEP ÖZKAN 12E 16 11 13,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 206,122 762

87 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 15 21 9,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 9 21 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 34 67 17,25 195,286 785
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

88 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 15 19 10,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 27 17,25 195,197 787

89 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 19 19 14,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 26 38 16,50 192,848 791

90 0 HALİME KAYA 12E 12 21 6,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 23 35 14,25 186,550 801

91 0 BURAK ENGİN 12E 7 15 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 11 15 7,25 166,356 811

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
 ME  MS 12E 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
 ME  MS 12E 12S

                                                4 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

1 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 4 34,00 17 2 16,50 31 3 30,25 8 3 7,25 91 12 88,00 403,608 1 35 35 35 40

2 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 35 4 34,00 18 2 17,50 30 2 29,50 8 4 7,00 91 12 88,00 403,564 2 36 36 36 41

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 34 4 33,00 14 5 12,75 30 4 29,00 10 2 9,50 88 15 84,25 393,113 3 47 47 47 58

4 0 B İDİL YEGÜL 12E 37 3 36,25 17 2 16,50 26 11 23,25 9 7 7,25 89 23 83,25 389,674 4 51 51 51 62

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 5 31,75 14 4 13,00 32 1 31,75 6 1 5,75 85 11 82,25 386,452 5 54 54 54 66

6 0 SİNEM SUCU 12E 35 4 34,00 16 4 15,00 24 6 22,50 7 1 6,75 82 15 78,25 374,957 6 69 69 69 83

7 0 ELA NAZ DEMİR 12E 35 4 34,00 16 2 15,50 20 2 19,50 6 5 4,75 77 13 73,75 361,352 7 84 84 84 108

8 0 SÜEDA COŞAN 12E 35 5 33,75 17 2 16,50 15 2 14,50 9 2 8,50 76 11 73,25 360,740 8 86 86 86 110

9 0 ELA YILDIZ 12E 34 6 32,50 16 4 15,00 21 5 19,75 5 5 3,75 76 20 71,00 353,104 9 93 93 93 121

10 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 37 3 36,25 16 4 15,00 20 2 19,50 1 2 0,50 74 11 71,25 353,048 10 95 95 95 124

11 0 ADA YALÇIN 12E 37 2 36,50 14 3 13,25 18 9 15,75 5 0 5,00 74 14 70,50 351,832 11 98 98 98 128

12 0 ELİFSU ZORBA 12E 35 5 33,75 17 2 16,50 14 5 12,75 8 4 7,00 74 16 70,00 350,898 12 100 100 100 130

13 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 32 6 30,50 15 4 14,00 17 4 16,00 5 0 5,00 69 14 65,50 337,315 13 114 114 114 151

14 0 CEYLİN ÇETİN 12E 34 3 33,25 13 5 11,75 15 4 14,00 5 2 4,50 67 14 63,50 331,281 14 120 120 120 167

15 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 34 6 32,50 14 6 12,50 16 2 15,50 3 3 2,25 67 17 62,75 328,607 15 127 127 127 177

16 0 CEYLİN BİLGİN 12E 35 3 34,25 15 2 14,50 10 4 9,00 5 2 4,50 65 11 62,25 327,638 16 130 130 130 181

17 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 31 9 28,75 15 2 14,50 15 4 14,00 5 1 4,75 66 16 62,00 327,056 17 132 132 132 184

18 0 BELEN SARI 12E 32 7 30,25 14 4 13,00 11 2 10,50 6 1 5,75 63 14 59,50 319,923 18 143 143 143 202

19 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 26 10 23,50 17 2 16,50 19 5 17,75 3 9 0,75 65 26 58,50 316,038 19 152 152 152 222

20 0 BEGÜM KIRTOK 12E 31 8 29,00 12 2 11,50 18 7 16,25 3 6 1,50 64 23 58,25 315,324 20 153 153 153 224

21 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 27 11 24,25 17 2 16,50 18 5 16,75 1 2 0,50 63 20 58,00 314,507 21 155 155 155 227

22 0 SERRA ÖZMEN 12E 27 6 25,50 14 3 13,25 19 6 17,50 2 3 1,25 62 18 57,50 313,153 22 156 156 156 231

23 0 DOĞA AYAR 12E 30 10 27,50 13 6 11,50 15 5 13,75 5 2 4,50 63 23 57,25 313,092 23 157 157 157 233

24 0 ADA ÖLMEZ 12E 29 7 27,25 13 4 12,00 17 0 17,00 2 5 0,75 61 16 57,00 311,535 24 158 158 158 235

25 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 8 4 7,00 1 0 1,00 60 13 56,75 310,818 25 159 159 159 236

26 0 EMİNE GÜL BATI 12E 33 5 31,75 11 3 10,25 10 7 8,25 3 0 3,00 57 15 53,25 300,969 26 178 178 178 271

27 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 8 29,00 14 5 12,75 10 7 8,25 4 6 2,50 59 26 52,50 298,739 27 180 180 180 278

28 0 ASLI OSMANBEY 12E 32 8 30,00 16 3 15,25 8 5 6,75 1 2 0,50 57 18 52,50 298,305 28 181 181 181 283

29 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 30 9 27,75 12 7 10,25 13 10 10,50 5 5 3,75 60 31 52,25 298,279 29 182 182 182 284

30 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 29 7 27,25 16 3 15,25 7 2 6,50 4 4 3,00 56 16 52,00 297,446 30 183 183 183 286

31 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 28 6 26,50 12 3 11,25 12 2 11,50 3 1 2,75 55 12 52,00 297,358 31 184 184 184 287

32 0 ELİF AYDIN 12E 35 4 34,00 10 6 8,50 9 2 8,50 1 1 0,75 55 13 51,75 296,022 32 188 188 188 292

33 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 30 6 28,50 13 1 12,75 8 3 7,25 2 0 2,00 53 10 50,50 292,785 33 192 192 192 302

34 0 AZRA GÜNAL 12E 31 9 28,75 13 5 11,75 10 6 8,50 2 2 1,50 56 22 50,50 292,658 34 193 193 193 303

35 0 NAZOKK A 12E 28 9 25,75 16 0 16,00 10 4 9,00 1 5 -0,25 55 18 50,50 292,368 35 195 195 195 306

36 0 BEYZA ORTA 12E 29 10 26,50 14 2 13,50 12 5 10,75 0 1 -0,25 55 18 50,50 292,327 36 196 196 196 308

37 0 CEYLİN KIZIL 12E 30 7 28,25 12 4 11,00 10 2 9,50 2 4 1,00 54 17 49,75 290,353 37 199 199 199 315

38 0 EGE YAYMACI 12E 30 9 27,75 16 3 15,25 7 6 5,50 1 0 1,00 54 18 49,50 289,678 38 201 201 201 318

39 0 ECEM ARSLAN 12E 31 7 29,25 13 5 11,75 10 8 8,00 2 6 0,50 56 26 49,50 289,502 39 202 202 202 319

40 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 32 6 30,50 12 6 10,50 8 7 6,25 2 2 1,50 54 21 48,75 287,495 40 209 209 209 329

41 0 KEMAL HORUZ 12E 30 9 27,75 12 5 10,75 9 10 6,50 3 2 2,50 54 26 47,50 284,110 41 216 216 216 349

42 0 ZEHRA İKAN 12E 25 13 21,75 14 4 13,00 8 3 7,25 6 4 5,00 53 24 47,00 283,332 42 218 218 218 353

43 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 32 8 30,00 14 5 12,75 6 6 4,50 1 5 -0,25 53 24 47,00 282,019 43 222 222 222 361

44 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 30 9 27,75 14 3 13,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 50 16 46,00 279,138 44 223 223 223 378

45 0 ECRİN KABASAKAL 12E 29 8 27,00 12 6 10,50 7 5 5,75 2 1 1,75 50 20 45,00 276,640 45 227 227 227 384

46 0 SUDE KELEŞ 12E 30 9 27,75 12 6 10,50 8 11 5,25 3 6 1,50 53 32 45,00 276,571 46 228 228 228 385

47 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 30 8 28,00 8 8 6,00 11 6 9,50 1 1 0,75 50 23 44,25 274,155 47 234 234 234 404

48 0 ORHAN BAYKAL 12E 28 10 25,50 17 3 16,25 3 6 1,50 1 1 0,75 49 20 44,00 273,582 48 235 235 235 407
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

49 0 ŞURA ARSLAN 12E 27 9 24,75 12 5 10,75 8 1 7,75 1 1 0,75 48 16 44,00 273,533 49 236 236 236 408

50 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 23 15 19,25 12 5 10,75 14 2 13,50 1 5 -0,25 50 27 43,25 271,210 50 241 241 241 418

51 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 25 13 21,75 16 4 15,00 2 5 0,75 8 11 5,25 51 33 42,75 270,977 51 244 244 244 423

52 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 26 9 23,75 14 2 13,50 5 4 4,00 1 3 0,25 46 18 41,50 266,156 52 255 255 255 456

53 0 SUDE DÜZGÜN 12E 27 7 25,25 12 4 11,00 3 2 2,50 2 1 1,75 44 14 40,50 263,510 53 261 261 261 469

54 0 HİRANUR YAZICI 12E 27 6 25,50 12 3 11,25 5 1 4,75 0 4 -1,00 44 14 40,50 262,897 54 263 263 263 474

55 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 5 25,75 12 2 11,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 43 11 40,25 262,275 55 266 266 266 481

56 0 ELA SEVER 12E 27 13 23,75 9 6 7,50 10 7 8,25 0 2 -0,50 46 28 39,00 258,607 56 282 282 282 505

57 0 SUDENAZ YALI 12E 27 9 24,75 12 5 10,75 4 4 3,00 43 18 38,50 257,275 57 286 286 286 514

58 0 YİĞİT MERCAN 12E 23 9 20,75 15 2 14,50 1 0 1,00 2 2 1,50 41 13 37,75 255,526 58 290 290 290 520

59 0 SİMA YILDIZ 12E 27 11 24,25 10 7 8,25 8 11 5,25 45 29 37,75 255,062 59 292 292 292 523

60 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 10 4 9,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 42 20 37,00 252,791 60 294 294 294 530

61 0 CEMRE EKER 12E 26 7 24,25 9 1 8,75 3 1 2,75 1 0 1,00 39 9 36,75 252,365 61 296 296 296 533

62 0 ARDA BİLİR 12E 27 9 24,75 10 9 7,75 2 0 2,00 2 3 1,25 41 21 35,75 249,475 62 304 304 304 550

63 0 BEYZA ÇETİN 12E 22 11 19,25 10 2 9,50 7 0 7,00 39 13 35,75 249,310 63 306 306 306 553

64 0 İLAYDA KOÇ 12E 27 9 24,75 11 7 9,25 2 7 0,25 2 4 1,00 42 27 35,25 247,973 64 308 308 308 558

65 0 AYLİN ÖNİZ 12E 25 9 22,75 11 3 10,25 2 6 0,50 2 3 1,25 40 21 34,75 246,612 65 310 310 310 563

66 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 23 13 19,75 11 7 9,25 7 7 5,25 2 6 0,50 43 33 34,75 246,485 66 311 311 311 565

67 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 26 8 24,00 11 6 9,50 2 4 1,00 1 3 0,25 40 21 34,75 246,359 67 312 312 312 566

68 0 EZGİ KARACA 12E 22 17 17,75 9 2 8,50 7 5 5,75 38 24 32,00 238,354 68 332 332 332 612

69 0 ECRİN YILDIZ 12E 23 15 19,25 10 8 8,00 6 6 4,50 39 29 31,75 237,591 69 333 333 333 614

70 0 EKİN ERİŞ 12E 18 4 17,00 10 2 9,50 4 3 3,25 32 9 29,75 231,796 70 343 343 343 648

71 0 ALPEREN SARP 12E 19 16 15,00 8 8 6,00 8 2 7,50 1 2 0,50 36 28 29,00 229,707 71 350 350 350 661

72 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 20 16 16,00 10 5 8,75 7 11 4,25 1 4 0,00 38 36 29,00 229,610 72 351 351 351 662

73 0 SUDENAZ SARI 12E 20 14 16,50 10 8 8,00 3 2 2,50 2 3 1,25 35 27 28,25 227,677 73 354 354 354 675

74 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 12 21,00 9 8 7,00 3 10 0,50 1 6 -0,50 37 36 28,00 226,468 74 357 357 357 682

75 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 14 17,50 9 9 6,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 225,849 75 358 358 358 686

76 0 SILA AKSOY 12E 19 15 15,25 10 6 8,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 33 24 27,00 223,713 76 365 365 365 699

77 0 CEYLİNÖZÇİL 12E 20 16 16,00 7 10 4,50 6 4 5,00 1 0 1,00 34 30 26,50 222,471 77 367 367 367 702

78 0 FATMA ESER 12E 19 19 14,25 11 4 10,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 33 26 26,50 222,285 78 370 370 370 705

79 0 DERİN YETİŞEN 12E 23 11 20,25 6 8 4,00 4 6 2,50 0 1 -0,25 33 26 26,50 222,115 79 371 371 371 707

80 0 MELİSA POLAT 12E 23 8 21,00 5 5 3,75 3 6 1,50 31 19 26,25 221,423 80 373 373 373 711

81 0 ASYA SU YAVUZ 12E 25 15 21,25 7 8 5,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 34 32 26,00 220,590 81 375 375 375 717

82 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 13 18,75 6 7 4,25 3 5 1,75 1 0 1,00 32 25 25,75 220,227 82 376 376 376 718

83 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 19 17 14,75 12 4 11,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 32 29 24,75 217,056 83 379 379 379 729

84 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 19 12 16,00 7 5 5,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 29 22 23,50 213,375 84 381 381 381 737

85 0 YİĞİT ÖZSOYLU 12E 23 12 20,00 7 10 4,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 30 27 23,25 212,561 85 383 383 383 742

86 0 RECEP ÖZKAN 12E 16 11 13,25 8 4 7,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 206,122 86 386 386 386 762

87 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 15 21 9,75 7 13 3,75 11 29 3,75 1 4 0,00 34 67 17,25 195,286 87 396 396 396 785

88 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 15 19 10,25 8 6 6,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 27 17,25 195,197 88 397 397 397 787

89 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 19 19 14,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 11 -0,75 26 38 16,50 192,848 89 398 398 398 791

90 0 HALİME KAYA 12E 12 21 6,75 9 5 7,75 2 9 -0,25 23 35 14,25 186,550 90 400 400 400 801

91 0 BURAK ENGİN 12E 7 15 3,25 3 0 3,00 1 0 1,00 11 15 7,25 166,356 91 401 401 401 811
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
 ME  MS 12E 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
 ME  MS 12E 12S



ENS TYT

311,535 28,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA ÖLMEZ 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 158 158 158 235 % 28,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAc DCB abecCECBEaECD EBACdECA EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCACd CCAd DEABc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız     ECBDECADABE B  DEAB  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBa        d   Ec  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

351,832 15,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 74 14 32 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 98 98 98 128 % 15,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCA ADCBACCecCECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCbbAC  aCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBabdeECdaA a B  bEABCDCD CAe     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B BE        C    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

262,275 59,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 266 266 266 481 % 59,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CB B DA  BCecC DCB CBEbE bDCEECECAAC CEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C C BCbC ADBE C  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C  B   B c       aB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e              d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

246,359 69,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ UTKAN AKDAĞ 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 312 312 312 566 % 69,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CA  cCB a ad dCBECECDeEBACBEeAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cDCbCAa babA B EABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız Dc c    Ed        e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız e c c           E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

229,707 81,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 350 350 350 661 % 81,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCBcDc   Ca abbCBe BECdacDbEECEbAACdbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız dcbDBaEaEA a  C cBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B   B d  E     d    D DBCC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B    c         d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

249,475 67,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 304 304 304 550 % 67,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  deBda DCBACBECc eDCEECEbAACBaEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CebDBadadAD abCbDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     BA                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BeD  c          d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

266,156 56,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI ELİF ELBİRLER 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 255 255 255 456 % 56,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DcDBeC CAB DCeAabB  EbBEaECDAE ACdEaACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbA ACa  CAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B Cec   eAa  B        C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D         a      de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

298,305 34,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI OSMANBEY 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 181 181 181 283 % 34,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAecBeecadDCBACBECECADCEEdECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDdCECEADBEAe DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  b  BAC abAC E  a  B       B d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e b  B              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

220,590 88,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 375 375 375 717 % 88,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeeCCBCABbDCcACbdebbecECECDAEBACBEdceaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeaAadbaCAdBD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   a   Be           c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız baB e c      a   d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

246,612 69,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 310 310 310 563 % 69,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC Ccd DCB a ee EbBECEbD EdACBEdACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Bb c AC bCCA BD ABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  A Bb   c   c         cec               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız e B    e  a      E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

386,452 8,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 85 11 24 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 54 54 54 66 % 8,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAe Bee CCDCBACBECECADCEECECAACdCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CbCe CECEADdEACaDBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEAbEEB  EADCDBCC D B A C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız     b      E  AEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

292,658 37,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AZRA GÜNAL 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 193 193 193 303 % 37,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAAeeCeAaCDCddCBECECcDCEECECeACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeC cabCEADaEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCeEBACe     E A  aB   A    Ca      b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a        a    A A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

389,674 7,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
B İDİL YEGÜL 120 89 23 8 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 51 51 51 62 % 7,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABbDCBACCacCECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACEcCCAEaDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBbCaDECADbBECB AbEbBCaCD Cde ADedDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b aaBEdAceEEa C E AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

271,210 51,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 50 27 43 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 241 241 241 418 % 51,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCaaaAe dea aCDCBbCBECEbeDbEECEaAACeCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbDdC CEAaaEAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCBEBACDBaACAE A       A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız aab  Ba         e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

315,324 27,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 153 153 153 224 % 27,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBdC CABbDCcACCecbECBECECDAEBACBECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B CcCACE  CcE DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB deDECAcAB bB AbEABC Ca  A      c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b abBEe         Ebe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

319,923 24,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 63 14 43 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 143 143 143 202 % 24,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA BBCecaCDCcACBECECbDCEECECAAdBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAC cCbCbADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C  Bc    ACAE c  EB      DBC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B       E     AbA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

249,310 67,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 306 306 306 553 % 67,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCB DA  d acCCDCd CBEbE eDCcEaE AACdCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  e   C C AD EAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CB B        E A           B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

292,327 37,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 196 196 196 308 % 37,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDdeBBCacaCDC eCBEbEbADCEECEecACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C beBC CEAD EAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  Ce B aD bAbAE A  EB       BC     eA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

166,356 99,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BURAK ENGİN 120 11 15 94 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 401 401 401 811 % 99,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 15 18 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CebaDbecadbcAaCeaecC           E     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız      C    D   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız    A                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

403,564 5,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 91 12 17 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 36 36 36 41 % 5,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA BBCecCCDdBACBEbECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAdDBCbCEADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BACDBDACAEEA EEBA EADCcBCC D  eA  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B b EB  E  acbA A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

252,365 65,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE EKER 120 39 9 72 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 296 296 296 533 % 65,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BdC ecBcDb  CCa CEdBECECD EBAC ECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  D   AC   CAE D AB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    Bc                  C C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız     B               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

229,610 81,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEREN ÜÇKUŞ 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 351 351 351 662 % 81,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBae C ecB DCBdaCaebdbBECabbbEBACBE ACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Be bbACE aCAE DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız c    CBb CAbc   aa c   e     d cA d DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b e c         e E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

327,638 22,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN BİLGİN 120 65 11 44 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 130 130 130 181 % 22,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CA eDCBACCecCECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCACEEaCAE DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  bbB dBDECA AB  B  D     d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   BaB A       Ce E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

331,281 20,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 67 14 39 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 120 120 120 167 % 20,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CAB DCBACCeA EbBEaECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız e dACACdEaCAEBDEAB a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACB Cc E ADAB bB A EABe C   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B B     a   d EE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

290,353 38,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN KIZIL 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 199 199 199 315 % 38,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAacDCB CCecCEbBECECD EBACdECc EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDde ACa aC EBDEAB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACB C cE  D B  B     B  bD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız         de b    E eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

222,471 86,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİNÖZÇİL 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 367 367 367 702 % 86,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaebCcbABcDCdda  AddaBEaECeAEBAC EdA aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cceb AecdaCAEaDcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   CBECBe   a B         e e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

222,115 86,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 371 371 371 707 % 86,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBbBDDAAd eeAa Ddde BECE ADCEEeE dACd EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız beCbcadCaA    C  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC EBca c   d  A             a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

226,468 83,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 357 357 357 682 % 83,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DeaBCC CAe DCBca aA EbBEaEbDAEdACBECcaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız eDbACAC dCaeEaDcAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  b abd eE   bB  d b   Bdc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B e         b c cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

313,092 28,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 63 23 34 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 157 157 157 233 % 28,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCdeABeDCBdCCacCECBEaECDeEeACBECAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbcCACabaCAE DEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DA BbCBDECADAaE B d   Bbb            A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D B e         C E eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

225,849 84,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 358 358 358 686 % 84,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CdbaDDA  BCaAa Dbd aBEbE cDCEdCECAACdeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız beabcadCEAD EcC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCe B   B              d   B e D  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız      c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

289,502 39,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 56 26 38 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 202 202 202 319 % 39,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcBCCBeAB DCBAa ecaECBECECDAEBACBECACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDbe ACdECCAEBDEAB a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  AbBaC ecC aA   B A EAB   a bd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b e eE         d aeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

276,640 47,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 227 227 227 384 % 47,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDc BdeaAb DCBACBECECADCE CEbAACabEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CebedCbCEADBE C DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   e B C aDA b       A   c  B e D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B       Ea          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

237,591 75,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN YILDIZ 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 333 333 333 614 % 75,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBdCBeABbDC  aeedaEbBEaECDAEeACBEbAbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ceCeCAaEECdeE aEAdD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbaBEdB E   c     dDd                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

289,678 39,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE YAYMACI 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 201 201 201 318 % 39,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBeC CAecDCBeaCeACEbBEaECDeEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCbCACbEaCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   aB C bE deA   BaA      Ce             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

231,796 79,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 32 9 79 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 343 343 343 648 % 79,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAA eCBeCCDCB      b       C   dCE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  d  dC C AD EAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   e  AC  a C                   c       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

361,352 13,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA NAZ DEMİR 120 77 13 30 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 84 84 84 108 % 13,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABeDCBACCaACEbBECEbDAEBACBECAC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACaEaCAE DEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB CeDECADAB  BEA E  d CD     A   D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B BE  d   a C EbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

258,607 62,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 282 282 282 505 % 62,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCABeDCBdaCacCEbBEacCDeEeACdECACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dbCe AC  aCAEBacAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACBEbcbE AaA   B    dBdD a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız          d         d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

353,104 14,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA YILDIZ 120 76 20 24 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 93 93 93 121 % 14,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAedDCBdCCeACECBECEbDAEBACBEbACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDCeCACaECCAEBDEABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACBECBDECADAd  BEA EAB bCD  d  b   D a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBe eEA       C ddA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

287,495 40,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ ETYEMEZ 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 209 209 209 329 % 40,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCCceABbDCBACCa CECBEaECDeEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cedcCACEEaCAE DcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   bB CcaE  DAB  Bd   c d Ca             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız         c       Ed A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

296,022 35,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 188 188 188 292 % 35,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAcaBCecCCDCBACBECECADCEECE AACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Cedeca b ADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC  B  D eAC E     B   A     e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız      B          e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

403,608 4,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 91 12 17 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 35 35 35 40 % 4,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBBCedCCDCB aBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBCECEADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBcCDBDACAcEADEEBbC  DCDBCCCD BDA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B   bB  E  cBAA A dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

274,155 49,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 234 234 234 404 % 49,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCce DCBAaCeACECBEaECDAEeAdBE dCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız de bCeC bCCdaBDb BD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D  c C bECda      AadABCD D  A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız            d  C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

350,898 15,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİFSU ZORBA 120 74 16 30 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 100 100 100 130 % 15,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAcBBeedaCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBCEC ADdEACeDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CaEBbCe aACAE eDE B   ADC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B   EBa    c eAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

300,969 33,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE GÜL BATI 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 178 178 178 271 % 33,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcBCCBCABeDCB CCecCECBECECDAEBAdBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız eD bCACa  CAEBD AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız bb BECc cCAbA c BE      bC          D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız               C E A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

246,485 69,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİR BOZTOPRAK 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 311 311 311 565 % 69,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCe DAb B eda DCBAadECEbeeCEECEdAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız beCeBaEa AcBEAC DBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CB Bd  BcAeAE        bc   d d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e b  c       cA e dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

314,507 27,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 155 155 155 227 % 27,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC eAe DdBeabacCEbBEaECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeCACEECCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbCB C eECAeAB  Bd bE  C CD CA  A    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  a  e              A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

252,791 65,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 294 294 294 530 % 65,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeB DA BBCeAabDCBAaBECEb DbEECE cACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eCDcCECbAb E C  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C cB a a c     baE    A    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız  c                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

238,354 75,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EZGİ KARACA 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 332 332 332 612 % 75,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DeaB CedAecDCBAaCaebEbBEaECDecdACBdeACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  Dd  AC ECCAE a A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DA cEC  EbAac          C            a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

222,285 86,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FATMA ESER 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 370 370 370 705 % 86,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBba eAedDCceaCedaECBEaECc EdACBEdAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dedA ACEECC E DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B         a  d      C C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız     c               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

337,315 18,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FULYA TOPRAKÇI 120 69 14 37 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 114 114 114 151 % 18,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız eBDBCCBeA  DCBdCCecCECBECECDeEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCebACaECCeEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECcDECbDAB  B    ABa CD   e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B             EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

195,197 96,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 24 27 69 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 397 397 397 787 % 96,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Cedcbcc c eBea DbB CBEbbCAcCEdaEdAACd a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eaDeCdadA  E C  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız                A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız   bb                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 3 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

353,048 15,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLÜMSER KARABIYIK 120 74 11 35 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 95 95 95 124 % 15,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCeACCDCBeCBEbECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBCECcADaEACCDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEAbE       CD    D  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a             A    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

186,550 98,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KAYA 120 23 35 62 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 400 400 400 801 % 98,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ceba ac  BdadaCDCBdaBdbE bDCEbab cAdd  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  cCDdaaCEA  E C  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız aebcEc C  b    ac a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 3 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

327,056 22,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 132 132 132 184 % 22,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeBDDAcdcCaAaeDCBACBEbECADCEECECAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C CDBC C ADBEAeCDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   eEBAC  DbCAE dD  BA    CcBC  D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız    AEBa       A A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

297,446 35,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 56 16 48 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 183 183 183 286 % 35,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDA  BCacCCDCBAaBEbE ADCEECE AACeCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDB bCaADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  d  BACD         b      D   CC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a b       a  dA A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

282,019 44,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİLAL ÇOBANOĞLU 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 222 222 222 361 % 44,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABADCBeaCacbECBEaECDcEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cDCeCAadECCAEBDEABe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    Ba e E  eAB       AB  da d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bc  eb      d   E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

262,897 58,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİRANUR YAZICI 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 263 263 263 474 % 58,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBdC CAB DCBAa a  EaBECECDAE ACBbCA EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDCeCAC EaC E DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B Ca E  DA                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız a e c           c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

247,973 68,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA KOÇ 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 308 308 308 558 % 68,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız bB BCCcCAd DCBAa B CbCBECECcAEBACdEdACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız eDCc ACEcaCAbaDdABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    a d       a  e bDE da                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DaBae b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

297,358 35,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İPEK NADİDE ACAR 120 55 12 53 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 184 184 184 287 % 35,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB bA  BCe abDCB CBEbE bDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Cc edC C ADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C EB   B AC E A  EBc   a  BC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B             AdA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

284,110 42,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 216 216 216 349 % 42,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAd BCecaCDCBbCBECEaADCEEaECAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCeBaECEAD dcC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCecB bbBeA dE A   B   A   cCa e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız      B        cEe  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

221,423 87,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİSA POLAT 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 373 373 373 711 % 87,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız Da BCC CAB Dee Caa  EbBEaECc E ACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  D e Aa   Ccc DcA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız b ac    d  eA   dE   A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

270,977 51,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 51 33 36 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 244 244 244 423 % 51,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBcDA  BeBAaaDbdACBEaEdcDCEECEbAAdBacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCDBaECbADaEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız b e     a      ebEE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız eBDdEeaCdbba cdbABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

393,113 7,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 88 15 17 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 47 47 47 58 % 7,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA BBCe CCDCBdaBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız dcCDdaECEADBEACaDBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEcACDBDACAEEAb EBAC  DCDBCa   BDAECDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B   EB CE  E eAbA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

292,368 37,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZOKK A 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 195 195 195 306 % 37,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC CAdbDCB aCe CECBECEbDcEBACcbCACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACAC  CCAE DEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  A B  d Eb   a  B  bE BC    C        AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b e ec            eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

273,582 50,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 235 235 235 407 % 50,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  BCBcbaDCBACBEbEbADCEaeEbAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCeBCECEAaBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız ede BA  B       b            e    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a               A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

213,375 90,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 381 381 381 737 % 90,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DdeBCC dAe DCBb  eA EbBE ECDAEdAdcE  b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ceed AC ECC    cAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    BE   cd  Aa                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

292,785 37,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 53 10 57 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 192 192 192 302 % 37,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAd B ecaCDCBACBECEdADCEECECAAC  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız   CDB  C ADaEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  a  B CD  ACAE         A   cb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B D                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

195,286 96,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 34 67 19 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 396 396 396 785 % 96,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBccdC ecBeeCBea ee EaBECECDeddAacd Aeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ceCeCAebdaCcEBacAeaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 21 0 3,75 % 13

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DeCaEbacECADeccbcaeecAeCbacddcbadaeaaAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBca               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

298,279 34,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 60 31 29 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 182 182 182 284 % 34,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABeDCBbCbccCECBEaECDcEBACBECAacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BebeCACaEaCeE DEABcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DAaBbbcDE Ae B    c  ABd C  eAD b   eA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBEe    c   eEd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

206,122 93,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RECEP ÖZKAN 120 26 20 74 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 386 386 386 762 % 93,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız  B  bC Cce bC d  a  aaBECEC A aACBEaAe C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız e  e ACE CC E  cABc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B        A     b d  b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  da                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

220,227 88,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SEMANUR KÜÇÜK 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 376 376 376 718 % 88,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDA  ddadaCDCBACBEC  bDbEECb cAdddEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız ebbc a C Aa E d  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CebBc    A  c               e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız  B                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

313,153 28,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 62 18 40 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 156 156 156 231 % 28,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CAB DCB a a  EbdEaECDbEBACBEC CEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BD cCACEEaCAEaDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB d eEbAeAa  BEA EA    a  A EAD  DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b a             EEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

217,056 89,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 379 379 379 729 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaaedC dAd DCBea ed EbBECECDeEdACabdACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız e   eACEEaCAEaDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız         E   be    d a  e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   e d        b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

223,713 85,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SILA AKSOY 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 365 365 365 699 % 85,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CebBaDA  aeada DCd aBEb  caCEECECAACdCEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız abCD CcCdAD EAC  dAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız    ac     A  E     B   A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız   b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

255,062 64,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİMA YILDIZ 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 292 292 292 523 % 64,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBbDAcBeCeAaCDCeeCBEbEd DCEECEdAACB Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bdbeBaEC ADaEAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bdB BAebccc AE A  aB   d    Ce     d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

374,957 10,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİNEM SUCU 120 82 15 23 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 69 69 69 83 % 10,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABeDCB CCeAbECBECECDAEBAdBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDbbCACEEaCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECdDECAaAB CB c EABeDdD CAe     DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız     BE     EaC   EAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

263,510 57,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE DÜZGÜN 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 261 261 261 469 % 57,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBC aDA eeCBAC DC  CBEbECeDCEECE AACBbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDdaEC AD EAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B a   A    dD                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B b  B              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

276,571 47,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE KELEŞ 120 53 32 35 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 228 228 228 385 % 47,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBbC eABbDbBACCBAdECeEaECDeEBAeBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeCACE aCeEeDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 11 11 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız eACBECdb bdeA     c   ceD  bbA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  aec d        C EbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

227,677 82,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ SARI 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 354 354 354 675 % 82,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız D eB C eAedDCcAa ac EadEacCDAEBAdaE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız debe ACEEaeAaBbEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B    E  e    c                   D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bd      a E       A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

192,848 97,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YAĞDIRAN 120 26 38 56 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 398 398 398 791 % 97,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeeBcDAe eeaAabDCcbaBEbEbcDCEaaEeAACd EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız aedcdCECEA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cae                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız caDdEcbdbed   d e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

257,275 63,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 286 286 286 514 % 63,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB Dcd   aAaCDCBAaBEdECbDCEECECAACaCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız debDBaEC AD EAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  Cecc    cA  E              C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

360,740 13,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜEDA COŞAN 120 76 11 33 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 86 86 86 110 % 13,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAdBBCecaCDCBACBECECADCEECECAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBCEbEADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBaACAE A  Ed                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B   Ee  E  E eAEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

273,533 50,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞURA ARSLAN 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 236 236 236 408 % 50,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDc  dCaca DCBeCBEbE ADCEECEdAACaCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBadC ADaEAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B   B     E          CDBCd D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a             A     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

316,038 27,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 152 152 152 222 % 27,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CAd DCB aCec EbBEaECDeaeACBECcCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCAdACEECCAEBDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEC DECdeAB  BEADEA      aA  A   ac  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız beebBbde     b dEE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

298,739 34,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EGE ERBİL 120 59 26 35 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 180 180 180 278 % 34,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAdB CeAadDCBeCBECEaADbEECECAACdCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBCEC AbeEACaDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BAa eaAb E eD EdA  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBb EB  d a   b  e d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

255,526 63,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 290 290 290 520 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız aBbBdC CcB DCBAa a   aBECECceEBACBE A EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCAC ECCAE DEAeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız                              A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D   e d          E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

212,561 91,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT ÖZSOYLU 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 383 383 383 742 % 91,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaeCC eAc DbdA  ec ECBECECceEeACdECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız c bbCACddabAcaDcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    a         a         b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız e e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

283,332 43,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 218 218 218 353 % 43,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBbC CAB DCBbaeacdEbcECECDAEdACcECcCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcdACE aCAEBDbABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  A B  e E AaAc    A    C C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  da eEe   E   C E AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

279,138 46,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 223 223 223 378 % 46,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBeC CAedDCBAaCacaECBEaECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeCACa CCAEBDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  bCB Cc    cA            C   A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız                   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

310,818 28,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 60 13 47 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 159 159 159 236 % 28,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAeBBCeACCDCBAaBEbECcDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDeaECEADeEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cCcEB C B    E     B      eB e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

328,607 21,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 127 127 127 177 % 21,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCdCABcDCBACCBcCECBEaECDAEBACBECcbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCACEEaCAEBacABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADAB  B A    d      b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBa   e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Söz Öbeklerinde Anlam D

3

%3,30

3

%3,30

1

%1,10

82

%90,11

1

%1,10

1

%1,10
 

Doğru (%90,11)

Yanlış (%8,79)

Boş (%1,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

6

%6,59

77

%84,62

2

%2,20

1

%1,10

3

%3,30

2

%2,20
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%13,19)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam D

20

%21,98

3

%3,30

6

%6,59

42

%46,15

8

%8,79

12

%13,19
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%40,66)

Boş (%13,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Paragrafın Yorumlanması B  

74

%81,32

1

%1,10

1

%1,10

14

%15,38

1

%1,10
 

Doğru (%81,32)

Yanlış (%17,58)

Boş (%1,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Diyaloğun Yorumlanması C  

10

%10,99

63

%69,23

8

%8,79

6

%6,59

4

%4,40
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%26,37)

Boş (%4,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,10
 

90

%98,90
    

Doğru (%98,90)

Yanlış (%1,10)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Karma Dil Bilgisi B

2

%2,20

27

%29,67

5

%5,49

4

%4,40

4

%4,40

49

%53,85
 

Doğru (%29,67)

Yanlış (%16,48)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

2

%2,20

56

%61,54

5

%5,49

24

%26,37

4

%4,40
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%34,07)

Boş (%4,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Sözcükte Anlam A

76

%83,52
 

13

%14,29

1

%1,10

1

%1,10
  

Doğru (%83,52)

Yanlış (%16,48)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Tırnak İşareti - Kesme İşareti B

2

%2,20

49

%53,85

3

%3,30

12

%13,19

16

%17,58

9

%9,89
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%36,26)

Boş (%9,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karma Dil Bilgisi A

6

%6,59

8

%8,79

11

%12,09

9

%9,89

15

%16,48

42

%46,15
 

Doğru (%6,59)

Yanlış (%47,25)

Boş (%46,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU D  

2

%2,20

1

%1,10

86

%94,51

2

%2,20
  

Doğru (%94,51)

Yanlış (%5,49)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-17 Paragrafı İkiye Ayırma C

1

%1,10

6

%6,59

80

%87,91

3

%3,30

1

%1,10
  

Doğru (%87,91)

Yanlış (%12,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

68

%74,73

6

%6,59

8

%8,79

4

%4,40

5

%5,49
 

Doğru (%74,73)

Yanlış (%19,78)

Boş (%5,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Cümlelerden Paragraf Oluşturma A

39

%42,86

6

%6,59

2

%2,20

10

%10,99

13

%14,29

21

%23,08
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%34,07)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül C

55

%60,44

2

%2,20

31

%34,07
  

3

%3,30
 

Doğru (%34,07)

Yanlış (%62,64)

Boş (%3,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Fiilimsiler - Karma C

3

%3,30

9

%9,89

49

%53,85

2

%2,20

3

%3,30

25

%27,47
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%18,68)

Boş (%27,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-12 Noktalama İşaretleri - Karma B

34

%37,36

10

%10,99

2

%2,20

1

%1,10

43

%47,25

1

%1,10
 

Doğru (%10,99)

Yanlış (%87,91)

Boş (%1,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

25

%27,47
 

33

%36,26

11

%12,09

7

%7,69

15

%16,48
 

Doğru (%27,47)

Yanlış (%56,04)

Boş (%16,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-25 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

7

%7,69

13

%14,29

37

%40,66

6

%6,59
 

28

%30,77
 

Doğru (%40,66)

Yanlış (%28,57)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Ünlülerle İlgili Ses Olayları E

1

%1,10

3

%3,30

1

%1,10

4

%4,40

77

%84,62

5

%5,49
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%9,89)

Boş (%5,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafın Yorumlanması C

7

%7,69

36

%39,56

43

%47,25

2

%2,20

1

%1,10

2

%2,20
 

Doğru (%47,25)

Yanlış (%50,55)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yorumlanması B  

83

%91,21

2

%2,20

3

%3,30

1

%1,10

2

%2,20
 

Doğru (%91,21)

Yanlış (%6,59)

Boş (%2,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Özgü Soru Kökü E    

1

%1,10

88

%96,70

2

%2,20
 

Doğru (%96,70)

Yanlış (%1,10)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

34

%37,36
 

53

%58,24
  

4

%4,40
 

Doğru (%58,24)

Yanlış (%37,36)

Boş (%4,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

1

%1,10
 

3

%3,30
 

85

%93,41

2

%2,20
 

Doğru (%93,41)

Yanlış (%4,40)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafın Yorumlanması C  

11

%12,09

78

%85,71
  

2

%2,20
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,09)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

1

%1,10

1

%1,10

6

%6,59

78

%85,71

2

%2,20

3

%3,30
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%10,99)

Boş (%3,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

45

%49,45

8

%8,79

10

%10,99
 

18

%19,78

10

%10,99
 

Doğru (%49,45)

Yanlış (%39,56)

Boş (%10,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

3

%3,30
 

2

%2,20

1

%1,10

82

%90,11

3

%3,30
 

Doğru (%90,11)

Yanlış (%6,59)

Boş (%3,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam B

4

%4,40

53

%58,24
 

14

%15,38

14

%15,38

6

%6,59
 

Doğru (%58,24)

Yanlış (%35,16)

Boş (%6,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

89

%97,80
    

2

%2,20
 

Doğru (%97,80)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,10
 

78

%85,71

9

%9,89

1

%1,10

2

%2,20
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,09)

Boş (%2,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-37 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

5

%5,49

57

%62,64

4

%4,40

18

%19,78

2

%2,20

5

%5,49
 

Doğru (%62,64)

Yanlış (%31,87)

Boş (%5,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Paragrafın Yorumlanması E  

5

%5,49
 

2

%2,20

83

%91,21

1

%1,10
 

Doğru (%91,21)

Yanlış (%7,69)

Boş (%1,10)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Yapısal Anlatım Bozuklukları C

3

%3,30

7

%7,69

50

%54,95

10

%10,99

4

%4,40

17

%18,68
 

Doğru (%54,95)

Yanlış (%26,37)

Boş (%18,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri A

74

%81,32
 

10

%10,99

2

%2,20

1

%1,10

4

%4,40
 

Doğru (%81,32)

Yanlış (%14,29)

Boş (%4,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 İki Cümleyi Karşılaştırma C

5

%5,49

8

%8,79

61

%67,03

2

%2,20

4

%4,40

11

%12,09
 

Doğru (%67,03)

Yanlış (%20,88)

Boş (%12,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-30

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

5

%5,49

3

%3,30

1

%1,10

7

%7,69

69

%75,82

6

%6,59
 

Doğru (%75,82)

Yanlış (%17,58)

Boş (%6,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-31

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Düşünceyi Geliştirme Yolları C

8

%8,79
 

77

%84,62

1

%1,10

3

%3,30

2

%2,20
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%13,19)

Boş (%2,20)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 TARİH VE ZAMAN B  

44

%48,35

14

%15,38

17

%18,68

8

%8,79

8

%8,79
 

Doğru (%48,35)

Yanlış (%42,86)

Boş (%8,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU D  

4

%4,40

3

%3,30

54

%59,34

19

%20,88

11

%12,09
 

Doğru (%59,34)

Yanlış (%28,57)

Boş (%12,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Osmanlı-Bizans İlişkileri C

2

%2,20

20

%21,98

46

%50,55

8

%8,79

2

%2,20

13

%14,29
 

Doğru (%50,55)

Yanlış (%35,16)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri A

14

%15,38

12

%13,19

14

%15,38

4

%4,40

39

%42,86

8

%8,79
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%75,82)

Boş (%8,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler C

3

%3,30

7

%7,69

53

%58,24

5

%5,49

2

%2,20

21

%23,08
 

Doğru (%58,24)

Yanlış (%18,68)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Bir Bilim Olarak Coğrafya A

89

%97,80
   

1

%1,10

1

%1,10
 

Doğru (%97,80)

Yanlış (%1,10)

Boş (%1,10)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Nüfusun Özellikleri ve Önemi C

9

%9,89

2

%2,20

77

%84,62
 

2

%2,20

1

%1,10
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%14,29)

Boş (%1,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Atmosfer ve İklim E

11

%12,09

5

%5,49

2

%2,20

9

%9,89

35

%38,46

29

%31,87
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%29,67)

Boş (%31,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) E

1

%1,10

11

%12,09

3

%3,30

9

%9,89

42

%46,15

25

%27,47
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%26,37)

Boş (%27,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları C

42

%46,15
 

42

%46,15
  

7

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Din Felsefesi C

1

%1,10

2

%2,20

82

%90,11

2

%2,20

3

%3,30

1

%1,10
 

Doğru (%90,11)

Yanlış (%8,79)

Boş (%1,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Ahlak Felsefesi A

64

%70,33

1

%1,10

5

%5,49

1

%1,10

5

%5,49

15

%16,48
 

Doğru (%70,33)

Yanlış (%13,19)

Boş (%16,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Felsefi Metin Analizi E

3

%3,30

1

%1,10

2

%2,20

3

%3,30

75

%82,42

7

%7,69
 

Doğru (%82,42)

Yanlış (%9,89)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Varlık Felsefesi B

15

%16,48

37

%40,66
 

2

%2,20

3

%3,30

34

%37,36
 

Doğru (%40,66)

Yanlış (%21,98)

Boş (%37,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Sanat Felsefesi D

8

%8,79

3

%3,30

1

%1,10

71

%78,02
 

8

%8,79
 

Doğru (%78,02)

Yanlış (%13,19)

Boş (%8,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E  

4

%4,40

31

%34,07

1

%1,10

45

%49,45

10

%10,99
 

Doğru (%49,45)

Yanlış (%39,56)

Boş (%10,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar A

87

%95,60
    

4

%4,40
 

Doğru (%95,60)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam ve İbadet B  

81

%89,01
 

3

%3,30

2

%2,20

5

%5,49
 

Doğru (%89,01)

Yanlış (%5,49)

Boş (%5,49)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar D

1

%1,10
 

4

%4,40

48

%52,75

1

%1,10

37

%40,66
 

Doğru (%52,75)

Yanlış (%6,59)

Boş (%40,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Din ve Hayat C

9

%9,89

1

%1,10

10

%10,99

2

%2,20

1

%1,10

68

%74,73
 

Doğru (%10,99)

Yanlış (%14,29)

Boş (%74,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Din Felsefesi C      

91

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Felsefi Metin Analizi A      

91

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Bilim Felsefesi E      

91

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bilgi Felsefesi B      

91

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D      

91

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar D  

4

%4,49

1

%1,12

28

%31,46

3

%3,37

53

%59,55
 

Doğru (%31,46)

Yanlış (%8,99)

Boş (%59,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Üslü ifadeler A

36

%40,45

7

%7,87

5

%5,62

1

%1,12

1

%1,12

39

%43,82
 

Doğru (%40,45)

Yanlış (%15,73)

Boş (%43,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Köklü ifadeler C

10

%11,24

4

%4,49

34

%38,20
 

1

%1,12

40

%44,94
 

Doğru (%38,20)

Yanlış (%16,85)

Boş (%44,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Dört İşlem Yeteneği B

4

%4,49

69

%77,53

7

%7,87
  

9

%10,11
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%12,36)

Boş (%10,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Faktöriyel Kavramı E

4

%4,49

6

%6,74

4

%4,49
 

26

%29,21

49

%55,06
 

Doğru (%29,21)

Yanlış (%15,73)

Boş (%55,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 Ondalık Sayılar C

2

%2,25

5

%5,62

48

%53,93

9

%10,11
 

25

%28,09
 

Doğru (%53,93)

Yanlış (%17,98)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

4

%4,49

20

%22,47

8

%8,99

4

%4,49

17

%19,10

36

%40,45
 

Doğru (%22,47)

Yanlış (%37,08)

Boş (%40,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-1 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

1

%1,12

9

%10,11

5

%5,62

20

%22,47

11

%12,36

43

%48,31
 

Doğru (%22,47)

Yanlış (%29,21)

Boş (%48,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler E   

6

%6,74

1

%1,12

56

%62,92

26

%29,21
 

Doğru (%62,92)

Yanlış (%7,87)

Boş (%29,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Rasyonel Sayılar C  

6

%6,74

33

%37,08

2

%2,25

1

%1,12

47

%52,81
 

Doğru (%37,08)

Yanlış (%10,11)

Boş (%52,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Çarpanlara Ayırma A

33

%37,08

2

%2,25
 

7

%7,87
 

47

%52,81
 

Doğru (%37,08)

Yanlış (%10,11)

Boş (%52,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri D

13

%14,61

4

%4,49

5

%5,62

19

%21,35

12

%13,48

36

%40,45
 

Doğru (%21,35)

Yanlış (%38,20)

Boş (%40,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

50

%56,18

4

%4,49

7

%7,87

1

%1,12

1

%1,12

26

%29,21
 

Doğru (%56,18)

Yanlış (%14,61)

Boş (%29,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-9 Fonksiyon Grafikleri B

12

%13,48

33

%37,08

4

%4,49

1

%1,12

2

%2,25

37

%41,57
 

Doğru (%37,08)

Yanlış (%21,35)

Boş (%41,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E

1

%1,12
 

2

%2,25
 

9

%10,11

77

%86,52
 

Doğru (%10,11)

Yanlış (%3,37)

Boş (%86,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-22 Özdeşlikler C  

3

%3,37

4

%4,49
  

82

%92,13
 

Doğru (%4,49)

Yanlış (%3,37)

Boş (%92,13)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri B

1

%1,12

40

%44,94

2

%2,25

6

%6,74

1

%1,12

39

%43,82
 

Doğru (%44,94)

Yanlış (%11,24)

Boş (%43,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Ondalık Sayılar E

4

%4,49

1

%1,12
 

2

%2,25

12

%13,48

70

%78,65
 

Doğru (%13,48)

Yanlış (%7,87)

Boş (%78,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

17

%19,10

4

%4,49

4

%4,49

3

%3,37

2

%2,25

59

%66,29
 

Doğru (%19,10)

Yanlış (%14,61)

Boş (%66,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Grafik Problemleri D

2

%2,25

11

%12,36

2

%2,25

10

%11,24

1

%1,12

63

%70,79
 

Doğru (%11,24)

Yanlış (%17,98)

Boş (%70,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sayı Problemleri E

4

%4,49
 

1

%1,12

3

%3,37

25

%28,09

56

%62,92
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%8,99)

Boş (%62,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-16 Sayı Problemleri A

30

%33,71

1

%1,12

2

%2,25

3

%3,37

3

%3,37

50

%56,18
 

Doğru (%33,71)

Yanlış (%10,11)

Boş (%56,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Sayı Problemleri B  

32

%35,96

4

%4,49

2

%2,25

1

%1,12

50

%56,18
 

Doğru (%35,96)

Yanlış (%7,87)

Boş (%56,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Rutin Olmayan Problemler C

6

%6,74

3

%3,37

17

%19,10

9

%10,11

14

%15,73

40

%44,94
 

Doğru (%19,10)

Yanlış (%35,96)

Boş (%44,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Grafik Problemleri D

1

%1,12

4

%4,49

4

%4,49

12

%13,48

1

%1,12

67

%75,28
 

Doğru (%13,48)

Yanlış (%11,24)

Boş (%75,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

1

%1,12

2

%2,25

33

%37,08

3

%3,37

2

%2,25

48

%53,93
 

Doğru (%37,08)

Yanlış (%8,99)

Boş (%53,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri D

7

%7,87
 

2

%2,25

16

%17,98

1

%1,12

63

%70,79
 

Doğru (%17,98)

Yanlış (%11,24)

Boş (%70,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-23 Hareket Problemleri E  

2

%2,25
 

1

%1,12

2

%2,25

84

%94,38
 

Doğru (%2,25)

Yanlış (%3,37)

Boş (%94,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Permütasyon C

1

%1,12

2

%2,25

13

%14,61

2

%2,25

1

%1,12

70

%78,65
 

Doğru (%14,61)

Yanlış (%6,74)

Boş (%78,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Basit Olayların Olasılıkları A

21

%23,60
 

2

%2,25

8

%8,99
 

58

%65,17
 

Doğru (%23,60)

Yanlış (%11,24)

Boş (%65,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 İkizkenar Üçgen D  

5

%5,62
 

3

%3,37

6

%6,74

75

%84,27
 

Doğru (%3,37)

Yanlış (%12,36)

Boş (%84,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-37 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik E

1

%1,12

1

%1,12

1

%1,12
 

2

%2,25

84

%94,38
 

Doğru (%2,25)

Yanlış (%3,37)

Boş (%94,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

11

%12,36

2

%2,25
 

2

%2,25
 

74

%83,15
 

Doğru (%12,36)

Yanlış (%4,49)

Boş (%83,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Kare D

1

%1,12
  

5

%5,62
 

83

%93,26
 

Doğru (%5,62)

Yanlış (%1,12)

Boş (%93,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Piramitler C   

1

%1,12

1

%1,12

2

%2,25

85

%95,51
 

Doğru (%1,12)

Yanlış (%3,37)

Boş (%95,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Silindir E

1

%1,12
  

1

%1,12
 

87

%97,75
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,25)

Boş (%97,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Dikdörtgen D

3

%3,37
 

2

%2,25

17

%19,10

2

%2,25

65

%73,03
 

Doğru (%19,10)

Yanlış (%7,87)

Boş (%73,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Dairede Çevre ve Alan A

12

%13,48
 

2

%2,25
  

75

%84,27
 

Doğru (%13,48)

Yanlış (%2,25)

Boş (%84,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-34 [1] Dörtgenler [2] Çemberde Uzunluk B

1

%1,12

7

%7,87
  

1

%1,12

80

%89,89
 

Doğru (%7,87)

Yanlış (%2,25)

Boş (%89,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Doğrunun Analitik İncelenmesi C   

3

%3,37
 

1

%1,12

85

%95,51
 

Doğru (%3,37)

Yanlış (%1,12)

Boş (%95,51)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Termometreler D

1

%1,19

26

%30,95
 

11

%13,10

3

%3,57

43

%51,19
 

Doğru (%13,10)

Yanlış (%35,71)

Boş (%51,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Küresel Aynalar B

6

%7,14

4

%4,76

2

%2,38

5

%5,95

3

%3,57

64

%76,19
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%19,05)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık B

12

%14,29

29

%34,52

2

%2,38
 

16

%19,05

25

%29,76
 

Doğru (%34,52)

Yanlış (%35,71)

Boş (%29,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı E

10

%11,90

3

%3,57

2

%2,38
  

69

%82,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,86)

Boş (%82,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları B

1

%1,19

22

%26,19

10

%11,90

1

%1,19

13

%15,48

37

%44,05
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%29,76)

Boş (%44,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle E

1

%1,19

4

%4,76

1

%1,19

1

%1,19

18

%21,43

59

%70,24
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%8,33)

Boş (%70,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Su Dalgaları A

4

%4,76

2

%2,38

2

%2,38

5

%5,95

3

%3,57

68

%80,95
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%14,29)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları A

2

%2,38

1

%1,19

2

%2,38

1

%1,19

5

%5,95

73

%86,90
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%10,71)

Boş (%86,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Periyodik Özellikler E

3

%3,57
 

4

%4,76

2

%2,38

3

%3,57

72

%85,71
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%10,71)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER B  

1

%1,19

1

%1,19

1

%1,19

3

%3,57

78

%92,86
 

Doğru (%1,19)

Yanlış (%5,95)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Sıvılar E

5

%5,95

2

%2,38
 

1

%1,19

3

%3,57

73

%86,90
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%9,52)

Boş (%86,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E  

2

%2,38

1

%1,19

3

%3,57

8

%9,52

70

%83,33
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%7,14)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karışımların Sınıflandırılması C

5

%5,95

1

%1,19
 

2

%2,38

1

%1,19

75

%89,29
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,71)

Boş (%89,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları C

1

%1,19

2

%2,38

4

%4,76

1

%1,19
 

76

%90,48
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%4,76)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Canlıların Ortak Özellikleri C

1

%1,19

1

%1,19

18

%21,43

3

%3,57

1

%1,19

60

%71,43
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%7,14)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Canlılardaki Temel Bileşikler B  

1

%1,19
 

2

%2,38

4

%4,76

77

%91,67
 

Doğru (%1,19)

Yanlış (%7,14)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Hücrelerin Karşılaştırılması E

1

%1,19
 

2

%2,38

2

%2,38

29

%34,52

50

%59,52
 

Doğru (%34,52)

Yanlış (%5,95)

Boş (%59,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Eşeysiz Üreme E

2

%2,38

6

%7,14

1

%1,19

8

%9,52

12

%14,29

55

%65,48
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%20,24)

Boş (%65,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı A

20

%23,81
 

2

%2,38

1

%1,19

15

%17,86

46

%54,76
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%21,43)

Boş (%54,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Soyağaçları (Otozomal) A

28

%33,33

1

%1,19

2

%2,38

3

%3,57
 

50

%59,52
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%7,14)

Boş (%59,52)
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