
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 NACİYE YÜKSEL 12E 34 3 33,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 27 1 26,75 6 0 6,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 87 13 83,75 390,909 113

2 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 5 32,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 26 2 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 87 17 82,75 388,448 120

3 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 28 1 27,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 85 18 80,50 381,326 140

4 0 İDİL YEGÜL 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 27 2 26,50 4 4 3,00 2 4 1,00 4 3 3,25 2 2 1,50 82 31 74,25 363,025 200

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 30 6 28,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 25 1 24,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 76 12 73,00 358,503 217

6 0 HAVVA SE *Y TURHAN 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 23 3 22,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 72 23 66,25 338,934 285

7 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 22 4 21,00 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 70 20 65,00 334,718 309

8 0 ELİFSU ZORBA 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 20 1 19,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 69 18 64,50 333,381 317

9 56 ÇAĞAN BEDİR 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 67 15 63,25 330,064 330

10 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 6 30,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 22 0 22,00 1 0 1,00 66 13 62,75 328,103 342

11 0 BEGÜM KIRTOK 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 20 3 19,25 1 0 1,00 2 1 1,75 66 19 61,25 324,184 363

12 0 SÜEDA COŞAN 12E 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 18 3 17,25 1 1 0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 67 25 60,75 322,857 369

13 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 29 9 26,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 23 2 22,50 1 2 0,50 1 1 0,75 66 21 60,75 322,606 371

14 0 ELA SEVER 12E 35 5 33,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 18 2 17,50 63 11 60,25 320,731 384

15 0 BEYZA ORTA 12E 33 6 31,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 18 1 17,75 2 2 1,50 64 16 60,00 320,041 388

16 0 DOĞA AYAR 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 5 17,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 65 21 59,75 319,775 390

17 0 BELEN SARI 12E 35 4 34,00 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 15 1 14,75 1 1 0,75 1 2 0,50 62 12 59,00 317,182 402

18 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 31 6 29,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 18 7 16,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 63 24 57,00 311,469 430

19 0 AZRA GÜNAL 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 3 13,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 61 18 56,50 310,383 435

20 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 31 6 29,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 16 3 15,25 1 0 1,00 59 11 56,25 309,342 442

21 0 ZEYNEP AYDIN 12E 32 8 30,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 16 4 15,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 61 20 56,00 308,279 447

22 0 ARDA ÇEKİM 12E 31 6 29,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 16 5 14,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 60 17 55,75 307,617 453

23 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 26 12 23,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 20 5 18,75 60 22 54,50 304,136 474

24 0 CEYLİN BİLGİN 12E 33 4 32,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 11 3 10,25 1 0 1,00 56 10 53,50 301,028 483

25 0 ECEM ARSLAN 12E 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 15 5 13,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 59 24 53,00 300,028 489

26 0 ELİF EYL * YILMAZ 12E 31 7 29,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 0 2,00 19 1 18,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 58 20 53,00 299,659 492

27 0 EMİNE GÜL BATI 12E 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 17 4 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 18 52,50 298,010 497

28 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 11 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 20 4 19,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 57 22 51,50 295,474 510

29 0 ECRİN KABASAKAL 12E 32 3 31,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 12 4 11,00 54 14 50,50 292,242 528
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

30 0 ASLI OSMANBEY 12E 32 6 30,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 10 4 9,00 54 15 50,25 291,552 534

31 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 28 7 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 11 1 10,75 2 1 1,75 3 2 2,50 54 19 49,25 289,614 549

32 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 32 5 30,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 53 14 49,50 289,303 551

33 0 DİLVİN AVCAN 12E 28 11 25,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 23 48,25 285,862 566

34 0 EKİN ERİŞ 12E 28 12 25,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 15 4 14,00 54 23 48,25 285,778 567

35 0 ELİF AYDIN 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 9 2 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 15 48,25 285,627 573

36 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 13 4 12,00 1 1 0,75 53 26 46,50 280,819 597

37 0 ELİF SU ÖZALP 12E 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 19 45,25 276,869 623

38 0 AKFYLA FÜK * 12E 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 49 18 44,50 274,663 633

39 0 KEMAL HORUZ 12E 26 10 23,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 9 4 8,00 1 4 0,00 1 3 0,25 50 24 44,00 273,459 637

40 0 DERİN YETİŞEN 12E 30 7 28,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 11 3 10,25 47 15 43,25 271,044 645

41 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 26 12 23,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 11 5 9,75 47 24 41,00 264,591 683

42 0 DERİN ERİŞTÜRK 12E 26 12 23,00 2 3 1,25 1 0 1,00 17 3 16,25 0 2 -0,50 46 20 41,00 264,412 688

43 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 27 12 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 9 6 7,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 47 29 39,75 260,761 704

44 0 ZEHRA İKAN 12E 27 11 24,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 47 29 39,75 260,631 705

45 0 ORHAN BAYKAL 12E 23 16 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 8 3 7,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 46 28 39,00 259,176 717

46 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 13 38,75 257,901 722

47 0 SUDE DÜZGÜN 12E 27 9 24,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 4 2,00 41 18 36,50 251,413 753

48 0 NAZ OKKA 12E 24 13 20,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 23 35,25 247,708 773

49 0 EZGİ KARACA 12E 26 12 23,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 5 3,75 40 20 35,00 247,038 777

50 0 BEYZA ÇETİN 12E 26 10 23,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 5 5 3,75 39 22 33,50 242,619 801

51 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 14 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 4 1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 40 28 33,00 241,993 803

52 0 SUDENAZ YALI 12E 26 10 23,50 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 2 4,50 38 19 33,25 241,876 805

53 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 24 9 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 36 15 32,25 239,040 821

54 0 ARDA BİLİR 12E 26 8 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 35 13 31,75 237,507 827

55 0 NİSA GÜRLER 12E 25 9 22,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 36 18 31,50 236,836 830

56 0 AYLİN ÖNİZ 12E 26 10 23,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 6 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 37 25 30,75 234,674 843

57 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 27 10 24,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 5 0,75 35 22 29,50 231,039 852

58 0 YİĞİT MERCAN 12E 24 10 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 34 19 29,25 230,236 858
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

59 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 24 10 21,50 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 34 19 29,25 230,205 859

60 0 EYLÜL TEZER 12E 23 13 19,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 9 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 36 28 29,00 229,691 861

61 0 HİRANUR YAZICI 12E 24 10 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 34 20 29,00 229,488 863

62 0 MELİSA POLAT 12E 23 9 20,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 32 14 28,50 228,047 868

63 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 24 13 20,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 29 26,75 223,060 886

64 0 ALPEREN SARP 12E 16 15 12,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 31 24 25,00 217,947 904

65 0 DİLAY YÜKSEL 12E 16 15 12,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 22 22,50 210,884 922

66 0 ECE CİHANKAYA 12E 19 15 15,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 210,515 923

67 0 İREM YALÇIN 12E 17 13 13,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 28 24 22,00 208,875 928

68 0 FATMA ESER 12E 19 9 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 16 21,00 206,040 934

69 0 HALİME KAYA 12E 15 15 11,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 25 25 18,75 199,988 942

70 0 ÖZLEMAYTEKİN 12E 14 2 13,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 20 5 18,75 199,605 944

71 0 SUDENAZ SARI 12E 16 22 10,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 4 3,00 27 35 18,25 198,210 945

72 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 17 12 14,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 22 18 17,50 195,911 951

73 0 SILA AKSOY 12E 13 12 10,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 4 0,00 22 19 17,25 195,321 953

74 0 ASYA SU YAVUZ 12E 16 13 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 21 16,75 193,722 957

75 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 17 18 12,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 21 25 14,75 187,908 967

76 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 14 23 8,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 6 14 2,50 26 50 13,50 184,330 971
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 NACİYE YÜKSEL 12E 34 3 33,25 13 6 11,50 33 1 32,75 7 3 6,25 87 13 83,75 390,909 1 27 113 113 113

2 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 5 32,75 14 6 12,50 30 3 29,25 9 3 8,25 87 17 82,75 388,448 2 29 119 119 120

3 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 7 31,25 13 5 11,75 32 1 31,75 7 5 5,75 85 18 80,50 381,326 3 35 139 139 140

4 0 İDİL YEGÜL 12E 32 7 30,25 11 9 8,75 31 6 29,50 8 9 5,75 82 31 74,25 363,025 4 49 197 197 200

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 30 6 28,50 14 3 13,25 30 1 29,75 2 2 1,50 76 12 73,00 358,503 5 53 214 214 217

6 0 HAVVA SE *Y TURHAN 12E 30 10 27,50 14 5 12,75 25 5 23,75 3 3 2,25 72 23 66,25 338,934 6 79 281 281 285

7 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 32 7 30,25 13 5 11,75 24 4 23,00 1 4 0,00 70 20 65,00 334,718 7 88 304 304 309

8 0 ELİFSU ZORBA 12E 34 6 32,50 13 6 11,50 20 1 19,75 2 5 0,75 69 18 64,50 333,381 8 93 312 312 317

9 56 ÇAĞAN BEDİR 12E 33 7 31,25 16 4 15,00 16 4 15,00 2 0 2,00 67 15 63,25 330,064 9 95 324 324 330

10 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 6 30,50 11 7 9,25 23 0 23,00 66 13 62,75 328,103 10 97 336 336 342

11 0 BEGÜM KIRTOK 12E 30 10 27,50 13 5 11,75 21 3 20,25 2 1 1,75 66 19 61,25 324,184 11 105 357 357 363

12 0 SÜEDA COŞAN 12E 31 8 29,00 13 7 11,25 19 4 18,00 4 6 2,50 67 25 60,75 322,857 12 107 363 363 369

13 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 29 9 26,75 12 7 10,25 23 2 22,50 2 3 1,25 66 21 60,75 322,606 13 108 365 365 371

14 0 ELA SEVER 12E 35 5 33,75 10 4 9,00 18 2 17,50 63 11 60,25 320,731 14 114 378 378 384

15 0 BEYZA ORTA 12E 33 6 31,50 11 7 9,25 20 3 19,25 64 16 60,00 320,041 15 115 382 382 388

16 0 DOĞA AYAR 12E 31 9 28,75 13 5 11,75 19 6 17,50 2 1 1,75 65 21 59,75 319,775 16 116 384 384 390

17 0 BELEN SARI 12E 35 4 34,00 10 4 9,00 16 2 15,50 1 2 0,50 62 12 59,00 317,182 17 120 396 396 402

18 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 31 6 29,50 11 6 9,50 19 7 17,25 2 5 0,75 63 24 57,00 311,469 18 129 424 424 430

19 0 AZRA GÜNAL 12E 34 6 32,50 10 8 8,00 14 3 13,25 3 1 2,75 61 18 56,50 310,383 19 131 429 429 435

20 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 31 6 29,50 11 2 10,50 16 3 15,25 1 0 1,00 59 11 56,25 309,342 20 133 436 436 442

21 0 ZEYNEP AYDIN 12E 32 8 30,00 13 6 11,50 16 4 15,00 0 2 -0,50 61 20 56,00 308,279 21 135 440 440 447

22 0 ARDA ÇEKİM 12E 31 6 29,50 13 4 12,00 16 6 14,50 0 1 -0,25 60 17 55,75 307,617 22 136 446 446 453

23 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 26 12 23,00 14 5 12,75 20 5 18,75 60 22 54,50 304,136 23 141 465 465 474

24 0 CEYLİN BİLGİN 12E 33 4 32,00 11 3 10,25 12 3 11,25 56 10 53,50 301,028 24 143 474 474 483

25 0 ECEM ARSLAN 12E 29 9 26,75 11 9 8,75 17 5 15,75 2 1 1,75 59 24 53,00 300,028 25 145 480 480 489

26 0 ELİF EYL * YILMAZ 12E 31 7 29,25 7 10 4,50 19 1 18,75 1 2 0,50 58 20 53,00 299,659 26 146 483 483 492

27 0 EMİNE GÜL BATI 12E 31 7 29,25 9 5 7,75 17 4 16,00 0 2 -0,50 57 18 52,50 298,010 27 149 488 488 497

28 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 11 23,25 10 6 8,50 20 4 19,00 1 1 0,75 57 22 51,50 295,474 28 153 499 499 510

29 0 ECRİN KABASAKAL 12E 32 3 31,25 10 7 8,25 12 4 11,00 54 14 50,50 292,242 29 158 517 517 528

30 0 ASLI OSMANBEY 12E 32 6 30,50 12 5 10,75 10 4 9,00 54 15 50,25 291,552 30 160 522 522 534

31 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 28 7 26,25 10 8 8,00 11 1 10,75 5 3 4,25 54 19 49,25 289,614 31 168 537 537 549

32 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 32 5 30,75 12 3 11,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 53 14 49,50 289,303 32 170 539 539 551

33 0 DİLVİN AVCAN 12E 28 11 25,25 9 7 7,25 16 3 15,25 1 2 0,50 54 23 48,25 285,862 33 177 554 554 566

34 0 EKİN ERİŞ 12E 28 12 25,00 11 7 9,25 15 4 14,00 54 23 48,25 285,778 34 178 555 555 567

35 0 ELİF AYDIN 12E 32 7 30,25 10 5 8,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 52 15 48,25 285,627 35 180 561 561 573

36 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 28 12 25,00 11 9 8,75 13 4 12,00 1 1 0,75 53 26 46,50 280,819 36 188 583 583 597

37 0 ELİF SU ÖZALP 12E 32 6 30,50 12 5 10,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 50 19 45,25 276,869 37 198 605 605 623

38 0 AKFYLA FÜK * 12E 32 6 30,50 11 5 9,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 49 18 44,50 274,663 38 201 615 615 633

39 0 KEMAL HORUZ 12E 26 10 23,50 13 3 12,25 9 4 8,00 2 7 0,25 50 24 44,00 273,459 39 203 619 619 637

40 0 DERİN YETİŞEN 12E 30 7 28,25 6 5 4,75 11 3 10,25 47 15 43,25 271,044 40 207 625 625 645

41 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 26 12 23,00 10 7 8,25 11 5 9,75 47 24 41,00 264,591 41 223 660 660 683

42 0 DERİN ERİŞTÜRK 12E 26 12 23,00 3 3 2,25 17 3 16,25 0 2 -0,50 46 20 41,00 264,412 42 226 665 665 688

43 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 27 12 24,00 11 7 9,25 9 7 7,25 0 3 -0,75 47 29 39,75 260,761 43 232 677 677 704

44 0 ZEHRA İKAN 12E 27 11 24,25 10 8 8,00 10 5 8,75 0 5 -1,25 47 29 39,75 260,631 44 233 678 678 705

45 0 ORHAN BAYKAL 12E 23 16 19,00 13 7 11,25 8 3 7,25 2 2 1,50 46 28 39,00 259,176 45 238 688 688 717

46 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 26 7 24,25 11 2 10,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 42 13 38,75 257,901 46 240 692 692 722

47 0 SUDE DÜZGÜN 12E 27 9 24,75 11 5 9,75 3 4 2,00 41 18 36,50 251,413 47 254 721 721 753

48 0 NAZ OKKA 12E 24 13 20,75 11 7 9,25 6 1 5,75 0 2 -0,50 41 23 35,25 247,708 48 261 737 737 773

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

49 0 EZGİ KARACA 12E 26 12 23,00 9 3 8,25 5 5 3,75 40 20 35,00 247,038 49 262 741 741 777

50 0 BEYZA ÇETİN 12E 26 10 23,50 8 7 6,25 5 5 3,75 39 22 33,50 242,619 50 272 765 765 801

51 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 14 19,50 12 7 10,25 5 7 3,25 40 28 33,00 241,993 51 274 767 767 803

52 0 SUDENAZ YALI 12E 26 10 23,50 7 7 5,25 5 2 4,50 38 19 33,25 241,876 52 275 769 769 805

53 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 24 9 21,75 12 6 10,50 36 15 32,25 239,040 53 281 782 782 821

54 0 ARDA BİLİR 12E 26 8 24,00 9 5 7,75 35 13 31,75 237,507 54 283 786 786 827

55 0 NİSA GÜRLER 12E 25 9 22,75 7 3 6,25 3 3 2,25 1 3 0,25 36 18 31,50 236,836 55 284 789 789 830

56 0 AYLİN ÖNİZ 12E 26 10 23,50 7 7 5,25 3 6 1,50 1 2 0,50 37 25 30,75 234,674 56 289 800 800 843

57 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 27 10 24,50 5 5 3,75 1 2 0,50 2 5 0,75 35 22 29,50 231,039 57 296 809 809 852

58 0 YİĞİT MERCAN 12E 24 10 21,50 9 5 7,75 1 4 0,00 34 19 29,25 230,236 58 297 813 813 858

59 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 24 10 21,50 7 8 5,00 3 1 2,75 34 19 29,25 230,205 59 298 814 814 859

60 0 EYLÜL TEZER 12E 23 13 19,75 8 5 6,75 4 9 1,75 1 1 0,75 36 28 29,00 229,691 60 300 816 816 861

61 0 HİRANUR YAZICI 12E 24 10 21,50 8 7 6,25 2 3 1,25 34 20 29,00 229,488 61 302 818 818 863

62 0 MELİSA POLAT 12E 23 9 20,75 8 4 7,00 1 1 0,75 32 14 28,50 228,047 62 306 823 823 868

63 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 24 13 20,75 6 8 4,00 3 7 1,25 1 1 0,75 34 29 26,75 223,060 63 313 838 838 886

64 0 ALPEREN SARP 12E 16 15 12,25 8 6 6,50 7 3 6,25 31 24 25,00 217,947 64 315 847 847 904

65 0 DİLAY YÜKSEL 12E 16 15 12,25 10 4 9,00 1 3 0,25 1 0 1,00 28 22 22,50 210,884 65 322 863 863 922

66 0 ECE CİHANKAYA 12E 19 15 15,25 7 6 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 210,515 66 323 864 864 923

67 0 İREM YALÇIN 12E 17 13 13,75 8 3 7,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 28 24 22,00 208,875 67 326 869 869 928

68 0 FATMA ESER 12E 19 9 16,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 16 21,00 206,040 68 330 875 875 934

69 0 HALİME KAYA 12E 15 15 11,25 6 7 4,25 2 1 1,75 2 2 1,50 25 25 18,75 199,988 69 333 882 882 942

70 0 ÖZLEMAYTEKİN 12E 14 2 13,50 4 3 3,25 2 0 2,00 20 5 18,75 199,605 70 334 884 884 944

71 0 SUDENAZ SARI 12E 16 22 10,50 7 9 4,75 4 4 3,00 27 35 18,25 198,210 71 335 885 885 945

72 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 17 12 14,00 2 5 0,75 3 1 2,75 22 18 17,50 195,911 72 339 891 891 951

73 0 SILA AKSOY 12E 13 12 10,00 8 3 7,25 1 4 0,00 22 19 17,25 195,321 73 341 893 893 953

74 0 ASYA SU YAVUZ 12E 16 13 12,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 22 21 16,75 193,722 74 344 897 897 957

75 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 17 18 12,50 4 7 2,25 21 25 14,75 187,908 75 349 907 907 967

76 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 14 23 8,25 6 13 2,75 6 14 2,50 26 50 13,50 184,330 76 353 911 911 971
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ÇAP TYT 1

274,663 63,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AKFYLA FÜK * 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 201 615 615 633 % 63,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECc B EDAEAcEeCACbDAAAEEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AeECAEb AcDCEDdd D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  eC Cb    a  bC e  BE   b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

257,901 72,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 42 13 65 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 240 692 692 722 % 72,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCEC   bE Ad BECC CEDAdAaEEDBDCEBeeDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAE aA DCED   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C aE  D     C  e      C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e            d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

217,947 90,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 315 847 847 904 % 90,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ab CCEde  b  AdAc dd CEDAdA baDdDCEdeB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEdad   ED  aD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C     b     C DA BEE  b          b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

237,507 82,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 283 786 786 827 % 82,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDbCeCE D   AcA ECeeECADA EEDBdCDBEBabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEdAC  aADDb Cd  D b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

307,617 45,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA ÇEKİM 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 136 446 446 453 % 45,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaAC CEED eC BAcECeAECADAAcaDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEAACE eA DD CEaEDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B ceACDCE eBDdD DAC BECAb            d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

291,552 53,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI OSMANBEY 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 160 522 522 534 % 53,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACeCEE c CABAEECeAbCADAAEEDaECDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEbACE eADDDcCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  a cCACDCE Cc C  De      C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

193,722 95,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 22 21 77 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 344 897 897 957 % 95,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECc     edbcEeCeCEDAbdEbcDaDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AddCeEeeAeaC     D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                    d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

234,674 84,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 289 800 800 843 % 84,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCaAC aEEDB  dBAEECeAECADAdEaeBbCDBEd DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEddCEd A  De EaaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  d  dd   b C  aD  A      b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  D               dd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

358,503 21,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 76 12 32 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 53 214 214 217 % 21,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  bACCECDBBCED cABEeCA EDbdAEEcD DCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  BdCAEdDADDCEDAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBB CACE CDCD BDdCDACBEEABCD C B CA  CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız eDb     B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

310,383 43,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AZRA GÜNAL 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 131 429 429 435 % 43,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCeACDCEEDeBdABAEECCAECdDAAEEDBECDBEBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACEdaA DebCEaED a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B aA AC C dCB C  DA EB C   Dd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e        DE  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

264,591 68,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 223 660 660 683 % 68,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdCCECe BeEeAcABEeCeaEDe AEcEDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız bedCcEADAccCED EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB ACACcb cCD B C De  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

324,184 36,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 105 357 357 363 % 36,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız acACaEaDBBCEeAdABECCACEDAAcEEccBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdEbAEdaADDCEDAE Da      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAeEbC CD aDCCDAC E AB D         C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                bD B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

317,182 40,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 62 12 46 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 120 396 396 402 % 40,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECc BCEDAEABECCAeEDAAAEEEDBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız e  CdE DA DCEDbEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBB CAC  C CD    CDA BE bB    aB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                dD  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

242,619 80,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 272 765 765 801 % 80,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECD   E AdAcEeCACbDAbbEEdDaDCEdBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ccECdaeDb DCED  eD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   dA E    a     De  c   Cb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

320,041 38,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 115 382 382 388 % 38,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACcCEEDeBCAcAEECCAECADAbEEDBECDaEBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACEbcAaDDdCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBB C CDCE C  CD DAC   C CB aB  Cca   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

388,448 12,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 87 17 16 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 119 119 120 % 12,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACcAC CEEcBBCABAEECCAdCADAAEEDBcCDBEdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEADADDDbCEaEDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEddBDCD DACEBECACBD BDb A    CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız d DD ECdBe    CDE  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

330,064 33,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  56
ÇAĞAN BEDİR 120 67 15 38 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 95 324 324 330 % 33,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACeECDBBCEDbEABEeCACEDAAAaEdDBDCEBBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dBECAEADADDCEDAE*D*b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  B AC CEEdbCDCBD bDA      CD C  b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız        D          B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

301,028 48,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN BİLGİN 120 56 10 54 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 143 474 474 483 % 48,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DcACCEC BBCEDAEABEeCeCEDAAAaE DBDCEBBB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız c ECAEe A DCED EbD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B B CAb    CD B CCDA  b    e   B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

264,412 68,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN ERİŞTÜRK 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 226 665 665 688 % 68,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCacCcCEED BCAcAcECC EeADAAEEDadCDBEcBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız aEddCE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız Ba ACACDC bdBDCD DA   EC C D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız                ed   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

271,044 64,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 207 625 625 645 % 64,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC Bce  AEABEeCACEDAdAaEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ed CAE Db eC    bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız    ACACE CDC    d DeC    cC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

210,884 92,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 322 863 863 922 % 92,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız a ACCEa cBCEeAdbBaeaeC DAebEEcccDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız Ad CAEeDAaa ED E D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız            C              a      e     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız      D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

285,862 56,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLVİN AVCAN 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 177 554 554 566 % 56,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CEEaeBCABdEECCAbeADAAEababCDaEBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdeCbe AaDD CEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAbACDCEE BDdDbDA  B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e        cE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

319,775 39,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 65 21 34 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 116 384 384 390 % 39,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCEEDBBCABAcECeeECbDeAEaDBECDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACE eAaDeACECEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACAC C bCBDCedDACdBE  C Da         e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c    C        D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

210,515 92,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 323 864 864 923 % 92,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAbCCECD  C  ccABEeeAC DAA cEcbBeaEaedeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deEC Ee AeDC b Eb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız    e  C      a  C aA      b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız      b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

300,028 48,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 59 24 37 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 145 480 480 489 % 48,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACeCEE  BCAaAEaCeAECADAdcEDabCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCEAcAcaDbCEbEDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAeACc EbC  CD DACdBE  b    D       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  b               C B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

292,242 52,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 54 14 52 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 158 517 517 528 % 52,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DA CCEae  CE AEA EeCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECdEeeAcDCED bCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a   CcCEECDC  BDC  A  b   Ce            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

285,778 56,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 178 555 555 567 % 56,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCaACeCEEcBBCABAEECeeECADAAEcDdcaDBEeBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEcdCE DcaDDACEaED e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACc E d  CD DAC  E  CaD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

320,731 38,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 63 11 46 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 114 378 378 384 % 38,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCECcBBbEDAEAcECCACEDAAAEEEDBDCEBBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAE  AcDCED a D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcCEECDCD BbC DA  E   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

295,474 51,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ ETYEMEZ 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 153 499 499 510 % 51,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaAC CEE eBCABdd CdAbCADAbEEDabCDdEBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdbCEAaA DD CEabD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACAC CEd BDCDCDe dBE  CBDaB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c              E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

285,627 57,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 180 561 561 573 % 57,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdbCECe BCEDAcAeECCACEDAAAEEbDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAE  A DCEDbbaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   C C Ed CD B C  A  b        B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

381,326 14,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 85 18 17 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 35 139 139 140 % 14,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCEEDBBCABAEECCAECADAbEaeBbCDBEdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACEAbAbDDACE EDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEECBDaDCDACEBECACBD B  CAE   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cD   edBDa D bD C B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

299,659 49,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF EYL * YILMAZ 120 58 20 42 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 146 483 483 492 % 49,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abAaCECDB C DAEABaCCbCdDAAAEEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBdCAaeDdaDdceb  D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBB CACE CDCD BDdCDACB    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız eD                d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

276,869 62,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF SU ÖZALP 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 198 605 605 623 % 62,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdCCECcaBCEDAEABECCACEDAAA EdDBDCE BBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEdbADaCED EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız    AeAe dd Ce  eC DA          a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

333,381 31,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİFSU ZORBA 120 69 18 33 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 93 312 312 317 % 31,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCECDcBCEDAEAeECCACEDAdAaEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dBECeEdDcDDCEDAEaD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcCE C CD BDCCDACBE   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c b           adD Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

298,010 49,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE GÜL BATI 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 149 488 488 497 % 49,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACbAb CEEcBBCABAcECCAECADAAE DdcCDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACEea  D  CEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  cB e CD EECBDCD DAC  bC CcD B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e       a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

304,136 47,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 60 22 38 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 141 465 465 474 % 47,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAdaCECce C cAEAcECCACdDAAAacbDBDCEBdBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAEbDADDCEDAEeD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBdCAeE dDC a  CCDACBEEA CDDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

229,691 86,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 300 816 816 861 % 86,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız adACCECc aCE A  cEeCACdDAAeaEEcaDCEdaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız c dCAE DcbD ED  aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız ac   c  dee     C DA     db e        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                 b B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

247,038 77,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EZGİ KARACA 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 262 741 741 777 % 77,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECcBBbEDAdAB eC CbDAAbaEcDBeCEBeaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AadC E  c DCED  CD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   C C a   a   a DA dd                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

206,040 93,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FATMA ESER 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 330 875 875 934 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDbCcbEEc  ebBAE Ce ECcDA E DBaC  E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAcCEeeA        D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız       d                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e         b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

187,908 96,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 21 25 74 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 349 907 907 967 % 96,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abACCbae Bd cedbBECCACEDcde EacB bda BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız beECbc be  C    bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

280,819 59,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLÜMSER KARABIYIK 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 188 583 583 597 % 59,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdCCECceBCEDAEABEeCACEDAAAaEdDaaCEdedDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECdEcDAcDCEDAaaDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE CbCa   bdDA  E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                dD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

199,988 94,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KAYA 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 333 882 882 942 % 94,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ab CCEa   dd edAcdCCAC DA A  ccB CEceBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız d dCAEAbba a    CDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız      c       C     A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız D    b         d  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

338,934 28,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SE *Y TURHAN 120 72 23 25 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 79 281 281 285 % 28,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECDcBbEDAEAcEeCACEDAAAEEEDdDdEadcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AeECAEdDAbDCEDAEbD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BACACEdCDCD BDCCDACBbE BbDD ad C   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   EDc e         b B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

289,614 54,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 168 537 537 549 % 54,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC   bE AEAcECCACEabA aEEDBDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECdEbaAeDCEDA aD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aB   ACE    D   C  AC E   C D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız De    C       CbD Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

260,761 70,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİLAL ÇOBANOĞLU 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 232 677 677 704 % 70,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AeDbCcdEEDBBCAaccECbcECADbAEaDBECD EBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız ddAACEdcAaDD CEaaDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B BACAC    d  CcC A   b  bae          b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız db              d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 3 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

229,488 86,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİRANUR YAZICI 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 302 818 818 863 % 86,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACcAC CE     AcAcaCeAECADAddaDacCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACE cAeDDcb ad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    Ae d    d      A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

363,025 20,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İDİL YEGÜL 120 82 31 7 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 49 197 197 200 % 20,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC eBCEDAEABEeCACEDbAAEbEDBDdEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEdDAcDCEDdcaDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEbCDCDaBDCCDACBEEABCD CEdbCc eC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DcEec bbBCBeaE dD Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

208,875 92,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İREM YALÇIN 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 326 869 869 928 % 92,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız bCaACebEED  eAccdbCeAECcD AE D  C   B ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız d cACE aADDD     D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    c  CDC     d a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız ac    e         d  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

273,459 63,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 203 619 619 637 % 63,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACeEC ceC c dABECCACEDAA aEdDBDCEcaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cBECdE  ADDCEDAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız cB ACcC  dDCDeB    A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cbE c b        db Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

311,469 43,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİKE NAZ ARSLAN 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 129 424 424 430 % 43,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACDCE eBBCABAbECeAECbDAAEaDBdCDBEBBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEdDA DD CEabD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  BBACACDCEdbB CD DAecBbCbaBD   C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bc    eCae         B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 4 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

228,047 86,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİSA POLAT 120 32 14 74 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 306 823 823 868 % 86,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AAeCECb    c cdBECCA EDAAeaEcDaDCEB BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız Aad dE eA DCED   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C    d                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

241,993 80,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 274 767 767 803 % 80,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDbC bEED BeAc dECCeECADAcbcDBdCadbeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız ddAdCEAcADDDcCEbED e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız E cbDce    B Ebbd  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

390,909 11,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 87 13 20 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 113 113 113 % 11,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC AC CEEDBBCABAEECCAECADAbEaDB CDBEBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız aEeACEADAaDDcCEeEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEECBDCDCDAC BECACcD B  CAEBA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bc    eCBD B   D C B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

247,708 77,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ OKKA 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 261 737 737 773 % 77,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEC cBb  AEAcEeCACEDcAbaEEedeCEcBdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEbec DCED ECDda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  A  C    C    C             cB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c              d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

239,040 82,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 36 15 69 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 281 782 782 821 % 82,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dC AC CE c  CAcAdECeebCADAA EDBEdDBEBB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCEccADDD CEaED b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

236,836 83,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSA GÜRLER 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 284 789 789 830 % 83,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DA CCECD  CED E cbeaACEDcAAaccDBDCEB aDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız A d  EA A DCb   aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C b  d C       A  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e       d D  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

259,176 71,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 238 688 688 717 % 71,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız bCacbcCEEc BCdBedECCcECADcbEaDdcCDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACEeDAbDDdCEbEDac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBAC d        D  A EB   b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  D  D           cb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

195,911 95,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 22 18 80 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 339 891 891 951 % 95,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aA CCEa   d  d  cEeC  EDAdAaEcedDCEB BeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dd bdE  Ac               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız            CD      A                 b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

199,605 94,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZLEMAYTEKİN 120 20 5 95 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 334 884 884 944 % 94,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DA CCEC   CE AEb  eC                B DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdEC E           D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

184,330 97,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 26 50 44 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 353 911 911 971 % 97,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DbddCEaD B EaAdecdeCcCbDebbEE DaceEcaeec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AccCeEeecacCEeebbDb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 14 10 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 14 20 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız ccBebACdcdcCcCdbCeab                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

322,606 37,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 66 21 33 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 108 365 365 371 % 37,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CEEc BCdcAcECCAdaeDbAEaDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcAdEADADDDdCEaaDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEdCBDCDCDAC  E  C DcB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cD    e         d  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

223,060 88,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SEMANUR KÜÇÜK 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 313 838 838 886 % 88,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAbCCEeD  e aAdAeEeCddEDAAAdEdDdDCEBaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız bddCdEe A DaEb  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c  bC C ad         e  E   b   c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e           B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

328,103 34,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 97 336 336 342 % 34,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACebCDCEEa  CABAEECCcdCADAAEEDBbCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACE cADDDcCcaEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 0 17 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACACDCE CBDC  DAC BEC CBD          C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

309,342 44,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEVVAL GÜZEL 120 59 11 50 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 133 436 436 442 % 44,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CaACcCE DBBCABAEECCAECADAbEEDdECDBE ecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEe CE  A DD CEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACAd CE bBDCD DA   EC C  d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız                D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

230,205 85,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 298 814 814 859 % 85,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC dE     dBAcECeAEaADAAEEDecaDBEdaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dddcCbeeA DDbCE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B     C       e  D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

195,321 95,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SILA AKSOY 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 341 893 893 953 % 95,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız a  CCEC   d  dcbB ee  EDA AaE ba aEBe D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız b  CdE  A DCE       Be  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız e    c    a           b   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

251,413 75,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE DÜZGÜN 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 254 721 721 753 % 75,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACebEED  CAcAcECC dCADAdEEDB CbBEBabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACEd ADDD CEdbD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız     ae        Ca DA      b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

198,210 94,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ SARI 120 27 35 58 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 335 885 885 945 % 94,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AeDACeaE c BabBAdcaedcCADdAEaedcCaBaaeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcdCEb AbaDbeEb D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    Ab C C     ba eA                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

231,039 85,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YAĞDIRAN 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 296 809 809 852 % 85,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEaD  bd AdbBaeCAeEDAAAEEcDBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dBdCbEeDAa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız dBe                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DabcEee             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

241,876 80,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 275 769 769 805 % 80,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCE DBBCE cEA EeC CEDAAAaEbcdDCEBeabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız beaCdE  c DCEDca D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız      A E d C       A  d   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

322,857 36,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜEDA COŞAN 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 107 363 363 369 % 36,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEd eBCEDAcABEeCACEDbAAEEdDBDCEBdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAEdDADDCdDbECDda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcCEbCDCDaBD CDA  EE       Bb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız b ED aeec       D Ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

230,236 85,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 297 813 813 858 % 85,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCE     eBd ECedEeADAdEEDdadbBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEc CEbeADaD CE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız    e  a         de B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

260,631 70,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 233 678 678 705 % 70,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCEEe  CdBAEaCCeECADAAEaDaECaBEdeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEddCEdDcDDDcCEeaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B cA AC CE    dD DA   E  e  a b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız c    ce        bd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

289,303 55,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 170 539 539 551 % 55,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECc BCEDAEABE CACdDAAAaE DBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cB CAEADAeDCED  eD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BaaACcC    C    C DA  E   b a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız        a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

308,279 44,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 135 440 440 447 % 44,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACDCEEDBBCABAcaCeAEeADAAbaDBbCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeAbEADADDDbCEaEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBB CACDCE dB bD DA  cEb CB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c            a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 3 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

334,718 30,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 70 20 30 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 88 304 304 309 % 30,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCEEDBBCABAEEC AECADAAEaDddCDdEBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACdbDADDDACE cDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBACACDCEbbBDCDCDACE E cCBD  D       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Ec    e       eb    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sözcükte Anlam D

32

%42,11

1

%1,32

5

%6,58

22

%28,95

9

%11,84

7

%9,21
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%61,84)

Boş (%9,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Metne Sözcük Yerleştirme A

58

%76,32

11

%14,47

4

%5,26

1

%1,32
 

2

%2,63
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%21,05)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

53

%69,74

4

%5,26
 

8

%10,53

3

%3,95

8

%10,53
 

Doğru (%69,74)

Yanlış (%19,74)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

2

%2,63

1

%1,32

69

%90,79

1

%1,32

3

%3,95
  

Doğru (%90,79)

Yanlış (%9,21)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%1,32

2

%2,63

71

%93,42
 

2

%2,63
  

Doğru (%93,42)

Yanlış (%6,58)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma E  

1

%1,32
  

75

%98,68
  

Doğru (%98,68)

Yanlış (%1,32)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

10

%13,16

4

%5,26

56

%73,68

4

%5,26

1

%1,32

1

%1,32
 

Doğru (%73,68)

Yanlış (%25,00)

Boş (%1,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D  

1

%1,32

20

%26,32

18

%23,68

12

%15,79

25

%32,89
 

Doğru (%23,68)

Yanlış (%43,42)

Boş (%32,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Karma Dil Bilgisi B

1

%1,32

21

%27,63

6

%7,89
 

8

%10,53

40

%52,63
 

Doğru (%27,63)

Yanlış (%19,74)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B

1

%1,32

43

%56,58

1

%1,32
 

2

%2,63

29

%38,16
 

Doğru (%56,58)

Yanlış (%5,26)

Boş (%38,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

1

%1,32

8

%10,53

46

%60,53

5

%6,58

6

%7,89

10

%13,16
 

Doğru (%60,53)

Yanlış (%26,32)

Boş (%13,16)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ses Bilgisi - Karma E    

2

%2,63

53

%69,74

21

%27,63
 

Doğru (%69,74)

Yanlış (%2,63)

Boş (%27,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

4

%5,26
 

12

%15,79

33

%43,42

5

%6,58

22

%28,95
 

Doğru (%43,42)

Yanlış (%27,63)

Boş (%28,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

57

%75,00

1

%1,32

4

%5,26

5

%6,58

4

%5,26

5

%6,58
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,42)

Boş (%6,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Büyük Harflerin Yazılışı E  

1

%1,32

17

%22,37

19

%25,00

35

%46,05

4

%5,26
 

Doğru (%46,05)

Yanlış (%48,68)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül A

55

%72,37

8

%10,53
 

6

%7,89

2

%2,63

5

%6,58
 

Doğru (%72,37)

Yanlış (%21,05)

Boş (%6,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma B

2

%2,63

45

%59,21

23

%30,26
 

3

%3,95

3

%3,95
 

Doğru (%59,21)

Yanlış (%36,84)

Boş (%3,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

7

%9,21

2

%2,63

1

%1,32

2

%2,63

58

%76,32

6

%7,89
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%15,79)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

1

%1,32

29

%38,16

2

%2,63

42

%55,26

2

%2,63
 

Doğru (%38,16)

Yanlış (%59,21)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma C

3

%3,95
 

70

%92,11

1

%1,32

2

%2,63
  

Doğru (%92,11)

Yanlış (%7,89)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

48

%63,16

1

%1,32

4

%5,26

3

%3,95

10

%13,16

10

%13,16
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%23,68)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%3,95
 

61

%80,26

1

%1,32

6

%7,89

5

%6,58
 

Doğru (%80,26)

Yanlış (%13,16)

Boş (%6,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

8

%10,53

1

%1,32

8

%10,53

55

%72,37

4

%5,26
 

Doğru (%72,37)

Yanlış (%22,37)

Boş (%5,26)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,32
  

74

%97,37
 

1

%1,32
 

Doğru (%97,37)

Yanlış (%1,32)

Boş (%1,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

60

%78,95

6

%7,89

5

%6,58

1

%1,32

3

%3,95

1

%1,32
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%19,74)

Boş (%1,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

47

%61,84

9

%11,84

1

%1,32

12

%15,79

1

%1,32

6

%7,89
 

Doğru (%61,84)

Yanlış (%30,26)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

56

%73,68

7

%9,21

2

%2,63

2

%2,63

4

%5,26

5

%6,58
 

Doğru (%73,68)

Yanlış (%19,74)

Boş (%6,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

33

%43,42
 

3

%3,95

1

%1,32

31

%40,79

8

%10,53
 

Doğru (%40,79)

Yanlış (%48,68)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E  

5

%6,58

5

%6,58

1

%1,32

62

%81,58

3

%3,95
 

Doğru (%81,58)

Yanlış (%14,47)

Boş (%3,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

4

%5,26

10

%13,16

18

%23,68

16

%21,05

20

%26,32

8

%10,53
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%63,16)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Cümle Yerleştirme D  

3

%3,95

6

%7,89

61

%80,26

5

%6,58

1

%1,32
 

Doğru (%80,26)

Yanlış (%18,42)

Boş (%1,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragraf-Başlık İlişkisi B

14

%18,42

44

%57,89

1

%1,32

13

%17,11

1

%1,32

3

%3,95
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%38,16)

Boş (%3,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

4

%5,26

2

%2,63

1

%1,32

60

%78,95

3

%3,95

6

%7,89
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%13,16)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%5,26

1

%1,32

64

%84,21

5

%6,58

1

%1,32

1

%1,32
 

Doğru (%84,21)

Yanlış (%14,47)

Boş (%1,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%1,32

1

%1,32
 

1

%1,32

69

%90,79

4

%5,26
 

Doğru (%90,79)

Yanlış (%3,95)

Boş (%5,26)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

5

%6,58

50

%65,79

4

%5,26

10

%13,16
 

7

%9,21
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%25,00)

Boş (%9,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

7

%9,21

38

%50,00
 

4

%5,26

18

%23,68

9

%11,84
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%38,16)

Boş (%11,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

5

%6,58

51

%67,11

2

%2,63

8

%10,53

4

%5,26

6

%7,89
 

Doğru (%67,11)

Yanlış (%25,00)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D  

5

%6,58
 

52

%68,42

13

%17,11

6

%7,89
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%23,68)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

6

%7,89

2

%2,63

3

%3,95

59

%77,63

1

%1,32

5

%6,58
 

Doğru (%77,63)

Yanlış (%15,79)

Boş (%6,58)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Zaman Kavramı A

22

%28,95

6

%7,89

18

%23,68

17

%22,37

12

%15,79

1

%1,32
 

Doğru (%28,95)

Yanlış (%69,74)

Boş (%1,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri B

4

%5,26

10

%13,16

2

%2,63

47

%61,84

7

%9,21

6

%7,89
 

Doğru (%13,16)

Yanlış (%78,95)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete E

1

%1,32
 

1

%1,32

14

%18,42

53

%69,74

7

%9,21
 

Doğru (%69,74)

Yanlış (%21,05)

Boş (%9,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Sevr Antlaşması C  

3

%3,95

70

%92,11

1

%1,32
 

2

%2,63
 

Doğru (%92,11)

Yanlış (%5,26)

Boş (%2,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Millî Mücadele'de Cepheler A

41

%53,95

3

%3,95

3

%3,95

19

%25,00

4

%5,26

6

%7,89
 

Doğru (%53,95)

Yanlış (%38,16)

Boş (%7,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Doğa ve İnsan Etkileşimi E

2

%2,63

2

%2,63

1

%1,32

1

%1,32

69

%90,79

1

%1,32
 

Doğru (%90,79)

Yanlış (%7,89)

Boş (%1,32)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri A

13

%17,11

8

%10,53

2

%2,63

14

%18,42

15

%19,74

24

%31,58
 

Doğru (%17,11)

Yanlış (%51,32)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de İç Kuvvetler D

10

%13,16

6

%7,89

1

%1,32

30

%39,47

6

%7,89

23

%30,26
 

Doğru (%39,47)

Yanlış (%30,26)

Boş (%30,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Nüfus Piramitleri A

59

%77,63

3

%3,95

8

%10,53

2

%2,63

1

%1,32

3

%3,95
 

Doğru (%77,63)

Yanlış (%18,42)

Boş (%3,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel
Özellikleri ve Etkileri D

10

%13,16

3

%3,95

14

%18,42

17

%22,37

10

%13,16

22

%28,95
 

Doğru (%22,37)

Yanlış (%48,68)

Boş (%28,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D

6

%7,89
 

2

%2,63

58

%76,32

1

%1,32

9

%11,84
 

Doğru (%76,32)

Yanlış (%11,84)

Boş (%11,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C

2

%2,63

1

%1,32

61

%80,26

1

%1,32

1

%1,32

10

%13,16
 

Doğru (%80,26)

Yanlış (%6,58)

Boş (%13,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E  

1

%1,32

2

%2,63

2

%2,63

59

%77,63

12

%15,79
 

Doğru (%77,63)

Yanlış (%6,58)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D  

3

%3,95
 

57

%75,00

4

%5,26

12

%15,79
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%9,21)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

13

%17,11

10

%13,16

7

%9,21

5

%6,58

2

%2,63

39

%51,32
 

Doğru (%17,11)

Yanlış (%31,58)

Boş (%51,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Din ve İslam E

7

%9,21

6

%7,89

2

%2,63

2

%2,63

33

%43,42

26

%34,21
 

Doğru (%43,42)

Yanlış (%22,37)

Boş (%34,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

31

%40,79

11

%14,47

6

%7,89

1

%1,32

5

%6,58

21

%27,63

1

%1,32

Doğru (%7,89)

Yanlış (%64,47)

Boş (%27,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Din ve Hayat D    

70

%92,11
 

6

%7,89
 

Doğru (%92,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar E

2

%2,63

1

%1,32

11

%14,47

4

%5,26

1

%1,32

56

%73,68

1

%1,32

Doğru (%1,32)

Yanlış (%25,00)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve Bilim D

8

%10,53

9

%11,84

2

%2,63

1

%1,32

2

%2,63

54

%71,05
 

Doğru (%1,32)

Yanlış (%27,63)

Boş (%71,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama B  

1

%1,32
   

75

%98,68
 

Doğru (%1,32)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sanat Felsefesi D     

1

%1,32

75

%98,68
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,32)

Boş (%98,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Bilgi Felsefesi B      

76

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce
ve Argümanları C      

76

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri A

1

%1,32
    

75

%98,68
 

Doğru (%1,32)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,68)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Rasyonel Sayılar B

7

%10,00

35

%50,00

4

%5,71

2

%2,86

1

%1,43

21

%30,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Üslü ifadeler B

2

%2,86

31

%44,29

3

%4,29
  

34

%48,57
 

Doğru (%44,29)

Yanlış (%7,14)

Boş (%48,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler B

1

%1,43

33

%47,14
  

1

%1,43

35

%50,00
 

Doğru (%47,14)

Yanlış (%2,86)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

34

%48,57

1

%1,43
 

2

%2,86

4

%5,71

29

%41,43
 

Doğru (%48,57)

Yanlış (%10,00)

Boş (%41,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Çok Bilinmeyenki Denklemler C  

1

%1,43

50

%71,43

5

%7,14

1

%1,43

13

%18,57
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%10,00)

Boş (%18,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

35

%50,00
 

13

%18,57
  

22

%31,43
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%18,57)

Boş (%31,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

2

%2,86

4

%5,71

40

%57,14

1

%1,43

7

%10,00

16

%22,86
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%20,00)

Boş (%22,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 SAYILAR E  

2

%2,86

1

%1,43

1

%1,43

35

%50,00

31

%44,29
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%5,71)

Boş (%44,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 SAYILAR E

2

%2,86

8

%11,43

1

%1,43

8

%11,43

8

%11,43

43

%61,43
 

Doğru (%11,43)

Yanlış (%27,14)

Boş (%61,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C  

3

%4,29

23

%32,86

16

%22,86

2

%2,86

26

%37,14
 

Doğru (%32,86)

Yanlış (%30,00)

Boş (%37,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Sayı Basamakları D

1

%1,43

3

%4,29

4

%5,71

26

%37,14

1

%1,43

35

%50,00
 

Doğru (%37,14)

Yanlış (%12,86)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C   

46

%65,71
  

24

%34,29
 

Doğru (%65,71)

Yanlış (%0,00)

Boş (%34,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

6

%8,57
 

2

%2,86

35

%50,00

2

%2,86

25

%35,71
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

5

%7,14

1

%1,43

9

%12,86

1

%1,43

1

%1,43

53

%75,71
 

Doğru (%12,86)

Yanlış (%11,43)

Boş (%75,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 FONKSİYONLAR B

1

%1,43

29

%41,43

1

%1,43

1

%1,43
 

38

%54,29
 

Doğru (%41,43)

Yanlış (%4,29)

Boş (%54,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü D  

3

%4,29
 

22

%31,43

1

%1,43

44

%62,86
 

Doğru (%31,43)

Yanlış (%5,71)

Boş (%62,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri C

3

%4,29

3

%4,29

38

%54,29

7

%10,00

1

%1,43

18

%25,71
 

Doğru (%54,29)

Yanlış (%20,00)

Boş (%25,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Sayı Problemleri C  

1

%1,43

22

%31,43

1

%1,43

2

%2,86

44

%62,86
 

Doğru (%31,43)

Yanlış (%5,71)

Boş (%62,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Grafik Problemleri D

2

%2,86
  

44

%62,86

2

%2,86

22

%31,43
 

Doğru (%62,86)

Yanlış (%5,71)

Boş (%31,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Yaş Problemleri A

52

%74,29

1

%1,43
  

7

%10,00

10

%14,29
 

Doğru (%74,29)

Yanlış (%11,43)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Sayı Problemleri C  

1

%1,43

20

%28,57
  

49

%70,00
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%1,43)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Sayı Problemleri B  

21

%30,00

1

%1,43

1

%1,43
 

47

%67,14
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%2,86)

Boş (%67,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sayı Problemleri E  

10

%14,29

1

%1,43

2

%2,86

29

%41,43

28

%40,00
 

Doğru (%41,43)

Yanlış (%18,57)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Sayı Problemleri E   

1

%1,43

3

%4,29

11

%15,71

55

%78,57
 

Doğru (%15,71)

Yanlış (%5,71)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

8

%11,43

2

%2,86

1

%1,43
  

59

%84,29
 

Doğru (%11,43)

Yanlış (%4,29)

Boş (%84,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Sayı Problemleri B

2

%2,86

13

%18,57

3

%4,29

1

%1,43
 

51

%72,86
 

Doğru (%18,57)

Yanlış (%8,57)

Boş (%72,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Sayı Problemleri C

2

%2,86

13

%18,57

29

%41,43
 

1

%1,43

25

%35,71
 

Doğru (%41,43)

Yanlış (%22,86)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER D  

1

%1,43
 

19

%27,14

3

%4,29

47

%67,14
 

Doğru (%27,14)

Yanlış (%5,71)

Boş (%67,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-31

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM
AÇILIMI D

1

%1,43

1

%1,43
 

6

%8,57

1

%1,43

61

%87,14
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%4,29)

Boş (%87,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Basit Olayların Olasılıkları C  

2

%2,86

4

%5,71
  

64

%91,43
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%2,86)

Boş (%91,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Üçgende Açılar E

7

%10,00
 

3

%4,29

2

%2,86

1

%1,43

57

%81,43
 

Doğru (%1,43)

Yanlış (%17,14)

Boş (%81,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ B  

13

%18,57
 

2

%2,86
 

55

%78,57
 

Doğru (%18,57)

Yanlış (%2,86)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 ÖZEL ÜÇGENLER E

1

%1,43

3

%4,29
  

2

%2,86

64

%91,43
 

Doğru (%2,86)

Yanlış (%5,71)

Boş (%91,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C   

6

%8,57
 

1

%1,43

63

%90,00
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%1,43)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER A

4

%5,71
 

2

%2,86
  

64

%91,43
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%2,86)

Boş (%91,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen A

1

%1,43
    

69

%98,57
 

Doğru (%1,43)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen B  

1

%1,43
  

1

%1,43

68

%97,14
 

Doğru (%1,43)

Yanlış (%1,43)

Boş (%97,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Prizmalar C  

3

%4,29

12

%17,14

1

%1,43

1

%1,43

53

%75,71
 

Doğru (%17,14)

Yanlış (%7,14)

Boş (%75,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar E     

2

%2,86

68

%97,14
 

Doğru (%2,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

1

%1,43
  

1

%1,43
 

68

%97,14
 

Doğru (%1,43)

Yanlış (%1,43)

Boş (%97,14)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D  

3

%6,00

12

%24,00

7

%14,00

2

%4,00

26

%52,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%34,00)

Boş (%52,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle D

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00

4

%8,00

1

%2,00

41

%82,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%82,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

1

%2,00

5

%10,00

2

%4,00

2

%4,00

6

%12,00

34

%68,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Düzlem Aynalar D   

1

%2,00

4

%8,00

1

%2,00

44

%88,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Mıknatıslar ve Manyetik Alan E   

5

%10,00
 

2

%4,00

43

%86,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%86,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması D

1

%2,00

3

%6,00
 

2

%4,00

2

%4,00

42

%84,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Newton'un Hareket Yasaları C

1

%2,00

2

%4,00

3

%6,00
 

21

%42,00

23

%46,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%46,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili D

1

%2,00

1

%2,00
 

3

%6,00

3

%6,00

42

%84,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Periyodik Özellikler B

1

%2,00

5

%10,00

1

%2,00
  

43

%86,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%86,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C   

3

%6,00

2

%4,00
 

45

%90,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Sıvılar B  

3

%6,00
   

47

%94,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%94,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen
Hesaplamaları D    

1

%2,00

1

%2,00

48

%96,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%96,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sıvılar E

2

%4,00
    

48

%96,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E     

2

%4,00

48

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Canlılardaki Temel Bileşikler C

3

%6,00

2

%4,00

2

%4,00

1

%2,00

1

%2,00

41

%82,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%82,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E  

3

%6,00

1

%2,00

14

%28,00

4

%8,00

28

%56,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D  

6

%12,00

1

%2,00

14

%28,00

1

%2,00

28

%56,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hücrenin Yapısı A    

1

%2,00
 

49

%98,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%98,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B  

20

%40,00
 

2

%4,00
 

28

%56,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hayvanlar C

1

%2,00

3

%6,00

3

%6,00

6

%12,00

2

%4,00

35

%70,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%70,00)
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