
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

1 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 114 6 112,50 477,552 1

2 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 111 9 108,75 467,167 2

3 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 109 10 106,50 460,559 3

4 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 109 11 106,25 459,233 4

5 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 109 11 106,25 458,633 5

6 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 28 1 27,75 10 0 10,00 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 108 10 105,50 456,192 6

7 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 107 11 104,25 453,409 7

8 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 38 2 37,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 4 3 3,25 4 2 3,50 6 0 6,00 106 12 103,00 448,655 8

9 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 0 6,00 6 0 6,00 104 15 100,25 441,806 9

10 0 IRMAK ÇAKICI 12S 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 29 1 28,75 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 104 14 100,50 441,568 10

11 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 30 0 30,00 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 104 16 100,00 440,121 11

12 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 7 2 6,50 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 103 16 99,00 437,516 12

13 0 SENA ŞENKUL 12S 35 4 34,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 25 4 24,00 9 0 9,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 101 13 97,75 433,585 13

14 0 ALİ YASİN 12S 35 5 33,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 8 1 7,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 102 17 97,75 433,552 14

15 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 102 16 98,00 433,531 15

16 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 28 2 27,50 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 102 17 97,75 432,748 17

17 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 25 5 23,75 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 101 19 96,25 428,949 20

18 11208 AZRA MOLLA 12S 35 4 34,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 26 1 25,75 10 0 10,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 1 4,75 97 11 94,25 422,747 22

19 0 BEYZANUR YAMAN 12S 36 3 35,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 24 1 23,75 9 0 9,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 97 14 93,50 420,860 23

20 0 MELİS SOLAK 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 26 2 25,50 8 2 7,50 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 96 17 91,75 415,584 28

21 0 YİĞİT USTA 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 26 1 25,75 8 2 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 96 18 91,50 414,805 29

22 0 BELİNAY DALGİZ 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 23 4 22,00 10 0 10,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 0 5,00 95 16 91,00 413,421 30

23 0 MERVE SİMLA K*UKÇ U 12S 33 6 31,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 95 19 90,25 411,444 31

24 0 SEMİH SAKCI 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 8 1 7,75 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 95 22 89,50 408,632 34

25 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 24 4 23,00 7 1 6,75 4 2 3,50 3 3 2,25 5 1 4,75 93 18 88,50 405,833 35

26 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 24 4 23,00 7 0 7,00 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 93 18 88,50 405,386 36

27 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 32 5 30,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 8 2 7,50 7 0 7,00 2 4 1,00 5 1 4,75 93 21 87,75 404,101 37

28 0 PINAR YILMAZ 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 3 22,25 6 0 6,00 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 92 17 87,75 403,690 39

29 0 BERAT AKKANLI 12S 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 93 26 86,50 401,682 43
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

30 0 İREM ÇELİK 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 26 1 25,75 7 0 7,00 4 3 3,25 3 2 2,50 5 1 4,75 91 19 86,25 399,340 46

31 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 4 23,00 6 2 5,50 3 4 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 92 23 86,25 399,165 47

32 0 ESRA NUR TURK 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 24 6 22,50 8 0 8,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 92 24 86,00 398,444 48

33 0 ÖMER ALABAY 12S 32 8 30,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 6 21,50 8 2 7,50 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 92 27 85,25 396,505 53

34 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 7 2 6,50 4 3 3,25 3 2 2,50 4 1 3,75 91 23 85,25 396,133 54

35 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 25 4 24,00 9 1 8,75 2 5 0,75 5 1 4,75 6 0 6,00 91 25 84,75 395,147 55

36 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 29 11 26,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 5 20,75 9 0 9,00 4 3 3,25 3 3 2,25 6 0 6,00 89 25 82,75 389,314 63

37 0 BATIN CA  N 12S 33 6 31,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 27 3 26,25 7 1 6,75 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 88 25 81,75 385,188 67

38 0 NEHİR GÖKCEN 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 21 7 19,25 6 1 5,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 87 24 81,00 382,800 71

39 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 36 3 35,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 2 14,50 6 1 5,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 84 13 80,75 382,658 72

40 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 8 20,00 6 4 5,00 3 4 2,00 3 4 2,00 6 0 6,00 88 32 80,00 380,868 74

41 0 ÖMER ÜNSAL 12S 30 8 28,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 4 18,00 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 84 19 79,25 379,106 75

42 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 33 5 31,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 22 0 22,00 3 0 3,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 0 4,00 82 11 79,25 378,880 76

43 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 32 6 30,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 20 2 19,50 8 0 8,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 84 20 79,00 377,519 79

44 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 33 4 32,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 3 16,25 7 0 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 83 18 78,50 376,320 81

45 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 24 1 23,75 6 2 5,50 1 3 0,25 0 6 -1,50 4 1 3,75 84 20 79,00 376,192 82

46 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 17 6 15,50 8 1 7,75 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 84 25 77,75 374,703 84

47 0 ARDA PALALI 12S 34 4 33,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 24 3 23,25 5 0 5,00 2 4 1,00 1 2 0,50 4 2 3,50 83 20 78,00 373,816 85

48 0 RAVZANUR KARABACAK12S 32 3 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 0 13,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 0 6,00 79 6 77,50 373,634 86

49 0 BERK ŞANOLAN 12S 28 11 25,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 1 0 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 82 21 76,75 372,360 88

50 0 SUDE TEPECİK 12S 32 5 30,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 19 3 18,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 79 12 76,00 369,262 92

51 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 6 19,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 83 29 75,75 368,121 93

52 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 29 9 26,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 23 0 23,00 5 0 5,00 4 2 3,50 2 3 1,25 5 0 5,00 80 18 75,50 367,658 94

53 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 21 3 20,25 6 2 5,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 80 21 74,75 364,747 98

54 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 31 8 29,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 16 2 15,50 1 0 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 5 1 4,75 78 15 74,25 364,264 99

55 0 ESMA TOPTAŞ 12S 32 6 30,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 78 19 73,25 360,937 109

56 0 ALPER ARSLAN 12S 24 14 20,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 25 4 24,00 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 81 34 72,50 359,035 114

57 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 30 9 27,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 7 14,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 2 3,50 78 27 71,25 355,464 117

58 0 BURCU CEYHAN 12S 32 8 30,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 4 19,00 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 3 1 2,75 77 22 71,50 355,369 118
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

59 0 SELİN MERSİNLİ 12S 31 6 29,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 18 5 16,75 6 0 6,00 2 3 1,25 3 3 2,25 5 0 5,00 76 23 70,25 351,957 126

60 0 FERAYE UYAR 12S 28 9 25,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 21 5 19,75 6 1 5,75 3 4 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 77 30 69,50 349,143 133

61 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 2 0 2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 4 2 3,50 76 27 69,25 348,942 134

62 0 NİL GEDİKLİ 12S 28 11 25,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 17 3 16,25 6 1 5,75 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 75 25 68,75 348,157 136

63 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 33 4 32,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 16 1 15,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 5 0 5,00 73 16 69,00 347,732 137

64 0 CEYLİN SERBES 12S 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 18 6 16,50 5 1 4,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 1 4,75 75 26 68,50 346,338 138

65 0 ECEM ERKİL 12S 32 4 31,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 22 1 21,75 1 0 1,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 71 13 67,75 343,833 140

66 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 5 19,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 75 30 67,50 342,795 143

67 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 9 24,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 19 8 17,00 5 3 4,25 3 4 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 74 30 66,50 341,519 144

68 0 NURSEL KILIÇ 12S 33 4 32,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 5 14,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 4 2,00 4 2 3,50 72 23 66,25 339,826 147

69 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 31 6 29,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 14 3 13,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 69 15 65,25 336,818 152

70 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 30 4 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 18 4 17,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 69 18 64,50 334,273 159

71 0 SİDAL ARSLAN 12S 29 9 26,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 1 17,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 69 21 63,75 332,334 164

72 0 KEREM KIRCA 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 21 2 20,50 2 0 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 70 26 63,50 330,946 169

73 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 16 3 15,25 3 0 3,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 0 4,00 69 24 63,00 330,801 170

74 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 30 7 28,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 3 8,25 2 0 2,00 3 1 2,75 6 0 6,00 6 0 6,00 66 15 62,25 329,961 173

75 0 EMİR ZALÇIN 12S 26 12 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 68 24 62,00 328,704 176

76 0 ESİLA Hİ A KUNDAKÇI 12S 23 14 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 21 5 19,75 6 0 6,00 2 5 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 71 35 62,25 328,607 177

77 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 27 9 24,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 15 4 14,00 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 68 24 62,00 328,385 180

78 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 34 5 32,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 9 12,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 68 24 62,00 327,421 182

79 0 AYŞEGÜL TAY 12S 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 19 3 18,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 70 33 61,75 326,750 185

80 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 31 5 29,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 11 4 10,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 66 19 61,25 326,353 186

81 0 ARİF EREN KAZAK 12S 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 16 6 14,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 67 23 61,25 324,297 191

82 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 30 6 28,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 64 16 60,00 320,845 196

83 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 15 4 14,00 2 0 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 3 2,25 67 30 59,50 320,482 198

84 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 28 7 26,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 13 2 12,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 64 18 59,50 320,191 199

85 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 6 28,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 6 12,50 4 0 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 66 25 59,75 320,163 200

86 0 ARDA KULA 12S 27 9 24,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 12 5 10,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 64 22 58,50 318,557 209

87 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 32 7 30,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 19 6 17,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 67 32 59,00 318,111 211
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

88 0 ALMİNA KURT 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 7 12,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 67 33 58,75 316,634 216

89 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 32 6 30,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 14 3 13,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 65 27 58,25 316,500 217

90 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 9 7 7,25 2 5 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 65 27 58,25 316,260 219

91 0 CEYLİN UYGUN 12S 28 10 25,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 14 8 12,00 1 1 0,75 4 3 3,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 66 31 58,25 316,096 221

92 0 ÇINAR BİRCAN 12S 23 9 20,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 8 14,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 3 1 2,75 65 34 56,50 310,718 237

93 0 SELÇUK AKI 12S 24 14 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 3 1,25 20 2 19,50 1 1 0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 63 26 56,50 310,644 238

94 0 EMİNE AKKOYUN 12S 25 11 22,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 15 0 15,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 62 23 56,25 310,025 241

95 0 BAŞAK UYAN 12S 30 9 27,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 11 2 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 60 16 56,00 309,662 242

96 0 TUĞRUL EREN 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 12 5 10,75 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 62 25 55,75 307,887 245

97 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 22 8 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 12 3 11,25 1 1 0,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 61 24 55,00 307,720 248

98 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 29 7 27,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 13 6 11,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 6 0 6,00 61 25 54,75 305,888 253

99 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 13 23,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 19 6 17,50 4 2 3,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 65 40 55,00 305,663 255

100 0 MEHMET BİNİCİ 12S 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 19 6 17,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 62 30 54,50 304,554 259

101 545 BEYZA GENÇ 12S 32 5 30,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 8 2 7,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 58 18 53,50 301,812 269

102 0 ALPEREN EKŞİ 12S 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 15 2 14,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 59 26 52,50 299,712 274

103 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 25 14 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 16 7 14,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 60 34 51,50 296,359 289

104 0 MÜGE AKGÜL 12S 29 9 26,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 13 4 12,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 57 22 51,50 296,035 291

105 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 23 6 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 15 1 14,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 57 24 51,00 295,190 293

106 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 8 24,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 12 2 11,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 55 21 49,75 291,538 311

107 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 24 14 20,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 17 8 15,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 6 -1,50 3 3 2,25 60 41 49,75 290,619 313

108 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 31 4 30,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 11 4 10,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 56 26 49,50 289,714 317

109 0 BELİNAY DAĞLI 12S 29 8 27,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 10 7 8,25 3 4 2,00 1 3 0,25 3 3 2,25 56 29 48,75 288,206 325

110 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 29 7 27,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 13 6 11,50 3 1 2,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 58 37 48,75 286,810 335

111 0 ESRA AKSU 12S 30 6 28,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 11 4 10,00 2 5 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 54 23 48,25 286,252 337

112 0 EFE NAYAN 12S 25 6 23,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 11 7 9,25 3 0 3,00 2 5 0,75 2 2 1,50 53 23 47,25 283,379 352

113 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 25 7 23,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 4 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 1 2,75 52 22 46,50 282,598 358

114 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 24 13 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 8 6 6,50 3 3 2,25 1 4 0,00 4 1 3,75 53 31 45,25 278,441 380

115 0 EMİR GÜNEŞ 12S 23 8 21,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 15 5 13,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 50 21 44,75 275,815 393

116 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 28 9 25,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 6 7 4,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 51 26 44,50 275,688 395
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

117 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 18 9 15,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 13 7 11,25 2 4 1,00 3 1 2,75 5 1 4,75 51 29 43,75 274,652 403

118 0 BERKAY ALKAN 12S 18 10 15,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 13 9 10,75 2 4 1,00 3 1 2,75 5 1 4,75 51 32 43,00 272,462 414

119 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 9 24,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 6 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 48 21 42,75 270,914 424

120 0 FATMA TÜRKAN 12S 24 13 20,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 51 34 42,50 269,714 434

121 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 10 24,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 7 9 4,75 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 51 34 42,50 269,569 436

122 0 FİDELYA PARLA 12S 27 10 24,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 6 4,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 50 31 42,25 269,177 438

123 0 MELEK YALÇIN 12S 30 9 27,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 6 16 2,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 53 46 41,50 266,148 457

124 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 24 12 21,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 6 6 4,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 48 27 41,25 266,022 458

125 0 SEMİH SERBEST 12S 24 10 21,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 8 4 7,00 1 0 1,00 45 17 40,75 264,142 466

126 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 27 5 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 43 13 39,75 261,419 483

127 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 19 13 15,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 3 0,25 2 0 2,00 16 9 13,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 49 38 39,50 261,339 485

128 0 AYŞE KAVKACI 12S 23 15 19,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 11 8 9,00 1 1 0,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 50 43 39,25 260,245 488

129 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 20 5 18,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 8 4 7,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 45 23 39,25 260,131 490

130 0 ERSİN AKKOÇ 12S 19 13 15,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 13 5 11,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 48 36 39,00 259,843 493

131 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 4 26,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 42 11 39,25 259,735 495

132 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 18 7 16,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 12 4 11,00 2 2 1,50 1 2 0,50 44 20 39,00 259,317 501

133 0 KADİRHAN İNAN 12S 17 10 14,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 10 5 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 44 20 39,00 259,264 502

134 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 9 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 9 4,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 46 28 39,00 258,985 503

135 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 4 3,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 47 33 38,75 258,877 504

136 0 ONUR SEVGİ 12S 24 9 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 2 4 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 46 30 38,50 258,239 509

137 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 20 2 19,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 40 8 38,00 256,523 515

138 0 ATAKAN ATEŞ 12S 21 12 18,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 7 13 3,75 6 4 5,00 3 4 2,00 0 3 -0,75 49 44 38,00 256,198 517

139 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 20 15 16,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 10 6 8,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 46 38 36,50 252,362 534

140 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 19 10 16,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 14 6 12,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 42 24 36,00 250,155 548

141 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 19 7 17,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 9 4 8,00 1 3 0,25 2 1 1,75 41 22 35,50 249,044 555

142 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 27 11 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 5 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 41 27 34,25 245,498 571

143 0 FIRAT KUZEY 12S 24 9 21,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 5 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 40 23 34,25 244,818 572

144 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 27 12 24,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 43 36 34,00 244,248 575

145 0 MELİKE YILDIRIM 12S 27 6 25,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 39 22 33,50 243,124 583
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

146 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 21 10 18,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 10 8 8,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 40 26 33,50 242,965 585

147 0 AZRA KURTTEKİN 12S 21 15 17,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 40 30 32,50 240,407 601

148 0 BEYZANUR TEKİN 12S 22 13 18,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 5 2,75 1 0 1,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 39 33 30,75 235,523 627

149 0 İRFAN KABAŞ 12S 20 9 17,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 22 30,50 233,913 636

150 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 20 18 15,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 9 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 40 41 29,75 232,528 641

151 0 ÖMER ÇOBAN 12S 12 4 11,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 31 13 27,75 227,606 676

152 0 KAAN TUZMAN 12S 20 12 17,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 4 4 3,00 1 4 0,00 1 0 1,00 34 26 27,50 225,402 689

153 0 EMİR ARS 12S 19 8 17,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 8 1,00 1 2 0,50 4 2 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 36 35 27,25 225,372 690

154 0 CEYLİN İBAR 12S 19 12 16,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 19 27,25 224,574 696

155 0 EMRE DİKMEN 12S 20 13 16,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 6 7 4,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 35 34 26,50 222,458 703

156 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 17 8 15,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 6 8 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 27 26,25 221,829 709

157 0 NİLSU AZATLI 12S 20 16 16,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 12 0,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 37 48 25,00 218,439 725

158 0 NAZ YILDIRIM 12S 22 7 20,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 6 9 3,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 32 27 25,25 218,113 727

159 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 19 8 17,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 30 27 23,25 212,938 739

160 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 14 11 11,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 24 23,00 212,027 744

161 0 MUSTAFA MEDİN 12S 15 8 13,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 25 18 20,50 204,521 765

162 0 MEHMET KAVAS 12S 15 4 14,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 23 11 20,25 204,018 767

163 0 HAŞİM KUZGUN 12S 17 14 13,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 2 4 1,00 23 19 18,25 198,370 780

164 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 7 14 3,50 7 14 3,50 155,125 813
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

1 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 19 1 18,75 40 0 40,00 18 2 17,50 114 6 112,50 477,552 1 1 1 1 1

2 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 35 5 33,75 18 2 17,50 38 2 37,50 20 0 20,00 111 9 108,75 467,167 2 2 2 2 2

3 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 5 33,75 16 3 15,25 38 2 37,50 20 0 20,00 109 10 106,50 460,559 3 3 3 3 3

4 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 36 4 35,00 15 5 13,75 40 0 40,00 18 2 17,50 109 11 106,25 459,233 4 4 4 4 4

5 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 38 2 37,50 15 5 13,75 40 0 40,00 16 4 15,00 109 11 106,25 458,633 5 5 5 5 5

6 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 38 2 37,50 17 2 16,50 38 1 37,75 15 5 13,75 108 10 105,50 456,192 6 6 6 6 6

7 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 39 1 38,75 18 2 17,50 107 11 104,25 453,409 7 7 7 7 7

8 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 38 2 37,50 17 2 16,50 37 3 36,25 14 5 12,75 106 12 103,00 448,655 8 8 8 8 8

9 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 34 6 32,50 17 3 16,25 35 5 33,75 18 1 17,75 104 15 100,25 441,806 9 9 9 9 9

10 0 IRMAK ÇAKICI 12S 36 4 35,00 14 4 13,00 39 1 38,75 15 5 13,75 104 14 100,50 441,568 10 10 10 10 10

11 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 40 0 40,00 15 5 13,75 104 16 100,00 440,121 11 11 11 11 11

12 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 35 4 34,00 16 4 15,00 103 16 99,00 437,516 12 12 12 12 12

13 0 SENA ŞENKUL 12S 35 4 34,00 17 0 17,00 34 4 33,00 15 5 13,75 101 13 97,75 433,585 13 13 13 13 13

14 0 ALİ YASİN 12S 35 5 33,75 15 5 13,75 37 2 36,50 15 5 13,75 102 17 97,75 433,552 14 14 14 14 14

15 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 37 3 36,25 12 6 10,50 102 16 98,00 433,531 15 15 15 15 15

16 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 35 5 33,75 17 2 16,50 38 2 37,50 12 8 10,00 102 17 97,75 432,748 16 17 17 17 17

17 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 34 6 32,50 18 2 17,50 35 5 33,75 14 6 12,50 101 19 96,25 428,949 17 18 18 18 20

18 11208 AZRA MOLLA 12S 35 4 34,00 14 3 13,25 36 1 35,75 12 3 11,25 97 11 94,25 422,747 18 19 19 19 22

19 0 BEYZANUR YAMAN 12S 36 3 35,25 14 5 12,75 33 1 32,75 14 5 12,75 97 14 93,50 420,860 19 20 20 20 23

20 0 MELİS SOLAK 12S 34 6 32,50 15 2 14,50 34 4 33,00 13 5 11,75 96 17 91,75 415,584 20 25 25 25 28

21 0 YİĞİT USTA 12S 32 7 30,25 17 1 16,75 34 3 33,25 13 7 11,25 96 18 91,50 414,805 21 26 26 26 29

22 0 BELİNAY DALGİZ 12S 33 6 31,50 16 1 15,75 33 4 32,00 13 5 11,75 95 16 91,00 413,421 22 27 27 27 30

23 0 MERVE SİMLA K*UKÇ U 12S 33 6 31,50 16 3 15,25 32 5 30,75 14 5 12,75 95 19 90,25 411,444 23 28 28 28 31

24 0 SEMİH SAKCI 12S 34 6 32,50 17 3 16,25 32 5 30,75 12 8 10,00 95 22 89,50 408,632 24 30 30 30 34

25 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 5 31,75 17 2 16,50 31 5 29,75 12 6 10,50 93 18 88,50 405,833 25 31 31 31 35

26 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 37 3 36,25 14 3 13,25 31 4 30,00 11 8 9,00 93 18 88,50 405,386 26 32 32 32 36

27 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 32 5 30,75 13 6 11,50 34 5 32,75 14 5 12,75 93 21 87,75 404,101 27 33 33 33 37

28 0 PINAR YILMAZ 12S 32 7 30,25 19 1 18,75 29 3 28,25 12 6 10,50 92 17 87,75 403,690 28 34 34 34 39

29 0 BERAT AKKANLI 12S 26 14 22,50 16 4 15,00 33 6 31,50 18 2 17,50 93 26 86,50 401,682 29 38 38 38 43

30 0 İREM ÇELİK 12S 29 10 26,50 17 2 16,50 33 1 32,75 12 6 10,50 91 19 86,25 399,340 30 40 40 40 46

31 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 34 6 32,50 16 4 15,00 30 6 28,50 12 7 10,25 92 23 86,25 399,165 31 41 41 41 47

32 0 ESRA NUR TURK 12S 33 7 31,25 15 4 14,00 32 6 30,50 12 7 10,25 92 24 86,00 398,444 32 42 42 42 48

33 0 ÖMER ALABAY 12S 32 8 30,00 16 4 15,00 31 8 29,00 13 7 11,25 92 27 85,25 396,505 33 44 44 44 53

34 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 31 8 29,00 16 4 15,00 33 5 31,75 11 6 9,50 91 23 85,25 396,133 34 45 45 45 54

35 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 29 10 26,50 15 4 14,00 34 5 32,75 13 6 11,50 91 25 84,75 395,147 35 46 46 46 55

36 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 29 11 26,25 16 3 15,25 31 5 29,75 13 6 11,50 89 25 82,75 389,314 36 52 52 52 63

37 0 BATIN CA  N 12S 33 6 31,50 12 6 10,50 34 4 33,00 9 9 6,75 88 25 81,75 385,188 37 55 55 55 67

38 0 NEHİR GÖKCEN 12S 35 5 33,75 17 2 16,50 27 8 25,00 8 9 5,75 87 24 81,00 382,800 38 57 57 57 71

39 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 36 3 35,25 17 1 16,75 21 3 20,25 10 6 8,50 84 13 80,75 382,658 39 58 58 58 72

40 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 32 8 30,00 16 4 15,00 28 12 25,00 12 8 10,00 88 32 80,00 380,868 40 60 60 60 74

41 0 ÖMER ÜNSAL 12S 30 8 28,00 16 1 15,75 25 5 23,75 13 5 11,75 84 19 79,25 379,106 41 61 61 61 75

42 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 33 5 31,75 12 3 11,25 25 0 25,00 12 3 11,25 82 11 79,25 378,880 42 62 62 62 76

43 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 32 6 30,50 14 5 12,75 28 2 27,50 10 7 8,25 84 20 79,00 377,519 43 65 65 65 79

44 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 33 4 32,00 15 5 13,75 24 3 23,25 11 6 9,50 83 18 78,50 376,320 44 67 67 67 81

45 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 35 5 33,75 14 2 13,50 30 3 29,25 5 10 2,50 84 20 79,00 376,192 45 68 68 68 82

46 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 29 11 26,25 17 1 16,75 25 7 23,25 13 6 11,50 84 25 77,75 374,703 46 70 70 70 84

47 0 ARDA PALALI 12S 34 4 33,00 13 5 11,75 29 3 28,25 7 8 5,00 83 20 78,00 373,816 47 71 71 71 85

48 0 RAVZANUR KARABACAK12S 32 3 31,25 19 0 19,00 17 0 17,00 11 3 10,25 79 6 77,50 373,634 48 72 72 72 86
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

49 0 BERK ŞANOLAN 12S 28 11 25,25 18 2 17,50 21 4 20,00 15 4 14,00 82 21 76,75 372,360 49 74 74 74 88

50 0 SUDE TEPECİK 12S 32 5 30,75 15 1 14,75 21 4 20,00 11 2 10,50 79 12 76,00 369,262 50 76 76 76 92

51 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 33 7 31,25 15 5 13,75 24 8 22,00 11 9 8,75 83 29 75,75 368,121 51 77 77 77 93

52 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 29 9 26,75 12 4 11,00 28 0 28,00 11 5 9,75 80 18 75,50 367,658 52 78 78 78 94

53 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 32 7 30,25 13 4 12,00 27 5 25,75 8 5 6,75 80 21 74,75 364,747 53 79 79 79 98

54 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 31 8 29,00 18 0 18,00 17 2 16,50 12 5 10,75 78 15 74,25 364,264 54 80 80 80 99

55 0 ESMA TOPTAŞ 12S 32 6 30,50 15 3 14,25 21 7 19,25 10 3 9,25 78 19 73,25 360,937 55 85 85 85 109

56 0 ALPER ARSLAN 12S 24 14 20,50 12 7 10,25 33 5 31,75 12 8 10,00 81 34 72,50 359,035 56 87 87 87 114

57 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 30 9 27,75 15 4 14,00 21 9 18,75 12 5 10,75 78 27 71,25 355,464 57 90 90 90 117

58 0 BURCU CEYHAN 12S 32 8 30,00 14 3 13,25 22 4 21,00 9 7 7,25 77 22 71,50 355,369 58 91 91 91 118

59 0 SELİN MERSİNLİ 12S 31 6 29,50 11 6 9,50 24 5 22,75 10 6 8,50 76 23 70,25 351,957 59 97 97 97 126

60 0 FERAYE UYAR 12S 28 9 25,75 14 4 13,00 27 6 25,50 8 11 5,25 77 30 69,50 349,143 60 102 102 102 133

61 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 31 9 28,75 16 3 15,25 19 6 17,50 10 9 7,75 76 27 69,25 348,942 61 103 103 103 134

62 0 NİL GEDİKLİ 12S 28 11 25,25 12 5 10,75 23 4 22,00 12 5 10,75 75 25 68,75 348,157 62 105 105 105 136

63 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 33 4 32,00 13 3 12,25 19 1 18,75 8 8 6,00 73 16 69,00 347,732 63 106 106 106 137

64 0 CEYLİN SERBES 12S 32 7 30,25 12 5 10,75 23 7 21,25 8 7 6,25 75 26 68,50 346,338 64 107 107 107 138

65 0 ECEM ERKİL 12S 32 4 31,00 10 4 9,00 23 1 22,75 6 4 5,00 71 13 67,75 343,833 65 109 109 109 140

66 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 31 9 28,75 14 4 13,00 24 6 22,50 6 11 3,25 75 30 67,50 342,795 66 110 110 110 143

67 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 9 24,75 11 4 10,00 24 11 21,25 12 6 10,50 74 30 66,50 341,519 67 111 111 111 144

68 0 NURSEL KILIÇ 12S 33 4 32,00 11 5 9,75 19 5 17,75 9 9 6,75 72 23 66,25 339,826 68 112 112 112 147

69 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 31 6 29,50 14 2 13,50 17 3 16,25 7 4 6,00 69 15 65,25 336,818 69 115 115 115 152

70 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 30 4 29,00 12 3 11,25 21 5 19,75 6 6 4,50 69 18 64,50 334,273 70 117 117 117 159

71 0 SİDAL ARSLAN 12S 29 9 26,75 12 5 10,75 21 1 20,75 7 6 5,50 69 21 63,75 332,334 71 119 119 119 164

72 0 KEREM KIRCA 12S 29 9 26,75 13 5 11,75 23 2 22,50 5 10 2,50 70 26 63,50 330,946 72 122 122 122 169

73 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 29 10 26,50 11 5 9,75 19 3 18,25 10 6 8,50 69 24 63,00 330,801 73 123 123 123 170

74 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 30 7 28,25 10 4 9,00 11 3 10,25 15 1 14,75 66 15 62,25 329,961 74 124 124 124 173

75 0 EMİR ZALÇIN 12S 26 12 23,00 15 5 13,75 14 2 13,50 13 5 11,75 68 24 62,00 328,704 75 126 126 126 176

76 0 ESİLA Hİ A KUNDAKÇI 12S 23 14 19,50 11 8 9,00 27 5 25,75 10 8 8,00 71 35 62,25 328,607 76 127 127 127 177

77 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 27 9 24,75 14 5 12,75 15 4 14,00 12 6 10,50 68 24 62,00 328,385 77 129 129 129 180

78 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 34 5 32,75 10 6 8,50 16 9 13,75 8 4 7,00 68 24 62,00 327,421 78 131 131 131 182

79 0 AYŞEGÜL TAY 12S 27 10 24,50 13 7 11,25 21 6 19,50 9 10 6,50 70 33 61,75 326,750 79 133 133 133 185

80 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 31 5 29,75 11 4 10,00 11 5 9,75 13 5 11,75 66 19 61,25 326,353 80 134 134 134 186

81 0 ARİF EREN KAZAK 12S 31 7 29,25 15 2 14,50 17 7 15,25 4 7 2,25 67 23 61,25 324,297 81 136 136 136 191

82 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 30 6 28,50 17 1 16,75 13 5 11,75 4 4 3,00 64 16 60,00 320,845 82 138 138 138 196

83 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 26 11 23,25 14 6 12,50 17 4 16,00 10 9 7,75 67 30 59,50 320,482 83 140 140 140 198

84 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 28 7 26,25 12 4 11,00 16 2 15,50 8 5 6,75 64 18 59,50 320,191 84 141 141 141 199

85 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 6 28,50 12 3 11,25 18 6 16,50 6 10 3,50 66 25 59,75 320,163 85 142 142 142 200

86 0 ARDA KULA 12S 27 9 24,75 11 5 9,75 13 6 11,50 13 2 12,50 64 22 58,50 318,557 86 145 145 145 209

87 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 32 7 30,25 9 9 6,75 19 6 17,50 7 10 4,50 67 32 59,00 318,111 87 146 146 146 211

88 0 ALMİNA KURT 12S 33 7 31,25 13 7 11,25 17 7 15,25 4 12 1,00 67 33 58,75 316,634 88 148 148 148 216

89 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 32 6 30,50 7 10 4,50 17 4 16,00 9 7 7,25 65 27 58,25 316,500 89 149 149 149 217

90 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 33 7 31,25 15 4 14,00 9 7 7,25 8 9 5,75 65 27 58,25 316,260 90 150 150 150 219

91 0 CEYLİN UYGUN 12S 28 10 25,50 16 2 15,50 15 9 12,75 7 10 4,50 66 31 58,25 316,096 91 151 151 151 221

92 0 ÇINAR BİRCAN 12S 23 9 20,75 16 4 15,00 20 9 17,75 6 12 3,00 65 34 56,50 310,718 92 160 160 160 237

93 0 SELÇUK AKI 12S 24 14 20,50 14 4 13,00 21 3 20,25 4 5 2,75 63 26 56,50 310,644 93 161 161 161 238

94 0 EMİNE AKKOYUN 12S 25 11 22,25 16 1 15,75 15 0 15,00 6 11 3,25 62 23 56,25 310,025 94 162 162 162 241

95 0 BAŞAK UYAN 12S 30 9 27,75 13 3 12,25 11 2 10,50 6 2 5,50 60 16 56,00 309,662 95 163 163 163 242

96 0 TUĞRUL EREN 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 14 5 12,75 3 8 1,00 62 25 55,75 307,887 96 164 164 164 245
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

97 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 22 8 20,00 15 5 13,75 13 4 12,00 11 7 9,25 61 24 55,00 307,720 97 165 165 165 248

98 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 29 7 27,25 12 4 11,00 13 6 11,50 7 8 5,00 61 25 54,75 305,888 98 168 168 168 253

99 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 13 23,75 11 5 9,75 23 8 21,00 4 14 0,50 65 40 55,00 305,663 99 170 170 170 255

100 0 MEHMET BİNİCİ 12S 26 11 23,25 12 5 10,75 20 6 18,50 4 8 2,00 62 30 54,50 304,554 100 172 172 172 259

101 545 BEYZA GENÇ 12S 32 5 30,75 10 5 8,75 11 2 10,50 5 6 3,50 58 18 53,50 301,812 101 177 177 177 269

102 0 ALPEREN EKŞİ 12S 25 12 22,00 11 6 9,50 15 2 14,50 8 6 6,50 59 26 52,50 299,712 102 179 179 179 274

103 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 25 14 21,50 12 7 10,25 17 7 15,25 6 6 4,50 60 34 51,50 296,359 103 185 185 185 289

104 0 MÜGE AKGÜL 12S 29 9 26,75 10 3 9,25 13 4 12,00 5 6 3,50 57 22 51,50 296,035 104 187 187 187 291

105 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 23 6 21,50 9 9 6,75 17 1 16,75 8 8 6,00 57 24 51,00 295,190 105 189 189 189 293

106 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 8 24,00 7 4 6,00 14 2 13,50 8 7 6,25 55 21 49,75 291,538 106 197 197 197 311

107 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 24 14 20,50 14 4 13,00 17 9 14,75 5 14 1,50 60 41 49,75 290,619 107 198 198 198 313

108 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 31 4 30,00 9 8 7,00 12 5 10,75 4 9 1,75 56 26 49,50 289,714 108 200 200 200 317

109 0 BELİNAY DAĞLI 12S 29 8 27,00 10 4 9,00 10 7 8,25 7 10 4,50 56 29 48,75 288,206 109 207 207 207 325

110 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 29 7 27,25 11 8 9,00 16 7 14,25 2 15 -1,75 58 37 48,75 286,810 110 212 212 212 335

111 0 ESRA AKSU 12S 30 6 28,50 8 3 7,25 11 4 10,00 5 10 2,50 54 23 48,25 286,252 111 213 213 213 337

112 0 EFE NAYAN 12S 25 6 23,50 10 3 9,25 14 7 12,25 4 7 2,25 53 23 47,25 283,379 112 217 217 217 352

113 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 25 7 23,25 12 5 10,75 5 4 4,00 10 6 8,50 52 22 46,50 282,598 113 221 221 221 358

114 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 24 13 20,75 13 4 12,00 8 6 6,50 8 8 6,00 53 31 45,25 278,441 114 224 224 224 380

115 0 EMİR GÜNEŞ 12S 23 8 21,00 9 4 8,00 16 5 14,75 2 4 1,00 50 21 44,75 275,815 115 229 229 229 393

116 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 28 9 25,75 11 6 9,50 7 7 5,25 5 4 4,00 51 26 44,50 275,688 116 230 230 230 395

117 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 18 9 15,75 10 7 8,25 13 7 11,25 10 6 8,50 51 29 43,75 274,652 117 233 233 233 403

118 0 BERKAY ALKAN 12S 18 10 15,50 10 7 8,25 13 9 10,75 10 6 8,50 51 32 43,00 272,462 118 240 240 240 414

119 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 9 24,75 10 4 9,00 5 6 3,50 6 2 5,50 48 21 42,75 270,914 119 245 245 245 424

120 0 FATMA TÜRKAN 12S 24 13 20,75 12 5 10,75 9 4 8,00 6 12 3,00 51 34 42,50 269,714 120 249 249 249 434

121 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 10 24,50 10 6 8,50 9 9 6,75 5 9 2,75 51 34 42,50 269,569 121 250 250 250 436

122 0 FİDELYA PARLA 12S 27 10 24,50 11 8 9,00 6 6 4,50 6 7 4,25 50 31 42,25 269,177 122 251 251 251 438

123 0 MELEK YALÇIN 12S 30 9 27,75 11 8 9,00 8 16 4,00 4 13 0,75 53 46 41,50 266,148 123 256 256 256 457

124 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 24 12 21,00 14 4 13,00 6 6 4,50 4 5 2,75 48 27 41,25 266,022 124 257 257 257 458

125 0 SEMİH SERBEST 12S 24 10 21,50 12 3 11,25 8 4 7,00 1 0 1,00 45 17 40,75 264,142 125 260 260 260 466

126 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 27 5 25,75 12 4 11,00 1 1 0,75 3 3 2,25 43 13 39,75 261,419 126 267 267 267 483

127 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 19 13 15,75 6 7 4,25 17 9 14,75 7 9 4,75 49 38 39,50 261,339 127 269 269 269 485

128 0 AYŞE KAVKACI 12S 23 15 19,25 9 8 7,00 12 9 9,75 6 11 3,25 50 43 39,25 260,245 128 270 270 270 488

129 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 20 5 18,75 12 4 11,00 8 4 7,00 5 10 2,50 45 23 39,25 260,131 129 271 271 271 490

130 0 ERSİN AKKOÇ 12S 19 13 15,75 8 7 6,25 14 6 12,50 7 10 4,50 48 36 39,00 259,843 130 273 273 273 493

131 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 4 26,00 12 2 11,50 1 2 0,50 2 3 1,25 42 11 39,25 259,735 131 274 274 274 495

132 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 18 7 16,25 11 5 9,75 12 4 11,00 3 4 2,00 44 20 39,00 259,317 132 278 278 278 501

133 0 KADİRHAN İNAN 12S 17 10 14,50 13 3 12,25 12 5 10,75 2 2 1,50 44 20 39,00 259,264 133 279 279 279 502

134 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 9 20,75 13 5 11,75 8 9 5,75 2 5 0,75 46 28 39,00 258,985 134 280 280 280 503

135 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 27 12 24,00 10 9 7,75 4 4 3,00 6 8 4,00 47 33 38,75 258,877 135 281 281 281 504

136 0 ONUR SEVGİ 12S 24 9 21,75 10 9 7,75 6 5 4,75 6 7 4,25 46 30 38,50 258,239 136 283 283 283 509

137 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 20 2 19,50 12 2 11,50 5 3 4,25 3 1 2,75 40 8 38,00 256,523 137 287 287 287 515

138 0 ATAKAN ATEŞ 12S 21 12 18,00 12 8 10,00 13 17 8,75 3 7 1,25 49 44 38,00 256,198 138 289 289 289 517

139 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 20 15 16,25 9 8 7,00 11 6 9,50 6 9 3,75 46 38 36,50 252,362 139 297 297 297 534

140 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 19 10 16,50 6 2 5,50 15 6 13,50 2 6 0,50 42 24 36,00 250,155 140 303 303 303 548

141 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 19 7 17,25 10 7 8,25 9 4 8,00 3 4 2,00 41 22 35,50 249,044 141 307 307 307 555

142 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 27 11 24,25 5 4 4,00 4 5 2,75 5 7 3,25 41 27 34,25 245,498 142 313 313 313 571

143 0 FIRAT KUZEY 12S 24 9 21,75 10 4 9,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 40 23 34,25 244,818 143 314 314 314 572

144 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 27 12 24,00 9 8 7,00 4 7 2,25 3 9 0,75 43 36 34,00 244,248 144 317 317 317 575
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

145 0 MELİKE YILDIRIM 12S 27 6 25,50 6 5 4,75 2 5 0,75 4 6 2,50 39 22 33,50 243,124 145 321 321 321 583

146 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 21 10 18,50 6 5 4,75 11 8 9,00 2 3 1,25 40 26 33,50 242,965 146 322 322 322 585

147 0 AZRA KURTTEKİN 12S 21 15 17,25 12 5 10,75 3 4 2,00 4 6 2,50 40 30 32,50 240,407 147 327 327 327 601

148 0 BEYZANUR TEKİN 12S 22 13 18,75 6 7 4,25 5 5 3,75 6 8 4,00 39 33 30,75 235,523 148 336 336 336 627

149 0 İRFAN KABAŞ 12S 20 9 17,75 15 5 13,75 0 2 -0,50 1 6 -0,50 36 22 30,50 233,913 149 339 339 339 636

150 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 20 18 15,50 10 8 8,00 6 12 3,00 4 3 3,25 40 41 29,75 232,528 150 342 342 342 641

151 0 ÖMER ÇOBAN 12S 12 4 11,00 10 2 9,50 1 3 0,25 8 4 7,00 31 13 27,75 227,606 151 355 355 355 676

152 0 KAAN TUZMAN 12S 20 12 17,00 8 6 6,50 4 4 3,00 2 4 1,00 34 26 27,50 225,402 152 360 360 360 689

153 0 EMİR ARS 12S 19 8 17,00 7 10 4,50 4 10 1,50 6 7 4,25 36 35 27,25 225,372 153 361 361 361 690

154 0 CEYLİN İBAR 12S 19 12 16,00 7 3 6,25 5 2 4,50 1 2 0,50 32 19 27,25 224,574 154 364 364 364 696

155 0 EMRE DİKMEN 12S 20 13 16,75 7 10 4,50 6 7 4,25 2 4 1,00 35 34 26,50 222,458 155 368 368 368 703

156 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 17 8 15,00 7 4 6,00 6 8 4,00 3 7 1,25 33 27 26,25 221,829 156 372 372 372 709

157 0 NİLSU AZATLI 12S 20 16 16,00 9 10 6,50 3 12 0,00 5 10 2,50 37 48 25,00 218,439 157 377 377 377 725

158 0 NAZ YILDIRIM 12S 22 7 20,25 4 4 3,00 6 9 3,75 0 7 -1,75 32 27 25,25 218,113 158 378 378 378 727

159 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 19 8 17,00 5 5 3,75 3 6 1,50 3 8 1,00 30 27 23,25 212,938 159 382 382 382 739

160 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 14 11 11,25 10 5 8,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 29 24 23,00 212,027 160 384 384 384 744

161 0 MUSTAFA MEDİN 12S 15 8 13,00 5 3 4,25 5 3 4,25 0 4 -1,00 25 18 20,50 204,521 161 389 389 389 765

162 0 MEHMET KAVAS 12S 15 4 14,00 8 7 6,25 23 11 20,25 204,018 162 390 390 390 767

163 0 HAŞİM KUZGUN 12S 17 14 13,50 4 1 3,75 2 4 1,00 23 19 18,25 198,370 163 394 394 394 780

164 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 7 14 3,50 7 14 3,50 155,125 164 402 402 402 813
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ENS TYT

328,385 22,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET ÇOLAKOĞLU 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 129 129 129 180 % 22,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd  CecadDCd CBEbE ADbEECECAACcCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdbeBCECbADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCe BACDBDAC E AbE B  dA   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B beEBa aCbEBAAcABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

460,559 0,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 109 10 1 106 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 3 % 0,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABdDCBbCdeACECBECEbDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAa bCCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADABECBEADaABCDCDECADEADCcDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

380,868 9,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 120 88 32 0 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 60 60 60 74 % 9,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCeCABeDCBACCedbECBEaECDAEBACBECACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCACdECCAEBDEABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECBeECAaABdCBEAbEdBaDCDbCAedADCaDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız eaBaBEdbaBEceCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

274,652 49,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 233 233 233 403 % 49,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CB B DA  BCed  cb  CeEC  b CEcCE AAde EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız aeCDB EabAaaEAC  dAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bbcE cbDBDACAE  aE BA  AD    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız c DdaBa EbEE  AEABaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

433,552 1,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ YASİN 120 102 17 1 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 14 14 14 % 1,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABcDCaACCeACECBECECDAEBAdBECACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BebcCACEECCAEcDEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbCBECBDECADABECBEADEABCDCDECAa ADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBbbAEcEECCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

316,634 26,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALMİNA KURT 120 67 33 20 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 148 148 148 216 % 26,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAABBCedaCDCBAaBECEbcDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCeBCbaEAaBEACaDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCecBACDBDACda Aa EBA  A     e D B     A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız cabdbB bc  debAEe Cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

359,035 14,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER ARSLAN 120 81 34 5 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 87 87 87 114 % 14,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız bBeBeDA  dCecaaDCBbCBECdCcDCEaaECAACaCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CbbDdaECEADBEdba BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DeaEBACDBeACAEEADEEBAb ADCDBCCCDEBeA CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BdceEBaCECEEebdEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

299,712 33,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 59 26 35 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 179 179 179 274 % 33,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAc BCecadDCBAaBEb  eDCEbaECAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbeBaEaaAD EAb  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC  BACDBbACAE A  E A  d C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bdEB  b EaebA A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

318,557 25,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA KULA 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 145 145 145 209 % 25,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCdedDCB aCed EbBECECDAEBACBE A Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BD bCAC bCCdEd EAB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D  B CcDECADbdE  E bE     a  Ae A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BEBb AEBE C CBE AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

261,339 59,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA ÖZDEMİR 120 49 38 33 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 269 269 269 485 % 59,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBbaDDA   ea   DCB CBdCECeDbadCE bACcbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız acbc C C Aa Edd  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bbedBAdDBeACdEEcaE BA  AD D CC D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DdbBa da EeAAbAde 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

373,816 10,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA PALALI 120 83 20 17 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 71 71 71 85 % 10,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAAB CeAaCDCBACBECEC DbEECECAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız acCDeCdCEADBEACa BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCBEBACbBeACAE ADEEBA EADCDBC CD   A  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a beEBa d  dB AEAdaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

324,297 23,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARİF EREN KAZAK 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 136 136 136 191 % 23,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAe DCBAaeeACECBECECDAEeACdECA Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCACAC  CCAE DEABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACB C eECAeA   B AbEABdDCD dd       c C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b eaB  ecd    C EEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

282,598 43,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLI İŞGÜZAR 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 221 221 221 358 % 43,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CebB DAA BCeAaCDCceCBEbE ADCE  E AACBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCb bEe ADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bb                  A  dD   Ca D       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız aBD EB ecCEddAAEe C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

433,531 1,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 102 16 2 98 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 15 15 15 % 1,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAcBBCecCCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBaECaADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBcCDBDACAEEAbEEBACEADCDBCCbDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bAbBa EaEEBAAdAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

256,198 63,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ATAKAN ATEŞ 120 49 44 27 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 289 289 289 517 % 63,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBeCBCeeeDCBAabecCECBECECDcEe    dA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDCbdACEECeAcaDcABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 13 10 3,75 % 13

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBca bECAecebddcbD d        bcADCdDcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DdaaBbAbde          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

367,658 11,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 80 18 22 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 78 78 78 94 % 11,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaDBCC eAB DCcAaaecCECBECEbDeEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Bc cCAC ECCAEdDEAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 0 7 23,00 % 77

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 0 12 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB CBDECADAB CB A  AB DCD CA EA   DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBEAeceEE  C EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

260,245 59,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE KAVKACI 120 50 43 27 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 270 270 270 488 % 59,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCaeDAdccCacadDCBbCBEb  cDCEEaEC*ACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız aeCbdCECcAD EbC  Bdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  CecB b ceA  E A  E cCbA bDB C Da       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız acDdbeadECdE  Ad ebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

330,801 20,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 69 24 27 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 123 123 123 170 % 20,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAb eCeeCbDCdACBEbECcDCEECECdACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBa a AD EeC bBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBdBACDBDACdE A E B        Ca D   A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BcbeEB CE bEdeA A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

329,961 21,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL AYYILDIZ 120 66 15 39 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 124 124 124 173 % 21,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA B Ca CCDCBdaBECECeDCEECEbcACBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CA ed  C ADd AC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cCc BdCD DACAE                     A   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B e EB  ECEEBAAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

376,320 9,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL SEYHAN 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 67 67 67 81 % 9,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAeB CaACCDCBACBEC CADbEECE AACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcbDBCbaEADBEACdDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCc BACDBDACAEEAb EB    D  a  CD BDA  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bcEBa cC EBbbEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

326,750 22,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 70 33 17 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 133 133 133 185 % 22,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA eBde aCDCBeCBEbEbAD EEaECAAdBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bbCDBaECaADBEACdeBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC bBAC BbACAE A  EBA  A CDBCC D d Ad  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BdDdEBadE EEdccbeeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

348,942 16,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 76 27 17 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 103 103 103 134 % 16,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCABeDCBbCCecbECBEdECDAEBACaECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCACE CCAEaDEABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEecDECADca CBE  EAB D c e   A    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bcBaBEAcEeEa bCBEbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

286,810 41,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA EYLÜL ERDEM 120 58 37 25 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 212 212 212 335 % 41,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAe BCacCCDCdAC EbEbADbEECE  ACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CebedaECEADaEACa BAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCBbBACbBbACAc AD          BCa    eA  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 15 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a bdbea EddcecAbece 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

240,407 73,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA KURTTEKİN 120 40 30 50 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 327 327 327 601 % 73,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCaaDA  eCecabDC  adEaEaADbEECEdcACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız beaDBCEa ADBEAC DdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCa B     c            A             b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız  d b ea    b  A eBCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

422,747 2,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  11208
AZRA MOLLA 120 97 11 12 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 19 19 19 22 % 2,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAeBBCBACCDCc CBECECbDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbec  CEADBEACCDBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEAD EB C dDCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B  ebB C  EEBAAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

309,662 29,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAŞAK UYAN 120 60 16 44 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 163 163 163 242 % 29,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDcc BCecaCDCcACBEbECADCEECECAACdCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eCDeCdCEAD EAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC  B C BDACA   a dB   A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a b  B  E     A A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

385,188 8,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATIN CA  N 120 88 25 7 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 55 55 55 67 % 8,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAcdBCeACCDCBeCBECECbDCE CECAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCeBaEa ADaEACdDBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAcEADEEBACdADCDBCdC EBcA CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BcbdbBa ECEcebA AdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

232,528 78,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN ADIGÜZEL 120 40 41 39 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 150 342 342 342 641 % 78,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBdC CABccCcAaaadd bBEaECDeEdACcECAaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BbCebACbbaCAd DEAB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   aBdCceEb cee  c   EA             d Aae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız Dde c           EEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

288,206 39,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 207 207 207 325 % 39,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDA   CaeaCDCBACBEbECeDCEECECAAbBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C eD a CdAD cAC DBA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eec cAd BbACA  A   B   d   BCC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBabdBa a  EecAbAeCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

413,421 3,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DALGİZ 120 95 16 9 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 27 27 27 30 % 3,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBeC CABcDCBAaCaACEbBECECDAEBACBECAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAC ECCAEBDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECceECADABEC  ADEABaDCD CADEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBbAAEBadC C EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

401,682 5,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERAT AKKANLI 120 93 26 1 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 38 38 38 43 % 5,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBeCeCAebDCBeaCecCdCBEaEbDAEeACBECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbACACbEaCAEaDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECcDECADABECBEAbEABdDCD CAbEADCEDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBEBbAAEBEEbCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

372,360 10,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERK ŞANOLAN 120 82 21 17 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 74 74 74 88 % 10,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAdeDCB aCeAdEbBECEbDAEeAdeEaACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCACEECCAEBaEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcbBECBDECADAB  BEA EbBe CD  A E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBaBbAAEBEcb CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

272,462 50,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERKAY ALKAN 120 51 32 37 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 240 240 240 414 % 50,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CB B DA  BCed  cb  CeEC  b CEcCE AAdebEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız aeCDB EabAaaEAC  dAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bbcE cbDBDACAEaeaE BA  AD    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız c DdaBa EbEE  AEABaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

320,163 24,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 66 25 29 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 142 142 142 200 % 24,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCCBCAeADCBAaCe dECBECECDA BA BECACda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B   CAC daCAE DEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEac ECAcAB    bbEAB   a  A  A   DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D dcBbecc  Eb CdEbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

477,552 0,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRAK ŞEKER 120 114 6 0 112 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABcDCBACCeACEbBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbACACEECCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBaBEdAEBEECCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

260,131 60,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZA ECE BİNGÖL 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 271 271 271 490 % 60,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DcDBCC CA  DC eaCe  ECBE Eb       E ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbbbACE CCAb DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    BdCBDEdADbc           C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBaac  eaa Eb CeE Ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

301,812 33,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  545
BEYZA GENÇ 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 177 177 177 269 % 33,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CAB DCBdCCee EbBECECDAEeACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  eCeCAC  CCdEaDcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DAbB Ce EC D             C      A   DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D abBb cc  E   BE e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

270,914 52,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR AĞIR 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 245 245 245 424 % 52,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC CAB DCdeC acbECBECECDcEBACdbC CEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dca  AC  CC EBDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  bbaaa  E AeAB                      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B BE       bC EaA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

235,523 77,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR TEKİN 120 39 33 48 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 148 336 336 336 627 % 77,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcB CBCbddDCBeaba a bBEaaCDAEBA BE cCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız   Ce A c aCcE acAcD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  A B bBe a D       a       d     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız aBe eEAcae   b  EbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

420,860 2,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR YAMAN 120 97 14 9 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 20 20 20 23 % 2,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCCBCABcDCBACCeACECBECECD EBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbeCACEEaCAEdDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADABECB AbEABCDC    DEADCEDA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBbbAEBEEa CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

250,155 67,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 140 303 303 303 548 % 67,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC eA  DCBe      bBECECce eACdb ACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız    e AC  CC    cAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACcdCe E   A   BEA EABbDCc  d       A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  de B  b       cEde 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

405,833 4,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ÇIVGIN 120 93 18 9 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 31 31 31 35 % 4,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCc eDCBAaCe CECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız eDCeCACEECCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEdaeECADABaCBEADEAB DCD CA EAD EDABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBEdAEcdEb CeEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

355,369 14,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURCU CEYHAN 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 91 91 91 118 % 14,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAeBBCecCCDCBACBEbECADbEECEeAACBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Cc DBC CdADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cde BACDBDACAE ADE B C  DCDBCd D   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bdaBa EdEEBbAbA  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

342,795 17,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇAĞAN KILIÇ 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 110 110 110 143 % 17,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBDDAeBBeedaCDCcACBECEbADCEECECAACcCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbDBa CEADaEAC DBAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız aCeEBACD DACAE AaEEBA  ADbDBCa D B    Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız cabdEB  caEcdeAEe Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

290,619 38,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEREN DEDEOĞLU 120 60 41 19 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 198 198 198 313 % 38,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CedBcDAc ebacabDCBACBECEdADCEECb AACdCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACe CECEADaEACd BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız ad  BdCDeDACbE ADEEBA  AaCeBdC a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BebcbBcbded deAbAcaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

289,714 38,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN ÇAKMAK 120 56 26 38 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 200 200 200 317 % 38,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC CAB DCBeC Bd ECBECECDAEBACBE AaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Be caAaaEaCAEBDcAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEC cEbe Ac  B      C C    eE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız Dacae db a d  C EaA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

224,574 85,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İBAR 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 154 364 364 364 696 % 85,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CcbBDDA  eda a DCB adEd  ADCEECE cAdd EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız      a C AD EeC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C aB a    C   A   B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız     bc            C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

382,658 8,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İKRA SEZEN 120 84 13 23 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 58 58 58 72 % 8,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABeDCBbCCaACECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACAC EaCAEBDEAB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB C cECADABE dE DE         b AD  DABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b aaBbdAEB Eb C EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

346,338 16,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN SERBES 120 75 26 19 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 107 107 107 138 % 16,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCaDDAcBaCeACCDCBACBECECeDCEcCECcAC CEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCedCECdAD EAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cC EcbCbBcACAEE D EBA  dDC BCC D B A eDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B  ebBa  a EceAEAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

316,096 27,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN UYGUN 120 66 31 23 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 151 151 151 221 % 27,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcBbCBCAB DCcAa eAadbBEaECDAEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbbCACE CCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız ecCaECBDEbdDAB  B cbE  C Ca  Ab      A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBaaBEdeaec a CdEEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

291,538 38,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 197 197 197 311 % 38,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCCBC BeDC  C aACECBEaECDccdACBEbA Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız   CAbAC  a  Ea cAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DA B C DECA Aa       AB  Ca         DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız baeaB  eEe Ea CBE AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

310,718 29,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 65 34 21 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 160 160 160 237 % 29,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeeABeDCdAaCeda        AEeACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dcCAbACEECCAEBDdABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  bCcEbceECADAB d c DEABa CD CA dADC  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DdBbBbebdeadaaCa E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

343,833 17,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ERKİL 120 71 13 36 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 109 109 109 140 % 17,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  BCecaCDCB CBECE ADCEECECAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bcCe C CEAD EeC  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BACDBDACAE eD EBA  AD DBC          A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BB  EBa  abd    A  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

283,379 43,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE NAYAN 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 217 217 217 352 % 43,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC eABbDCB C     CBEaECcAadACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDbA AC  aC E DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACaEd bECAaAB  d   E da C       D   AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız baaaBbA         ccAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

305,888 31,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE KARAPEHLİVAN 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 168 168 168 253 % 31,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DcDBCC CAB DCBAC ad EdBECECDAEdACcECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAb EaCeE DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız ebCB C eECADAB  dEA   Ba b   A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız eacaBbdba     CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

378,880 9,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 82 11 27 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 62 62 62 76 % 9,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBeCe aCDCB aBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcbDBC C ADBEAb  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 0 15 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDB ACAE A  EBAC  DC B C     A  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bAEBa EC EdAA A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

377,519 9,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 84 20 16 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 65 65 65 79 % 9,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DAe BCecCCDCBACBEbEbADbEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBCECaADBEACdbac      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDB ACAE ADEEB C     BbeCDEB A CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B eAbBa ECaEecAE dCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

440,121 1,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF NAZ BİRİM 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 11 11 11 % 1,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCecCCDCBACBECECAeCEECECAACBdEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCeBCECcADdEACdDBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDbbBaeECEEBAAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

456,192 0,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF SUDE TÜRK 120 108 10 2 105 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 6 6 % 0,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABADCBACCecCECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCbCACEEaCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECAaABECBEADEAB DCDECADEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBeaBbdAEBEECCCBEbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

310,025 29,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 162 162 162 241 % 29,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCCBCAeeDCBcbCecaEbBEaECD EeACBECA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACEECCAdBD AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 0 25 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB C  ECADAB  B     BC C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız baeaBbdcdB EC C dcAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

336,818 18,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE ŞEVVAL TOSUN 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 115 115 115 152 % 18,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAbBBC ACCDCB aBEbECA bEdaECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Ce DBCEb ADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C  BAC BDbCAc A   BA   D DB a D   A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B b EB    ad  AEe CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

364,747 12,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE SUDE KÜÇÜK 120 80 21 19 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 79 79 79 98 % 12,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCeCA bDCBeCCeACECBECECDAEeACBECcCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCAaa  CAEBDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB CBDcCADbB  B ADEdBCDCD C D ADCbDA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  eB Bb eE E C C EdeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

278,441 46,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ALİ ÜRAL 120 53 31 36 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 224 224 224 380 % 46,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC dAB DCBeaded bbBEaECDeEeACBECAadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDdACAC daCAEBaEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D CBaa DaCAbAB    eb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBEdeEcca  CcE AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

225,372 84,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ARS 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 153 361 361 361 690 % 84,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB e C CAB DCB a adCaCBE    c BA BcCA dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dedcCAabdaC E  cABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  c BcCc adb Ad  d             e b    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBa BEe  d  aC cEdb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

275,815 48,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR GÜNEŞ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 229 229 229 393 % 48,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC eAe DCc aCB  ECBE ECD bdA dE ACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ece  ACaECCAE   AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DAbBECe  CADb   B c E eCDCD  A  A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız De  Bb  dd          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

328,704 21,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ZALÇIN 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 126 126 126 176 % 21,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAc eCecaaDCBeaBEbEbADbEECE AACBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdbeBCEabADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCe BACDB bCAE   E BA  A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B beEBa aCbEBAAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

437,516 1,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 103 16 1 99 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 12 12 12 % 1,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABeDCBACCeACECBECECDcEeACBEeACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAaEECCeEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADABECBEADEABdcCDECA dADCdDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBaBbAAEBEEbbCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

364,264 12,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN KARAHAN 120 78 15 27 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 80 80 80 99 % 12,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCdCAeeDCB CCaACECBECEbDeEeACBECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACEECCAEBD ABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECe ECAaAB CBE       CD     A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBEAbEcEc  CdEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

222,458 86,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMRE DİKMEN 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 155 368 368 368 703 % 86,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaebC aA  DbBea a  ECdEaECceEBACBE ACEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDCebAa daeAEaacAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız c C  a   b a     EAbaABa C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız be  cEA           e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

307,720 30,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES RAMAZAN BALABAN 120 61 24 35 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 165 165 165 248 % 30,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  BCada DCBbCBECE eDCdEaECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBaaaEADBEACaDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız Db  BbCeBDACAE A   BA               c  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDbEBa Eedadb EABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

327,421 22,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES TALHA ÇATAL 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 131 131 131 182 % 22,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAe BCBAaCDCcACBECEaADCEECECAACBCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız abbDcC a Aa EAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCc BcCDccbCAE eDEaBc   D DBCa D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e   EBc E bd A EA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

275,688 48,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENGİN EMRE KOCABAŞ 120 51 26 43 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 230 230 230 395 % 48,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  BCedaCDCBeCBECE eDCEECECcACdbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCadCEC ADabAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC  BAC ceAb        c   bC   d         A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız dc eEB  E     d   CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

404,101 4,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN BAĞRIYANIK 120 93 21 6 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 33 33 33 37 % 4,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABADCB aCa  ECBECcCDAEBAdBECAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeC bACbbCbAEBDEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBdC DECADABECBEAbEABCDCDECAcEADCEDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBEBEAAdeEcb CeEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

259,317 61,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 278 278 278 501 % 61,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeB  A  e Bd  D dAaBEC  bDCEECE  A   Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeC Ba CbADBE C aBAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC EBcC   AC E A EdBA  A     d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B be B        cEc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

259,843 60,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 48 36 36 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 273 273 273 493 % 60,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB edC Cc  DCdAa ac EbBECECDAbBACdE  bdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDb eAC badc  aEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DAaB ae ECADb   B AbEAB   D     A   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DaBaBbbcE dcb b EEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

328,607 21,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESİLA Hİ A KUNDAKÇI 120 71 35 14 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 127 127 127 177 % 21,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA  BCacadDbBACBECdaeDC ddECAAdBaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCceaECEADaEeC DdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBcBAC BaACAEdAb EB C ADCDBCaCD B A CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BabcbBaCc EEBbAEe CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

334,273 19,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESLEMNUR KARATAŞ 120 69 18 33 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 117 117 117 159 % 19,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CA eDCBACCa   bBECECDAE ACBECAdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbcCAC  aCAEBD AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBEC DECAaABE B AbE B  CD  bb A   DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b   Bbbe dd  CC E AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

360,937 13,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESMA TOPTAŞ 120 78 19 23 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 85 85 85 109 % 13,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBBCeACCDC AaBEaE eDCEECECAACBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDdC C ADBEACdDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DaBaBAC BDcCAE  b EBAC b  DBC  D  cAc DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bc Ba    EBAAEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

286,252 41,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA AKSU 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 213 213 213 337 % 41,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDcea CaACCDC  aBECEC DCEECECAACBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C Ce   CEAD     DdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cCdEBAbD aACAE             B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız eBbdbBcbEa E b Eee  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

398,444 5,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA NUR TURK 120 92 24 4 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 42 42 42 48 % 5,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCABcDCBAaCecCECBEaEbDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCACACdECCAE DcABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 6 0 22,50 % 75

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEdeDECAaABECBEADEABbeCDaCADEADC DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DcB BbdeEdEECCCdEbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

258,877 61,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 281 281 281 504 % 61,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCa edBADCBAaCebbEbBEaECDeEBACBbCAdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeaACdbCCAE acABae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız Dbe Ed   C  Ac                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız beBaBbAdc     a EEAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

269,714 53,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FATMA TÜRKAN 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 249 249 249 434 % 53,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Cee DDA eBeeAaCDbBcaBEbEe DCEECECcACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eCDdadC ADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız b  EBAb BDc AEb             C          A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız aBbAbBabE aEdc decaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

349,143 16,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FERAYE UYAR 120 77 30 13 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 102 102 102 133 % 16,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDA  BCecaCDCBACBEbd eDCEECECcACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACecCECEAD EeC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DdBEBdCDBbACAEEcD EBA  AbCDBC CDE  AdC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BabdEBabd EdBbebAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

212,938 90,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FETHİYE SUDE İNKAYA 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 159 382 382 382 739 % 90,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CB abDc  BeeAa DC A BEaE AD EEC  Ab   EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız      aba AaBE a  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  b  Bc  aeb                   e    AE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız acDe a ba   e A d  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

269,177 53,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FİDELYA PARLA 120 50 31 39 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 251 251 251 438 % 53,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABeDCBbaCec EbBEaEbDAEBACBEbA cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCAeddaeAEBDbABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   bBECBbE d d   B b    d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBca  cEd E  b EEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

244,818 70,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FIRAT KUZEY 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 143 314 314 314 572 % 70,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBdC eAB DCdAa B   CBEaECDAEeACB CAbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cbCA ACEEaC b  EAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbaB d  Eb  cB           C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdB c b          d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

221,829 87,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 33 27 60 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 156 372 372 372 709 % 87,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız C dB DAb Bde   eCB  BEaE A CEdCE AAe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eC  C CdAD   a  BAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cC  Bd   a   E eaE B   da   Cd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız edb EB     cee a   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

242,965 71,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÜLBAHAR DOĞAN 120 40 26 54 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 146 322 322 322 585 % 71,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBcDA  Bea a DCeeCBECd e CE CE dACa EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eC cabCEA       BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC Ecb  abA AE A E dc  d b B C    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız eBD  e          e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

212,027 91,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HALİL CAN ORTAÇ 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 160 384 384 384 744 % 91,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeC  cA cdea a D    BEa    CEE EeAACd Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız   dDeCcCEAb   CdDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız         B                C  bC c B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız cBb       a  b  c  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

258,985 61,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAMZA CAN BACAKSIZ 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 280 280 280 503 % 61,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DA  BCa a DCeACBE ECbDbEdCECAAdc  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcbbBCda ADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız ee dBAC Ba bAE e  aaA      d           A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a DeEe         d   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 3 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

198,370 95,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAŞİM KUZGUN 120 23 19 78 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 163 394 394 394 780 % 95,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CcbBeDc   eBeC DeBbCBEb  A CE aEdAACd bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız     eC C         BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e DeEca             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 3 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

316,500 26,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HATİCE ERGÜNEN 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 149 149 149 217 % 26,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABbDCB CCeAaEaBECECDAEeACBECACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BebeaAC baaeE acABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB C DEC adB CBE bEA          A  aDA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B BddbEBE C CeEdeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

368,121 11,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAYRÜNNİSA GÖK 120 83 29 8 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 77 77 77 93 % 11,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCABeDCBACCedbECBEaECDAEBACBECACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCACEEaCAEBDdABcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECBeECAcAB CBEAbEdBaDCD  A dA   DA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DaBaBEdeaBEceCCBEbAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

389,314 7,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İBRAHİM KIRKIL 120 89 25 6 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 52 52 52 63 % 7,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCBCAeeDCBbaCecaEbBECEbDAEBACBbCACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeeACEECCAbBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECceECAaABb BEAbEABCDCD  A EADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBaBEAeEBaEd CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

428,949 2,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 101 19 0 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 18 18 18 20 % 2,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAecDCBAaCaACEbBECECDAEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACEECCAEBDcABDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEddDECADbBECBEADEABaDCDEbADEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız eBBdBEdcEdEECCCeEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

399,340 5,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM ÇELİK 120 91 19 10 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 40 40 40 46 % 5,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBaBaDAe BCeAaCDCBbCBECEbADbEECECAACaeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDcCECaADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEA  EBAC ADCDBCbC EB AECD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BaDAcBa a EEBbAEAcCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

266,022 56,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM NAZ ÇİÇEK 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 257 257 257 458 % 56,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAc dCaAaeDCcAaBEb  ADCEECEdAAC bEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcbDdCEC ADeEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız ed  BcC aeAC    D  B  c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e b EBE  a c  * A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

233,913 78,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İRFAN KABAŞ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 149 339 339 339 636 % 78,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCB DA   e  a DCB CBEb  AcCEbaE AACcbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCDBaEaEADaEACbDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     ae                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e  e Ba   c     e d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

441,568 1,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ÇAKICI 120 104 14 2 100 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 10 10 10 % 1,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCebCCDCBAaBECECADCEECECAAdBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbDdCECaADaEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbAbBaCECEEBbAaABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

155,125 99,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İZGİ İZLEM DURAN 120 7 14 99 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 164 402 402 402 813 % 99,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ceddccc   CBbb   d  BEb  c Ca  c    B  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

225,402 84,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAAN TUZMAN 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 152 360 360 360 689 % 84,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CABdDCBba dd dCBEaECcb dACcEC   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Bced AdbaCC E  EAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DA   a cE A  e   d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b eaB d      C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

259,264 61,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KADİRHAN İNAN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 279 279 279 502 % 61,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBDD         eCeAaBEa   DCEEaE AAdddEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CbCDBC C AD E CaeBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC cBA D bAb E     B      DBCb      E  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız   e   a       A   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

296,359 35,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEMAL MELİK ASLAY 120 60 34 26 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 185 185 185 289 % 35,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCaeA dDCBeabacaEbBECECDeEBACBEdcCEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCACbEaCdEBDcAdc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DddBECBDEbADAa eBE DdA e C   A E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D B ebbcEd  a   EEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

330,946 20,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEREM KIRCA 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 122 122 122 169 % 20,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC eAB DCBAaCecCEbBECEbDAEeACdECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDdcCA EEaCAEBDbABc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız Db cECBDECADAB CBEA  ABCDC   A     E A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DaaaBceecd d  C E Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

259,735 60,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KÜBRA KEREKLİ 120 42 11 67 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 274 274 274 495 % 60,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CA  DCdAC e  ECBEaECDeE ACB CACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDC  AC  CCA  DcABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  cbB                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   a    ec     C E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

405,386 4,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 93 18 9 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 32 32 32 36 % 4,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBBCeACCDCBACBECECADCEECECAACBeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCDBC C ADaEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBcCeBDACAEbAD EBAC AbCDBCCCDE  A CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDbbBa EdcEdAAbAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

304,554 31,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET BİNİCİ 120 62 30 28 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 172 172 172 259 % 31,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBde DA BBeBAaCDCB adEbEbbDCEECECAACcCEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız deCDBCdC AD EAC cBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC dBACDBDACdE ebE BA  dDCDBCe         A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DdEea d     Ade ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

204,018 94,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET KAVAS 120 23 11 86 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 162 390 390 390 767 % 94,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız D  BdC CAe D Bb       BE EC  EBA      Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cDdddAaddCC    EABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

326,353 22,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETBERK ÖZYÜREK 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 134 134 134 186 % 22,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCAB DCBdaC c  CBECECDbEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCA   aCAE DEABe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbCB CcDECAeAB  B    d        e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız baBEB ecEdEEC CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

266,148 56,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELEK YALÇIN 120 53 46 21 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 256 256 256 457 % 56,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBDDAe BCaACbDCBeCBEbEdADCEdCECAACdCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCcdabCEADdEACb BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 16 8 2,00 % 7

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 16 16 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCeaBba acA  Ea b dBb  dade Ce     A C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız adbeEa bE abdc EeaCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

243,124 71,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİKE YILDIRIM 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 145 321 321 321 583 % 71,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız eB BCCBCAe DdB CCBA EbBECECDAE AC Ed CcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız e   CAab aC    cABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   aBcC     be                d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız Deeb   c d E  C E e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

415,584 3,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİS SOLAK 120 96 17 7 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 25 25 25 28 % 3,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAcBBCecCCDCBACBEbECADCEECbCAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBaEC AaBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DdBEBACDBDACAEEAb EBAC ADCDBCCCDEBeAEbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbebB  ECaEBAAdABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

376,192 10,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE PAŞAOĞLU 120 84 20 16 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 68 68 68 82 % 10,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABADCBACCeeCEbBEaECDAEeACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbACAC  aCAEBDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBaCBDECADABECBE DE BCD   CADEbDC DcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b  aB deadccb C EdAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

411,444 3,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE SİMLA K*UKÇ U 120 95 19 6 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 28 28 28 31 % 3,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCBACCDCdACBE EbeDCEECbeAACBCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDcCECbADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DbaEaACDBDACAEEAD EBeC ADCDBC CDEBeAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbAbBadECcEBAAEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

448,655 0,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MİNE NUR YILMAZ 120 106 12 2 103 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 8 8 % 0,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABADCBACCeACECBECECDAEBACBECAdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAC ECCAEBDEABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECAbABECBEADEABaDCDECADEADCEDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBaBbeAEdEEb CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

296,035 35,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MÜGE AKGÜL 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 187 187 187 291 % 35,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCaCAB DCBAaCecCdbBE ECDecdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeC  AC  aCAc DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D Cc dB ECA Aa  B  DEABe C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B Ba ec   a C EEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

245,498 70,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA GÜNGÖR 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 142 313 313 313 571 % 70,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız eBaBCCeCABeDCBAbbcbCECBE EC AEBAbBEaACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDCceAb EC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız ecCa  B E  aAa                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız eaBaBEe   d   C  aeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

204,521 93,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA MEDİN 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 161 389 389 389 765 % 93,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdB Dc   CB a DCB  BEb   cb Ea  AA   Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  cC Ba CbAD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC EeAC B c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e b  c             d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

249,044 68,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUZAFFER KIVRAK 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 141 307 307 307 555 % 68,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdB DA BeCadaCDC   BEC aADbEEC  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız abCDdaECdAD E Ca BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCedB    aA  E      A  cD   CC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız Bdb  e        A e C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

218,113 89,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NAZ YILDIRIM 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 158 378 378 378 727 % 89,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CAe DCdbC eA EaBE EaD  dACB C  EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cD e      C b  cAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız ad B C  Eb  cd  B e  cBC  aa            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b e e e         b ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

432,748 2,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 102 17 1 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 17 17 17 17 % 2,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBeABeDCBeCCeACECBEaECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCACACEbCCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBbECADABECBEADEABeDCDECADEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DdBaBbAbEBEECddeEEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

382,800 8,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR GÖKCEN 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 57 57 57 71 % 8,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBeCBAaCDCBAaBECECADCEECECcACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbDBCECEADBEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCaEBbCDcabCAEEAD EBAC bDCDBCdCDE  A eDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bbEBa daEEBeAaA dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

348,157 16,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİL GEDİKLİ 120 75 25 20 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 105 105 105 136 % 16,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBaBeDAcBBCeAaCDCBAaBECEacDCEECbCAAC abB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcdD aECbAD EAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  Cd BAC BDACAE ea EBA  ADC  C  DcB AE DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDAEBa EaE dccEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

218,439 89,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİLSU AZATLI 120 37 48 35 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 157 377 377 377 725 % 89,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBbac  BdBca DCceCBEbbdcDCEEaECAA BCde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız adCecaEbbADdcdC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız b   cc  c   bE b c dcbaADb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız Bebe abeE  ceedE B E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

339,826 18,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NURSEL KILIÇ 120 72 23 25 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 112 112 112 147 % 18,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCA eDCd a eACECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Babb AC  CCAEdDEABc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECBbECAaAB  B A  A b bD  A  A   DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBB eb cEdEddCCBEceA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

396,505 6,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ALABAY 120 92 27 1 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 44 44 44 53 % 6,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABeDCBAabaACEbBEaEbDAEBACBECAdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbbaACEECCAEBDEABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbCB CBeECADcBECBEAbEABaDCDdCADdADCEaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBbAAEdEdbCCdEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

227,606 83,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ÇOBAN 120 31 13 76 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 151 355 355 355 676 % 83,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CB B Dc   C  ad C   aEC   D E   C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACeBCEd ADBE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  a  B    ac                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B beEB    E  A EecCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

256,523 63,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER FARUK SÜMER 120 40 8 72 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 137 287 287 287 515 % 63,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız D  BCC CA  DCBAa     bBE ECD    CB  A EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B Ce AC  CCAEBD ABa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D  B C  Eb e       b                 A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız     e         C EE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

374,703 10,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER SALİH KOCA 120 84 25 11 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 70 70 70 84 % 10,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAbcdCecaCDCBAaBEbECADbEECEdAACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBCbCEAD EAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCa ccCDBDACAE db EBA  AD DB aCDEBDA CDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbAbBaCc EEBbAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

379,106 9,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ÜNSAL 120 84 19 17 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 61 61 61 75 % 9,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CABADCceaCecbECBECECDeEBAdBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCAC  CCAEBDEAB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBcCBDECAeAB  BE bEABd CD   e ADC DAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBB BbAedBEEC CeEbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

458,633 0,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 109 11 0 106 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 5 5 % 0,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBBCeACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız acCDBCbCbADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbAEaaCECEEBAAEAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

320,482 24,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR ÇALIŞKAN 120 67 30 23 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 140 140 140 198 % 24,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC eAB DCB aCeACEbBECEbDcEBACBbCdbEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCAdadCCAaBDEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DA BcC DECAeAB  B Ab  B  C  bA  A   D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DaBaBbAAEdbEa CeEbAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

258,239 62,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR SEVGİ 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 283 283 283 509 % 62,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeB DAe Bde a DC  CBECbb DbEECECAACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdC dabaEAaaEACaDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  bBEBAC  aAb   c b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız adb EBa d E   cEAe E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

320,845 24,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
OSMAN KOCAGÖBEK 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 138 138 138 196 % 24,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  eCe abDCBACBECE ADbEECECAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACeBCEC ADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC  BAC  e CAE     BA  dD DBCd         c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B Dd    c    c  A Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

403,690 4,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PINAR YILMAZ 120 92 17 11 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 34 34 34 39 % 4,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCCBCABeDCB CCecCECBECEbDAEeACBECAdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BcCACACEECCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbCBECBDECAeABECBEADE BbDCD   DEAD  D  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBb bEdEECCCBEEAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

320,191 24,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 141 141 141 199 % 24,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBbC eAeeDCe CCeA ECBECECDcE ACBECA EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  DCeCA a CCAEBbcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DAC  C bECADABE B  b A          AD    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B B ecad EC C EEAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

373,634 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAVZANUR KARABACAK 120 79 6 35 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 72 72 72 86 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA BdCeA CDCBACBEbEC DCEECECAACB E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBCEC ADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC   AC B  CAE  DE      D  BC  D B  E  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B   bB  EbEEd AEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

395,147 6,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ARSLAN 120 91 25 4 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 46 46 46 55 % 6,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBeDAeBBCecCCDCB CBECECeDCEECEedACBbEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBCbCaADBEACC BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCaEBACeBbACAEEADEEBAC ADCDBCbCaEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BdbebBa ECEEcAAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

347,732 16,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ÖCAL 120 73 16 31 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 106 106 106 137 % 16,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  BCacaCDCBACBECE ADbEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcbD C C ADBEAC eBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BACD DACAE Ab  B   A   B   D   A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B e bBa cdEcecAEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

310,644 29,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELÇUK AKI 120 63 26 31 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 161 161 161 238 % 29,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CdCBeDcc BeacadDC AaBECEbADCEbCECcACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBC C ADBEACeeBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eC EBcCD DACAE ADEEBAC AD   C  D       c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BcDdEBa d     d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

351,957 15,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELİN MERSİNLİ 120 76 23 21 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 97 97 97 126 % 15,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBDDbdBBCaACCDCBeCBECECeDCEECE AAC CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeecBCdCEADBEd   BAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız ed  BACDBeACAE AbE Be  ADCDBC CD  DAE  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a b EBc bCEEeeAEA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

408,632 4,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEMİH SAKCI 120 95 22 3 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 30 30 30 34 % 4,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAcBeeBcCbDCBeCBECECADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBCEbEADBEAdCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCcEBbCDBDACAEEAbEEBA  ADCDBCaCDEBDA CDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDbbBabECdEBbAbAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

264,142 57,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEMİH SERBEST 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 260 260 260 466 % 57,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ce BDDA   Ceda DC eaBECadADCEEaECAAdBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eCD aEa ADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  d EBAbe DAdAE     B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız                    E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

433,585 1,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SENA ŞENKUL 120 101 13 6 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 13 13 13 % 1,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA BBeeACCDCBbCBECECADCEdCECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACD CECEADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BbbDBDbCAEEAbEEBACEADCDBCCCDEBDAE DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BdbAEBabECEEBAAEAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

244,248 70,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SERMEDAĞ COŞKUN 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 144 317 317 317 575 % 70,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaeCCBCABcDCBAadaA dCBECECDAEdACdcbACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız daae AabdaCAEBD ABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D Ca    E   c          d Ccbad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b eacEd c    CC  dcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

467,167 0,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVKET ÖZEL 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 2 % 0,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABcDCBACCecCECBECEbDAEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDdACACEEaCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECBDcCADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

341,519 17,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL SARA 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 111 111 111 144 % 17,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAc  CecCCDCBb*BEbECADCE  ECcACabEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız Ce e aECaAD EAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCcEBcCDabACAEcADaEB CEADC Be d dBDA bDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbcbBaC  EEBbAEeBCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

355,464 14,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEYMANUR DOĞRUER 120 78 27 15 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 90 90 90 117 % 14,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeBeDAcBBCacCbDCB CBECECADbEdCECAACdCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız acbD CECdADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCd BbCDeDACAE Ab EBc bdD  BC  DcBDA e A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BcDdEBECEd E  AdAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

332,334 20,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SİDAL ARSLAN 120 69 21 30 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 119 119 119 164 % 20,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAc BCeAadDCBACBEbE ADCEEaEbAACdCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  cCadC CaADaEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BACDB ACAc  D EB   AD  BC      AE D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B b bBa   bEBAAdA  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

369,262 11,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE TEPECİK 120 79 12 29 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 76 76 76 92 % 11,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC CAB DCBAa ecaECBECECDAEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCAC  CCAEBDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBaECAaAB  BEA EAB   b  A  A   De  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B BE cEBE   C EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

252,362 65,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TAHSİN METE BİÇİCİ 120 46 38 36 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 139 297 297 297 534 % 65,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBeABeDCebaCc d CdEaEb AbBAdaEdA  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCcCAC dCddadDEAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACaECe aCADca  a  D A               A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdebB eeEdEd C  E Ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

269,569 53,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞÇE NAZ NAYMANCI 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 250 250 250 436 % 53,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd BeBcadDCe aBECE cDCEECECcACBeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız ac eaC C ADBcACd BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  e  BAC aeAdda  b aB d A C         A   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BcecbB  E Ec c be dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

307,887 30,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞRUL EREN 120 62 25 33 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 164 164 164 245 % 30,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAeBBCaAadDCBACBEbEaADCEECECAACcCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDeCaC ADaEAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCB BbCccabCAE A  E    A   B  C    A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız Ba  EBa  aa de  ee  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

261,419 59,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ÇINAR 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 267 267 267 483 % 59,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CA  DCBeC   e CBEaECDcEBACBE AbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BcCbCAC dCCAE DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız        e                  D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D aaeE            A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

295,190 36,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ŞENGÖR 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 189 189 189 293 % 36,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDD    eace DCBACBEC  eDCE CE AA Ba B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACcBaEd ADadebe BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC  BACbBDACAEEA       A C       B A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DdEBa daEEdc  AeCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

396,133 6,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TÜRKER ÖZKAYA 120 91 23 6 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 45 45 45 54 % 6,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAe eCeACCDCBACBECdbADCEbCECdACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdbDBCECdADBEACeDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCeEBACDBDACAEEAbEEBAC ADCDBCC DaBDAEeDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbdEBa EaEE eAbA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

441,806 1,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ EFE SERBEST 120 104 15 1 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 9 9 9 % 1,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCecCCDCBAaBECECADbEECEeAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBCEdEAaBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCcEBACDBDACAEEAbEcBACEADCDBCeCDEBDAEbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDAEBa ECEEBAAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

318,111 25,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR CANSU AYANDIN 120 67 32 21 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 146 146 146 211 % 25,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCaDDAABBCecCCDCBdCBECEC DCEECECAACBbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bdebdCECdADBEce DdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cC cBACDBDcCAE AbEEBc  AD DBCa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız ecbdEecCEa  dcAEA dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

399,165 5,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 92 23 5 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 41 41 41 47 % 5,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAceBCecCCDCBAaBECECADCEECECAACBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBaECbADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCBEBbCDBDACAEaADEEBA  ADCDBCa DEceAE DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BabdEBa ECEEeAAbAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

453,409 0,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAREN AYSAL 120 107 11 2 104 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 7 7 % 0,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCeACCDCBAaBEbECbDCEECECAACBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CedDBC CEADBEACe BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEAbEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDAEBaCECEEBAAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

414,805 3,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT USTA 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 26 26 26 29 % 3,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABeDCBAabecCECBECEbDcEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCdCAC ECCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADbB CBEADEABCDCD  AeEADCEDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bcBaBEAAEcEEbCCeEbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

305,663 31,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YUSUF YAĞDIRAN 120 65 40 15 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 170 170 170 255 % 31,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCaeABdDCBeaCadCEbBECECcAEBAddECACda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BcbeCAC ECCAd aEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBaC ecCAaABECBEA EABdc D  A  A  aDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdaaBEcecdacd b EdAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

316,260 26,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 150 150 150 219 % 26,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAcBBCeACCDCBeaBEbECADCEECECAAdBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDdadCaADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCcEBACbda bAc A         C   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız adbdEBa bCaEc AEA Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

459,233 0,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 109 11 0 106 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 4 4 % 0,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 164 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAABBCeACCDCdACBEbECeDCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBCbCaADBEACdDBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDAEBaCECEEBAAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Söz Öbeklerinde Anlam D

1

%0,61
 

2

%1,22

158

%96,34

2

%1,22

1

%0,61
 

Doğru (%96,34)

Yanlış (%3,05)

Boş (%0,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

7

%4,27

149

%90,85

2

%1,22

1

%0,61

1

%0,61

4

%2,44
 

Doğru (%90,85)

Yanlış (%6,71)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam D

21

%12,80

2

%1,22

5

%3,05

90

%54,88

20

%12,20

26

%15,85
 

Doğru (%54,88)

Yanlış (%29,27)

Boş (%15,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Paragrafın Yorumlanması B  

149

%90,85

2

%1,22

1

%0,61

11

%6,71

1

%0,61
 

Doğru (%90,85)

Yanlış (%8,54)

Boş (%0,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Diyaloğun Yorumlanması C

2

%1,22

7

%4,27

124

%75,61

16

%9,76

8

%4,88

7

%4,27
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%20,12)

Boş (%4,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Paragrafın Yorumlanması C

1

%0,61

1

%0,61

162

%98,78
    

Doğru (%98,78)

Yanlış (%1,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Karma Dil Bilgisi B

4

%2,44

61

%37,20

3

%1,83

2

%1,22

14

%8,54

80

%48,78
 

Doğru (%37,20)

Yanlış (%14,02)

Boş (%48,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%0,61

1

%0,61

126

%76,83

6

%3,66

28

%17,07

2

%1,22
 

Doğru (%76,83)

Yanlış (%21,95)

Boş (%1,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Sözcükte Anlam A

145

%88,41

2

%1,22

11

%6,71

2

%1,22

1

%0,61

3

%1,83
 

Doğru (%88,41)

Yanlış (%9,76)

Boş (%1,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Tırnak İşareti - Kesme İşareti B

1

%0,61

101

%61,59

1

%0,61

7

%4,27

26

%15,85

28

%17,07
 

Doğru (%61,59)

Yanlış (%21,34)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karma Dil Bilgisi A

17

%10,37

8

%4,88

26

%15,85

10

%6,10

42

%25,61

61

%37,20
 

Doğru (%10,37)

Yanlış (%52,44)

Boş (%37,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU D   

3

%1,83

157

%95,73

2

%1,22

2

%1,22
 

Doğru (%95,73)

Yanlış (%3,05)

Boş (%1,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-17 Paragrafı İkiye Ayırma C  

5

%3,05

153

%93,29

1

%0,61

1

%0,61

4

%2,44
 

Doğru (%93,29)

Yanlış (%4,27)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

1

%0,61

117

%71,34

12

%7,32

14

%8,54

6

%3,66

14

%8,54
 

Doğru (%71,34)

Yanlış (%20,12)

Boş (%8,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Cümlelerden Paragraf Oluşturma A

79

%48,17

16

%9,76

2

%1,22

4

%2,44

26

%15,85

37

%22,56
 

Doğru (%48,17)

Yanlış (%29,27)

Boş (%22,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül C

87

%53,05

3

%1,83

64

%39,02
 

1

%0,61

9

%5,49
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%55,49)

Boş (%5,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Fiilimsiler - Karma C

4

%2,44

13

%7,93

94

%57,32

12

%7,32

2

%1,22

39

%23,78
 

Doğru (%57,32)

Yanlış (%18,90)

Boş (%23,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-12 Noktalama İşaretleri - Karma B

41

%25,00

16

%9,76

2

%1,22

1

%0,61

94

%57,32

10

%6,10
 

Doğru (%9,76)

Yanlış (%84,15)

Boş (%6,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

54

%32,93

4

%2,44

50

%30,49

20

%12,20

5

%3,05

31

%18,90
 

Doğru (%32,93)

Yanlış (%48,17)

Boş (%18,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-25 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

14

%8,54

18

%10,98

69

%42,07

8

%4,88

2

%1,22

53

%32,32
 

Doğru (%42,07)

Yanlış (%25,61)

Boş (%32,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Ünlülerle İlgili Ses Olayları E

2

%1,22

3

%1,83
 

10

%6,10

120

%73,17

29

%17,68
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%9,15)

Boş (%17,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafın Yorumlanması C

8

%4,88

58

%35,37

92

%56,10

2

%1,22
 

4

%2,44
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%41,46)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yorumlanması B

1

%0,61

154

%93,90
 

5

%3,05

2

%1,22

2

%1,22
 

Doğru (%93,90)

Yanlış (%4,88)

Boş (%1,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Özgü Soru Kökü E    

1

%0,61

162

%98,78

1

%0,61
 

Doğru (%98,78)

Yanlış (%0,61)

Boş (%0,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

48

%29,27
 

98

%59,76

1

%0,61
 

16

%9,76

1

%0,61

Doğru (%59,76)

Yanlış (%30,49)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

3

%1,83
 

1

%0,61

1

%0,61

155

%94,51

4

%2,44
 

Doğru (%94,51)

Yanlış (%3,05)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafın Yorumlanması C

1

%0,61

36

%21,95

122

%74,39
  

5

%3,05
 

Doğru (%74,39)

Yanlış (%22,56)

Boş (%3,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Düşünceyi Geliştirme Yolları D   

7

%4,27

142

%86,59

1

%0,61

14

%8,54
 

Doğru (%86,59)

Yanlış (%4,88)

Boş (%8,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

93

%56,71

10

%6,10

17

%10,37
 

27

%16,46

17

%10,37
 

Doğru (%56,71)

Yanlış (%32,93)

Boş (%10,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

2

%1,22

6

%3,66

2

%1,22

2

%1,22

137

%83,54

15

%9,15
 

Doğru (%83,54)

Yanlış (%7,32)

Boş (%9,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam B

3

%1,83

92

%56,10
 

28

%17,07

28

%17,07

13

%7,93
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%35,98)

Boş (%7,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

157

%95,73

1

%0,61
   

6

%3,66
 

Doğru (%95,73)

Yanlış (%0,61)

Boş (%3,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

2

%1,22

129

%78,66

16

%9,76

1

%0,61

16

%9,76
 

Doğru (%78,66)

Yanlış (%11,59)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-37 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

6

%3,66

112

%68,29

10

%6,10

18

%10,98

3

%1,83

15

%9,15
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%22,56)

Boş (%9,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Paragrafın Yorumlanması E  

9

%5,49

3

%1,83
 

142

%86,59

10

%6,10
 

Doğru (%86,59)

Yanlış (%7,32)

Boş (%6,10)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Yapısal Anlatım Bozuklukları C

2

%1,22

5

%3,05

111

%67,68

8

%4,88

6

%3,66

32

%19,51
 

Doğru (%67,68)

Yanlış (%12,80)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri A

133

%81,10

1

%0,61

14

%8,54

5

%3,05
 

10

%6,10

1

%0,61

Doğru (%81,10)

Yanlış (%12,80)

Boş (%6,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 İki Cümleyi Karşılaştırma C

10

%6,10

22

%13,41

90

%54,88

11

%6,71

3

%1,83

28

%17,07
 

Doğru (%54,88)

Yanlış (%28,05)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-30

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

1

%0,61

7

%4,27

5

%3,05

19

%11,59

120

%73,17

12

%7,32
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%19,51)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-31

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Düşünceyi Geliştirme Yolları C

24

%14,63

1

%0,61

128

%78,05

2

%1,22

2

%1,22

7

%4,27
 

Doğru (%78,05)

Yanlış (%17,68)

Boş (%4,27)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 TARİH VE ZAMAN B

1

%0,61

99

%60,74

10

%6,13

24

%14,72

9

%5,52

20

%12,27
 

Doğru (%60,74)

Yanlış (%26,99)

Boş (%12,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU D

4

%2,45

6

%3,68

13

%7,98

91

%55,83

35

%21,47

14

%8,59
 

Doğru (%55,83)

Yanlış (%35,58)

Boş (%8,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Osmanlı-Bizans İlişkileri C

3

%1,84

32

%19,63

100

%61,35

8

%4,91

5

%3,07

15

%9,20
 

Doğru (%61,35)

Yanlış (%29,45)

Boş (%9,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri A

37

%22,70

13

%7,98

39

%23,93

13

%7,98

47

%28,83

14

%8,59
 

Doğru (%22,70)

Yanlış (%68,71)

Boş (%8,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler C

15

%9,20

10

%6,13

108

%66,26

3

%1,84

3

%1,84

24

%14,72
 

Doğru (%66,26)

Yanlış (%19,02)

Boş (%14,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Bir Bilim Olarak Coğrafya A

161

%98,77
    

2

%1,23
 

Doğru (%98,77)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Nüfusun Özellikleri ve Önemi C

25

%15,34

5

%3,07

121

%74,23

5

%3,07

2

%1,23

5

%3,07
 

Doğru (%74,23)

Yanlış (%22,70)

Boş (%3,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Atmosfer ve İklim E

16

%9,82

19

%11,66

3

%1,84

13

%7,98

49

%30,06

63

%38,65
 

Doğru (%30,06)

Yanlış (%31,29)

Boş (%38,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) E

3

%1,84

18

%11,04

1

%0,61

17

%10,43

77

%47,24

47

%28,83
 

Doğru (%47,24)

Yanlış (%23,93)

Boş (%28,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları C

57

%34,97

1

%0,61

98

%60,12
  

7

%4,29
 

Doğru (%60,12)

Yanlış (%35,58)

Boş (%4,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Din Felsefesi C

3

%1,84

5

%3,07

139

%85,28

4

%2,45

4

%2,45

8

%4,91
 

Doğru (%85,28)

Yanlış (%9,82)

Boş (%4,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Ahlak Felsefesi A

120

%73,62

1

%0,61

3

%1,84

8

%4,91

9

%5,52

22

%13,50
 

Doğru (%73,62)

Yanlış (%12,88)

Boş (%13,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Felsefi Metin Analizi E

2

%1,23

5

%3,07

5

%3,07

4

%2,45

134

%82,21

13

%7,98
 

Doğru (%82,21)

Yanlış (%9,82)

Boş (%7,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Varlık Felsefesi B

21

%12,88

83

%50,92

1

%0,61

9

%5,52

1

%0,61

48

%29,45
 

Doğru (%50,92)

Yanlış (%19,63)

Boş (%29,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Sanat Felsefesi D

17

%10,43

2

%1,23
 

131

%80,37
 

13

%7,98
 

Doğru (%80,37)

Yanlış (%11,66)

Boş (%7,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E  

8

%4,91

48

%29,45

4

%2,45

82

%50,31

21

%12,88
 

Doğru (%50,31)

Yanlış (%36,81)

Boş (%12,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar A

158

%96,93
 

1

%0,61

1

%0,61
 

3

%1,84
 

Doğru (%96,93)

Yanlış (%1,23)

Boş (%1,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam ve İbadet B

1

%0,61

148

%90,80

1

%0,61

10

%6,13
 

3

%1,84
 

Doğru (%90,80)

Yanlış (%7,36)

Boş (%1,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar D

3

%1,84

2

%1,23

5

%3,07

85

%52,15

5

%3,07

63

%38,65
 

Doğru (%52,15)

Yanlış (%9,20)

Boş (%38,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Din ve Hayat C

15

%9,20

4

%2,45

18

%11,04

15

%9,20

10

%6,13

101

%61,96
 

Doğru (%11,04)

Yanlış (%26,99)

Boş (%61,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Din Felsefesi C      

163

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Felsefi Metin Analizi A      

163

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Bilim Felsefesi E      

163

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bilgi Felsefesi B      

163

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D      

163

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar D

1

%0,62

5

%3,11

2

%1,24

105

%65,22

7

%4,35

41

%25,47
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%9,32)

Boş (%25,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Üslü ifadeler A

89

%55,28

20

%12,42

26

%16,15

6

%3,73

1

%0,62

19

%11,80
 

Doğru (%55,28)

Yanlış (%32,92)

Boş (%11,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Köklü ifadeler C

6

%3,73

13

%8,07

116

%72,05

3

%1,86

1

%0,62

22

%13,66
 

Doğru (%72,05)

Yanlış (%14,29)

Boş (%13,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Dört İşlem Yeteneği B

8

%4,97

133

%82,61

9

%5,59
 

1

%0,62

10

%6,21
 

Doğru (%82,61)

Yanlış (%11,18)

Boş (%6,21)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Faktöriyel Kavramı E

7

%4,35

2

%1,24

10

%6,21

9

%5,59

73

%45,34

60

%37,27
 

Doğru (%45,34)

Yanlış (%17,39)

Boş (%37,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 Ondalık Sayılar C

9

%5,59

10

%6,21

115

%71,43

14

%8,70

5

%3,11

8

%4,97
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%23,60)

Boş (%4,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

7

%4,35

55

%34,16

20

%12,42

4

%2,48

17

%10,56

58

%36,02
 

Doğru (%34,16)

Yanlış (%29,81)

Boş (%36,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-1 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

3

%1,86

17

%10,56

10

%6,21

72

%44,72

28

%17,39

31

%19,25
 

Doğru (%44,72)

Yanlış (%36,02)

Boş (%19,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler E

5

%3,11
 

8

%4,97
 

128

%79,50

20

%12,42
 

Doğru (%79,50)

Yanlış (%8,07)

Boş (%12,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Rasyonel Sayılar C

1

%0,62

13

%8,07

120

%74,53

4

%2,48
 

23

%14,29
 

Doğru (%74,53)

Yanlış (%11,18)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Çarpanlara Ayırma A

117

%72,67

3

%1,86
 

7

%4,35

1

%0,62

33

%20,50
 

Doğru (%72,67)

Yanlış (%6,83)

Boş (%20,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri D

23

%14,29

12

%7,45

6

%3,73

76

%47,20

18

%11,18

26

%16,15
 

Doğru (%47,20)

Yanlış (%36,65)

Boş (%16,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

113

%70,19

14

%8,70

13

%8,07

2

%1,24

2

%1,24

17

%10,56
 

Doğru (%70,19)

Yanlış (%19,25)

Boş (%10,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-9 Fonksiyon Grafikleri B

12

%7,45

101

%62,73

9

%5,59

4

%2,48

5

%3,11

30

%18,63
 

Doğru (%62,73)

Yanlış (%18,63)

Boş (%18,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E

4

%2,48

4

%2,48

1

%0,62

2

%1,24

45

%27,95

105

%65,22
 

Doğru (%27,95)

Yanlış (%6,83)

Boş (%65,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-22 Özdeşlikler C  

2

%1,24

52

%32,30

3

%1,86

1

%0,62

103

%63,98
 

Doğru (%32,30)

Yanlış (%3,73)

Boş (%63,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri B

2

%1,24

111

%68,94

1

%0,62

7

%4,35
 

40

%24,84
 

Doğru (%68,94)

Yanlış (%6,21)

Boş (%24,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Ondalık Sayılar E

1

%0,62

1

%0,62

3

%1,86

1

%0,62

68

%42,24

87

%54,04
 

Doğru (%42,24)

Yanlış (%3,73)

Boş (%54,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

79

%49,07

4

%2,48

9

%5,59
 

4

%2,48

65

%40,37
 

Doğru (%49,07)

Yanlış (%10,56)

Boş (%40,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Grafik Problemleri D

9

%5,59

39

%24,22
 

48

%29,81
 

65

%40,37
 

Doğru (%29,81)

Yanlış (%29,81)

Boş (%40,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sayı Problemleri E

5

%3,11
 

1

%0,62

4

%2,48

83

%51,55

68

%42,24
 

Doğru (%51,55)

Yanlış (%6,21)

Boş (%42,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-16 Sayı Problemleri A

88

%54,66

2

%1,24

4

%2,48

6

%3,73

7

%4,35

54

%33,54
 

Doğru (%54,66)

Yanlış (%11,80)

Boş (%33,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Sayı Problemleri B

1

%0,62

95

%59,01
 

2

%1,24

1

%0,62

62

%38,51
 

Doğru (%59,01)

Yanlış (%2,48)

Boş (%38,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Rutin Olmayan Problemler C

24

%14,91

7

%4,35

39

%24,22

14

%8,70

9

%5,59

68

%42,24
 

Doğru (%24,22)

Yanlış (%33,54)

Boş (%42,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Grafik Problemleri D   

2

%1,24

65

%40,37

3

%1,86

91

%56,52
 

Doğru (%40,37)

Yanlış (%3,11)

Boş (%56,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C  

4

%2,48

94

%58,39

1

%0,62

1

%0,62

61

%37,89
 

Doğru (%58,39)

Yanlış (%3,73)

Boş (%37,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri D

8

%4,97

4

%2,48

3

%1,86

79

%49,07
 

67

%41,61
 

Doğru (%49,07)

Yanlış (%9,32)

Boş (%41,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-23 Hareket Problemleri E

3

%1,86

4

%2,48

1

%0,62

4

%2,48

20

%12,42

129

%80,12
 

Doğru (%12,42)

Yanlış (%7,45)

Boş (%80,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Permütasyon C

1

%0,62

6

%3,73

57

%35,40

2

%1,24

1

%0,62

94

%58,39
 

Doğru (%35,40)

Yanlış (%6,21)

Boş (%58,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Basit Olayların Olasılıkları A

81

%50,31

3

%1,86

1

%0,62

15

%9,32
 

61

%37,89
 

Doğru (%50,31)

Yanlış (%11,80)

Boş (%37,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 İkizkenar Üçgen D

1

%0,62

5

%3,11

3

%1,86

32

%19,88

12

%7,45

108

%67,08
 

Doğru (%19,88)

Yanlış (%13,04)

Boş (%67,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-37 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik E   

3

%1,86

7

%4,35

42

%26,09

109

%67,70
 

Doğru (%26,09)

Yanlış (%6,21)

Boş (%67,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

87

%54,04

2

%1,24
   

72

%44,72
 

Doğru (%54,04)

Yanlış (%1,24)

Boş (%44,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Kare D    

65

%40,37
 

96

%59,63
 

Doğru (%40,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%59,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Piramitler C  

1

%0,62

48

%29,81

1

%0,62

1

%0,62

110

%68,32
 

Doğru (%29,81)

Yanlış (%1,86)

Boş (%68,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Silindir E

5

%3,11

1

%0,62

3

%1,86

4

%2,48

38

%23,60

110

%68,32
 

Doğru (%23,60)

Yanlış (%8,07)

Boş (%68,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Dikdörtgen D

4

%2,48
 

1

%0,62

77

%47,83
 

79

%49,07
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%3,11)

Boş (%49,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Dairede Çevre ve Alan A

83

%51,55

1

%0,62

7

%4,35

1

%0,62

1

%0,62

68

%42,24
 

Doğru (%51,55)

Yanlış (%6,21)

Boş (%42,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-34 [1] Dörtgenler [2] Çemberde Uzunluk B

1

%0,62

57

%35,40

1

%0,62

1

%0,62
 

101

%62,73
 

Doğru (%35,40)

Yanlış (%1,86)

Boş (%62,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Doğrunun Analitik İncelenmesi C  

6

%3,73

35

%21,74

2

%1,24

10

%6,21

108

%67,08
 

Doğru (%21,74)

Yanlış (%11,18)

Boş (%67,08)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Termometreler D

2

%1,23

79

%48,77

1

%0,62

54

%33,33

9

%5,56

17

%10,49
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%56,17)

Boş (%10,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Küresel Aynalar B

19

%11,73

42

%25,93

12

%7,41

20

%12,35

7

%4,32

62

%38,27
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%35,80)

Boş (%38,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık B

23

%14,20

100

%61,73

7

%4,32

2

%1,23

21

%12,96

9

%5,56
 

Doğru (%61,73)

Yanlış (%32,72)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı E

94

%58,02

5

%3,09

7

%4,32

1

%0,62

8

%4,94

47

%29,01
 

Doğru (%4,94)

Yanlış (%66,05)

Boş (%29,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları B

5

%3,09

128

%79,01

8

%4,94
 

15

%9,26

6

%3,70
 

Doğru (%79,01)

Yanlış (%17,28)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle E

4

%2,47

57

%35,19

2

%1,23

2

%1,23

66

%40,74

31

%19,14
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%40,12)

Boş (%19,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Su Dalgaları A

35

%21,60

13

%8,02

7

%4,32

39

%24,07

28

%17,28

40

%24,69
 

Doğru (%21,60)

Yanlış (%53,70)

Boş (%24,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları A

41

%25,31

26

%16,05

26

%16,05

1

%0,62

28

%17,28

40

%24,69
 

Doğru (%25,31)

Yanlış (%50,00)

Boş (%24,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Periyodik Özellikler E

10

%6,17

2

%1,23

18

%11,11

13

%8,02

81

%50,00

38

%23,46
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%26,54)

Boş (%23,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER B

2

%1,23

45

%27,78

8

%4,94

35

%21,60

22

%13,58

50

%30,86
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%41,36)

Boş (%30,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Sıvılar E

12

%7,41

7

%4,32

6

%3,70

9

%5,56

66

%40,74

62

%38,27
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%20,99)

Boş (%38,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E

7

%4,32

3

%1,85

16

%9,88

16

%9,88

69

%42,59

51

%31,48
 

Doğru (%42,59)

Yanlış (%25,93)

Boş (%31,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karışımların Sınıflandırılması C

21

%12,96

16

%9,88

41

%25,31

8

%4,94

4

%2,47

72

%44,44
 

Doğru (%25,31)

Yanlış (%30,25)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları C

1

%0,62

13

%8,02

31

%19,14

4

%2,47

3

%1,85

110

%67,90
 

Doğru (%19,14)

Yanlış (%12,96)

Boş (%67,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Canlıların Ortak Özellikleri C

7

%4,32

4

%2,47

111

%68,52

5

%3,09

2

%1,23

33

%20,37
 

Doğru (%68,52)

Yanlış (%11,11)

Boş (%20,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Canlılardaki Temel Bileşikler B

2

%1,23

36

%22,22

8

%4,94

14

%8,64

26

%16,05

76

%46,91
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%30,86)

Boş (%46,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Hücrelerin Karşılaştırılması E

2

%1,23

2

%1,23

2

%1,23

10

%6,17

123

%75,93

23

%14,20
 

Doğru (%75,93)

Yanlış (%9,88)

Boş (%14,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Eşeysiz Üreme E

6

%3,70

21

%12,96

4

%2,47

16

%9,88

76

%46,91

39

%24,07
 

Doğru (%46,91)

Yanlış (%29,01)

Boş (%24,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı A

103

%63,58

1

%0,62

3

%1,85

1

%0,62

35

%21,60

19

%11,73
 

Doğru (%63,58)

Yanlış (%24,69)

Boş (%11,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Soyağaçları (Otozomal) A

99

%61,11

3

%1,85

7

%4,32

7

%4,32

5

%3,09

40

%24,69

1

%0,62

Doğru (%61,11)

Yanlış (%14,20)

Boş (%24,69)
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