
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 37 3 36,25 17 3 16,25 40 0 40,00 20 0 20,00 114 6 112,50 478,080 1 1 5 17 324

2 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 39 1 38,75 20 0 20,00 32 4 31,00 18 1 17,75 109 6 107,50 462,952 2 2 31 77 1523

3 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 5 33,75 19 1 18,75 39 1 38,75 16 3 15,25 109 10 106,50 459,541 3 3 35 90 1915

4 0 IRMAK ÇAKICI 12S 40 0 40,00 14 6 12,50 39 1 38,75 16 4 15,00 109 11 106,25 458,577 4 4 37 98 2112

5 0 YAREN AYSAL 12S 39 1 38,75 17 2 16,50 37 2 36,50 14 6 12,50 107 11 104,25 452,235 5 5 46 137 3146

6 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 18 1 17,75 38 0 38,00 13 7 11,25 104 13 100,75 441,817 6 6 79 230 5773

7 0 BERRAK ŞEKER 12S 37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 14 5 12,75 103 14 99,50 438,435 7 7 90 271 6866

8 0 IRMAK GÜNER 13S 37 3 36,25 16 3 15,25 31 5 29,75 17 3 16,25 101 14 97,50 433,352 1 8 105 336 8669

9 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 38 2 37,50 20 0 20,00 28 2 27,50 13 6 11,50 99 10 96,50 429,401 1 9 123 388 10304

10 0 AYÇİN GÜNEYHAN 13S 39 1 38,75 19 1 18,75 23 3 22,25 17 3 16,25 98 8 96,00 428,961 2 10 127 397 10494

11 0 İCLAL SEVER 13S 33 7 31,25 18 2 17,50 31 0 31,00 15 3 14,25 97 12 94,00 422,778 3 11 153 484 13501

12 0 BEYZANUR YAMAN 12 35 4 34,00 18 0 18,00 32 0 32,00 12 7 10,25 97 11 94,25 422,577 1 12 156 489 13603

13 0 BERAT AKKANLI 12S 38 2 37,50 18 2 17,50 28 6 26,50 14 6 12,50 98 16 94,00 422,282 8 13 160 497 13790

14 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 17 3 16,25 34 4 33,00 10 7 8,25 98 17 93,75 420,611 9 14 166 526 14726

15 0 BATIN CAN 12S 37 3 36,25 14 4 13,00 30 6 28,50 15 5 13,75 96 18 91,50 415,217 10 15 198 637 17786

16 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 31 8 29,00 19 0 19,00 29 4 28,00 16 4 15,00 95 16 91,00 414,224 11 16 203 659 18448

17 0 SENA ŞENKUL 12 35 4 34,00 14 5 12,75 36 4 35,00 11 7 9,25 96 20 91,00 412,788 2 17 213 690 19346

18 0 ÖMER SALİH 12S 38 2 37,50 18 1 17,75 27 2 26,50 11 9 8,75 94 14 90,50 411,210 12 18 229 727 20429

19 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 35 5 33,75 17 1 16,75 31 1 30,75 11 8 9,00 94 15 90,25 410,587 13 19 233 736 20832

20 0 AYBERK ŞAM 13 34 3 33,25 16 3 15,25 31 5 29,75 13 5 11,75 94 16 90,00 410,460 1 20 235 738 20901

21 0 DAMLA KİŞİN 13 35 5 33,75 16 4 15,00 30 3 29,25 12 6 10,50 93 18 88,50 405,782 2 21 268 846 24161

22 0 ESRA NUR TÜRK 12S 39 1 38,75 14 5 12,75 30 5 28,75 10 9 7,75 93 20 88,00 403,596 14 22 285 904 25725

23 0 B İDİL YEGÜL 12E 36 4 35,00 17 2 16,50 30 1 29,75 7 1 6,75 90 8 88,00 403,480 1 23 289 909 25826

24 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 36 3 35,25 18 2 17,50 30 8 28,00 9 8 7,00 93 21 87,75 402,811 15 24 296 925 26293

25 0 EMRE YİĞİT EFE 13S 29 11 26,25 16 4 15,00 39 1 38,75 10 10 7,50 94 26 87,50 402,316 4 25 305 940 26643

26 0 CELAL SERDAR 12A 33 3 32,25 16 3 15,25 28 6 26,50 14 6 12,50 91 18 86,50 400,405 1 26 317 982 28130

27 0 EMİRHAN ATILMI Ş 12A 33 7 31,25 18 2 17,50 26 10 23,50 15 5 13,75 92 24 86,00 399,263 2 27 323 1001 28988

28 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 37 3 36,25 15 4 14,00 27 9 24,75 12 6 10,50 91 22 85,50 396,952 16 28 337 1059 30798

29 0 IŞIL ELMAS 13A 32 6 30,50 12 6 10,50 32 1 31,75 13 3 12,25 89 16 85,00 395,937 1 29 344 1087 31626

30 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 3 35,25 18 1 17,75 31 0 31,00 2 3 1,25 87 7 85,25 394,220 2 30 365 1140 33053

31 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 32 4 31,00 10 10 7,50 91 25 84,75 394,115 17 31 367 1144 33135

32 0 KIVANÇ ALTINTOPU 13S 35 3 34,25 18 1 17,75 23 4 22,00 12 6 10,50 88 14 84,50 394,103 5 32 368 1146 33148

33 0 MERVE SİMLA KAVUK 12 32 2 31,50 16 2 15,50 26 2 25,50 13 5 11,75 87 11 84,25 393,671 3 33 369 1152 33468

34 0 ESMA TOPTAŞ 12S 36 3 35,25 15 2 14,50 24 1 23,75 11 6 9,50 86 12 83,00 389,438 18 34 396 1266 37064

35 0 ARDA KARACA 13S 36 2 35,50 15 4 14,00 23 1 22,75 12 6 10,50 86 13 82,75 388,919 6 35 402 1280 37522

36 0 BELİNAY DALGİZ 12S 36 0 36,00 14 5 12,75 24 7 22,25 13 7 11,25 87 19 82,25 387,601 19 36 412 1309 38669

37 0 PINAR YILMAZ 12S 36 3 35,25 16 3 15,25 23 3 22,25 11 6 9,50 86 15 82,25 387,252 20 37 416 1323 38997

38 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 38 2 37,50 16 3 15,25 24 2 23,50 8 7 6,25 86 14 82,50 387,222 21 38 417 1325 39033

39 0 SÜLEYMAN ERMEZ 13S 34 5 32,75 18 2 17,50 26 4 25,00 9 9 6,75 87 20 82,00 385,977 7 39 433 1360 40147

40 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 35 3 34,25 17 1 16,75 29 3 28,25 3 0 3,00 84 7 82,25 385,839 3 40 434 1365 40283

41 0 ZEYNEP ÇALIŞKAN 13S 34 6 32,50 16 4 15,00 30 4 29,00 7 6 5,50 87 20 82,00 385,674 8 41 436 1372 40453

42 0 DENİZ GÖ ÇE 12S 34 5 32,75 16 3 15,25 24 7 22,25 13 7 11,25 87 22 81,50 385,491 22 42 437 1378 40615

43 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12 36 3 35,25 17 3 16,25 24 2 23,50 8 9 5,75 85 17 80,75 382,040 4 43 468 1485 43764

44 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 37 3 36,25 16 1 15,75 24 0 24,00 6 5 4,75 83 9 80,75 381,795 23 44 470 1495 44001

45 0 BAŞAK DURMAZ 13 38 2 37,50 17 1 16,75 21 3 20,25 7 9 4,75 83 15 79,25 377,397 3 45 504 1630 48307

46 0 BURAK ÇIVGIN 12A 35 3 34,25 14 4 13,00 26 5 24,75 8 8 6,00 83 20 78,00 374,031 3 46 534 1735 51634

47 0 BEREN ŞAHİN 13S 32 6 30,50 16 2 15,50 28 3 27,25 6 8 4,00 82 19 77,25 371,484 9 47 556 1801 54243

48 0 12S 36 4 35,00 16 4 15,00 25 4 24,00 6 11 3,25 83 23 77,25 371,235 24 48 558 1805 54475
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

49 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 36 4 35,00 19 1 18,75 22 10 19,50 7 13 3,75 84 28 77,00 370,657 25 49 562 1825 55042

50 0 İREM ÇELİK 12S 28 9 25,75 18 1 17,75 25 2 24,50 10 8 8,00 81 20 76,00 368,824 26 50 576 1890 56886

51 0 SUDE TEPECİK 12S 37 3 36,25 15 1 14,75 20 1 19,75 7 6 5,50 79 11 76,25 368,786 27 51 577 1891 56917

52 0 SEMİH SAKCI 12 34 6 32,50 18 2 17,50 23 9 20,75 7 8 5,00 82 25 75,75 367,307 5 52 592 1933 58470

53 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 35 4 34,00 15 4 14,00 18 2 17,50 10 1 9,75 78 11 75,25 366,837 1 53 597 1946 58991

54 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 36 4 35,00 18 2 17,50 19 2 18,50 5 3 4,25 78 11 75,25 365,635 4 54 611 1997 60306

55 0 MUSTAFA ARDA EKEN 13 33 3 32,25 15 4 14,00 22 1 21,75 9 8 7,00 79 16 75,00 365,523 4 55 612 2000 60413

56 0 NACİYE YÜKSEL 12E 35 4 34,00 13 5 11,75 24 3 23,25 7 4 6,00 79 16 75,00 365,245 5 56 615 2010 60726

57 0 MUSTAFA SALİH AKÇ 13S 30 7 28,25 16 4 15,00 28 4 27,00 7 9 4,75 81 24 75,00 365,101 10 57 616 2015 60879

58 0 ZEYNEP ERALP 12S 32 7 30,25 16 2 15,50 25 5 23,75 7 8 5,00 80 22 74,50 363,666 28 58 628 2069 62480

59 0 SALTUK KIRKPINAR 13E 27 7 25,25 19 1 18,75 26 6 24,50 6 1 5,75 78 15 74,25 363,223 1 59 633 2085 62939

60 0 NUR ALTUNTAŞ 13S 37 2 36,50 15 3 14,25 18 6 16,50 9 9 6,75 79 20 74,00 362,472 11 60 638 2105 63808

61 0 RABİA FİDAN 13S 33 7 31,25 16 4 15,00 27 3 26,25 4 10 1,50 80 24 74,00 361,401 12 61 652 2143 65011

62 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 32 7 30,25 14 4 13,00 23 1 22,75 9 7 7,25 78 19 73,25 360,482 29 62 660 2176 66069

63 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 36 2 35,50 20 0 20,00 12 3 11,25 7 2 6,50 75 7 73,25 360,304 6 63 663 2184 66278

64 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 35 4 34,00 16 4 15,00 20 1 19,75 6 6 4,50 77 15 73,25 359,828 30 64 668 2199 66812

65 0 ARDA BATIN KİBAR 13S 37 3 36,25 14 4 13,00 23 4 22,00 4 8 2,00 78 19 73,25 359,211 13 65 674 2224 67505

66 0 AYŞEGÜL TAY 12S 32 5 30,75 17 3 16,25 23 4 22,00 6 8 4,00 78 20 73,00 359,055 31 66 675 2229 67696

67 0 CEYLİN ÇETİN 12E 37 2 36,50 18 0 18,00 19 3 18,25 1 2 0,50 75 7 73,25 358,929 7 67 679 2237 67835

68 0 FERAY BEREN AYDOG 13S 36 2 35,50 14 2 13,50 18 3 17,25 8 6 6,50 76 13 72,75 358,768 14 68 680 2242 68041

69 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12 36 4 35,00 17 3 16,25 20 3 19,25 5 10 2,50 78 20 73,00 358,648 6 69 682 2245 68183

70 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 36 4 35,00 15 4 14,00 17 2 16,50 9 8 7,00 77 18 72,50 358,162 32 70 690 2267 68704

71 0 DİDEM ÖZTEKİN 13 29 8 27,00 16 3 15,25 19 4 18,00 13 5 11,75 77 20 72,00 357,908 5 71 694 2276 68988

72 0 HAVİN İREM CURKA 13S 31 7 29,25 13 4 12,00 23 6 21,50 11 7 9,25 78 24 72,00 357,276 15 72 701 2304 69744

73 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 37 2 36,50 17 2 16,50 17 6 15,50 4 1 3,75 75 11 72,25 356,710 8 73 706 2323 70437

74 0 ŞAMİL ÖZTEN 13S 29 7 27,25 19 1 18,75 21 5 19,75 8 8 6,00 77 21 71,75 355,931 16 74 714 2356 71362

75 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 36 3 35,25 14 2 13,50 22 7 20,25 6 12 3,00 78 24 72,00 355,799 33 75 716 2360 71547

76 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 32 5 30,75 18 0 18,00 19 4 18,00 7 9 4,75 76 18 71,50 354,853 34 76 723 2390 72640

77 0 ŞEYMA NUR GÖKKAYA 35 4 34,00 15 3 14,25 18 3 17,25 8 9 5,75 76 19 71,25 354,247 1 77 727 2410 73328

78 0 ŞEVVAL SARA 12S 31 8 29,00 15 3 14,25 25 1 24,75 6 11 3,25 77 23 71,25 353,776 35 78 737 2429 73846

79 0 ZEYNEP ERBAY 13S 34 5 32,75 16 3 15,25 14 3 13,25 11 6 9,50 75 17 70,75 353,652 17 79 741 2433 73986

80 111 GÜLÜMSER KARABIYI 12E 38 2 37,50 16 4 15,00 15 4 14,00 5 2 4,50 74 12 71,00 353,186 9 80 745 2447 74540

81 0 FATİH KURFALLI 13S 31 5 29,75 15 2 14,50 18 4 17,00 10 3 9,25 74 14 70,50 352,908 18 81 748 2459 74905

82 0 SAİD KAYAOĞLU 13S 24 14 20,50 19 1 18,75 27 5 25,75 8 10 5,50 78 30 70,50 352,278 19 82 751 2475 75700

83 0 SİNEM SUCU 12E 35 4 34,00 15 5 13,75 21 3 20,25 4 5 2,75 75 17 70,75 352,111 10 83 753 2480 75925

84 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 37 3 36,25 18 1 17,75 16 3 15,25 2 2 1,50 73 9 70,75 351,839 11 84 756 2488 76258

85 0 SELİN MERSİNLİ 12S 35 5 33,75 16 2 15,50 19 7 17,25 6 9 3,75 76 23 70,25 350,895 36 85 768 2521 77397

86 0 ECEM ERKİL 12S 33 6 31,50 14 3 13,25 23 4 22,00 5 7 3,25 75 20 70,00 350,065 37 86 772 2548 78394

87 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 27 9 24,75 15 2 14,50 25 1 24,75 6 1 5,75 73 13 69,75 350,019 1 87 773 2551 78454

88 0 ELA NAZ DEMİR 12E 37 3 36,25 18 2 17,50 17 8 15,00 2 3 1,25 74 16 70,00 349,586 12 88 777 2567 78991

89 0 TALHA GÜRCAN 13S 31 3 30,25 14 3 13,25 20 5 18,75 8 4 7,00 73 15 69,25 348,727 20 89 783 2599 80055

90 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 33 4 32,00 14 4 13,00 24 6 22,50 5 12 2,00 76 26 69,50 348,312 38 90 788 2615 80570

91 0 MUSTAFA SEZGİN 13S 32 8 30,00 15 5 13,75 13 9 10,75 15 4 14,00 75 26 68,50 348,102 21 91 791 2622 80832

92 0 SELÇUK AKI 12S 32 6 30,50 15 5 13,75 26 3 25,25 1 4 0,00 74 18 69,50 347,901 39 92 794 2629 81094

93 0 YAĞMUR CANSU AYAN 12S 31 8 29,00 16 3 15,25 23 4 22,00 5 9 2,75 75 24 69,00 347,093 40 93 810 2662 82094

94 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 36 3 35,25 15 2 14,50 22 8 20,00 1 6 -0,50 74 19 69,25 346,986 41 94 811 2667 82235

95 0 SİDRE KIZITUĞ 13S 32 8 30,00 18 2 17,50 19 5 17,75 6 10 3,50 75 25 68,75 346,537 22 95 818 2688 82819

96 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 33 5 31,75 19 0 19,00 13 4 12,00 8 9 5,75 73 18 68,50 346,294 42 96 821 2696 83153
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

97 0 ARDA HIZLI 13S 34 5 32,75 16 2 15,50 16 1 15,75 7 10 4,50 73 18 68,50 345,959 23 97 825 2712 83559

98 0 IRMAK TOPOĞLU 13E 36 4 35,00 18 2 17,50 16 4 15,00 4 11 1,25 74 21 68,75 345,951 2 98 826 2713 83569

99 0 ADA YALÇIN 12E 36 3 35,25 17 1 16,75 17 5 15,75 1 0 1,00 71 9 68,75 345,882 13 99 827 2715 83641

100 0 ALPER ARSLAN 12S 24 16 20,00 16 4 15,00 31 6 29,50 7 13 3,75 78 39 68,25 345,272 43 100 830 2739 84402

101 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 35 5 33,75 15 4 14,00 17 2 16,50 6 8 4,00 73 19 68,25 345,082 44 101 835 2752 84639

102 0 FERAYE UYAR 12 31 9 28,75 11 8 9,00 23 3 22,25 10 9 7,75 75 29 67,75 344,484 7 102 842 2779 85391

103 0 EMİNE AKKOYUN 12S 36 3 35,25 17 2 16,50 11 3 10,25 8 9 5,75 72 17 67,75 344,012 45 103 846 2809 86025

104 0 NEVA YERLİYURT 12 35 2 34,50 19 0 19,00 13 1 12,75 2 1 1,75 69 4 68,00 343,894 8 104 847 2816 86154

105 0 DİLVİN YEĞEN 13D 29 10 26,50 18 0 18,00 23 9 20,75 4 6 2,50 74 25 67,75 343,454 1 105 851 2826 86768

106 0 HATİCE ERGÜNEN 12 36 2 35,50 15 3 14,25 13 3 12,25 6 4 5,00 70 12 67,00 341,621 9 106 864 2891 89159

107 0 EGE GÜVEN 12S 29 11 26,25 15 4 14,00 28 4 27,00 1 4 0,00 73 23 67,25 341,394 46 107 866 2901 89442

108 0 CANSU EREN 13S 37 3 36,25 15 3 14,25 16 8 14,00 3 3 2,25 71 17 66,75 340,265 24 108 878 2942 90991

109 0 CEYLİN NAZ OLUÇAY 12S 35 5 33,75 11 8 9,00 20 3 19,25 6 6 4,50 72 22 66,50 340,018 47 109 880 2956 91327

110 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 35 0 35,00 17 1 16,75 13 5 11,75 3 0 3,00 68 6 66,50 339,750 14 110 882 2969 91718

111 0 RAVZANUR KARABACA 12B 32 5 30,75 16 2 15,50 10 3 9,25 11 6 9,50 69 16 65,00 336,867 1 111 910 3099 95620

112 186 EREN ACAR 12S 31 6 29,50 16 3 15,25 20 6 18,50 4 7 2,25 71 22 65,50 336,734 48 112 911 3106 95797

113 0 EMİNE YURTCU 13 32 6 30,50 13 0 13,00 17 1 16,75 6 4 5,00 68 11 65,25 336,573 6 113 913 3113 95991

114 0 AYÇA POLAT 13S 32 7 30,25 13 5 11,75 21 1 20,75 4 6 2,50 70 19 65,25 336,006 25 114 920 3140 96817

115 0 EGE YAYMACI 12E 39 1 38,75 17 2 16,50 11 3 10,25 0 1 -0,25 67 7 65,25 335,302 15 115 929 3169 97841

116 0 BEYZANUR AYDIN 13S 34 5 32,75 14 4 13,00 10 2 9,50 11 7 9,25 69 18 64,50 335,287 26 116 930 3171 97865

117 0 BADE PALABIYIK 12D 38 2 37,50 18 0 18,00 9 2 8,50 2 4 1,00 67 8 65,00 334,888 2 117 936 3189 98379

118 0 AZRA MOLLA 12S 38 2 37,50 11 6 9,50 14 3 13,25 6 6 4,50 69 17 64,75 334,840 49 118 938 3192 98437

119 0 NİSA KAYMAKÇ LAN 12D 34 6 32,50 16 4 15,00 16 3 15,25 3 4 2,00 69 17 64,75 334,430 3 119 944 3210 99063

120 0 ALMİNA KURT 12S 38 2 37,50 15 4 14,00 13 6 11,50 4 9 1,75 70 21 64,75 334,278 50 120 946 3213 99268

121 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 34 5 32,75 12 5 10,75 18 9 15,75 7 8 5,00 71 27 64,25 333,584 51 121 953 3233 100234

122 0 ASLI ELİF ELBİRLE 12E 34 2 33,50 17 2 16,50 15 1 14,75 0 2 -0,50 66 7 64,25 332,411 16 122 960 3260 101906

123 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 36 3 35,25 15 3 14,25 13 4 12,00 4 6 2,50 68 16 64,00 332,292 4 123 961 3265 102026

124 0 DENİZ GÜLER 12D 36 3 35,25 18 2 17,50 10 2 9,50 2 1 1,75 66 8 64,00 332,162 5 124 962 3271 102205

125 0 KAMİL KUMANLIOĞLU 13S 28 5 26,75 13 5 11,75 20 6 18,50 8 6 6,50 69 22 63,50 331,837 27 125 966 3285 102678

126 0 CEYLİN SERBES 12S 34 5 32,75 12 7 10,25 17 9 14,75 8 9 5,75 71 30 63,50 331,551 52 126 970 3296 103093

127 0 BEGÜM KIRTOK 12E 30 8 28,00 16 2 15,50 19 3 18,25 2 1 1,75 67 14 63,50 330,800 17 127 979 3330 104160

128 0 TAHA ÇOKSEVER 13D 33 5 31,75 15 4 14,00 17 2 16,50 2 3 1,25 67 14 63,50 330,608 2 128 983 3340 104426

129 0 SUDE CEREN ÇETE 12D 36 4 35,00 17 3 16,25 12 2 11,50 2 5 0,75 67 14 63,50 330,467 6 129 986 3351 104617

130 0 ÇAĞAN KILIÇ 12A 35 2 34,50 13 4 12,00 20 7 18,25 2 14 -1,50 70 27 63,25 329,195 4 130 998 3393 106532

131 0 EMİNE ŞEVVAL TOSU 12S 33 3 32,25 16 3 15,25 14 3 13,25 3 4 2,00 66 13 62,75 328,587 53 131 1007 3415 107406

132 0 YİĞİT DENİZ 12S 31 7 29,25 13 6 11,50 19 5 17,75 7 12 4,00 70 30 62,50 328,309 54 132 1009 3423 107783

133 0 SÜEDA COŞAN 12E 34 4 33,00 18 1 17,75 12 1 11,75 2 7 0,25 66 13 62,75 328,212 18 133 1011 3429 107938

134 0 ELİFSU ZORBA 12E 30 10 27,50 17 3 16,25 20 3 19,25 1 5 -0,25 68 21 62,75 328,178 19 134 1012 3430 107996

135 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12D 35 4 34,00 16 3 15,25 14 3 13,25 1 3 0,25 66 13 62,75 328,167 7 135 1014 3432 108020

136 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 29 9 26,75 14 5 12,75 18 6 16,50 8 7 6,25 69 27 62,25 328,136 55 136 1015 3433 108073

137 0 İ ARDA YILDIRIM 13S 26 11 23,25 15 4 14,00 22 8 20,00 6 4 5,00 69 27 62,25 327,931 28 137 1019 3442 108424

138 0 MEHMETBERK ÖZYÜRE 12S 29 9 26,75 15 3 14,25 15 4 14,00 9 8 7,00 68 24 62,00 327,588 56 138 1025 3452 108871

139 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 30 9 27,75 17 2 16,50 13 6 11,50 8 7 6,25 68 24 62,00 327,430 57 139 1028 3459 109126

140 0 POYRAZ FAZLILAR 13S 29 9 26,75 16 4 15,00 19 4 18,00 5 10 2,50 69 27 62,25 327,326 29 140 1029 3465 109331

141 0 ELA YILDIZ 12E 35 5 33,75 16 2 15,50 13 8 11,00 2 1 1,75 66 16 62,00 326,314 20 141 1036 3505 110744

142 0 NİL GEDİKLİ 12 29 8 27,00 16 1 15,75 16 4 15,00 6 8 4,00 67 21 61,75 326,202 10 142 1038 3511 110891

143 0 ZEYNEP KARA 12D 37 3 36,25 16 3 15,25 10 4 9,00 2 3 1,25 65 13 61,75 325,426 8 143 1045 3549 112078

144 0 ELİF AN 13E 37 3 36,25 15 5 13,75 9 7 7,25 5 3 4,25 66 18 61,50 325,346 3 144 1047 3552 112204
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

145 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 33 6 31,50 15 4 14,00 15 5 13,75 4 7 2,25 67 22 61,50 324,984 58 145 1050 3567 112802

146 0 ÖZLEM AYTEKİN 12 35 1 34,75 16 1 15,75 11 1 10,75 62 3 61,25 323,716 11 146 1060 3621 114647

147 0 CEYLİNUYĞUN 12S 35 3 34,25 15 3 14,25 10 7 8,25 6 8 4,00 66 21 60,75 323,136 59 147 1068 3644 115456

148 0 CEYLİN KIZIL 12 32 6 30,50 15 4 14,00 14 3 13,25 4 4 3,00 65 17 60,75 322,974 12 148 1073 3651 115733

149 0 EMİR YALÇIN 12 32 8 30,00 15 5 13,75 8 3 7,25 11 8 9,00 66 24 60,00 322,122 13 149 1081 3683 117078

150 0 KEMAL HORUZ 12E 31 7 29,25 18 1 17,75 13 3 12,25 2 4 1,00 64 15 60,25 321,129 21 150 1091 3722 118528

151 0 ARDA YILDIRIM 13S 30 8 28,00 12 5 10,75 19 2 18,50 4 5 2,75 65 20 60,00 320,730 30 151 1093 3741 119190

152 0 YELDA İŞBİLİR 13D 37 3 36,25 15 4 14,00 11 1 10,75 1 7 -0,75 64 15 60,25 320,578 3 152 1095 3745 119421

153 0 BEYZA ORTA 12E 33 6 31,50 15 3 14,25 15 3 14,25 63 12 60,00 320,098 22 153 1099 3767 120164

154 0 EBRAR YILMAZ 12D 38 2 37,50 15 4 14,00 7 1 6,75 2 2 1,50 62 9 59,75 319,595 9 154 1102 3781 120889

155 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 34 6 32,50 14 3 13,25 10 3 9,25 5 3 4,25 63 15 59,25 318,822 10 155 1115 3822 122025

156 0 SELCAN SÜRÜCÜ 13E 35 5 33,75 18 2 17,50 8 7 6,25 2 2 1,50 63 16 59,00 317,504 4 156 1131 3874 124023

157 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 35 4 34,00 18 0 18,00 6 5 4,75 2 0 2,00 61 9 58,75 316,886 11 157 1138 3902 125003

158 0 İREMNAZ APAYDIN 13 34 5 32,75 13 4 12,00 11 4 10,00 5 5 3,75 63 18 58,50 316,498 7 158 1149 3928 125583

159 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 30 6 28,50 13 4 12,00 15 5 13,75 5 6 3,50 63 21 57,75 314,320 60 159 1163 4002 128957

160 0 DOĞA AYAR 12E 32 8 30,00 16 3 15,25 13 5 11,75 1 1 0,75 62 17 57,75 313,719 23 160 1170 4041 129923

161 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 10 4 9,00 61 13 57,75 313,521 24 161 1172 4049 130283

162 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 30 6 28,50 14 3 13,25 10 3 9,25 8 7 6,25 62 19 57,25 313,484 61 162 1174 4053 130379

163 0 SELİN İKİZ 12D 35 5 33,75 16 3 15,25 10 2 9,50 0 3 -0,75 61 13 57,75 313,321 12 163 1176 4061 130633

164 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 32 8 30,00 17 2 16,50 7 6 5,50 6 3 5,25 62 19 57,25 313,273 13 164 1177 4063 130706

165 0 DENİZ ŞENKAL 13D 36 4 35,00 16 4 15,00 6 3 5,25 4 7 2,25 62 18 57,50 313,234 4 165 1178 4065 130755

166 0 NAZLICAN DARCAN 12D 31 9 28,75 9 10 6,50 15 2 14,50 8 3 7,25 63 24 57,00 312,895 14 166 1179 4077 131248

167 0 ELA SEVER 12E 35 5 33,75 15 4 14,00 12 8 10,00 0 1 -0,25 62 18 57,50 312,687 25 167 1183 4087 131632

168 0 NAZ GÜLALAN 13S 30 8 28,00 13 3 12,25 16 6 14,50 5 10 2,50 64 27 57,25 312,646 31 168 1184 4090 131695

169 0 ELİF BAŞAK TEMEL 13D 34 5 32,75 18 2 17,50 7 5 5,75 2 3 1,25 61 15 57,25 312,346 5 169 1189 4102 132086

170 0 TUBA YAKIN 13E 34 3 33,25 14 6 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 62 19 57,25 312,226 5 170 1192 4108 132265

171 0 EMİRHAN ÜÇKU 12E 33 7 31,25 13 7 11,25 17 9 14,75 63 23 57,25 312,023 26 171 1194 4117 132645

172 0 KEREM KIRCA 12 33 5 31,75 12 6 10,50 14 9 11,75 5 8 3,00 64 28 57,00 311,943 14 172 1196 4119 132820

173 0 ETHEM GÖRAL 13S 30 7 28,25 14 3 13,25 11 5 9,75 6 2 5,50 61 17 56,75 311,859 32 173 1197 4122 132931

174 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 38 1 37,75 14 3 13,25 4 3 3,25 3 1 2,75 59 8 57,00 311,816 15 174 1198 4126 132986

175 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 33 7 31,25 15 2 14,50 13 6 11,50 1 5 -0,25 62 20 57,00 311,273 27 175 1206 4143 133825

176 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 32 6 30,50 14 4 13,00 11 6 9,50 4 2 3,50 61 18 56,50 310,641 28 176 1212 4165 134749

177 0 EKİN ERİŞ 12E 35 5 33,75 14 6 12,50 11 2 10,50 60 13 56,75 310,532 29 177 1213 4173 135023

178 0 MEHMET BİNİCİ 12S 29 9 26,75 10 9 7,75 21 2 20,50 2 2 1,50 62 22 56,50 310,200 62 178 1216 4181 135499

179 0 ALEYNA GÜLCAN 13 38 1 37,75 14 4 13,00 4 1 3,75 2 0 2,00 58 6 56,50 310,183 8 179 1217 4183 135521

180 0 BARIŞ BEŞLİ 13S 30 10 27,50 13 7 11,25 15 5 13,75 4 1 3,75 62 23 56,25 309,997 33 180 1219 4187 135790

181 0 MÜGE AKGÜL 12S 32 7 30,25 14 2 13,50 10 5 8,75 4 1 3,75 60 15 56,25 309,975 63 181 1221 4189 135822

182 0 OZAN KUZEY MOL 13S 32 4 31,00 15 2 14,50 9 5 7,75 5 8 3,00 61 19 56,25 309,806 34 182 1225 4198 136176

183 0 ELİF AYDIN 12E 33 7 31,25 15 1 14,75 10 4 9,00 3 7 1,25 61 19 56,25 309,415 30 183 1230 4213 136724

184 0 HAVVA SENAY TURHA 12E 29 9 26,75 13 6 11,50 18 3 17,25 1 1 0,75 61 19 56,25 309,344 31 184 1231 4215 136819

185 0 EMİR EFE GÖNÜL 31 9 28,75 13 5 11,75 18 10 15,50 1 4 0,00 63 28 56,00 308,414 2 185 1241 4264 138365

186 0 ARDA SÖZER 13S 26 8 24,00 13 3 12,25 15 3 14,25 6 4 5,00 60 18 55,50 308,152 35 186 1243 4273 138813

187 0 ÇAĞAN APIK 12S 32 5 30,75 13 2 12,50 12 4 11,00 2 2 1,50 59 13 55,75 307,991 64 187 1244 4281 139067

188 0 ENES ÇATAL 12S 30 8 28,00 14 4 13,00 13 7 11,25 5 7 3,25 62 26 55,50 307,702 65 188 1248 4291 139528

189 0 ECEM ARSLAN 12E 33 6 31,50 13 7 11,25 14 5 12,75 1 3 0,25 61 21 55,75 307,686 32 189 1250 4294 139568

190 0 CANSIN UÇAR 32 7 30,25 13 3 12,25 11 3 10,25 3 1 2,75 59 14 55,50 307,544 3 190 1253 4304 139871

191 0 EMİN PALA 13S 24 9 21,75 14 3 13,25 21 7 19,25 4 11 1,25 63 30 55,50 307,366 36 191 1256 4311 140102

192 0 VOLKAN GÖKTAŞ 13D 33 4 32,00 17 2 16,50 6 3 5,25 3 5 1,75 59 14 55,50 307,339 6 192 1258 4315 140138
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

193 0 SILA DİLBAZ 13S 27 5 25,75 12 2 11,50 15 3 14,25 5 5 3,75 59 15 55,25 307,104 37 193 1260 4322 140457

194 0 SÜLEYMAN ÇOBAN 13S 31 5 29,75 10 4 9,00 16 4 15,00 4 11 1,25 61 24 55,00 305,719 38 194 1274 4394 142705

195 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 11 24,25 11 5 9,75 20 9 17,75 6 12 3,00 64 37 54,75 305,480 66 195 1279 4408 143110

196 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 32 8 30,00 18 1 17,75 8 10 5,50 2 2 1,50 60 21 54,75 305,138 16 196 1283 4421 143662

197 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 9 25,75 12 6 10,50 17 4 16,00 5 11 2,25 62 30 54,50 304,564 67 197 1290 4449 144638

198 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 27 11 24,25 11 8 9,00 21 5 19,75 4 10 1,50 63 34 54,50 304,406 68 198 1293 4454 144850

199 0 AYŞE NAZ TURAN 13D 35 3 34,25 14 2 13,50 7 1 6,75 56 6 54,50 303,952 7 199 1297 4470 145620

200 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 27 12 24,00 17 3 16,25 13 4 12,00 3 5 1,75 60 24 54,00 303,085 17 200 1302 4497 146970

201 0 AYÇA GÜNEYHAN 13D 35 5 33,75 18 2 17,50 4 4 3,00 1 5 -0,25 58 16 54,00 302,487 8 201 1306 4520 147936

202 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 33 6 31,50 15 4 14,00 10 5 8,75 1 5 -0,25 59 20 54,00 302,486 33 202 1307 4521 147944

203 0 ELİF SU ÖZALP 12E 31 7 29,25 17 2 16,50 7 6 5,50 3 2 2,50 58 17 53,75 302,434 34 203 1310 4525 148062

204 0 MERT ARSLAN 13 33 5 31,75 14 5 12,75 9 2 8,50 2 5 0,75 58 17 53,75 301,959 9 204 1315 4539 148679

205 0 ZEYNEP BERBER 11S 30 10 27,50 8 2 7,50 17 8 15,00 5 6 3,50 60 26 53,50 301,854 2 205 1316 4546 148849

206 0 BERK ŞANOLAN 12S 29 10 26,50 16 3 15,25 9 7 7,25 7 11 4,25 61 31 53,25 301,394 69 206 1322 4572 149604

207 0 HATİCE ATASOY 13S 26 8 24,00 12 3 11,25 15 1 14,75 5 7 3,25 58 19 53,25 301,168 39 207 1324 4578 149922

208 0 ALANUR DEMİR 12D 34 4 33,00 16 4 15,00 4 4 3,00 3 3 2,25 57 15 53,25 300,835 18 208 1328 4594 150522

209 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 26 4 25,00 16 1 15,75 12 3 11,25 2 3 1,25 56 11 53,25 300,757 70 209 1329 4596 150611

210 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 30 5 28,75 15 2 14,50 11 6 9,50 1 2 0,50 57 15 53,25 300,512 35 210 1333 4604 150937

211 0 AÇELYA IŞILAK 13D 33 6 31,50 16 3 15,25 7 4 6,00 1 2 0,50 57 15 53,25 300,473 9 211 1334 4608 150995

212 0 ENGİN EMRE KOCABA 12S 32 5 30,75 13 6 11,50 8 4 7,00 4 1 3,75 57 16 53,00 300,436 71 212 1335 4611 151063

213 0 MİNA BÜTÜN 13E 33 6 31,50 13 5 11,75 12 7 10,25 1 5 -0,25 59 23 53,25 300,267 6 213 1337 4627 151460

214 0 GÖKTĞ  ÖZBİLGİÇ 13S 36 4 35,00 12 8 10,00 6 3 5,25 4 5 2,75 58 20 53,00 300,124 40 214 1339 4634 151664

215 0 ALPEREN EKŞİ 12S 31 6 29,50 14 5 12,75 10 2 9,50 4 11 1,25 59 24 53,00 299,915 72 215 1343 4641 151928

216 0 AYBARS KOCAKURT 13S 25 8 23,00 12 4 11,00 17 9 14,75 5 4 4,00 59 25 52,75 299,887 41 216 1344 4645 151984

217 0 CEYLİN BİLGİN 12E 33 6 31,50 14 4 13,00 5 5 3,75 5 2 4,50 57 17 52,75 299,876 36 217 1345 4646 151996

218 0 AYŞE NAZLI BALA 13E 33 7 31,25 17 3 16,25 6 2 5,50 56 12 53,00 299,646 7 218 1350 4660 152362

219 0 AZRA GÜNAL 12E 34 6 32,50 15 4 14,00 9 7 7,25 0 3 -0,75 58 20 53,00 299,432 37 219 1352 4674 152799

220 0 ŞEYMA KARABACAK 13 28 6 26,50 13 7 11,25 12 10 9,50 6 3 5,25 59 26 52,50 299,377 10 220 1353 4677 152876

221 0 BÜKRE MİNARECİ 13S 30 10 27,50 17 2 16,50 6 4 5,00 4 2 3,50 57 18 52,50 299,029 42 221 1357 4691 153350

222 0 ARDA PALALI 12S 27 6 25,50 9 8 7,00 12 5 10,75 10 6 8,50 58 25 51,75 297,876 73 222 1372 4740 155244

223 0 EMİRHAN BOZ 13S 26 12 23,00 13 5 11,75 15 6 13,50 6 9 3,75 60 32 52,00 297,646 43 223 1374 4745 155528

224 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 30 5 28,75 12 3 11,25 12 5 10,75 3 7 1,25 57 20 52,00 296,985 15 224 1377 4775 156635

225 0 DİLVİN AVCAN 12E 36 4 35,00 12 4 11,00 6 4 5,00 2 4 1,00 56 16 52,00 296,820 38 225 1378 4784 156892

226 0 ELİF AKBOĞA 12D 32 8 30,00 16 4 15,00 5 7 3,25 5 6 3,50 58 25 51,75 296,776 19 226 1381 4789 156967

227 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 32 5 30,75 12 6 10,50 8 7 6,25 6 8 4,00 58 26 51,50 296,092 74 227 1391 4824 158081

228 0 ARDA YAŞAR KULA 12S 25 9 22,75 13 3 12,25 9 5 7,75 10 7 8,25 57 24 51,00 295,732 75 228 1393 4840 158746

229 0 İBRAHİM KAFA 13D 31 9 28,75 15 4 14,00 10 6 8,50 1 3 0,25 57 22 51,50 295,331 10 229 1397 4846 159299

230 0 YASİN YAŞAR 13S 30 7 28,25 14 4 13,00 8 6 6,50 5 6 3,50 57 23 51,25 295,320 44 230 1398 4847 159320

231 0 SERRA ÖZMEN 12E 30 8 28,00 16 2 15,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 55 14 51,50 295,249 39 231 1400 4852 159498

232 0 BEGUM ULU 13D 34 6 32,50 14 5 12,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 55 14 51,50 295,141 11 232 1402 4859 159769

233 0 HİLALNUR OZANİLİ 13 34 4 33,00 15 3 14,25 3 6 1,50 3 2 2,50 55 15 51,25 295,031 11 233 1403 4865 159908

234 0 CEYLİN AKDUMAN 13 30 9 27,75 15 5 13,75 11 7 9,25 1 2 0,50 57 23 51,25 294,669 12 234 1407 4882 160401

235 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLE 12S 31 8 29,00 14 6 12,50 11 5 9,75 4 16 0,00 60 35 51,25 294,523 76 235 1408 4888 160657

236 0 ZEYNEP ÖZEN 13E 31 7 29,25 13 5 11,75 10 7 8,25 2 1 1,75 56 20 51,00 294,168 8 236 1415 4902 161259

237 0 ENES RAMAZAN BALA 12S 21 5 19,75 14 5 12,75 14 4 13,00 7 8 5,00 56 22 50,50 293,602 77 237 1421 4927 162241

238 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 8 29,00 16 4 15,00 7 10 4,50 3 4 2,00 57 26 50,50 292,802 40 238 1423 4957 163534

239 0 ALİ KAAN KARAABAL 14 15 10,25 17 1 16,75 17 4 16,00 9 8 7,00 57 28 50,00 292,792 4 239 1424 4959 163542

240 0 GÜLSEN ATAMAL 13S 30 10 27,50 12 4 11,00 9 4 8,00 5 6 3,50 56 24 50,00 291,654 45 240 1433 4995 165205
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

241 2121 ÖZGE PAZAN 12D 34 6 32,50 16 3 15,25 4 6 2,50 54 15 50,25 291,568 20 241 1435 4999 165411

242 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 32 8 30,00 15 5 13,75 5 5 3,75 4 7 2,25 56 25 49,75 290,632 41 242 1446 5039 166947

243 0 ASLI OSMANBEY 12E 36 4 35,00 11 8 9,00 8 6 6,50 0 2 -0,50 55 20 50,00 290,613 42 243 1447 5040 166975

244 0 ORHAN EFE  BODURO 12A 28 12 25,00 15 4 14,00 10 3 9,25 2 2 1,50 55 21 49,75 290,553 5 244 1450 5045 167054

245 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 32 8 30,00 16 3 15,25 5 3 4,25 53 14 49,50 290,363 43 245 1452 5053 167296

246 0 İREM BALIKÇI 13D 29 9 26,75 18 2 17,50 6 2 5,50 1 4 0,00 54 17 49,75 290,229 12 246 1454 5055 167468

247 0 AHMET FUAT GEDİK 13S 29 9 26,75 11 7 9,25 13 4 12,00 3 6 1,50 56 26 49,50 289,739 46 247 1457 5082 168313

248 0 DOĞA SOYLU 13D 31 5 29,75 13 5 11,75 9 5 7,75 1 3 0,25 54 18 49,50 289,437 13 248 1462 5098 168821

249 0 İPEKGÜNBAY 13E 35 4 34,00 11 7 9,25 9 7 7,25 1 8 -1,00 56 26 49,50 289,058 9 249 1465 5112 169451

250 0 BEYZA DURSUN 13S 31 5 29,75 12 5 10,75 9 4 8,00 2 5 0,75 54 19 49,25 288,806 47 250 1467 5120 169799

251 0 EMİN EFE ALTINTAŞ 13E 32 6 30,50 18 2 17,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 52 11 49,25 288,647 10 251 1469 5124 170147

252 0 ÇAĞLAR BERKMAN 13 29 10 26,50 15 3 14,25 8 3 7,25 2 4 1,00 54 20 49,00 288,225 13 252 1472 5145 170776

253 0 DERİN TUĞA 12D 32 8 30,00 12 5 10,75 6 7 4,25 4 1 3,75 54 21 48,75 288,007 21 253 1476 5153 171128

254 0 BEYZANUR AĞIR 12S 31 7 29,25 13 4 12,00 5 3 4,25 4 3 3,25 53 17 48,75 287,923 78 254 1478 5161 171321

255 0 FATİH KURT 13 33 6 31,50 14 5 12,75 3 4 2,00 4 6 2,50 54 21 48,75 287,726 14 255 1480 5170 171714

256 0 NURSEL KILIÇ 12S 26 10 23,50 9 8 7,00 17 2 16,50 3 5 1,75 55 25 48,75 287,630 79 256 1481 5175 171824

257 0 BELEN SARI 12E 29 9 26,75 11 6 9,50 11 3 10,25 2 0 2,00 53 18 48,50 286,927 44 257 1488 5195 172969

258 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 33 7 31,25 14 5 12,75 4 8 2,00 3 3 2,25 54 23 48,25 286,212 45 258 1495 5231 174212

259 0 RÜMEYSA KAYA 13E 35 3 34,25 12 7 10,25 3 3 2,25 2 2 1,50 52 15 48,25 285,965 11 259 1497 5235 174510

260 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 28 7 26,25 15 3 14,25 6 2 5,50 3 4 2,00 52 16 48,00 285,527 80 260 1508 5264 175330

261 0 NUR ŞEKER 12D 27 12 24,00 17 2 16,50 8 6 6,50 2 4 1,00 54 24 48,00 285,368 22 261 1509 5270 175516

262 0 AHMET TAHİR VOLKA 12A 33 7 31,25 15 4 14,00 4 11 1,25 2 4 1,00 54 26 47,50 283,753 6 262 1519 5329 178056

263 0 ESRA AKSU 12S 28 5 26,75 12 4 11,00 9 6 7,50 3 4 2,00 52 19 47,25 283,287 81 263 1524 5352 178880

264 0 HİLAL  YIL*Z 13E 31 5 29,75 11 2 10,50 5 0 5,00 2 0 2,00 49 7 47,25 283,231 12 264 1526 5354 178933

265 0 İBRAHİM UTKU ERDE 12D 30 6 28,50 12 4 11,00 8 1 7,75 50 11 47,25 282,812 23 265 1530 5376 179608

266 0 IRMAK SEMERCİ 13E 32 3 31,25 10 3 9,25 7 1 6,75 49 7 47,25 282,746 13 266 1531 5380 179765

267 0 İLAYDA GÖKKAYA 13D 33 6 31,50 11 7 9,25 6 6 4,50 2 1 1,75 52 20 47,00 282,400 14 267 1535 5391 180146

268 0 BERKAY ALKAN 12S 30 7 28,25 13 3 12,25 7 6 5,50 2 4 1,00 52 20 47,00 282,322 82 268 1536 5393 180250

269 0 ECRİN KABASAKAL 12E 30 9 27,75 12 7 10,25 11 7 9,25 0 1 -0,25 53 24 47,00 282,030 46 269 1540 5407 180910

270 0 BEYZA ECE BİNGOL 12S 26 8 24,00 13 5 11,75 11 7 9,25 4 9 1,75 54 29 46,75 281,824 83 270 1541 5415 181210

271 0 DERİN YETİŞEN 12E 28 9 25,75 15 3 14,25 8 8 6,00 1 1 0,75 52 21 46,75 281,600 47 271 1543 5423 181476

272 0 TALHA KARAKOÇ 13 30 9 27,75 15 4 14,00 6 7 4,25 1 1 0,75 52 21 46,75 281,563 15 272 1544 5424 181530

273 0 FİDELYA PARLA 12S 26 9 23,75 16 3 15,25 6 5 4,75 5 9 2,75 53 26 46,50 281,359 84 273 1550 5435 181948

274 0 ALYA ERTUĞRUL 13D 30 9 27,75 16 3 15,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 52 21 46,75 281,299 15 274 1551 5439 182126

275 0 ELİFSU DANACI 12D 29 11 26,25 16 3 15,25 8 4 7,00 0 7 -1,75 53 25 46,75 281,046 24 275 1556 5451 182499

276 0 GÜLSÜM TUTAR 13E 30 6 28,50 14 4 13,00 6 5 4,75 1 3 0,25 51 18 46,50 280,696 14 276 1561 5468 182939

277 0 İLAYDA ÇINAR 13A 34 3 33,25 13 2 12,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 6 46,50 280,498 2 277 1563 5481 183410

278 0 BELİNA YKORUKMAZ 12D 31 7 29,25 14 4 13,00 4 3 3,25 2 5 0,75 51 19 46,25 280,064 25 278 1565 5486 183898

279 0 NİL TURBİL 13 26 14 22,50 10 8 8,00 14 3 13,25 3 3 2,25 53 28 46,00 279,725 16 279 1569 5504 184617

280 0 EMİNE GÜL BA * 12E 27 12 24,00 14 4 13,00 10 7 8,25 1 1 0,75 52 24 46,00 279,422 48 280 1572 5514 184942

281 711771 KAAN SEMİH KURT 13S 22 15 18,25 8 4 7,00 19 5 17,75 4 5 2,75 53 29 45,75 279,166 48 281 1574 5520 185389

282 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 28 6 26,50 8 1 7,75 9 3 8,25 4 3 3,25 49 13 45,75 279,145 85 282 1575 5522 185460

283 0 EZGİ ÇOKAL 13D 32 5 30,75 11 6 9,50 6 1 5,75 49 12 46,00 279,100 16 283 1576 5523 185560

284 0 MEHMET ARDA EREN 13S 24 13 20,75 16 2 15,50 9 2 8,50 2 4 1,00 51 21 45,75 278,830 49 284 1579 5536 185916

285 0 TUĞRUL ERE N 12S 26 12 23,00 10 8 8,00 16 4 15,00 2 9 -0,25 54 33 45,75 278,428 86 285 1584 5551 186603

286 0 FEYZA ERGÜL 13S 27 12 24,00 11 1 10,75 9 4 8,00 4 5 2,75 51 22 45,50 278,379 50 286 1585 5559 186736

287 0 SELİN NUR ŞİMŞEK 13E 28 9 25,75 12 4 11,00 9 2 8,50 1 3 0,25 50 18 45,50 277,795 15 287 1589 5582 187518

288 0 GÜLİN TAKTAŞ 13D 32 7 30,25 16 3 15,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 50 18 45,50 277,655 17 288 1593 5593 187907
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

289 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ 13E 30 7 28,25 16 2 15,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 48 11 45,25 276,961 16 289 1600 5622 188979

290 0 ZEHRA İKAN 12E 30 9 27,75 13 4 12,00 4 4 3,00 3 3 2,25 50 20 45,00 276,755 49 290 1604 5630 189364

291 0 LORİN CANİK 13 29 2 28,50 12 2 11,50 4 0 4,00 1 0 1,00 46 4 45,00 276,458 17 291 1609 5641 189722

292 0 AYŞE KAVKACI 12S 28 11 25,25 12 4 11,00 9 4 8,00 4 13 0,75 53 32 45,00 276,452 87 292 1611 5643 189735

293 0 BAŞAK UYAN 12S 33 7 31,25 13 4 12,00 4 9 1,75 1 4 0,00 51 24 45,00 276,194 88 293 1616 5656 190261

294 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 23 12 20,00 15 4 14,00 10 5 8,75 3 4 2,00 51 25 44,75 276,123 89 294 1620 5666 190426

295 0 DİCLE ACAR 31 7 29,25 15 2 14,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 48 13 44,75 275,414 5 295 1631 5690 191575

296 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 24 11 21,25 13 4 12,00 11 6 9,50 3 5 1,75 51 26 44,50 275,292 90 296 1632 5695 191726

297 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 31 3 30,25 13 3 12,25 3 4 2,00 47 10 44,50 274,751 50 297 1637 5725 192547

298 0 12E 32 6 30,50 13 4 12,00 3 4 2,00 48 14 44,50 274,744 51 298 1638 5726 192565

299 0 MİLAY GAMZE KURU 13 33 4 32,00 11 8 9,00 6 7 4,25 0 3 -0,75 50 22 44,50 274,518 18 299 1640 5735 192901

300 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 20 11 17,25 17 3 16,25 12 7 10,25 3 10 0,50 52 31 44,25 274,398 91 300 1642 5738 193027

301 0 NEHİR SÖNMEZ 13D 34 3 33,25 10 7 8,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 48 15 44,25 273,868 18 301 1646 5761 193945

302 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 13E 32 7 30,25 11 4 10,00 7 9 4,75 1 7 -0,75 51 27 44,25 273,828 17 302 1647 5765 193985

303 21175 BAHATTİN TALHA ÖZ 12E 26 14 22,50 12 6 10,50 12 4 11,00 1 4 0,00 51 28 44,00 273,401 52 303 1650 5775 194477

304 0 KADİR GÜMÜŞDERE 13 26 8 24,00 9 10 6,50 13 6 11,50 3 5 1,75 51 29 43,75 272,989 19 304 1654 5791 195203

305 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 26 14 22,50 13 7 11,25 11 5 9,75 2 7 0,25 52 33 43,75 272,734 53 305 1656 5797 195517

306 0 SEMİH SERBEST 12S 24 6 22,50 14 1 13,75 8 2 7,50 46 9 43,75 272,706 92 306 1657 5799 195578

307 0 MUSTAFA KÖSE 13S 28 10 25,50 10 5 8,75 9 2 8,50 3 9 0,75 50 26 43,50 272,035 51 307 1663 5823 196688

308 0 ADA ÖLMEZ 12E 24 7 22,25 12 7 10,25 12 10 9,50 2 3 1,25 50 27 43,25 271,487 54 308 1668 5841 197640

309 0 TURGAY ALBAYRAK 13E 28 10 25,50 15 4 14,00 4 1 3,75 47 15 43,25 271,195 18 309 1669 5849 198036

310 0 ERSİN AKKOÇ 12A 26 7 24,25 12 6 10,50 9 3 8,25 2 8 0,00 49 24 43,00 270,446 7 310 1673 5871 199193

311 0 ATAKAN ATEŞ 12S 24 12 21,00 6 6 4,50 15 14 11,50 8 11 5,25 53 43 42,25 269,409 93 311 1688 5913 200877

312 0 SILA SÜZ 13E 25 7 23,25 15 5 13,75 6 6 4,50 2 4 1,00 48 22 42,50 269,259 19 312 1689 5917 201038

313 0 SUDE NAZ SELÇUK 13D 31 8 29,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 14 42,50 269,150 19 313 1690 5924 201181

314 0 EMİR GÜN* 12S 20 8 18,00 12 4 11,00 12 3 11,25 3 4 2,00 47 19 42,25 268,809 94 314 1695 5941 201905

315 0 ÖZNUR SALTIK 13E 34 6 32,50 7 6 5,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 46 14 42,50 268,730 20 315 1697 5945 202002

316 0 UMUT ERİM 12S 27 7 25,25 13 1 12,75 3 2 2,50 3 5 1,75 46 15 42,25 268,650 95 316 1698 5949 202073

317 0 ÖZEN KILIÇ 13D 29 8 27,00 12 3 11,25 4 0 4,00 45 11 42,25 268,213 20 317 1701 5963 202716

318 0 ZELAL USLU 13E 30 4 29,00 14 3 13,25 44 7 42,25 268,202 21 318 1702 5966 202757

319 0 SARENUR KATLANÇ 13E 28 5 26,75 15 2 14,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 45 12 42,00 267,467 22 319 1705 5987 203853

320 0 SİMA YILDIZ 12E 32 6 30,50 12 7 10,25 4 11 1,25 48 24 42,00 267,411 55 320 1706 5992 204003

321 0 BERKAY KARABACAK 13E 28 7 26,25 12 6 10,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 46 18 41,50 265,801 23 321 1721 6058 206536

322 0 SUDE DİNÇ 13S 24 8 22,00 9 5 7,75 7 2 6,50 5 1 4,75 45 16 41,00 265,660 52 322 1723 6064 206695

323 0 NAZ OKKA 12E 27 9 24,75 15 2 14,50 3 5 1,75 1 3 0,25 46 19 41,25 265,418 56 323 1726 6070 207005

324 0 YASEMİN PAŞALAR 13E 32 3 31,25 11 3 10,25 0 1 -0,25 43 7 41,25 265,148 24 324 1733 6090 207627

325 0 BEYZANUR TEKİN 12S 24 13 20,75 11 6 9,50 12 9 9,75 4 12 1,00 51 40 41,00 264,866 96 325 1736 6100 207931

326 0 BURAK BÜSTAÇ 12 24 12 21,00 13 4 12,00 9 7 7,25 2 5 0,75 48 28 41,00 264,834 16 326 1737 6102 207966

327 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ 13E 31 9 28,75 12 7 10,25 3 5 1,75 1 3 0,25 47 24 41,00 264,571 25 327 1741 6114 208376

328 0 NİSA AKSU 13E 29 10 26,50 11 5 9,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 264,492 26 328 1742 6123 208597

329 0 IŞILAY YENİAY 12D 28 9 25,75 16 2 15,50 3 4 2,00 0 9 -2,25 47 24 41,00 264,125 26 329 1744 6132 209049

330 99 AHMET HAKTAN ÇELİ 13S 21 14 17,50 10 4 9,00 16 6 14,50 2 9 -0,25 49 33 40,75 263,906 53 330 1746 6138 209340

331 0 BEYZA ÖZCAN 12D 28 10 25,50 13 4 12,00 5 7 3,25 46 21 40,75 263,859 27 331 1748 6141 209469

332 0 HİRANUR YAZICI 12E 29 6 27,50 14 0 14,00 1 7 -0,75 44 13 40,75 263,848 57 332 1749 6142 209505

333 0 MİNA ÖZTÜRK 12S 25 8 23,00 10 8 8,00 9 3 8,25 4 11 1,25 48 30 40,50 263,404 97 333 1753 6159 210091

334 0 MUHAMMED SENA AKS 13S 26 10 23,50 17 2 16,50 1 2 0,50 44 14 40,50 263,213 54 334 1754 6164 210335

335 0 NİSA TAŞKIRAN 13E 28 11 25,25 11 8 9,00 8 7 6,25 47 26 40,50 263,098 27 335 1756 6169 210593

336 1170 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 22 17 17,75 16 4 15,00 9 8 7,00 2 6 0,50 49 35 40,25 262,674 98 336 1759 6178 211198
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

337 0 KADİRHAN İNAN 12S 20 7 18,25 14 3 13,25 10 5 8,75 44 15 40,25 262,534 99 337 1760 6181 211363

338 0 ELİFNUR ERSAYIM 13 26 10 23,50 16 3 15,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 45 19 40,25 262,356 20 338 1762 6188 211756

339 0 ZEYNEP BAYSALLAR 13D 31 7 29,25 11 4 10,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 44 15 40,25 262,199 21 339 1764 6195 212055

340 0 MÜNEVVER ASLAN 13S 25 10 22,50 10 3 9,25 5 2 4,50 5 6 3,50 45 21 39,75 261,733 55 340 1767 6210 212577

341 0 ALEYNA ERGÜN 13D 27 9 24,75 16 3 15,25 43 12 40,00 261,714 22 341 1768 6212 212616

342 0 BİLGE TAŞKIN 13S 24 10 21,50 11 6 9,50 9 6 7,50 4 11 1,25 48 33 39,75 261,252 56 342 1773 6231 213326

343 0 ULAŞ BARIŞ EREN 13S 27 7 25,25 11 5 9,75 4 3 3,25 2 2 1,50 44 17 39,75 261,247 57 343 1774 6232 213330

344 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 25 12 22,00 11 8 9,00 7 6 5,50 4 4 3,00 47 30 39,50 260,896 100 344 1776 6244 213891

345 0 MUSTAFA TEKER 13D 30 7 28,25 11 4 10,00 1 1 0,75 1 2 0,50 43 14 39,50 260,244 23 345 1781 6265 214764

346 0 BEYZA NUR AKAN 13E 27 6 25,50 12 4 11,00 3 0 3,00 42 10 39,50 260,191 28 346 1783 6269 214915

347 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 6 25,50 11 3 10,25 3 3 2,25 2 3 1,25 43 15 39,25 259,729 101 347 1791 6295 215545

348 0 KAAN DORUK ŞARMAN 13D 27 13 23,75 14 6 12,50 5 6 3,50 0 2 -0,50 46 27 39,25 259,395 24 348 1797 6316 216188

349 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 29 9 26,75 13 7 11,25 3 1 2,75 1 10 -1,50 46 27 39,25 259,107 102 349 1800 6325 216593

350 0 BERAT DEMİRCAN 13E 28 10 25,50 12 5 10,75 2 2 1,50 2 3 1,25 44 20 39,00 259,004 29 350 1801 6326 216674

351 0 SAMET BAYGIN 13D 26 11 23,25 13 5 11,75 4 3 3,25 1 1 0,75 44 20 39,00 258,942 25 351 1802 6328 216740

352 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 27 9 24,75 15 4 14,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 16 39,00 258,942 58 351 1802 6328 216740

353 0 ECRİN YILDIZ 12E 24 13 20,75 12 6 10,50 9 4 8,00 1 5 -0,25 46 28 39,00 258,748 59 353 1806 6338 217082

354 0 AZRA ÇELİK 13D 32 6 30,50 11 8 9,00 0 3 -0,75 43 17 38,75 257,889 26 354 1808 6362 218477

355 0 AZRA DİCLE KURTTE 12S 29 9 26,75 13 2 12,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 44 22 38,50 257,205 103 355 1813 6384 219495

356 0 DİDEM SANCAK 13D 27 12 24,00 10 5 8,75 8 5 6,75 2 12 -1,00 47 34 38,50 257,043 27 356 1814 6390 219749

357 0 ALPEREN GÜRAKAN 13 27 10 24,50 12 4 11,00 3 1 2,75 42 15 38,25 256,551 21 357 1818 6401 220352

358 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 25 9 22,75 12 5 10,75 3 5 1,75 4 5 2,75 44 24 38,00 256,459 104 358 1821 6407 220628

359 0 NEHİR KİBAR 12D 25 8 23,00 14 0 14,00 1 3 0,25 1 1 0,75 41 12 38,00 256,046 28 359 1825 6425 221070

360 0 ONUR SEVGİ 12A 27 12 24,00 13 5 11,75 4 9 1,75 3 10 0,50 47 36 38,00 255,948 8 360 1828 6429 221177

361 0 ORHAN BAYKAL 12E 24 15 20,25 13 6 11,50 7 3 6,25 1 4 0,00 45 28 38,00 255,898 60 361 1829 6432 221255

362 0 AYLİN ÖNİZ 12E 29 7 27,25 13 3 12,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 43 20 38,00 255,564 61 362 1834 6443 221878

363 0 MELEK YALÇIN 12S 24 12 21,00 14 5 12,75 4 12 1,00 5 9 2,75 47 38 37,50 255,049 105 363 1836 6462 222567

364 21027 AHMET KARAASLAN 12S 24 10 21,50 13 6 11,50 7 4 6,00 1 9 -1,25 45 29 37,75 254,867 106 364 1838 6471 222900

365 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12 16 4 15,00 16 2 15,50 7 1 6,75 1 3 0,25 40 10 37,50 254,625 17 365 1840 6479 223128

366 0 ADNAN GEZDİ 12S 22 9 19,75 13 2 12,50 6 4 5,00 41 15 37,25 253,724 107 366 1848 6514 224373

367 0 BERİL BAKIR 13D 29 9 26,75 12 5 10,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 42 19 37,25 253,640 28 367 1849 6516 224573

368 0 TUĞBA AKÇALAR 13E 30 6 28,50 9 4 8,00 1 1 0,75 40 11 37,25 253,524 30 368 1851 6525 224867

369 0 NUR EFŞAN İKAN 13S 29 9 26,75 10 3 9,25 3 3 2,25 2 12 -1,00 44 27 37,25 253,345 58 369 1852 6530 225074

370 0 ŞURA ARSLAN 12E 30 7 28,25 11 8 9,00 1 6 -0,50 42 21 36,75 252,076 62 370 1868 6572 226951

371 0 FATMA TÜRKAN 12S 26 8 24,00 13 4 12,00 3 7 1,25 2 10 -0,50 44 29 36,75 252,071 108 371 1869 6573 226964

372 0 BARTU ARSLAN 13S 26 4 25,00 9 4 8,00 3 6 1,50 3 4 2,00 41 18 36,50 251,835 59 372 1875 6585 227247

373 0 YİĞİT GÜLERMAN 13 25 12 22,00 11 7 9,25 5 1 4,75 1 2 0,50 42 22 36,50 251,566 22 373 1876 6590 227518

374 0 KAAN KARAKAŞ 13E 22 10 19,50 14 4 13,00 5 4 4,00 41 18 36,50 251,539 31 374 1877 6592 227552

375 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 28 3 27,25 10 3 9,25 38 6 36,50 251,365 63 375 1879 6596 227965

376 0 ZEHRA İREM DURMAZ 13D 29 4 28,00 10 6 8,50 39 10 36,50 251,344 29 376 1880 6600 228011

377 0 BEYZA DÖLEŞ 13E 31 7 29,25 9 7 7,25 40 14 36,50 251,308 32 377 1881 6607 228092

378 0 BARAN ÖZDEMİR 13S 22 10 19,50 8 5 6,75 9 5 7,75 3 5 1,75 42 25 35,75 249,664 60 378 1885 6654 230323

379 0 FATMA ÇEŞMECİ 13E 27 9 24,75 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 39 13 35,75 249,433 33 379 1888 6658 230518

380 0 ALPEREN SARP 12E 23 10 20,50 14 4 13,00 3 6 1,50 1 2 0,50 41 22 35,50 248,708 64 380 1893 6680 231564

381 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 22 8 20,00 13 0 13,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 39 14 35,50 248,383 109 381 1896 6695 232158

382 0 SUDE TUANA EŞTÜRK 23 3 22,25 8 2 7,50 6 11 3,25 4 7 2,25 41 23 35,25 248,275 6 382 1899 6701 232281

383 0 HAMZA CAN BACAKSI 12S 24 11 21,25 7 5 5,75 8 4 7,00 2 3 1,25 41 23 35,25 248,049 110 383 1901 6704 232455

384 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 10 22,50 14 3 13,25 0 2 -0,50 39 15 35,25 247,723 65 384 1903 6710 232989
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

385 0 ŞEYMA SUEDA SARI 13D 29 9 26,75 9 8 7,00 2 2 1,50 40 19 35,25 247,691 30 385 1904 6714 233066

386 0 TUĞÇE NAZ NAYMANC 12S 22 14 18,50 14 2 13,50 4 11 1,25 4 9 1,75 44 36 35,00 247,564 111 386 1905 6717 233258

387 0 MELİSA POLAT 12E 26 7 24,25 8 0 8,00 4 5 2,75 38 12 35,00 247,014 66 387 1910 6739 233937

388 0 AHMET KAAN SESLİ 12A 25 8 23,00 14 5 12,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 40 20 35,00 246,810 9 388 1914 6748 234236

389 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 25 7 23,25 7 1 6,75 3 2 2,50 3 3 2,25 38 13 34,75 246,786 112 389 1915 6749 234250

390 0 AZRATUNCAY 12D 25 8 23,00 10 8 8,00 1 6 -0,50 5 4 4,00 41 26 34,50 246,463 29 390 1917 6756 234514

391 0 RABİA MENEKŞE 12E 27 11 24,25 10 8 8,00 3 2 2,50 1 4 0,00 41 25 34,75 246,282 67 391 1921 6762 234874

392 0 FATMANUR İNANÇ 12D 28 9 25,75 10 3 9,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 39 17 34,75 246,215 30 392 1923 6769 235037

393 0 EMİR EGE BOZTOPRA 12 25 10 22,50 12 7 10,25 3 9 0,75 2 4 1,00 42 30 34,50 245,829 18 393 1924 6777 235394

394 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 22 7 20,25 11 3 10,25 5 7 3,25 1 1 0,75 39 18 34,50 245,812 113 394 1925 6778 235406

395 0 DİLAY YÜKSEL 12E 25 15 21,25 13 3 12,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 40 23 34,25 245,253 68 395 1933 6806 236267

396 0 BEDRİYEASLAN 13E 21 15 17,25 9 5 7,75 6 3 5,25 4 1 3,75 40 24 34,00 245,040 34 396 1934 6811 236425

397 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 15 9 12,75 14 3 13,25 11 5 9,75 1 10 -1,50 41 27 34,25 244,741 114 397 1938 6830 236967

398 0 BEYZA ÇETİN 12E 25 11 22,25 8 6 6,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 40 23 34,25 244,726 69 398 1939 6833 236990

399 0 TÜMER KAPLAN 13E 24 10 21,50 13 6 11,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 39 20 34,00 244,063 35 399 1943 6851 237850

400 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 17 14 13,50 15 5 13,75 8 11 5,25 2 3 1,25 42 33 33,75 243,883 115 400 1945 6857 238070

401 0 MERVE AKYÜREK 13E 24 9 21,75 14 6 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 17 33,75 243,395 36 401 1947 6871 238628

402 0 ELİF NAZ OK *Y 29 8 27,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 18 33,50 242,779 7 402 1951 6892 239311

403 0 CEYLİN GEÇKİN 13D 26 12 23,00 12 7 10,25 0 3 -0,75 3 9 0,75 41 31 33,25 242,108 31 403 1953 6912 240192

404 0 ÖMER GÜLEÇ 13E 27 10 24,50 9 9 6,75 3 6 1,50 1 2 0,50 40 27 33,25 241,987 37 404 1954 6913 240368

405 0 ARDA BİLİR 12E 28 9 25,75 10 8 8,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 241,869 70 405 1955 6917 240653

406 0 SILAAKSOY 12E 26 8 24,00 7 11 4,25 5 0 5,00 38 19 33,25 241,856 71 406 1956 6918 240679

407 0 KAAN AKAR 13E 22 14 18,50 9 8 7,00 7 2 6,50 1 0 1,00 39 24 33,00 241,472 38 407 1957 6924 241026

408 0 NEHİR YURDAGELEN 13D 26 13 22,75 9 8 7,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 40 28 33,00 241,066 32 408 1959 6941 241706

409 0 EFE NAYAN 12S 19 7 17,25 12 3 11,25 4 3 3,25 2 4 1,00 37 17 32,75 240,810 116 409 1961 6948 241897

410 0 SUDENAZ SARI 12 22 14 18,50 11 7 9,25 2 3 1,25 4 2 3,50 39 26 32,50 240,592 19 410 1963 6954 242078

411 0 İRFAN KABAŞ 12S 22 10 19,50 12 4 11,00 0 3 -0,75 4 5 2,75 38 22 32,50 240,427 117 411 1966 6963 242446

412 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 26 11 23,25 11 6 9,50 0 1 -0,25 37 18 32,50 239,734 31 412 1969 6975 243205

413 0 İLAYDA YAKŞE 12 26 7 24,25 11 7 9,25 0 4 -1,00 37 18 32,50 239,714 20 413 1970 6978 243265

414 0 YALÇIN YILMAZ 13S 23 11 20,25 10 6 8,50 4 7 2,25 3 7 1,25 40 31 32,25 239,321 61 414 1974 6987 243714

415 0 BERAT GÜLTEKİN 12S 22 14 18,50 13 6 11,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 40 32 32,00 238,264 118 415 1983 7013 245067

416 0 ASYA SU YAVUZ 12E 28 12 25,00 11 9 8,75 0 4 -1,00 1 7 -0,75 40 32 32,00 238,066 72 416 1985 7019 245356

417 0 MELİSA HATAY 13E 21 10 18,50 10 7 8,25 3 3 2,25 3 2 2,50 37 22 31,50 237,432 39 417 1988 7039 246149

418 0 VOLKAN TOPALLAR 13S 26 9 23,75 7 9 4,75 6 10 3,50 2 9 -0,25 41 37 31,75 237,422 62 418 1989 7041 246162

419 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 17 17,75 11 8 9,00 6 5 4,75 39 30 31,50 236,897 73 419 1990 7056 246600

420 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 24 12 21,00 10 6 8,50 4 2 3,50 0 6 -1,50 38 26 31,50 236,502 119 420 1994 7071 247179

421 0 EYLÜL TEZER 12E 20 15 16,25 10 5 8,75 6 3 5,25 1 0 1,00 37 23 31,25 236,411 74 421 1995 7074 247229

422 0 ARDA BELCİOĞLU 13E 24 10 21,50 11 9 8,75 2 4 1,00 37 23 31,25 236,099 40 422 1997 7081 247626

423 0 AYŞE AYDIN 13 23 7 21,25 12 3 11,25 0 4 -1,00 1 5 -0,25 36 19 31,25 236,075 23 423 1999 7084 247674

424 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 23 12 20,00 6 6 4,50 7 10 4,50 4 8 2,00 40 36 31,00 235,790 120 424 2001 7095 248060

425 0 SAMET BARAN ÇAKME 12F 21 8 19,00 9 7 7,25 6 5 4,75 36 20 31,00 235,393 1 425 2005 7106 248458

426 0 MUHAMMED TAŞ 13S 16 10 13,50 7 7 5,25 12 7 10,25 4 9 1,75 39 33 30,75 235,122 63 426 2008 7112 248864

427 0 BELİNAY NURBAŞ 13D 24 11 21,25 7 9 4,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 37 25 30,75 234,484 33 427 2012 7131 249618

428 0 ENNUR DEMİRTEPE 13D 22 8 20,00 10 9 7,75 5 8 3,00 1 5 -0,25 38 30 30,50 233,863 34 428 2015 7148 250291

429 0 CEYDA CÖMERT 12S 23 15 19,25 9 6 7,50 4 3 3,25 1 3 0,25 37 27 30,25 233,253 121 429 2019 7157 250861

430 0 MELİS DANACIOĞLU 13E 25 8 23,00 7 6 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 35 19 30,25 233,055 41 430 2022 7164 251266

431 0 RABİA KAYA 13S 24 9 21,75 7 7 5,25 2 3 1,25 3 5 1,75 36 24 30,00 232,788 64 431 2024 7172 251465

432 0 CEYLİN İBAR 12S 23 9 20,75 5 5 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 35 20 30,00 232,621 122 432 2026 7175 251603
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

433 1230 NAZ METİN 12E 25 12 22,00 8 9 5,75 3 5 1,75 1 2 0,50 37 28 30,00 232,511 75 433 2028 7179 251750

434 0 ALİ YÖKSEL 13S 24 14 20,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 36 26 29,50 230,735 65 434 2038 7221 253878

435 0 İREM YALÇIN 12E 24 11 21,25 9 6 7,50 1 3 0,25 1 3 0,25 35 23 29,25 230,293 76 435 2040 7231 254231

436 0 RABİA NUR AKDENİZ 14 11 11,25 10 6 8,50 12 3 11,25 1 11 -1,75 37 31 29,25 230,030 8 436 2043 7241 254661

437 0 CEMRE EKER 12 26 7 24,25 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 12 29,00 229,363 21 437 2046 7253 255342

438 0 DİLBER BAYRAM 13E 23 14 19,50 9 6 7,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 34 22 28,50 228,463 42 438 2052 7276 256254

439 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 22 9 19,75 5 7 3,25 5 2 4,50 1 0 1,00 33 18 28,50 228,244 77 439 2054 7280 256391

440 0 ECE CİHANKAYA 12E 22 14 18,50 8 9 5,75 4 5 2,75 2 3 1,25 36 31 28,25 227,618 78 440 2058 7297 257128

441 0 MERT DENİZ BALCI 12 16 3 15,25 14 4 13,00 30 7 28,25 227,477 22 441 2059 7300 257237

442 0 YAĞMUR TUNALI 12D 23 16 19,00 9 6 7,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 34 26 27,50 225,546 32 442 2069 7337 259259

443 0 AHMET Ö ZMEN 12B 24 11 21,25 8 7 6,25 1 4 0,00 33 22 27,50 225,104 2 443 2073 7354 259762

444 0 NEHİR YILMAZ 13D 24 14 20,50 7 6 5,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 33 24 27,00 223,534 35 444 2083 7381 261365

445 0 EREN AKBAŞ 13S 18 6 16,50 8 2 7,50 1 2 0,50 3 4 2,00 30 14 26,50 222,719 66 445 2087 7397 262134

446 0 ZEYNEPAKTEPE 12S 24 9 21,75 1 2 0,50 3 9 0,75 4 3 3,25 32 23 26,25 222,098 123 446 2091 7410 262765

447 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 14 10 11,50 4 4 3,00 11 0 11,00 2 6 0,50 31 20 26,00 220,957 124 447 2098 7431 263679

448 0 KAYRA BAYDAR 12D 17 23 11,25 10 6 8,50 7 3 6,25 1 5 -0,25 35 37 25,75 220,125 33 448 2103 7453 264457

449 0 HATİCE CEREN TÜL 13S 22 14 18,50 6 4 5,00 2 2 1,50 30 20 25,00 218,157 67 449 2109 7482 266272

450 0 MEHMET KAVAS 12S 20 9 17,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 29 17 24,75 217,130 125 450 2115 7500 267131

451 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 25 9 22,75 5 8 3,00 0 4 -1,00 30 21 24,75 216,997 126 451 2116 7502 267325

452 0 MELİKE YILDIRIM 12S 17 13 13,75 10 1 9,75 2 4 1,00 1 4 0,00 30 22 24,50 216,495 127 452 2119 7506 267600

453 0 HİLAL TEKİN 13S 20 19 15,25 10 6 8,50 3 6 1,50 2 11 -0,75 35 42 24,50 216,288 68 453 2120 7509 267935

454 0 REŞİT ACAR 13E 16 15 12,25 12 6 10,50 2 4 1,00 2 7 0,25 32 32 24,00 215,122 43 454 2123 7530 268792

455 0 ZEYNEP AYKAÇ 13 20 16 16,00 9 6 7,50 1 2 0,50 30 24 24,00 215,080 24 455 2124 7531 268818

456 0 EMİR ARSLAN 12S 19 14 15,50 8 5 6,75 4 10 1,50 2 7 0,25 33 36 24,00 215,024 128 456 2125 7532 268862

457 0 DİCLE KAYA 24 13 20,75 5 5 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 30 24 24,00 214,623 9 457 2128 7538 269250

458 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 19 15 15,25 8 10 5,50 3 6 1,50 2 2 1,50 32 33 23,75 214,561 79 458 2129 7539 269264

459 0 EBRU ELMASOĞLU 13E 19 13 15,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 22 23,50 213,446 44 459 2132 7558 270199

460 0 FATMA ESER 12A 19 16 15,00 10 7 8,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 27 23,25 212,689 10 460 2134 7570 270848

461 0 UĞURBATUHANKATIL 13 21 15 17,25 8 6 6,50 1 12 -2,00 1 0 1,00 31 33 22,75 211,502 25 461 2138 7586 271742

462 0 EMİRHAN AKIN 16 8 14,00 4 3 3,25 4 1 3,75 2 2 1,50 26 14 22,50 210,901 10 462 2140 7596 272296

463 0 ESMAÇİÇEK 13S 20 17 15,75 8 5 6,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 30 30 22,50 210,465 69 463 2143 7607 272682

464 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 9 7 7,25 1 0 1,00 13 3 12,25 3 5 1,75 26 15 22,25 210,315 34 464 2144 7608 272794

465 0 ARDA ÖZDAĞLI 13S 17 13 13,75 10 5 8,75 3 8 1,00 2 13 -1,25 32 39 22,25 209,623 70 465 2149 7624 273320

466 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12A 7 10 4,50 13 7 11,25 10 5 8,75 1 14 -2,50 31 36 22,00 208,799 11 466 2151 7636 273908

467 0 RECEP ÖZKAN 12E 18 17 13,75 9 6 7,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 29 31 21,25 207,073 80 467 2153 7651 275044

468 0 EFE ALTAN 13E 20 20 15,00 8 6 6,50 1 4 0,00 2 10 -0,50 31 40 21,00 206,087 45 468 2155 7665 275844

469 0 ADİLE UĞURLU 13E 15 8 13,00 9 5 7,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 26 21 20,75 205,348 46 469 2157 7677 276419

470 0 EMRE DİKMEN 12S 10 12 7,00 9 1 8,75 4 0 4,00 1 1 0,75 24 14 20,50 205,064 129 470 2160 7682 276554

471 0 HALİME KAYA 12E 17 16 13,00 9 5 7,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 28 30 20,50 204,950 81 471 2162 7684 276604

472 0 MUHAMMED AYDINLIK 13S 18 14 14,50 7 7 5,25 2 5 0,75 27 26 20,50 204,897 71 472 2163 7685 276635

473 0 EGEMEN BİLGİÇ 13E 17 14 13,50 9 7 7,25 0 1 -0,25 26 22 20,50 204,769 47 473 2166 7689 276738

474 0 TAHSİN METE BİÇİC 12S 19 19 14,25 5 13 1,75 5 8 3,00 4 14 0,50 33 54 19,50 201,880 130 474 2172 7720 278612

475 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 19 17 14,75 7 7 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 26 19,50 201,744 82 475 2173 7723 278786

476 0 LÜTFİYE PAŞA 13S 19 12 16,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 25 22 19,50 201,600 72 476 2176 7726 278888

477 0 HAŞİM KUZGUN 19 10 16,50 2 1 1,75 21 11 18,25 198,074 11 477 2186 7773 281011

478 0 GÖKTUĞ YERALTI 12A 15 12 12,00 4 8 2,00 8 7 6,25 0 8 -2,00 27 35 18,25 197,708 12 478 2187 7776 281138

479 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 16 23 10,25 7 13 3,75 7 13 3,75 30 49 17,75 197,575 83 479 2188 7778 281188

480 0 NİSANUR TUTAR 12E 16 19 11,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 24 25 17,75 196,757 84 480 2191 7787 281638
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 497 2267 8100 302111

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,9 26,17 12,0 4,1 10,92 14,1 4,4 12,98 4,7 4,7 3,52 58,9 21,2 53,59 301,080

Okul Ortalaması 28,5 7,8 26,59 12,9 4,2 11,83 10,9 4,1 9,87 3,6 4,6 2,49 55,9 20,6 50,78 293,710

KATILIMLAR

481 0 MUSTAFAEMİRSAVURG 12A 12 8 10,00 7 13 3,75 3 5 1,75 3 9 0,75 25 35 16,25 192,523 13 481 2201 7830 283864

482 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 13 10 10,50 10 5 8,75 0 4 -1,00 0 8 -2,00 23 27 16,25 191,959 131 482 2203 7835 284197

483 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 21 18 16,50 3 9 0,75 1 3 0,25 2 13 -1,25 27 43 16,25 191,933 85 483 2204 7836 284202

484 0 NİLSU AZATLI 12 16 20 11,00 10 10 7,50 1 9 -1,25 2 13 -1,25 29 52 16,00 191,372 23 484 2205 7840 284518

485 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 19 16 15,00 0 2 -0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 22 25 15,75 190,593 132 485 2206 7847 284866

486 0 GİZEMNUR ER 12E 10 9 7,75 6 5 4,75 4 7 2,25 20 21 14,75 188,018 86 486 2210 7863 286029

487 0 YAĞMUR ASLAN 13E 18 13 14,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 20 21 14,75 187,792 48 487 2211 7869 286227

488 0 İLAYDA KOÇ 12E 14 19 9,25 8 11 5,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 24 38 14,50 187,433 87 488 2214 7872 286313

489 0 EREN BATU ÇAKIR 13S 9 14 5,50 8 3 7,25 3 11 0,25 2 3 1,25 22 31 14,25 186,900 73 489 2219 7881 286595

490 0 MUSTAFA MEDİN 12S 9 7 7,25 7 1 6,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 17 11 14,25 186,475 133 490 2222 7888 286793

491 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 13 16 9,00 5 6 3,50 1 2 0,50 2 9 -0,25 21 33 12,75 182,075 134 491 2228 7920 288637

492 0 FATMA NUR CİNTAY 13S 13 26 6,50 8 5 6,75 2 12 -1,00 23 43 12,25 180,449 74 492 2234 7940 289301

493 0 ELİF YILDIRIM 13S 7 16 3,00 4 10 1,50 5 8 3,00 3 7 1,25 19 41 8,75 170,787 75 493 2244 7998 292586

494 0 NAGİHAN ERTEM 13S 13 10 10,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 13 19 8,25 168,770 76 494 2247 8006 293231

495 0 MISRA ÖZTEMEL 13D 7 2 6,50 7 2 6,50 163,850 36 495 2257 8025 294649

496 1012 SALİH KARAKOÇ 13E 7 13 3,75 1 0 1,00 8 13 4,75 158,777 49 496 2260 8049 295958

497 0 FETHİYE SUDE İNKA 12S 7 10 4,50 2 14 -1,50 3 5 1,75 2 9 -0,25 14 38 4,50 157,961 135 497 2263 8054 296186
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SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAAN KARAABAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,792 301,080 4 239 1424 4959 163542

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 57 28 50,00 42 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE a     EccbD bcBeE    EAaDebdaeca

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDE ABABc CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD  DC DAA BBd  BCc BA a    CD  e   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E CcEdeBbB CD bcbBEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 11 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSIN UÇAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,544 301,080 3 190 1253 4304 139871

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 59 14 55,50 46 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe DeCEDCEADAABBEEBDeBeDdAaECdAEaDCAAEDAE B

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC  c  aBBABaAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDD DDda DA CB   D A         C          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E     D          bB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ACAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,414 301,080 5 295 1631 5690 191575

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 48 13 44,75 37 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe CabDCDEABA D cEcBDDeCcBAEECCAEACDeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECe  ABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D   b  A                              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  a d                

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE KAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,623 301,080 9 457 2128 7538 269250

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 30 24 24,00 20 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe CEbDCDEAd A ca cBbcaCcBAEECCAEACDeEebeAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal        e cABA eeBC c     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bc      D                               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  c     ac       b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ OK *Y 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,779 301,080 7 402 1951 6892 239311

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 38 18 33,50 28 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA   BEcBabeCcBdbECCAEACDAEcEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CebCDba BAdA eeBC c     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b        e                              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                   E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE GÖNÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,414 301,080 2 185 1241 4264 138365

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 63 28 56,00 47 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEDCEADAAadEcBDBBDcCABECEbECbCAcbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal cACdCE ACBBA aAeEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDb DD DCDd CBBcdeeAaDeAB A  C DB dD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen   cc   cc     D     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 7 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,901 301,080 10 462 2140 7596 272296

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 26 14 22,50 19 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE   e  E    a e ABE d EC  eAbeAc B

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal Eb    D ac       DB      

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik       EDd A                        D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E  a C c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAŞİM KUZGUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,074 301,080 11 477 2186 7773 281011

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,11 11,83 10,92

Toplam: 120 21 11 18,25 15 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe CbDDCD  ce  c cBBbDcCcBeEE CA A DAEB  e 

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACb                      

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NUR AKDENİZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,030 301,080 8 436 2043 7241 254661

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 37 31 29,25 24 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCceCd   ddaEEdDeBDD AdE d ECa         

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CbDAaadA e d DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDb      D     B   AC  A     CCDBDbD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen d dd aab   dd b b bB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR GÖKKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,247 301,080 1 77 727 2410 73328

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 76 19 71,25 59 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABeADcdEcBDDBCDBAEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECbb ABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCdDAADBBa  B  AB        De B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacc aecBACD beD Ea

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,275 301,080 6 382 1899 6701 232281

Katılımlar: 11 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 3 22,25 56 22,20 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,30 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,11 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,11 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,86 8,35 10,69

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,30 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 7,16 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,41 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,59 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,55 2,49 3,52

Toplam: 120 41 23 35,25 29 40,02 50,77 53,58

TYT Türkçe DDC DC       E aeBBDDC BE  AECDCeA D EEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E        dBA aAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik d b  eabC A aa     A    d     CDdDdb    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bdcEBa c      b d EB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 3 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN EGE GÜLŞEN 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,019 301,080 1 87 773 2551 78454

Katılımlar: 1 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,75 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,50 11,83 10,92

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 22,75 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 1,52 2,29

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 24,75 9,87 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,75 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 5,75 2,49 3,52

Toplam: 120 73 13 69,75 58 69,75 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEABAdD BcBBDbBCeB EE CdEeCDAE bDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDE ABAB  CdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCE A DBBCDA  DABAeDB A CD   D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEC dB  D          C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN DEPMECİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,401 301,080 1 9 123 388 10304

Katılımlar: 2 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,50 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,50 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,38 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,50 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,75 11,83 10,92

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,12 8,35 10,69

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,12 1,52 2,29

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,25 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,88 1,18 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,38 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,25 0,55 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,50 2,49 3,52

Toplam: 120 99 10 96,50 80 75,00 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADcBEBBDDBCDBdEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDaEDAADBBC  B  ABAD     CDCCBD CDAa

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBbBAeDce bBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 0 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BERBER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,854 301,080 2 205 1316 4546 148849

Katılımlar: 2 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,50 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,38 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,50 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,38 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,50 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 13,75 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 16,12 8,35 10,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,12 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 21,25 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,88 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,38 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,50 2,49 3,52

Toplam: 120 60 26 53,50 45 75,00 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEAdAADaBEcBaDBCbBeEECCbEACDcEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CeE DEC BA A d          

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDbEDeEDAA Bcb A bDcB       CDCd  c D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaccBdBDde         

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL SEYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,040 301,080 4 43 468 1485 43764

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 85 17 80,75 67 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADdBEBBDDeCDBAEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDEeAdABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDbDCEDAADBBC  B  ABAD     CD  Ba  D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECdbBCdbBAac ec B b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 0 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YAMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,577 301,080 1 12 156 489 13603

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 97 11 94,25 79 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABeEEBDBBD dABECEAECDCAAbeAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CE ACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBB DDA  DABB    CDBDCDECD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcaBCCbBDaABbDbcCE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGESU YEŞİLÇAM 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,648 301,080 6 69 682 2245 68183

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 78 20 73,00 61 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAADEaEaBDDBCbBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEeAdABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEaA D BCe B         dB DCCBD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbCeaBeBb dbD ec   b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜSTAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,834 301,080 16 326 1737 6102 207966

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 48 28 41,00 34 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CacDCeE a A  BEcBDbedbBeEEaCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEd dCABAdA CdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D  D    De D e   Bd A Ae       dCea  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen cc  b   D     C bd  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE EKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,363 301,080 21 437 2046 7253 255342

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 32 12 29,00 24 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe eEDc D c AADE EBB DBCcBeEEC dEACD dBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal    E       d  beBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   D      e                              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen         c           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KIZIL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,974 301,080 12 148 1073 3651 115733

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 65 17 60,75 51 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAADEBEa DDBCeBdEECC EACDAEBcDAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAEec eABAeABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D cDEDCEDA DBBCDA   e          e        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE     eDdA    b c  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EGE BOZTOPRA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,829 301,080 18 393 1924 6777 235394

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 42 30 34,50 29 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE   cBeEc eeBDbCABECE EdDCeebDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcCbDACBdA bddEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik eDc   a d   C  ed        cb       aD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dEea     e        E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 5 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YALÇIN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,122 301,080 13 149 1081 3683 117078

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 66 24 60,00 50 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEcEBBaDedeBAEECCbEeCDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAEecEaAeABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cB  EDCEDe D  Ce                        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbBCBbBA bbbeDBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE UYAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,484 301,080 7 102 842 2779 85391

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 75 29 67,75 56 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeCEcDAAdBcdcDBBDcCeBECEAEeDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCbCEeACBeA acAdDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDEDa AACB  bDDA  DABB  B CDB dD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEcdBCeDBDaed bCeCEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERGÜNEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,621 301,080 9 106 864 2891 89159

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 70 12 67,00 56 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBE BDDeCDBAEECC EACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEabBABA CAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDD DCEDAAe aC A             D   D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE c eCB  A   eb  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA YAKŞE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,714 301,080 20 413 1970 6978 243265

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 12,46 9,87 12,98

Toplam: 120 37 18 32,50 27 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEbDCebcB AD eEBBDDBC Bc ECC EACD EBbD E

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAcCD edcABA aABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik         eb    e                b        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 2 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRCA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,943 301,080 14 172 1196 4119 132820

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 64 28 57,00 48 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAdbcBEBBDDBCDBeEECCAEeCD EBEDA 

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECcdedBABA eABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEcCdaAeD aC da bA A  B    DCd       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbecEc BD dde   a E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DENİZ BALCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,477 301,080 22 441 2059 7300 257237

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 3 15,25 38 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,07 11,83 10,92

Toplam: 120 30 7 28,25 24 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAcDcBEBBbDB                    

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECDECbBAde  ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE SİMLA KAVUK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,671 301,080 3 33 369 1152 33468

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 87 11 84,25 70 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCE C  DAABBEE DBBDDCABECEeECDCAb DAEE 

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAeBBA CAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDbDDEDCDAc B B  DA DDAB     CDBDCDECD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbBCCDBDaABE ec EB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 0 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA YERLİYURT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,894 301,080 8 104 847 2816 86154

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 69 4 68,00 57 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAAD BEBBDDBC BAEECCbEACDAEB DeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA Dd C  B                      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  a               

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL GEDİKLİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,202 301,080 10 142 1038 3511 110891

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 67 21 61,75 51 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDbCDEAB ADbcEBB DBCDBAdE CbEeCDeEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABAB d ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD E CEDd DBBdD    cB  D     De B   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCcbB ebB  D b b Ee

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU AZATLI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,372 301,080 23 484 2205 7840 284518

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 29 52 16,00 13 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEaab bAdddcccbaaDe dBECEcb DCe bDAEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAadddDAacaABecAaDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Dbd  acac  e  c b                      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEdc aecac c bc e Ea

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM AYTEKİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,716 301,080 11 146 1060 3621 114647

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 12,46 9,87 12,98

Toplam: 120 62 3 61,25 51 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA DE EBBDDBCDaAEEC  EACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEC   ABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD ED EDA D  C               Dd        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,985 301,080 15 224 1377 4775 156635

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 57 20 52,00 43 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADE EcBeDBCeBAEECe EAC AEB eAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CeECD  AcAeA CABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBD bDCdaAc BBCD     BA       D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen abCc  ecD e    c  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SAKCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,307 301,080 5 52 592 1933 58470

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 82 25 75,75 63 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAaBEEaDBBDDdAaECEAECDCeAEDAEaB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDACBaABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbED bDCDAAeeBBdDDA DDA    a CDBDdDE Db

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  aAbaaCDBD Acb  bb B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENKUL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,788 301,080 2 17 213 690 19346

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 96 20 91,00 76 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAcBEEBDBBbDd BECEAECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACd EaAaddABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBAcaCCDBDdDECDb

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E cEBCCDBbCABbbbdbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 1 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ SARI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,592 301,080 19 410 1963 6954 242078

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 39 26 32,50 27 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe CbbDCeEABAdaEBEcc bB cBA aCC EeCabdBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cabECDECABAdb eeBC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D ce D  b                               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen b   E  BDc        E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN ŞENGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,625 301,080 17 365 1840 6479 223128

Katılımlar: 23 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 27,63 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,27 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,05 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,40 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 12,46 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,66 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,34 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,62 2,49 3,52

Toplam: 120 40 10 37,50 31 56,77 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDC     d c cbBBDD A          AED  EB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACbbACB A CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  bDED  DC A  B                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen      C be b         

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 7 0 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAAN SESLİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,810 301,080 9 388 1914 6748 234236

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 40 20 35,00 29 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDbCDE    Dc EBBDeBC BbEECdAEeb AEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEeDcedBABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdD                                     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen ddad        c       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TAHİR VOLKA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,753 301,080 6 262 1519 5329 178056

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 54 26 47,50 40 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe CbDDCcEAcAADcBcBBDDBCDBAEECCAEeCDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCcECDECAdABA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Da e  bE e   a e  dDbde  B d            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen bdC a          bD   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 8 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÇIVGIN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,031 301,080 3 46 534 1735 51634

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 5 0 5,00 71 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 83 20 78,00 65 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEcBDBBD CeBECE ECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC eb AeBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEDCDAACBBB cDAdDDAB   aCCDBD D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dEcbeaeDBD AB  b bEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 3 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KILIÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,195 301,080 4 130 998 3393 106532

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 70 27 63,25 53 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE D ABBEEBDecD CABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CED ecBA ecAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BcbEDeaDCDA C  BeDDACDeAB A aC DB       

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EbcEceeaeabda b d b 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL SERDAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,405 301,080 1 26 317 982 28130

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 91 18 86,50 72 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCbaAEECCcEACDA    AE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal daAECDECABABA CAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdeDEDCEDAADBBdDABCcABcD     CDCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaAEBbBDBACDbCcbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 3 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ATILMI Ş 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,263 301,080 2 27 323 1001 28988

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 5 4 4,00 40 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 92 24 86,00 72 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe eEcDCDEABAADEaEaBeDBCDaAEEaCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDEDCEDAADBBCDABCcbBAebB A  cCdBD CDec

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAEBeBbBACDabADBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 5 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSİN AKKOÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,446 301,080 7 310 1673 5871 199193

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 49 24 43,00 36 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe CED CDE  AebE cBBDDdCDBdEEd   ACDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEbcBA A adBCcD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D     CEDe D   D    eB e      D      D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen ddCcbd eD c e       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ESER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,689 301,080 10 460 2134 7570 270848

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 30 27 23,25 19 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeC AbA  daccb BDeCdBECEAEeaCe abAcEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACbCbDceB A dbA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  a     a           A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen    c   c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ YERALTI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 197,708 301,080 12 478 2187 7776 281138

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 27 35 18,25 15 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEaC     dec   BcbbdccEC    DCAeEDA EB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal Ebb d  cea d   A cBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  cb D EDb e CBBB e A c            d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen c ed e ca  e    c   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜLSÜM ACAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,799 301,080 11 466 2151 7636 273908

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 14 -2,50 -13 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 31 36 22,00 18 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEabcd   deaEBbBBe                    

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEcAacdABecAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDbE  c  DA C a          B    CDBDd     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cada   cBa eedb eeca

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFAEMİRSAVURG 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,523 301,080 13 481 2201 7830 283864

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 25 35 16,25 14 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCe  a    BE   D  bBeE  d EAbDc      

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cecbdcaeAaAedceABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D b C Db ea                           

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbaccBC b      decd 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 5 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SEVGİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,948 301,080 8 360 1828 6429 221177

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 47 36 38,00 32 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE bAdecabBcBBabdABECEdECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCb AaBBA bAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik deD        cdB dAb c   e B   b          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  EecBa Dc  dd b  acd

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 5 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN EFE  BODURO 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,553 301,080 5 244 1450 5045 167054

Katılımlar: 13 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,48 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,23 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,13 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,96 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 10,10 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,87 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,96 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,35 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,17 2,49 3,52

Toplam: 120 55 21 49,75 41 46,67 50,77 53,58

TYT Türkçe DbCdaCEcDAABBEEaDBBaeCAdECEbdCDCAAaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACcCEcAeB ABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDED  D DA bBBc        B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dE            b  C  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET Ö ZMEN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,104 301,080 2 443 2073 7354 259762

Katılımlar: 2 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,00 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,75 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,00 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 1,38 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,88 11,83 10,92

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,25 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,75 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,75 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,75 2,49 3,52

Toplam: 120 33 22 27,50 23 46,25 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDb     cBEcBDDedcBAEECbAEACbeEBaDdE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  dAE  dCdaABc e     CEeA 

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Fen E add   c           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR KARABACA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,867 301,080 1 111 910 3099 95620

Katılımlar: 2 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,00 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,00 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,38 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,88 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 3,62 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,00 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 4,62 9,87 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,25 1,18 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,75 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,75 0,55 0,76

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,75 2,49 3,52

Toplam: 120 69 16 65,00 54 46,25 50,77 53,58

TYT Türkçe CEbDCDEABAcDEBccBDDBC B EECC EACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDEaABA ABCA CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D ED ED Aa  b     Ad        D      D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE cbdCeDBA D CcbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA NUR GÖKALP 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,315 301,080 34 464 2144 7608 272794

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 26 15 22,25 19 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDbAc Aba E Ba            e         

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal       E                  

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DDEDCaDA D  C eB    A       DC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCd   aD e     e   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 20 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN AZRA NİŞLİ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,273 301,080 13 164 1177 4063 130706

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 62 19 57,25 48 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCaDCEADAABccEBDBeDDCABbCEAEdDbAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEbAeBBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDDE    b d C  B     c  B b B        e  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  EcEBC DaD    b     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR DEMİR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,835 301,080 18 208 1328 4594 150522

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 57 15 53,25 44 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAdDE EBBDDBCDBdEECdAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECcECAaAdABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D   b  A Da C  e                      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E C    a       b B b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,138 301,080 16 196 1283 4421 143662

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 60 21 54,75 46 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAcBabBDBBDcCbBECEAECaCAedDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDACBBABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik acb DDEDdDA CBaa  cc e  c               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E b   b          E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 6 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRATUNCAY 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,463 301,080 29 390 1917 6756 234514

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 41 26 34,50 29 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe eEDDCDE       EBBaDBCcdAEECCAEeaDAdBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   AECcEeABAedaCAcCab     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  ce  e     c        A   c    b          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E Cdc   D      ebB C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE PALABIYIK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,888 301,080 2 117 936 3189 98379

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 67 8 65,00 54 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAaBEEBDBBDDCABECEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CED CBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDED EDbDA  a     A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E b C c      b   c 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNA YKORUKMAZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,064 301,080 25 278 1565 5486 183898

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 51 19 46,25 39 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaE aAAbcBEBBDDBCcBAEECCAEACD EabDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEeDEaAeAB BbABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Daa   CED    a                          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Ed  cd aD       b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZCAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,859 301,080 27 331 1748 6141 209469

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 6,69 9,87 12,98

Toplam: 120 46 21 40,75 34 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDeEDCbA AAceEaBDaBDbCdBE EAECDCAecDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAad A CAe DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cec    D DA C             cd be    D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÇETİNKAYA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,292 301,080 4 123 961 3265 102026

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 68 16 64,00 53 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEcDBBcDCABECE ECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDd aBABCAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbED   CDA C B  D A ceAB  c       D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E  a   Dc   B bec cB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜLER 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,162 301,080 5 124 962 3271 102205

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 66 8 64,00 53 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAAD BEBBDDBCcBAdECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECAdABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBaD DCEDA DBB                          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE            e     

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN TUĞA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,007 301,080 21 253 1476 5153 171128

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 54 21 48,75 41 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CacDCDEABAdDEcaBBDDBCDBAEaCCAEACDbEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEdDbCbaABA CdBC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D  D  bAADaabe            c D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen     E  BDeA         

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR YILMAZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,595 301,080 9 154 1102 3781 120889

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 62 9 59,75 50 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEcBDBBDDCABECEAEeDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEeAeBBA CdAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDDE DEDC                               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Edc C              

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKBOĞA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,776 301,080 19 226 1381 4789 156967

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 58 25 51,75 43 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDaDEABAADEBEBBaDeCDBAEECaAEACDbaBbeAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDdCdBABABaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bcD  Da  A  c de     B   B   b          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EaaecB  D     eAbB  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAYRAKTAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,886 301,080 11 157 1138 3902 125003

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 61 9 58,75 49 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEA AADcBEccDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAEC ECABABABCABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   D  D c A aB be              D dB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE                  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU DANACI 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,046 301,080 24 275 1556 5451 182499

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 53 25 46,75 39 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAcbbcEcaDbBdcBAEEdCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECDECAdABd CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik e  Da d DA D  e     A   D    CD         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dbaecd          a   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE HAN GÜLMEZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,085 301,080 17 200 1302 4497 146970

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 60 24 54,00 45 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCaaCb DAAdaEcBDeBaeCeBECEbECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACbCEDbCcBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEDbDA CB     c          CD   D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Ecacb eB         E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ÖZKAYA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,816 301,080 15 174 1198 4126 132986

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 59 8 57,00 48 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEaEBBDDBCDBAEECCAEACD EBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAEC ce BAaABCA CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   D   CdbA D            e               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   C c   D         E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR İNANÇ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,215 301,080 30 392 1923 6769 235037

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 39 17 34,75 29 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCDc cA DcBEcBeDee BAEECCAEACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCeECcE  BA    ABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  d     cbe D                            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM UTKU ERDE 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,812 301,080 23 265 1530 5376 179608

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 6,69 9,87 12,98

Toplam: 120 50 11 47,25 39 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE    BeEbBDeBDDCdBECEAEeDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CcD eBBA aAA DeC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDE DaDC        D                      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞILAY YENİAY 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,125 301,080 26 329 1744 6132 209049

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 47 24 41,00 34 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA A b aEaBDDaCcaAEEdCAEACDbEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECbc ABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bd   DCb b   B                          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen b d d  cc      bbac 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYDAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,125 301,080 33 448 2103 7453 264457

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 35 37 25,75 21 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCbDCEADdAdcEcBeaBeDdcaECabaeaeAbdccabB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACd cDdaeBA a A DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db DDbDbDA                  C          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aa bBa        b     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ ARSLAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,167 301,080 7 135 1014 3432 108020

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 66 13 62,75 52 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAcDcBEBBDDBCDBAEECCcEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECabCABABABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD E CdDA DB bD B Dc          C    C   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen        eb A     b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN DARCAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,895 301,080 14 166 1179 4077 131248

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 63 24 57,00 48 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBDbBdcBdEECeAEACDAEBaeeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cdAEeabe dAdABCecCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCdDA    aD B  A    B    DC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAE   De     bD dC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KİBAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,046 301,080 28 359 1825 6425 221070

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 41 12 38,00 32 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDE  A Dc  BBabeC BAEEdCbEACDeEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC  CABA A  ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik        c            c    B   b          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   a E               

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KAYMAKÇ LAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,430 301,080 3 119 944 3210 99063

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 69 17 64,75 54 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAeAADbBEBBDDcCcBAEEeCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCbECDEaAdABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D EDCEDA DBcdD B  ABAD      D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCea   b         E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ŞEKER 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,368 301,080 22 261 1509 5270 175516

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 54 24 48,00 40 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDC EABAeDEdEcBaeedbBcEEdCAEACDbEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDEeABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D     aE A D  a  c D d  e  ABbD         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEa c  cb           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE PAZAN 2121 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,568 301,080 20 241 1435 4999 165411

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 6,69 9,87 12,98

Toplam: 120 54 15 50,25 42 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEbDCaEAaAADbBaBBeDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDEeABABA CdBCcD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bde  bC  b cBBC                         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN İKİZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,321 301,080 12 163 1176 4061 130633

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 61 13 57,75 48 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEcBDBBabCdBECEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCeCE AbBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cDDEDDEDaDA                    D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        b      e b   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TORAMAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,822 301,080 10 155 1115 3822 122025

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 63 15 59,25 49 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEABAADEBEBBDDBCcBeEEdCAEACDAEBbDdE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEa dABA CAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  BDDEDCE    B  D c  d e      C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EdC a   D      b  EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE CEREN ÇETE 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,467 301,080 6 129 986 3351 104617

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 67 14 63,50 53 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEeDAABBEcBDBBDDCAdECEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCcDAeBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   b D ED DA a  B   A   AB A BC          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dEd    c      b  a B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ AKGÜN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,734 301,080 31 412 1969 6975 243205

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,69 9,87 12,98

Toplam: 120 37 18 32,50 27 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDbEbC AbcA BccBeBBDcCAdECEAECDab EDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA ee DAaBBA ecAcDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik       b                                 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKÜ MERGEN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,837 301,080 1 53 597 1946 58991

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 78 11 75,25 63 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADE EcBDDBCcBAEECCAEeCDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECabCAaAeABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA DBaCD B            DCdB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEB BDB C  C     

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNALI 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,546 301,080 32 442 2069 7337 259259

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 34 26 27,50 23 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCaaCEdDc aaEccDaBcDCeBbbEAECDCAAbeAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal deC Cc   dBb CAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  c    be                                

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Ea E                

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,426 301,080 8 143 1045 3549 112078

Katılımlar: 34 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,58 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,33 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,10 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 6,69 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,04 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,44 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,27 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,76 2,49 3,52

Toplam: 120 65 13 61,75 51 50,76 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBDBBDbCbBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CcDAedBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDaa Dc aBBB D                      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Ece           b    B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,744 301,080 51 298 1638 5726 192565

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 48 14 44,50 37 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCDEABAADE EcBDDeC BAEECeAEACDcEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC cCAaAec CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b      bDA  B a              b          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ÖLMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,487 301,080 54 308 1668 5841 197640

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 50 27 43,25 36 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAaBEEBDBBDbbecECEdEC  e       

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAddCdDcaBdA aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDcDeEDeDbACBdd              eDeDdD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E     Dc     b    d

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 5 6 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,882 301,080 13 99 827 2715 83641

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 71 9 68,75 57 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCD AdECCAEACDeEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEe ECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCEDA  aBd  B DddAD B d  DC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                   E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,751 301,080 50 297 1637 5725 192547

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 47 10 44,50 37 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAD A BE cbBBDbCABECEAE DCAA DAEE 

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC C DA a ABCcAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbdD  D  d  e                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ UTKAN AKDAĞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,365 301,080 63 375 1879 6596 227965

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,07 11,83 10,92

Toplam: 120 38 6 36,50 30 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDC     B EcBDBBDbCABECE ECbC AEDAEE 

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC eEcA c     AEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SARP 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,708 301,080 64 380 1893 6680 231564

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 41 22 35,50 30 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDc B   a EBBDbBCbddEE CeEAbb EBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDEaABA  deABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik e  bE bE e D     e              d       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E       b       e   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,869 301,080 70 405 1955 6917 240653

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 38 19 33,25 28 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAa b cadBBDeBCDBAEECCAEeCbeEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDceb Adc edBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  a                                 c    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF ELBİRLE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,411 301,080 16 122 960 3260 101906

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 66 7 64,25 54 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAaBEEBDBBD C BECEAECDCe  DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAeBdABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDAACBBB                        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  a     c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI OSMANBEY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,613 301,080 42 243 1447 5040 166975

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 55 20 50,00 42 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEccAADcBEBBDDBCDBeEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECecaddAdA CdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  BeD  b b  D  b    DAB cD  b  D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen       e c           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SU YAVUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,066 301,080 72 416 1985 7019 245356

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 40 32 32,00 27 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCDEAcdcbEdEBBDeeCeBeEECCAEACDeEaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAcCDcedcAdABeeBCcD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik aee    b                                

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Edaea   a      d  d 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN ÖNİZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,564 301,080 61 362 1834 6443 221878

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 43 20 38,00 32 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAD  BB EcDaeDbd BECEAECDCeAEDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAeacA   AEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik c     db ee C  e                        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen b cd   c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,839 301,080 3 40 434 1365 40283

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 84 7 82,25 69 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAB EE DBBDDCeBECEdECDCAAEDAEaB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAbBBABCAAED C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACB BA  cCDDABcABB CDe CD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E      D          E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 2 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,432 301,080 37 219 1352 4674 152799

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 58 20 53,00 44 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe eEDDCDEABAcDEBEBBcDBCDBAcEdCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECaceABA ABCeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DD  CdDA DB be    d  ecB     C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen         c        dc 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 4 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
B İDİL YEGÜL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,480 301,080 1 23 289 909 25826

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 90 8 88,00 73 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEBEBBDDBCeaAEECCAEACDeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDECAcA ABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDA DBBCDAB DABADD BABCD  BDE e  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcE   D   D     E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 0 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZ 21175 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,401 301,080 52 303 1650 5775 194477

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 51 28 44,00 37 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEDCEADAAddEEccaBeeCeaEaEAEeDCeAEDAEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCbDACa A aAeEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db Ded CDA dB B D A D        CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Edeb a              

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM KIRTOK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,800 301,080 17 127 979 3330 104160

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 67 14 63,50 53 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCaDCEADbABaaEcDeBDDC BECEAECDCe cDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC  EDACeBABeAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb DDEDCDA C  B  eA  e B A BC DB  D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen             B    bE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,927 301,080 44 257 1488 5195 172969

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 53 18 48,50 40 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bbCEDCEADAABBEEBDeBacCbBEdE E DCAeEDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC eEDcaBeA CAAEDc      

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbE DEb DA CB     A        Bb D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E                 E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇETİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,726 301,080 69 398 1939 6833 236990

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 40 23 34,25 29 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAa Ab  EaBbDaC adEaCCcEACDbEaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   eb  baeB dA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b aD   EDA D  a     AB   e              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen     b   c           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ORTA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,098 301,080 22 153 1099 3767 120164

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 63 12 60,00 50 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEbBDeeaDCABECE EaDCAbEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACce eBBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik B b DDEDCDAAaBBB   d    B     C    D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,220 301,080 2 30 365 1140 33053

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 87 7 85,25 71 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDB EECCbEACDbEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABAdABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADD  AB DC B   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen da  c             EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 0 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN BİLGİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,876 301,080 36 217 1345 4646 151996

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 57 17 52,75 44 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADEBEcBabeCaBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABA A eeBCEc     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D Ec a Ac B C      a                  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  ECcbB            EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇETİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,929 301,080 7 67 679 2237 67835

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 75 7 73,25 61 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBDBBDDC BECaAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CE ACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDED EDCDAAd eB  DA DDAB   cC D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E  c            b  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 0 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YETİŞEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,600 301,080 47 271 1543 5423 181476

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 52 21 46,75 39 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDbDEAab  EBEBBDDabDBAEE CAEACbdEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAdCDEaABA A CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDbd A  eaee ed A                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dE                  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,253 301,080 68 395 1933 6806 236267

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 40 23 34,25 29 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADcdbBdDbeCDddEbdeAEeCDAaBcDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDbC BAdA aABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   a  b   c                              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E  c   c         E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN AVCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,820 301,080 38 225 1378 4784 156892

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 56 16 52,00 43 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBDDcCbBAEECCAEACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  C EeDEa cAeA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bc DED E e D B      c                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  c  aac          

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,719 301,080 23 160 1170 4041 129923

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 62 17 57,75 48 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEDCEcDAABBcEcDBBDbCABECEbECDCAcEDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDAedBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDe AAb      e D  d     CD  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen c                 E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,618 301,080 78 440 2058 7297 257128

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 36 31 28,25 24 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCcbc AB cba e abCeBEadAECDCeAEDAdEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAdddEc aBBA ebe DcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  D   b      CBB   a       d    b   e    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dE c     e A        

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,686 301,080 32 189 1250 4294 139568

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 61 21 55,75 46 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADcBEaBDbBCbBAEECCAEAC AEBEeeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECcEaABAdbcdABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D eDEDCEDA DaBdD    Ac e B   C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E        c     d e  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KABASAKAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,030 301,080 46 269 1540 5407 180910

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 53 24 47,00 39 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEDCEcDA BBEcBDBBceCdBECEbECDbAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEcAadBA aAebDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb DD DbDAbbc    DA  c B b B           

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen       e             

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,748 301,080 59 353 1806 6338 217082

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 46 28 39,00 33 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEDCE ab BBEcBDBBDcCeBECadEaDdeeEa EEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CbD CBBAdbcAccBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbE DbDaDAc  BB          A             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dE    bcc        b  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE YAYMACI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,302 301,080 15 115 929 3169 97841

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 67 7 65,25 54 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBeDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC eEDAaBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDED EbbD ACBB      D                  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen    b                

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ERİŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,532 301,080 29 177 1213 4173 135023

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 60 13 56,75 47 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBacBDDBCDcAcECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ddeECbECABABAcaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DD  CEbA DB  D B    A        C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ DEMİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,586 301,080 12 88 777 2567 78991

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 74 16 70,00 58 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDeBDDCAdEdEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdeEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDbEDDaaCDAcCBBeA  ACDe B  c  CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen b  bd  D           B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 4 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,687 301,080 25 167 1183 4087 131632

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 62 18 57,50 48 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDDdABECEdECbCAcdDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC eEDcadBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDbaDDaDbDA a      A  eAa   BCCD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen                  b  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,314 301,080 20 141 1036 3505 110744

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 66 16 62,00 52 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAdeEEBDBBDDCABECEbECaCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAadBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDbD dDaDAACB cb   CcD B A    e  e     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E bB               

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,273 301,080 27 175 1206 4143 133825

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 62 20 57,00 48 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCaDCEADAbBcEEcDBBDDCABECEdECDCeeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC C DbCcBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbEcDbDaDAcC BB  D   b B A    D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dE    bcc        b  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,415 301,080 30 183 1230 4213 136724

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 61 19 56,25 47 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEdBAcDbcEcBDDBCDBdEECCAEACDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC E  BABcBCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBc ED E A    bD B   B   c   aD         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEa     D     eebaba

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,635 301,080 4 54 611 1997 60306

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 78 11 75,25 63 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDbCAaECEdECDCAAcDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACbCEDAaBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDD DCDAACB B  DAC e B     e   C     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E  c C D   Ae    aE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL YILMAZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,641 301,080 28 176 1212 4165 134749

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 61 18 56,50 47 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DD EDCEdDAAcBEEBDBBD CdBECdAECDCAAaDAEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDAacBA eAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDc e AeCa B              CD D   d  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE E  e c     D     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU ÖZALP 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,434 301,080 34 203 1310 4525 148062

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 58 17 53,75 45 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADEBEcB DBCbBAEECeAEeCDbEBbDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEeABABABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D EDaEaA  B  c    c         D a       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE      cB      b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ZORBA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,178 301,080 19 134 1012 3430 107996

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 68 21 62,75 52 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCDEAdAADEaccBDDeCDBdEECCeEeCDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDEeABABABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDC DAADBBee B DABA      CD    E    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  b  b  ebB    e     

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL BA * 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,422 301,080 48 280 1572 5514 184942

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 52 24 46,00 38 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcbCDEAaAbDEBEcBaDeCcBbdECe EeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEadBAeA bABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBD ED  beAD a   c   Bd  B  d D      D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  c      D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÜÇKU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,023 301,080 26 171 1194 4117 132645

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 63 23 57,25 48 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABddEBeBBDDCdaEdEAECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdeEeAeceAdCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cDbEDDEDCDA CB Bb ebeceAB A B  D  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 7 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEZER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,411 301,080 74 421 1995 7074 247229

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 37 23 31,25 26 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCaDaE b A dcdcDBeDeC BEdEAECDCe dDeEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeC Cb bC dA e AEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb    D  A d      A D    b             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,839 301,080 11 84 756 2488 76258

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 73 9 70,75 59 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEBEcBDDBCDBAEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDE ABAdABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDCEDAADeBC  B  c A        CdB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  a      b         EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEMNUR ER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,018 301,080 86 486 2210 7863 286029

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 20 21 14,75 12 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe eEbbCa AcAbD B    Dc Dc cEC             

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal d bEC be B     e CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cd D   aDA    b   b cc        D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 4 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,744 301,080 82 475 2173 7723 278786

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 26 26 19,50 16 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEDCE b  d EcBbcBaadeBEedbEdDCAeaDAaEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAb Cba bB A   ecDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   b                                     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen         c           

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSER KARABIYI 111 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,186 301,080 9 80 745 2447 74540

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 74 12 71,00 59 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDeBDDCABECEAECDCAAEDAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDdCdBABaAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDEabDA C BB  Db  e B   BC          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAcB            eE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME KAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,950 301,080 81 471 2162 7684 276604

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 28 30 20,50 17 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEaC  b  d Ea DBBDbdeBEdEAE abeeEeAEcc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAed cD Ca A   AaDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   e ba             d                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  c b aCD e    b     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SENAY TURHA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,344 301,080 31 184 1231 4215 136819

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 61 19 56,25 47 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEAcAADE aaBDDeCDBeEEaC EACDbEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal edAE DceABAaABCdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DDEDCEDAADe C  B  AB eD    CD   D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen    e B              

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÇOBANOĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,212 301,080 45 258 1495 5231 174212

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 54 23 48,25 40 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeCEbDAABeEcBeBBDDCABECEAEeDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal aACceEDAaBBA aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik deb  baDCDe  a   D           a          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEeb   cB           

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR YAZICI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,848 301,080 57 332 1749 6142 209505

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 44 13 40,75 34 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEA    Bc BDBBDDCeBECEbEdDCeAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E C CE A BBA  AAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  a    aab A  ece                        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,433 301,080 87 488 2214 7872 286313

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 24 38 14,50 12 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cbeEaCEdDbeaBacabBBa    EdaAEC   ebDAEac

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAeeCdcdacdA abAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik      c   e c                            

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEed          a   bB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 7 6 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK NADİDE ACAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,512 301,080 35 210 1333 4604 150937

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 57 15 53,25 44 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABA  EBEcBaDBCDBAEE C EACDAEcaD E

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEC ECABAB aCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDED bDA D Bbe Bb ba  D               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E a             b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 4 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,293 301,080 76 435 2040 7231 254231

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 35 23 29,25 24 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe eEcD aEAB  Dd EBBcbBdcBAEECeAEACbcEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEC badBA   bABC c     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cd   a       B                          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen d C    c        b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,129 301,080 21 150 1091 3722 118528

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 64 15 60,25 50 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEAB eDdBcBBDeBdDBAEECC EeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECDECABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDCaDA D   e B  dB  DB     C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  Eaebe          D   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA POLAT 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,014 301,080 66 387 1910 6739 233937

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 38 12 35,00 29 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDeaDCE D   eE cDecDDCdBECEAE  CAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA  C    B A   A D C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDD   ca                c   a  D   e    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖNEMLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,363 301,080 43 245 1452 5053 167296

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,07 11,83 10,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 53 14 49,50 41 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAadeDEaaBBDDBCDBbEECCAEACDbEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECeECAaABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Fen E CdbB      b    B C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,245 301,080 5 56 615 2010 60726

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 79 16 75,00 63 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEbDCDEABAADEBEBB DBdDBdEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CeECeECAaA AdCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDcEDCEDAAD BCDAB  cBA D     D CBDE D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E ca e DBA    A BEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ METİN 1230 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,511 301,080 75 433 2028 7179 251750

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 37 28 30,00 25 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCDE aA DccaBBDeeCDBeEECC deCDbEBEDAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAdC  adcABc eAcCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bd   DCbae D                            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E   cd              

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ OKKA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,418 301,080 56 323 1726 6070 207005

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 46 19 41,25 34 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe eabDCDE  AADc aBcDDBC BAEECeAEACDcEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDE AdAd  CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Dd    baDA   aa                         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Ec ed               

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TÜRKOĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,942 301,080 58 351 1802 6328 216740

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 43 16 39,00 33 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeC cDA BccEcDaBe CeBECE ECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEeAaBBAdaAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik      cd                                 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E             c     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TUTAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,757 301,080 84 480 2191 7787 281638

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 24 25 17,75 15 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CacDCDc a   EBEcaabBd cAEEaedEeCDAaabeAa

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   AECaE  aABe ed C D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik                      c                  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN BAYKAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,898 301,080 60 361 1829 6432 221255

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 45 28 38,00 32 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDeEDCEcDbAB EcaDBBDcdAaEdEeECDbedbDAEaB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACbCcDAacBA CedEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik c D     aDA   c  D      B   B C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen    aaa D         a  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,244 301,080 77 439 2054 7280 256391

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 33 18 28,50 24 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CaDDCD  a  DEcccBDDaC BAEE C Eeb eEBEDA 

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dd EC cedaA    AB  e     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b Dc D E A                      C       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MENEKŞE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,282 301,080 67 391 1921 6762 234874

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 41 25 34,75 29 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bbeEeCEA  ABeEcBDeBDDCeBECEbECDCAAbDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcddD accA bAAEcBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   b    D DA  e                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEed               c

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 197,575 301,080 83 479 2188 7778 281188

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 12,07 11,83 10,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 30 49 17,75 15 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cDeEeCE bAAccdcabdBDcdAcECEbEeabAebDeaEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAaedEbdbcdAcaddEcBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Fen EEdEBdeceDbAecbCbabc

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF KASIMOĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,486 301,080 33 202 1307 4521 147944

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 59 20 54,00 45 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAB AbbBEBBDDBCeBAEECeAEACDcEBcDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABABc adBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DDE CcDAA BBbc a            D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Ec eb   c       b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ÖZKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,073 301,080 80 467 2153 7651 275044

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 29 31 21,25 18 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCaDCcba ABa  BD Be eeBaCabEaDeAedDAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAedaE  aB A C ddDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  a   ba   A          be c               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Eb  a              

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 4 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KÜÇÜK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,897 301,080 73 419 1990 7056 246600

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 39 30 31,50 26 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEbDc caEcceeBDbCAacCEAEaDCeedDecEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCcCEabCcBA eAAcDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDb  Db b A aB     A D                  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,249 301,080 39 231 1400 4852 159498

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 55 14 51,50 43 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABdA E EBBDeeCDBeEEdCdEACbbEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDbeABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   D  D  a  DB d  B  c   D     D CB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                 b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA TÜRKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,561 301,080 79 458 2129 7539 269264

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 32 33 23,75 20 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEabE    B d aDBcceeABECaccCDCAdEDAEda

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCdCbeACcBbaCcd  eC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik a     c    b   B   A    B    b    de    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  c c C D            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAAKSOY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,856 301,080 71 406 1956 6918 240679

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 38 19 33,25 28 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CbbDCDE B  bd E BDbBC BdEEdCAEACbAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eeAbCbcd Bdde eABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik          A        C A          C B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,411 301,080 55 320 1706 5992 204003

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 48 24 42,00 35 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDbcDCEADAAaBEEBbBBDD  BaCEAECDCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dAbACEDdeBdA eAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   bE  aabc  aaB       D dde  C    d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 3 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SUCU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,111 301,080 10 83 753 2480 75925

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 75 17 70,75 59 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBDDBdDBeEECCAEACDAEc DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECebCAdABABCdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCEDA DeBCeABCD dA       DC  D  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbCcb   D       b Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ KELEŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,632 301,080 41 242 1446 5039 166947

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 56 25 49,75 41 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDdcADAABccEBDaBDeCABECEAEeDCAAdDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACAdbcACBBAdCAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   a   c b e  c     A     B   CCD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEede  Dc   B c e E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YAĞDIRAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,933 301,080 85 483 2204 7836 284202

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 27 43 16,25 14 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCaaCEdDb cdccBbBcebdABEadAEaDCAebDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal deCcddDbaccA             

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cbaE                                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aEeceaeaec    a deEe

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,212 301,080 18 133 1011 3429 107938

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 66 13 62,75 52 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAA acEdDBBDDC BECEAECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAeBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDE DEDCDAAbB                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen a   Bdebe   a    eE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,076 301,080 62 370 1868 6572 226951

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 42 21 36,75 31 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE Bdb d EBBeDBCDBAEECCAEACbAEBdDcE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECDbeAcABc aecCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   bc D b d e   b                        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÇOKSEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,734 301,080 53 305 1656 5797 195517

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 52 33 43,75 36 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCaeCEcDAABcEcaDeBaDCeBECEbECDdAeEDAEaB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCcCdaAaBdABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDE DdDbDA  c a   A   AB         d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aEdbeCec      e     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EGE ERBİL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,802 301,080 40 238 1423 4957 163534

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 57 26 50,50 42 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe eEDDCDbAB ADcBEcBaDBCeBAEECCdEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCeECDEaABABABaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik ceD  DCaDe  ecaed aD  A    A            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   CdEa  D       e b 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 4 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EREN ÖZERDEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,304 301,080 6 63 663 2184 66278

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 75 7 73,25 61 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAeAADEB BBDDBC BAEECeAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdD EDCEDA DBcC  B  A                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECea    B    CA  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT MERCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,723 301,080 65 384 1903 6710 232989

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,07 11,83 10,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 39 15 35,25 29 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE c A   aBBaDedbBdEEaCAEACDAEBaDbE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAddDECABAB  eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Fen    dc               

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,755 301,080 49 290 1604 5630 189364

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 50 20 45,00 38 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAa AbEBEBBDDBCcdedECCeEACDAEabDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  aAECDE AdABAaeABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D   a DA       B b    c               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   a c C D      c  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,750 301,080 14 110 882 2969 91718

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 0 35,00 88 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 68 6 66,50 55 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBB DBCDBAEECCAEACD EB D  

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDECAB d BCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD DdE A c B   B D  bb BB     C  d    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                 DB C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,521 301,080 24 161 1172 4049 130283

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,84 9,87 12,98

Toplam: 120 61 13 57,75 48 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABcEEcDBBDcCecECaAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCdCEDACBdABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik a bEDDdDCDAAd BB                        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÖROĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,710 301,080 8 73 706 2323 70437

Katılımlar: 87 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 27,17 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,07 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 7,04 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,80 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 7,84 9,87 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,56 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,03 2,49 3,52

Toplam: 120 75 11 72,25 60 48,12 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEaEBBDDBCDBeEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABAeAdCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cBDDEDCEDAAD cd ABCaABAe        d       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E Cd B  D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BARAN ÇAKME 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,393 301,080 1 425 2005 7106 248458

Katılımlar: 1 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 19,00 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 2,10 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,25 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,75 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 4,75 9,87 12,98

Toplam: 120 36 20 31,00 26 31,00 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDbCDcAc ADccEBBDDe          eCDAEaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAbCebaA A   CdBCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik e De  b DA D     B Dd    a              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,235 301,080 24 48 558 1805 54475

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 83 23 77,25 64 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAABBEEBDBBDcCABECEAECDCAAaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACbDAacBABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACaea D AaDDAB      DBD DEC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbBCCDe beacb beb 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADNAN GEZDİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,724 301,080 107 366 1848 6514 224373

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 13,65 9,87 12,98

Toplam: 120 41 15 37,25 31 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaE a      BBb Be BAEEbCdEeCDAdBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECD   BAB  eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik ac               BC ABA a  A     e      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇOLAKOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,398 301,080 91 300 1642 5738 193027

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 52 31 44,25 37 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE aA    ccBeDBCbBdEECdAEebbeEB    

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDbaABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDE CaDA DB a  eC Aa eD      C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEbbbd Bc     bebec 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 4 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KARAASLAN 21027 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,867 301,080 106 364 1838 6471 222900

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 45 29 37,75 31 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEDCE  A    EBbBBacdAaECEAECbCeAaeAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAabCEDAaaBA eAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik eDc Dc D  A        ACe        C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen c ea Cbcce  e b     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETHAN DOĞANAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,541 301,080 3 3 35 90 1915

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 109 10 106,50 89 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADcBEBeDDBCDBAEECCAEACDeEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBbBCDCCBDECDAD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBbBACDEC bBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 1 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,657 301,080 25 49 562 1825 55042

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 84 28 77,00 64 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcBAAbEBEBBDDBCDBAEECCAEACDdEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDbdDAcDeBbecedDABADD    CDC BcE D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dECcbBCaDcedabdccBEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 4 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA KURT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,278 301,080 50 120 946 3213 99268

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 70 21 64,75 54 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcBAADEBEcBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDbeABABA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEcCEDA DBcC  B  d      c  D b       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEbec  cDB  c b a be

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,272 301,080 43 100 830 2739 84402

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 78 39 68,25 57 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDeEDCEADdAcccEdDeBcDCeBEdddECaCAAbDecEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDACBdABedAEDaC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BcDEDDEDCDAACBBBA aACDDAB A abCDBDdDECDb

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cdcbBCeeeDeeBaDecCEa

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN EKŞİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,915 301,080 72 215 1343 4641 151928

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 59 24 53,00 44 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE  A DcaEBBDDeCDBAEECCcEACDeEaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbECecCAcAaABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD  bED A  BaD B                      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen c aebBe eB  bEdcc Ee

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDEMİR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,741 301,080 114 397 1938 6830 236967

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 41 27 34,25 29 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDbDEA A    adBbecCaBAEEaCe           

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAEC E ABABb eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdceEDCdDAA  Bb  BC A                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen adbd   Becebe   e   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 6 3 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA PALALI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,876 301,080 73 222 1372 4740 155244

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 58 25 51,75 43 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDC DCEADAA  EEcc Ba CABE EAECDCA beeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal Eca eabAaBBA eAAdD C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbbD c CDAACB     c  D   A   CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBCCDcDa B b eb B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAŞAR KULA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,732 301,080 75 228 1393 4840 158746

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 57 24 51,00 43 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCDE ccA c EcBDDBCcBAEE b EACDAE bDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC cC BAdA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD DCcDA   ce    e d        D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen cECccBadD A DECbDdE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI İŞGÜZAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,459 301,080 104 358 1821 6407 220628

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 44 24 38,00 32 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcaA DEBEcebDBCDadE    EeCDAEa DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEC baABddA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Dde   b          a   c           B   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen    c c cb A    b BEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR KARAKURT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,611 301,080 9 14 166 526 14726

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 98 17 93,75 78 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEcDBBaDCABECEAECDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACbDAaBdABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBAeDcCDabB ABBCCDBDCDECD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEBaC eDeAdb  AeEd

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 4 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ATEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,409 301,080 93 311 1688 5913 200877

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 14 11,50 29 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 53 43 42,25 35 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAAbaecaBDcBdbBAEECCAEAdDeda    

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCbECcceAaAB             

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBbDEDCaeAbD c   cCbdc e      DCCBbECDce

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbdecD edDaCbDcEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 5 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBİKE GÜNEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,082 301,080 44 101 835 2752 84639

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 73 19 68,25 57 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBaEcDeBDDCAaECEAECDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC CEDAeBdABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDED E bDA C B  DaA    B AB  CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EdcdeCeDeD A  b  bE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAVKACI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,452 301,080 87 292 1611 5643 189735

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 53 32 45,00 38 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEDCE adABeEacDBBDDCeBECEAECaCeebDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC C  deBdA aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik eDD    DCDAdbBB    d    B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EcdbaCecae ecbDC a c

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,320 301,080 60 159 1163 4002 128957

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 63 21 57,75 48 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCeEABAADE EcBDDBC BAEE CbEAbDbEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECD edBABA  eBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDAADacaD a DA   c  A            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dE e BeBD e   a  cE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL AYYILDIZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,484 301,080 61 162 1174 4053 130379

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 62 19 57,25 48 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeCE DAA B EcDeBDbCABcCEAEeDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdC  AaBBA CcAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDbEDDdDCDA        A          C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E c d CbebCABE  cbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL TAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,055 301,080 31 66 675 2229 67696

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 78 20 73,00 61 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEBEBBeeBCDBedECCAEACDA B DcE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABAdcBCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCE c DBBC dB DABADDd   dDC  D    D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbce  BA e ede  C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKÇAMAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,162 301,080 32 70 690 2267 68704

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 77 18 72,50 60 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADEBEcBDDBCDBeEECCcEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ddAECbECABABA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaD  DCEDAADB C  c  ABAD      DC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Eaadb CebBACD  ebBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DİCLE KURTTE 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,205 301,080 103 355 1813 6384 219495

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 44 22 38,50 32 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADcABcaEceBBD CdBECdAEC CAcaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CED CcBA dAA D C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   b    bbDc a           d               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Edc ea c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA EYLÜL ERDEM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,092 301,080 74 227 1391 4824 158081

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 58 26 51,50 43 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEc AdcBEbBDBBD CABECE ECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EcC CdD aBeABaAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbac  D           e DbABB    eD  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE cebeD ba    dcCEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA MOLLA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,840 301,080 49 118 938 3192 98437

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 69 17 64,75 54 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEAaDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC bC aAeAdaAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCE AA BcCa              DCd   C   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE ccd ebBAbD     E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK UYAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,194 301,080 88 293 1616 5656 190261

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 51 24 45,00 38 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAAbcBEcBbDeCDBAEECCAEACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbECDEa dABA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDD  CaaA ccaa     d                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen db      D       b  b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN CAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,217 301,080 10 15 198 637 17786

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 96 18 91,50 76 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAAcBEEBDeBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCAeE  aBBABdAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDbDAACBBBAb ACDDABab BCCDBDCDc D 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEBCCbeDCABaceACEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ADIGÜZEL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,896 301,080 100 344 1776 6244 213891

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 47 30 39,50 33 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CbDDCDE a  DbecBBbeBCbBeEECCAEeCDAdBEDAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDdedBAa adeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  ac  a   AbD a  c   A    B   CDC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  bBC a d   a     

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DAĞLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,564 301,080 67 197 1290 4449 144638

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 62 30 54,50 45 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDbA A DEeEcBaDeCadAEECaAEACDAaB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEeDcaAcABc CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdD EDeaDAAD  C    bABAD B    DC       D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dECca aeDBe e e bdEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DALGİZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,601 301,080 19 36 412 1309 38669

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 0 36,00 90 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 87 19 82,25 69 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE  AA  EEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAadCEcAaBBA CdAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEDCDAACBBBba A DDAB     CbdcCDEC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBCCDBDCABbbedbEa

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 3 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AKKANLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,282 301,080 8 13 160 497 13790

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 98 16 94,00 78 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADcaEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDbCABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDcADBBCeABCDcBAec   cCDC B ECDAD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCaDBACDaecDBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 5 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÜLTEKİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,264 301,080 118 415 1983 7013 245067

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 40 32 32,00 27 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe bDCEDac   AB cccDBBeeCeBEaEAECDCAAbDecEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACbCcDAeBBA bdAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik da   bEDe c a      A D                  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen ddeEe ec            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ŞANOLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,394 301,080 69 206 1322 4572 149604

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 61 31 53,25 44 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDeaDCEADAABaEEBDeceDddBECc EaDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEcACBdA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEce DCDb eBBBdba                     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EacbBbCDeDbA bbddb B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 4 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ALKAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,322 301,080 82 268 1536 5393 180250

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 52 20 47,00 39 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DbCEDCE bAA aEcBDBBDDCAeECE ECDCAeaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCdC D eBBA CAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDDEDDdaeDA b  a                        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cdc   CD      e     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ELVERİŞLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,984 301,080 58 145 1050 3567 112802

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 67 22 61,50 51 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAdbEBacBDDBC BAEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDbeAdABABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD  DCE A Dd C  B cABA a BbdC          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaec e eB      c Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 4 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK ŞEKER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,435 301,080 7 7 90 271 6866

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 103 14 99,50 83 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBaDeCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECcECABABAdCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBC ABCDcBADDa ABCDCCBDECDbD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dECcEBCBDBACD CcbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ECE BİNGOL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,824 301,080 83 270 1541 5415 181210

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 54 29 46,75 39 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEcDCD ABA D ac BDDB bBeEE CAEACDcbBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEeccABA eABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDb DCEbd D BbDAB    dc      D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Eadcd eBcB  b  eb E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 4 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AĞIR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,923 301,080 78 254 1478 5161 171321

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 53 17 48,75 41 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe bEDDCDcA AADEB BBDDeCDBAEECCAdACDcEBbeAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEe ECAdABAd dBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  aD   Cc bA   C               D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E     Bbe      bB C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR TEKİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,866 301,080 96 325 1736 6100 207931

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 51 40 41,00 34 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe cDCEaCE DAABBE  DBBacCAaECdddCadAbEDAEdc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAdee  ACBc BbbAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDDED d beAAeBde  DA            BDdaE   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcc a b b ecbbddbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN APIK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,991 301,080 64 187 1244 4281 139067

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 59 13 55,75 46 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BA DE EBBeDBCDBdEECCdEACbdEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDb  BAB  bABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDCaDA D cbD B  eB       C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen     bBe D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DEDEOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,136 301,080 55 136 1015 3433 108073

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 69 27 62,25 52 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA bc ccBDDaCbBAEEdbAEACDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbECDbeABAdA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBeDE aEDA DBBaD BCDeBAeD  bB           

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECccd  DBAea e a EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA CÖMERT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,253 301,080 121 429 2019 7157 250861

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 37 27 30,25 25 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeCEcD ABdaEcbeBccCeBEdcAEeDCec DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAa C   acaA bAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDD   a b A             B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen    c   D      a   d 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇAKMAK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,292 301,080 90 296 1632 5695 191726

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 51 26 44,50 37 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE   A c EaBaDeCbddEECCbEAbDAdBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDaa BABd eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCaaA     D   ecB  Da           D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E aec e D       b E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İBAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,621 301,080 122 432 2026 7175 251603

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 35 20 30,00 25 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCaDCE    d E BDBea CABECEAEebC eEDeEEd

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal  c  e D  c A  bA cBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbE Dcad A  aB         d      D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İKRA SEZEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,853 301,080 34 76 723 2390 72640

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 76 18 71,50 60 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA DEaacBDDBCbB EECC EACDbEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAE DECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDbdDAADBBdDA   A         DdCB   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbdeBDce b d b EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN NAZ OLUÇAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,018 301,080 47 109 880 2956 91327

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 72 22 66,50 55 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADcABaEEBDBBDeCdBECEAECDCAAEDAEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACcdE baddABCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDaDDcDCDAACBBB D     Ad     CDBD D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E   e  Dc bA d beCEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SERBES 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,551 301,080 52 126 970 3296 103093

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 71 30 63,50 53 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEBEBBaDBCDaAEEaCAEACDbEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEeaEaAdABABCeBCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cdD EDadDAADBBbDAc DABAD a  B   d a     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbBeBD e ed beBEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİNNAZ YILMAZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,145 301,080 85 282 1575 5522 185460

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 49 13 45,75 38 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCD A AAD BEBBacB cBdEECCdE CDcEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  C ECcE        A CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDeE    A D  d     A         DC B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE   B c  eb      E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİNUYĞUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,136 301,080 59 147 1068 3644 115456

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 66 21 60,75 51 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DdA eEEBbBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEeAeBBA CAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb D cDCDA dd   e cCeD B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E cEBaeDaDb   ce  Ec

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÖ ÇE 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,491 301,080 22 42 437 1378 40615

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 87 22 81,50 68 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAD ABBEEBDBBDDCAaEdEdEeDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAaBBA CAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDbDDaDCDAAbBBB DDcCeeABBAB  CD  Cc    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEdadCCeBDCABabCAbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 3 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE NAZ KORKMAZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,997 301,080 126 451 2116 7502 267325

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 13,65 9,87 12,98

Toplam: 120 30 21 24,75 21 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEeC     a EbceBBbcCABECEAECDCAedDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal d     D aadA eAdcDBd     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik     cb  b      a                        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ERKİL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,065 301,080 37 86 772 2548 78394

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 75 20 70,00 58 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DAAaBEEBDBBabCABECEdECDCAAcDAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEe  BdA aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDA CBed D   DDAB   B  DBDdDE   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E ccBaeDBDb   b  b  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NAYAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,810 301,080 116 409 1961 6948 241897

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 37 17 32,75 27 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE c   c   eDbB  BAdEC AEAbDbEB    

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEa dA    ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D     DA Dad                          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaeb          c    

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜVEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,394 301,080 46 107 866 2901 89442

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 73 23 67,25 56 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEdDAABBccBDBBcDCeBEeEAEbDCeAaDecEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACbDAedBA CAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BcaEDDaDCDA CBBB DDAC DABBA BCCDBDdD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cE bc  c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KARAPEHLİVAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,584 301,080 51 121 953 3233 100234

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 71 27 64,25 54 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAAbEBEBcDDBCDBeEECCAEeCDAEBEDAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEeD CABAdA eAaCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDEDCEDAAeBBCabedcbe            DECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dECcEBCaD  a  b bdEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 8 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇARIKÇI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,828 301,080 30 64 668 2199 66812

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 77 15 73,25 61 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAdAADE aBBaDBCDBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbECcEeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAcDBBCD B  ABA D               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE   c e BA  ae bBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 0 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKKOYUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,012 301,080 45 103 846 2809 86025

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 72 17 67,75 56 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAcD BEBBDDaCDBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAEeDEaABA ABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D   Cd AcDB C  B   B   B   C C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEac dCeDBA b ebbdEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ŞEVVAL TOSU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,587 301,080 53 131 1007 3415 107406

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 66 13 62,75 52 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEaCEcDAAB EcBD BDDC BECEAECDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal  ACdCEDAeBeABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  cbEDDEDCDAAC  B e A D  B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEc d      d      Ec

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SUDE KÜÇÜK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,799 301,080 33 75 716 2360 71547

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 78 24 72,00 60 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAB EEBDBBaDCABECadECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal  ACdC  ACBBABaAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDdDCeAAeBdB  DA DeAd A   C BDe EC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEca aebcD eBbbCbbEd

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ ÜRAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,123 301,080 89 294 1620 5666 190426

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 51 25 44,75 37 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE    B EddaeBeDdeaEaEbECDCAbbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDdCBBA CAdEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik eDDE  dDCDA bBBe        B     e         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E Acdb eB           

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,024 301,080 128 456 2125 7532 268862

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 33 36 24,00 20 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEa EbDddaBEdcDBBc ddBEaEA CDbe aDA   

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACe Ec ed     AbDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dc    deb b dB       c   d    CD  Cb    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEead  D c  d      c

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR GÜN* 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,809 301,080 94 314 1695 5941 201905

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 47 19 42,25 35 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEbDCaEc A    EcB DeC BdEE C EACDcEB c  

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECcbbAdA    ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDCEDA D B   B  cdA a               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE ca eeD           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KARAHAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,294 301,080 42 96 821 2696 83153

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 73 18 68,50 57 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAAbEBEaBDDBCeB EECCAEbCDAEBEaAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDa DA D BC     AcAe a   C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEadbdeeb AbD Cc BEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE DİKMEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,064 301,080 129 470 2160 7682 276554

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 24 14 20,50 17 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe eEDbCDd c   E EaebeBe aeEaC     D       

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEC     AB  C BC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik                   C AB         C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dE                  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 3 4 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,702 301,080 65 188 1248 4291 139528

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 62 26 55,50 46 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DAA eEcBeBBaeCeBECEAECDCAbbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCbaACBBA aAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDb    D De  BBB   c DeAB     CDeDdD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcaBCeeeD    b  d  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES RAMAZAN BALA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,602 301,080 77 237 1421 4927 162241

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 56 22 50,50 42 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCaE B   EBEBBDDeCbBdEEd  EAC        

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAEeDEaAdAdA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD DCaDe D BCe B              dB   D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcaBecb   e Ce BEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN EMRE KOCABA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,436 301,080 71 212 1335 4611 151063

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 57 16 53,00 44 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE D  ccEcBDBBDcCAdECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCbcAbdBA CdAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDa  DbDa A  B      C   B    C          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE E  e           E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ACAR 186 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,734 301,080 48 112 911 3106 95797

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 71 22 65,50 55 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE  AAd EcBDBBDDdeBECEdECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAedBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDED EDCbAACa BAe ACaeAB     CDBD      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aEcEBaeb    a   dC  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 4 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BAĞRIYANIK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,811 301,080 15 24 296 925 26293

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 93 21 87,75 73 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAAD BEBBDDeCbBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDEeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bcDDEDaEDAADBBCDABCDcBAe cdABaDCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbeC DBeeD Cb cEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 4 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRDİZEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,883 301,080 115 400 1945 6857 238070

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 42 33 33,75 28 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DbCEDCE    eac BeBccD ecE   EeDCecbeAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACcCEDACcdABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDb e dDbDA a  B eccCDe B         a     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E ec     D    e     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 5 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEMNUR KARATAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,986 301,080 41 94 811 2667 82235

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 74 19 69,25 58 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DAAcBEcBDBBDDCABECEAECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCE   cBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDcDCDA dBBB  Dc  eAB   BaCDBDd cbD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen c ecd  c         aE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TOPTAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,438 301,080 18 34 396 1266 37064

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 86 12 83,00 69 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA DEBEBBDDBbDBAEECeAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal A AEC ECAaA eBCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBB   B D  AD    B DCaB  CD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  beeeDBAa dCADBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 0 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AKSU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,287 301,080 81 263 1524 5352 178880

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 52 19 47,25 39 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe CEDDC EAdAAaEBEcBaD C B EECC EACDbEB D E

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal c  E DEaABABABCecC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DeE ebDA DBca              CDC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen ab     eDaA        C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR TÜRK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,596 301,080 14 22 285 904 25725

Katılımlar: 135 497 2267 8100 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,73 26,59 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,95 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,18 2,10 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,78 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 3,99 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,14 11,83 10,92

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 11,11 8,35 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,54 1,52 2,29

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 13,65 9,87 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,18 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,17 0,76 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,83 0,55 0,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,83 2,49 3,52

Toplam: 120 93 20 88,00 73 56,35 50,77 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCdBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC ecDdadBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDeEDCDAACBBBADDcCDeABBAdB C BD DcC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dEcadCCDceCeBEDbcCE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 4 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
