
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI 171 171 493 7257

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,52 7 2 5,87 6 4 4,61 6 2 5,37 7 6 5,27 11 6 9,21 50 26 40,85 326,190

Okul Ortalaması 14 5 12,70 8 2 7,27 6 3 4,91 7 2 6,70 9 6 7,16 14 5 11,90 58 22 50,64 357,660

KATILIMLAR

1 0 AHMET DAĞHAN TUNCALI8A 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 86 4 84,67 490,805 1 1 1 1 4
% 0,06

2 0 METE ÖZKAN 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 87 3 86,00 489,965 2 2 2 2 6
% 0,08

3 0 ALEYNA IŞIK  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 86 4 84,68 484,607 1 3 3 4 27
% 0,37

4 0 HAKTAN ULU 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 0 19,00 84 5 82,34 481,055 3 4 4 7 57
% 0,79

5 0 ÇAĞAN DEMİR 8 20 0 20,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,01 479,323 1 5 5 8 64
% 0,88

6 0 BİLGE KÖROĞLU 8 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 85 5 83,33 476,622 2 6 6 9 87
% 1,20

7 0 İBRAHİM MERT ALEVLİ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 84 6 82,01 476,099 3 7 7 10 91
% 1,25

8 0 ÇAĞAN EKREN 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 475,259 4 8 8 11 97
% 1,34

9 0 DENİZ KOCAAYAN  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 83 7 80,68 466,077 2 9 9 19 191
% 2,63

10 0 FİLİZ MALKOÇ 8 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,33 465,224 5 10 10 21 212
% 2,92

11 0 BİLGE DORA NAÇTURHAN 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 82 8 79,34 464,644 3 11 11 22 220
% 3,03

12 0 BERİL YARDIM  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 82 8 79,34 457,429 4 12 12 30 330
% 4,55

13 0 FEVZİ YETİM 8 16 4 14,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 80 10 76,67 456,043 6 13 13 32 352
% 4,85

14 0 KEREM MERT YILMAZ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 80 10 76,67 455,845 4 14 14 33 355
% 4,89

15 0 ALMİLA TUĞÇE KOÇAK8C 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 78 12 74,00 453,122 1 15 15 35 391
% 5,39

16 0 SERRA BAL  20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 15 5 13,33 18 1 17,67 77 11 73,33 447,273 5 16 16 41 469
% 6,46

17 0 BUĞLEM ZOROĞLU 8 18 2 17,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 78 11 74,33 446,804 7 17 17 42 477
% 6,57

18 0 ÖYKÜ MÜHÜRCÜOĞLU 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 15 3 14,00 18 2 17,33 77 10 73,67 444,959 1 18 18 46 507
% 6,99

19 0 CANSU YAZ UNUK 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 1 11,67 17 3 16,00 78 5 76,34 443,412 5 19 19 48 543
% 7,48

20 0 YAREN ONAY 8A 17 3 16,00 9 0 9,00 6 3 5,00 10 0 10,00 18 1 17,67 16 3 15,00 76 10 72,67 442,491 6 20 20 51 555
% 7,65

21 0 ELİF ÖZER 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 18 2 17,33 19 1 18,67 73 16 67,67 438,327 7 21 21 55 612
% 8,43

22 0 MELİH SERDAR 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 14 4 12,67 18 1 17,67 76 10 72,68 437,409 8 22 22 58 625
% 8,61

23 0 AYDIN GİRAY ZEYTİN 8C 15 4 13,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 18 0 18,00 17 3 16,00 75 12 71,01 437,158 2 23 23 59 629
% 8,67

24 0 GÖKSU BAKIRCI 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 75 15 70,00 435,318 9 24 24 63 661
% 9,11

25 0 ŞİRİNYAZGI AKMAN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 76 14 71,34 434,398 8 25 25 66 684
% 9,43

26 0 ÇANKAYA BORA  16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 14 3 13,00 19 1 18,67 76 11 72,34 433,207 6 26 26 69 698
% 9,62

27 0 YİĞİT KILIÇ 8 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 14 5 12,33 17 3 16,00 76 13 71,66 430,698 9 27 27 73 740
% 10

28 0 BATURALPARMAGAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 6 11,00 20 0 20,00 75 14 70,34 430,258 10 28 28 75 749
% 10

29 0 IRMAK ÇAKAR 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 20 0 20,00 76 13 71,66 430,212 3 29 29 76 750
% 10

30 0 GÖKÇE GÖKGÜN 8 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 74 15 69,00 429,549 11 30 30 78 759
% 10

31 0 BEYZANUR BOZDAĞ 8 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 16 2 15,33 17 3 16,00 73 15 67,99 427,373 12 31 31 82 806
% 11

32 0 EGE ORÇUN *ZOK 8 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 74 16 68,67 426,326 13 32 32 86 832
% 11

33 0 HÜSEYİN BOZKURT 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 11 7 8,67 19 1 18,67 74 14 69,35 424,833 2 33 33 90 860
% 12
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,52 7 2 5,87 6 4 4,61 6 2 5,37 7 6 5,27 11 6 9,21 50 26 40,85 326,190

Okul Ortalaması 14 5 12,70 8 2 7,27 6 3 4,91 7 2 6,70 9 6 7,16 14 5 11,90 58 22 50,64 357,660

KATILIMLAR

34 0 EYMEN ALPTEKİN 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 6 12,00 16 4 14,67 75 15 70,00 424,351 14 34 34 91 870
% 12

35 0 ŞİMAL ÖCAL 8 16 3 15,00 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 13 3 12,00 17 3 16,00 74 9 71,00 423,206 15 35 35 93 899
% 12

36 0 GÜL  YAREN BOZKURT8C 15 5 13,33 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 17 2 16,33 16 4 14,67 72 17 66,33 420,722 4 36 36 97 950
% 13

37 0 SUNGUR TEKİN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 3 2,00 16 4 14,67 16 4 14,67 69 17 63,34 418,717 16 37 37 99 989
% 14

38 0 SEÇİL USTAGİL 8 16 4 14,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 15 4 13,67 16 4 14,67 72 15 67,01 417,593 17 38 38 101 1007
% 14

39 0 AHMET EMİR G 8 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 6 10,00 17 3 16,00 73 15 68,00 414,796 18 39 39 105 1071
% 15

40 0 DENİZ ÖZŞEN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 6 8,00 20 0 20,00 71 15 66,00 413,672 3 40 40 109 1099
% 15

41 0 İREM KOCABAŞ 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 15 3 14,00 18 2 17,33 70 18 64,00 412,504 5 41 41 111 1127
% 16

42 0 BEREN YETMİŞ 8 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 2 8,33 18 1 17,67 69 10 65,67 410,198 19 42 42 116 1182
% 16

43 0 İBRAHİM YILMAZ 8A 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 6 10,00 16 3 15,00 71 15 66,00 409,586 10 43 43 118 1196
% 16

44 0 FATİH BAŞARAN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 4 9,67 17 3 16,00 70 15 65,01 409,553 20 44 44 119 1198
% 17

45 0 DOĞAYUSUF YILMAZ 8 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 1 9,67 17 2 16,33 67 13 62,66 408,524 21 45 45 122 1220
% 17

46 0 ASYA BOZTEPE 8F 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 68 21 61,00 407,364 1 46 46 124 1246
% 17

47 0 ELİF ATILMI Ş 8 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 6 10,00 15 4 13,67 71 16 65,67 405,719 22 47 47 126 1289
% 18

48 0 ELA GÜMÜŞ 8 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 5 12,33 70 14 65,33 405,482 23 48 48 127 1295
% 18

49 0 ÖMER FARUK KAYGISIZ8A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 2 12,33 14 6 12,00 70 15 65,00 404,568 11 49 49 128 1314
% 18

50 0 FURKAN ALİ ACAR  17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 8 8,33 17 3 16,00 70 19 63,66 402,464 7 50 50 134 1371
% 19

51 0 AHMET EYMEN UYGUN8 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 68 22 60,67 402,067 24 51 51 137 1382
% 19

52 0 MERT KANAŞ 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 13 6 11,00 13 7 10,67 68 21 61,01 400,440 1 52 52 138 1419
% 20

53 371 ELİF NAYAN 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 16 4 14,67 14 6 12,00 67 23 59,34 398,135 6 53 53 140 1466
% 20

54 0 ECE KOTLUCA 8 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 11 5 9,33 16 4 14,67 67 19 60,67 397,061 25 54 54 142 1495
% 21

55 0 HALİL İBRAHİM GÜNEŞ8B 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 17 3 16,00 69 15 64,00 396,526 4 55 55 146 1515
% 21

56 0 ARDA UYSAL 8 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 5 5,33 18 2 17,33 67 15 61,99 396,422 26 56 56 147 1519
% 21

57 0 MERT KILIÇ 8 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 14 5 12,33 13 6 11,00 68 20 61,34 395,948 27 57 57 148 1530
% 21

58 0 SERTAÇ BÜLBÜL 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 12 6 10,00 15 5 13,33 68 19 61,67 395,202 7 58 58 152 1552
% 21

59 0 EYLÜL BATGİ 8 18 2 17,33 6 3 5,00 7 3 6,00 10 0 10,00 11 5 9,33 14 5 12,33 66 18 59,99 393,891 28 59 59 154 1586
% 22

60 0 GÜLSÜM EYMEN KARA 8 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 15 4 13,67 12 7 9,67 65 23 57,34 390,167 29 60 60 164 1671
% 23

61 0 ELA NAZ KARCI  12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 7 8,67 18 2 17,33 69 19 62,66 388,463 8 61 61 165 1699
% 23

62 0 EMİR ARAS 8 15 5 13,33 10 0 10,00 6 3 5,00 9 1 8,67 10 2 9,33 15 4 13,67 65 15 60,00 387,435 30 62 62 168 1727
% 24

63 0 İSMAİL YEKTA 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 13 7 10,67 16 4 14,67 66 24 58,01 386,808 8 63 63 170 1749
% 24

64 0 BURAK EFEOĞLU 8 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 7 5,67 16 3 15,00 64 19 57,67 383,891 31 64 64 180 1825
% 25

65 0 BATIN BÜYÜKKAYA 8E 13 7 10,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 11 6 9,00 16 4 14,67 66 21 59,01 380,646 1 65 65 186 1906
% 26

66 0 GÜLCE KOCAER  15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 9 6,00 16 3 15,00 66 21 59,00 379,117 9 66 66 189 1945
% 27
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Genel Ortalama 12 6 10,52 7 2 5,87 6 4 4,61 6 2 5,37 7 6 5,27 11 6 9,21 50 26 40,85 326,190

Okul Ortalaması 14 5 12,70 8 2 7,27 6 3 4,91 7 2 6,70 9 6 7,16 14 5 11,90 58 22 50,64 357,660

KATILIMLAR

67 0 OSMAN ENES KULLE 8* 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 1 7,67 14 4 12,67 13 7 10,67 63 24 55,01 378,982 1 67 67 190 1949
% 27

68 0 KUZEY UTKAN GÜL 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 3 7,00 13 4 11,67 62 14 57,34 375,427 9 68 68 194 2030
% 28

69 602 YAĞIZ EFE SOYTAŞ 8 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 12 6 10,00 13 7 10,67 62 26 53,35 375,295 32 69 69 195 2033
% 28

70 0 ZELAL GÜNEŞ 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 8 4,33 16 4 14,67 64 20 57,34 374,138 10 70 70 200 2071
% 29

71 0 UTKU KAHYA 8 15 4 13,67 5 4 3,67 5 4 3,67 5 4 3,67 10 1 9,67 16 4 14,67 56 21 49,02 373,208 33 71 71 203 2097
% 29

72 0 ERVA ÇAKMAK 8 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 8 6,33 15 5 13,33 63 24 55,00 373,148 34 72 72 204 2099
% 29

73 0 EYMEN ÜRAL  14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 1 1,67 9 1 8,67 17 2 16,33 55 17 49,33 370,886 10 73 73 209 2168
% 30

74 0 EMİR BAHADIR 8D 14 6 12,00 7 2 6,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 13 6 11,00 62 21 55,00 370,648 2 74 74 211 2174
% 30

75 0 SELİN KOÇ 8 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 5 6,33 15 5 13,33 60 23 52,33 368,418 35 75 75 216 2246
% 31

76 0 EGE ERSOY 8 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 4 6 2,00 19 1 18,67 61 16 55,67 367,394 36 76 76 217 2268
% 31

77 0 MERT TABAK 8 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 15 4 13,67 64 19 57,68 366,742 37 77 77 219 2289
% 32

78 0 LEYLİFER NİSA SEZEN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 8 6,33 14 6 12,00 63 24 55,00 366,567 5 78 78 221 2294
% 32

79 0 GÜLAY YILMAZER 8E 14 6 12,00 6 2 5,33 6 3 5,00 8 2 7,33 10 5 8,33 15 5 13,33 59 23 51,32 365,918 2 79 79 225 2314
% 32

80 0 BELİNAY ÇETİN 8 17 3 16,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 12 4,00 15 4 13,67 62 27 53,00 365,776 38 80 80 226 2318
% 32

81 0 DİDEM ZENCİR 8 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 1 1,67 18 2 17,33 60 13 55,67 365,695 39 81 81 227 2320
% 32

82 0 ZEHRANUR KULUÇ 8G 17 3 16,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 11 5,33 14 6 12,00 62 28 52,67 365,588 1 82 82 228 2322
% 32

83 0 FİRDEVS NİL KARA 8 14 5 12,33 10 0 10,00 5 4 3,67 10 0 10,00 6 4 4,67 15 2 14,33 60 15 55,00 363,920 40 83 83 233 2357
% 32

84 0 CEYLİN EFSA BOZTAŞ 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 13 5 11,33 60 17 54,34 362,811 3 84 84 236 2390
% 33

85 0 POYRAZ BAYSAL  16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 7 4,67 14 6 12,00 61 23 53,33 362,400 11 85 85 238 2406
% 33

86 0 BERİL KIR 8 16 3 15,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 6 8 3,33 14 4 12,67 61 19 54,67 362,332 41 86 86 239 2408
% 33

87 0 FURKAN MERT ALACAN8 16 2 15,33 10 0 10,00 5 4 3,67 10 0 10,00 5 10 1,67 15 4 13,67 61 20 54,34 359,751 42 87 87 242 2466
% 34

88 0 RUMEYSA GÜRBÜZ 8 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 15 5 13,33 62 17 56,34 359,678 43 88 88 243 2471
% 34

89 0 ATLAS GÜNEL 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 7 4,67 15 5 13,33 58 26 49,34 358,510 6 89 89 244 2502
% 34

90 0 DURU GENÇ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 7 4,67 15 4 13,67 60 23 52,34 357,045 44 90 90 248 2551
% 35

91 0 ALEYNA AYKURT 8C 12 4 10,67 4 4 2,67 4 3 3,00 9 1 8,67 13 4 11,67 12 6 10,00 54 22 46,68 356,710 11 91 91 249 2560
% 35

92 0 ELİF ŞENGÜN 8 17 3 16,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 9 3,00 14 5 12,33 59 25 50,66 356,221 45 92 92 251 2575
% 35

93 0 MASAL TO *R 8 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 6 4,00 14 6 12,00 60 22 52,67 355,375 46 93 93 254 2597
% 36

94 0 FATIMA ZÜLAL TAŞ 8 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 9 5,00 14 6 12,00 59 28 49,66 354,386 47 94 94 260 2627
% 36

95 0 MUHAMMED ENES ÇAKICI8E 15 5 13,33 9 1 8,67 3 6 1,00 7 3 6,00 10 7 7,67 13 7 10,67 57 29 47,34 354,384 3 95 95 261 2628
% 36

96 0 OSMAN UTKULU 8B 15 4 13,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 2 3,33 17 1 16,67 53 20 46,33 354,039 7 96 96 262 2641
% 36

97 0 AZRA ZEYNEP ÖZOCAK 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 9 3 8,00 15 5 13,33 54 27 45,00 351,407 12 97 97 266 2725
% 38

98 0 NURETTİN BERKE YETİK8E 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 6 5,00 14 6 12,00 60 23 52,34 351,359 4 98 98 267 2727
% 38

99 0 ELİF ULUKAN 8 14 5 12,33 7 3 6,00 6 3 5,00 10 0 10,00 10 5 8,33 10 7 7,67 57 23 49,33 350,479 48 99 99 269 2750
% 38
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,52 7 2 5,87 6 4 4,61 6 2 5,37 7 6 5,27 11 6 9,21 50 26 40,85 326,190

Okul Ortalaması 14 5 12,70 8 2 7,27 6 3 4,91 7 2 6,70 9 6 7,16 14 5 11,90 58 22 50,64 357,660

KATILIMLAR

100 0 BERİL MALKOÇ 8 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 8 7,33 13 7 10,67 59 29 49,34 350,065 49 100 100 271 2767
% 38

101 0 EYLÜL GÜL 8D 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 11 2,33 16 4 14,67 61 26 52,34 349,498 4 101 101 273 2788
% 38

102 378 ŞEVVAL ERGÜL  13 4 11,67 5 3 4,00 4 4 2,67 6 1 5,67 12 4 10,67 11 6 9,00 51 22 43,68 349,402 13 102 102 274 2793
% 38

103 0 ZÖHRE  16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 8 7 5,67 11 9 8,00 56 25 47,67 348,514 14 103 103 277 2820
% 39

104 0 BATU DİLEK 8 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 6 7,00 11 7 8,67 58 25 49,67 348,404 50 104 104 278 2824
% 39

105 0 ONAT ONAĞ 8B 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 10 3,67 16 4 14,67 59 28 49,67 345,468 8 105 105 283 2911
% 40

106 0 AHMET TALHA KÖROĞLU8C 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 10 7 7,67 10 7 7,67 52 32 41,34 342,319 12 106 106 293 3026
% 42

107 0 BEYZA FERT 8 16 4 14,67 5 4 3,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 9 4,00 11 7 8,67 56 27 47,01 341,663 51 107 107 296 3041
% 42

108 0 NAHİR UZUN 8C 16 4 14,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 9 5,00 11 9 8,00 56 31 45,67 340,582 13 108 108 300 3081
% 42

109 0 RÜMEYSA KARA 8E 18 2 17,33 7 2 6,33 4 5 2,33 5 3 4,00 6 6 4,00 11 8 8,33 51 26 42,32 340,079 5 109 109 303 3107
% 43

110 0 YAREN YEŞİLYURT 8 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 8 1,33 16 4 14,67 58 24 49,99 340,037 52 110 110 304 3109
% 43

111 0 YİĞİT CILIZ 8 15 5 13,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 1 7,67 7 7 4,67 11 7 8,67 55 26 46,34 339,500 53 111 111 305 3126
% 43

112 0 KIVANÇ KASIRGA 8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 10 0,67 15 4 13,67 57 26 48,33 339,400 54 112 112 306 3128
% 43

113 0 CEREN VURGUN 8F 12 8 9,33 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 6 5,00 13 5 11,33 56 25 47,66 338,824 2 113 113 309 3144
% 43

114 0 DORUK AYAZ 8 15 4 13,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 1 7,67 8 8 5,33 10 6 8,00 53 27 44,00 336,753 55 114 114 315 3205
% 44

115 0 DORUK YENİGEL N 8A 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 15 -1,00 17 3 16,00 57 31 46,67 334,078 12 115 115 319 3302
% 46

116 0 MERT   AKINLI 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 8 2,33 14 5 12,33 55 27 46,00 333,650 14 116 116 320 3323
% 46

117 0 BUĞLEM EDA TURGUT 8F 14 5 12,33 9 1 8,67 4 5 2,33 9 1 8,67 5 5 3,33 12 7 9,67 53 24 45,00 332,819 3 117 117 321 3348
% 46

118 0 BERFE ANGÜN 8 14 6 12,00 8 2 7,33 4 6 2,00 10 0 10,00 3 7 0,67 15 5 13,33 54 26 45,33 332,489 56 118 118 323 3357
% 46

119 0 RECEP TAHA KAYA 8F 15 5 13,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 9 11 5,33 11 6 9,00 52 35 40,33 331,874 4 119 119 325 3377
% 47

120 0 ÖMER TAYYİP ALKIŞ 8 13 5 11,33 5 2 4,33 6 4 4,67 7 1 6,67 6 2 5,33 12 7 9,67 49 21 42,00 331,663 57 120 120 326 3383
% 47

121 0 YUSUF ACAR 8 13 7 10,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 3 2,00 10 6 8,00 10 9 7,00 50 31 39,67 328,831 58 121 121 335 3481
% 48

122 98 BATUHAN GÜL*B 8E 16 3 15,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 11 2,33 7 9 4,00 55 27 46,00 325,685 6 122 122 341 3590
% 49

123 0 BUĞRA YAKIN 8F 12 6 10,00 7 1 6,67 4 4 2,67 6 5 4,33 14 5 12,33 43 21 36,00 322,121 5 123 123 349 3686
% 51

124 0 DEVİN SAVUNMUŞ 8 15 4 13,67 7 1 6,67 4 4 2,67 7 3 6,00 5 6 3,00 9 6 7,00 47 24 39,01 319,443 59 124 124 353 3752
% 52

125 0 KAĞMUR KARAYAĞCI 8 11 8 8,33 7 2 6,33 6 4 4,67 5 1 4,67 4 11 0,33 16 4 14,67 49 30 39,00 316,026 60 125 125 356 3858
% 53

126 0 OKAN ŞENSÖZ 8 13 6 11,00 10 0 10,00 5 5 3,33 3 3 2,00 13 7 10,67 44 21 37,00 315,913 61 126 126 357 3862
% 53

127 0 İCLAL ARDIÇ 8D 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 5 4,33 11 9 8,00 49 32 38,33 315,371 5 127 127 359 3880
% 53

128 0 AYŞE NAZ KOÇ 8D 12 7 9,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 5 3 4,00 8 8 5,33 50 22 42,66 315,105 6 128 128 360 3887
% 54

129 0 CEM EGE ARTUVAN  14 6 12,00 8 1 7,67 5 5 3,33 0 4 -1,33 4 9 1,00 14 6 12,00 45 31 34,67 314,498 15 129 129 361 3910
% 54

130 0 TOLGA  NAT ÖZNALCI 8G 12 7 9,67 10 0 10,00 5 4 3,67 9 1 8,67 5 8 2,33 10 8 7,33 51 28 41,67 312,886 2 130 130 364 3968
% 55

131 0 CEREN NURBAŞ  14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 8 1,33 12 7 9,67 47 34 35,67 312,140 16 131 131 366 4004
% 55

132 0 AYŞE NAZ YAVUZ 8 10 4 8,67 6 1 5,67 6 2 5,33 6 1 5,67 6 3 5,00 9 5 7,33 43 16 37,67 312,076 62 132 132 367 4007
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI 171 171 493 7257

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,52 7 2 5,87 6 4 4,61 6 2 5,37 7 6 5,27 11 6 9,21 50 26 40,85 326,190

Okul Ortalaması 14 5 12,70 8 2 7,27 6 3 4,91 7 2 6,70 9 6 7,16 14 5 11,90 58 22 50,64 357,660

KATILIMLAR

133 0 EMİR TUĞRA AKAR 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 6 3,00 12 8 9,33 47 34 35,65 308,210 9 133 133 374 4134
% 57

134 0 MALİK TOĞRUL 8C 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 10 9 7,00 46 24 38,00 305,295 15 134 134 378 4235
% 58

135 0 EGE TURGUT 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 4 6 2,00 10 0 10,00 6 14 1,33 10 10 6,67 51 39 38,00 304,167 16 135 135 382 4286
% 59

136 0 YİĞİT ÖZÇOLAK 8 12 7 9,67 7 2 6,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 11 8 8,33 45 32 34,33 302,162 63 136 136 385 4348
% 60

137 0 H NAZLI ÇAKMAK 8E 13 7 10,67 8 1 7,67 6 4 4,67 6 3 5,00 2 9 -1,00 11 6 9,00 46 30 36,01 300,206 7 137 137 390 4422
% 61

138 0 GÜLCE İŞLEK 8 13 7 10,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 10 9 7,00 44 40 30,67 298,605 64 138 138 393 4477
% 62

139 0 NİHAL EZGİ YILMAZ 8 12 7 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 0 5 -1,67 11 6 9,00 46 25 37,66 297,663 65 139 139 395 4508
% 62

140 0 AZRA BERİLĞEN 8 13 7 10,67 6 3 5,00 5 5 3,33 5 4 3,67 3 9 0,00 12 8 9,33 44 36 32,00 297,058 66 140 140 396 4529
% 62

141 0 SAİD HAMZA SARP 8G 14 3 13,00 8 1 7,67 5 4 3,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 12 8 9,33 42 31 31,67 296,982 3 141 141 397 4531
% 62

142 0 EYLÜL ÜNAL 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 10 -2,33 6 4 4,67 44 27 35,01 294,438 6 142 142 400 4604
% 63

143 0 YUSUF DEMİR 8 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 2 2,33 9 7 6,67 10 9 7,00 42 38 29,33 294,340 67 143 143 401 4606
% 63

144 0 ZAHİD ERDEM KARARMAZ8E 9 9 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 3 2,00 12 8 9,33 40 24 32,00 292,613 8 144 144 407 4666
% 64

145 0 RANA ÇALTI 8 12 7 9,67 7 2 6,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 3 1,00 9 10 5,67 41 31 30,67 288,306 68 145 145 415 4809
% 66

146 0 BURAK EGE DEMİR 8 12 5 10,33 8 2 7,33 5 3 4,00 3 6 1,00 4 10 0,67 8 10 4,67 40 36 28,00 281,789 69 146 146 424 5040
% 69

147 0 AYŞE ECRİN ÇETİNER 8G 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 10 0,67 12 8 9,33 38 46 22,67 276,989 4 147 147 429 5216
% 72

148 0 ÖZGÜR AYTAÇ 8G 11 6 9,00 9 0 9,00 4 5 2,33 2 5 0,33 7 5 5,33 33 21 25,99 275,012 5 148 148 431 5273
% 73

149 0 CAN ÖNSOY 8E 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 11 9 8,00 42 48 26,00 274,672 9 149 149 432 5284
% 73

150 0 ECRİN AKÇA 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 12 0,00 9 11 5,33 40 45 24,99 273,404 17 150 150 434 5328
% 73

151 0 EFE CILIZ 8A 12 5 10,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 0 2,00 5 10 1,67 4 7 1,67 35 30 25,01 272,883 13 151 151 435 5341
% 74

152 0 EREN SARICAN  9 8 6,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 4 4 2,67 5 10 1,67 11 9 8,00 36 41 22,34 271,867 17 152 152 436 5375
% 74

153 303 KÜBRANUR YİĞİT 8A 12 5 10,33 5 3 4,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 8 1,33 4 8 1,33 35 31 24,66 270,803 14 153 153 439 5407
% 75

154 0 GÖKHAN ÖZEN 8E 9 6 7,00 5 3 4,00 3 2 2,33 2 7 -0,33 6 6 4,00 6 9 3,00 31 33 20,00 266,220 10 154 154 443 5536
% 76

155 0 HÜSEYİN TUNA ÇAVUŞ8G 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 7 3,67 9 11 5,33 37 46 21,68 262,879 6 155 155 450 5631
% 78

156 0 ZÜLAL KOÇİ  7 11 3,33 3 7 0,67 4 5 2,33 2 5 0,33 5 3 4,00 9 6 7,00 30 37 17,66 261,975 18 156 156 454 5650
% 78

157 0 OSMAN EMİN POLAT  10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 1 0,67 3 12 -1,00 9 11 5,33 36 41 22,34 259,997 19 157 157 458 5698
% 79

158 991 SELVİNAZ ÖZDEMİR 8C 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 8 12 4,00 38 38 25,33 259,306 18 158 158 460 5715
% 79

159 0 ANIL PARAKAL 8G 8 11 4,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 6 0,00 2 3 1,00 9 9 6,00 32 38 19,33 256,284 7 159 159 464 5796
% 80

160 0 GÖKTÜRK ÇAVDARLI 8 13 3 12,00 4 3 3,00 4 2 3,33 1 2 0,33 0 5 -1,67 2 4 0,67 24 19 17,66 252,540 70 160 160 469 5890
% 81

161 0 DAVUT BOZYİĞİT 8E 5 15 0,00 9 1 8,67 5 4 3,67 1 0 1,00 1 0 1,00 10 10 6,67 31 30 21,01 250,368 11 161 161 470 5941
% 82

162 0 MERT GÜVEN  10 8 7,33 0 2 -0,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 1 5 -0,67 8 6 6,00 23 29 13,32 248,742 20 162 162 471 5993
% 83

163 0 BURHAN EFE AKGÖR 8D 4 3 3,00 7 2 6,33 5 4 3,67 6 4 4,67 2 3 1,00 4 5 2,33 28 21 21,00 247,412 7 163 163 472 6034
% 83

164 0 SALİH CAN ARİÇ 8 8 8 5,33 6 3 5,00 3 7 0,67 9 1 8,67 3 15 -2,00 7 12 3,00 36 46 20,67 244,055 71 164 164 473 6128
% 84

165 721 YUSUF EMİR YILM* 8 9 10 5,67 6 4 4,67 1 0 1,00 4 9 1,00 3 12 -1,00 23 35 11,34 230,525 72 165 165 481 6454
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI 171 171 493 7257

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,52 7 2 5,87 6 4 4,61 6 2 5,37 7 6 5,27 11 6 9,21 50 26 40,85 326,190

Okul Ortalaması 14 5 12,70 8 2 7,27 6 3 4,91 7 2 6,70 9 6 7,16 14 5 11,90 58 22 50,64 357,660

KATILIMLAR

166 0 KADİR GÜRLE 8E 6 9 3,00 5 4 3,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 10 -1,33 6 10 2,67 27 43 12,68 227,676 12 166 166 483 6512
% 90

167 0 EMİR ÖZER  8 8 5,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 1 8 -1,67 0 4 -1,33 6 10 2,67 22 38 9,34 227,635 21 167 167 484 6513
% 90

168 0 ÇINAR ERDEM 8 9 6 7,00 3 5 1,33 4 5 2,33 0 7 -2,33 4 10 0,67 3 13 -1,33 23 46 7,67 226,249 73 168 168 485 6547
% 90

169 0 ENSAR BALTA 8C 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 19 41 5,33 215,532 19 169 169 486 6765
% 93

170 0  0 0 0,00

171 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(171)

12,70 7,27 4,91 6,70 7,16 11,90 50,64 357,660

İlçe
(171)

12,70 (1) 7,27 (1) 4,91 (1) 6,70 (1) 7,16 (1) 11,90 (1) 50,64 (1) 357,660
İl

(493)
12,54 (3) 6,97 (1) 4,85 (3) 6,73 (2) 6,97 (2) 11,78 (3) 49,84 (2) 356,200

Genel
(7257)

10,52 (21) 5,87 (10) 4,61 (29) 5,37 (13) 5,27 (20) 9,21 (16) 40,85 (19) 326,190
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(23)
11,23 6,36 4,72 4,49 7,07 11,74 45,61 330,550

8
(73)

13,63 7,63 5,27 7,29 7,42 12,51 53,75 369,580
8*
(1)

12,00 7,33 4,67 7,67 12,67 10,67 55,01 378,980
8A
(14)

15,81 7,98 6,33 8,00 12,55 14,79 65,46 414,750
8B
(9)

14,30 6,74 5,00 8,67 6,52 15,33 56,56 379,200
8C
(19)

12,09 6,74 4,53 7,44 8,05 11,26 50,11 358,650
8D
(7)

11,33 7,62 5,91 7,33 5,14 9,05 46,38 337,330
8E
(12)

9,25 7,42 3,72 4,78 3,53 8,47 37,17 310,820
8F
(6)

12,16 7,45 2,61 6,56 5,11 10,28 44,17 337,910
8G
(7)

8,95 6,48 2,76 3,19 1,62 7,81 30,81 292,370
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 171 10

YUNUSEMRE ilçesinde 171 10 1
MANİSA ilinde 493 37 5 4

Genelde 7257 469 93 50 30

DERECELER

Genelde sınava 93 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 21. oldu

MANİSA ilinde sınava 5 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,48 0,50 48

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,50 0,47 50

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,37 0,60 37

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,40 0,50 40

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

8 3,53 2,22 44

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

3 1,04 0,68 35

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,40 0,34 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 90 0 0 0,00 0 45,62 50,63 40,86

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 90 0 0 0,00 0 45,62 50,63 40,86

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA IŞIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,607 326,190 1 3 3 4 27

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,07 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 86 4 84,67 94 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DbACBCBCDCDDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCAaBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCADCCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ZEYNEP ÖZOCAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,407 326,190 12 97 97 266 2725

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 9 3 8,00 40 7,07 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 54 27 45,00 50 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAACcbCDCdAaBBAdCa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBcdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BaAdDbccBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) dCaCBaD Da

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cB DDb C CA   DABb  

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADAdaBACaDaAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL YARDIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,429 326,190 4 12 12 30 330

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,07 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 82 8 79,33 88 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDcCDCBAbBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDCADBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) bBBDDCACcCACCCDABCAb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDBAbBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 2 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE DORA NAÇTURHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,644 326,190 3 11 11 22 220

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,07 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 82 8 79,33 88 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACcaBCDbDDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCAbCCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇANKAYA BORA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,207 326,190 6 26 26 69 698

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 14 3 13,00 65 7,07 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 76 11 72,33 80 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAcCaCBCDCDDAdBCBcAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADBdBbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD  DBBCAD CbDbdAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAAaCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EGE ARTUVAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,498 326,190 15 129 129 361 3910

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 4 9 1,00 5 7,07 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 45 31 34,67 39 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAAdccCDCBAaBdAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) aDAAACBB C

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDabaBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bddd      

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBcDbdddDC add      

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBcDACDBcdaDBA*cC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN NURBAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,140 326,190 16 131 131 366 4004

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 4 8 1,33 7 7,07 7,16 5,27

Fen 20 12 7 9,67 48 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 47 34 35,67 40 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDbAbDbCDCBADBaAACc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BbAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDadDBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) daddaBccDd

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BdD d dDacCdbb     

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDac ADAdcBcCCDcAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KOCAAYAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
466,077 326,190 2 9 9 19 191

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,07 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 83 7 80,67 90 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDcCDCBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBaCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDCADdC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBaDcCACDCcCCCDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBcDACDBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ KARCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,463 326,190 8 61 61 165 1699

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 11 7 8,67 43 7,07 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 69 19 62,67 70 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAACcdBCaCDbAcBCBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCADBCcdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DAcbCAcBBaA aCCDb bC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcADDBDBAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,635 326,190 21 167 167 484 6513

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 7,07 7,16 5,27

Fen 20 6 10 2,67 13 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 22 38 9,33 10 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) abcbdCDcCD BAb dA  B

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACaBda

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aaAac     

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bC bdcadcb

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) ac b  d             

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDc  bcAaDacC D bbda

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 2 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 5 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SARICAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,867 326,190 17 152 152 436 5375

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 5 10 1,67 8 7,07 7,16 5,27

Fen 20 11 9 8,00 40 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 36 41 22,33 25 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BaDAbCDbbad dbBBAA  

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) aDddAC B C

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdcdbacD b

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCC Bcdb 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBabCcbaC   a baacD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dDcDabcACDBcCbDdbABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 5 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 8 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ÜRAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,886 326,190 10 73 73 209 2168

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 2 1 1,67 17 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 9 1 8,67 43 7,07 7,16 5,27

Fen 20 17 2 16,33 82 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 55 17 49,33 55 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAcCDbCDdBAaBBAACa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACaaCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdABDacaaC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACa       

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBD CAC  Ad  DA    

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBbDc DBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALİ ACAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,464 326,190 7 50 50 134 1371

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 11 8 8,33 42 7,07 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 70 19 63,67 71 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDcCDdBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BbAAACBBaC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDaAcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBcADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) bBBD*CcCDCAdaCcABbc 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDcDBADACDBACCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE KOCAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,117 326,190 9 66 66 189 1945

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 9 9 6,00 30 7,07 7,16 5,27

Fen 20 16 3 15,00 75 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 66 21 59,00 66 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DddCaCcCcCDDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBCBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCbAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)  A bCccBBCAbbCdDabAb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) cBACCBDcAD BDaAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 5 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 2 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÜVEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,742 326,190 20 162 162 471 5993

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 0 2 -0,67 -7 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 7,07 7,16 5,27

Fen 20 8 6 6,00 30 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 23 29 13,33 15 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAbC bcbDCDDdABb aAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) cb        

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCd  d aA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) cbcb  b   

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)   c b  c acD        

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACdBD d bc   ABCb 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 2 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 3 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 1 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 5 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 1 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EMİN POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,997 326,190 19 157 157 458 5698

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 1 1 0,67 7 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 7,07 7,16 5,27

Fen 20 9 11 5,33 27 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 36 41 22,33 25 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAbdcaBCDbDcbAdCBcAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDdBdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) dDCcDdCBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG)   c      C

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) abcc bcac    aCDabcC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) acACaBcBcDcBbBdcaCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 0 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BAYSAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,400 326,190 11 85 85 238 2406

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 7 7 4,67 23 7,07 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 61 23 53,33 59 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDcCDCBAcBBAACa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDcAACBaCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BbABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCBdDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  cBD *bCb Ab aDAB c 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBbDACbBAbCbdAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,273 326,190 5 16 16 41 469

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 15 5 13,33 67 7,07 7,16 5,27

Fen 20 18 1 17,67 88 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 77 11 73,33 81 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDDCDCBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCB DADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDbACDCACbaDAa*AD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADACDBACCDBA BC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERGÜL 378  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,402 326,190 13 102 102 274 2793

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 6 1 5,67 57 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 12 4 10,67 53 7,07 7,16 5,27

Fen 20 11 6 9,00 45 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 51 22 43,67 49 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCcAACDcCDCBA Bdd C 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) dDcAACaB  

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BbA  abcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACC BdD D 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DB*DDb daC CCCDABC  

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) c BDBbDA  aAbacBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 1 3 17
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 1 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 4 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÖHRE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,514 326,190 14 103 103 277 2820

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 4 3 3,00 30 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 8 7 5,67 28 7,07 7,16 5,27

Fen 20 11 9 8,00 40 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 56 25 47,67 53 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBCBCDCDcAABaBBA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAcCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBCdCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) D DbB Cdc 

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)   aDC cBdbcaCCbD C C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACCaDddDbacBccBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL KOÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,975 326,190 18 156 156 454 5650

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 23 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 11,23 12,70 10,52

Tarih 10 3 7 0,67 7 6,36 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,72 4,91 4,61

İngilizce 10 2 5 0,33 3 4,49 6,70 5,37

Matematik 20 5 3 4,00 20 7,07 7,16 5,27

Fen 20 9 6 7,00 35 11,74 11,90 9,21

Toplam: 90 30 37 17,67 20 45,62 50,63 40,86

Sözel (TÜR) dbcAAacbCaCBb d AbCa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) dbddACBdda

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) caABbCdD d

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCdd  Dcc 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cB D   dD   C   B c 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN)  D D d ACcB CdDcAAda

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 1 5 17
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 3 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 2 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR G 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,796 326,190 18 39 39 105 1071

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 12 6 10,00 50 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 73 15 68,00 76 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDdACDDCDCBADBBAcCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBDDCcaDCAaaCDAc Ac

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBAbAbDBcCCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 2 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EYMEN UYGUN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,067 326,190 24 51 51 137 1382

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 15 5 13,33 67 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 68 22 60,67 67 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBdDCDcAABCBcAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDdBddCB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdcBaBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCAcBBCADCaCDbdbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACaBDBcDDaDBcABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYSAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,422 326,190 26 56 56 147 1519

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 7 5 5,33 27 7,42 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 67 15 62,00 69 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCDaBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBcdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BbABDadDBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  B Da AC  d bdDA b D

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADACaBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YAVUZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,076 326,190 62 132 132 367 4007

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 1 5,67 57 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 6 1 5,67 57 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 3 5,00 25 7,42 7,16 5,27

Fen 20 9 5 7,33 37 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 43 16 37,67 42 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDA C DCDd AaBa  C 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) aDAAAC B  

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BaABb  DBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACC BcDA  

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  B  b  CD  C  cbB  D

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BD a   ACb dC DBAcdC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 2 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BERİLĞEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,058 326,190 66 140 140 396 4529

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 3 9 0,00 0 7,42 7,16 5,27

Fen 20 12 8 9,33 47 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 44 36 32,00 36 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAd*BdBCDCbbAABCBdAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) AaBDd CACa

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDacccCBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) D cdBdCCbC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) Db bd *d C  Cd b d a

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACaBbBcDbBcBcAaCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 4 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU DİLEK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,404 326,190 50 104 104 278 2824

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,42 7,16 5,27

Fen 20 11 7 8,67 43 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 58 25 49,67 55 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCDadAcdBAACd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdABDabaBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBc CdCDCbb aD  C a

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcb cDACcBbCCaBAc C

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALPARMAGAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,258 326,190 10 28 28 75 749

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 13 6 11,00 55 7,42 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 75 14 70,33 78 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDcCDCBAbBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBaC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCbDBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DaBDDCAbD dadbDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ÇETİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,776 326,190 38 80 80 226 2318

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 8 12 4,00 20 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 62 27 53,00 59 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) ccACBCBCDCDbAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) AddDAcCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BcaAaBdaCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DbcDdbcBdCAaCabDbdbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACbBD ADbBDBbABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 5 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 3 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN YETMİŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,198 326,190 19 42 42 116 1182

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 9 2 8,33 42 7,42 7,16 5,27

Fen 20 18 1 17,67 88 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 69 10 65,67 73 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACdCBCDCDDAABCBaA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) bCBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADBCcbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAd

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)  AB   cBBaA C  D  AC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcADD DBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 0 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFE ANGÜN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,489 326,190 56 118 118 323 3357

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 3 7 0,67 3 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 54 26 45,33 50 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACaCBCDCcbAABCBaAb

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBCACa

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbcddadA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)  c  a DB  c b ac C d

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) cBACCaDBbbDBDBcABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,332 326,190 41 86 86 239 2408

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 8 3,33 17 7,42 7,16 5,27

Fen 20 14 4 12,67 63 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 61 19 54,67 61 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDbCDaBADBBA CB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDadcB 

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBD CAbcCda dbc   c

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADA DBcCCaB cBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 5 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL MALKOÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,065 326,190 49 100 100 271 2767

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 10 8 7,33 37 7,42 7,16 5,27

Fen 20 13 7 10,67 53 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 59 29 49,33 55 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BdcdACDcCDCBAaBBAcCd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDcAACaBCa

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDbcDaC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) aBBDa cCDCACabDd bcD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDBbccDACcBACCbBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA FERT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,663 326,190 51 107 107 296 3041

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 7 9 4,00 20 7,42 7,16 5,27

Fen 20 11 7 8,67 43 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 56 27 47,00 52 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BdDAACDcCDCBADBBAcCd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACdc a

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdcBDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBcb cbDCda CDd d D

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBcbAC acCCbc cBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 4 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 4 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,373 326,190 12 31 31 82 806

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 16 2 15,33 77 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 73 15 68,00 76 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCcAACDcCDdBADBBAbCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBBaC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDCbDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBdDADd

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDC bDCACCbDABCA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BD*DBADACDBbCCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖROĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
476,622 326,190 2 6 6 9 87

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,42 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 85 5 83,33 93 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCADdCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDdADBBCADbCbDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ZOROĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,804 326,190 7 17 17 42 477

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 17 2 16,33 82 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 78 11 74,33 83 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBbBCDCDDAABCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadaBaBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCADCCCDcb C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bcACCBDBbDDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFEOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,891 326,190 31 64 64 180 1825

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 8 7 5,67 28 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 3 15,00 75 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 64 19 57,67 64 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAcBCBaA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACd

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCcccdCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DAB dd d bAabCCDb  C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBbBADc DBcABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 4 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EGE DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,789 326,190 69 146 146 424 5040

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 10 0,67 3 7,42 7,16 5,27

Fen 20 8 10 4,67 23 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 40 36 28,00 31 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) *CDAACDbCDd b BBbAC 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAdCBdCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) B cBaCdDB 

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCabB Dcca

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cdBbb Aab da  Db  Ac

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcccdcA  ddCaDdAbBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 1 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 6 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 7 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
479,323 326,190 1 5 5 8 64

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,42 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 84 6 82,00 91 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDDCDCBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCdaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBcADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCACCCDABdAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADACDBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN EKREN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,259 326,190 4 8 8 11 97

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,42 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 85 5 83,33 93 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDDCDCBADBBAbCd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDCAaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBDDCACDCACCCDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDcAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDEM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,249 326,190 73 168 168 485 6547

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 3 5 1,33 13 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 10 0,67 3 7,42 7,16 5,27

Fen 20 3 13 -1,33 -7 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 23 46 7,67 9 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) Bd A C Dbca ADBB dCa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) B cdACc db

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCbBD cDaa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) c dbcaa b 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  aBbDb C  cd Cab ddc

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN)  bd cc dacB CaacAddd

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 1 4 17
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 8 8
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEVİN SAVUNMUŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,443 326,190 59 124 124 353 3752

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 5 6 3,00 15 7,42 7,16 5,27

Fen 20 9 6 7,00 35 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 47 24 39,00 43 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDd CDbCDCBAaBaAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAAC B b

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) c AdDa DBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCbBdDADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) aBBD a d Ccb   b  A 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) aDcDBAcA  ddC cB  BC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ZENCİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,695 326,190 39 81 81 227 2320

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 2 1 1,67 8 7,42 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 60 13 55,67 62 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDbACDbCDCBAcBBAdCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAcCBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdABDCdaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBaDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  d      D     D     

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDaACaDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 0 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAYUSUF YILMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,524 326,190 21 45 45 122 1220

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 10 1 9,67 48 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 2 16,33 82 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 67 13 62,67 70 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACdCBCDCDDAABCBBAc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdaCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBdadA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDABBCaAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD ADB  A   CD   a

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDcADD DBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 2 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AYAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,753 326,190 55 114 114 315 3205

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 8 8 5,33 27 7,42 7,16 5,27

Fen 20 10 6 8,00 40 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 53 27 44,00 49 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbcAACDbCD BAaBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACcBdb

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCAaDadcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBdDAD 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBcD CcaDbA bbDcB  b

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDc BcbA  BcCaDB cBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GENÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,045 326,190 44 90 90 248 2551

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 7 7 4,67 23 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 60 23 52,33 58 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACdCBCDCDbAbBdBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BcacbBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) D B CcbBdb a  dD bAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcADDB BccBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 2 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KOTLUCA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,061 326,190 25 54 54 142 1495

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 67 19 60,67 67 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DbACBCBCDCDbAABCBBAb

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACc

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDacDBCcbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCcC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD ADBBaAca  D bAb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCdDcbDDcDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ERSOY 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,394 326,190 36 76 76 217 2268

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 6 2,00 10 7,42 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 61 16 55,67 62 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) a DdACDbCaCBAaBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN)  CABDabDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCBBDA C

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cB D bAaaCd   a     

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ORÇUN *ZOK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,326 326,190 13 32 32 86 832

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 74 16 68,67 76 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDcAbBbBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDddCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADBCBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCA*BB*ADbCbDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcAcDBDBbABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 2 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA GÜMÜŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,482 326,190 23 48 48 127 1295

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 13 2 12,33 62 7,42 7,16 5,27

Fen 20 14 5 12,33 62 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 70 14 65,33 73 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDbCDCBAaBBAcCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cdABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBD CACDCb CbD BCA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dDcDBAcAC BACCaBAAaC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 1 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ATILMI Ş 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,719 326,190 22 47 47 126 1289

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 12 6 10,00 50 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 71 16 65,67 73 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACD*CDdBA*BBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDCbcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBDDbAbDCcaa DABdAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBcDACDBACaDaA BC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞENGÜN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,221 326,190 45 92 92 251 2575

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 9 3,00 15 7,42 7,16 5,27

Fen 20 14 5 12,33 62 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 59 25 50,67 56 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDbAABdBdAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadaBCcbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA DdbDdd A   dDbbcb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACbBDBdcDBDBcABCA 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ULUKAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,479 326,190 48 99 99 269 2750

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 10 5 8,33 42 7,42 7,16 5,27

Fen 20 10 7 7,67 38 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 57 23 49,33 55 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBdBCDCabA BCBaAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDbBdACa

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCcaB BdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DbBaCADB  A C  DcCdd

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DB CaBD bac cBAcBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 6 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARAS 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,435 326,190 30 62 62 168 1727

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 10 2 9,33 47 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 65 15 60,00 67 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BdDbACDbCDaBAbBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) c ABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDC CD    CDc  d 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BccbBADAC BACCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 2 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA ÇAKMAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,148 326,190 34 72 72 204 2099

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 9 8 6,33 32 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 63 24 55,00 61 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBCBCDCDDAcBCBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBdcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DdDABdCaAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA b dDBB AbbabDbCcC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACacDcADDBDaAABCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 5 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BATGİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,891 326,190 28 59 59 154 1586

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,42 7,16 5,27

Fen 20 14 5 12,33 62 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 66 18 60,00 67 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDbAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDcBdA c

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA D bDBBbA C CDbacC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDccDD DBAcBCdC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 1 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 3 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ALPTEKİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,351 326,190 14 34 34 91 870

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 14 6 12,00 60 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 75 15 70,00 78 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAbBCBcAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) abBDCADBBCAaC*aDDCbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBcccDDBDBbABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BAŞARAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,553 326,190 20 44 44 119 1198

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 11 4 9,67 48 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 70 15 65,00 72 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDcAdBCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDbcBCCcC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD AcB  AD CdDcb C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDBcDDBDaAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ZÜLAL TAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,386 326,190 47 94 94 260 2627

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 8 9 5,00 25 7,42 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 59 28 49,67 55 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDcAcBbBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) daBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaAaBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDccdCCbC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) abB CAcBBaAbb dD acC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACCBDcADDcDBdcBCAa

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ YETİM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,043 326,190 6 13 13 32 352

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 18 2 17,33 87 7,42 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 80 10 76,67 85 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACddBCDCDbbABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadaBCaCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DbBDCdDBBCADCCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ MALKOÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,224 326,190 5 10 10 21 212

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,42 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 82 8 79,33 88 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCDaBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCdaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCACCbDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDcDBADACDBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS NİL KARA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,920 326,190 40 83 83 233 2357

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 4 4,67 23 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 2 14,33 72 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 60 15 55,00 61 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) B DAAbDbdDdBAaBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) adABDad BC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  d Da  bD A  CD   cD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN)  DB  ADACDBdCaDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN MERT ALACAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,751 326,190 42 87 87 242 2466

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 5 10 1,67 8 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 61 20 54,33 60 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) B D*ACD CDaBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aaABcCb BC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BdDDddbc A  bcAd dc

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dDcDBADAaDB CCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE GÖKGÜN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,549 326,190 11 30 30 78 759

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,42 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 74 15 69,00 77 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDbCDdBADBBAcCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBadC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDabcBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDbCACbCdCCCbABCA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBcDACDBACCDaAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTÜRK ÇAVDARLI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,540 326,190 70 160 160 469 5890

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 4 3 3,00 30 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 1 2 0,33 3 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 7,42 7,16 5,27

Fen 20 2 4 0,67 3 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 24 19 17,67 20 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACddBCDCcDA   BBA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR)   dDdBdAC 

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdD d   

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG)  a  c    C

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) a  c  b  b   a      

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) ad CC     c    b    

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 1 2 17
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 3 8
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE İŞLEK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,605 326,190 64 138 138 393 4477

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 9 3,00 15 7,42 7,16 5,27

Fen 20 10 9 7,00 35 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 44 40 30,67 34 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cdACdCBaDCcDAABbBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) daBDdBdddB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) dDdADBdBbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) caDdBBCbbC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) a dD cbBc A d aDDCcb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bcACCdccdD BcBccBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM EYMEN KARA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,167 326,190 29 60 60 164 1671

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,42 7,16 5,27

Fen 20 12 7 9,67 48 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 65 23 57,33 64 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCaCBADBaAbCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBaCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCbcBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBaDADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBDDCACDCcCdCDc CAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBcDAd BbCCbcAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM MERT ALEVLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
476,099 326,190 3 7 7 10 91

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,42 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 84 6 82,00 91 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDbdDCBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCADBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCdCCCDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞMUR KARAYAĞCI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,026 326,190 60 125 125 356 3858

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 11 0,33 2 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 49 30 39,00 43 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR)  bDcAbcbCDCBAccBAcCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdAC BbC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cbABDabDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) d C B D DC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cc Dad bcdA  CbcadA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBAbACcBACaDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 0 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ KASIRGA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,400 326,190 54 112 112 306 3128

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 10 0,67 3 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 57 26 48,33 54 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BdDbddDDCDCBAcB*AACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAbACBBaC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBacDC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) ccBD bcd  bb aDA  cb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBcDACDB CabdAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL TO *R 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,375 326,190 46 93 93 254 2597

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 6 4,00 20 7,42 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 60 22 52,67 59 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDddCDcCDCBADBdAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACdBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) adABDCdcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBaDcCdCa c    A a  

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBcDACaBACaaBAbBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KILIÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,948 326,190 27 57 57 148 1530

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 14 5 12,33 62 7,42 7,16 5,27

Fen 20 13 6 11,00 55 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 68 20 61,33 68 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDbCDdBAaBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBaC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) dCABDCdaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) aBBDaCACDCAad DABCAc

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDccBbDACcaACCD AAaC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TABAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,742 326,190 37 77 77 219 2289

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 7 7 4,67 23 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 4 13,67 68 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 64 19 57,67 64 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbcAACDcCDaBAaBaAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACcBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDaADBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBcbC bD   d  ABaAb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) aDcDBcDACD ACaDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL EZGİ YILMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,663 326,190 65 139 139 395 4508

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 7,42 7,16 5,27

Fen 20 11 6 9,00 45 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 46 25 37,67 42 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDbbCcDCcC AbBBbACd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACaBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) abABDadDBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) b  b   da          a

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDaDBbcAC BbC DdA BC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 5 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ŞENSÖZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,913 326,190 61 126 126 357 3862

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,42 7,16 5,27

Fen 20 13 7 10,67 53 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 44 21 37,00 41 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cbACaCBCDCcDA BbBBAc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) dDCdaBCcbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sayısal (MAT) adBb   B       D    

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACaBbccDDBDBccBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 2 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TAYYİP ALKIŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,663 326,190 57 120 120 326 3383

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 5 2 4,33 43 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 6 2 5,33 27 7,42 7,16 5,27

Fen 20 12 7 9,67 48 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 49 21 42,00 47 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAACdCBCDCcD  BdBaAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) A B ABddC 

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBdcaA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) D DcBBC AC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) D    d BB A   Cc   C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) adACaBDBcDbBaBbABCA 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 1 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ÇALTI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,306 326,190 68 145 145 415 4809

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 2 3 1,00 5 7,42 7,16 5,27

Fen 20 9 10 5,67 28 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 41 31 30,67 34 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDbdCDbCDdBdaBBAcC 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDcAAC BCb

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDbdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACbbcdcAca

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  d     C     Ca  d  

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDBcBAcAaadbCba AcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 0 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 7 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA GÜRBÜZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,678 326,190 43 88 88 243 2471

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 3 6 1,00 5 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 62 17 56,33 63 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDbACDbCDCBAcBcAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDCADBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BcD d a  A  a d  * 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDccBbDACDBACaDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 2 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH CAN ARİÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,055 326,190 71 164 164 473 6128

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 7,42 7,16 5,27

Fen 20 7 12 3,00 15 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 36 46 20,67 23 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR)  bcdbCDaCDdaAaBB  C 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) B AdACBBdd

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCAdDbcbca

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) acBDaa acCdaddbdab c

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BD bBdcbCaBbdCbdccBa

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 6 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 7 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL USTAGİL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,593 326,190 17 38 38 101 1007

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 72 15 67,00 74 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDbACDbCDdBAaBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDA ACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCcDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBB ADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBDDCACD ACCbDABaAb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBcDACDBACabBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KOÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,418 326,190 35 75 75 216 2246

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 8 5 6,33 32 7,42 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 60 23 52,33 58 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDbAdBCBBAb

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABddCB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadaBCBbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDAcBCCcC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) Dd  CADdB     dDbCdC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACaBDcdDaBDaAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMAL ÖCAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,206 326,190 15 35 35 93 899

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 13 3 12,00 60 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 74 9 71,00 79 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DcACBdBCDCDbAABCBBA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDC DBCB A

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) D BDCb BBCA  CbDbCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACCBDcADDBDBdABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİNYAZGI AKMAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,398 326,190 8 25 25 66 684

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 76 14 71,33 79 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DcACBCBCDCDcAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAaCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADBCBbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCcABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABaCADBBCADbCbDDCbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACCaDcADDBDBAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUNGUR TEKİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,717 326,190 16 37 37 99 989

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 69 17 63,33 70 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDbCDdBADBBAbCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCdd    

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDbCACcCdCCCDABCAb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBdbACaBbCCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 1 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAHYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,208 326,190 33 71 71 203 2097

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 10 1 9,67 48 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 56 21 49,00 54 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDA CDcCDdBAaBcAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACa da

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) B AdDCdaBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBdada 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBDDC CDCd  C A    

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDccBADACDBcCCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 4 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE SOYTAŞ 602 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,295 326,190 32 69 69 195 2033

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 12 6 10,00 50 7,42 7,16 5,27

Fen 20 13 7 10,67 53 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 62 26 53,33 59 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACadBCDCDDAABCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCabA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) aaDdBcCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCccBBCbbCC Dab C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDcdDDBcBd*aCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YEŞİLYURT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,037 326,190 52 110 110 304 3109

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 8 1,33 7 7,42 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 58 24 50,00 56 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAACaCBCcCDbAcBdcBAc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADdCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDAcBCCdC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) cc D  bcdd   CbD  Ab

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBbCCBDcADDBcBAABCAa

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT CILIZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,500 326,190 53 111 111 305 3126

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 7 7 4,67 23 7,42 7,16 5,27

Fen 20 11 7 8,67 43 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 55 26 46,33 51 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBadCDCDDAABCdBAc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDabaBdBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCD BBCCAd

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) D  cCbDBBC ab a  bdC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBAC BDcAbb cBbcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 4 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 5 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KILIÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,698 326,190 9 27 27 73 740

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 14 5 12,33 62 7,42 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 76 13 71,67 80 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAcBCBBAc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD A*BBCAbbdbDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDBAD*BDBA*BCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÖZÇOLAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,162 326,190 63 136 136 385 4348

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 4 6 2,00 10 7,42 7,16 5,27

Fen 20 11 8 8,33 42 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 45 32 34,33 38 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BdDddCDDCDdBAaBcA Cc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) B AdACBaCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cbAaDddDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCcBcAcC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cB Dab bDCd  b      

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BD bBdDAdcaAdCDBbcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 0 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ACAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,831 326,190 58 121 121 335 3481

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 10 6 8,00 40 7,42 7,16 5,27

Fen 20 10 9 7,00 35 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 50 31 39,67 44 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbcbACDaCDCBcDBcAdCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cdABDadaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCC Ba d  

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBcDabCD cb CDA bA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN)  DcbBdcAdbBcCaDcAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 8 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,340 326,190 67 143 143 401 4606

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,27 4,91 4,61

İngilizce 10 3 2 2,33 23 7,29 6,70 5,37

Matematik 20 9 7 6,67 33 7,42 7,16 5,27

Fen 20 10 9 7,00 35 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 42 38 29,33 33 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cbbddCdCDCbcAABbBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDdBdbCB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDddbBaBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) c D Ba   C

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA D cDaBbA b CcDabC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACa DcdcbBbBcABCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 1 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 8 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMİR YILM* 721 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,525 326,190 72 165 165 481 6454

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 73 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 13,63 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,63 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 5,27 4,91 4,61

Matematik 20 4 9 1,00 5 7,42 7,16 5,27

Fen 20 3 12 -1,00 -5 12,51 11,90 9,21

Toplam: 90 23 35 11,33 13 53,76 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAAdcDCDC daacdAda

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDcdACBcdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN)   A       

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sayısal (MAT) cdd ab d aAb CbA  A 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN)  bcbacDcdD  Cb dcc a

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 0 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 4 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 8 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ENES KULLE 0 8*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,982 326,190 1 67 67 190 1949

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 1 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 4,91 4,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 6,70 5,37

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,67 7,16 5,27

Fen 20 13 7 10,67 53 10,67 11,90 9,21

Toplam: 90 63 24 55,00 61 55,00 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdaCDCDaAABb*cAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbcBCdbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) D aABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBC  abdDbCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACbBcacDcBDBAcBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 0 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DAĞHAN TUNCALI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
490,805 326,190 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,55 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 86 4 84,67 94 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCADCCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU YAZ UNUK 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,412 326,190 5 19 19 48 543

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 12 1 11,67 58 12,55 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 78 5 76,33 85 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbDBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD A BBC  a CD  AC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDcADDBDBAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK YENİGEL N 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,078 326,190 12 115 115 319 3302

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 12,55 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 57 31 46,67 52 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) D dCBdBCaCDcAABbBaAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBbAbc

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCADBdcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCdAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) cAac dccddbcCadbbCcC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCcDcdDDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 5 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CILIZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,883 326,190 13 151 151 435 5341

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 2 0 2,00 20 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 5 10 1,67 8 12,55 7,16 5,27

Fen 20 4 7 1,67 8 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 35 30 25,00 28 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDdAdcDCDdBAD BA C 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAbACaBda

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdABDbcDBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG)   CC      

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) aBBb ddCDCcb ba  b c

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBb dcAbbcd        

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 0 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZER 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,327 326,190 7 21 21 55 612

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,55 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 73 16 67,67 75 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDbCDddADBBAdCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDddACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) abABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDdc 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCACCdDABdAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDcAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU BAKIRCI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,318 326,190 9 24 24 63 661

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,55 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 75 15 70,00 78 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACcCBCDCDDAbBCBBAc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdaBdcdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCAbBcCADaCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDcADbBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKTAN ULU 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
481,055 326,190 3 4 4 7 57

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,55 7,16 5,27

Fen 20 19 0 19,00 95 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 84 5 82,33 91 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCDCBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDadaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCACCCDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACD ACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YILMAZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,586 326,190 10 43 43 118 1196

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 12 6 10,00 50 12,55 7,16 5,27

Fen 20 16 3 15,00 75 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 71 15 66,00 73 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR)  dACBCBCDCDbAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDacDBdBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABD dcBB ADbaCDbCbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCcD ADcBDBAAaCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 2 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT YILMAZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,845 326,190 4 14 14 33 355

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,55 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 80 10 76,67 85 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBCBCDCDbAcBCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAdCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCdcBBCADCCCDDbAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR YİĞİT 303 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,803 326,190 14 153 153 439 5407

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 3 4 1,67 17 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 4 8 1,33 7 12,55 7,16 5,27

Fen 20 4 8 1,33 7 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 35 31 24,67 27 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAcCcd CDCDD AaC BAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) A BDd dACa

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaAcBCBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) aa  BBa dC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)  d b AcaB d C dDb  b

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aB dac  c D   cbB bC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 4 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SERDAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,409 326,190 8 22 22 58 625

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,55 7,16 5,27

Fen 20 18 1 17,67 88 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 76 10 72,67 81 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDbCDCdADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDaA BC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BBDDCbbDCdCCdDABCA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDB BADAC*BACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METE ÖZKAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
489,965 326,190 2 2 2 2 6

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,55 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDDCDCBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCACCCDABCAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDcAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK KAYGISIZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,568 326,190 11 49 49 128 1314

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 13 2 12,33 62 12,55 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 70 15 65,00 72 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDbCDdBADdBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDcDC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDD ACD AbCa AB A 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADAdbaACCDdAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ONAY 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,491 326,190 6 20 20 51 555

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 14 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,81 12,70 10,52

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,98 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,33 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 6,70 5,37

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,55 7,16 5,27

Fen 20 16 3 15,00 75 14,79 11,90 9,21

Toplam: 90 76 10 72,67 81 65,45 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBdBCDCDDAABbBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDA CACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BD dDBCadA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCA BBCADaCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCB ccDDBcBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS GÜNEL 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,510 326,190 6 89 89 244 2502

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 7 7 4,67 23 6,52 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 58 26 49,33 55 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDcACDDCDCBAcBBAcCd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACBcda

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDCdcBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBdaADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BcDc bCDC a C*A ** 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcbBcDACcBACCDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 2 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZŞEN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,672 326,190 3 40 40 109 1099

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 10 6 8,00 40 6,52 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 71 15 66,00 73 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDAACDDCaCaADBBAACc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) dDAAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) caABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBDbCbCDCAb dcA  A 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDBADACDBACCDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TUĞRA AKAR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,210 326,190 9 133 133 374 4134

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 5 6 3,00 15 6,52 7,16 5,27

Fen 20 12 8 9,33 47 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 47 34 35,67 40 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cbDbACDcCDCdAcBBbACd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) dbAAdCBBbb

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cbABDCdcdC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCbBBDADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cd D b Cc  C CDc  d 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) aDcDBbaACDBcCdaBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 4 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM GÜNEŞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,526 326,190 4 55 55 146 1515

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 9 6 7,00 35 6,52 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 69 15 64,00 71 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBdBCDCDbAABCBBA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBcABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdDBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA D dDBBCA  dbb acC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBdDDBDBAcBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BOZKURT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,833 326,190 2 33 33 90 860

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,52 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 74 14 69,33 77 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCcDAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDabDBCcbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABcdAcBBb aC bDDCbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 4 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLİFER NİSA SEZEN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,567 326,190 5 78 78 221 2294

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 9 8 6,33 32 6,52 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 63 24 55,00 61 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCcCDdDcdABCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABbACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCBbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA aCAcBBb aC bDDbca

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACCdDBADDBcaccBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONAT ONAĞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,468 326,190 8 105 105 283 2911

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 7 10 3,67 18 6,52 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 59 28 49,67 55 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cdACBdBCDCcbAABCBaba

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBcAdCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadcBaBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA b ccBcdAabddDaCA 

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCdDcdDDBbBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 5 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN UTKULU 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,039 326,190 7 96 96 262 2641

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 4 2 3,33 17 6,52 7,16 5,27

Fen 20 17 1 16,67 83 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 53 20 46,33 51 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAACDcCDdBA BBAACc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDcdACBcda

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCcdDC*cBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCcBbADd

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) aBB  C        Dd    

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDB DACDBACaDB ABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ MÜHÜRCÜOĞLU 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,959 326,190 1 18 18 46 507

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 9 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,30 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,00 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,67 6,70 5,37

Matematik 20 15 3 14,00 70 6,52 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 15,33 11,90 9,21

Toplam: 90 77 10 73,67 82 56,56 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAABCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) aDa aBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA DCd BBCADCCbDcCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDBADDBDBAABCbC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 2 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TALHA KÖROĞLU 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,319 326,190 12 106 106 293 3026

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 10 7 7,67 38 8,05 7,16 5,27

Fen 20 10 7 7,67 38 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 52 32 41,33 46 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbD*AbDDCDCBADBBAcCB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) dDAdddBBC*

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BaAdDCADBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) dCCbcdcdaC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) ca DDCcCDCAa  DAcbcD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BD*DBAbAb BcC b AcBb

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 4 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYKURT 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,710 326,190 11 91 91 249 2560

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 4 4 2,67 27 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,05 7,16 5,27

Fen 20 12 6 10,00 50 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 54 22 46,67 52 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR)  CDAbCDbdDCBAaB A C 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) B ddACcBd 

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) c ABDaAb  

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBbADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBDbdAbDCAC CDAB  D

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) a cDBcDAdDB CaDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 1 3 17
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 1 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 1 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİLA TUĞÇE KOÇAK 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,122 326,190 1 15 15 35 391

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,05 7,16 5,27

Fen 20 19 1 18,67 93 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 78 12 74,00 82 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDbAABCBaba

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAcdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaAcBCcdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCADCCCDDCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACaBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYDIN GİRAY ZEYTİN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,158 326,190 2 23 23 59 629

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 18 0 18,00 90 8,05 7,16 5,27

Fen 20 17 3 16,00 80 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 75 12 71,00 79 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDcAABCB ba

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAcCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaAcBCcdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCADC CDD AC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) cBACaBDBADDBDBAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AKÇA 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,404 326,190 17 150 150 434 5328

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 4 12 0,00 0 8,05 7,16 5,27

Fen 20 9 11 5,33 27 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 40 45 25,00 28 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBCBCDCcbAdaaBcAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDdcdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) aDadDBdcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DacAdab AC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) bAccbAcBBaccddac    

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) ccACddcdAabBcBdbBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 6 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 8 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TURGUT 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,167 326,190 16 135 135 382 4286

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 8,05 7,16 5,27

Fen 20 10 10 6,67 33 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 51 39 38,00 42 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbcAcCccCDbdADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) adAaDabDBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBDbaddcbAbCaDbddbc

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDcADdbDBcdacaccBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 7 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAYAN 371 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,135 326,190 6 53 53 140 1466

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,05 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 67 23 59,33 66 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCD*ACDbCDdBAbBaAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BbAdACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCABDacaBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBdDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBDDCACDCAbCdDABbAb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcbBdDAdDBACCDaAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR BALTA 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,532 326,190 19 169 169 486 6765

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,53 4,91 4,61

Fen 20 5 15 0,00 0 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 19 41 5,33 6 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAbbadcCaaDaAbBdaBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) caabcBdAdc

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDdAbdaBbc

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sayısal (FEN) ccddacbcbaDBcdAdBCbb

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 0 6 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL  YAREN BOZKURT 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,722 326,190 4 36 36 97 950

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,05 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 72 17 66,33 74 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDcAAadBdAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDa*aBCc*A

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCADBBCADbCbDDC C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDccDDaDBAbBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 6 2 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KOCABAŞ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,504 326,190 5 41 41 111 1127

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 15 3 14,00 70 8,05 7,16 5,27

Fen 20 18 2 17,33 87 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 70 18 64,00 71 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCDbdAbBBAbCc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAdCBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) dbABDadcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDdDC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) bBBDDd CDCACCaDA CAD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADACDBACCbBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 1 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAKAR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,212 326,190 3 29 29 76 750

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 14 5 12,33 62 8,05 7,16 5,27

Fen 20 20 0 20,00 100 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 76 13 71,67 80 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCDCDbdcBCBBAb

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCADBdBaA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCcABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCdcBBdADCaCDD Ab

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDBADDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 8 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL YEKTA 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,808 326,190 8 63 63 170 1749

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 13 7 10,67 53 8,05 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 66 24 58,00 64 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBCaCDaAABbBcAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbaBCdbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDadcBBCADabdDbCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBDcADcBDBAcBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 4 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY UTKAN GÜL 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,427 326,190 9 68 68 194 2030

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 8 3 7,00 35 8,05 7,16 5,27

Fen 20 13 4 11,67 58 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 62 14 57,33 64 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) D ACBdBCDdDbAABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDB aCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA DCAcBB    d  a  C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) b  CaBD ADDBbBAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 1 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MALİK TOĞRUL 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,295 326,190 15 134 134 378 4235

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 4 3 3,00 30 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 8,05 7,16 5,27

Fen 20 10 9 7,00 35 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 46 24 38,00 42 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbcAAdDDCDCBA BBAACa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBdCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACd caD D 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) c   b  ba      b    

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDcDBcDAbcBcCaa AAdC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 2 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 7 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT   AKINLI 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,650 326,190 14 116 116 320 3323

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 5 8 2,33 12 8,05 7,16 5,27

Fen 20 14 5 12,33 62 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 55 27 46,00 51 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDA*CccCDCaA*BaAACc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACddCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BdAdaCbDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBabb cC a  daDd  A 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDaADA DBbCaaaAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAHİR UZUN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,582 326,190 13 108 108 300 3081

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,05 7,16 5,27

Fen 20 11 9 8,00 40 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 56 31 45,67 51 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCDdACDDCcdBAcBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBcdb

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aaABDdbDBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cB cDddCDCA abDc aAb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dbcbBcDbCDBcCdDaAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 4 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİNAZ ÖZDEMİR 991 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,306 326,190 18 158 158 460 5715

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 8,05 7,16 5,27

Fen 20 8 12 4,00 20 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 38 38 25,33 28 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdAbcbcCDCDbAAcbBcbc

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDbBCACa

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbcBdBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DdDcBdbCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) Dbd   bcc           

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) adACdBccdbbacBAbBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERTAÇ BÜLBÜL 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,202 326,190 7 58 58 152 1552

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 12 6 10,00 50 8,05 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 68 19 61,67 69 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBCBdDCDDAABbBBA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) bCBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaAcBdcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) D Bb AcBBCAbCadDaCAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACaaDccDDBDBAABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL GÜNEŞ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,138 326,190 10 70 70 200 2071

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 19 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,09 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,74 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,53 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,44 6,70 5,37

Matematik 20 7 8 4,33 22 8,05 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 11,26 11,90 9,21

Toplam: 90 64 20 57,33 64 50,10 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCdCDCDDAcBCB Aa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdBCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDdccBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) aABa cc cCADC db  Aa

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACaBDccDDBDBAABdAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ KOÇ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,105 326,190 6 128 128 360 3887

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 5 3 4,00 20 5,14 7,16 5,27

Fen 20 8 8 5,33 27 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 50 22 42,67 47 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACcdaCDCDbb BCBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) AaBDAaCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCB A

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA D  cBc         bC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACadDc bcB aAca A 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 5 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN EFE AKGÖR 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,412 326,190 7 163 163 472 6034

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 3 3,00 15 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 2 3 1,00 5 5,14 7,16 5,27

Fen 20 4 5 2,33 12 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 28 21 21,00 23 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) c DAAb      b     C 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAA CdaCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BaABDCcc d

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) AdbCBBDcDa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) c  Dba C            

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dDcD b A   A ac     

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 1 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 5 8
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 3 0 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN EFSA BOZTAŞ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,811 326,190 3 84 84 236 2390

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 5 4 3,67 18 5,14 7,16 5,27

Fen 20 13 5 11,33 57 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 60 17 54,33 60 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAACcCBCDCDDAABCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDdcdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbDBCBCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCcC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA D cDd      bDb   

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACaBDc DD DBbcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 3 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BAHADIR 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,648 326,190 2 74 74 211 2174

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 11 4 9,67 48 5,14 7,16 5,27

Fen 20 13 6 11,00 55 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 62 21 55,00 61 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdbCBdBCDCDbAbaCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) d BDABCACd

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadDBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA D  DBBbA C CDbacC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCBDccDD DBAcBCdb

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 1 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜL 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,498 326,190 4 101 101 273 2788

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 6 11 2,33 12 5,14 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 61 26 52,33 58 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cCDcdCDDCDdBADBaAdCc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAdACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aaABDCdDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DBBD a Cc cbadacabcD

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDBADAdcBACCDcAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 2 4 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ARDIÇ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,371 326,190 5 127 127 359 3880

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 6 5 4,33 22 5,14 7,16 5,27

Fen 20 11 9 8,00 40 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 49 32 38,33 43 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DbdCBdBCDCcDAcBbBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaADBdBCc

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) aaDcddaCbC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA Db bc CAa   D  c 

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) acACaaDcADDBcBAAdbAb

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KANAŞ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,440 326,190 1 52 52 138 1419

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,33 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,62 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,91 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 6,70 5,37

Matematik 20 13 6 11,00 55 5,14 7,16 5,27

Fen 20 13 7 10,67 53 9,05 11,90 9,21

Toplam: 90 68 21 61,00 68 46,38 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDDAABCBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAaCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCbaBCadA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) cdDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDC DBBCAbCCb*aCbb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) ccACaBDBbDDccBAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 4 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN BÜYÜKKAYA 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,646 326,190 1 65 65 186 1906

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 11 6 9,00 45 3,53 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 66 21 59,00 66 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cdACBdBCDCDDAcBbdcAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdaBCBbA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCaABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCdDaBCADadbcD   

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACaBDBdDcBDBAABCAa

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN GÜL*B 98 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,685 326,190 6 122 122 341 3590

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 6 11 2,33 12 3,53 7,16 5,27

Fen 20 7 9 4,00 20 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 55 27 46,00 51 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) B *dACDDCDdBADBBAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDabcBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) bBBcaCdCD Ad bcb acb

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN)  Da cdbbCbB CdD AcdC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 6 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 6 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÖNSOY 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,672 326,190 9 149 149 432 5284

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,53 7,16 5,27

Fen 20 11 9 8,00 40 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 42 48 26,00 29 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDdbCDcCDbcADBadcaa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACdddC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) BCAcaCdbad

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) dCCCBcbADd

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) acBDaacdDadCdacAdCca

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDcDccabCDdcdCaBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 4 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT BOZYİĞİT 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,368 326,190 11 161 161 470 5941

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 1 0 1,00 10 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 1 0 1,00 5 3,53 7,16 5,27

Fen 20 10 10 6,67 33 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 31 30 21,00 23 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DddbBaddbacDcAcbBcca

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadcB cCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG)          C

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT)  A                  

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) bBACCaDBdDbBcdAAddba

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 0 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 0 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN ÖZEN 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,220 326,190 10 154 154 443 5536

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,53 7,16 5,27

Fen 20 6 9 3,00 15 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 31 33 20,00 22 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) Dc CBdBCDCcD  a cBb 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBaAB  da

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BD d aC   

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) aabdBdCa b

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) bAaDC  Bd b  aC cC  

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DdACdda Abb  a caCA 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 1 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 5 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAY YILMAZER 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,918 326,190 2 79 79 225 2314

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 10 5 8,33 42 3,53 7,16 5,27

Fen 20 15 5 13,33 67 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 59 23 51,33 57 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAACcDCDdBAaB*AACd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDA ACcB a

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) a ABDadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBDcDb

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) bBdD aAC CAa bDA CA 

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) aDcDB*DACDBcCaDBAABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 2 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
H NAZLI ÇAKMAK 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,206 326,190 7 137 137 390 4422

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 3,53 7,16 5,27

Fen 20 11 6 9,00 45 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 46 30 36,00 40 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdACBaBCDCccAABCBaba

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAaCAC 

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaAbBacCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) D cAcdCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) cd D c B     d cbbdd

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) D ACaBD cDb cBdcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 0 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 3 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 4 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜRLE 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,676 326,190 12 166 166 483 6512

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 3,53 7,16 5,27

Fen 20 6 10 2,67 13 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 27 43 12,67 14 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCcb C cCbb bD ad Cd

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) acdAAC aCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) c*ABDaAbB 

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCcdcca 

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  BdcbbddD   dacd    

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) Bc b baAab cCaD A*Bd

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 3 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 4 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 6 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES ÇAKICI 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,384 326,190 3 95 95 261 2628

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 10 7 7,67 38 3,53 7,16 5,27

Fen 20 13 7 10,67 53 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 57 29 47,33 53 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cAACdCBCDCDDAbBdBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) AdBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) dDadaBaa A

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDAdBCbAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) Ddc CdadBCADa CD CbC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACCBccdDDaDBccBCAb

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 4 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURETTİN BERKE YETİK 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,359 326,190 4 98 98 267 2727

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,53 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 60 23 52,33 58 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DccCBdBCDCDaAbBbBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BcaADBCabA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) Dd D AcBB  aC bD  bb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACCBDcbbDBcBAbBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KARA 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,079 326,190 5 109 109 303 3107

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,72 4,91 4,61

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,78 6,70 5,37

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,53 7,16 5,27

Fen 20 11 8 8,33 42 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 51 26 42,33 47 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBCBCDCDcAABdBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR)  CBDABdbCB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) aDa bBCcdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaDcB dC C

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DA  C  aaCA b dDb  b

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) cBACaBDcbDb adAcBCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 3 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD ERDEM KARARMAZ 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,613 326,190 8 144 144 407 4666

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 12 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 9,25 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,42 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,72 4,91 4,61

Matematik 20 3 3 2,00 10 3,53 7,16 5,27

Fen 20 12 8 9,33 47 8,47 11,90 9,21

Toplam: 90 40 24 32,00 36 37,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DddC dBCDdDbb abBBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDabcBCBdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sayısal (MAT) cA c   cB A         

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DcACCcacADcdbBdABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 1 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA BOZTEPE 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,364 326,190 1 46 46 124 1246

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 6 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,16 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,45 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,61 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,56 6,70 5,37

Matematik 20 16 3 15,00 75 5,11 7,16 5,27

Fen 20 16 4 14,67 73 10,28 11,90 9,21

Toplam: 90 68 21 61,00 68 44,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DAACBdBdDCDcAABCBcAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDdBddCB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDCdcBacdA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DABDCAcBBCADCaCD dAC

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DBACaBDBcDDaDBcABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 7 0 88
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM EDA TURGUT 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,819 326,190 3 117 117 321 3348

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 6 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,16 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,45 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,61 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,56 6,70 5,37

Matematik 20 5 5 3,33 17 5,11 7,16 5,27

Fen 20 12 7 9,67 48 10,28 11,90 9,21

Toplam: 90 53 24 45,00 50 44,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BbDAACabCDCBADBBb Ca

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACdBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) c ABDabbBd

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCBBDADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  cdDaC bDC    D d   

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) cDBDBADAdcBcaaaB ABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 1 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YAKIN 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,121 326,190 5 123 123 349 3686

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 6 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,16 12,70 10,52

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,45 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,61 4,91 4,61

Matematik 20 6 5 4,33 22 5,11 7,16 5,27

Fen 20 14 5 12,33 62 10,28 11,90 9,21

Toplam: 90 43 21 36,00 40 44,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DdbCBCaC CDbAcB BBAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABd C 

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) dDCdD  Bdc

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sayısal (MAT) D  D cDBc A  d b C b

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) D ACCBDcADDcDaAbBCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 2 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 1 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 3 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN VURGUN 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,824 326,190 2 113 113 309 3144

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 6 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,16 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,45 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,61 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,56 6,70 5,37

Matematik 20 7 6 5,00 25 5,11 7,16 5,27

Fen 20 13 5 11,33 57 10,28 11,90 9,21

Toplam: 90 56 25 47,67 53 44,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) ddDccCccCDCBADBBbACa

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACBBCC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) adABbadDBC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) ACCCBBaADC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cdBDDadb     C AdC D

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBDB  daDBdCaDBAcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 0 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÜNAL 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,438 326,190 6 142 142 400 4604

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 6 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,16 12,70 10,52

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,45 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,61 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,56 6,70 5,37

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 5,11 7,16 5,27

Fen 20 6 4 4,67 23 10,28 11,90 9,21

Toplam: 90 44 27 35,00 39 44,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DbACBCBCDCDbAcaCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDaccBdaCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DaaABBbCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) c  bbccd      aDca b

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) DB    Dc bb   AbBC  

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 1 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 4 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 3 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP TAHA KAYA 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,874 326,190 4 119 119 325 3377

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 6 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,16 12,70 10,52

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,45 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,61 4,91 4,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,56 6,70 5,37

Matematik 20 9 11 5,33 27 5,11 7,16 5,27

Fen 20 11 6 9,00 45 10,28 11,90 9,21

Toplam: 90 52 35 40,33 45 44,17 50,63 40,86

Sözel (TÜR) BCcAACcbCDCBAcBcAACB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACBBba

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) aCcdDacccC

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) bCCCBcDbDC

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) cBBaDbcbDadbCCDbaCAa

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dDcb bDAC BACCbcA BC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 3 5 38
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL PARAKAL 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,284 326,190 7 159 159 464 5796

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,48 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,76 4,91 4,61

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,62 7,16 5,27

Fen 20 9 9 6,00 30 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 32 38 19,33 21 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cdabdCcDCDdBdaBBAca 

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDdAACBBdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCAaDbdbca

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) dCbbcaDb  

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) DdcDa               

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) dDcDabDACa dCabd ABC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 1 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 8 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ECRİN ÇETİNER 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,989 326,190 4 147 147 429 5216

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,48 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,76 4,91 4,61

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,62 7,16 5,27

Fen 20 12 8 9,33 47 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 38 46 22,67 25 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DbdCBddCDCDcAbBdBaAa

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) caBDddaACa

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadcBbcaA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) cCcbdddCcC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) bd b  cBd cb CCbc Ad

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACaBDBdbaBcdcABCAC

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 2 4 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 5 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TUNA ÇAVUŞ 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,879 326,190 6 155 155 450 5631

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,48 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,76 4,91 4,61

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 6 7 3,67 18 1,62 7,16 5,27

Fen 20 9 11 5,33 27 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 37 46 21,67 24 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) dacdACcDdDbaAcBaAcdc

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) dDdAACBcdC

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) cCABDCdcBa

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) cCbCddDbaa

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT) badbcCACa AbCC      

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) aDBDacDACcBdCacdbdBd

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 3 3 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 4 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 8 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR AYTAÇ 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,012 326,190 5 148 148 431 5273

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 9 0 9,00 90 6,48 7,27 5,87

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 2 5 0,33 2 1,62 7,16 5,27

Fen 20 7 5 5,33 27 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 33 21 26,00 29 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) ccdCBCBCDCcDA Bb cA 

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDAB ACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (İNG) Dba BcaCbC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) a     cBc b      d C

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) a  C Bc c D DBcAB b 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 5 0 83
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD HAMZA SARP 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,982 326,190 3 141 141 397 4531

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,48 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,76 4,91 4,61

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 1,62 7,16 5,27

Fen 20 12 8 9,33 47 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 42 31 31,67 35 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) B DAACDcCDCaA BBd CB

Cevap Anh. B BCDAACDDCDCBADBBAACB

Sözel (TAR) BDAAACdBC 

Cevap Anh. B BDAAACBBCC

Sözel (DİN) adABDCdbB 

Cevap Anh. B BCABDCADBC

Sözel (İNG) cCaCc ab b

Cevap Anh. B ACCCBBDADC

Sayısal (MAT)  cd ca  Dbbbda      

Cevap Anh. B DBBDDCACDCACCCDABCAD

Sayısal (FEN) BDBaaccAbDBACaDBbcBC

Cevap Anh. B BDBDBADACDBACCDBAABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 4 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA  NAT ÖZNALCI 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,886 326,190 2 130 130 364 3968

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,48 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,76 4,91 4,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 5 8 2,33 12 1,62 7,16 5,27

Fen 20 10 8 7,33 37 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 51 28 41,67 46 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) cdACadBCDCDbA BbBaAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) ACBDABCACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadcdCB A

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCcC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) D BD  cBdb  aC cca b

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBACaBDccDb DBccBCb 

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 6 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 1 3 13
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 5 42
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR KULUÇ 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,588 326,190 1 82 82 228 2322

Puanı Hesaplanan: 169 169 490 7233

Katılımlar: 7 171 171 493 7257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,95 12,70 10,52

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,48 7,27 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,76 4,91 4,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,19 6,70 5,37

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,62 7,16 5,27

Fen 20 14 6 12,00 60 7,81 11,90 9,21

Toplam: 90 62 28 52,67 59 30,81 50,63 40,86

Sözel (TÜR) DcACBCBCDCDbcABCBBAD

Cevap Anh. A DAACBCBCDCDDAABCBBAD

Sözel (TAR) dCBDdcdACB

Cevap Anh. A ACBDABCACB

Sözel (DİN) BDadcBCcCA

Cevap Anh. A BDCADBCBCA

Sözel (İNG) DCDABBCCAC

Cevap Anh. A DCDABBCCAC

Sayısal (MAT) DAcbCAcBddcDdCbDDdbb

Cevap Anh. A DABDCADBBCADCCCDDCAC

Sayısal (FEN) aBdCaBDBbDDBDBcABCAd

Cevap Anh. A DBACCBDBADDBDBAABCAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.6 4 2 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.8 5 3 63
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.8 7 1 88



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D

1

%0,59
 

30

%17,75

135

%79,88

2

%1,18

1

%0,59

Doğru (%79,88)

Yanlış (%18,93)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını
belirler. A

82

%48,52

20

%11,83

11

%6,51

51

%30,18

2

%1,18

3

%1,78

Doğru (%48,52)

Yanlış (%50,30)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit
edilmesi sağlanır. A

130

%76,92

11

%6,51

6

%3,55

15

%8,88

6

%3,55

1

%0,59

Doğru (%76,92)

Yanlış (%19,53)

Boş (%3,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C
2

%1,18

3

%1,78

157

%92,90

4

%2,37

2

%1,18

1

%0,59

Doğru (%92,90)

Yanlış (%5,92)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B
18

%10,65

105

%62,13

16

%9,47

18

%10,65

12

%7,10
 

Doğru (%62,13)

Yanlış (%30,77)

Boş (%7,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C
13

%7,69

8

%4,73

85

%50,30

60

%35,50

3

%1,78
 

Doğru (%50,30)

Yanlış (%47,93)

Boş (%1,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B
8

%4,73

134

%79,29

6

%3,55

12

%7,10

9

%5,33
 

Doğru (%79,29)

Yanlış (%15,38)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. C
1

%0,59

3

%1,78

156

%92,31

8

%4,73

1

%0,59
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,10)

Boş (%0,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. D
9

%5,33

2

%1,18

5

%2,96

151

%89,35

2

%1,18
 

Doğru (%89,35)

Yanlış (%9,47)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. C
3

%1,78

7

%4,14

151

%89,35

8

%4,73
  

Doğru (%89,35)

Yanlış (%10,65)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metin türlerini ayırt eder. D
2

%1,18

2

%1,18

27

%15,98

134

%79,29

4

%2,37
 

Doğru (%79,29)

Yanlış (%18,34)

Boş (%2,37)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D
6

%3,55

58

%34,32

38

%22,49

64

%37,87

2

%1,18

1

%0,59

Doğru (%37,87)

Yanlış (%60,95)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. A
143

%84,62

9

%5,33

2

%1,18

8

%4,73

7

%4,14
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%11,24)

Boş (%4,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. A
98

%57,99

15

%8,88

25

%14,79

10

%5,92

21

%12,43
 

Doğru (%57,99)

Yanlış (%29,59)

Boş (%12,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B
9

%5,33

145

%85,80

6

%3,55

4

%2,37

4

%2,37

1

%0,59

Doğru (%85,80)

Yanlış (%11,83)

Boş (%2,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. C
4

%2,37

44

%26,04

95

%56,21

17

%10,06

9

%5,33
 

Doğru (%56,21)

Yanlış (%38,46)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. B
2

%1,18

151

%89,35

3

%1,78

5

%2,96

7

%4,14

1

%0,59

Doğru (%89,35)

Yanlış (%6,51)

Boş (%4,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

29

%17,16

108

%63,91

18

%10,65

7

%4,14

5

%2,96

2

%1,18

Doğru (%63,91)

Yanlış (%33,14)

Boş (%2,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A
153

%90,53

10

%5,92

2

%1,18

4

%2,37
  

Doğru (%90,53)

Yanlış (%9,47)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D
53

%31,36

12

%7,10

18

%10,65

68

%40,24

16

%9,47

2

%1,18

Doğru (%40,24)

Yanlış (%50,30)

Boş (%9,47)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

A
131

%77,51

2

%1,18

10

%5,92

24

%14,20

2

%1,18
 

Doğru (%77,51)

Yanlış (%21,30)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

C
16

%9,47

7

%4,14

134

%79,29

3

%1,78

8

%4,73

1

%0,59

Doğru (%79,29)

Yanlış (%15,98)

Boş (%4,73)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

B
5

%2,96

155

%91,72
 

8

%4,73

1

%0,59
 

Doğru (%91,72)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

D
1

%0,59

6

%3,55

3

%1,78

153

%90,53

6

%3,55
 

Doğru (%90,53)

Yanlış (%5,92)

Boş (%3,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından
hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında
çıkarımlarda bulunur.

A
115

%68,05

4

%2,37

2

%1,18

45

%26,63

3

%1,78
 

Doğru (%68,05)

Yanlış (%30,18)

Boş (%1,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından
hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında
çıkarımlarda bulunur.

B
13

%7,69

126

%74,56

15

%8,88

9

%5,33

6

%3,55
 

Doğru (%74,56)

Yanlış (%21,89)

Boş (%3,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

C
6

%3,55

5

%2,96

87

%51,48

61

%36,09

10

%5,92
 

Doğru (%51,48)

Yanlış (%42,60)

Boş (%5,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını
etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. A

153

%90,53

2

%1,18

1

%0,59

9

%5,33

4

%2,37
 

Doğru (%90,53)

Yanlış (%7,10)

Boş (%2,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını
etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. C  

1

%0,59

162

%95,86

4

%2,37

2

%1,18
 

Doğru (%95,86)

Yanlış (%2,96)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

B
14

%8,28

126

%74,56

9

%5,33

9

%5,33

11

%6,51
 

Doğru (%74,56)

Yanlış (%18,93)

Boş (%6,51)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı B
8

%4,76

143

%85,12

1

%0,60

14

%8,33

2

%1,19
 

Doğru (%85,12)

Yanlış (%13,69)

Boş (%1,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı D
3

%1,79

4

%2,38

5

%2,98

154

%91,67

2

%1,19
 

Doğru (%91,67)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı C
82

%48,81

6

%3,57

68

%40,48

6

%3,57

6

%3,57
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%55,95)

Boş (%3,57)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı A
33

%19,64

26

%15,48

19

%11,31

81

%48,21

7

%4,17

2

%1,19

Doğru (%19,64)

Yanlış (%76,19)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı D
29

%17,26

12

%7,14

35

%20,83

85

%50,60

7

%4,17
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%45,24)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. B

5

%2,98

142

%84,52

4

%2,38

8

%4,76

9

%5,36
 

Doğru (%84,52)

Yanlış (%10,12)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. C

19

%11,31

2

%1,19

106

%63,10

30

%17,86

11

%6,55
 

Doğru (%63,10)

Yanlış (%30,36)

Boş (%6,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. B

37

%22,02

68

%40,48

53

%31,55

5

%2,98

5

%2,98
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%56,55)

Boş (%2,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. C

14

%8,33

25

%14,88

77

%45,83

36

%21,43

14

%8,33

2

%1,19

Doğru (%45,83)

Yanlış (%45,83)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. A

157

%93,45

1

%0,60

8

%4,76
 

2

%1,19
 

Doğru (%93,45)

Yanlış (%5,36)

Boş (%1,19)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to understand the specific
information in short conversations on everyday topics,
such as accepting and refusing an offer/invitation,
apologizing and making simple inquiries.

D
8

%4,88

2

%1,22

11

%6,71

131

%79,88

12

%7,32
 

Doğru (%79,88)

Yanlış (%12,80)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. C

29

%17,68

5

%3,05

99

%60,37

7

%4,27

24

%14,63
 

Doğru (%60,37)

Yanlış (%25,00)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to interact with reasonable
ease in structured situations and short conversations
involving accepting andrefusing an offer/invitation,
apologizing and making simple inquiries.

D
23

%14,02

4

%2,44

17

%10,37

111

%67,68

9

%5,49
 

Doğru (%67,68)

Yanlış (%26,83)

Boş (%5,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. A

115

%70,12

8

%4,88

14

%8,54

11

%6,71

16

%9,76
 

Doğru (%70,12)

Yanlış (%20,12)

Boş (%9,76)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple invitation letters, cards and e-mails. B

1

%0,61

132

%80,49

16

%9,76

7

%4,27

8

%4,88
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%14,63)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. B

9

%5,49

113

%68,90

6

%3,66

22

%13,41

14

%8,54
 

Doğru (%68,90)

Yanlış (%22,56)

Boş (%8,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. C

7

%4,27

8

%4,88

137

%83,54

7

%4,27

5

%3,05
 

Doğru (%83,54)

Yanlış (%13,41)

Boş (%3,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to structure a talk to make
simple inquiries, give explanations and reasons. C

3

%1,83

11

%6,71

131

%79,88

5

%3,05

14

%8,54
 

Doğru (%79,88)

Yanlış (%11,59)

Boş (%8,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple invitation letters, cards and e-mails. A

118

%71,95

20

%12,20

10

%6,10

8

%4,88

8

%4,88
 

Doğru (%71,95)

Yanlış (%23,17)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. C

1

%0,61

1

%0,61

153

%93,29

4

%2,44

5

%3,05
 

Doğru (%93,29)

Yanlış (%3,66)

Boş (%3,05)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

D
13

%7,74

9

%5,36

12

%7,14

108

%64,29

25

%14,88

1

%0,60

Doğru (%64,29)

Yanlış (%20,83)

Boş (%14,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

A
96

%57,14

17

%10,12

10

%5,95

14

%8,33

31

%18,45
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%24,40)

Boş (%18,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. B

9

%5,36

70

%41,67

9

%5,36

7

%4,17

73

%43,45
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%14,88)

Boş (%43,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

D
11

%6,55

14

%8,33

16

%9,52

98

%58,33

29

%17,26
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%24,40)

Boş (%17,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

C
7

%4,17

7

%4,17

80

%47,62

7

%4,17

67

%39,88
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%12,50)

Boş (%39,88)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

A
67

%39,88

10

%5,95

21

%12,50

28

%16,67

42

%25,00
 

Doğru (%39,88)

Yanlış (%35,12)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. D

9

%5,36

14

%8,33

55

%32,74

52

%30,95

35

%20,83

3

%1,79

Doğru (%30,95)

Yanlış (%48,21)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. B

9

%5,36

124

%73,81

14

%8,33

15

%8,93

6

%3,57
 

Doğru (%73,81)

Yanlış (%22,62)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. B

4

%2,38

100

%59,52

14

%8,33

18

%10,71

31

%18,45

1

%0,60

Doğru (%59,52)

Yanlış (%22,02)

Boş (%18,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. C

12

%7,14

20

%11,90

58

%34,52

13

%7,74

62

%36,90

3

%1,79

Doğru (%34,52)

Yanlış (%28,57)

Boş (%36,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

A
87

%51,79

5

%2,98

17

%10,12

5

%2,98

52

%30,95

2

%1,19

Doğru (%51,79)

Yanlış (%17,26)

Boş (%30,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

D
15

%8,93

18

%10,71

12

%7,14

49

%29,17

74

%44,05
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%26,79)

Boş (%44,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

C
22

%13,10

30

%17,86

53

%31,55

7

%4,17

56

%33,33
 

Doğru (%31,55)

Yanlış (%35,12)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. C

17

%10,12

5

%2,98

50

%29,76

20

%11,90

75

%44,64

1

%0,60

Doğru (%29,76)

Yanlış (%25,60)

Boş (%44,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

C
19

%11,31

34

%20,24

54

%32,14

23

%13,69

38

%22,62
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%45,24)

Boş (%22,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

D
2

%1,19

13

%7,74

14

%8,33

121

%72,02

17

%10,12

1

%0,60

Doğru (%72,02)

Yanlış (%17,86)

Boş (%10,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

D
19

%11,31

34

%20,24

13

%7,74

52

%30,95

49

%29,17

1

%0,60

Doğru (%30,95)

Yanlış (%39,88)

Boş (%29,17)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. C
17

%10,12

24

%14,29

68

%40,48

16

%9,52

42

%25,00

1

%0,60

Doğru (%40,48)

Yanlış (%34,52)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. A

57

%33,93

18

%10,71

22

%13,10

15

%8,93

56

%33,33
 

Doğru (%33,93)

Yanlış (%32,74)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. C

10

%5,95

31

%18,45

95

%56,55

15

%8,93

17

%10,12
 

Doğru (%56,55)

Yanlış (%33,33)

Boş (%10,12)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. D

27

%15,98

27

%15,98

12

%7,10

101

%59,76

2

%1,18
 

Doğru (%59,76)

Yanlış (%39,05)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. B

7

%4,14

110

%65,09

25

%14,79

14

%8,28

13

%7,69
 

Doğru (%65,09)

Yanlış (%27,22)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. A

143

%84,62

6

%3,55

3

%1,78

2

%1,18

15

%8,88
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%6,51)

Boş (%8,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. C
1

%0,59

2

%1,18

156

%92,31

7

%4,14

3

%1,78
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%5,92)

Boş (%1,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. C

56

%33,14

6

%3,55

90

%53,25

8

%4,73

9

%5,33
 

Doğru (%53,25)

Yanlış (%41,42)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. B

12

%7,10

120

%71,01

14

%8,28

14

%8,28

9

%5,33
 

Doğru (%71,01)

Yanlış (%23,67)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. D
2

%1,18

7

%4,14

10

%5,92

145

%85,80

5

%2,96
 

Doğru (%85,80)

Yanlış (%11,24)

Boş (%2,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. B

4

%2,37

61

%36,09

84

%49,70

3

%1,78

15

%8,88

2

%1,18

Doğru (%36,09)

Yanlış (%55,03)

Boş (%8,88)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 8.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

171 171 493 7257

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. A

74

%43,79

22

%13,02

41

%24,26

24

%14,20

7

%4,14

1

%0,59

Doğru (%43,79)

Yanlış (%52,07)

Boş (%4,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. D

6

%3,55

15

%8,88

14

%8,28

125

%73,96

9

%5,33
 

Doğru (%73,96)

Yanlış (%20,71)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. D

4

%2,37

29

%17,16

16

%9,47

111

%65,68

8

%4,73

1

%0,59

Doğru (%65,68)

Yanlış (%29,59)

Boş (%4,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. B

12

%7,10

119

%70,41

11

%6,51

1

%0,59

26

%15,38
 

Doğru (%70,41)

Yanlış (%14,20)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. D

9

%5,33

12

%7,10

31

%18,34

97

%57,40

19

%11,24

1

%0,59

Doğru (%57,40)

Yanlış (%31,36)

Boş (%11,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. B
15

%8,88

134

%79,29

1

%0,59

8

%4,73

11

%6,51
 

Doğru (%79,29)

Yanlış (%14,20)

Boş (%6,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. A
93

%55,03

14

%8,28

37

%21,89

15

%8,88

10

%5,92
 

Doğru (%55,03)

Yanlış (%39,05)

Boş (%5,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. A
85

%50,30

12

%7,10

58

%34,32

3

%1,78

7

%4,14

4

%2,37

Doğru (%50,30)

Yanlış (%45,56)

Boş (%4,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu
ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci
(klimatolog) adı verildiğini söyler.

B
9

%5,33

146

%86,39

1

%0,59

8

%4,73

5

%2,96
 

Doğru (%86,39)

Yanlış (%10,65)

Boş (%2,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. C
4

%2,37

2

%1,18

152

%89,94

5

%2,96

6

%3,55
 

Doğru (%89,94)

Yanlış (%6,51)

Boş (%3,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklar. A
149

%88,17

11

%6,51

2

%1,18

5

%2,96

2

%1,18
 

Doğru (%88,17)

Yanlış (%10,65)

Boş (%1,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur. C

10

%5,92

10

%5,92

110

%65,09

22

%13,02

17

%10,06
 

Doğru (%65,09)

Yanlış (%24,85)

Boş (%10,06)
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