
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

1 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 29 0 29,00 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 105 12 102,00 446,933 2

2 0 YAREN AYSAL 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 26 4 25,00 9 0 9,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 105 13 101,75 446,420 3

3 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 2 2,50 105 13 101,75 445,362 4

4 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 105 15 101,25 444,726 5

5 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 105 15 101,25 444,119 6

6 0 IRMAK GÜNER  MS 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 29 0 29,00 9 0 9,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 100 17 95,75 427,557 10

7 0 BERRAK ŞEKER 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 2 25,50 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 98 19 93,25 420,782 13

8 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 25 5 23,75 7 2 6,50 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 97 20 92,00 417,153 15

9 0 ŞEVKET Ö *L 12S 32 5 30,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 23 0 23,00 7 1 6,75 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 94 12 91,00 414,207 18

10 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 9 0 9,00 6 1 5,75 4 1 3,75 4 2 3,50 94 17 89,75 410,044 22

11 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 27 0 27,00 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 95 21 89,75 410,015 23

12 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 24 3 23,25 6 1 5,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 93 19 88,25 405,333 25

13 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 24 1 23,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 6 0 6,00 92 16 88,00 405,197 26

14 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 23 2 22,50 8 0 8,00 5 2 4,50 4 3 3,25 6 0 6,00 91 20 86,00 399,290 31

15 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 2 26,50 9 1 8,75 6 1 5,75 3 4 2,00 4 2 3,50 92 25 85,75 398,045 33

16 0 ASLINUR KARAKURT 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 25 4 24,00 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 92 27 85,25 395,635 35

17 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 7 2 6,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 90 23 84,25 393,734 36

18 0 ZEYNEP ERALP 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 26 1 25,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 3 2,25 88 22 82,50 388,272 42

19 0 BEYZANUR YAMAN 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 21 1 20,75 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 86 17 81,75 386,125 44

20 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 2 18,50 7 1 6,75 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 86 22 80,50 382,686 49

21 0 ALİYASİN 12S 25 15 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 23 2 22,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 6 0 6,00 86 25 79,75 381,469 50

22 0 BATIN CAN 12S 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 4 23,00 7 3 6,25 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 86 31 78,25 375,576 53

23 0 YİĞİT USTA 12S 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 22 1 21,75 3 0 3,00 7 0 7,00 3 3 2,25 4 2 3,50 83 21 77,75 375,022 54

24 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 20 7 18,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 84 28 77,00 372,450 56

25 0 SENA ŞENKUL 12S 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 23 1 22,75 7 1 6,75 4 3 3,25 3 3 2,25 3 2 2,50 82 23 76,25 369,537 60

26 0 MELİS SOLAK 12S 24 13 20,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 25 4 24,00 7 0 7,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 2 2,50 82 24 76,00 369,474 61

27 0 ÖMER ALABAY 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 23 4 22,00 6 2 5,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 83 28 76,00 369,456 62

28 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 26 12 23,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 4 23,00 7 2 6,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 83 28 76,00 368,846 63

29 0 SEMİH SAKCI 12S 32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 19 6 17,50 6 2 5,50 3 3 2,25 3 3 2,25 3 2 2,50 82 24 76,00 368,495 65
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Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

30 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 17 1 16,75 5 0 5,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 80 18 75,50 368,148 66

31 0 ARDA KARACA  MS 28 9 25,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 5 0 5,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 80 18 75,50 367,183 68

32 0 AYBERK ŞAM  MS 25 12 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 6 20,50 6 3 5,25 5 1 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 82 28 75,00 367,037 69

33 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 4 0 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 81 24 75,00 367,026 70

34 0 BAŞAK DURMAZ  MS 34 6 32,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 18 1 17,75 1 1 0,75 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 79 18 74,50 364,824 78

35 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 6 31,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 19 1 18,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 77 10 74,50 363,856 81

36 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 5 31,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 18 1 17,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 77 10 74,50 363,754 82

37 0 BERAT AKKANLI 12S 28 12 25,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 5 19,75 3 2 2,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 81 28 74,00 363,684 83

38 0 DAMLA KİŞİN  MS 30 10 27,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 21 1 20,75 6 2 5,50 3 4 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 80 27 73,25 360,415 91

39 0 IŞIL EL  MS 25 10 22,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 22 1 21,75 8 0 8,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 78 20 73,00 359,413 92

40 12111 BERFİN İDİL YEGÜL 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 19 7 17,25 5 1 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 80 28 73,00 359,199 93

41 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 22 2 21,50 5 1 4,75 3 3 2,25 2 4 1,00 77 19 72,25 357,711 95

42 0 ESRA NUR TÜRK 12S 28 11 25,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 23 3 22,25 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 79 27 72,25 357,536 96

43 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 19 8 17,00 2 2 1,50 6 1 5,75 3 3 2,25 4 2 3,50 78 27 71,25 355,633 100

44 0 BURAK ÇIVGIN 12S 29 9 26,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 3 16,25 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 2 3 1,25 77 24 71,00 354,154 103

45 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 17 1 16,75 5 2 4,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 76 20 71,00 353,634 104

46 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 24 16 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 27 3 26,25 6 4 5,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 80 39 70,25 352,183 105

47 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 20 13 16,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 25 1 24,75 9 0 9,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 77 31 69,25 349,310 110

48 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 18 4 17,00 1 2 0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 75 23 69,25 349,274 111

49 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 5 13,75 7 1 6,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 75 23 69,25 349,117 112

50 0 SİNEM SUCU 12E 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 74 23 68,25 345,396 116

51 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 18 5 16,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 75 30 67,50 344,418 118

52 0 AYŞEGÜL TAY 12S 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 15 3 14,25 5 2 4,50 5 1 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 73 23 67,25 343,094 119

53 0 CELAL SERDAR 12S 13 3 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 1 20,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 70 14 66,50 342,512 120

54 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 27 10 24,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 4 14,00 3 0 3,00 6 1 5,75 3 1 2,75 3 3 2,25 72 21 66,75 342,361 122

55 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 23 14 19,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 18 7 16,25 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 74 30 66,50 342,168 123

56 0 RABİA FİDAN  MS 26 14 22,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 20 3 19,25 5 1 4,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 2 3,50 74 28 67,00 342,068 124

57 0 CEYLİN SERBES 12S 26 13 22,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 74 29 66,75 341,939 125

58 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 3 3,25 3 2 2,50 74 30 66,50 341,536 128
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

59 0 BELİNAY DALGİZ 12S 18 19 13,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 23 4 22,00 6 1 5,75 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 74 35 65,25 338,523 133

60 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 17 3 16,25 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 70 19 65,25 338,057 134

61 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 26 13 22,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 14 6 12,50 3 0 3,00 3 3 2,25 5 0 5,00 4 1 3,75 71 25 64,75 336,606 136

62 0 HAVİN İREM CURKA  MS 24 13 20,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 20 5 18,75 5 1 4,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 73 32 65,00 336,567 137

63 0 ÖMER ÜNSAL 12S 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 15 5 13,75 5 1 4,75 6 0 6,00 3 2 2,50 3 2 2,50 71 25 64,75 336,566 138

64 0 DİLVİN YEĞEN  MD 26 13 22,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 17 4 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 71 24 65,00 336,380 139

65 0 ALPER ARSLAN 12S 22 17 17,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 7 21,25 4 6 2,50 5 2 4,50 3 3 2,25 3 3 2,25 75 43 64,25 334,764 142

66 0 SELİN MERSİNLİ 12S 27 10 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 2 4 1,00 4 3 3,25 4 0 4,00 4 1 3,75 71 28 64,00 334,354 143

67 0 PINAR YILMAZ 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 4 11,00 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 69 22 63,50 332,746 146

68 0 İREM ÇELİK 12S 25 13 21,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 19 7 17,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 72 35 63,25 331,815 148

69 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 31 8 29,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 16 9 13,75 3 4 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 70 27 63,25 331,410 149

70 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 14 4 13,00 5 1 4,75 4 1 3,75 2 1 1,75 68 20 63,00 331,266 151

71 0 ARDA PALALI 12S 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 14 3 13,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 3 2,25 69 24 63,00 331,093 152

72 0 NACİYE YÜKSEL 12E 26 12 23,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 3 15,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 68 21 62,75 330,236 155

73 0 EREN A 12S 23 8 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 14 2 13,50 5 0 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 67 17 62,75 330,062 156

74 0 CANSU EREN  MS 33 6 31,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 66 13 62,75 329,317 159

75 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 21 1 20,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 67 18 62,50 328,328 160

76 0 SUDE TEPECİK 12S 29 9 26,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 67 20 62,00 327,733 161

77 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 2 1 1,75 6 1 5,75 2 5 0,75 2 4 1,00 70 32 62,00 327,681 163

78 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 11 25,25 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 4 1 3,75 67 21 61,75 327,551 165

79 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 4 13,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 68 25 61,75 327,317 166

80 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 28 12 25,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 14 4 13,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 67 22 61,50 326,400 167

81 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 65 14 61,50 326,031 168

82 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 24 14 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 3 17,25 3 1 2,75 3 3 2,25 6 1 5,75 2 4 1,00 69 31 61,25 325,918 169

83 0 BORA ALTINIŞIK 12S 26 14 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 18 5 16,75 1 3 0,25 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 70 37 60,75 324,374 172

84 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 12 24,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 14 4 13,00 4 1 3,75 3 3 2,25 5 1 4,75 67 26 60,50 324,065 173

85 0 ADA YALÇIN 12E 36 3 35,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 65 15 61,25 324,036 174

86 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 8 11,00 1 1 0,75 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 67 25 60,75 324,031 175

87 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 29 9 26,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 12 1 11,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 65 18 60,50 323,567 176

                                              3 / 18



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

88 0 FERAYE UYAR 12S 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 7 14,25 4 0 4,00 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 69 33 60,75 323,563 177

89 0 ESMA TOPTAŞ 12S 25 10 22,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 3 2,25 66 24 60,00 321,671 179

90 0 EMİR YALÇIN 12S 30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 3 2 2,50 3 3 2,25 64 17 59,75 321,564 180

91 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 28 11 25,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 12 8 10,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 3 1,25 4 2 3,50 68 33 59,75 321,516 181

92 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 21 8 19,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 13 4 12,00 1 0 1,00 6 1 5,75 3 2 2,50 4 2 3,50 64 19 59,25 320,747 182

93 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 25 13 21,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 66 27 59,25 319,679 184

94 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 24 12 21,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 14 6 12,50 5 2 4,50 5 1 4,75 3 1 2,75 4 1 3,75 65 26 58,50 318,337 185

95 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 3 0,25 65 26 58,50 316,902 187

96 0 ŞEVVAL SARA 12S 21 15 17,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 19 3 18,25 6 1 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 66 31 58,25 316,468 190

97 0 ARDA HIZLI  MS 25 15 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 13 1 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 63 21 57,75 315,964 192

98 0 AYÇA POLAT  MS 27 8 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 13 2 12,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 62 17 57,75 315,048 194

99 0 EMİNE AKKOYUN 12S 19 7 17,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 2 3 1,25 61 18 56,50 312,245 196

100 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 22 17 17,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 3 1 2,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 3 2,25 65 35 56,25 311,694 197

101 0 TALHA GÜRCAN  MS 21 11 18,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 14 3 13,25 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 0 4,00 61 20 56,00 310,670 200

102 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 25 12 22,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 1 10,75 0 2 -0,50 4 2 3,50 2 3 1,25 4 2 3,50 62 24 56,00 310,409 201

103 0 ECEM ARSLAN 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 61 21 55,75 308,791 202

104 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 0 10,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 60 17 55,75 308,752 203

105 0 SILA DİLBAZ  MS 26 8 24,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 9 1 8,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 59 15 55,25 308,144 206

106 0 HATİCE ATASOY  MS 19 10 16,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 15 7 13,25 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 3 2 2,50 62 27 55,25 308,072 207

107 0 CEYLİN ÇETİN 12E 30 6 28,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 58 11 55,25 307,105 208

108 0 KEREM KIRCA 12S 26 10 23,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 61 24 55,00 306,898 209

109 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 24 11 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 5 10,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 62 28 55,00 306,811 210

110 0 BEREN ŞAHİN  MS 22 12 19,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 17 9 14,75 6 0 6,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 63 32 55,00 306,540 211

111 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 24 16 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 3 14,25 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 63 34 54,50 305,592 214

112 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 22 14 18,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 11 4 10,00 6 1 5,75 4 2 3,50 5 0 5,00 60 25 53,75 305,172 215

113 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 24 16 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 15 8 13,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 5 0,75 3 3 2,25 65 43 54,25 304,847 216

114 0 ELİFSU ZORBA 12E 24 15 20,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 15 1 14,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 60 23 54,25 304,793 217

115 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 22 17 17,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 8 13,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 64 40 54,00 304,279 219

116 0 FATİH KURFALLI  MS 25 13 21,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 15 0 15,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 59 21 53,75 303,482 222
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

117 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 26 13 22,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 10 5 8,75 2 1 1,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 61 30 53,50 303,096 223

118 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 7 7 5,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 58 18 53,50 302,238 224

119 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 1 11,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 60 26 53,50 302,217 225

120 0 EGE GÜVEN 12S 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 18 9 15,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 64 42 53,50 302,016 226

121 0 SİDRE KIZITUĞ  MS 25 15 21,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 11 9,25 6 0 6,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 64 43 53,25 301,135 228

122 0 ELA NAZ DEMİR 12E 26 14 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 4 13,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 59 24 53,00 300,496 229

123 0 DENİZ GÜLER 12D 30 9 27,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 56 13 52,75 300,455 230

124 0 BELEN SARI 12E 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 57 18 52,50 299,034 232

125 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 2 5,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 57 19 52,25 298,682 233

126 0 RAVZANUR KARABACAK12S 25 14 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 5 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 1 4,75 58 25 51,75 298,363 235

127 0 ATAKAN ATEŞ 12S 24 15 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 13 15 9,25 2 1 1,75 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 63 44 52,00 298,280 236

128 0 EMİN PALA  MS 20 18 15,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 20 2 19,50 2 2 1,50 3 4 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 61 36 52,00 297,721 237

129 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 20 14 16,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 14 3 13,25 3 2 2,50 5 1 4,75 1 3 0,25 2 2 1,50 59 29 51,75 297,651 239

130 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 22 17 17,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 59 30 51,50 297,161 241

131 0 İREM BALIKÇI  MD 31 8 29,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 56 17 51,75 296,990 242

132 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 24 13 20,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 2 1 1,75 57 23 51,25 296,230 243

133 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 18 8 16,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 18 6 16,50 1 2 0,50 5 1 4,75 3 1 2,75 2 1 1,75 56 20 51,00 296,030 244

134 0 NURSEL KILIÇ 12S 23 17 18,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 15 4 14,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 59 31 51,25 295,947 245

135 0 MELİH SÜMER  ME 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 7 4 6,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 56 20 51,00 295,004 246

136 0 ZEYNEP KARA 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 2 0,50 1 0 1,00 56 19 51,25 294,854 247

137 0 BERKAY ALKAN 12S 24 12 21,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 14 6 12,50 4 1 3,75 5 1 4,75 2 1 1,75 1 3 0,25 58 29 50,75 294,635 248

138 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 14 14 10,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 1 1 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 57 26 50,50 294,579 249

139 0 GÜLÜMSER K 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 57 23 51,25 294,569 250

140 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 30 8 28,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 11 3 10,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 56 21 50,75 294,445 251

141 0 SELÇUK AKI 12S 24 15 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 58 29 50,75 294,422 252

142 0 ZEYNEP AYDIN 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 54 12 51,00 294,272 253

143 0 İ *K NADİDE ACAR 12E 26 7 24,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 53 9 50,75 293,857 254

144 0 ALMİNA KURT 12S 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 6 3,50 2 1 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 58 30 50,50 293,506 255

145 0 BADE PALABIYIK 12D 32 7 30,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 55 17 50,75 293,501 256
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

146 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 24 10 21,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 8 3 7,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 2 3 1,25 56 23 50,25 293,348 257

147 0 ARİF EREN KAZAK 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 56 22 50,50 293,145 259

148 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 23 13 19,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 0 14,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 55 18 50,50 292,436 260

149 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 18 10 15,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 2 10,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 54 17 49,75 292,149 261

150 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12D 23 13 19,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 56 23 50,25 292,137 262

151 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 4 1,00 57 29 49,75 291,666 264

152 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 30 9 27,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 7 2 6,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 55 20 50,00 291,294 265

153 0 ALPEREN EKŞİ 12S 26 8 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 53 15 49,25 291,092 266

154 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 54 17 49,75 290,895 267

155 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 26 9 23,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 13 6 11,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 55 22 49,50 290,138 269

156 0 BERK ŞANOLAN 12S 17 9 14,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 13 7 11,25 1 2 0,50 4 3 3,25 3 1 2,75 4 2 3,50 56 29 48,75 289,570 271

157 0 TUBA YAKIN  ME 27 11 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 5 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 55 23 49,25 289,546 272

158 0 SÜEDA COŞAN 12E 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 4 3 3,25 2 0 2,00 55 24 49,00 289,284 273

159 0 ELİF AKBOĞA 12D 27 13 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 1 4,75 3 1 2,75 2 3 1,25 55 25 48,75 289,275 274

160 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 18 18 13,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 4 11,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 56 29 48,75 289,169 275

161 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 27 11 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 3 4,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 54 20 49,00 289,168 276

162 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 55 24 49,00 289,028 278

163 0 SUDE NAZ SELÇUK  MD 29 8 27,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 52 12 49,00 288,799 280

164 0 DENİZ ŞENKAL  MD 24 15 20,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 2 1,50 2 0 2,00 6 0 6,00 54 22 48,50 288,759 281

165 0 NAZLICAN DARCAN 12D 26 13 22,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 56 29 48,75 288,109 282

166 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 54 21 48,75 287,737 283

167 0 NİL GEDİKLİ 12S 17 16 13,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 13 5 11,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 4 2 3,50 56 32 48,00 287,108 284

168 0 BİLGE TAŞKIN  MS 20 11 17,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 2 1,50 54 24 48,00 286,894 285

169 0 ÖZLEM AYTEKİ 12E 26 10 23,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 52 15 48,25 286,313 286

170 0 MÜGE AKGÜL 12S 24 13 20,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 5 8,75 2 0 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 54 24 48,00 285,993 287

171 0 EBRAR YILMAZ 12D 20 4 19,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 51 13 47,75 285,754 289

172 0 BURCU CEYHAN 12S 18 12 15,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 8 1 7,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 4 1 3,75 53 22 47,50 285,650 290

173 0 ARDA YILDIRIM  MS 26 10 23,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 8 4 7,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 53 22 47,50 284,912 292

174 0 ÇAĞAN APIK 12S 23 13 19,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 8 7 6,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 54 26 47,50 284,890 293
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

175 0 EMİNE GÜL BATI 12E 19 14 15,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 52 18 47,50 284,721 294

176 0 İBRAHİM KAFA 12D 29 10 26,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 2 0,50 1 0 1,00 52 17 47,75 284,666 295

177 0 BEYZA GENÇ 12S 27 12 24,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 7 2 6,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 53 23 47,25 283,713 297

178 0 ETHEM GÖRAL  MS 21 14 17,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 9 3 8,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 53 25 46,75 283,552 298

179 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 11 26,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 53 24 47,00 283,219 301

180 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 11 21,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 7 2 6,50 1 3 0,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 54 29 46,75 282,776 303

181 0 BELİNAY DAĞLI 12S 15 21 9,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 17 4 16,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 56 38 46,50 282,519 306

182 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 22 16 18,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 6 15,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 57 43 46,25 281,104 308

183 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 24 12 21,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 51 20 46,00 280,879 309

184 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 24 15 20,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 9 2 8,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 52 24 46,00 280,846 310

185 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 24 13 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 7 9,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 56 39 46,25 280,818 311

186 0 BEGÜM KIRTOK 12E 23 15 19,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 7 9,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 53 28 46,00 280,209 314

187 0 YELDA İŞBİLİR  MD 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 2 3,50 52 25 45,75 280,163 315

188 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 26 13 22,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 2 0 2,00 52 24 46,00 279,284 317

189 0 AZRA GÜNAL 12E 23 17 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 52 26 45,50 279,201 318

190 0 ELA YILDIZ 12E 25 13 21,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 1 1 0,75 52 25 45,75 278,726 322

191 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 24 12 21,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 4 4,00 1 1 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 51 23 45,25 278,718 323

192 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 20 19 15,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 26 45,50 278,239 324

193 0 UMUT EGE ERBİL 12E 24 12 21,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 5 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 51 23 45,25 278,178 325

194 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 20 16 16,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 16 7 14,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 55 39 45,25 278,174 326

195 0 ASYA ŞENGÖR 12D 31 7 29,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 51 22 45,50 278,122 327

196 0 CEYLİN UYĞUN 12S 24 15 20,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 7 9 4,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 1 3 0,25 2 1 1,75 53 32 45,00 277,902 328

197 0 BEGUM ULU  MD 27 13 23,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 6 4 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 50 19 45,25 277,739 330

198 0 NİSANUR TAŞKIRAN  ME 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 50 20 45,00 277,322 332

199 0 ECEM ERKİL 12S 19 13 15,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 14 1 13,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 49 17 44,75 277,191 333

200 0 ZEHRA UYSAL 12E 28 11 25,25 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 49 16 45,00 277,026 335

201 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 21 17 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 13 5 11,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 4 1,00 54 37 44,75 276,698 336

202 0 CEYLİN KIZIL 12E 26 9 23,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 7 6 5,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 50 21 44,75 276,253 338

203 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 23 13 19,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 50 22 44,50 276,033 339
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

204 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 51 25 44,75 275,880 340

205 0 DERİN TUĞA 12D 24 14 20,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 9 2 8,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 50 22 44,50 275,324 341

206 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 24 10 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 48 16 44,00 274,941 343

207 0 TUĞR * ERE N 12S 19 18 14,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 10 3 9,25 2 0 2,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 52 32 44,00 274,629 344

208 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 26 12 23,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 48 18 43,50 273,055 347

209 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 22 15 18,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 10 5 8,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 2 1,50 51 31 43,25 272,930 348

210 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 19 7 17,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 9 2 8,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 48 19 43,25 271,848 351

211 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 20 20 15,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 0 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 51 33 42,75 271,478 353

212 0 ELİF SU ÖZALP 12E 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 48 20 43,00 271,008 356

213 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 14 19,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 51 33 42,75 270,792 357

214 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 21 19 16,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 9 4 8,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 50 29 42,75 270,628 358

215 0 SARP SÜTUNÇ  MS 17 16 13,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 9 4 8,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 50 30 42,50 270,216 360

216 0 MEHMET BİNİCİ 12S 16 13 12,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 17 5 15,75 3 1 2,75 1 0 1,00 49 26 42,50 270,011 361

217 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 12 20,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 12 2 11,50 47 17 42,75 269,795 362

218 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 13 19,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 14 9 11,75 1 3 0,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 54 46 42,50 269,697 363

219 0 MİNA ÖZTÜRK 12S 18 8 16,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 10 5 8,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 48 23 42,25 269,611 364

220 0 CEYLİN BİLGİN 12E 22 13 18,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 47 19 42,25 269,367 365

221 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 25 14 21,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 50 30 42,50 269,336 366

222 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 20 16 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 9 8 7,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 51 35 42,25 269,170 367

223 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 9 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 7 7 5,25 4 2 3,50 1 3 0,25 4 1 3,75 49 29 41,75 268,493 369

224 0 EGE YAYMACI 12E 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 47 20 42,00 268,409 370

225 0 FEYZA ERGÜL 12S 23 14 19,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 8 4 7,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 49 29 41,75 268,381 371

226 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 24 10 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 2 0 2,00 1 0 1,00 46 16 42,00 268,266 372

227 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 27 7 25,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 6 3 5,25 45 11 42,25 268,249 373

228 0 ARDA SÖZER  MS 22 14 18,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 8 3 7,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 48 25 41,75 267,847 374

229 0 SERRA ÖZMEN 12E 24 8 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 3 5,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 47 21 41,75 267,378 375

230 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 23 15 19,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 25 41,75 267,184 376

231 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 22 12 19,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 10 -1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 48 26 41,50 267,145 377

232 0 DİLVİN AVCAN 12E 22 15 18,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 0 2,00 1 0 1,00 46 18 41,50 266,873 378
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

233 0 ÇINAR BİRCAN 12S 15 15 11,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 7 13,25 3 0 3,00 3 4 2,00 1 1 0,75 2 4 1,00 51 39 41,25 266,377 380

234 0 ECRİN KABASAKAL 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 1 7,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 22 41,50 266,363 381

235 0 IŞILAY YENİAY 12D 20 16 16,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 6 0 6,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 47 24 41,00 265,880 382

236 0 ONUR SEVGİ 12S 19 14 15,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 48 29 40,75 265,724 383

237 0 SELİN İKİZ 12D 24 15 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 7 1 6,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 47 24 41,00 265,442 384

238 0 ZEYNEP NUR KOCAG *EK12E 25 12 22,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 45 16 41,00 265,118 385

239 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 12 23,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 8 2,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 49 33 40,75 264,845 386

240 0 KEMAL HORUZ 12E 21 12 18,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 5 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 46 22 40,50 264,453 387

241 0 ELİF EYLÜL YILM* 12E 20 17 15,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 11 2 10,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 47 25 40,75 263,925 389

242 0 ARDA YAŞAR KULA 12S 16 18 11,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 5 5,75 1 0 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 48 32 40,00 263,758 391

243 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 11 10 8,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 1 0,75 5 2 4,50 2 2 1,50 2 1 1,75 45 20 40,00 263,709 392

244 0 EKİN ERİŞ 12E 24 16 20,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 0 3,00 46 22 40,50 263,219 393

245 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 23 12 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 19 40,25 262,849 396

246 0 ELİF AYDIN 12E 25 13 21,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 46 23 40,25 262,822 397

247 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 27 7 25,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 8 1,00 1 0 1,00 45 19 40,25 262,635 398

248 0 ELA SEVER 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 5 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 47 28 40,00 262,615 399

249 0 ZEYNEP BAYSALLAR  MD 28 9 25,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 43 11 40,25 262,386 400

250 0 BADE GÖREN 12D 23 14 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 6 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 46 25 39,75 261,852 401

251 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 18 18 13,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 46 26 39,50 261,749 402

252 0 EMİR GÖNÜL 12D 19 21 13,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 14 9 11,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 50 42 39,50 260,536 404

253 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 22 15 18,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 22 39,50 260,532 405

254 0 TUĞÇE NAZ  AYMANCI 12S 17 17 12,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 1 3 0,25 5 1 4,75 2 2 1,50 47 32 39,00 260,390 406

255 0 ALANUR DEMİR 12D 25 11 22,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 45 23 39,25 259,886 407

256 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 22 15 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 2 3,50 45 25 38,75 259,813 408

257 0 DİDEM ERDEM  MS 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 1 6,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 43 16 39,00 259,488 409

258 0 BEYZA ORTA 12E 21 14 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 4 7,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 24 39,00 259,040 410

259 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 20 18 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 7 1 6,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 46 30 38,50 258,955 411

260 0 DOĞA AYAR 12E 22 16 18,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 8 8 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 47 33 38,75 258,698 413

261 0 ALİ KAA N KARAABALI 12S 3 12 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 44 24 38,00 258,640 414
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

262 0 EBRAR KUL  MD 25 14 21,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 45 25 38,75 258,391 416

263 0 EMİRHAN BOZ  MS 20 10 17,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 6 6,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 46 32 38,00 256,713 420

264 0 MUST FA KÖSE  MS 18 17 13,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 46 32 38,00 256,680 421

265 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 21 17 16,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 8 6 6,50 2 4 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 47 36 38,00 256,459 422

266 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 13 25 6,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 18 7 16,25 2 2 1,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 50 49 37,75 256,262 423

267 0 ELİF NAZ OKTAY  MD 23 11 20,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 41 13 37,75 255,660 424

268 0 KAAN S MİH KURT  MS 15 14 11,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 10 6 8,50 2 0 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 2 2,50 45 31 37,25 255,217 425

269 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 19 17 14,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 6 2,50 1 0 1,00 6 0 6,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 44 28 37,00 254,733 426

270 0 NUR ŞEKER 12D 23 16 19,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 45 31 37,25 254,338 427

271 0 ŞURA ARSLAN 12E 22 16 18,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 6 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 44 28 37,00 253,966 429

272 0 YAĞMUR TUNALI 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 19 37,25 253,834 430

273 0 AZRA ÇELİK  MD 22 15 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 43 24 37,00 253,744 431

274 0 RÜMEYSA KAYA  ME 21 17 16,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 43 24 37,00 253,692 432

275 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 21 18 16,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 7 3 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 44 28 37,00 253,626 433

276 0 ÖZEN KILIC  MD 24 14 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 42 20 37,00 253,519 434

277 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 24 11 21,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 253,203 435

278 0 TAHA ÇOKSEVER  MD 19 17 14,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 4 6,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 44 30 36,50 252,550 436

279 0 ADA ÖLMEZ 12E 20 18 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 5 9,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 33 36,75 252,364 437

280 0 NİSA AKSU  ME 21 18 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 2 6,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 43 26 36,50 251,966 440

281 0 İRFAN KABAŞ 12S 18 11 15,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 41 19 36,25 251,885 441

282 0 BEYZANUR AĞIR 12S 26 9 23,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 42 22 36,50 251,784 442

283 0 ASLI OSMANBEY 12E 22 17 17,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 5 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 43 27 36,25 251,069 445

284 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 18 21 12,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 11 8 9,00 4 0 4,00 3 4 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 48 48 36,00 250,953 446

285 0 BEYZA DURSUN  MS 21 13 17,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 42 25 35,75 250,546 447

286 0 MERYEM SENA YEŞİLOVA12D 25 15 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 24 36,00 250,367 448

287 0 AHMET KAAN SES İ 12D 18 17 13,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 41 23 35,25 249,651 449

288 0 MELEK YALÇIN 12S 21 19 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 7 12 4,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 3 2,25 47 46 35,50 249,588 450

289 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 18 20 13,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 42 26 35,50 249,377 451

290 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 19 17 14,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 43 30 35,50 249,324 452
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

291 0 AYŞE KAVKACI 12S 19 18 14,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 6 3,50 2 1 1,75 3 4 2,00 2 5 0,75 1 4 0,00 46 42 35,50 249,311 453

292 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 25 8 23,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 13 35,75 249,221 455

293 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 11 9 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 3 4 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 40 20 35,00 248,993 456

294 0 BER İLBAKIR  MD 20 18 15,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 42 27 35,25 248,992 457

295 0 ORHAN EFE  BODUROĞLU12D 21 15 17,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 41 23 35,25 248,886 458

296 0 NAZ OKKA 12E 17 18 12,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 41 23 35,25 248,645 459

297 0 ÖZÜR DİLERİM 12S 9 21 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 8 12 5,00 3 5 1,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 47 50 34,50 248,512 460

298 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 19 17 14,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 4 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 42 28 35,00 248,209 461

299 0 NAZLI BALA  ME 24 13 20,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 40 19 35,25 247,853 463

300 0 SUDENAZ YALI 12E 20 19 15,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 40 20 35,00 247,703 464

301 0 EYLÜL GÜLTEJİN 12S 17 10 14,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 40 21 34,75 247,463 466

302 0 RANA NAZ YILDIRIM  MD 20 15 16,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 42 29 34,75 247,132 468

303 0 DAMLA ERTEM 12S 22 11 19,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 8 2 7,50 1 0 1,00 39 16 35,00 247,091 469

304 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 22 34,50 246,085 470

305 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 12 18,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 2 4,50 1 0 1,00 39 18 34,50 245,914 471

306 0 TUĞÇE MERSİNLİ 12D 23 14 19,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 2 3,50 39 18 34,50 245,671 472

307 0 AHMET KARAASLAN 12S 15 9 12,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 8 3,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 40 24 34,00 245,616 473

308 0 ERSİN AKKOÇ 12S 18 17 13,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 5 6,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 44 39 34,25 245,361 474

309 0 ZEHRA İKAN 12E 18 15 14,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 40 24 34,00 245,100 476

310 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 18 21 12,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 6 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 42 32 34,00 245,093 477

311 0 MEHMET * DA EREN  MS 17 12 14,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 2 5,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 40 24 34,00 244,759 478

312 0 ORHAN BAYKAL 12E 20 18 15,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 42 32 34,00 244,681 479

313 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 21 17 16,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 43 36 34,00 244,487 480

314 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 22 16 18,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 41 29 33,75 244,471 481

315 0 DOĞA SOYLU  MD 17 5 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 38 17 33,75 244,101 482

316 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 18 4 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 37 13 33,75 243,963 483

317 0 AÇELYA IŞILAK  MD 25 12 22,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 38 17 33,75 243,418 484

318 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 19 15 15,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 39 22 33,50 243,336 485

319 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 18 17 13,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 40 27 33,25 243,332 486
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

320 0 ŞEYMA SUEDA SARI  MD 23 15 19,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 39 22 33,50 243,134 487

321 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 16 18,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 27 33,25 242,480 488

322 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 15 21 9,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 5 12,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 42 36 33,00 242,437 489

323 0 SENA ŞİRİN 12D 22 17 17,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 41 31 33,25 242,295 490

324 0 SILA SÜZ  ME 17 18 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 9 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 41 32 33,00 242,255 492

325 0 KAYRA BAYDAR 12D 18 16 14,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 40 29 32,75 241,648 494

326 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 22 16 18,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 39 25 32,75 241,043 497

327 0 BAŞAK UYAN 12S 18 21 12,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 6 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 41 34 32,50 241,005 498

328 0 HİRANUR YAZICI 12E 21 11 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 17 32,75 240,584 499

329 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 17 12 14,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 37 19 32,25 239,907 501

330 0 DİDEM SANCAK  MD 18 19 13,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 41 36 32,00 239,792 502

331 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 14 9 11,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 8 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 40 32 32,00 239,603 503

332 0 ÖMER ÇOBAN 12S 16 12 13,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 36 16 32,00 239,476 504

333 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 13 18 8,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 8 7 6,25 3 2 2,50 2 4 1,00 4 1 3,75 41 37 31,75 239,409 505

334 0 BEYZA NUR AKAN  ME 21 14 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 37 20 32,00 238,976 507

335 0 SİMA YILDIZ 12E 22 15 18,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 25 31,75 237,856 508

336 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 21 14 17,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 21 31,75 237,680 509

337 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 12 18,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 38 26 31,50 237,599 510

338 0 İDİL YALÇI N 12D 19 11 16,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 37 23 31,25 237,004 511

339 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 20 16 16,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 38 26 31,50 236,994 512

340 0 EZGİ ÇOKAL  MD 17 7 15,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 35 14 31,50 236,987 513

341 0 HİLAL YILMAZ  ME 22 12 19,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 36 18 31,50 236,887 514

342 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 20 17 15,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 37 23 31,25 236,863 515

343 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 19 17 14,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 3 3 2,25 39 32 31,00 236,827 516

344 0 FATİH KURT  ME 19 17 14,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 38 28 31,00 236,465 517

345 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 23 17 18,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 7 1,25 39 31 31,25 236,174 518

346 0 ELİFSU DANACI 12D 22 18 17,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 40 37 30,75 235,364 520

347 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 20 8 18,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 6 1 5,75 34 13 30,75 234,676 521

348 0 SAMET BAYGIN  MD 19 18 14,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 30 30,50 234,320 522
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

349 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 19 16 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 36 22 30,50 234,263 523

350 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 18 17 13,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 37 27 30,25 234,057 524

351 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 20 13 16,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 34 14 30,50 234,042 525

352 0 İLKİM USLU 12D 20 17 15,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 37 29 29,75 232,799 526

353 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 16 5 14,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 4 1,00 36 24 30,00 232,796 527

354 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 16 15 12,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 25 29,75 232,617 529

355 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 20 6 18,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 32 8 30,00 232,524 531

356 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 17 17 12,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 37 29 29,75 232,514 532

357 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 28 30,00 232,441 533

358 0 EMİR GÜNEŞ 12S 9 6 7,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 8 10 5,50 2 4 1,00 1 1 0,75 35 22 29,50 231,675 535

359 0 LORİN CANİK  ME 20 10 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 13 29,75 231,656 536

360 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 20 16 16,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 38 34 29,50 231,477 537

361 0 NEHİR SÖNME  Z  MD 20 16 16,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 35 22 29,50 231,435 538

362 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 37 31 29,25 231,238 539

363 0 ALEYNA  MD 20 8 18,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 32 11 29,25 230,335 542

364 0 REŞİT ACAR  ME 13 12 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 9 8 7,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 38 36 29,00 229,802 543

365 0 KADİRHAN İNAN 12S 11 15 7,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 4 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 25 28,75 229,274 544

366 0 MUHAMMED TAŞ  MS 17 14 13,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 10 3,50 2 1 1,75 4 3 3,25 2 4 1,00 38 39 28,25 228,755 545

367 0 AYLİN ÖNİZ 12E 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 37 34 28,50 228,316 547

368 0 ÖZNUR SALTIK  ME 23 12 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 36 30 28,50 228,224 548

369 0 ARDA BİLİR 12E 20 17 15,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 35 28 28,00 227,362 549

370 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 17 17 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 36 32 28,00 227,300 550

371 0 ASYA SU YAVUZ 12E 18 22 12,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 36 33 27,75 227,043 551

372 0 KAAN KARAKAŞ  ME 20 12 17,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 32 16 28,00 226,693 553

373 0 SUDENAZ * GÜN 12D 18 18 13,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 34 25 27,75 226,436 554

374 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 20 16 16,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 10 1,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 44 28,00 226,398 555

375 0 ENİS BAYDAR 12D 17 16 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 37 37 27,75 226,325 556

376 0 RABİA KAYA  MS 16 16 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 34 27 27,25 225,950 557

377 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 13 6 11,50 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 30 11 27,25 225,402 559
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

378 0 SUDE DİNÇ  MS 12 13 8,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 8 0 8,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 32 21 26,75 224,592 562

379 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 24 12 21,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 6 -1,50 34 27 27,25 224,394 563

380 0 ALPEREN SARP 12E 12 15 8,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 24 27,00 223,783 564

381 0 MUSTAFA TEKER  MD 21 16 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 25 26,75 223,189 565

382 0 SAMET BARAN ÇAKMER12D 8 6 6,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 14 26,50 223,021 566

383 0 HASAN YILDIZ  MS 16 10 13,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 32 23 26,25 222,145 567

384 0 SEMİH SERBEST 12S 10 5 8,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 4 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 30 16 26,00 222,088 568

385 0 SUDE DÜZGÜN 12E 15 23 9,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 32 26,00 221,277 570

386 0 ESMA ÇİÇEK  MS 20 15 16,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 34 32 26,00 221,035 571

387 0 MERT DENİZ BALCI 12D 14 9 11,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 30 17 25,75 221,027 572

388 0 DERİN YETİŞEN 12E 16 19 11,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 32 24 26,00 220,957 573

389 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 15 20 10,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 33 29 25,75 220,792 574

390 0 KAAN AKAR 12E 17 16 13,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 21 25,75 220,360 575

391 0 NİSA GÜRLER 12D 23 12 20,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 31 21 25,75 220,273 576

392 0 SEDEF SARIKAYA 12D 16 11 13,25 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 31 21 25,75 220,160 577

393 0 BERAT DEMİRCAN  ME 19 15 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 32 25 25,75 220,118 578

394 0 DİCLE KAYA  MS 18 17 13,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 32 27 25,25 219,415 579

395 0 DİLBER BAYRAM  ME 20 15 16,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 27 25,25 218,911 580

396 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 15 13 11,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 32 27 25,25 218,770 581

397 0 CEYLİN İBAR 12S 17 17 12,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 4 3,00 1 0 1,00 32 27 25,25 218,692 582

398 0 EFE NAYAN 12S 9 7 7,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 7 4,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 20 25,00 218,575 583

399 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 10 15 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 32 29 24,75 218,426 585

400 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 17 20 12,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 31 24 25,00 218,013 586

401 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 18 14 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 8 7 6,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 34 36 25,00 217,989 588

402 0 FATMA TÜRKAN 12S 17 10 14,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 31 24 25,00 217,881 589

403 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 20 11,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 29 24,75 217,869 590

404 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 16 19 11,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 10 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 3 2,25 35 42 24,50 217,481 591

405 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 18 13,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 32 29 24,75 217,292 592

406 0 EELİSA HATAY  ME 21 15 17,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 31 26 24,50 216,736 595
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

407 0 MISRA ÖZTEMEL  MD 20 15 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 26 24,50 216,488 596

408 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 17 15 13,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 35 43 24,25 216,456 598

409 0 FİDELYA PARLA 12S 20 16 16,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 9 -0,25 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 36 47 24,25 216,134 599

410 0 BEYZA ÇETİN 12E 16 18 11,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 3 3,25 30 23 24,25 215,799 600

411 0 İL* D  YAKŞE 12E 18 19 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 31 24,25 215,678 601

412 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 20 12,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 35 44 24,00 215,510 602

413 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 13 10 10,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 4 3 3,25 2 2 1,50 1 3 0,25 32 33 23,75 215,427 603

414 0 NEHİR KİBAR 12D 14 17 9,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 30 24 24,00 215,421 604

415 0 EFE ALTAN  ME 20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 35 44 24,00 215,260 606

416 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 15 20 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 32 33 23,75 214,763 607

417 0 AYŞE AYDIN  ME 13 6 11,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 27 13 23,75 214,551 608

418 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 17 19 12,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 33 38 23,50 214,082 609

419 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 14 18 9,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 29 22 23,50 213,996 610

420 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 19 19 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 33 39 23,25 213,567 612

421 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 12 21 6,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 30 28 23,00 212,978 613

422 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 11 19 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 5 0,75 2 0 2,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 34 44 23,00 212,864 615

423 0 ADNAN GEZDİ 12S 15 15 11,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 212,533 616

424 0 BARTU ARSLAN  MS 11 17 6,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 5 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 30 29 22,75 212,350 617

425 0 TALHA KARAKOÇ  ME 15 25 8,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 40 23,00 212,084 619

426 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  MS 17 14 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 212,044 620

427 0 HİLAL TEKİN  MS 17 19 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 33 41 22,75 211,771 621

428 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 18 19 13,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 33 41 22,75 211,545 624

429 0 CEYLİNÖZ CEYLAN  MD 14 25 7,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 33 22,75 211,442 625

430 0 BERKAY KARABACAK  ME 18 16 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 28 21 22,75 211,349 626

431 0 YİGİT MERCAN 12E 15 17 10,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 29 26 22,50 210,929 628

432 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 4 6 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 6 7 4,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 27 20 22,00 210,525 629

433 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 10 16 6,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 11 1 10,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 29 27 22,25 210,408 630

434 0 BEYZANUR TEKİN 12S 10 17 5,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 10 4 9,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 32 22,00 209,798 632

435 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 18 15 14,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 28 25 21,75 208,408 637
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

436 0 İLAYDA KOÇ 12E 15 23 9,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 30 34 21,50 208,046 638

437 0 DİLVİN YILDIZ 12D 11 16 7,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 22 21,50 208,006 639

438 0 RABİA MENEKŞE 12E 15 21 9,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 32 42 21,50 207,804 640

439 0 CEYDA CÖMERT 12S 12 25 5,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 31 21,25 207,308 641

440 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 14 16 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 27 23 21,25 206,981 642

441 0 HAŞİM KUZGUN 12S 11 19 6,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 11 1 10,75 3 0 3,00 27 24 21,00 206,953 643

442 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 15 23 9,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 32 44 21,00 206,898 644

443 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 14 16 10,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 28 28 21,00 206,712 645

444 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 13 27 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 11 19 6,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 4 3 3,25 3 3 2,25 40 77 20,75 206,434 646

445 0 NİLSU AZATLI 12S 11 22 5,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 9 1,75 0 3 -0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 1 3 0,25 33 50 20,50 206,250 647

446 37 AZRA DİCLE KURTTEKİN12S 13 24 7,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 30 37 20,75 206,232 648

447 0 ARDA TURAN  MS 15 15 11,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 25 18 20,50 204,819 649

448 0 RECEP ÖZKAN 12E 15 17 10,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 23 20,25 204,483 650

449 0 BEDRİYEASLAN  ME 10 21 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 31 20,25 204,168 651

450 0 NİSANUR TUTAR 12E 14 20 9,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 29 19,75 202,864 655

451 0 NEHİR YILMAZ  MD 14 22 8,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 27 30 19,50 202,691 656

452 0 SUDE ŞAHİN 12A 18 18 13,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 41 19,75 202,672 657

453 0 BELİNAY NURBAŞ  MD 18 17 13,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 29 19,75 202,640 658

454 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 8 23 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 10 2,50 2 1 1,75 2 5 0,75 4 2 3,50 2 1 1,75 32 51 19,25 202,635 659

455 0 DİLAY YÜKSEL 12E 15 20 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 201,926 661

456 0 MELİSA POLAT 12E 16 13 12,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 24 18 19,50 201,854 662

457 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 7 13 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 5 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 25 24 19,00 200,912 663

458 0 TÜMER KAPLAN  ME 11 14 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 28 19,00 200,751 664

459 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 14 21 8,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 26 28 19,00 200,704 665

460 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 18 19 13,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 32 19,00 200,482 666

461 0 ECRİN YILIZ 12E 13 11 10,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 23 19 18,25 198,228 668

462 0 ELİF YILDIRIM  MS 12 19 7,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 8 2,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 29 44 18,00 197,790 670

463 0 ZEHRA İREM DURMAZ  MD 13 18 8,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 24 24 18,00 197,566 671

464 0 CEMRE EKER 12E 17 16 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 23 21 17,75 196,696 673
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

465 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 18 14 14,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 23 21 17,75 196,679 674

466 0 MELİKE YILDIRIM 12S 10 13 6,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 22 19 17,25 196,092 675

467 0 EMİR ARSLAN 12S 12 15 8,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 26 35 17,25 195,535 676

468 0 EZGİ KARACA 12E 12 26 5,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 4 3,00 26 37 16,75 193,946 678

469 0 KAYRA HOROZLAR  ME 20 17 15,75 1 0 1,00 21 17 16,75 193,679 679

470 0 KAAN TUZMAN 12S 5 11 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 22 23 16,25 192,934 680

471 0 FATM  ESER 12E 12 17 7,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 23 30 15,50 190,518 683

472 0 EYLÜL TEZER 12E 12 23 6,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 39 15,25 189,464 684

473 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 10 27 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 26 45 14,75 188,763 685

474 0 SAYRA ÖZÇİL 12E 12 26 5,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 24 38 14,50 188,377 687

475 0 EREN AKBAŞ  MS 9 8 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 14 14,50 187,689 688

476 0 MEHMET KAVAS 12S 8 11 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 23 14,25 186,514 690

477 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 8 17 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 7 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 22 33 13,75 186,210 691

478 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 9 19 4,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 19 21 13,75 185,205 693

479 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 7 10 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 20 26 13,50 184,606 694

480 0 İREM YALÇIN 12E 11 19 6,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 22 34 13,50 184,378 695

481 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 6 6 4,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 17 15 13,25 183,877 696

482 0 ADİLE UĞURLU  ME 10 13 6,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 27 13,25 183,833 697

483 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 5 16 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 8 3,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 23 40 13,00 183,011 698

484 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 10 15 6,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 18 21 12,75 182,203 699

485 0 EMRE DİKMEN 12S 6 11 3,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 10 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 27 12,25 180,750 701

486 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 11 29 3,75 7 7 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 24 48 12,00 180,544 702

487 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 5 9 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 15 12 12,00 180,097 703

488 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 8 15 4,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 7 0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 21 38 11,50 179,273 704

489 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 4 13 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 16 23 10,25 175,034 705

490 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 8 16 4,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 23 10,25 174,970 706

491 0 SALİH KARAKOÇ  ME 14 16 10,00 1 4 0,00 15 20 10,00 174,030 707

492 0 SILA AKSOY 12E 9 25 2,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 19 37 9,75 173,473 708

493 0 MUSTAFA MEDİN 12S 2 5 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 13 14 9,50 173,310 709
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

494 0 HALİME KAYA 12E 5 20 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 17 30 9,50 172,992 710

495 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 12 20 7,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 19 38 9,50 172,610 711

496 0 EMİRHAN AKIN  MS 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 13 17 8,75 171,197 712

497 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 12 21 6,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 36 9,00 171,132 713

498 0 YAĞMUR ASLAN  ME 10 12 7,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 13 18 8,50 169,701 715

499 0 KAAN ARIKAN  ME 7 13 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 12 15 8,25 169,056 716

500 0 NAGİHAN ERTEM  MS 8 14 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 11 19 6,25 163,543 717

501 0 GİZEMNUR ER 12E 7 13 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 10 -1,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 14 36 5,00 159,751 718

502 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 5 18 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 44 5,00 159,682 719

503 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 144,228 721

504 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 5 23 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 16 46 4,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

1 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 31 8 29,00 17 2 16,50 39 0 39,00 18 2 17,50 105 12 102,00 446,933 1 1 2 2 2

2 0 YAREN AYSAL 12S 34 6 32,50 17 2 16,50 35 4 34,00 19 1 18,75 105 13 101,75 446,420 2 2 3 3 3

3 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 34 6 32,50 17 2 16,50 39 1 38,75 15 4 14,00 105 13 101,75 445,362 3 3 4 4 4

4 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 31 9 28,75 16 4 15,00 40 0 40,00 18 2 17,50 105 15 101,25 444,726 4 4 5 5 5

5 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 17 3 16,25 38 2 37,50 16 4 15,00 105 15 101,25 444,119 5 5 6 6 6

6 0 IRMAK GÜNER  MS 32 8 30,00 16 4 15,00 38 0 38,00 14 5 12,75 100 17 95,75 427,557 1 6 9 9 10

7 0 BERRAK ŞEKER 12S 30 9 27,75 16 4 15,00 36 2 35,50 16 4 15,00 98 19 93,25 420,782 6 7 11 11 13

8 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 32 7 30,25 17 3 16,25 32 7 30,25 16 3 15,25 97 20 92,00 417,153 7 8 12 12 15

9 0 ŞEVKET Ö *L 12S 32 5 30,75 16 3 15,25 30 1 29,75 16 3 15,25 94 12 91,00 414,207 8 9 14 14 18

10 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 33 5 31,75 17 3 16,25 30 5 28,75 14 4 13,00 94 17 89,75 410,044 9 10 16 16 22

11 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 29 11 26,25 16 3 15,25 36 1 35,75 14 6 12,50 95 21 89,75 410,015 10 11 17 17 23

12 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 7 31,25 17 2 16,50 30 4 29,00 13 6 11,50 93 19 88,25 405,333 11 12 19 19 25

13 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 16 4 15,00 28 2 27,50 15 3 14,25 92 16 88,00 405,197 2 13 20 20 26

14 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 30 10 27,50 15 3 14,25 31 2 30,50 15 5 13,75 91 20 86,00 399,290 12 14 23 23 31

15 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 28 12 25,00 15 3 14,25 36 3 35,25 13 7 11,25 92 25 85,75 398,045 13 15 24 24 33

16 0 ASLINUR KARAKURT 12S 33 7 31,25 15 5 13,75 34 5 32,75 10 10 7,50 92 27 85,25 395,635 14 16 25 25 35

17 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 30 10 27,50 16 4 15,00 31 4 30,00 13 5 11,75 90 23 84,25 393,734 15 17 26 26 36

18 0 ZEYNEP ERALP 12S 30 10 27,50 15 3 14,25 31 2 30,50 12 7 10,25 88 22 82,50 388,272 16 18 27 27 42

19 0 BEYZANUR YAMAN 12S 33 7 31,25 15 3 14,25 26 2 25,50 12 5 10,75 86 17 81,75 386,125 17 19 28 28 44

20 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 31 9 28,75 16 4 15,00 26 3 25,25 13 6 11,50 86 22 80,50 382,686 18 20 30 30 49

21 0 ALİYASİN 12S 25 15 21,25 17 3 16,25 28 4 27,00 16 3 15,25 86 25 79,75 381,469 19 21 31 31 50

22 0 BATIN CAN 12S 29 11 26,25 15 5 13,75 31 7 29,25 11 8 9,00 86 31 78,25 375,576 20 22 32 32 53

23 0 YİĞİT USTA 12S 27 13 23,75 17 2 16,50 25 1 24,75 14 5 12,75 83 21 77,75 375,022 21 23 33 33 54

24 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 30 9 27,75 15 5 13,75 26 8 24,00 13 6 11,50 84 28 77,00 372,450 22 24 34 34 56

25 0 SENA ŞENKUL 12S 27 10 24,50 15 3 14,25 30 2 29,50 10 8 8,00 82 23 76,25 369,537 23 25 35 35 60

26 0 MELİS SOLAK 12S 24 13 20,75 14 2 13,50 32 4 31,00 12 5 10,75 82 24 76,00 369,474 24 26 36 36 61

27 0 ÖMER ALABAY 12S 29 10 26,50 12 5 10,75 29 6 27,50 13 7 11,25 83 28 76,00 369,456 25 27 37 37 62

28 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 26 12 23,00 16 2 15,50 31 6 29,50 10 8 8,00 83 28 76,00 368,846 26 28 38 38 63

29 0 SEMİH SAKCI 12S 32 6 30,50 16 2 15,50 25 8 23,00 9 8 7,00 82 24 76,00 368,495 27 29 40 40 65

30 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 14 4 13,00 22 1 21,75 13 4 12,00 80 18 75,50 368,148 28 30 41 41 66

31 0 ARDA KARACA  MS 28 9 25,75 17 1 16,75 26 1 25,75 9 7 7,25 80 18 75,50 367,183 3 31 42 42 68

32 0 AYBERK ŞAM  MS 25 12 22,00 15 3 14,25 28 9 25,75 14 4 13,00 82 28 75,00 367,037 4 32 43 43 69

33 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 14 6 12,50 19 6 17,50 15 5 13,75 81 24 75,00 367,026 5 33 44 44 70

34 0 BAŞAK DURMAZ  MS 34 6 32,50 14 4 13,00 19 2 18,50 12 6 10,50 79 18 74,50 364,824 6 34 46 46 78

35 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 6 31,50 15 2 14,50 23 2 22,50 6 0 6,00 77 10 74,50 363,856 1 35 48 48 81

36 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 5 31,75 16 1 15,75 22 2 21,50 6 2 5,50 77 10 74,50 363,754 2 36 49 49 82

37 0 BERAT AKKANLI 12S 28 12 25,00 16 2 15,50 24 7 22,25 13 7 11,25 81 28 74,00 363,684 29 37 50 50 83

38 0 DAMLA KİŞİN  MS 30 10 27,50 14 5 12,75 27 3 26,25 9 9 6,75 80 27 73,25 360,415 7 38 53 53 91

39 0 IŞIL EL  MS 25 10 22,50 16 1 15,75 30 1 29,75 7 8 5,00 78 20 73,00 359,413 8 39 54 54 92

40 12111 BERFİN İDİL YEGÜL 12E 33 7 31,25 16 4 15,00 24 8 22,00 7 9 4,75 80 28 73,00 359,199 3 40 55 55 93

41 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 32 6 30,50 13 3 12,25 22 2 21,50 10 8 8,00 77 19 72,25 357,711 30 41 57 57 95

42 0 ESRA NUR TÜRK 12S 28 11 25,25 14 2 13,50 28 5 26,75 9 9 6,75 79 27 72,25 357,536 31 42 58 58 96

43 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 30 10 27,50 14 1 13,75 21 10 18,50 13 6 11,50 78 27 71,25 355,633 32 43 59 59 100

44 0 BURAK ÇIVGIN 12S 29 9 26,75 16 2 15,50 22 5 20,75 10 8 8,00 77 24 71,00 354,154 33 44 60 60 103

45 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 32 8 30,00 14 1 13,75 22 3 21,25 8 8 6,00 76 20 71,00 353,634 34 45 61 61 104

46 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 24 16 20,00 12 7 10,25 33 7 31,25 11 9 8,75 80 39 70,25 352,183 35 46 62 62 105

47 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 20 13 16,75 12 8 10,00 34 1 33,75 11 9 8,75 77 31 69,25 349,310 9 47 65 65 110

48 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 7 28,25 15 3 14,25 19 6 17,50 11 7 9,25 75 23 69,25 349,274 36 48 66 66 111
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

49 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 26 11 23,25 18 2 17,50 22 6 20,50 9 4 8,00 75 23 69,25 349,117 37 49 67 67 112

50 0 SİNEM SUCU 12E 33 6 31,50 15 5 13,75 19 5 17,75 7 7 5,25 74 23 68,25 345,396 4 50 68 68 116

51 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 13 6 11,50 23 5 21,75 12 7 10,25 75 30 67,50 344,418 10 51 69 69 118

52 0 AYŞEGÜL TAY 12S 28 10 25,50 16 2 15,50 20 5 18,75 9 6 7,50 73 23 67,25 343,094 38 52 70 70 119

53 0 CELAL SERDAR 12S 13 3 12,25 16 4 15,00 26 2 25,50 15 5 13,75 70 14 66,50 342,512 39 53 71 71 120

54 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 27 10 24,50 15 2 14,50 18 4 17,00 12 5 10,75 72 21 66,75 342,361 40 54 72 72 122

55 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 23 14 19,50 16 3 15,25 21 8 19,00 14 5 12,75 74 30 66,50 342,168 11 55 73 73 123

56 0 RABİA FİDAN  MS 26 14 22,50 15 2 14,50 25 4 24,00 8 8 6,00 74 28 67,00 342,068 12 56 74 74 124

57 0 CEYLİN SERBES 12S 26 13 22,75 15 4 14,00 22 3 21,25 11 9 8,75 74 29 66,75 341,939 41 57 75 75 125

58 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 27 13 23,75 16 4 15,00 19 6 17,50 12 7 10,25 74 30 66,50 341,536 42 58 76 76 128

59 0 BELİNAY DALGİZ 12S 18 19 13,25 13 5 11,75 29 5 27,75 14 6 12,50 74 35 65,25 338,523 43 59 77 77 133

60 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 14 3 13,25 20 4 19,00 12 4 11,00 70 19 65,25 338,057 13 60 78 78 134

61 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 26 13 22,75 16 2 15,50 17 6 15,50 12 4 11,00 71 25 64,75 336,606 44 61 80 80 136

62 0 HAVİN İREM CURKA  MS 24 13 20,75 14 3 13,25 25 6 23,50 10 10 7,50 73 32 65,00 336,567 14 62 81 81 137

63 0 ÖMER ÜNSAL 12S 26 12 23,00 13 3 12,25 20 6 18,50 12 4 11,00 71 25 64,75 336,566 45 63 82 82 138

64 0 DİLVİN YEĞEN  MD 26 13 22,75 15 2 14,50 22 4 21,00 8 5 6,75 71 24 65,00 336,380 1 64 83 83 139

65 0 ALPER ARSLAN 12S 22 17 17,75 15 5 13,75 27 13 23,75 11 8 9,00 75 43 64,25 334,764 46 65 84 84 142

66 0 SELİN MERSİNLİ 12S 27 10 24,50 14 4 13,00 18 10 15,50 12 4 11,00 71 28 64,00 334,354 47 66 85 85 143

67 0 PINAR YILMAZ 12S 30 10 27,50 15 2 14,50 12 4 11,00 12 6 10,50 69 22 63,50 332,746 48 67 86 86 146

68 0 İREM ÇELİK 12S 25 13 21,75 14 5 12,75 22 10 19,50 11 7 9,25 72 35 63,25 331,815 49 68 87 87 148

69 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 31 8 29,00 13 2 12,50 16 9 13,75 10 8 8,00 70 27 63,25 331,410 50 69 88 88 149

70 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 28 11 25,25 15 2 14,50 14 4 13,00 11 3 10,25 68 20 63,00 331,266 51 70 89 89 151

71 0 ARDA PALALI 12S 27 9 24,75 14 3 13,25 17 6 15,50 11 6 9,50 69 24 63,00 331,093 52 71 90 90 152

72 0 NACİYE YÜKSEL 12E 26 12 23,00 15 3 14,25 18 5 16,75 9 1 8,75 68 21 62,75 330,236 5 72 92 92 155

73 0 EREN A 12S 23 8 21,00 16 2 15,50 19 2 18,50 9 5 7,75 67 17 62,75 330,062 53 73 93 93 156

74 0 CANSU EREN  MS 33 6 31,50 15 1 14,75 12 3 11,25 6 3 5,25 66 13 62,75 329,317 15 74 95 95 159

75 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 28 11 25,25 13 4 12,00 22 2 21,50 4 1 3,75 67 18 62,50 328,328 6 75 96 96 160

76 0 SUDE TEPECİK 12S 29 9 26,75 13 3 12,25 16 3 15,25 9 5 7,75 67 20 62,00 327,733 54 76 97 97 161

77 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 15 7 13,25 10 10 7,50 70 32 62,00 327,681 55 77 98 98 163

78 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 11 25,25 15 3 14,25 13 3 12,25 11 4 10,00 67 21 61,75 327,551 16 78 100 100 165

79 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 27 11 24,25 13 5 11,75 18 5 16,75 10 4 9,00 68 25 61,75 327,317 56 79 101 101 166

80 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 28 12 25,00 12 3 11,25 18 4 17,00 9 3 8,25 67 22 61,50 326,400 57 80 102 102 167

81 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 31 9 28,75 19 1 18,75 8 2 7,50 7 2 6,50 65 14 61,50 326,031 1 81 103 103 168

82 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 24 14 20,50 13 5 11,75 21 4 20,00 11 8 9,00 69 31 61,25 325,918 17 82 104 104 169

83 0 BORA ALTINIŞIK 12S 26 14 22,50 14 6 12,50 19 8 17,00 11 9 8,75 70 37 60,75 324,374 58 83 105 105 172

84 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 12 24,00 14 5 12,75 14 4 13,00 12 5 10,75 67 26 60,50 324,065 18 84 106 106 173

85 0 ADA YALÇIN 12E 36 3 35,25 16 3 15,25 11 7 9,25 2 2 1,50 65 15 61,25 324,036 7 85 107 107 174

86 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 31 7 29,25 13 4 12,00 14 9 11,75 9 5 7,75 67 25 60,75 324,031 2 86 108 108 175

87 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 29 9 26,75 13 3 12,25 13 1 12,75 10 5 8,75 65 18 60,50 323,567 59 87 109 109 176

88 0 FERAYE UYAR 12S 27 10 24,50 14 5 12,75 20 7 18,25 8 11 5,25 69 33 60,75 323,563 60 88 110 110 177

89 0 ESMA TOPTAŞ 12S 25 10 22,50 17 1 16,75 16 6 14,50 8 7 6,25 66 24 60,00 321,671 61 89 111 111 179

90 0 EMİR YALÇIN 12S 30 8 28,00 17 3 16,25 6 0 6,00 11 6 9,50 64 17 59,75 321,564 62 90 112 112 180

91 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 28 11 25,25 14 5 12,75 15 10 12,50 11 7 9,25 68 33 59,75 321,516 63 91 113 113 181

92 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 21 8 19,00 16 2 15,50 14 4 13,00 13 5 11,75 64 19 59,25 320,747 64 92 114 114 182

93 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 25 13 21,75 19 1 18,75 13 5 11,75 9 8 7,00 66 27 59,25 319,679 65 93 115 115 184

94 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 24 12 21,00 10 3 9,25 19 8 17,00 12 3 11,25 65 26 58,50 318,337 66 94 116 116 185

95 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 29 10 26,50 15 5 13,75 15 7 13,25 6 4 5,00 65 26 58,50 316,902 19 95 117 117 187

96 0 ŞEVVAL SARA 12S 21 15 17,25 12 3 11,25 25 4 24,00 8 9 5,75 66 31 58,25 316,468 67 96 118 118 190
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

97 0 ARDA HIZLI  MS 25 15 21,25 14 2 13,50 13 1 12,75 11 3 10,25 63 21 57,75 315,964 20 97 119 119 192

98 0 AYÇA POLAT  MS 27 8 25,00 13 4 12,00 15 3 14,25 7 2 6,50 62 17 57,75 315,048 21 98 120 120 194

99 0 EMİNE AKKOYUN 12S 19 7 17,25 17 1 16,75 14 4 13,00 11 6 9,50 61 18 56,50 312,245 68 99 121 121 196

100 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 22 17 17,75 15 5 13,75 16 7 14,25 12 6 10,50 65 35 56,25 311,694 69 100 122 122 197

101 0 TALHA GÜRCAN  MS 21 11 18,25 14 3 13,25 16 3 15,25 10 3 9,25 61 20 56,00 310,670 22 101 124 124 200

102 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 25 12 22,00 16 2 15,50 11 3 10,25 10 7 8,25 62 24 56,00 310,409 70 102 125 125 201

103 0 ECEM ARSLAN 12E 28 10 25,50 17 3 16,25 11 6 9,50 5 2 4,50 61 21 55,75 308,791 8 103 126 126 202

104 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 29 10 26,50 15 3 14,25 11 2 10,50 5 2 4,50 60 17 55,75 308,752 9 104 127 127 203

105 0 SILA DİLBAZ  MS 26 8 24,00 13 3 12,25 11 1 10,75 9 3 8,25 59 15 55,25 308,144 23 105 128 128 206

106 0 HATİCE ATASOY  MS 19 10 16,50 15 3 14,25 19 7 17,25 9 7 7,25 62 27 55,25 308,072 24 106 129 129 207

107 0 CEYLİN ÇETİN 12E 30 6 28,50 16 1 15,75 8 3 7,25 4 1 3,75 58 11 55,25 307,105 10 107 130 130 208

108 0 KEREM KIRCA 12S 26 10 23,50 16 3 15,25 12 6 10,50 7 5 5,75 61 24 55,00 306,898 71 108 131 131 209

109 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 24 11 21,25 15 4 14,00 16 6 14,50 7 7 5,25 62 28 55,00 306,811 25 109 132 132 210

110 0 BEREN ŞAHİN  MS 22 12 19,00 12 3 11,25 23 9 20,75 6 8 4,00 63 32 55,00 306,540 26 110 133 133 211

111 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 24 16 20,00 15 4 14,00 15 3 14,25 9 11 6,25 63 34 54,50 305,592 72 111 135 135 214

112 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 22 14 18,50 12 4 11,00 11 4 10,00 15 3 14,25 60 25 53,75 305,172 73 112 136 136 215

113 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 24 16 20,00 14 5 12,75 18 11 15,25 9 11 6,25 65 43 54,25 304,847 27 113 137 137 216

114 0 ELİFSU ZORBA 12E 24 15 20,25 14 3 13,25 15 1 14,75 7 4 6,00 60 23 54,25 304,793 11 114 138 138 217

115 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 22 17 17,75 15 4 14,00 18 10 15,50 9 9 6,75 64 40 54,00 304,279 74 115 139 139 219

116 0 FATİH KURFALLI  MS 25 13 21,75 10 3 9,25 16 1 15,75 8 4 7,00 59 21 53,75 303,482 28 116 140 140 222

117 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 26 13 22,75 13 5 11,75 12 6 10,50 10 6 8,50 61 30 53,50 303,096 1 117 141 141 223

118 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 31 8 29,00 15 3 14,25 7 7 5,25 5 0 5,00 58 18 53,50 302,238 12 118 142 142 224

119 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 28 12 25,00 13 7 11,25 13 2 12,50 6 5 4,75 60 26 53,50 302,217 3 119 143 143 225

120 0 EGE GÜVEN 12S 25 15 21,25 14 6 12,50 19 11 16,25 6 10 3,50 64 42 53,50 302,016 75 120 144 144 226

121 0 SİDRE KIZITUĞ  MS 25 15 21,25 15 4 14,00 18 11 15,25 6 13 2,75 64 43 53,25 301,135 29 121 145 145 228

122 0 ELA NAZ DEMİR 12E 26 14 22,50 15 3 14,25 14 4 13,00 4 3 3,25 59 24 53,00 300,496 13 122 146 146 229

123 0 DENİZ GÜLER 12D 30 9 27,75 15 3 14,25 4 0 4,00 7 1 6,75 56 13 52,75 300,455 4 123 147 147 230

124 0 BELEN SARI 12E 29 11 26,25 16 4 15,00 8 1 7,75 4 2 3,50 57 18 52,50 299,034 14 124 148 148 232

125 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 28 10 25,50 14 4 13,00 9 2 8,50 6 3 5,25 57 19 52,25 298,682 5 125 149 149 233

126 0 RAVZANUR KARABACAK12S 25 14 21,50 15 2 14,50 7 5 5,75 11 4 10,00 58 25 51,75 298,363 76 126 151 151 235

127 0 ATAKAN ATEŞ 12S 24 15 20,25 15 2 14,50 15 16 11,00 9 11 6,25 63 44 52,00 298,280 77 127 152 152 236

128 0 EMİN PALA  MS 20 18 15,50 13 4 12,00 22 4 21,00 6 10 3,50 61 36 52,00 297,721 30 128 153 153 237

129 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 20 14 16,50 14 4 13,00 17 5 15,75 8 6 6,50 59 29 51,75 297,651 78 129 154 154 239

130 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 22 17 17,75 17 2 16,50 11 5 9,75 9 6 7,50 59 30 51,50 297,161 79 130 155 155 241

131 0 İREM BALIKÇI  MD 31 8 29,00 14 5 12,75 6 2 5,50 5 2 4,50 56 17 51,75 296,990 2 131 156 156 242

132 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 24 13 20,75 14 3 13,25 11 3 10,25 8 4 7,00 57 23 51,25 296,230 80 132 157 157 243

133 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 18 8 16,00 9 1 8,75 19 8 17,00 10 3 9,25 56 20 51,00 296,030 81 133 158 158 244

134 0 NURSEL KILIÇ 12S 23 17 18,75 11 5 9,75 18 4 17,00 7 5 5,75 59 31 51,25 295,947 82 134 159 159 245

135 0 MELİH SÜMER  ME 29 9 26,75 14 4 13,00 7 4 6,00 6 3 5,25 56 20 51,00 295,004 2 135 160 160 246

136 0 ZEYNEP KARA 12D 32 8 30,00 15 5 13,75 7 4 6,00 2 2 1,50 56 19 51,25 294,854 6 136 161 161 247

137 0 BERKAY ALKAN 12S 24 12 21,00 8 5 6,75 18 7 16,25 8 5 6,75 58 29 50,75 294,635 83 137 162 162 248

138 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 14 14 10,50 17 3 16,25 16 3 15,25 10 6 8,50 57 26 50,50 294,579 84 138 163 163 249

139 0 GÜLÜMSER K 12E 31 9 28,75 17 3 16,25 8 7 6,25 1 4 0,00 57 23 51,25 294,569 15 139 164 164 250

140 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 30 8 28,00 6 2 5,50 12 5 10,75 8 6 6,50 56 21 50,75 294,445 31 140 165 165 251

141 0 SELÇUK AKI 12S 24 15 20,25 13 6 11,50 14 2 13,50 7 6 5,50 58 29 50,75 294,422 85 141 166 166 252

142 0 ZEYNEP AYDIN 12E 31 9 28,75 16 3 15,25 5 0 5,00 2 0 2,00 54 12 51,00 294,272 16 142 167 167 253

143 0 İ *K NADİDE ACAR 12E 26 7 24,25 17 1 16,75 7 1 6,75 3 0 3,00 53 9 50,75 293,857 17 143 168 168 254

144 0 ALMİNA KURT 12S 29 11 26,25 15 4 14,00 7 7 5,25 7 8 5,00 58 30 50,50 293,506 86 144 169 169 255
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

145 0 BADE PALABIYIK 12D 32 7 30,25 15 4 14,00 5 2 4,50 3 4 2,00 55 17 50,75 293,501 7 145 170 170 256

146 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 24 10 21,50 14 3 13,25 9 3 8,25 9 7 7,25 56 23 50,25 293,348 87 146 171 171 257

147 0 ARİF EREN KAZAK 12S 26 11 23,25 13 4 12,00 13 4 12,00 4 3 3,25 56 22 50,50 293,145 88 147 172 172 259

148 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 23 13 19,75 14 4 13,00 18 0 18,00 0 1 -0,25 55 18 50,50 292,436 3 148 173 173 260

149 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 18 10 15,50 13 1 12,75 14 2 13,50 9 4 8,00 54 17 49,75 292,149 89 149 174 174 261

150 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12D 23 13 19,75 17 1 16,75 14 7 12,25 2 2 1,50 56 23 50,25 292,137 8 150 175 175 262

151 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 27 11 24,25 14 5 12,75 8 7 6,25 8 6 6,50 57 29 49,75 291,666 9 151 177 177 264

152 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 30 9 27,75 15 4 14,00 7 2 6,50 3 5 1,75 55 20 50,00 291,294 3 152 178 178 265

153 0 ALPEREN EKŞİ 12S 26 8 24,00 13 3 12,25 3 2 2,50 11 2 10,50 53 15 49,25 291,092 90 153 179 179 266

154 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 32 7 30,25 14 5 12,75 4 3 3,25 4 2 3,50 54 17 49,75 290,895 4 154 180 180 267

155 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 26 9 23,75 11 2 10,50 14 7 12,25 4 4 3,00 55 22 49,50 290,138 91 155 182 182 269

156 0 BERK ŞANOLAN 12S 17 9 14,75 14 5 12,75 14 9 11,75 11 6 9,50 56 29 48,75 289,570 92 156 184 184 271

157 0 TUBA YAKIN  ME 27 11 24,25 15 5 13,75 9 5 7,75 4 2 3,50 55 23 49,25 289,546 4 157 185 185 272

158 0 SÜEDA COŞAN 12E 25 15 21,25 17 3 16,25 7 3 6,25 6 3 5,25 55 24 49,00 289,284 18 158 186 186 273

159 0 ELİF AKBOĞA 12D 27 13 23,75 16 4 15,00 2 3 1,25 10 5 8,75 55 25 48,75 289,275 10 159 187 187 274

160 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 18 18 13,50 15 1 14,75 14 4 13,00 9 6 7,50 56 29 48,75 289,169 32 160 188 188 275

161 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 27 11 24,25 16 2 15,50 5 3 4,25 6 4 5,00 54 20 49,00 289,168 19 161 189 189 276

162 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 26 14 22,50 16 3 15,25 8 4 7,00 5 3 4,25 55 24 49,00 289,028 20 162 190 190 278

163 0 SUDE NAZ SELÇUK  MD 29 8 27,00 17 2 16,50 2 0 2,00 4 2 3,50 52 12 49,00 288,799 5 163 192 192 280

164 0 DENİZ ŞENKAL  MD 24 15 20,25 15 4 14,00 5 1 4,75 10 2 9,50 54 22 48,50 288,759 6 164 193 193 281

165 0 NAZLICAN DARCAN 12D 26 13 22,75 15 5 13,75 10 5 8,75 5 6 3,50 56 29 48,75 288,109 11 165 194 194 282

166 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 30 9 27,75 14 4 13,00 7 5 5,75 3 3 2,25 54 21 48,75 287,737 12 166 195 195 283

167 0 NİL GEDİKLİ 12S 17 16 13,00 12 4 11,00 17 5 15,75 10 7 8,25 56 32 48,00 287,108 93 167 196 196 284

168 0 BİLGE TAŞKIN  MS 20 11 17,25 14 3 13,25 11 4 10,00 9 6 7,50 54 24 48,00 286,894 33 168 197 197 285

169 0 ÖZLEM AYTEKİ 12E 26 10 23,50 16 4 15,00 8 1 7,75 2 0 2,00 52 15 48,25 286,313 21 169 198 198 286

170 0 MÜGE AKGÜL 12S 24 13 20,75 13 1 12,75 12 5 10,75 5 5 3,75 54 24 48,00 285,993 94 170 199 199 287

171 0 EBRAR YILMAZ 12D 20 4 19,00 15 3 14,25 9 1 8,75 7 5 5,75 51 13 47,75 285,754 13 171 200 200 289

172 0 BURCU CEYHAN 12S 18 12 15,00 15 2 14,50 10 1 9,75 10 7 8,25 53 22 47,50 285,650 95 172 201 201 290

173 0 ARDA YILDIRIM  MS 26 10 23,50 12 3 11,25 8 4 7,00 7 5 5,75 53 22 47,50 284,912 34 173 202 202 292

174 0 ÇAĞAN APIK 12S 23 13 19,75 14 2 13,50 11 8 9,00 6 3 5,25 54 26 47,50 284,890 96 174 203 203 293

175 0 EMİNE GÜL BATI 12E 19 14 15,50 17 1 16,75 12 3 11,25 4 0 4,00 52 18 47,50 284,721 22 175 204 204 294

176 0 İBRAHİM KAFA 12D 29 10 26,50 14 4 13,00 7 1 6,75 2 2 1,50 52 17 47,75 284,666 14 176 205 205 295

177 0 BEYZA GENÇ 12S 27 12 24,00 11 4 10,00 10 2 9,50 5 5 3,75 53 23 47,25 283,713 97 177 207 207 297

178 0 ETHEM GÖRAL  MS 21 14 17,50 13 4 12,00 9 3 8,25 10 4 9,00 53 25 46,75 283,552 35 178 208 208 298

179 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 11 26,25 11 5 9,75 7 4 6,00 6 4 5,00 53 24 47,00 283,219 36 179 210 210 301

180 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 11 21,25 14 4 13,00 8 5 6,75 8 9 5,75 54 29 46,75 282,776 37 180 212 212 303

181 0 BELİNAY DAĞLI 12S 15 21 9,75 14 4 13,00 18 5 16,75 9 8 7,00 56 38 46,50 282,519 98 181 214 214 306

182 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 22 16 18,00 11 7 9,25 17 11 14,25 7 9 4,75 57 43 46,25 281,104 99 182 215 215 308

183 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 24 12 21,00 15 3 14,25 4 1 3,75 8 4 7,00 51 20 46,00 280,879 100 183 216 216 309

184 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 24 15 20,25 11 3 10,25 9 2 8,50 8 4 7,00 52 24 46,00 280,846 101 184 217 217 310

185 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 24 13 20,75 14 5 12,75 12 11 9,25 6 10 3,50 56 39 46,25 280,818 102 185 218 218 311

186 0 BEGÜM KIRTOK 12E 23 15 19,25 13 6 11,50 13 7 11,25 4 0 4,00 53 28 46,00 280,209 23 186 220 220 314

187 0 YELDA İŞBİLİR  MD 26 14 22,50 14 4 13,00 4 4 3,00 8 3 7,25 52 25 45,75 280,163 7 187 221 221 315

188 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 26 13 22,75 15 5 13,75 11 6 9,50 52 24 46,00 279,284 24 188 222 222 317

189 0 AZRA GÜNAL 12E 23 17 18,75 13 6 11,50 10 3 9,25 6 0 6,00 52 26 45,50 279,201 25 189 223 223 318

190 0 ELA YILDIZ 12E 25 13 21,75 14 5 12,75 12 6 10,50 1 1 0,75 52 25 45,75 278,726 26 190 225 225 322

191 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 24 12 21,00 13 3 12,25 6 5 4,75 8 3 7,25 51 23 45,25 278,718 103 191 226 226 323

192 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 20 19 15,25 15 1 14,75 15 3 14,25 2 3 1,25 52 26 45,50 278,239 27 192 227 227 324
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

193 0 UMUT EGE ERBİL 12E 24 12 21,00 15 5 13,75 7 5 5,75 5 1 4,75 51 23 45,25 278,178 28 193 228 228 325

194 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 20 16 16,00 12 5 10,75 16 8 14,00 7 10 4,50 55 39 45,25 278,174 104 194 229 229 326

195 0 ASYA ŞENGÖR 12D 31 7 29,25 12 5 10,75 5 6 3,50 3 4 2,00 51 22 45,50 278,122 15 195 230 230 327

196 0 CEYLİN UYĞUN 12S 24 15 20,25 14 2 13,50 7 10 4,50 8 5 6,75 53 32 45,00 277,902 105 196 231 231 328

197 0 BEGUM ULU  MD 27 13 23,75 14 2 13,50 6 4 5,00 3 0 3,00 50 19 45,25 277,739 8 197 232 232 330

198 0 NİSANUR TAŞKIRAN  ME 29 10 26,50 12 4 11,00 3 1 2,75 6 5 4,75 50 20 45,00 277,322 5 198 234 234 332

199 0 ECEM ERKİL 12S 19 13 15,75 9 2 8,50 14 1 13,75 7 1 6,75 49 17 44,75 277,191 106 199 235 235 333

200 0 ZEHRA UYSAL 12E 28 11 25,25 13 2 12,50 4 0 4,00 4 3 3,25 49 16 45,00 277,026 29 200 237 237 335

201 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 21 17 16,75 12 5 10,75 14 5 12,75 7 10 4,50 54 37 44,75 276,698 38 201 238 238 336

202 0 CEYLİN KIZIL 12E 26 9 23,75 12 2 11,50 8 6 6,50 4 4 3,00 50 21 44,75 276,253 30 202 240 240 338

203 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 23 13 19,75 17 3 16,25 5 5 3,75 5 1 4,75 50 22 44,50 276,033 9 203 241 241 339

204 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 27 13 23,75 14 4 13,00 8 5 6,75 2 3 1,25 51 25 44,75 275,880 31 204 242 242 340

205 0 DERİN TUĞA 12D 24 14 20,50 14 1 13,75 9 2 8,50 3 5 1,75 50 22 44,50 275,324 16 205 243 243 341

206 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 24 10 21,50 13 3 12,25 4 2 3,50 7 1 6,75 48 16 44,00 274,941 6 206 245 245 343

207 0 TUĞR * ERE N 12S 19 18 14,50 14 2 13,50 12 3 11,25 7 9 4,75 52 32 44,00 274,629 107 207 246 246 344

208 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 26 12 23,00 17 2 16,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 48 18 43,50 273,055 10 208 247 247 347

209 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 22 15 18,25 10 5 8,75 10 5 8,75 9 6 7,50 51 31 43,25 272,930 39 209 248 248 348

210 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 19 7 17,25 11 4 10,00 14 2 13,50 4 6 2,50 48 19 43,25 271,848 108 210 251 251 351

211 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 20 20 15,00 11 5 9,75 11 1 10,75 9 7 7,25 51 33 42,75 271,478 109 211 252 252 353

212 0 ELİF SU ÖZALP 12E 26 12 23,00 15 4 14,00 4 1 3,75 3 3 2,25 48 20 43,00 271,008 32 212 254 254 356

213 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 14 19,50 12 8 10,00 10 5 8,75 6 6 4,50 51 33 42,75 270,792 40 213 255 255 357

214 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 21 19 16,25 16 3 15,25 9 4 8,00 4 3 3,25 50 29 42,75 270,628 33 214 256 256 358

215 0 SARP SÜTUNÇ  MS 17 16 13,00 15 4 14,00 12 4 11,00 6 6 4,50 50 30 42,50 270,216 41 215 257 257 360

216 0 MEHMET BİNİCİ 12S 16 13 12,75 12 7 10,25 17 5 15,75 4 1 3,75 49 26 42,50 270,011 110 216 258 258 361

217 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 12 20,00 12 3 11,25 12 2 11,50 47 17 42,75 269,795 34 217 259 259 362

218 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 13 19,75 10 9 7,75 15 12 12,00 6 12 3,00 54 46 42,50 269,697 111 218 260 260 363

219 0 MİNA ÖZTÜRK 12S 18 8 16,00 11 4 10,00 12 5 10,75 7 6 5,50 48 23 42,25 269,611 112 219 261 261 364

220 0 CEYLİN BİLGİN 12E 22 13 18,75 13 3 12,25 7 1 6,75 5 2 4,50 47 19 42,25 269,367 35 220 262 262 365

221 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 25 14 21,50 14 4 13,00 8 5 6,75 3 7 1,25 50 30 42,50 269,336 17 221 263 263 366

222 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 20 16 16,00 16 3 15,25 10 9 7,75 5 7 3,25 51 35 42,25 269,170 42 222 264 264 367

223 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 9 20,75 10 7 8,25 7 7 5,25 9 6 7,50 49 29 41,75 268,493 43 223 265 265 369

224 0 EGE YAYMACI 12E 26 13 22,75 14 4 13,00 3 2 2,50 4 1 3,75 47 20 42,00 268,409 36 224 266 266 370

225 0 FEYZA ERGÜL 12S 23 14 19,50 8 7 6,25 10 4 9,00 8 4 7,00 49 29 41,75 268,381 113 225 267 267 371

226 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 24 10 21,50 14 3 13,25 5 3 4,25 3 0 3,00 46 16 42,00 268,266 37 226 268 268 372

227 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 27 7 25,25 12 1 11,75 6 3 5,25 45 11 42,25 268,249 11 227 269 269 373

228 0 ARDA SÖZER  MS 22 14 18,50 13 5 11,75 8 3 7,25 5 3 4,25 48 25 41,75 267,847 44 228 270 270 374

229 0 SERRA ÖZMEN 12E 24 8 22,00 12 8 10,00 8 3 7,25 3 2 2,50 47 21 41,75 267,378 38 229 271 271 375

230 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 23 15 19,25 14 3 13,25 9 4 8,00 2 3 1,25 48 25 41,75 267,184 7 230 272 272 376

231 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 22 12 19,00 20 0 20,00 1 10 -1,50 5 4 4,00 48 26 41,50 267,145 39 231 273 273 377

232 0 DİLVİN AVCAN 12E 22 15 18,25 15 2 14,50 6 1 5,75 3 0 3,00 46 18 41,50 266,873 40 232 274 274 378

233 0 ÇINAR BİRCAN 12S 15 15 11,25 12 8 10,00 18 7 16,25 6 9 3,75 51 39 41,25 266,377 114 233 275 275 380

234 0 ECRİN KABASAKAL 12E 20 16 16,00 16 3 15,25 10 1 9,75 1 2 0,50 47 22 41,50 266,363 41 234 276 276 381

235 0 IŞILAY YENİAY 12D 20 16 16,00 14 3 13,25 7 1 6,75 6 4 5,00 47 24 41,00 265,880 18 235 277 277 382

236 0 ONUR SEVGİ 12S 19 14 15,50 11 7 9,25 9 3 8,25 9 5 7,75 48 29 40,75 265,724 115 236 278 278 383

237 0 SELİN İKİZ 12D 24 15 20,25 12 6 10,50 7 1 6,75 4 2 3,50 47 24 41,00 265,442 19 237 279 279 384

238 0 ZEYNEP NUR KOCAG *EK12E 25 12 22,00 15 4 14,00 3 0 3,00 2 0 2,00 45 16 41,00 265,118 42 238 280 280 385

239 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 12 23,00 13 5 11,75 4 9 1,75 6 7 4,25 49 33 40,75 264,845 8 239 281 281 386

240 0 KEMAL HORUZ 12E 21 12 18,00 15 2 14,50 4 5 2,75 6 3 5,25 46 22 40,50 264,453 43 240 282 282 387
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

241 0 ELİF EYLÜL YILM* 12E 20 17 15,75 14 4 13,00 13 2 12,50 0 2 -0,50 47 25 40,75 263,925 44 241 284 284 389

242 0 ARDA YAŞAR KULA 12S 16 18 11,50 14 2 13,50 8 5 6,75 10 7 8,25 48 32 40,00 263,758 116 242 285 285 391

243 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 11 10 8,50 15 2 14,50 10 3 9,25 9 5 7,75 45 20 40,00 263,709 117 243 286 286 392

244 0 EKİN ERİŞ 12E 24 16 20,00 13 5 11,75 9 1 8,75 46 22 40,50 263,219 45 244 287 287 393

245 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 23 12 20,00 15 3 14,25 5 2 4,50 2 2 1,50 45 19 40,25 262,849 20 245 288 288 396

246 0 ELİF AYDIN 12E 25 13 21,75 15 2 14,50 4 6 2,50 2 2 1,50 46 23 40,25 262,822 46 246 289 289 397

247 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 27 7 25,25 14 4 13,00 3 8 1,00 1 0 1,00 45 19 40,25 262,635 47 247 290 290 398

248 0 ELA SEVER 12E 23 17 18,75 13 4 12,00 7 6 5,50 4 1 3,75 47 28 40,00 262,615 48 248 291 291 399

249 0 ZEYNEP BAYSALLAR  MD 28 9 25,75 12 2 11,50 3 0 3,00 43 11 40,25 262,386 12 249 292 292 400

250 0 BADE GÖREN 12D 23 14 19,50 16 3 15,25 3 6 1,50 4 2 3,50 46 25 39,75 261,852 21 250 293 293 401

251 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 18 18 13,50 13 2 12,50 8 2 7,50 7 4 6,00 46 26 39,50 261,749 45 251 294 294 402

252 0 EMİR GÖNÜL 12D 19 21 13,75 15 4 14,00 14 11 11,25 2 6 0,50 50 42 39,50 260,536 22 252 295 295 404

253 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 22 15 18,25 16 2 15,50 6 4 5,00 1 1 0,75 45 22 39,50 260,532 9 253 296 296 405

254 0 TUĞÇE NAZ  AYMANCI 12S 17 17 12,75 12 5 10,75 10 4 9,00 8 6 6,50 47 32 39,00 260,390 118 254 297 297 406

255 0 ALANUR DEMİR 12D 25 11 22,25 15 3 14,25 3 7 1,25 2 2 1,50 45 23 39,25 259,886 23 255 298 298 407

256 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 22 15 18,25 14 4 13,00 9 6 7,50 45 25 38,75 259,813 49 256 299 299 408

257 0 DİDEM ERDEM  MS 24 11 21,25 8 1 7,75 7 1 6,75 4 3 3,25 43 16 39,00 259,488 46 257 300 300 409

258 0 BEYZA ORTA 12E 21 14 17,50 13 5 11,75 10 4 9,00 1 1 0,75 45 24 39,00 259,040 50 258 301 301 410

259 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 20 18 15,50 9 6 7,50 9 2 8,50 8 4 7,00 46 30 38,50 258,955 47 259 302 302 411

260 0 DOĞA AYAR 12E 22 16 18,00 14 6 12,50 8 9 5,75 3 2 2,50 47 33 38,75 258,698 51 260 303 303 413

261 0 ALİ KAA N KARAABALI 12S 3 12 0,00 17 1 16,75 12 5 10,75 12 6 10,50 44 24 38,00 258,640 119 261 304 304 414

262 0 EBRAR KUL  MD 25 14 21,50 16 3 15,25 1 1 0,75 3 7 1,25 45 25 38,75 258,391 13 262 305 305 416

263 0 EMİRHAN BOZ  MS 20 10 17,50 12 6 10,50 8 6 6,50 6 10 3,50 46 32 38,00 256,713 48 263 306 306 420

264 0 MUST FA KÖSE  MS 18 17 13,75 13 5 11,75 10 2 9,50 5 8 3,00 46 32 38,00 256,680 49 264 307 307 421

265 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 21 17 16,75 13 6 11,50 10 10 7,50 3 3 2,25 47 36 38,00 256,459 10 265 308 308 422

266 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 13 25 6,75 11 7 9,25 20 9 17,75 6 8 4,00 50 49 37,75 256,262 50 266 309 309 423

267 0 ELİF NAZ OKTAY  MD 23 11 20,25 16 1 15,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 13 37,75 255,660 14 267 310 310 424

268 0 KAAN S MİH KURT  MS 15 14 11,50 10 4 9,00 12 6 10,50 8 7 6,25 45 31 37,25 255,217 51 268 311 311 425

269 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 19 17 14,75 12 3 11,25 5 6 3,50 8 2 7,50 44 28 37,00 254,733 120 269 312 312 426

270 0 NUR ŞEKER 12D 23 16 19,00 17 2 16,50 1 7 -0,75 4 6 2,50 45 31 37,25 254,338 24 270 313 313 427

271 0 ŞURA ARSLAN 12E 22 16 18,00 13 3 12,25 4 6 2,50 5 3 4,25 44 28 37,00 253,966 52 271 315 315 429

272 0 YAĞMUR TUNALI 12D 28 10 25,50 12 3 11,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 42 19 37,25 253,834 25 272 316 316 430

273 0 AZRA ÇELİK  MD 22 15 18,25 14 5 12,75 3 1 2,75 4 3 3,25 43 24 37,00 253,744 15 273 317 317 431

274 0 RÜMEYSA KAYA  ME 21 17 16,75 12 5 10,75 7 2 6,50 3 0 3,00 43 24 37,00 253,692 11 274 318 318 432

275 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 21 18 16,50 11 6 9,50 9 3 8,25 3 1 2,75 44 28 37,00 253,626 16 275 319 319 433

276 0 ÖZEN KILIC  MD 24 14 20,50 12 4 11,00 3 0 3,00 3 2 2,50 42 20 37,00 253,519 17 276 320 320 434

277 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 24 11 21,25 14 1 13,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 253,203 12 277 321 321 435

278 0 TAHA ÇOKSEVER  MD 19 17 14,75 13 6 11,50 7 4 6,00 5 3 4,25 44 30 36,50 252,550 18 278 322 322 436

279 0 ADA ÖLMEZ 12E 20 18 15,50 12 7 10,25 12 5 10,75 1 3 0,25 45 33 36,75 252,364 53 279 323 323 437

280 0 NİSA AKSU  ME 21 18 16,50 13 5 11,75 7 2 6,50 2 1 1,75 43 26 36,50 251,966 13 280 325 325 440

281 0 İRFAN KABAŞ 12S 18 11 15,25 14 3 13,25 4 3 3,25 5 2 4,50 41 19 36,25 251,885 121 281 326 326 441

282 0 BEYZANUR AĞIR 12S 26 9 23,75 12 2 11,50 2 9 -0,25 2 2 1,50 42 22 36,50 251,784 122 282 327 327 442

283 0 ASLI OSMANBEY 12E 22 17 17,75 15 5 13,75 5 5 3,75 1 0 1,00 43 27 36,25 251,069 54 283 330 330 445

284 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 18 21 12,75 9 10 6,50 15 8 13,00 6 9 3,75 48 48 36,00 250,953 52 284 331 331 446

285 0 BEYZA DURSUN  MS 21 13 17,75 10 7 8,25 5 3 4,25 6 2 5,50 42 25 35,75 250,546 53 285 332 332 447

286 0 MERYEM SENA YEŞİLOVA12D 25 15 21,25 13 5 11,75 2 2 1,50 2 2 1,50 42 24 36,00 250,367 26 286 333 333 448

287 0 AHMET KAAN SES İ 12D 18 17 13,75 14 4 13,00 1 0 1,00 8 2 7,50 41 23 35,25 249,651 27 287 334 334 449

288 0 MELEK YALÇIN 12S 21 19 16,25 12 6 10,50 8 14 4,50 6 7 4,25 47 46 35,50 249,588 123 288 335 335 450
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

289 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 18 20 13,00 17 2 16,50 4 3 3,25 3 1 2,75 42 26 35,50 249,377 19 289 336 336 451

290 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 19 17 14,75 15 2 14,50 5 6 3,50 4 5 2,75 43 30 35,50 249,324 124 290 337 337 452

291 0 AYŞE KAVKACI 12S 19 18 14,50 14 4 13,00 7 7 5,25 6 13 2,75 46 42 35,50 249,311 125 291 338 338 453

292 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 25 8 23,00 13 3 12,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 13 35,75 249,221 14 292 339 339 455

293 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 11 9 8,75 13 4 12,00 7 1 6,75 9 6 7,50 40 20 35,00 248,993 126 293 340 340 456

294 0 BER İLBAKIR  MD 20 18 15,50 13 6 11,50 4 2 3,50 5 1 4,75 42 27 35,25 248,992 20 294 341 341 457

295 0 ORHAN EFE  BODUROĞLU12D 21 15 17,25 11 5 9,75 4 1 3,75 5 2 4,50 41 23 35,25 248,886 28 295 342 342 458

296 0 NAZ OKKA 12E 17 18 12,50 16 1 15,75 5 3 4,25 3 1 2,75 41 23 35,25 248,645 55 296 343 343 459

297 0 ÖZÜR DİLERİM 12S 9 21 3,75 14 6 12,50 11 17 6,75 13 6 11,50 47 50 34,50 248,512 127 297 344 344 460

298 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 19 17 14,75 12 5 10,75 6 4 5,00 5 2 4,50 42 28 35,00 248,209 54 298 345 345 461

299 0 NAZLI BALA  ME 24 13 20,75 13 3 12,25 3 3 2,25 40 19 35,25 247,853 15 299 346 346 463

300 0 SUDENAZ YALI 12E 20 19 15,25 16 0 16,00 2 1 1,75 2 0 2,00 40 20 35,00 247,703 56 300 347 347 464

301 0 EYLÜL GÜLTEJİN 12S 17 10 14,50 15 4 14,00 2 0 2,00 6 7 4,25 40 21 34,75 247,463 128 301 349 349 466

302 0 RANA NAZ YILDIRIM  MD 20 15 16,25 13 4 12,00 4 2 3,50 5 8 3,00 42 29 34,75 247,132 21 302 351 351 468

303 0 DAMLA ERTEM 12S 22 11 19,25 8 3 7,25 9 2 8,50 39 16 35,00 247,091 129 303 352 352 469

304 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 26 12 23,00 10 4 9,00 1 3 0,25 3 3 2,25 40 22 34,50 246,085 29 304 353 353 470

305 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 12 18,00 12 4 11,00 5 2 4,50 1 0 1,00 39 18 34,50 245,914 16 305 354 354 471

306 0 TUĞÇE MERSİNLİ 12D 23 14 19,50 12 2 11,50 4 2 3,50 39 18 34,50 245,671 30 306 355 355 472

307 0 AHMET KARAASLAN 12S 15 9 12,75 13 2 12,50 5 8 3,00 7 5 5,75 40 24 34,00 245,616 130 307 356 356 473

308 0 ERSİN AKKOÇ 12S 18 17 13,75 12 6 10,50 10 6 8,50 4 10 1,50 44 39 34,25 245,361 131 308 357 357 474

309 0 ZEHRA İKAN 12E 18 15 14,25 14 2 13,50 4 5 2,75 4 2 3,50 40 24 34,00 245,100 57 309 359 359 476

310 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 18 21 12,75 16 2 15,50 4 6 2,50 4 3 3,25 42 32 34,00 245,093 58 310 360 360 477

311 0 MEHMET * DA EREN  MS 17 12 14,00 14 6 12,50 6 2 5,50 3 4 2,00 40 24 34,00 244,759 55 311 361 361 478

312 0 ORHAN BAYKAL 12E 20 18 15,50 14 5 12,75 6 8 4,00 2 1 1,75 42 32 34,00 244,681 59 312 362 362 479

313 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 21 17 16,75 13 3 12,25 6 8 4,00 3 8 1,00 43 36 34,00 244,487 132 313 363 363 480

314 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 22 16 18,00 10 6 8,50 3 1 2,75 6 6 4,50 41 29 33,75 244,471 56 314 364 364 481

315 0 DOĞA SOYLU  MD 17 5 15,75 13 5 11,75 4 1 3,75 4 6 2,50 38 17 33,75 244,101 22 315 365 365 482

316 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 18 4 17,00 12 3 11,25 4 2 3,50 3 4 2,00 37 13 33,75 243,963 133 316 366 366 483

317 0 AÇELYA IŞILAK  MD 25 12 22,00 11 4 10,00 2 1 1,75 38 17 33,75 243,418 23 317 367 367 484

318 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 19 15 15,25 14 4 13,00 3 0 3,00 3 3 2,25 39 22 33,50 243,336 31 318 368 368 485

319 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 18 17 13,75 12 4 11,00 4 4 3,00 6 2 5,50 40 27 33,25 243,332 17 319 369 369 486

320 0 ŞEYMA SUEDA SARI  MD 23 15 19,25 12 4 11,00 2 2 1,50 2 1 1,75 39 22 33,50 243,134 24 320 370 370 487

321 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 16 18,00 12 4 11,00 3 3 2,25 3 4 2,00 40 27 33,25 242,480 60 321 371 371 488

322 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 15 21 9,75 6 3 5,25 15 7 13,25 6 5 4,75 42 36 33,00 242,437 134 322 372 372 489

323 0 SENA ŞİRİN 12D 22 17 17,75 15 4 14,00 1 2 0,50 3 8 1,00 41 31 33,25 242,295 32 323 373 373 490

324 0 SILA SÜZ  ME 17 18 12,50 14 4 13,00 6 9 3,75 4 1 3,75 41 32 33,00 242,255 18 324 374 374 492

325 0 KAYRA BAYDAR 12D 18 16 14,00 13 6 11,50 3 1 2,75 6 6 4,50 40 29 32,75 241,648 33 325 375 375 494

326 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 22 16 18,00 14 3 13,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 39 25 32,75 241,043 19 326 377 377 497

327 0 BAŞAK UYAN 12S 18 21 12,75 13 2 12,50 4 6 2,50 6 5 4,75 41 34 32,50 241,005 135 327 378 378 498

328 0 HİRANUR YAZICI 12E 21 11 18,25 13 2 12,50 2 0 2,00 1 4 0,00 37 17 32,75 240,584 61 328 379 379 499

329 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 17 12 14,00 12 2 11,50 4 2 3,50 4 3 3,25 37 19 32,25 239,907 136 329 380 380 501

330 0 DİDEM SANCAK  MD 18 19 13,25 12 5 10,75 3 4 2,00 8 8 6,00 41 36 32,00 239,792 25 330 381 381 502

331 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 14 9 11,75 13 6 11,50 6 9 3,75 7 8 5,00 40 32 32,00 239,603 137 331 382 382 503

332 0 ÖMER ÇOBAN 12S 16 12 13,00 12 0 12,00 3 2 2,50 5 2 4,50 36 16 32,00 239,476 138 332 383 383 504

333 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 13 18 8,50 11 5 9,75 8 7 6,25 9 7 7,25 41 37 31,75 239,409 139 333 384 384 505

334 0 BEYZA NUR AKAN  ME 21 14 17,50 10 4 9,00 3 1 2,75 3 1 2,75 37 20 32,00 238,976 20 334 386 386 507

335 0 SİMA YILDIZ 12E 22 15 18,25 12 7 10,25 3 3 2,25 1 0 1,00 38 25 31,75 237,856 62 335 387 387 508

336 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 21 14 17,50 14 3 13,25 2 4 1,00 37 21 31,75 237,680 57 336 388 388 509
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

337 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 12 18,00 9 6 7,50 3 1 2,75 5 7 3,25 38 26 31,50 237,599 58 337 389 389 510

338 0 İDİL YALÇI N 12D 19 11 16,25 13 4 12,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 37 23 31,25 237,004 34 338 390 390 511

339 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 20 16 16,00 16 4 15,00 1 2 0,50 1 4 0,00 38 26 31,50 236,994 59 339 391 391 512

340 0 EZGİ ÇOKAL  MD 17 7 15,25 14 3 13,25 4 4 3,00 35 14 31,50 236,987 26 340 392 392 513

341 0 HİLAL YILMAZ  ME 22 12 19,00 11 4 10,00 3 2 2,50 36 18 31,50 236,887 21 341 393 393 514

342 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 20 17 15,75 14 2 13,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 37 23 31,25 236,863 63 342 394 394 515

343 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 19 17 14,75 10 2 9,50 2 5 0,75 8 8 6,00 39 32 31,00 236,827 60 343 395 395 516

344 0 FATİH KURT  ME 19 17 14,75 13 4 12,00 6 7 4,25 38 28 31,00 236,465 22 344 396 396 517

345 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 23 17 18,75 13 7 11,25 3 7 1,25 39 31 31,25 236,174 27 345 397 397 518

346 0 ELİFSU DANACI 12D 22 18 17,50 14 4 13,00 0 10 -2,50 4 5 2,75 40 37 30,75 235,364 35 346 399 399 520

347 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 20 8 18,00 8 4 7,00 6 1 5,75 34 13 30,75 234,676 23 347 400 400 521

348 0 SAMET BAYGIN  MD 19 18 14,50 16 3 15,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 38 30 30,50 234,320 28 348 401 401 522

349 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 19 16 15,00 12 4 11,00 4 2 3,50 1 0 1,00 36 22 30,50 234,263 24 349 402 402 523

350 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 18 17 13,75 12 3 11,25 3 4 2,00 4 3 3,25 37 27 30,25 234,057 29 350 403 403 524

351 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 20 13 16,75 14 1 13,75 34 14 30,50 234,042 64 351 404 404 525

352 0 İLKİM USLU 12D 20 17 15,75 10 9 7,75 2 1 1,75 5 2 4,50 37 29 29,75 232,799 36 352 405 405 526

353 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 16 5 14,75 11 3 10,25 5 4 4,00 4 12 1,00 36 24 30,00 232,796 140 353 406 406 527

354 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 16 15 12,25 12 4 11,00 4 3 3,25 4 3 3,25 36 25 29,75 232,617 141 354 407 407 529

355 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 20 6 18,50 12 2 11,50 32 8 30,00 232,524 25 355 408 408 531

356 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 17 17 12,75 13 2 12,50 3 5 1,75 4 5 2,75 37 29 29,75 232,514 142 356 409 409 532

357 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 18 17,50 14 6 12,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 37 28 30,00 232,441 26 357 410 410 533

358 0 EMİR GÜNEŞ 12S 9 6 7,50 15 1 14,75 8 10 5,50 3 5 1,75 35 22 29,50 231,675 143 358 412 412 535

359 0 LORİN CANİK  ME 20 10 17,50 8 1 7,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 33 13 29,75 231,656 27 359 413 413 536

360 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 20 16 16,00 12 8 10,00 3 5 1,75 3 5 1,75 38 34 29,50 231,477 28 360 414 414 537

361 0 NEHİR SÖNME  Z  MD 20 16 16,00 12 3 11,25 1 1 0,75 2 2 1,50 35 22 29,50 231,435 30 361 415 415 538

362 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 20 16 16,00 11 7 9,25 2 8 0,00 4 0 4,00 37 31 29,25 231,238 65 362 416 416 539

363 0 ALEYNA  MD 20 8 18,00 12 3 11,25 32 11 29,25 230,335 31 363 417 417 542

364 0 REŞİT ACAR  ME 13 12 10,00 13 5 11,75 9 8 7,00 3 11 0,25 38 36 29,00 229,802 29 364 418 418 543

365 0 KADİRHAN İNAN 12S 11 15 7,25 16 1 15,75 6 4 5,00 2 5 0,75 35 25 28,75 229,274 144 365 419 419 544

366 0 MUHAMMED TAŞ  MS 17 14 13,50 7 7 5,25 6 10 3,50 8 8 6,00 38 39 28,25 228,755 61 366 420 420 545

367 0 AYLİN ÖNİZ 12E 20 15 16,25 11 7 9,25 4 7 2,25 2 5 0,75 37 34 28,50 228,316 66 367 421 421 547

368 0 ÖZNUR SALTIK  ME 23 12 20,00 9 9 6,75 2 4 1,00 2 5 0,75 36 30 28,50 228,224 30 368 422 422 548

369 0 ARDA BİLİR 12E 20 17 15,75 11 7 9,25 1 4 0,00 3 0 3,00 35 28 28,00 227,362 67 369 423 423 549

370 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 17 17 12,75 15 4 14,00 0 4 -1,00 4 7 2,25 36 32 28,00 227,300 32 370 424 424 550

371 0 ASYA SU YAVUZ 12E 18 22 12,50 13 7 11,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 36 33 27,75 227,043 68 371 425 425 551

372 0 KAAN KARAKAŞ  ME 20 12 17,00 12 4 11,00 32 16 28,00 226,693 31 372 426 426 553

373 0 SUDENAZ * GÜN 12D 18 18 13,50 14 3 13,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 34 25 27,75 226,436 37 373 427 427 554

374 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 20 16 16,00 14 4 13,00 4 14 0,50 1 10 -1,50 39 44 28,00 226,398 69 374 428 428 555

375 0 ENİS BAYDAR 12D 17 16 13,00 14 6 12,50 2 4 1,00 4 11 1,25 37 37 27,75 226,325 38 375 429 429 556

376 0 RABİA KAYA  MS 16 16 12,00 10 5 8,75 1 3 0,25 7 3 6,25 34 27 27,25 225,950 62 376 430 430 557

377 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 13 6 11,50 9 1 8,75 4 3 3,25 4 1 3,75 30 11 27,25 225,402 145 377 431 431 559

378 0 SUDE DİNÇ  MS 12 13 8,75 5 7 3,25 8 0 8,00 7 1 6,75 32 21 26,75 224,592 63 378 433 433 562

379 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 24 12 21,00 10 9 7,75 0 6 -1,50 34 27 27,25 224,394 32 379 434 434 563

380 0 ALPEREN SARP 12E 12 15 8,25 15 4 14,00 6 2 5,50 0 3 -0,75 33 24 27,00 223,783 70 380 435 435 564

381 0 MUSTAFA TEKER  MD 21 16 17,00 11 5 9,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 25 26,75 223,189 33 381 436 436 565

382 0 SAMET BARAN ÇAKMER12D 8 6 6,50 15 3 14,25 4 2 3,50 3 3 2,25 30 14 26,50 223,021 39 382 437 437 566

383 0 HASAN YILDIZ  MS 16 10 13,50 13 4 12,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 32 23 26,25 222,145 64 383 438 438 567

384 0 SEMİH SERBEST 12S 10 5 8,75 11 3 10,25 3 4 2,00 6 4 5,00 30 16 26,00 222,088 146 384 439 439 568
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

385 0 SUDE DÜZGÜN 12E 15 23 9,25 9 3 8,25 8 4 7,00 2 2 1,50 34 32 26,00 221,277 71 385 441 441 570

386 0 ESMA ÇİÇEK  MS 20 15 16,25 9 7 7,25 2 2 1,50 3 8 1,00 34 32 26,00 221,035 65 386 442 442 571

387 0 MERT DENİZ BALCI 12D 14 9 11,75 12 7 10,25 4 1 3,75 30 17 25,75 221,027 40 387 443 443 572

388 0 DERİN YETİŞEN 12E 16 19 11,25 13 2 12,50 3 3 2,25 32 24 26,00 220,957 72 388 444 444 573

389 0 SUDENAZ KELEŞ 12E 15 20 10,00 13 6 11,50 2 1 1,75 3 2 2,50 33 29 25,75 220,792 73 389 445 445 574

390 0 KAAN AKAR 12E 17 16 13,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 21 25,75 220,360 74 390 446 446 575

391 0 NİSA GÜRLER 12D 23 12 20,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 31 21 25,75 220,273 41 391 447 447 576

392 0 SEDEF SARIKAYA 12D 16 11 13,25 11 5 9,75 3 1 2,75 1 4 0,00 31 21 25,75 220,160 42 392 448 448 577

393 0 BERAT DEMİRCAN  ME 19 15 15,25 11 8 9,00 2 2 1,50 32 25 25,75 220,118 33 393 449 449 578

394 0 DİCLE KAYA  MS 18 17 13,75 5 0 5,00 4 4 3,00 5 6 3,50 32 27 25,25 219,415 66 394 450 450 579

395 0 DİLBER BAYRAM  ME 20 15 16,25 10 6 8,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 32 27 25,25 218,911 34 395 451 451 580

396 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 15 13 11,75 10 4 9,00 5 3 4,25 2 7 0,25 32 27 25,25 218,770 67 396 452 452 581

397 0 CEYLİN İBAR 12S 17 17 12,75 10 6 8,50 5 4 4,00 32 27 25,25 218,692 147 397 453 453 582

398 0 EFE NAYAN 12S 9 7 7,25 11 3 10,25 7 7 5,25 3 3 2,25 30 20 25,00 218,575 148 398 454 454 583

399 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 10 15 6,25 12 4 11,00 4 5 2,75 6 5 4,75 32 29 24,75 218,426 149 399 456 456 585

400 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 17 20 12,00 13 4 12,00 1 0 1,00 31 24 25,00 218,013 35 400 457 457 586

401 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 18 14 14,50 5 5 3,75 8 7 6,25 3 10 0,50 34 36 25,00 217,989 150 401 458 458 588

402 0 FATMA TÜRKAN 12S 17 10 14,50 10 4 9,00 2 1 1,75 2 9 -0,25 31 24 25,00 217,881 151 402 459 459 589

403 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 20 11,00 10 7 8,25 3 1 2,75 3 1 2,75 32 29 24,75 217,869 75 403 460 460 590

404 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 16 19 11,25 11 6 9,50 2 10 -0,50 6 7 4,25 35 42 24,50 217,481 152 404 461 461 591

405 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 18 13,50 12 7 10,25 1 1 0,75 1 3 0,25 32 29 24,75 217,292 36 405 462 462 592

406 0 EELİSA HATAY  ME 21 15 17,25 8 5 6,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 31 26 24,50 216,736 37 406 464 464 595

407 0 MISRA ÖZTEMEL  MD 20 15 16,25 10 8 8,00 1 3 0,25 31 26 24,50 216,488 34 407 465 465 596

408 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 17 15 13,25 8 7 6,25 4 10 1,50 6 11 3,25 35 43 24,25 216,456 68 408 467 467 598

409 0 FİDELYA PARLA 12S 20 16 16,00 9 10 6,50 2 9 -0,25 5 12 2,00 36 47 24,25 216,134 153 409 468 468 599

410 0 BEYZA ÇETİN 12E 16 18 11,50 10 2 9,50 4 3 3,25 30 23 24,25 215,799 76 410 469 469 600

411 0 İL* D  YAKŞE 12E 18 19 13,25 13 7 11,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 32 31 24,25 215,678 77 411 470 470 601

412 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 20 12,00 12 8 10,00 2 8 0,00 4 8 2,00 35 44 24,00 215,510 69 412 471 471 602

413 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 13 10 10,50 8 8 6,00 4 7 2,25 7 8 5,00 32 33 23,75 215,427 70 413 472 472 603

414 0 NEHİR KİBAR 12D 14 17 9,75 14 2 13,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 30 24 24,00 215,421 43 414 473 473 604

415 0 EFE ALTAN  ME 20 19 15,25 9 6 7,50 1 4 0,00 5 15 1,25 35 44 24,00 215,260 38 415 474 474 606

416 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 15 20 10,00 12 6 10,50 2 2 1,50 3 5 1,75 32 33 23,75 214,763 39 416 475 475 607

417 0 AYŞE AYDIN  ME 13 6 11,50 9 1 8,75 3 2 2,50 2 4 1,00 27 13 23,75 214,551 40 417 476 476 608

418 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 17 19 12,25 10 6 8,50 2 6 0,50 4 7 2,25 33 38 23,50 214,082 41 418 477 477 609

419 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 14 18 9,50 12 2 11,50 1 0 1,00 2 2 1,50 29 22 23,50 213,996 42 419 478 478 610

420 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 19 19 14,25 8 8 6,00 1 6 -0,50 5 6 3,50 33 39 23,25 213,567 43 420 480 480 612

421 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 12 21 6,75 13 3 12,25 1 1 0,75 4 3 3,25 30 28 23,00 212,978 44 421 481 481 613

422 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 11 19 6,25 13 7 11,25 4 5 2,75 6 13 2,75 34 44 23,00 212,864 154 422 483 483 615

423 0 ADNAN GEZDİ 12S 15 15 11,25 10 3 9,25 2 5 0,75 2 1 1,75 29 24 23,00 212,533 155 423 484 484 616

424 0 BARTU ARSLAN  MS 11 17 6,75 12 2 11,50 2 5 0,75 5 5 3,75 30 29 22,75 212,350 71 424 485 485 617

425 0 TALHA KARAKOÇ  ME 15 25 8,75 12 8 10,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 33 40 23,00 212,084 45 425 487 487 619

426 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  MS 17 14 13,50 10 5 8,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 212,044 72 426 488 488 620

427 0 HİLAL TEKİN  MS 17 19 12,25 10 8 8,00 2 5 0,75 4 9 1,75 33 41 22,75 211,771 73 427 489 489 621

428 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 18 19 13,25 11 7 9,25 2 10 -0,50 2 5 0,75 33 41 22,75 211,545 78 428 490 490 624

429 0 CEYLİNÖZ CEYLAN  MD 14 25 7,75 13 6 11,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 33 22,75 211,442 35 429 491 491 625

430 0 BERKAY KARABACAK  ME 18 16 14,00 9 5 7,75 1 0 1,00 28 21 22,75 211,349 46 430 492 492 626

431 0 YİGİT MERCAN 12E 15 17 10,75 12 5 10,75 2 4 1,00 29 26 22,50 210,929 79 431 493 493 628

432 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 4 6 2,50 9 3 8,25 8 8 6,00 6 3 5,25 27 20 22,00 210,525 156 432 494 494 629
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

433 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 10 16 6,00 4 6 2,50 12 1 11,75 3 4 2,00 29 27 22,25 210,408 74 433 495 495 630

434 0 BEYZANUR TEKİN 12S 10 17 5,75 5 8 3,00 12 5 10,75 3 2 2,50 30 32 22,00 209,798 157 434 496 496 632

435 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 18 15 14,25 9 9 6,75 1 1 0,75 28 25 21,75 208,408 47 435 498 498 637

436 0 İLAYDA KOÇ 12E 15 23 9,25 13 3 12,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 30 34 21,50 208,046 80 436 499 499 638

437 0 DİLVİN YILDIZ 12D 11 16 7,00 11 3 10,25 4 2 3,50 1 1 0,75 27 22 21,50 208,006 44 437 500 500 639

438 0 RABİA MENEKŞE 12E 15 21 9,75 13 7 11,25 2 6 0,50 2 8 0,00 32 42 21,50 207,804 81 438 501 501 640

439 0 CEYDA CÖMERT 12S 12 25 5,75 12 3 11,25 4 2 3,50 1 1 0,75 29 31 21,25 207,308 158 439 502 502 641

440 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 14 16 10,00 10 6 8,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 27 23 21,25 206,981 82 440 503 503 642

441 0 HAŞİM KUZGUN 12S 11 19 6,25 2 4 1,00 11 1 10,75 3 0 3,00 27 24 21,00 206,953 159 441 504 504 643

442 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 15 23 9,25 12 6 10,50 0 5 -1,25 5 10 2,50 32 44 21,00 206,898 36 442 505 505 644

443 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 14 16 10,00 11 4 10,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 28 28 21,00 206,712 75 443 506 506 645

444 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 13 27 6,25 8 12 5,00 12 25 5,75 7 13 3,75 40 77 20,75 206,434 45 444 507 507 646

445 0 NİLSU AZATLI 12S 11 22 5,50 10 8 8,00 4 12 1,00 8 8 6,00 33 50 20,50 206,250 160 445 508 508 647

446 37 AZRA DİCLE KURTTEKİN12S 13 24 7,00 9 4 8,00 4 4 3,00 4 5 2,75 30 37 20,75 206,232 161 446 509 509 648

447 0 ARDA TURAN  MS 15 15 11,25 9 3 8,25 1 0 1,00 25 18 20,50 204,819 76 447 510 510 649

448 0 RECEP ÖZKAN 12E 15 17 10,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 26 23 20,25 204,483 83 448 511 511 650

449 0 BEDRİYEASLAN  ME 10 21 4,75 12 6 10,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 28 31 20,25 204,168 48 449 512 512 651

450 0 NİSANUR TUTAR 12E 14 20 9,00 12 3 11,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 27 29 19,75 202,864 84 450 514 514 655

451 0 NEHİR YILMAZ  MD 14 22 8,50 7 5 5,75 2 1 1,75 4 2 3,50 27 30 19,50 202,691 37 451 515 515 656

452 0 SUDE ŞAHİN 12A 18 18 13,50 8 8 6,00 2 9 -0,25 2 6 0,50 30 41 19,75 202,672 1 452 516 516 657

453 0 BELİNAY NURBAŞ  MD 18 17 13,75 6 10 3,50 2 0 2,00 1 2 0,50 27 29 19,75 202,640 38 453 517 517 658

454 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 8 23 2,25 9 9 6,75 7 11 4,25 8 8 6,00 32 51 19,25 202,635 162 454 518 518 659

455 0 DİLAY YÜKSEL 12E 15 20 10,00 11 7 9,25 1 3 0,25 1 4 0,00 28 34 19,50 201,926 85 455 520 520 661

456 0 MELİSA POLAT 12E 16 13 12,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 24 18 19,50 201,854 86 456 521 521 662

457 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 7 13 3,75 11 4 10,00 5 5 3,75 2 2 1,50 25 24 19,00 200,912 163 457 522 522 663

458 0 TÜMER KAPLAN  ME 11 14 7,50 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 26 28 19,00 200,751 49 458 523 523 664

459 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 14 21 8,75 10 4 9,00 1 3 0,25 1 0 1,00 26 28 19,00 200,704 87 459 524 524 665

460 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 18 19 13,25 8 8 6,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 27 32 19,00 200,482 50 460 525 525 666

461 0 ECRİN YILIZ 12E 13 11 10,25 8 8 6,00 2 0 2,00 23 19 18,25 198,228 88 461 527 527 668

462 0 ELİF YILDIRIM  MS 12 19 7,25 10 9 7,75 4 8 2,00 3 8 1,00 29 44 18,00 197,790 77 462 528 528 670

463 0 ZEHRA İREM DURMAZ  MD 13 18 8,50 11 6 9,50 24 24 18,00 197,566 39 463 529 529 671

464 0 CEMRE EKER 12E 17 16 13,00 5 4 4,00 1 1 0,75 23 21 17,75 196,696 89 464 530 530 673

465 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 18 14 14,50 5 1 4,75 0 6 -1,50 23 21 17,75 196,679 164 465 531 531 674

466 0 MELİKE YILDIRIM 12S 10 13 6,75 7 2 6,50 1 1 0,75 4 3 3,25 22 19 17,25 196,092 165 466 532 532 675

467 0 EMİR ARSLAN 12S 12 15 8,25 10 5 8,75 1 6 -0,50 3 9 0,75 26 35 17,25 195,535 166 467 533 533 676

468 0 EZGİ KARACA 12E 12 26 5,50 10 7 8,25 4 4 3,00 26 37 16,75 193,946 90 468 535 535 678

469 0 KAYRA HOROZLAR  ME 20 17 15,75 1 0 1,00 21 17 16,75 193,679 51 469 536 536 679

470 0 KAAN TUZMAN 12S 5 11 2,25 10 5 8,75 4 2 3,50 3 5 1,75 22 23 16,25 192,934 167 470 537 537 680

471 0 FATM  ESER 12E 12 17 7,75 9 7 7,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 23 30 15,50 190,518 91 471 540 540 683

472 0 EYLÜL TEZER 12E 12 23 6,25 8 8 6,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 25 39 15,25 189,464 92 472 541 541 684

473 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 10 27 3,25 10 1 9,75 0 4 -1,00 6 13 2,75 26 45 14,75 188,763 93 473 542 542 685

474 0 SAYRA ÖZÇİL 12E 12 26 5,50 7 11 4,25 5 1 4,75 24 38 14,50 188,377 94 474 543 543 687

475 0 EREN AKBAŞ  MS 9 8 7,00 5 1 4,75 1 0 1,00 3 5 1,75 18 14 14,50 187,689 78 475 544 544 688

476 0 MEHMET KAVAS 12S 8 11 5,25 9 7 7,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 20 23 14,25 186,514 168 476 545 545 690

477 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 8 17 3,75 5 4 4,00 3 7 1,25 6 5 4,75 22 33 13,75 186,210 169 477 546 546 691

478 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 9 19 4,25 10 2 9,50 19 21 13,75 185,205 52 478 548 548 693

479 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 7 10 4,50 8 5 6,75 2 2 1,50 3 9 0,75 20 26 13,50 184,606 170 479 549 549 694

480 0 İREM YALÇIN 12E 11 19 6,25 10 4 9,00 0 6 -1,50 1 5 -0,25 22 34 13,50 184,378 95 480 550 550 695
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

481 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 6 6 4,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 5 0,75 17 15 13,25 183,877 53 481 551 551 696

482 0 ADİLE UĞURLU  ME 10 13 6,75 8 6 6,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 20 27 13,25 183,833 54 482 552 552 697

483 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 5 16 1,00 11 6 9,50 5 9 2,75 2 9 -0,25 23 40 13,00 183,011 171 483 553 553 698

484 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 10 15 6,25 7 5 5,75 1 1 0,75 18 21 12,75 182,203 96 484 554 554 699

485 0 EMRE DİKMEN 12S 6 11 3,25 8 4 7,00 5 11 2,25 0 1 -0,25 19 27 12,25 180,750 172 485 556 556 701

486 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 11 29 3,75 8 9 5,75 5 10 2,50 24 48 12,00 180,544 79 486 557 557 702

487 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 5 9 2,75 9 3 8,25 1 0 1,00 15 12 12,00 180,097 55 487 558 558 703

488 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 8 15 4,25 5 8 3,00 3 8 1,00 5 7 3,25 21 38 11,50 179,273 173 488 559 559 704

489 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 4 13 0,75 12 7 10,25 0 3 -0,75 16 23 10,25 175,034 56 489 560 560 705

490 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 8 16 4,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 3 0,25 16 23 10,25 174,970 174 490 561 561 706

491 0 SALİH KARAKOÇ  ME 14 16 10,00 1 4 0,00 15 20 10,00 174,030 57 491 562 562 707

492 0 SILA AKSOY 12E 9 25 2,75 7 10 4,50 3 2 2,50 19 37 9,75 173,473 97 492 563 563 708

493 0 MUSTAFA MEDİN 12S 2 5 0,75 8 2 7,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 13 14 9,50 173,310 175 493 564 564 709

494 0 HALİME KAYA 12E 5 20 0,00 9 5 7,75 1 0 1,00 2 5 0,75 17 30 9,50 172,992 98 494 565 565 710

495 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 12 20 7,00 6 7 4,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 19 38 9,50 172,610 58 495 566 566 711

496 0 EMİRHAN AKIN  MS 5 5 3,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 5 7 3,25 13 17 8,75 171,197 80 496 567 567 712

497 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 12 21 6,75 4 6 2,50 2 9 -0,25 18 36 9,00 171,132 81 497 568 568 713

498 0 YAĞMUR ASLAN  ME 10 12 7,00 2 5 0,75 1 1 0,75 13 18 8,50 169,701 59 498 569 569 715

499 0 KAAN ARIKAN  ME 7 13 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 12 15 8,25 169,056 60 499 570 570 716

500 0 NAGİHAN ERTEM  MS 8 14 4,50 3 5 1,75 11 19 6,25 163,543 82 500 571 571 717

501 0 GİZEMNUR ER 12E 7 13 3,75 3 5 1,75 1 10 -1,50 3 8 1,00 14 36 5,00 159,751 99 501 572 572 718

502 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 5 18 0,50 8 10 5,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 16 44 5,00 159,682 83 502 573 573 719

503 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 144,228 176 503 575 575 721

504 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 5 23 -0,75 8 12 5,00 3 11 0,25 16 46 4,50
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ORBİTAL TYT

243,418 65,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AÇELYA IŞILAK 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 317 367 367 484 % 65,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBcdADBC BabBcDaDACADBCeBDAeDbCCA  caBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bAeCD  CDEA   cAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAd                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 7 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

230,335 73,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALEYNA 120 32 11 77 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 363 417 417 542 % 73,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız acDBDBeAbBbDC Ba CDABCbBDDA          EEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEE b DB B ABa Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 4 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

227,300 74,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALYA ERTUĞRUL 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 370 424 424 550 % 74,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBecCBc b   aCDdBCeBbaAbAbdAAAba E e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECcCDB BcABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d  e      d e                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eba aeB    E  eD bB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 11 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

290,895 36,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 154 180 180 267 % 36,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBC BbCBEDaDACADeaDBDAeDACdAECdBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bcBCaCbCDEAB BDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AE  dc    D   C   a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B  A   a    D  Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

268,249 50,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 45 11 64 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 227 269 269 373 % 50,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız B DBDBCAaB DC BaaCDABCaBDDcDAC AAAbaB E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADE a   B B ABB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA     Dc      c Be       CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 5 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

253,744 58,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 273 317 317 431 % 58,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCeCdb C  aaCDAeCecDDADbdCAAecaBEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbdDBaB ABBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız Bd A              E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız d A   c   a E  CD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

277,739 44,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 197 232 232 330 % 44,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCACBcDaeBCCCDAcCDdDDdaAdCeAAAdBcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC CDd B ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   cA c b Dd  C      A     E C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız    C  BB            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

202,640 88,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BELİNAY NURBAŞ 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 453 517 517 658 % 88,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDaECAcBC   b c aebCdDeCeBDAeDACeAEecaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız acceaC bb AdaB AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A             C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız       a  c   E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

248,992 61,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BER İLBAKIR 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 294 341 341 457 % 61,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDabdeDBC edCBE aDAedaeCcaDAADAdeAEecaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCaCbCbEeB BcAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız    d                a     C   C C    C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E        c   ED  BC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

206,898 87,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 32 44 44 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 442 505 505 644 % 87,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 23 2 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBeAbBE C aeaCcAedecDaADbedddebaeEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADaaCbCDBae ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    c   b     b      c          e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eDAbEd B  ecd deDd a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 6 17 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

211,442 84,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİNÖZ CEYLAN 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 429 491 491 625 % 84,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 25 1 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BaDaDaaACdE CCdeaCaABeedaDAbbbbebdbdBcae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEbbdDBaB ABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA A     c        A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız    b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 5 18 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

288,759 37,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 164 193 193 281 % 37,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BeaECADBC BdCBccCDAdAaBeecDdADbCCdEaABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCEeDEAB BaAcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDc     D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EC e c   B   EDACBCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

239,792 67,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 41 36 43 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 330 381 381 502 % 67,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbacCeDBaCeCddaDaDACbDcCe  beeAC AEecdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bAeCDCECbEb   DAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DeEebc             B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BeeAe cBD dbD CBea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

336,380 18,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 64 83 83 139 % 18,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BaDBDBCAbBcDC BaadDABCecDDcDACCAAcbaBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEaC C BEBDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEcA bADADB DC A BaBd E D E C CBE C  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA E BB a Dbd eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 8 0 89

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

244,101 65,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DOĞA SOYLU 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 315 365 365 482 % 65,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCebB DCC   CDAeC              BEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECbCDB ebABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A c DA B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız Ce   a B  d Ed eD  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 2 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

258,391 56,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EBRAR KUL 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 262 305 305 416 % 56,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbBECADBC BdbBEcaceCbDBCeBDAbbACCAEedaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABCDC eDEABEBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A    d                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c   a b  B   dDd aaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

291,294 35,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 152 178 178 265 % 35,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBeACB DCCBCCCDAeCeaDDdaACCAAAbdBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcDEECECDB BDcBBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA   D  B      B  e   e   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız     d BBe      abC d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

255,660 57,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF NAZ OKTAY 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 267 310 310 424 % 57,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBcBCACBd     aCDABCbcDDAabCbA ddBBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECECDB B ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        B        D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

234,057 70,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 350 403 403 524 % 70,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abbeDB ACBcDCCBaadDABdeBDaADed dAecB d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCb  B A B Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dEcAd     B  e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eb b  BB       C   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 5 10 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

236,987 69,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 35 14 71 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 340 392 392 513 % 69,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBbCA BCCB aB D ceCAbBaDBD  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAB DCbCDEAc BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aA  D  c    A  d   a      C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 3 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

273,055 46,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 208 247 247 347 % 46,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDabCADBC  abBEDaDACADeaDBDAAaACCAcCbaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbCDEAB BDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız           c    a   c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız     aA   B   ED  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

253,626 58,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 275 319 319 433 % 58,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDeDBCAdBbDC BdaCcABCedDDADbddAAebaeEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADaaab DB BbABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   D EcAb       AaB        E C  B  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A    B        D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

296,990 32,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM BALIKÇI 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 131 156 156 242 % 32,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCACBEDCCBbaCcAeCDBDD DACCAAAcaBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEC CDBcBcABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA   D         c  e       C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  bA E BB  C    a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,174 70,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 39 31 50 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 345 397 397 518 % 70,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDBEacDBCCBadBcDeDACAcBCeabAAbACddECcaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bABCDCECbEABadcAcBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA eaa   b b   C   e        b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 1 3 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

216,488 80,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MISRA ÖZTEMEL 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 407 465 465 596 % 80,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDaDBecdcceC   e DbBCDBDbAabddAAAAcBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECbCaa  cABadAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız a           cB e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

223,189 76,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 381 436 436 565 % 76,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDeDcCAbBbea   aCDABCDBDDebdCdAAAbdBcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEC Cbd B  BBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız                  e             e      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız d      B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

231,435 72,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNME  Z 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 361 415 415 538 % 72,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız ddDeDB cbBcDC e aCDAdaDBDDAeAe AAbbBBEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAD Eab Dd B ABBAA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A         d                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        d    E  C   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

202,691 88,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YILMAZ 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 451 515 515 656 % 88,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebabCecBC   bac aDbCAaeCeabAeeACdeECABdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABC d C cAd   AB a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                        a      B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d   D    B    D  Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

249,377 60,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 289 336 336 451 % 60,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDabCceBC BdCBEaaDAdAacCedDAdb CdAaebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCECaEAB BDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A  Dc   d D   C         a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız       e      ED  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 13 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

253,519 58,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIC 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 276 320 320 434 % 58,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BE BDBCAbBcDa BadCDAeaDBcDADcbdAdAbBBEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADaEC C B BcABa Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA     D                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  e     B   bE   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

247,132 63,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 302 351 351 468 % 63,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBECADa  d bBc  cACADBaeaDAcbbCeAECbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCcaDEAd B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız D     BD     E d            e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cd CDbb cB  aE c Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

234,320 70,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SAMET BAYGIN 120 38 30 52 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 348 401 401 522 % 70,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDacCAeBd a a EeaDbCdDBaeBDbAbACCAaCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdECDEAB BDAcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız eA   d   b b   a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c  ecA   B    c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

243,134 65,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SUEDA SARI 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 320 370 370 487 % 65,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDaDBCcCBdDCCdbaCDeBCeBDDdDbC AbebaBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CAaEECE  B BcABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d  A     D       c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  D     B    d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

288,799 37,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 163 192 192 280 % 37,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCACBd C a CCDABdeBDeADACCAAebaBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECECDB BcABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A         C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   b E  B       eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

252,550 58,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 278 322 322 436 % 58,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBbCADBC  abB DCDACcDea cDcebcdCAbeAadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCadbCDEAB BeAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEc B a   e  BC    a     C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d B Db   a   ED  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 14 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 2 3 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

276,033 45,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 203 241 241 339 % 45,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDBECADBa d  Bc aDACdDBCDaDAAbbCeAdCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCcCDEABbBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE  d     e  Ba    E e   d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E        B   aD  BC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 3 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

280,163 42,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 187 221 221 315 % 42,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbaBDaCACBcDCCdCCCDAeaeBDDAbAeCAddcaBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECbCDB BDABa Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   Dc   D  Bd C   c        c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cAC   B    E eeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

197,566 90,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ZEHRA İREM DURMAZ 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 463 529 529 671 % 90,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBdc         CDAcCeaDDbabCeAAebaeade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAaEEC Cad B dBBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 6 17 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

262,386 54,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 249 292 292 400 % 54,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDeDBCAb E C BCaCDABCDcDDeDACCAAebaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAD  C  bB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA      B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

183,833 94,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 482 552 552 697 % 94,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BD b d cC a a  DCb CeDae B  ea   A  ba E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABba  CD Ad  cAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız ccc                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cd  D    d    D   ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 7 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

241,043 67,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 326 377 377 497 % 67,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbaECbDBa  aCBcDaDACbDBCDBDAeDAbaAdecaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD aC EAB BcAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız      c     b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız       b     BEb  Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

212,978 82,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 421 481 481 613 % 82,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aE dedCe B    a aCDbcaeBDDdabCaeAeAaBadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC  eB e ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e  bE  B      eCD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 15 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

214,551 82,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 27 13 80 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 417 476 476 608 % 82,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız ac  DB A  a     aCDAB  c D DA  AA  c E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BC D E E  B  b BB A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız a e                 A E     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  c   d B    a   c  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 1 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

204,168 87,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 28 31 61 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 449 512 512 651 % 87,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ecab bee   d e a DeCeDBeDeD AaAdddEeba E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABCDCEeDEAd B AdBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aAEB B    c  a     B          C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız           c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 12 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

220,118 78,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 393 449 449 578 % 78,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebBcCc BC a Cab aDACADBaeBDAAacCbAbC a E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDbbCDbABaBacBBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız a  B       b              C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 8 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

211,349 84,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 430 492 492 626 % 84,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız abBECAeBC   Ccd aDACADeabdDd DACCAcee da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aAeCab CD AB   AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız                           C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

218,013 79,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 400 457 457 586 % 79,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBaCcDBC BabBc aD CcDeaecDAebACdAbabaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCD  CDEAB BcAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 15 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

238,976 68,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 334 386 386 507 % 68,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız Bd eeBCAC aDCe CadDAcCeBDDbD CCAAcbBe dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CADaECE b  B ABa Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    c   D            A       C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   A    B       Ca   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

213,996 82,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 419 478 478 610 % 82,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abbaeB cbec     aCcAB DBDDbaAb AAeAcBEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAcEEC     B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        c       eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 10 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

180,097 95,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BİLGİN BERK YETİK 120 15 12 93 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 487 558 558 703 % 95,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız e aE A a    b   aae AD       eA  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCadcCDE     A B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 3 2 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

218,911 78,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 395 451 451 580 % 78,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cbDeDBCcddE     aCceBCeBDDADAbCAdAbaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADd  cbDB B ABBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız            e e     c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız dD   a      E  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

214,082 82,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 33 38 49 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 418 477 477 609 % 82,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız adDeDBCAadE C a aCcbBaDaDbAaAdd AeAaBEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADabC da  B ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d  A bA  a c        e             e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız ee bEadc   aE  CD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 11 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

216,736 80,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EELİSA HATAY 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 406 464 464 595 % 80,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBcCcDB    beEeacbCADBCeBDAADAedAEedaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız b BCDb  c AB e AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız     e    d b                e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız b            ED    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

215,260 81,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 415 474 474 606 % 81,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBdCADeeCadbBd aeACADBaeaDAdaACdAcaedBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABCDCbCbbABcBe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cdbdD                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cdddDAbdaBbdcEbcCaea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

183,877 94,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 17 15 88 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 481 551 551 696 % 94,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDaaBC  a  C    eDA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCADaECE       Ba Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eaAbca B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 1 1 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

231,477 72,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 360 414 414 537 % 72,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cbDaDBCAbc eC   aCDAcaedDDADbCbdAeAaBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADcaCcbDBaBcABBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   eb   ad     B        bD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız b Abc  B       ac  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

232,441 72,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 357 410 410 533 % 72,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBdCeDBCeBCbBcDaDeCADBCeBDdAaAbCAcacacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDdbbDEABbBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A    c    c                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a                 e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,465 69,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 344 396 396 517 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dcDeDBCc Bb   BCeCDABaeaDDADdeCAAebdBaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEbC CDB B ABBebc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CbA Ee d  bcb eCD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

200,482 90,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 460 525 525 666 % 90,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aaDeDBbcCBc a  baCDAeCDcDDbbceCAbAbaeEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaaEeE bd   AaBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    b   b     e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız    a   B       a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

224,394 76,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 379 434 434 563 % 76,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dbDeDBCACBa C d CCcA CeBDDAbbCCAAdAaBaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCcDdEacCDB BedBBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız eb c  eb  c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

274,941 46,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 206 245 245 343 % 46,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBcCADeC d CB DCDACAD  D DAdadCeAECbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC bDEA   cAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA   B             a      C A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B D    B  BcD  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

236,887 69,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 341 393 393 514 % 69,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECA BC dCC  DaDACADeaeaDAeaACaA  ccBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABC d eD Ad B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA         e              C d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 8 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

175,034 95,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HÜSEYİN GÜLGEN 120 16 23 81 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 489 560 560 705 % 95,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 13 23 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDBcedcBd a eB eeadb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız ccBCDdEbDEAB daABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cc  b                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 2 17

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

264,845 52,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 49 33 38 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 239 281 281 386 % 52,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBbCbDBCC  CedDacACADBaDBDAebACCAdCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbeD AB BcAcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A BDd a   D a   cce  e d           b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EaBecAb  B  eED  ee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 3 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

303,096 30,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 61 30 29 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 117 141 141 223 % 30,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbacCADBC BabBdDaDACADBCDcDAADACbAdeAdeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCDbAB B AcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AEB BdDAa D E a   d b    C A  B Bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCaAb cBa B DeCBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

169,056 96,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 12 15 93 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 499 570 570 716 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDB cdaa C a aCcbB              a  de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BbAD E b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 1 5 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

226,693 74,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 372 426 426 553 % 74,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDaeBCc  a      CDAaebBDDdDACCAdAdBBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC  bBad cBB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

193,679 91,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 469 536 536 679 % 91,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız acDeDBdbCecaC B aCDABaeB DcDACdAAAbddEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

231,656 72,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 33 13 74 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 359 413 413 536 % 72,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBcCADBC dabdE aDeCcDcCDB AA    A  bB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDd C EA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AE  B     D              C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız      b   e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 10 3 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

295,004 33,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 135 160 160 246 % 33,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCACBED  BCaCDABaDBDDAbACCAcAbaBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECb DB BDABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  E A       eDa A B eA     c C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcA a B    cE  CD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

234,676 70,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 347 400 400 521 % 70,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız e  cCAcBCCBCCBEDaDeCAD aDB Ae bC A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız E BCadbCDE     AcB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A BDd    AD            E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 4 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

214,763 82,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 416 475 475 607 % 82,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDacCADBC ddCBc aDeCdcc ac deace AdCcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCaCbaDEAB B AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A  bc     D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c a   b eB   ED   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

247,853 62,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 40 19 61 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 299 346 346 463 % 62,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  EDBDBCcCBEDCbB aCDee DBDDeDAebddAcaBEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECEdD    bBBcAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  a A c D e            E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

251,966 59,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 280 325 325 440 % 59,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cEDBDBCeCBaDC dCaCDcadDcDDcDAdCddebcBEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaEECbCDBa cABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B cA   DA  B     B    E     b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        B    E  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

277,322 44,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSANUR TAŞKIRAN 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 198 234 234 332 % 44,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BcBaCADaC dCCBEDCDAeADBCeBDAeaACCAECbBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCaCbC EAB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A B c            E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız  b eDA   c  BEDd Bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

234,263 70,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 349 402 402 523 % 70,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dcDaDBC   aDC BCaCDAceeBDDdbACdAb bdBcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCADEEC Ce aB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA b       C   a          C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız                 D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 12 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

228,224 74,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 368 422 422 548 % 74,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBeBCcdBEDC aCaCDAB DcDDcaAC A AdceEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAaadCbCba B ABaAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    Ad     cc C  c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız ec bd  B       Ce   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 10 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

229,802 73,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 364 418 418 543 % 73,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBECebBC    e   DACAa dD     eebb CcBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCaCbCDEAB B AcBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız D   a  bAdcD b  C a EAe E C Ad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdabecC  B eea  d ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 6 11 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

253,692 58,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 274 318 318 432 % 58,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aaaECADBC BaCB DaDACdeeCDdDddDbbCAcbcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDCceDEdB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDB     b   e          C   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız          B    D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

174,030 95,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALİH KARAKOÇ 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 491 562 562 707 % 95,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDcaCAaBC aCbaE eDACdeeee        cddAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız Eeeee                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 6 11 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

292,436 35,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 148 173 173 260 % 35,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCA BcD  B aCceBCeBDDdDACbAcAAaeaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEec DBcB ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 18 0 22 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA   D  B D  AEBEB    DA  C CB  C   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız             c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

245,914 63,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 305 354 354 471 % 63,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BdDBDB bCB    a aCDABCeaDDebA bAAebBBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECb  B BeABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA ce AD                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız                 D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

256,459 57,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 265 308 308 422 % 57,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBdAbdbD  BaaCDbaCDcDDADbCbAAebaBEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BdADEECadcBdBDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DAd  D eBcaCC        dc   CDaBb d dC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   dC   B    a   D  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 3 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

260,532 54,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 253 296 296 405 % 54,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cEDeDBCAe d CCcaaCDA eeaDDADACCAAebBeaEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCDB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA     Dcd a   B            a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   b    B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

243,332 65,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 319 369 369 486 % 65,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebaECAaBCd    cDaDACeDeaDaDceDAC AcbcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bAB DC CeEcB B ABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A BDce  E e                e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B cA   aD   D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 12 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

242,255 66,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 324 374 374 492 % 66,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDaeBCcCBd CCBaadDABCeBDDebAdadbeba    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcDEEabCD  BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız e DA b e D      c d c  ac E dD    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız       aB       CD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 4 12 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 3 0

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

212,084 83,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 33 40 47 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 425 487 487 619 % 83,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDcCAbcceCdadaCDAddeBDDebceCAddbaeadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEdbbDccBcABBcAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   bAc         ce   D   C  c  C  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 5 18 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

289,546 36,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 157 185 185 272 % 36,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEcBDBCAC EDC BCaCDABaDdDDAeACdAdebdBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCDBbBcABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BdDA b D D   C  caE b       C C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  e    BB       eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 4 0 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

253,203 58,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 277 321 321 435 % 58,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDBDBdea EDC    CDAdaDBDDeDACCAAAbaBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAD  C CDB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

200,751 89,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 458 523 523 664 % 89,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBbCd BC   bBc dcbCcDddecDA         B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAcbDCbCDaABaBeAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  e  a                          a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E c   b  B    e   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 4 4 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

208,408 86,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 435 498 498 637 % 86,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBeBCca     B aCD edbBDDebACaAAAcaBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaEbCadbB B cdaAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A      a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

185,205 93,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 478 548 548 693 % 93,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 19 12 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız c DeDB AC E   d  Ccb  adbcdeebdAdb a bEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCAaEEC C B   A       EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 4 13 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

169,701 96,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 13 18 89 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 498 569 569 715 % 96,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDecaCA  d C a CCcA be      C d  bB c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız Bb a bC ab               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A             e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 3 7 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

217,292 80,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 405 462 462 592 % 80,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBbCcDBaed C   aDACAcBaeBDbbaAdCAdCcaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCaCEe EABbdcAddBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A      e                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız          B  cc    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

232,524 71,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 32 8 80 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 355 408 408 531 % 71,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız   DeDBCAbB      aCD   eBDDADAC AAe  BEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADE C d B   ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 4 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

249,221 61,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 292 339 339 455 % 61,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaEC DBC   Ca  aD CdDeaDBDAADACCAECbBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  CDEAB e AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                        b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız       b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

172,610 96,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 19 38 63 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 495 566 566 711 % 96,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cEaecBecC c     aCcb deBbDAbACdAAe aBbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cb a cCabDB B c       E C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız        b c   d     e a      a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız            ed d D ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

267,184 50,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 230 272 272 376 % 50,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBbBCAdBcDC B aCceBCDBDDdDAdbAbeAaBEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CADEECbCDB B ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız aEDA A    B DCd  eb          D    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A    c       eD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

213,567 82,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 420 480 480 612 % 82,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBEeADBC BadBa aDACAeBabcDdcDAabdcadaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EbcdD cCadea B ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA  ce        ca  d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E  debe cB   Ec   CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 7 16 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

270,792 48,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 51 33 36 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 213 255 255 357 % 48,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDdEeADBa d bBc aDbCADBCeBDAAaACCAEabaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dAeCabbCDEABbBcAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA   dBD   D EBd  cBc   E C e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B cA   BDddEDd  ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

250,953 60,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  12066
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 48 48 24 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 284 331 331 446 % 60,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız a aeDBCAbBcDCCBdaCcAeCDBccdabbCAcdbBdEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADaEebded BccBBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BdDA cbD ccBbC Ac   A   eA  CD B  C C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız aaAeaCBBD  e  Cec ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 15 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 3 3 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

215,510 81,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖKSEL 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 412 471 471 602 % 81,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaECbbBC a dda acbCeDeabBDAAbAeCAcCbBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EdBCabbCDEABbBcAcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  b Bccaeccc                 A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c BCeA  ee    cd Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

316,902 25,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 95 117 117 187 % 25,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECdDBC BCCBcDaDACdDcCeBDAADACCAEebaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDbdCDEABaBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEB BeDe  aAdBC Ad E   E Cec   CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   BCeA   BD   c  Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 1 67

PROBLEMLER 9 5 2 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

315,964 25,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 97 119 119 192 % 25,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDdcCADBCeBaCBdDaDACeDeCecDAeDAeCAECbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDC C EAB BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDB De  DA      B    E C  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeA   BD dEDdCB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

367,183 9,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 80 18 22 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 42 42 68 % 9,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEaBDBCAaBcDa BCddDAcCDBDDAcAC AAA aBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC CDB BDdBBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA  ADADBBDCC EaEB EE D E C CB DC    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA EdBBD dD ae cCeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 2 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67

PROBLEMLER 9 8 0 89

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

215,427 81,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 413 472 472 603 % 81,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDBbBeA        aCb eCDBDcbeAC A   B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcaaECb D  ecdBB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B eAd        C e   cd       C     bd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CDAbbdBBe C  eaCa  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 6 5 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

267,847 50,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 228 270 270 374 % 50,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız adDBDBCAd aDC BaCda daDBDDcDAC AbAcBBadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEb  DBbBDABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d DA  A d B    A  E AE   e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız Cae E BBa          B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

204,819 87,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 447 510 510 649 % 87,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eea C eBC   bec aabCADdaDeDAADAC AaC a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBCD     AB B AcaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 5 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

284,912 39,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 173 202 202 292 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız B BbCADBC  CCBEeaD CcDBCDBDcADACbAaCbdeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  Ceb B B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA   BB ed e  B   dB   A  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cCB  A  c Db Ec  BeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 3 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

367,037 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 43 43 69 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBC BabBcDaDACd BaaBDAebAC AddAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCa  EABaBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDA cDcdBCCAdBEbeAE CDAECBaBbDC Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EbBCDA dDBDdBEDAdB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

212,044 83,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBÜKE ÖZDENLİ 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 426 488 488 620 % 83,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDdceADBC  dCBc CceCAeBCbaDdecACCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCDabCD A    AcaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız eA     e   D  c           d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 6 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

315,048 26,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 62 17 41 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 98 120 120 194 % 26,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aaBdCADBC B dBEDaDACADcCDBDAeeACCAE   BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDCcCDEAB c AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDB     D b  C EB   AE   dEC C      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B eA   BD  EDe   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 2 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

367,026 9,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 81 24 15 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 44 44 70 % 9,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDcCACBcDCCBCaCDABCbBDDADACCAAAbaBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEdCbdDBacDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDc     DBBDdC  dbBAEE DAabC  B  C  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcACECBBDCbDcBeeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

210,408 85,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 433 495 495 630 % 85,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEaeeBCdCecb  B aCcAeaDcDDea b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eb a EeaCb        AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA  Ab DBB C            E  D        D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeAC  B       a    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 3 5 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

269,170 49,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 51 35 34 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 222 264 264 367 % 49,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDabBCAbdb C   eCDbaCeBDDAeAeCAAAbaBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECECeBbBDdBBAA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dEeA  eD Dc     EedBAcE a   C     C a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeb   BB  d Ee eDd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

212,350 83,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 424 485 485 617 % 83,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDB  caB    Ccc aD  dDB a bbAaAeCAdeda c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBCD  eDEAB   ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aA  cc aA                  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a B eAC  B    cbC e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 14 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

364,824 10,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 46 46 78 % 10,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBCCBaCBcDCDACeDBCDBDdADACCAdCbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız  ABCDCbCD ABcBDAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDB DA  DA B C cBE DA  C AE    b C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeAbbDBD dEDdCBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 7 0 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

306,540 28,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 63 32 25 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 110 133 133 211 % 28,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDeDBCACBa C  aaCDAe bcDDAbACbAAAbaBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEb  C B a ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 9 4 14,75 % 49

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEcA AeDA BBDeCAcBc AaEeeAc CDCB  CBCC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A EaBaD d   eeDaeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 1 83

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

250,546 60,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 285 332 332 447 % 60,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDaECAeB  d   E aDACADBCecDeADbCCAdbbdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bABCa cdD ABaB AcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aA  bB  A  D   C          b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c B  b  DB    D  BC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

286,894 38,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 168 197 197 285 % 38,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  E BDBeACBc C aCaCcAcCDB D aAC dd caBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CceEECEC B BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA c D  c  dbA B BA     E CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA EaBBD dD e eD dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 7 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,994 69,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 339 391 391 512 % 69,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDeDBCbCBcDC  CaCDeBaeBDDbaAbbAdecaBa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEcbbCDBaBDABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A c                    c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        Be   a e c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 12 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

329,317 21,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 74 95 95 159 % 21,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbBECADBC BCCBEDCDACADBCDBDAeDACCAEabaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  CDEAB BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AEB B D   DAc C Ad       CDA     c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BebA   B   ED    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

360,415 12,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 80 27 13 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 53 53 91 % 12,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCACBcDCCBCaCDAeCecDDADACCAAecaBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEbCcd BaBDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAEAAD DBBDCCAEB  AEE Db     Bc CBCCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeAeEaBBDeb EceeD AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

219,415 78,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 394 450 450 579 % 78,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEbaDBCAa dc    eCDABaadDeAaAdeAdcABBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız          D     BB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız a  A     DB e      a        Ce          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız deA c  c    EBeeD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

259,488 55,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 257 300 300 409 % 55,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECADBC   CB DaDACADedDBDAebACeAE baea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAcCD          ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B B   E      C d     E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d B aA    e   D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

324,065 23,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 67 26 27 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 84 106 106 173 % 23,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCAdBcDCCB adDABaeBDDADACCAcebdBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEebdDB BbABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA   DADdBD d cB c EE D E C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA E BaDa DbBCaDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

197,790 90,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 29 44 47 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 462 528 528 670 % 90,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBeeCebcC aCaCab  bcD  eb  AdecdBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCeeEbbcaDBEBcbBB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dcDAdecbd B           d     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız dDcd  Bd    d eeD  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 5 9 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 4 0

PROBLEMLER 9 1 4 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

297,721 32,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 61 36 23 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 128 153 153 237 % 32,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDaEdADBb BdCBaDeDACdD CecbdebAeCAddAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCECe ABaB AcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDe  DAdBC AEBE  A  C AEC aa    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız caBCcAbdaB  e DdCc e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

171,197 96,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 13 17 90 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 496 567 567 712 % 96,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  bDe B cC     a  Ce   D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız        b     a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A         a  E  a        e  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız bbbbE BB    E e D da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 1 0 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

256,713 56,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 263 306 306 420 % 56,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDcDB cd        CDeebeB DdDACCAAAAaBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAadECcCbB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA ceD De aC Ab d         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız ebA E BBDCdcb eeaa c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

349,310 14,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 77 31 12 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 65 65 110 % 14,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDdddADBCCdabBEDCDACdaeCD      e AEdbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCDEcBbecAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDAEADAE CCAEBEbDA BC A CBCBE CCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdBeeACdDBaeeEDACBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 9 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 9 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

187,689 92,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 18 14 88 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 475 544 544 688 % 92,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbaE dDB             D       D C AEabeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız     D  e EA      BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız                            D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız    e A   c  d Dd Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 8 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

159,682 97,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 16 44 60 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 502 573 573 719 % 97,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 18 17 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dccEbbDca  b d bd  a  ee dDd b C   a B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EceCDCbCDacebBa cB c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  e  c      b   e   Bbbbe  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ad C  b ec  B  d  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 4 17

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 3 6 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

221,035 77,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 386 442 442 571 % 77,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDeDBCebBb a   bCDABdecDDADACdAA daBdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAbc   Ca adcABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  EDe      e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız bcAa eaaD a   Ca    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

283,552 40,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ETHEM GÖRAL 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 178 208 208 298 % 40,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDcaBCbC bDa   aCDABCDBDDAbdCeAbAbc EbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaaEbb  BEB ABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   eA  AD DB DC AcB  c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C A ECBBD aeE  aD eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

303,482 30,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 116 140 140 222 % 30,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbdaCADaC BCCacDaDACcDeCeBDA DACCAdCdcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCD  C EAB   AcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B BBD   DA   C EBE D   C  E  C b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ECB eA  DBa   D  Bae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

180,544 94,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 24 48 48 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 486 557 557 702 % 94,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDeDcaeCBaDCedaedDbabecDcAbedbcebAcdEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA c D ea  C d  c  b  cA  C be D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız aeAdceBBD acE  ec  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 18 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 3 17

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

294,445 33,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 140 165 165 251 % 33,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız acDeDBCACBcDCCB CCDA CbBDDADACCAAebaBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  C D d         BBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA   bADBB    cB  cE   A    C    a e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eA d BBDdb  BeCD dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

244,471 65,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 314 364 364 481 % 65,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız adDaDBCeCBcDC aaaCDeeaDBDDAbAeCAAA aBEdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADbE  dbB a ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   D bB                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cA a BB bd  B eDC a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

258,955 55,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 259 302 302 411 % 55,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBCAbdb C dCaCDeaaDBDbAaACCAdecdBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCbDa a dDB B dBB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA   D  B  C   e          CD B  b  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız Ca Cd BBD  DE  eD  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

222,145 76,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 383 438 438 567 % 76,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBcCAeBC a daE aDbdADBCeBDbA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EA CaCECeEdB B ABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cb e a e       a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d            ED  cCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 3 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

308,072 27,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 106 129 129 207 % 27,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDdDB A BcDC deaCDABCa DDAcd  AA  a E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEabCDB BDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA ceDA dBD  AEcaBb E eAE C CB    CC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA EaBBc  eEeeCD eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 4 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

171,132 96,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE CEREN TÜL 120 18 36 66 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 497 568 568 713 % 96,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEceDBCcbda C   aCceedDceDAabddAA bcea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cb b  C       AaBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eec ce c    c eeD A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 5 17

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 11 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

336,567 18,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 73 32 15 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 62 81 81 137 % 18,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  cDBaBCcCBcDCeB aCcABbDBDDADbC AdeAaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECb DB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAbAcDADBdDCdAEBd AEE  AE C CB  C CCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeAeddBBDedcEeCeDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 1 83

PROBLEMLER 9 7 2 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

211,771 83,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 33 41 46 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 427 489 489 621 % 83,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebabCceB  d CBc aDbCADedeBDdeDACdAEbbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBbaCbbcbAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A  a   cc b   d            A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d ceaAb eB   Eb C ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

256,262 57,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 50 49 21 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 266 309 309 423 % 57,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 25 2 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız acacCdaBC dabcc aDeedaBbeeDcdDACdAdebBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDCbCbEAdb eAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBecBDAEcDAd C AdBEAc EcC A    BbD   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ddBC Ab eB a  Dd Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 8 1 89

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

405,197 3,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 92 16 12 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 20 20 26 % 3,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBaCADBCCBCbBEDCDACADBCDBDAebACCAaCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCcCDEABcBDAcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDBBDAE DAEBCCAEBEcD E C AE  CBb CC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ECBebACdDBD B DACBCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67

PROBLEMLER 9 9 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

283,219 40,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 179 210 210 301 % 40,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBaCdDBCbBaCBEDaDACADcCDBDAeeACCAaCAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDb aeEA  B AcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEB c ab  D      E       C b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B c b  Ba   D CBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

427,557 1,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 100 17 3 95 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 9 9 10 % 1,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBCCBCCBcDCDACADBCbBDAAaAdCAdebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdcCDEABEBDAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 38 0 2 38,00 % 95

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDAEADAEBCCAEBE DAEBCDAECBCBEDC BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ECBCcA dDBDCBEDdCBae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100

PROBLEMLER 9 9 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

359,413 12,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL EL 120 78 20 22 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 54 54 92 % 12,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDeECcDBC Baa EDCDACADcCDa  dDACbA CcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC CDEAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBB  c DAE CCAEB ADAE C AECB B DCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   BbeAadcBa BEDd B e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 5 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

255,217 57,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN S MİH KURT 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 268 311 311 425 % 57,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaECeDB    Cec aceCADBCecDAcbbCdd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız     DCECcbAB B AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA BDB De dD   C A Bc     dDc C  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız aaB eAC  Be eED CceC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 6 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

268,493 49,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 223 265 265 369 % 49,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebBECADB    CB  aDACADBCbeDAAeb  AcCbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD ceDbAda  AcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA  DdB  c   b C e  c   E aDe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeAee Ba  bD CBeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 2 3 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

306,811 28,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 109 132 132 210 % 28,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCA B DC deaCDAcCDaDDAb CCAbebaBEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCDcaB ABBbAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA  AD  BBaC Ad aBcE    a C C   C CCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cA  aBBc  eEee DCeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

338,057 18,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 70 19 31 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 60 78 78 134 % 18,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBdC DBC B bBEDaDACADBCbcDA  AC d  bBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbCb AB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDA  DA    bEBEbDe    AEC C   e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız aCBCeA  DBDdB D CBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 6 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

244,759 64,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET * DA EREN 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 311 361 361 478 % 64,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız abdcCdDc   C  c aDdCADdCe DAADAC A   aBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCDCbCDEABaBeABBac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BcBaDA                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d Ba b   B    D   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 2 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

206,712 87,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED AYDINLIK 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 443 506 506 645 % 87,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız Bc bCeDcb   ad   DACcDBdeB deDAC A ecaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCD cCe A aB ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  d a                        e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E c a    B  cE    ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 11 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

237,680 68,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 336 388 388 509 % 68,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDBCd  a C  CaeDABCDcDDdDACCAdedaBabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECc DB B ABBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  a A     cc        B          a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

228,755 73,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 38 39 43 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 366 420 420 545 % 73,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEbdeeeACd  C ddCCD  CD  DAD CeAd bcBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADbde bc     BBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DAcbeeAcB  a  dBac         c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eA   BBDbaDEdeCDaee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 1 5 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

248,209 62,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 298 345 345 461 % 62,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDabCAe    ddBcDCcACbDBCeBDAADbCdAEedada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bAc DCbeDEAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aAEB B    c  a    bB          C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız        b eD   D CB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

256,680 56,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUST FA KÖSE 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 264 307 307 421 % 56,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebadCADB  d baaDaDb ADBaDBDAebACC debaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD bbDEABaB AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE eB D   c E C          C A C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a Becb  beD  ED  Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

342,168 16,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 55 73 73 123 % 16,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcaBDBCbb EDCCcb CDABCecDDAabdCAAddcBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECcCDB BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAdAADAedBDdCAEBE cEE  ec C C   C  C e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeACEaBBDd DaBCeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100

PROBLEMLER 9 5 4 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

163,543 96,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 11 19 90 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 500 571 571 717 % 96,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDB  deda aeacc aDbCbD  Dc   a C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız    dD ea e   ED   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 3 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

325,918 22,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 69 31 20 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 82 104 104 169 % 22,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDacCbDBaCBbCBbDCDACADcdeBDAeDA eAE bBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC eDEAd BcAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDe cDA  C AEcE DA  C  EC  aE  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdaCeA dDBDCBEcdCBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,827 69,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 343 395 395 516 % 69,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abbBDBdACBc C   aCDbeaedDDADACbAAeeaBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAa EC CeB   ABB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    Ab  b  dc b               D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcAedaBBa   E CacCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

282,776 40,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 54 29 37 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 180 212 212 303 % 40,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBcCADBC   dB  aDACADBaDBDAeDAebAdCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCeEAB BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B B            ccE     C  ECabd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız caBCeACecBb d Dd BCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

276,698 45,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 54 37 29 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 201 238 238 336 % 45,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcaaDBbACBE a BCaCcABdeBDDdeACCAAebaBbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCcDEEacCDc B ABBA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAb AD bB  C AE d d E  AEb   B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız aeA EdBBad cE eeDaeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 1 67

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

342,068 16,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 56 74 74 124 % 16,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCeCBcDCCdCaCDAeaDcDDAbACCAAebBeEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADE C CDB BeABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAd AD DBBDCCbaBE AE  DAE C C E C CCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcA d BBa eaa CdDCeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

225,950 75,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 376 430 430 557 % 75,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBeaCcCda     aCDbeCeBDDAbA  AAeba Ecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BdcDE ebCDB   ABa AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   ce         C                  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A ECBB   e   eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 11 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

304,847 29,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 65 43 12 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 113 137 137 216 % 29,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBcCADBCCBbdBEeaDbCdDeCDBDAeDACbddebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdEebEAB BbABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEeeBBDA cDAda  AaBE c EaC A C CB ae  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız daBCDAbbaBDddcDbCBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 3 50

PROBLEMLER 9 6 1 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

289,169 37,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 160 188 188 275 % 37,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEaaeBCAbaa   d aCDbBCbBDcceACbAAeAaBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC  DBEB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BE AE eDADBdD   cB        E CeCB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA E BBa  bE eeDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

270,216 48,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 215 257 257 360 % 48,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECeDB    d a acACAcBCDBDdeaAC Adebaea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbeeEAB BDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE DB  A  bAd a  b E       A C  B  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   Be bC  Bb dEDc  eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 14 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

301,135 30,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZITUĞ 120 64 43 13 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 121 145 145 228 % 30,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBcBCcCBcDabBdCCDAddeBDDAbACCAbeAdBEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCADaECb DBdBDABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 11 7 9,25 % 31

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA ceDA BeeaddEBdcAEc  A   cCB  CBCC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeAdd aaDedcEceeDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 4 33

PROBLEMLER 9 2 3 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

308,144 27,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 105 128 128 206 % 27,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDeDBCACB DC B CCDAdC BDDAaACbAAebdBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADcEC  DB B ABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA   D eB DCC E         E    B     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA d BBD  DE d D  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

224,592 75,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 32 21 67 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 378 433 433 562 % 75,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız cD cecaB      c  cACdD  e  AbDA CA dbcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız c Bdad a Ee   cA BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA  D      D   C A    D   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B D    BD BED   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 10 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 4 0 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

272,930 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 209 248 248 348 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDaECADBC  bCBa acACdDeaecDAADbCbAdCAcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABeaCb eEAB B  cBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız bAEBDaBDA  DA cC  c   b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız  aBebAC DBDb EDd Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

344,418 15,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 51 69 69 118 % 15,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  EbBDBCACBEDCCBaaCDAcaDBDDAccbbAAAbdBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAaEECcCDB BcABBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEcAEdADdDBBDCCAaBb A   D   CD B  C CCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C AbEdBBDddaEBeeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 2 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

310,670 27,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 101 124 124 200 % 27,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECADBC B      D CADcaeBDAeDAebAabbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBCDCEC EAB BDAcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE  d DAE cA  C AEBE e   C A C  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeAC eB a  D CBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

218,770 78,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 396 452 452 581 % 78,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBECAeB     c  ac CADBdedDceDbCCAab    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bcBCDC C EA    AcBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA d B  c  b   C A                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız        d db   DdbBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 10 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

216,456 80,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 35 43 42 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 408 467 467 598 % 80,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDaCAaac C   aCbe daBDDAD Cad bbaBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCeabECbbD     BBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B cAb  D acd e  Ee  b      b      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eD bcC B edcEceeDadB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 8 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 3 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

237,599 68,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 337 389 389 510 % 68,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDB BCAC   C   CdDABbDcDDAbAdeAbddaBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız e AaEEacC   B ABBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A  c A                     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eebCc BB    b Cec  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 9 13 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

261,749 54,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 251 294 294 402 % 54,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBbCbDBa   bBc aDACdDBCDaeAeabbCAdebdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABdDC C EAB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aAEd B D   D       B      C   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B b   cBD  EDe eC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

327,551 22,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 78 100 100 165 % 22,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dEDBeBCACB DCCBCCCDAcdDBDDcbbCeAAAbaBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEbCb  BEBDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAEceDA    CC dB       A    C   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C A E BBD bDbde DCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

202,672 88,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
SUDE ŞAHİN 120 30 41 49 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 452 516 516 657 % 88,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDBDBCAbBceC   aCDdeaeaDDAeACbA ccaBEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız Bb aa Cc DB dcABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B  d   b            e    dcddDaa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eabe a B    E  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 10 12 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

249,651 60,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET KAAN SES İ 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 287 334 334 449 % 60,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECADdC d ad   DbCAbeCbBDbdaAbCAabbBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCaCEeDEABaB AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E   bbC DB    D  BCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

291,666 35,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 151 177 177 264 % 35,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBbBCAaBc CCBCdCDAdCe DDADAeCAdAcaBEEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECbCDBEa ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA  eD  Be a A      E e a d     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  DA EaBB   Da eaDbdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67

PROBLEMLER 9 1 4 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

259,886 55,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 255 298 298 407 % 55,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbeBDBCAbBb CCBdaCDAd  B DADACdAAeAaBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEacCDB BDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d  A   Db c c  c    e       C     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        d    E   D  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 5 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

278,122 44,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ASYA ŞENGÖR 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 195 230 230 327 % 44,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCAC bDC BCaCDABCDBDDccACeAAAbcBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCcDE C  DBaBcABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  E d   D Dddee     Be       C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  c  d Ba  d E   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

287,737 38,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 166 195 195 283 % 38,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBcCADBC BCbBEDaDACADBCDaDAeDbCCAECbdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbaD AB BcAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEd B a   D  c  e  c   E C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B e    d   aD  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

261,852 54,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE GÖREN 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 250 293 293 401 % 54,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız d DBDBCcbcd C dCCCcABCacDDeDdCCAdebBBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCeB BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız ebcA   e  B  a        E   c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eA   BB    a   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

293,501 34,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE PALABIYIK 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 145 170 170 256 % 34,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECAbBCCBCbB DCDACADBaDBDAADACCAdCbaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCD bCDEABEBDAcBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AEBD         B  b  c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız    bc    c    DA B e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

326,031 22,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DEFNE ÇETİNKAYA 120 65 14 41 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 81 103 103 168 % 22,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDaeBCbCBEDCCBCaCDABdeBDDADACCAAAbBBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECECDBEBDABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   DADd DC c   B    D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız    CE BB      eCD eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

300,455 31,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ GÜLER 120 56 13 51 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 123 147 147 230 % 31,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBC BabBcDCDACdDBCDBDAdDbbCAECbcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbC EAB BDAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA   B                    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B  A   B   EDbC   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

275,324 46,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DERİN TUĞA 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 205 243 243 341 % 46,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDeDaCbCB aCbBCCCDAeCedDDdeAC AAecaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCA E CE DB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA  AD  B      aa         CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eb  E Bae   b   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

208,006 86,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DİLVİN YILDIZ 120 27 22 71 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 437 500 500 639 % 86,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbB  cbeC abC baCDACcee bc   D e    baBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EA  DCbC EAB   AcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A B B D  cb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız b        B          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 4 8 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

285,754 39,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EBRAR YILMAZ 120 51 13 56 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 171 200 200 289 % 39,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız c DB BeA B DC BCCCDAeCeBDDADA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEE bCDBcB ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  EDAa  D DB DC A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cA caBB   D  CeD dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 5 2 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

289,275 37,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 159 187 187 274 % 37,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDaECADBCCBCbBcDCDeCADdCeBDbbcbCCAdCbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCDEABaBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A d   D           cc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCDAb DB  eEDedBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

235,364 70,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİFSU DANACI 120 40 37 43 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 346 399 399 520 % 70,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDabeCACBEcCbdbaCDABebBDDbDACCAAcbaBadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECaCDB B AcBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 10 20 -2,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 10 30 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız e   a  b a d a   e ec     a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız baAb  BB   D   ee   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

260,536 54,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR GÖNÜL 120 50 42 28 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 252 295 295 404 % 54,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dcDBDBCebcEDCbBCCCDeBCDaecbadbCAbebaeEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADb CECDBEBcABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAc ecADcBDC d BEac  de E CD eb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e bb  Bc  a E  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 16 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 6 3 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

269,336 49,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMRE HAN GÜLMEZ 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 221 263 263 366 % 49,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDaECADBCCBCaBd aDACeDeCDcDdcbACCAdCAdeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDCbCD AB BDAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBaad A  D       B  e     A       a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız aaB aba      d   eCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

226,325 75,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ENİS BAYDAR 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 375 429 429 556 % 75,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBcdeDBCCadCcaDecACADBCDecceD d    ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bABdDCcCbEAaEBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A d      c    b            A    d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız Ea eebCbae   aDbecC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 6 7 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

246,085 63,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 304 353 353 470 % 63,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDBECADBCCdaaBbDaDACADeCDBDA bACCAbebaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCaC b  cB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız     D      e          b           b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız caB  A   B        e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

284,666 39,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İBRAHİM KAFA 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 176 205 205 295 % 39,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCACBcDCbBCCCDeBCaBDDA AebdAAbaBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEebCcB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   D DBa     B B        C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        a    Ed     B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

262,849 53,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İBRAHİM UTKU ERDEĞER 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 245 288 288 396 % 53,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADB  d CBc aD CADBCDcDbAbACCAdebdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCaCbEAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DbE Da     D   C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız Ea       d    D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

237,004 69,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İDİL YALÇI N 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 338 390 390 511 % 69,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDa  eDBC        DACdDeeeBDAeDdCCAEbbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDbbC EAB  DABBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA d         cce   e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız     e   cB   ED  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

232,799 71,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKİM USLU 120 37 29 54 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 352 405 405 526 % 71,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBbCAeaa  adac aDACADBaDdDAeDACdAbCbBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCadbCD AdaBcAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                   Ae                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   aCcA   B   ED     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

265,880 51,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 235 277 277 382 % 51,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDaECdDB   aCdc acACbDaCeBDdeaACCAdCbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD bCDcAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A           E   A    D   C A  B a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   a DA   e  dED  BeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

241,648 66,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
KAYRA BAYDAR 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 325 375 375 494 % 66,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaE ADBa BCCB beDACe BCDdDdAebddcae a b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EeBCDCECDEAcaBbAcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A  D          e A                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EaB ebb  B   Ec  BeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 4 13 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

292,137 35,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MELİKE NAZ ARSLAN 120 56 23 41 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 150 175 175 262 % 35,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBeBCA  c CCBeaCDABacBDDAaACbAbAcdBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC CDB BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dEcA  AcADB aC A  d c E     bD B  C  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız       B e      eD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 11 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 2 50

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

221,027 77,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 387 443 443 572 % 77,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDaeBCddBd C   aCDAB  B  Ab C  A  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECbCDB BeeBBedc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C           E  Cc  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 4 3 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

250,367 60,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERYEM SENA YEŞİLOVA 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 286 333 333 448 % 60,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBeACBEDCeBddCcbBCDBbaADACddAebaBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaEbCbCDBaB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A d   D e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cA        e   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

288,109 38,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 165 194 194 282 % 38,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDeDBCACBcDCCBaaCDeeCeBDDAaACCAAebdBE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEdebCDBcBDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAc AD  Bdb  c      c     C C    B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eA d BB   bEc ea  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

215,421 81,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEHİR KİBAR 120 30 24 66 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 414 473 473 604 % 81,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eca  bDBC   a   CceCAbBaecDddbAdCAEabB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  bDEAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız            b   b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız  a  e    d   ED     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 11 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

206,434 87,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVZAT ARDA ŞEKER 120 40 77 3 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 444 507 507 646 % 87,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDBaebabcCbaCCCbeBdeabDcaAdbcedbaBacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCcDEECbdaebecAdebAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 19 0 6,25 % 21

Geometri 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 25 3 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dccAddcDAcBBbCddEabadbcBDAaeCebaa*dBa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız acebcadBDeCbdBCCedAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 5 18 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 6 0

PROBLEMLER 9 4 5 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

220,273 77,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA GÜRLER 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 391 447 447 576 % 77,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDeDBeAC cDC  e CDbBCecDDdaACCAAe BBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız    D  a    cB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    e   b e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  c     e       eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

302,217 30,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 119 143 143 225 % 30,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECADBCeBbCBbDbDACADeCDBDAeDACbAaebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDabCDbABcBDAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B B D a DA    A  E   E C A C a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BeeA   B   Ec  Bed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

254,338 57,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 270 313 313 427 % 57,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDcdCebBC BCCBEDaDACADcCeBbAeedbCAcbbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCECDEABbB AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A dbd  e cb                     d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdB cb   B   aD b e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

248,886 61,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN EFE  BODUROĞLU 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 295 342 342 458 % 61,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDaCebBcaC BbaCDABaeBDDA AdCAAAbae  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEabC d B ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dEDA      B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız Ca  d B        CD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 9 10 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

223,021 76,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SAMET BARAN ÇAKMER 120 30 14 76 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 382 437 437 566 % 76,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDe BCAaB  C   aCcb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAD EaECbB BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  E A   D  a  d               D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  bAC  Bc       e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 1 0 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

220,160 77,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SEDEF SARIKAYA 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 392 448 448 577 % 77,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBcabDBCbBCCBc aDACADBae        A  ba  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCbEb    ABBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  Ad D      D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a   c b       D  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 4 6 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

265,442 51,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 237 279 279 384 % 51,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEacDBCACBccC BCaCcABCeBDDADdCbAddbdBEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADE dbCDB BDABBebc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA   D DB D           e   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   b   BB        D eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 4 0 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

242,295 66,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SENA ŞİRİN 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 323 373 373 490 % 66,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDeDBCeCBEDCbdaaCDbBaD DDADACCAbebaeabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcDEECbCDB BbABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   c a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız dcAb  ad   b    DCea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

298,682 31,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ŞEVVAL TORAMAN 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 125 149 149 233 % 31,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCACBcDC B aCDAaaDaDDdDACeAAAbaBEEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız ebADEECaCDB BDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    AE      BeC A        e E   C      C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   A d  B   cE  CDa B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

226,436 74,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUDENAZ * GÜN 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 373 427 427 554 % 74,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız e BEdADBC cbddc aDACAD CbcbbeDACCAbabaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCaCbCDEAB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız                e    c     a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E             D  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

245,671 63,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TUĞÇE MERSİNLİ 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 306 355 355 472 % 63,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBdCeDBCCcbCdcDaDACADeC aDAAaAeCd Cda E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC CDbA    AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AE Dd     D          e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

324,031 23,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TÜRKÜ MERGEN 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 86 108 108 175 % 23,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDB BCACBEDCC CaCDABaDcDDADACCAAAbaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCbDEbC CDB BDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEcA AADAD aDa Acc c  E c dAC     Ca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcAbc BB  bDE  CDb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 6 2 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

253,834 58,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR TUNALI 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 272 316 316 430 % 58,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBdCADBbb CCBc aDACADBCDBDAAaACCAEebcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDd Cb AB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  b         b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız  a C Ae  a    c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

294,854 33,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 136 161 161 247 % 33,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBCCBCbBEDCDACADdCDBDAADdCCAdebceE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAaCDCbbDEABcBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE Dc D bceA             C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız         ca   ED     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

243,336 65,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZÜLEYHA KAPUCU 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 318 368 368 485 % 65,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 45 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDaDBCACBE C   aCc BCecDDbDA bAdebacbEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECbCD  BcABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A         C              C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  bA d  B       aD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 13 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

252,364 59,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA ÖLMEZ 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 279 323 323 437 % 59,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eaBECAeBdaBCCBbebcACA eCDBDAee CbAaebaaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCaCbeDEABE bAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAbB Bc  acDAd   A      E CDA C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız          d   c    Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 3 50

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

324,036 23,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 65 15 40 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 85 107 107 174 % 23,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCACBEDCbBCCCDABCDBDDADACbAAAABBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcDEEC CDBbBDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d cA dAD DaBDC   eaB  E   E C      d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   b   B        e   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 20 1 87

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 3 17

PROBLEMLER 9 7 0 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

268,266 50,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 226 268 268 372 % 50,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDBCcCB D  BaaCDABdeaDDdDACCA AbaBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECb DBaB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BE A     D  eb d             D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        B    E   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

234,042 70,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ UTKAN AKDAĞ 120 34 14 72 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 351 404 404 525 % 70,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDecBCAC a C   aCDbeaDcDDeaACCAAebaBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC CDB   ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 8 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

223,783 76,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 380 435 435 564 % 76,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 100 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız a DeDBCeCeb a    CDdd a  DebdC A AbaBd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCbB BeABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   D   d C     B        C Cd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız     a  c       a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 8 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
