
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

1 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 106 11 103,25 450,530 1

2 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 4 25,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 17 97,75 434,504 2

3 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 101 17 96,75 430,985 3

4 0 YAREN AYSAL 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 4 20,00 8 1 7,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 98 15 94,25 424,465 4

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 5 31,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 24 3 23,25 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 98 15 94,25 424,438 5

6 0 BERRAK ŞEKER 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 7 20,25 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 98 19 93,25 421,018 6

7 0 ALİ YASİN 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 23 5 21,75 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 98 20 93,00 420,305 7

8 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 22 6 20,50 7 2 6,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 95 20 90,00 411,763 8

9 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 94 17 89,75 411,435 9

10 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 23 3 22,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 94 18 89,50 410,055 10

11 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 8 0 8,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 92 19 87,25 402,277 13

12 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 10 16,50 8 0 8,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 92 25 85,75 399,416 14

13 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 18 4 17,00 9 0 9,00 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 90 19 85,25 396,856 15

14 0 MELİS SOLAK 12S 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 22 5 20,75 10 0 10,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 90 22 84,50 394,628 16

15 0 ASLINUR KARAKURT   Z12S 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 22 5 20,75 8 1 7,75 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 90 24 84,00 393,492 17

16 0 IRMAK GÜNER  MS 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 90 24 84,00 393,118 18

17 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 21 7 19,25 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 89 27 82,25 388,560 19

18 0 SENA ŞENKUL 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 17 7 15,25 9 1 8,75 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 87 21 81,75 386,857 21

19 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 8 15,00 8 1 7,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 88 26 81,50 386,056 22

20 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 20 6 18,50 7 1 6,75 7 0 7,00 4 2 3,50 5 1 4,75 87 23 81,25 385,646 23

21 0 YAĞIZ 12S 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 19 5 17,75 8 0 8,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 87 24 81,00 384,688 24

22 0 ZEYNEP ERALP 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 22 3 21,25 5 1 4,75 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 85 22 79,50 380,234 26

23 0 İCLAL SEVER 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 2 19,50 4 0 4,00 6 0 6,00 4 2 3,50 4 2 3,50 84 18 79,50 380,115 27

24 0 YİĞİT USTA 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 20 6 18,50 6 2 5,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 85 27 78,25 376,832 28

25 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 19 6 17,50 8 1 7,75 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 84 23 78,25 376,318 29

26 0 BERAT AKKANLI 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 11 13,25 8 1 7,75 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 85 29 77,75 375,222 30

27 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 4 32,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 15 5 13,75 9 0 9,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 2 2,50 82 20 77,00 372,079 32

28 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 7 2 6,50 4 2 3,50 5 1 4,75 5 1 4,75 82 26 75,50 368,434 33

29 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 30 6 28,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 3 1 2,75 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 80 19 75,25 368,147 34
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

30 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 33 1 32,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 15 5 13,75 6 2 5,50 4 1 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 79 16 75,00 366,647 35

31 0 NACİYE YÜKSEL 12E 31 8 29,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 1 18,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 78 12 75,00 365,487 36

32 0 İREM ÇELİK 12S 27 11 24,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 6 14,50 7 0 7,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 80 26 73,50 362,774 38

33 0 NUR ALTUN *Ş  MS 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 7 12,25 7 1 6,75 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 79 22 73,50 362,683 39

34 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 10 15,50 9 1 8,75 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 82 36 73,00 360,496 42

35 0 ESRA NUR TÜRK 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 17 5 15,75 7 1 6,75 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 79 26 72,50 359,047 43

36 0 ÖMER SALİH KO A 12S 31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 12 2 11,50 8 1 7,75 7 0 7,00 4 3 3,25 4 2 3,50 78 23 72,25 359,001 44

37 0 ECE NAZ ÇALKAN  MS 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 7 1 6,75 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 80 30 72,50 358,933 45

38 0 RABİA FİDAN  MS 35 5 33,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 16 5 14,75 6 3 5,25 4 1 3,75 5 2 4,50 2 3 1,25 79 26 72,50 358,687 46

39 0 BAŞAK DURMAZ  MS 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 5 1 4,75 2 4 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 78 22 72,50 358,603 47

40 0 BATIN CAN 12S 31 7 29,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 19 8 17,00 7 1 6,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 79 29 71,75 356,305 49

41 0 BRDB EKEN  MS 29 7 27,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 14 6 12,50 2 3 1,25 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 76 21 70,75 355,282 50

42 0 BEYZA YAMAN 12S 28 8 26,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 15 4 14,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 1 4,75 76 20 71,00 355,244 51

43 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 6 32,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 5 15,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 77 22 71,50 355,210 52

44 0 PINAR YILMAZ 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 1 13,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 76 20 71,00 354,187 53

45 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 4 31,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 1 0,75 6 1 5,75 4 0 4,00 2 1 1,75 74 15 70,25 352,642 55

46 0 ALPER ARSLAN 12S 26 10 23,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 13 12,75 6 3 5,25 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 78 35 69,25 350,618 58

47 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 18 4 17,00 6 0 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 74 16 70,00 350,541 59

48 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 6 12,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 77 29 69,75 350,304 60

49 11208 AZRA MOLLA 12S 28 12 25,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 13 0 13,00 5 3 4,25 4 1 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 73 19 68,25 347,066 61

50 0 SEMİH BAHADIR SAKCI 12S 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 18 5 16,75 8 0 8,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 76 31 68,25 346,862 62

51 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 11 24,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 15 4 14,00 2 2 1,50 5 1 4,75 7 0 7,00 2 4 1,00 74 24 68,00 346,478 63

52 0 ÖMER ALABAY 12S 26 12 23,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 20 6 18,50 7 2 6,50 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 76 32 68,00 346,407 64

53 0 IŞIL ELMAS  MS 25 10 22,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 5 15,75 7 1 6,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 74 24 68,00 346,238 65

54 0 ARDA KARACA  MS 26 13 22,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 0 4,00 74 24 68,00 346,086 66

55 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 28 11 25,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 6 12,50 7 1 6,75 3 3 2,25 3 1 2,75 4 2 3,50 74 27 67,25 343,307 68

56 0 EREN ACAR 12S 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 7 11,25 6 1 5,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 73 25 66,75 342,325 69

57 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 23 14 19,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 8 15,00 9 1 8,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 75 37 65,75 339,331 72

58 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 10 5 8,75 4 1 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 71 21 65,75 339,089 73
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

59 0 HAVİN İREM CURKA  MS 25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 17 7 15,25 5 3 4,25 4 2 3,50 5 2 4,50 4 1 3,75 73 31 65,25 338,210 74

60 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 8 11,00 3 0 3,00 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 71 26 64,50 336,079 77

61 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 10 26,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 6 1 5,75 2 3 1,25 5 2 4,50 2 4 1,00 72 31 64,25 334,116 80

62 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 9 10,75 5 3 4,25 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 73 37 63,75 333,400 83

63 0 ARDA PALALI 12S 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 4 1,00 4 1 3,75 71 30 63,50 332,333 85

64 0 BİLGESU Y*ŞİLÇAM 12S 30 8 28,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 9 13,75 5 3 4,25 5 2 4,50 3 3 2,25 2 2 1,50 72 34 63,50 332,177 86

65 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 17 9 14,75 5 0 5,00 2 5 0,75 4 2 3,50 5 1 4,75 72 35 63,25 331,653 87

66 0 AYBERK ŞAM  MS 20 13 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 18 6 16,50 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 70 29 62,75 331,528 89

67 0 BELİNAY DALGİZ 12S 21 15 17,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 15 7 13,25 8 1 7,75 6 1 5,75 3 4 2,00 6 0 6,00 71 34 62,50 330,674 91

68 0 RAVZANUR KARABACAK12S 24 7 22,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 7 5 5,75 6 0 6,00 5 0 5,00 4 2 3,50 6 0 6,00 66 16 62,00 329,327 92

69 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 25 10 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 5 13,75 1 0 1,00 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 68 24 62,00 329,180 93

70 0 ARDA HIZLI  MS 28 9 25,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 17 0 17,00 2 4 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 67 19 62,25 329,110 94

71 0 AYŞEGÜL TAY 12S 29 7 27,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 6 9,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 68 24 62,00 328,125 96

72 0 FERAYE UYAR 12S 28 7 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 17 7 15,25 4 2 3,50 3 4 2,00 6 1 5,75 2 4 1,00 70 33 61,75 327,185 97

73 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 22 13 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 20 7 18,25 8 1 7,75 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 71 37 61,75 327,104 98

74 0 CEYLİN SERBES 12S 27 11 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 10 7 8,25 6 2 5,50 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 69 31 61,25 326,622 99

75 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 28 12 25,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 9 9,75 4 2 3,50 3 3 2,25 4 3 3,25 4 2 3,50 70 34 61,50 326,601 100

76 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 23 13 19,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 13 7,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 69 34 60,50 324,708 101

77 0 SİNEM SUCU 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 12 7 10,25 1 2 0,50 2 5 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 68 27 61,25 324,537 102

78 0 NEHİR GÖKCEN 12S 30 10 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 7 11,25 5 2 4,50 2 4 1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 69 32 61,00 324,294 103

79 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 28 7 26,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 12 7 10,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 67 27 60,25 323,707 105

80 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 24 13 20,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 7 13,25 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 1 4 0,00 69 34 60,50 323,508 106

81 12111 BERFİN İDİL YEGÜL 12E 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 4 0,00 69 34 60,50 322,946 107

82 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 10 23,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 16 5 14,75 4 5 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 68 31 60,25 322,607 108

83 0 AYÇA POLAT  MS 28 6 26,50 5 0 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 7 0 7,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 63 12 60,00 321,892 109

84 0 ELİF NAZ AKSU  MS 27 12 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 3 10,25 5 2 4,50 7 0 7,00 2 4 1,00 66 27 59,25 320,795 110

85 0 ÖMER ÜNSAL 12S 22 16 18,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 13 12 10,00 6 3 5,25 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 69 40 59,00 320,756 111

86 0 BEYZA DURSUN  MS 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 4 0 4,00 1 4 0,00 6 0 6,00 6 0 6,00 65 26 58,50 318,480 113

87 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 29 9 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 65 24 59,00 318,224 114
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

88 0 ELA NAZ DEMİR 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 11 6 9,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 64 20 59,00 318,147 115

89 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 7 28,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 6 3 5,25 2 4 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 65 25 58,75 317,175 117

90 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 29 9 26,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 9 4 8,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 64 25 57,75 316,156 119

91 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 14 4 13,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 63 21 57,75 315,831 120

92 0 HATİCE ATASOY  MS 24 7 22,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 4 9,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 2 2,50 63 21 57,75 315,023 121

93 0 EMİR YALÇIN 12S 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 63 22 57,50 314,947 122

94 0 ZEYNEP ERBAY  MS 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 63 25 56,75 313,693 123

95 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 24 11 21,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 62 21 56,75 313,551 124

96 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 14 2 13,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 62 19 57,25 312,225 127

97 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 29 9 26,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 62 20 57,00 312,218 128

98 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 23 13 19,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 7 11,25 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 2 2 1,50 64 31 56,25 311,682 130

99 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 25 12 22,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 4 10,00 3 0 3,00 4 2 3,50 2 2 1,50 2 1 1,75 62 23 56,25 310,795 132

100 0 MU TAFA SEZGİN  MS 24 14 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 10 6 8,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 64 33 55,75 310,727 135

101 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 11 7 9,25 7 1 6,75 1 3 0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 64 31 56,25 310,028 137

102 0 MELİH SÜMER  ME 27 10 24,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 61 23 55,25 307,615 139

103 0 ALMİNA KURT 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 61 23 55,25 307,562 140

104 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 28 8 26,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 9 3 8,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 60 20 55,00 307,442 141

105 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 29 5 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 62 27 55,25 307,351 142

106 0 IRMAK TOPOĞLU  MS 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 6 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 62 27 55,25 306,977 143

107 0 BURCU CEYHAN 12S 27 12 24,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 4 8,00 6 0 6,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 61 25 54,75 306,322 144

108 0 EMİN PALA  MS 19 15 15,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 18 6 16,50 5 1 4,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 1 3,75 63 35 54,25 305,495 145

109 0 SELİN MERSİNLİ 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 8 8,00 4 1 3,75 2 5 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 62 31 54,25 304,784 146

110 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 60 23 54,25 304,281 149

111 0 ZEYNEP AYDIN 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 57 12 54,00 302,572 152

112 0 ECEM ARSLAN 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 5 5,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 58 18 53,50 302,408 153

113 0 ŞEVVAL SARA 12S 25 9 22,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 13 11 10,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 3 3,25 3 3 2,25 62 35 53,25 302,222 154

114 0 NİL GEDİKLİ 12S 19 15 15,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 10 7,50 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 62 36 53,00 302,026 155

115 0 SÜEDA COŞAN 12E 26 11 23,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 1 1 0,75 3 3 2,25 4 0 4,00 3 2 2,50 59 24 53,00 301,694 157

116 0 ESMA TOPTAŞ 12S 28 9 25,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 6 10,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 61 32 53,00 300,719 158
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

117 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 58 20 53,00 300,332 160

118 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 12 7 10,25 1 2 0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 60 30 52,50 299,317 162

119 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 10 8 8,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 60 32 52,00 298,436 164

120 0 EGE GÜVEN 12S 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 18 10 15,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 2 1,50 62 40 52,00 297,336 167

121 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 26 11 23,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 7 5 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 57 22 51,50 297,145 169

122 0 EMİNE AKKOYUN 12S 20 6 18,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 8 0 8,00 2 1 1,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 56 19 51,25 296,670 170

123 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 23 13 19,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 13 6 11,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 59 32 51,00 296,119 173

124 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 27 9 24,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 14 7 12,25 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 60 35 51,25 295,699 175

125 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 10 22,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 2 0 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 57 24 51,00 295,197 178

126 0 ADA YALÇIN 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 9 6,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 58 27 51,25 295,125 179

127 0 ECEM ERKİL 12S 33 4 32,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 57 23 51,25 295,097 180

128 0 ELA YILDIZ 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 2 13,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 57 23 51,25 294,624 181

129 0 ARDA YILDIRIM  MS 24 11 21,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 11 7 9,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 57 27 50,25 293,872 183

130 0 DOĞA AYAR 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 9 8,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 59 34 50,50 292,765 184

131 0 TALHA GÜRCA  MS 20 12 17,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 9 6,75 5 0 5,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 58 33 49,75 292,443 186

132 0 ELİFSU ZORBA 12E 27 11 24,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 6 6,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 56 24 50,00 292,069 187

133 0 CEYLİN ÇETİN 12E 25 11 22,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 0 10,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 54 16 50,00 291,780 188

134 0 YİĞİT DENİZ 12S 23 10 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 10 9 7,75 4 3 3,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 58 34 49,50 291,143 190

135 0 BEYZA ORTA 12E 30 5 28,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 53 12 50,00 290,907 192

136 0 BEYZA GENÇ 12S 26 10 23,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 8 4 7,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 56 26 49,50 290,429 195

137 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 28 9 25,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 56 26 49,50 290,274 196

138 0 SUDE TEPECİK 12S 24 13 20,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 9 6 7,50 1 4 0,00 5 1 4,75 4 1 3,75 56 28 49,00 289,971 198

139 0 SILA DİLBAZ  MS 23 7 21,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 9 3 8,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 2 2,50 52 15 48,25 287,737 202

140 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 29 5 27,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 7 4 6,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 52 13 48,75 287,511 203

141 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 20 9 17,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 5 3,75 2 1 1,75 5 2 4,50 3 2 2,50 3 0 3,00 53 20 48,00 287,459 204

142 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 26 12 23,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 55 27 48,25 287,371 205

143 0 BBBERK ŞANOLAN 12S 23 17 18,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 10 6,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 4 1 3,75 58 40 48,00 287,002 206

144 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 26 9 23,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 10 5 8,75 2 0 2,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 55 27 48,25 286,590 207

145 0 ÇINAR BİRCAN 12S 16 13 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 11 11 8,25 6 3 5,25 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 58 42 47,50 285,513 210
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

146 0 SERRA ÖZMEN 12E 27 6 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 4 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 51 14 47,50 284,221 213

147 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 22 13 18,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 8 7 6,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 54 27 47,25 284,106 214

148 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 8 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 52 20 47,00 283,776 215

149 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 25 12 22,00 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 2 4,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 3 2,25 4 1 3,75 53 24 47,00 283,586 216

150 0 SARP SÜTUNÇ  MS 18 11 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 6 8,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 53 27 46,25 281,571 220

151 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 10 26,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 53 28 46,00 280,503 222

152 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 27 11 24,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 7 7 5,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 56 40 46,00 280,377 223

153 0 ALPEREN EKŞİ 12S 22 13 18,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 4 1 3,75 52 25 45,75 280,311 224

154 0 TUĞRUL EREN 12S 26 12 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 10 3 9,25 3 2 2,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 55 36 46,00 280,151 225

155 0 AZRA EYLÜL E *EM 12S 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 10 9 7,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 55 37 45,75 279,253 227

156 0 ARDA KULA 12S 24 10 21,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 52 26 45,50 278,970 228

157 0 FATİH KURFALLI  MS 23 9 20,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 51 24 45,00 278,945 229

158 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 22 11 19,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 52 27 45,25 278,341 230

159 0 KEREM KIRCA 12S 25 11 22,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 6 7 4,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 52 28 45,00 277,934 232

160 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 26 10 23,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 9 6 7,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 4 1 3,75 53 33 44,75 277,153 237

161 0 BEGÜM KIRTOK 12E 27 11 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 20 45,00 276,912 238

162 0 GÜLÜMSER K 12E 29 11 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 5 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 51 24 45,00 276,569 239

163 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 20 17 15,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 13 12 10,00 2 3 1,25 3 3 2,25 5 1 4,75 1 4 0,00 56 46 44,50 276,538 240

164 0 SUDE DÜZGÜN 12E 24 12 21,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 7 4 6,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 25 44,75 275,989 242

165 0 BELEN SARI 12E 29 9 26,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 49 17 44,75 275,748 244

166 0 ARDA SÖZER  MS 20 12 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 6 5,50 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 50 24 44,00 275,574 245

167 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 26 8 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 50 22 44,50 275,449 246

168 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 51 27 44,25 275,039 247

169 0 FEYZA ERGÜL 12S 24 12 21,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 6 4,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 51 28 44,00 274,476 249

170 0 NURSEL KILIÇ 12S 22 15 18,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 8 7 6,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 52 33 43,75 274,418 250

171 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 10 7 8,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 5 1 4,75 50 26 43,50 274,055 251

172 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 10 2,50 2 2 1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 3 1 2,75 54 42 43,50 273,156 253

173 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 25 9 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 49 23 43,25 271,932 256

174 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 27 8 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 47 14 43,50 271,899 257
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

175 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 22 15 18,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 7 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 50 28 43,00 270,766 259

176 0 MELEK YALÇIN 12S 20 14 16,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 10 1,50 9 0 9,00 5 2 4,50 1 2 0,50 3 3 2,25 52 38 42,50 270,704 260

177 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 49 25 42,75 270,454 261

178 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 24 9 21,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 47 16 43,00 270,369 262

179 0 NİSA AKSU  ME 26 10 23,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 8 2 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 47 17 42,75 270,164 263

180 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 23 10 20,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 8 2 7,50 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 49 26 42,50 270,088 264

181 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 25 11 22,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 11 8 9,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 53 43 42,25 269,037 266

182 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 16 18 11,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 7 13,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 51 37 41,75 268,877 267

183 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 20 10 17,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 3 1,25 3 3 2,25 50 32 42,00 268,627 268

184 0 BAŞAK UYAN 12S 25 12 22,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 49 27 42,25 268,599 269

185 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 21 11 18,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 7 6 5,50 1 0 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 49 29 41,75 268,074 272

186 0 ESRA AKSU 12S 23 14 19,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 7 2 6,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 3 2,25 49 29 41,75 267,966 273

187 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 27 13 23,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 49 29 41,75 267,952 275

188 0 EMİNE GÜL BATI 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 49 28 42,00 267,658 277

189 0 AZRA GÜNAL 12E 28 11 25,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 25 41,75 267,009 280

190 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 11 20,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 3 2,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 46 18 41,50 267,006 281

191 0 İPEK GÜNBAY  ME 29 8 27,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 48 25 41,75 266,965 282

192 0 MUSTAFA KÖSE  MS 19 15 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 5 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 49 32 41,00 266,655 285

193 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 24 8 22,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 7 6 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 49 31 41,25 266,121 289

194 0 DİLVİN AVCAN 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 23 41,25 265,439 294

195 0 ECRİN KABASAKAL 12E 30 6 28,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 47 23 41,25 265,348 295

196 0 ONUR SEVGİ 12S 22 12 19,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 10 6 8,50 3 3 2,25 4 1 3,75 2 2 1,50 48 30 40,50 264,835 297

197 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 10 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 48 29 40,75 264,791 298

198 0 EMİRHAN BOZ  MS 21 12 18,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 8 6 6,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 49 34 40,50 264,538 299

199 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 7 3 6,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 5 1 4,75 45 19 40,25 264,537 300

200 0 YALÇIN YILMAZ  MS 22 12 19,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 8 4 7,00 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 47 26 40,50 264,301 301

201 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 11 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 2 0 2,00 1 1 0,75 45 18 40,50 263,858 303

202 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 26 8 24,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 4 6,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 46 22 40,50 263,506 304

203 0 MEHMET ARDA EREN  MS 25 4 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 45 19 40,25 263,249 305
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

204 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 26 4 25,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 4 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 43 11 40,25 263,053 307

205 0 CEYLİN UYĞUN 12S 23 13 19,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 48 32 40,00 262,467 310

206 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 28 8 26,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 46 24 40,00 262,241 312

207 0 ELİF AYDIN 12E 26 12 23,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 45 20 40,00 262,075 313

208 0 MÜGE AKGÜL 12S 22 13 18,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 47 28 40,00 262,017 314

209 0 CEYLİN KIZIL 12E 28 7 26,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 46 25 39,75 261,700 317

210 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 11 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 47 29 39,75 261,567 319

211 21175 BAHATTİN TALHA 12E 23 15 19,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 11 3 10,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 0 1,00 48 33 39,75 261,440 320

212 0 FATİH KURT  ME 24 11 21,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 44 18 39,50 261,402 321

213 0 GÜLSEN A AMAL  MS 25 11 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 46 26 39,50 261,165 322

214 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 16 14 12,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 7 5,25 1 0 1,00 3 4 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 47 32 39,00 260,745 323

215 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 14 8 12,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 12 7 10,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 5 1 4,75 45 24 39,00 260,714 324

216 0 ELA SEVER 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 45 22 39,50 260,669 325

217 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 23 9 20,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 45 23 39,25 260,584 326

218 0 ÖZGE PAZAN 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 45 22 39,50 260,293 327

219 0 SUDE KELEŞ 12E 27 13 23,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 47 31 39,25 260,260 328

220 0 DİDEM ERDEM  MS 20 9 17,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 43 16 39,00 260,010 329

221 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 23 12 20,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 5 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 47 32 39,00 259,701 330

222 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 12 14 8,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 53 56 39,00 259,396 331

223 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 9 23,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 16 39,00 258,867 333

224 0 MEHMET BİNİCİ 12S 15 6 13,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 44 22 38,50 258,605 334

225 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 25 13 21,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 49 41 38,75 258,551 335

226 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 24 12 21,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 44 22 38,50 258,286 336

227 0 TUBA YAKIN  ME 25 10 22,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 44 23 38,25 257,762 338

228 0 UMUT EGE ERBİL 12E 22 14 18,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 46 30 38,50 257,533 339

229 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 24 15 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 3 3,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 46 31 38,25 257,286 341

230 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 22 8 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 6 9 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 46 32 38,00 257,099 344

231 0 BEYZANUR TEKİN 12S 21 16 17,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 8 5 6,75 5 2 4,50 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 46 33 37,75 255,834 351

232 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 24 6 22,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 40 9 37,75 255,351 354
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

233 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 21 37,75 255,206 356

234 0 FİDELYA PARLA 12S 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 47 38 37,50 255,156 357

235 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 21 13 17,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 42 19 37,25 254,996 358

236 0 ELİF SU ÖZALP 12E 28 11 25,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 4 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 44 26 37,50 254,619 362

237 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 17 17 12,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 12 5 10,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 4 2 3,50 1 3 0,25 47 40 37,00 254,344 363

238 0 KEMAL HORUZ 12E 29 9 26,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 9 0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 30 37,50 254,263 364

239 0 RÜMEYSA KAYA  ME 22 12 19,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 43 22 37,50 254,251 365

240 0 AYŞE KAVKACI 12S 24 12 21,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 9 3,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 48 43 37,25 254,064 367

241 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 6 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 42 19 37,25 254,049 368

242 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 14 18,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 7 4 6,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 43 23 37,25 253,842 370

243 0 ARİF EREN KAZAK 12S 22 10 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 44 28 37,00 253,825 371

244 0 HİLAL YILMAZ  ME 24 4 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 253,531 373

245 0 ORHAN BAYKAL 12E 23 15 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 44 28 37,00 253,335 376

246 0 AYBARS KOCAKURT  MS 23 6 21,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 6 6,50 2 2 1,50 42 20 37,00 253,240 377

247 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 18 7 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 42 21 36,75 252,950 378

248 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 21 9 18,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 6 6 4,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 3 3 2,25 44 29 36,75 252,818 379

249 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 21 15 17,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 8 12 5,00 2 0 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 48 47 36,25 251,998 382

250 0 SUDENAZ YALI 12E 27 9 24,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 41 18 36,50 251,399 383

251 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 23 13 19,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 20 36,00 250,437 386

252 0 KAAN KURT  MS 24 9 21,75 1 1 0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 0 4,00 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 43 29 35,75 250,258 387

253 0 ASLI OSMANBEY 12E 28 9 25,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 42 24 36,00 249,872 388

254 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 9 23,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 39 14 35,50 248,519 392

255 0 İREM NAZÇİÇEK 12S 21 15 17,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 9 2,75 6 3 5,25 2 5 0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 47 47 35,25 248,046 394

256 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 19 19 14,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 7 4,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 44 36 35,00 247,847 396

257 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 20 12 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 40 20 35,00 247,736 397

258 0 HİLAL TEKİN  MS 27 9 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 42 27 35,25 247,684 398

259 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 21 9 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 5 2,75 5 1 4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 42 28 35,00 247,645 399

260 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 24 8 22,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 39 16 35,00 247,464 400

261 0 KAAN AKAR  ME 23 12 20,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 20 35,00 247,267 401
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

262 0 DERİN YETİŞEN 12E 20 15 16,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 3 2,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 40 21 34,75 246,901 404

263 0 REŞİT ACAR  ME 19 14 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 2 5,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 42 30 34,50 246,649 406

264 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 24 12 21,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 43 33 34,75 246,563 407

265 0 NAZLI BALA  ME 27 11 24,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 40 21 34,75 246,282 409

266 0 ZEHRA İKAN 12E 23 12 20,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 42 30 34,50 246,239 410

267 0 ERSİN AKKOÇ 12S 23 8 21,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 2 5 0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 43 35 34,25 245,835 413

268 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 11 12,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 14 7 12,25 5 2 4,50 40 22 34,50 245,727 415

269 0 YİĞİT MERCAN 12E 22 9 19,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 39 19 34,25 245,147 417

270 0 EKİN ERİŞ 12E 27 13 23,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 3 2,25 39 19 34,25 244,831 419

271 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 21 12 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 7 2 6,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 43 36 34,00 244,526 421

272 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 22 14 18,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 12 3,00 2 5 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 44 41 33,75 244,454 422

273 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 22 17 17,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 6 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 43 37 33,75 244,439 423

274 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 27 8 25,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 40 24 34,00 244,345 424

275 0 ŞURA ARSLAN 12E 26 9 23,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 40 24 34,00 244,138 425

276 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 24 10 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 6 0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 43 36 34,00 244,010 426

277 0 BİLGE TAŞKIN  MS 18 10 15,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 8 8 6,00 2 2 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 42 34 33,50 243,877 427

278 0 ÖMER ÇOBAN 12S 21 10 18,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 39 22 33,50 243,392 429

279 0 HİRANUR YAZICI 12E 24 9 21,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 39 21 33,75 243,252 430

280 0 TUNA ÇOKEVER 12E 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 7 3,25 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 41 30 33,50 242,931 432

281 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 24 11 21,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 41 31 33,25 242,733 433

282 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 20 16 16,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 8 10 5,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 45 48 33,00 242,333 435

283 0 BEYZA ÖZCAN 12E 20 14 16,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 8 5 6,75 1 1 0,75 40 27 33,25 242,040 437

284 0 ATAKAN ATEŞ 12S 9 10 6,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 9 19 4,25 5 5 3,75 2 5 0,75 5 2 4,50 5 1 4,75 45 51 32,25 241,495 439

285 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 23 13 19,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 38 21 32,75 240,739 441

286 0 EMİR EGE BOZTOPRAK 12E 25 9 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 4 2,00 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 29 32,75 240,554 443

287 0 TALHA KARAKOÇ  ME 22 17 17,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 6 3,50 3 1 2,75 41 33 32,75 240,551 444

288 0 EGE YAYMACI 12E 25 13 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 29 32,75 240,535 445

289 0 CEYDA CÖMERT 12S 23 12 20,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 39 27 32,25 239,327 447

290 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 18 11 15,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 36 17 31,75 238,464 452
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

291 0 BURAK KAAN BÜSTAÇ 12S 17 8 15,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 9 6 7,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 39 28 32,00 238,462 453

292 0 EYLÜL TEZER 12E 24 11 21,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 238,227 457

293 0 ZEHRAMAZ ŞİMŞEK 12E 19 10 16,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 3 4,25 1 1 0,75 2 0 2,00 37 21 31,75 238,086 459

294 0 ZEHRA UYSAL 12E 20 19 15,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 39 30 31,50 237,777 461

295 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 19 13 15,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 7 5 5,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 40 34 31,50 236,831 462

296 0 AHMET KARAASLAN 12S 21 5 19,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 7 7 5,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 37 23 31,25 236,523 465

297 0 ÇAĞAN APIK 12S 20 7 18,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 34 12 31,00 235,440 470

298 0 BEDRİYEASLAN  ME 17 15 13,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 35 18 30,50 234,488 474

299 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 24 15 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 39 34 30,50 234,385 475

300 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 21 11 18,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 35 18 30,50 234,183 476

301 0 BEYZANUR AĞIR 12S 18 8 16,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 23 30,25 233,921 480

302 0 NAZ OKKA 12E 22 15 18,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 37 27 30,25 233,401 482

303 0 FATMA TÜRKAN 12S 18 15 14,25 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 38 32 30,00 233,133 486

304 0 KAAN KARAKAŞ  ME 24 10 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 36 23 30,25 233,103 487

305 0 ELİF YILDIRIM  MS 18 14 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 12 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 40 41 29,75 233,002 488

306 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 14 9 11,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 7 2 6,50 3 0 3,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 36 24 30,00 232,925 489

307 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 9 18,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 34 16 30,00 232,711 490

308 0 MELİKE YILDIRIM 12S 22 7 20,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 35 21 29,75 231,918 493

309 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 18 9 15,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 35 21 29,75 231,845 494

310 0 AYŞE AYDIN  ME 19 8 17,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 17 29,75 231,662 495

311 0 NİLSU AZATLI 12S 22 14 18,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 8 -1,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 40 43 29,25 231,000 501

312 0 AZ * DİCLE KURTTEKİN 12S 19 7 17,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 6 3,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 36 28 29,00 230,262 504

313 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 22 14 18,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 36 28 29,00 229,837 505

314 0 HASAN YILDIZ  MS 23 10 20,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 37 33 28,75 229,455 507

315 0 FATMA ESER 12E 20 15 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 35 25 28,75 228,961 508

316 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 11 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 34 21 28,75 228,767 511

317 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 21 8 19,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 228,174 512

318 0 ÖZNUR SALTIK  ME 21 16 17,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 30 28,50 228,142 513

319 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 14 18,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 34 23 28,25 227,813 515
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

320 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 13 9 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 32 16 28,00 227,228 517

321 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 10 -0,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 38 40 28,00 226,698 520

322 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 13 21,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 25 27,75 225,777 523

323 0 ALPEREN SARP 12E 18 18 13,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 36 34 27,50 225,546 526

324 0 SİMA YILDIZ 12E 19 16 15,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 26 27,50 225,447 527

325 0 SILA SÜZ  ME 17 17 12,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 7 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 36 34 27,50 225,314 529

326 0 İREM YALÇIN 12E 22 12 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 34 26 27,50 225,165 531

327 0 BARTU ARSLAN  MS 15 5 13,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 31 15 27,25 224,969 535

328 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 10 21,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 35 31 27,25 224,583 536

329 0 İLAYDA YAKŞE 12E 21 12 18,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 33 23 27,25 224,476 538

330 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 21 8 19,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 30 11 27,25 224,434 539

331 0 DİLAY YÜKSEL 12E 23 16 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 33 23 27,25 224,422 540

332 11210 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 11 19,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 27 27,25 224,248 542

333 0 MERT ARSLAN  ME 14 17 9,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 34 29 26,75 223,989 543

334 0 BEYZA NUR AKAN  ME 20 11 17,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 20 27,00 223,835 544

335 0 MEHMET ATLI  ME 17 17 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 35 32 27,00 223,773 546

336 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 16 19 11,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 33 26 26,50 222,403 557

337 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 22 8 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 19 26,25 221,577 558

338 0 DİLBER BAYRAM 12E 22 13 18,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 23 26,25 221,434 559

339 0 İRFAN KABAŞ 12S 17 14 13,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 32 26,00 220,829 563

340 0 LORİN CANİK  ME 21 13 17,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 5 0,75 32 24 26,00 220,790 564

341 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 22 10 19,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 30 17 25,75 219,989 567

342 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 20 20 15,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 2 1,50 35 39 25,25 219,583 568

343 0 AYLİN ÖNİZ 12E 19 15 15,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 10 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 39 25,25 218,800 571

344 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 20 12 17,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 23 25,25 218,720 573

345 0 EFE NAYAN 12S 12 10 9,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 6 5,50 1 1 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 33 32 25,00 218,500 574

346 0 SUDE DİNÇ 12S 20 7 18,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 20 25,00 217,989 576

347 0 CEMRE EKER 12E 20 15 16,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 20 25,00 217,831 577

348 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 11 10 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 33 35 24,25 216,919 581
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

349 0 DİCLE KAYA  MS 18 14 14,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 31 26 24,50 216,888 582

350 0 BEYZA ÇETİN 12E 19 13 15,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 26 24,50 216,574 584

351 0 SILA AKSOY 12E 19 11 16,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 31 27 24,25 216,121 588

352 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 16 6 14,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 30 25 23,75 214,691 592

353 0 ARDA TURAN  MS 13 3 12,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 13 23,75 214,558 593

354 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 14 13,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 29 21 23,75 214,522 594

355 0 ADİLE UĞURLU  ME 17 9 14,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 17 23,75 214,481 595

356 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 10 21,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 32 32 24,00 214,448 596

357 0 EMİR GÜNEŞ 12S 17 14 13,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 34 42 23,50 214,158 599

358 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 24 11 21,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 28 17 23,75 214,091 600

359 0 FATMA ÇEŞ ECİ  ME 19 16 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 27 23,25 213,075 602

360 0 HALİME KAYA 12E 21 10 18,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 30 27 23,25 212,871 604

361 0 BERKAY KARABACAK  ME 19 15 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 6 0,50 30 27 23,25 212,787 605

362 0 GÜLSEDA 12E 19 9 16,75 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 27 15 23,25 212,753 607

363 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 19 20 14,00 0 1 -0,25 9 6 7,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 33 40 23,00 212,491 610

364 0 YİĞİT ÖZSOYLU 12E 18 15 14,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 32 23,00 211,926 611

365 0 RABİA KAYA  MS 13 17 8,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 30 29 22,75 211,719 612

366 0 ECRİN YILDIZ 12E 17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 5 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 33 22,75 211,120 614

367 0 RABİA MENEKŞE 12E 19 18 14,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 32 38 22,50 210,670 616

368 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 20 8 18,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 18 22,50 210,301 620

369 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 22 11 19,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 30 32 22,00 209,343 623

370 0 EMİRHAN AKIN  MS 19 12 16,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 28 24 22,00 209,248 625

371 0 MELİSA HATAY  ME 18 15 14,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 25 21,75 208,213 630

372 0 ARDA BİLİR 1ME 16 20 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 29 31 21,25 207,126 632

373 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 24 13 20,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 12 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 33 47 21,25 206,349 633

374 0 MUHAMMED TAŞ  MS 16 17 11,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 8 4,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 33 49 20,75 205,995 635

375 0 KAAN TUZMAN 12S 15 11 12,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 7 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 33 20,75 205,828 636

376 0 SEMİH SERBEST 12S 14 9 11,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 7 3,25 26 21 20,75 205,513 637

377 0 EMRE DİKMEN 12S 19 16 15,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 26 21 20,75 205,458 638
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

378 0 GİZEMNUR ER 12E 14 9 11,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 6 2,50 26 22 20,50 204,788 642

379 0 İLAYDA KOÇ 12E 19 13 15,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 26 20,50 204,641 643

380 0 KAYRA HOROZLAR  ME 23 14 19,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 18 20,50 204,585 644

381 0 ADNAN GEZDİ 12S 17 16 13,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 203,979 647

382 0 NİSANUR TUTAR 12E 19 14 15,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 28 20,00 203,153 648

383 0 KAAN ARIKAN  ME 19 16 15,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 36 20,00 202,986 649

384 0 RECEP ÖZKAN 12E 18 14 14,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 28 32 20,00 202,947 650

385 0 FIRAT KUZEY 12S 13 16 9,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 25 22 19,50 202,527 654

386 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 16 12 13,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 26 19,50 201,777 657

387 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 11 25 4,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 27 33 18,75 201,268 659

388 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 18 12 15,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 28 19,00 200,219 661

389 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 11 8 9,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 22 13 18,75 199,860 663

390 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 12 4 11,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 22 14 18,50 199,395 664

391 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 17 8 15,00 1 3 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 23 18 18,50 198,755 667

392 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 10 15,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 20 18,00 197,371 668

393 0 CEYLİN İBAR 12S 14 16 10,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 26 33 17,75 196,703 671

394 0 EREN AKBAŞ  MS 10 8 8,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 21 14 17,50 196,370 672

395 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 15 23 9,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 42 17,50 196,174 673

396 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 15 12,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 34 17,50 195,939 674

397 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 19 13 15,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 26 17,50 195,895 675

398 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 19 11 16,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 14 -1,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 27 38 17,50 195,637 676

399 0 MEHMET KAVAS 12S 8 9 5,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 21 17 16,75 194,153 677

400 0 EMİR ARSLAN 12S 13 16 9,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 28 45 16,75 194,078 678

401 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 11 12 8,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 6 3,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 27 41 16,75 193,642 680

402 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 14 20 9,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 10 0,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 30 55 16,25 193,255 682

403 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 11 10 8,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 22 23 16,25 192,969 686

404 0 ESMA ÇİÇEK  MS 13 18 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 26 41 15,75 190,939 689

405 0 DAMLA ERTEM 12S 0 2 -0,50 16 7 14,25 2 1 1,75 18 10 15,50 190,299 691

406 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 10 16 6,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 22 27 15,25 189,561 693
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

407 0 ECE BURŞUK  ME 13 9 10,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 15 15,25 189,435 694

408 0 SUDENAZ SARI 12E 13 22 7,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 24 41 13,75 185,422 701

409 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 11 7,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 19 21 13,75 185,067 702

410 0 CEYLİNÖZÇİL 12E 14 20 9,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 22 35 13,25 183,338 704

411 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 8 9 5,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 5 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 19 26 12,50 181,825 706

412 0 NAGİHAN ERTEM  MS 15 12 12,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 20 31 12,25 180,163 711

413 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 9 20 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 12 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 24 48 12,00 179,597 712

414 0 YAĞMUR ASLAN  ME 12 10 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 20 10,00 174,205 716

415 0 BERKAY ALKAN 12S 7 1 6,75 7 1 6,75 164,577 722

416 0 MEHMETSEFADEMİRCİ  MS 9 12 6,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 11 0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 20 53 6,75 163,897 723

417 0 YAMAN KİRA *ĞLU  MS 2 18 -2,50 2 18 -2,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

1 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 34 6 32,50 17 2 16,50 37 1 36,75 18 2 17,50 106 11 103,25 450,530 1 1 1 1 1

2 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 31 9 28,75 17 2 16,50 36 4 35,00 18 2 17,50 102 17 97,75 434,504 2 2 2 2 2

3 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 15 4 14,00 36 4 35,00 16 3 15,25 101 17 96,75 430,985 3 3 3 3 3

4 0 YAREN AYSAL 12S 34 6 32,50 16 3 15,25 29 5 27,75 19 1 18,75 98 15 94,25 424,465 4 4 4 4 4

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 5 31,75 13 5 11,75 33 4 32,00 19 1 18,75 98 15 94,25 424,438 5 5 5 5 5

6 0 BERRAK ŞEKER 12S 33 7 31,25 17 2 16,50 31 7 29,25 17 3 16,25 98 19 93,25 421,018 6 6 6 6 6

7 0 ALİ YASİN 12S 32 8 30,00 17 3 16,25 32 6 30,50 17 3 16,25 98 20 93,00 420,305 7 7 7 7 7

8 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 7 31,25 15 3 14,25 29 8 27,00 18 2 17,50 95 20 90,00 411,763 8 8 8 8 8

9 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 28 11 25,25 17 3 16,25 30 2 29,50 19 1 18,75 94 17 89,75 411,435 9 9 9 9 9

10 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 16 3 15,25 29 4 28,00 17 3 16,25 94 18 89,50 410,055 10 10 10 10 10

11 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 36 4 35,00 16 2 15,50 27 6 25,50 13 7 11,25 92 19 87,25 402,277 11 11 11 11 13

12 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 30 10 27,50 17 3 16,25 27 10 24,50 18 2 17,50 92 25 85,75 399,416 12 12 12 12 14

13 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 8 30,00 17 2 16,50 27 4 26,00 14 5 12,75 90 19 85,25 396,856 1 13 13 13 15

14 0 MELİS SOLAK 12S 31 8 29,00 13 4 12,00 32 5 30,75 14 5 12,75 90 22 84,50 394,628 13 14 14 14 16

15 0 ASLINUR KARAKURT   Z12S 30 10 27,50 15 4 14,00 30 6 28,50 15 4 14,00 90 24 84,00 393,492 14 15 15 15 17

16 0 IRMAK GÜNER  MS 31 8 29,00 14 5 12,75 31 5 29,75 14 6 12,50 90 24 84,00 393,118 2 16 16 16 18

17 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 30 9 27,75 13 7 11,25 30 7 28,25 16 4 15,00 89 27 82,25 388,560 15 17 17 17 19

18 0 SENA ŞENKUL 12S 32 7 30,25 14 2 13,50 26 8 24,00 15 4 14,00 87 21 81,75 386,857 16 18 18 18 21

19 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 33 7 31,25 15 5 13,75 25 9 22,75 15 5 13,75 88 26 81,50 386,056 3 19 19 19 22

20 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 32 8 30,00 12 5 10,75 27 7 25,25 16 3 15,25 87 23 81,25 385,646 17 20 20 20 23

21 0 YAĞIZ 12S 29 10 26,50 16 4 15,00 27 5 25,75 15 5 13,75 87 24 81,00 384,688 18 21 21 21 24

22 0 ZEYNEP ERALP 12S 32 8 30,00 11 6 9,50 27 4 26,00 15 4 14,00 85 22 79,50 380,234 19 22 22 22 26

23 0 İCLAL SEVER 12S 30 9 27,75 16 3 15,25 24 2 23,50 14 4 13,00 84 18 79,50 380,115 20 23 23 23 27

24 0 YİĞİT USTA 12S 31 9 28,75 12 6 10,50 26 8 24,00 16 4 15,00 85 27 78,25 376,832 21 24 24 24 28

25 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 30 9 27,75 13 1 12,75 27 7 25,25 14 6 12,50 84 23 78,25 376,318 22 25 25 25 29

26 0 BERAT AKKANLI 12S 30 10 27,50 16 3 15,25 24 12 21,00 15 4 14,00 85 29 77,75 375,222 23 26 26 26 30

27 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 4 32,00 13 4 12,00 24 5 22,75 12 7 10,25 82 20 77,00 372,079 24 27 27 27 32

28 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 29 10 26,50 16 3 15,25 23 9 20,75 14 4 13,00 82 26 75,50 368,434 25 28 28 28 33

29 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 30 6 28,50 14 3 13,25 20 7 18,25 16 3 15,25 80 19 75,25 368,147 26 29 29 29 34

30 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 33 1 32,75 12 5 10,75 21 7 19,25 13 3 12,25 79 16 75,00 366,647 27 30 30 30 35

31 0 NACİYE YÜKSEL 12E 31 8 29,00 16 1 15,75 24 1 23,75 7 2 6,50 78 12 75,00 365,487 1 31 31 31 36

32 0 İREM ÇELİK 12S 27 11 24,25 15 4 14,00 23 6 21,50 15 5 13,75 80 26 73,50 362,774 28 32 32 32 38

33 0 NUR ALTUN *Ş  MS 27 9 24,75 17 2 16,50 21 8 19,00 14 3 13,25 79 22 73,50 362,683 4 33 33 33 39

34 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 27 13 23,75 16 4 15,00 27 11 24,25 12 8 10,00 82 36 73,00 360,496 29 34 34 34 42

35 0 ESRA NUR TÜRK 12S 30 10 27,50 13 4 12,00 24 6 22,50 12 6 10,50 79 26 72,50 359,047 30 35 35 35 43

36 0 ÖMER SALİH KO A 12S 31 9 28,75 12 6 10,50 20 3 19,25 15 5 13,75 78 23 72,25 359,001 31 36 36 36 44

37 0 ECE NAZ ÇALKAN  MS 30 10 27,50 13 5 11,75 25 7 23,25 12 8 10,00 80 30 72,50 358,933 5 37 37 37 45

38 0 RABİA FİDAN  MS 35 5 33,75 11 7 9,25 22 8 20,00 11 6 9,50 79 26 72,50 358,687 6 38 38 38 46

39 0 BAŞAK DURMAZ  MS 31 9 28,75 15 4 14,00 22 3 21,25 10 6 8,50 78 22 72,50 358,603 7 39 39 39 47

40 0 BATIN CAN 12S 31 7 29,25 12 6 10,50 26 9 23,75 10 7 8,25 79 29 71,75 356,305 32 40 40 40 49

41 0 BRDB EKEN  MS 29 7 27,25 14 3 13,25 16 9 13,75 17 2 16,50 76 21 70,75 355,282 8 41 41 41 50

42 0 BEYZA YAMAN 12S 28 8 26,00 13 3 12,25 21 5 19,75 14 4 13,00 76 20 71,00 355,244 33 42 42 42 51

43 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 34 6 32,50 14 5 12,75 21 6 19,50 8 5 6,75 77 22 71,50 355,210 2 43 43 43 52

44 0 PINAR YILMAZ 12S 31 9 28,75 17 2 16,50 18 2 17,50 10 7 8,25 76 20 71,00 354,187 34 44 44 44 53

45 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 4 31,00 14 3 13,25 16 6 14,50 12 2 11,50 74 15 70,25 352,642 9 45 45 45 55

46 0 ALPER ARSLAN 12S 26 10 23,50 14 5 12,75 22 16 18,00 16 4 15,00 78 35 69,25 350,618 35 46 46 46 58

47 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 28 10 25,50 17 1 16,75 24 4 23,00 5 1 4,75 74 16 70,00 350,541 3 47 47 47 59

48 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 16 4 15,00 18 8 16,00 10 10 7,50 77 29 69,75 350,304 10 48 48 48 60
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

49 11208 AZRA MOLLA 12S 28 12 25,00 14 1 13,75 18 3 17,25 13 3 12,25 73 19 68,25 347,066 36 49 49 49 61

50 0 SEMİH BAHADIR SAKCI 12S 25 13 21,75 12 6 10,50 26 5 24,75 13 7 11,25 76 31 68,25 346,862 37 50 50 50 62

51 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 11 24,25 16 2 15,50 17 6 15,50 14 5 12,75 74 24 68,00 346,478 11 51 51 51 63

52 0 ÖMER ALABAY 12S 26 12 23,00 9 7 7,25 27 8 25,00 14 5 12,75 76 32 68,00 346,407 38 52 52 52 64

53 0 IŞIL ELMAS  MS 25 10 22,50 12 3 11,25 24 6 22,50 13 5 11,75 74 24 68,00 346,238 12 53 53 53 65

54 0 ARDA KARACA  MS 26 13 22,75 14 4 13,00 22 3 21,25 12 4 11,00 74 24 68,00 346,086 13 54 54 54 66

55 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 28 11 25,25 15 3 14,25 21 7 19,25 10 6 8,50 74 27 67,25 343,307 39 55 55 55 68

56 0 EREN ACAR 12S 28 9 25,75 14 3 13,25 19 8 17,00 12 5 10,75 73 25 66,75 342,325 40 56 56 56 69

57 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 23 14 19,50 14 6 12,50 26 9 23,75 12 8 10,00 75 37 65,75 339,331 41 57 57 57 72

58 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 12 5 10,75 14 6 12,50 11 4 10,00 71 21 65,75 339,089 42 58 58 58 73

59 0 HAVİN İREM CURKA  MS 25 12 22,00 13 4 12,00 22 10 19,50 13 5 11,75 73 31 65,25 338,210 14 59 59 59 74

60 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 26 10 23,50 16 4 15,00 16 8 14,00 13 4 12,00 71 26 64,50 336,079 15 60 60 60 77

61 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 10 26,50 15 4 14,00 19 8 17,00 9 9 6,75 72 31 64,25 334,116 16 61 61 61 80

62 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 28 12 25,00 15 5 13,75 18 12 15,00 12 8 10,00 73 37 63,75 333,400 43 62 62 62 83

63 0 ARDA PALALI 12S 25 12 22,00 15 4 14,00 21 7 19,25 10 7 8,25 71 30 63,50 332,333 44 63 63 63 85

64 0 BİLGESU Y*ŞİLÇAM 12S 30 8 28,00 11 7 9,25 21 12 18,00 10 7 8,25 72 34 63,50 332,177 45 64 64 64 86

65 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 28 10 25,50 11 8 9,00 22 9 19,75 11 8 9,00 72 35 63,25 331,653 46 65 65 65 87

66 0 AYBERK ŞAM  MS 20 13 16,75 12 5 10,75 23 8 21,00 15 3 14,25 70 29 62,75 331,528 17 66 66 66 89

67 0 BELİNAY DALGİZ 12S 21 15 17,25 12 6 10,50 23 8 21,00 15 5 13,75 71 34 62,50 330,674 47 67 67 67 91

68 0 RAVZANUR KARABACAK12S 24 7 22,25 14 2 13,50 13 5 11,75 15 2 14,50 66 16 62,00 329,327 48 68 68 68 92

69 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 25 10 22,50 12 5 10,75 16 5 14,75 15 4 14,00 68 24 62,00 329,180 49 69 69 69 93

70 0 ARDA HIZLI  MS 28 9 25,75 10 5 8,75 17 0 17,00 12 5 10,75 67 19 62,25 329,110 18 70 70 70 94

71 0 AYŞEGÜL TAY 12S 29 7 27,25 14 3 13,25 14 8 12,00 11 6 9,50 68 24 62,00 328,125 50 71 71 71 96

72 0 FERAYE UYAR 12S 28 7 26,25 10 8 8,00 21 9 18,75 11 9 8,75 70 33 61,75 327,185 51 72 72 72 97

73 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 22 13 18,75 11 7 9,25 28 8 26,00 10 9 7,75 71 37 61,75 327,104 52 73 73 73 98

74 0 CEYLİN SERBES 12S 27 11 24,25 12 5 10,75 16 9 13,75 14 6 12,50 69 31 61,25 326,622 53 74 74 74 99

75 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 28 12 25,00 15 3 14,25 16 11 13,25 11 8 9,00 70 34 61,50 326,601 19 75 75 75 100

76 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 23 13 19,75 15 4 14,00 17 14 13,50 14 3 13,25 69 34 60,50 324,708 20 76 76 76 101

77 0 SİNEM SUCU 12E 35 5 33,75 14 4 13,00 13 9 10,75 6 9 3,75 68 27 61,25 324,537 4 77 77 77 102

78 0 NEHİR GÖKCEN 12S 30 10 27,50 13 3 12,25 18 9 15,75 8 10 5,50 69 32 61,00 324,294 54 78 78 78 103

79 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 28 7 26,25 11 5 9,75 14 10 11,50 14 5 12,75 67 27 60,25 323,707 55 79 79 79 105

80 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 24 13 20,75 14 5 12,75 21 8 19,00 10 8 8,00 69 34 60,50 323,508 56 80 80 80 106

81 12111 BERFİN İDİL YEGÜL 12E 28 12 25,00 15 5 13,75 18 8 16,00 8 9 5,75 69 34 60,50 322,946 5 81 81 81 107

82 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 10 23,50 13 5 11,75 20 10 17,50 9 6 7,50 68 31 60,25 322,607 21 82 82 82 108

83 0 AYÇA POLAT  MS 28 6 26,50 13 1 12,75 14 4 13,00 8 1 7,75 63 12 60,00 321,892 22 83 83 83 109

84 0 ELİF NAZ AKSU  MS 27 12 24,00 14 6 12,50 11 3 10,25 14 6 12,50 66 27 59,25 320,795 23 84 84 84 110

85 0 ÖMER ÜNSAL 12S 22 16 18,00 12 6 10,50 19 15 15,25 16 3 15,25 69 40 59,00 320,756 57 85 85 85 111

86 0 BEYZA DURSUN  MS 26 11 23,25 12 6 10,50 14 5 12,75 13 4 12,00 65 26 58,50 318,480 24 86 86 86 113

87 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 29 9 26,75 13 6 11,50 17 3 16,25 6 6 4,50 65 24 59,00 318,224 58 87 87 87 114

88 0 ELA NAZ DEMİR 12E 32 8 30,00 15 2 14,50 12 7 10,25 5 3 4,25 64 20 59,00 318,147 6 88 88 88 115

89 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 7 28,25 16 3 15,25 14 7 12,25 5 8 3,00 65 25 58,75 317,175 59 89 89 89 117

90 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 29 9 26,75 11 7 9,25 11 4 10,00 13 5 11,75 64 25 57,75 316,156 60 90 90 90 119

91 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 9 5 7,75 19 4 18,00 11 4 10,00 63 21 57,75 315,831 25 91 91 91 120

92 0 HATİCE ATASOY  MS 24 7 22,25 16 2 15,50 15 4 14,00 8 8 6,00 63 21 57,75 315,023 26 92 92 92 121

93 0 EMİR YALÇIN 12S 29 9 26,75 17 3 16,25 6 3 5,25 11 7 9,25 63 22 57,50 314,947 61 93 93 93 122

94 0 ZEYNEP ERBAY  MS 24 13 20,75 13 6 11,50 12 3 11,25 14 3 13,25 63 25 56,75 313,693 27 94 94 94 123

95 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 24 11 21,25 15 2 14,50 10 6 8,50 13 2 12,50 62 21 56,75 313,551 62 95 95 95 124

96 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 28 10 25,50 16 2 15,50 17 4 16,00 1 3 0,25 62 19 57,25 312,225 7 96 96 96 127
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

97 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 29 9 26,75 18 2 17,50 11 7 9,25 4 2 3,50 62 20 57,00 312,218 8 97 97 97 128

98 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 23 13 19,75 12 5 10,75 17 8 15,00 12 5 10,75 64 31 56,25 311,682 28 98 98 98 130

99 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 25 12 22,00 15 2 14,50 14 4 13,00 8 5 6,75 62 23 56,25 310,795 63 99 99 99 132

100 0 MU TAFA SEZGİN  MS 24 14 20,50 14 6 12,50 12 9 9,75 14 4 13,00 64 33 55,75 310,727 29 100 100 100 135

101 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 28 10 25,50 12 4 11,00 18 8 16,00 6 9 3,75 64 31 56,25 310,028 64 101 101 101 137

102 0 MELİH SÜMER  ME 27 10 24,50 16 2 15,50 11 6 9,50 7 5 5,75 61 23 55,25 307,615 1 102 102 102 139

103 0 ALMİNA KURT 12S 34 6 32,50 14 4 13,00 5 6 3,50 8 7 6,25 61 23 55,25 307,562 65 103 103 103 140

104 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 28 8 26,00 9 4 8,00 13 3 12,25 10 5 8,75 60 20 55,00 307,442 66 104 104 104 141

105 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 29 5 27,75 13 5 11,75 12 5 10,75 8 12 5,00 62 27 55,25 307,351 67 105 105 105 142

106 0 IRMAK TOPOĞLU  MS 33 5 31,75 15 3 14,25 8 9 5,75 6 10 3,50 62 27 55,25 306,977 30 106 106 106 143

107 0 BURCU CEYHAN 12S 27 12 24,00 11 4 10,00 15 4 14,00 8 5 6,75 61 25 54,75 306,322 68 107 107 107 144

108 0 EMİN PALA  MS 19 15 15,25 10 5 8,75 23 7 21,25 11 8 9,00 63 35 54,25 305,495 31 108 108 108 145

109 0 SELİN MERSİNLİ 12S 28 10 25,50 12 6 10,50 14 9 11,75 8 6 6,50 62 31 54,25 304,784 69 109 109 109 146

110 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 12 5 10,75 11 4 10,00 6 6 4,50 60 23 54,25 304,281 32 110 110 110 149

111 0 ZEYNEP AYDIN 12E 33 7 31,25 17 3 16,25 7 2 6,50 57 12 54,00 302,572 9 111 111 111 152

112 0 ECEM ARSLAN 12E 30 8 28,00 14 4 13,00 8 5 6,75 6 1 5,75 58 18 53,50 302,408 10 112 112 112 153

113 0 ŞEVVAL SARA 12S 25 9 22,75 10 4 9,00 17 14 13,50 10 8 8,00 62 35 53,25 302,222 70 113 113 113 154

114 0 NİL GEDİKLİ 12S 19 15 15,25 16 2 15,50 16 13 12,75 11 6 9,50 62 36 53,00 302,026 71 114 114 114 155

115 0 SÜEDA COŞAN 12E 26 11 23,25 14 4 13,00 9 4 8,00 10 5 8,75 59 24 53,00 301,694 11 115 115 115 157

116 0 ESMA TOPTAŞ 12S 28 9 25,75 11 7 9,25 15 7 13,25 7 9 4,75 61 32 53,00 300,719 72 116 116 116 158

117 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 29 11 26,25 16 3 15,25 10 5 8,75 3 1 2,75 58 20 53,00 300,332 12 117 117 117 160

118 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 28 7 26,25 12 6 10,50 13 9 10,75 7 8 5,00 60 30 52,50 299,317 73 118 118 118 162

119 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 10 22,50 13 4 12,00 13 11 10,25 9 7 7,25 60 32 52,00 298,436 33 119 119 119 164

120 0 EGE GÜVEN 12S 25 15 21,25 13 7 11,25 20 11 17,25 4 7 2,25 62 40 52,00 297,336 74 120 120 120 167

121 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 26 11 23,25 14 2 13,50 8 5 6,75 9 4 8,00 57 22 51,50 297,145 75 121 121 121 169

122 0 EMİNE AKKOYUN 12S 20 6 18,50 15 3 14,25 10 1 9,75 11 9 8,75 56 19 51,25 296,670 76 122 122 122 170

123 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 23 13 19,75 9 6 7,50 16 9 13,75 11 4 10,00 59 32 51,00 296,119 77 123 123 123 173

124 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 27 9 24,75 9 9 6,75 17 10 14,50 7 7 5,25 60 35 51,25 295,699 34 124 124 124 175

125 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 10 22,50 14 1 13,75 10 4 9,00 8 9 5,75 57 24 51,00 295,197 78 125 125 125 178

126 0 ADA YALÇIN 12E 30 10 27,50 15 3 14,25 10 12 7,00 3 2 2,50 58 27 51,25 295,125 13 126 126 126 179

127 0 ECEM ERKİL 12S 33 4 32,00 10 5 8,75 9 6 7,50 5 8 3,00 57 23 51,25 295,097 79 127 127 127 180

128 0 ELA YILDIZ 12E 28 12 25,00 12 6 10,50 16 2 15,50 1 3 0,25 57 23 51,25 294,624 14 128 128 128 181

129 0 ARDA YILDIRIM  MS 24 11 21,25 11 4 10,00 11 7 9,25 11 5 9,75 57 27 50,25 293,872 35 129 129 129 183

130 0 DOĞA AYAR 12E 29 11 26,25 14 6 12,50 13 12 10,00 3 5 1,75 59 34 50,50 292,765 15 130 130 130 184

131 0 TALHA GÜRCA  MS 20 12 17,00 13 6 11,50 14 9 11,75 11 6 9,50 58 33 49,75 292,443 36 131 131 131 186

132 0 ELİFSU ZORBA 12E 27 11 24,25 14 3 13,25 9 6 7,50 6 4 5,00 56 24 50,00 292,069 16 132 132 132 187

133 0 CEYLİN ÇETİN 12E 25 11 22,25 15 3 14,25 10 0 10,00 4 2 3,50 54 16 50,00 291,780 17 133 133 133 188

134 0 YİĞİT DENİZ 12S 23 10 20,50 12 5 10,75 14 12 11,00 9 7 7,25 58 34 49,50 291,143 80 134 134 134 190

135 0 BEYZA ORTA 12E 30 5 28,75 16 1 15,75 7 6 5,50 53 12 50,00 290,907 18 135 135 135 192

136 0 BEYZA GENÇ 12S 26 10 23,50 12 3 11,25 12 6 10,50 6 7 4,25 56 26 49,50 290,429 81 136 136 136 195

137 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 28 9 25,75 12 5 10,75 11 7 9,25 5 5 3,75 56 26 49,50 290,274 37 137 137 137 196

138 0 SUDE TEPECİK 12S 24 13 20,75 13 3 12,25 9 6 7,50 10 6 8,50 56 28 49,00 289,971 82 138 138 138 198

139 0 SILA DİLBAZ  MS 23 7 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 9 2 8,50 52 15 48,25 287,737 38 139 139 139 202

140 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 29 5 27,75 13 1 12,75 8 4 7,00 2 3 1,25 52 13 48,75 287,511 19 140 140 140 203

141 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 20 9 17,75 15 1 14,75 7 6 5,50 11 4 10,00 53 20 48,00 287,459 83 141 141 141 204

142 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 26 12 23,00 15 3 14,25 6 7 4,25 8 5 6,75 55 27 48,25 287,371 20 142 142 142 205

143 0 BBBERK ŞANOLAN 12S 23 17 18,75 16 3 15,25 9 12 6,00 10 8 8,00 58 40 48,00 287,002 84 143 143 143 206

144 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 26 9 23,75 11 3 10,25 12 5 10,75 6 10 3,50 55 27 48,25 286,590 85 144 144 144 207

                                              3 / 10



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

145 0 ÇINAR BİRCAN 12S 16 13 12,75 15 5 13,75 17 14 13,50 10 10 7,50 58 42 47,50 285,513 86 145 145 145 210

146 0 SERRA ÖZMEN 12E 27 6 25,50 13 3 12,25 8 4 7,00 3 1 2,75 51 14 47,50 284,221 21 146 146 146 213

147 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 22 13 18,75 13 3 12,25 13 7 11,25 6 4 5,00 54 27 47,25 284,106 2 147 147 147 214

148 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 8 22,00 14 3 13,25 6 5 4,75 8 4 7,00 52 20 47,00 283,776 39 148 148 148 215

149 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 25 12 22,00 12 3 11,25 8 2 7,50 8 7 6,25 53 24 47,00 283,586 87 149 149 149 216

150 0 SARP SÜTUNÇ  MS 18 11 15,25 13 4 12,00 14 6 12,50 8 6 6,50 53 27 46,25 281,571 40 150 150 150 220

151 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 10 26,50 11 8 9,00 5 2 4,50 8 8 6,00 53 28 46,00 280,503 41 151 151 151 222

152 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 27 11 24,25 11 7 9,25 10 11 7,25 8 11 5,25 56 40 46,00 280,377 88 152 152 152 223

153 0 ALPEREN EKŞİ 12S 22 13 18,75 16 2 15,50 5 4 4,00 9 6 7,50 52 25 45,75 280,311 89 153 153 153 224

154 0 TUĞRUL EREN 12S 26 12 23,00 9 8 7,00 13 5 11,75 7 11 4,25 55 36 46,00 280,151 90 154 154 154 225

155 0 AZRA EYLÜL E *EM 12S 26 12 23,00 13 4 12,00 10 10 7,50 6 11 3,25 55 37 45,75 279,253 91 155 155 155 227

156 0 ARDA KULA 12S 24 10 21,50 11 4 10,00 10 5 8,75 7 7 5,25 52 26 45,50 278,970 92 156 156 156 228

157 0 FATİH KURFALLI  MS 23 9 20,75 10 8 8,00 6 6 4,50 12 1 11,75 51 24 45,00 278,945 42 157 157 157 229

158 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 22 11 19,25 12 5 10,75 11 5 9,75 7 6 5,50 52 27 45,25 278,341 93 158 158 158 230

159 0 KEREM KIRCA 12S 25 11 22,25 11 6 9,50 8 8 6,00 8 3 7,25 52 28 45,00 277,934 94 159 159 159 232

160 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 26 10 23,50 9 8 7,00 9 8 7,00 9 7 7,25 53 33 44,75 277,153 95 160 160 160 237

161 0 BEGÜM KIRTOK 12E 27 11 24,25 12 5 10,75 8 3 7,25 3 1 2,75 50 20 45,00 276,912 22 161 161 161 238

162 0 GÜLÜMSER K 12E 29 11 26,25 14 4 13,00 6 6 4,50 2 3 1,25 51 24 45,00 276,569 23 162 162 162 239

163 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 20 17 15,75 12 6 10,50 15 15 11,25 9 8 7,00 56 46 44,50 276,538 96 163 163 163 240

164 0 SUDE DÜZGÜN 12E 24 12 21,00 14 2 13,50 10 5 8,75 3 6 1,50 51 25 44,75 275,989 24 164 164 164 242

165 0 BELEN SARI 12E 29 9 26,75 12 5 10,75 7 3 6,25 1 0 1,00 49 17 44,75 275,748 25 165 165 165 244

166 0 ARDA SÖZER  MS 20 12 17,00 13 3 12,25 7 6 5,50 10 3 9,25 50 24 44,00 275,574 43 166 166 166 245

167 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 26 8 24,00 16 3 15,25 4 5 2,75 4 6 2,50 50 22 44,50 275,449 26 167 167 167 246

168 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 26 11 23,25 14 4 13,00 5 4 4,00 6 8 4,00 51 27 44,25 275,039 97 168 168 168 247

169 0 FEYZA ERGÜL 12S 24 12 21,00 11 5 9,75 10 6 8,50 6 5 4,75 51 28 44,00 274,476 98 169 169 169 249

170 0 NURSEL KILIÇ 12S 22 15 18,25 12 4 11,00 9 8 7,00 9 6 7,50 52 33 43,75 274,418 99 170 170 170 250

171 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 10 7 8,25 15 5 13,75 15 7 13,25 10 7 8,25 50 26 43,50 274,055 100 171 171 171 251

172 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 28 12 25,00 11 9 8,75 7 12 4,00 8 9 5,75 54 42 43,50 273,156 101 172 172 172 253

173 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 25 9 22,75 12 4 11,00 7 3 6,25 5 7 3,25 49 23 43,25 271,932 44 173 173 173 256

174 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 27 8 25,00 12 5 10,75 8 1 7,75 47 14 43,50 271,899 27 174 174 174 257

175 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 22 15 18,25 16 4 15,00 11 8 9,00 1 1 0,75 50 28 43,00 270,766 28 175 175 175 259

176 0 MELEK YALÇIN 12S 20 14 16,50 10 7 8,25 13 10 10,50 9 7 7,25 52 38 42,50 270,704 102 176 176 176 260

177 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 28 7 26,25 12 8 10,00 3 0 3,00 6 10 3,50 49 25 42,75 270,454 29 177 177 177 261

178 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 24 9 21,75 15 1 14,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 47 16 43,00 270,369 30 178 178 178 262

179 0 NİSA AKSU  ME 26 10 23,50 11 5 9,75 8 2 7,50 2 0 2,00 47 17 42,75 270,164 3 179 179 179 263

180 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 23 10 20,50 10 4 9,00 9 3 8,25 7 9 4,75 49 26 42,50 270,088 103 180 180 180 264

181 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 25 11 22,25 10 8 8,00 12 14 8,50 6 10 3,50 53 43 42,25 269,037 104 181 181 181 266

182 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 16 18 11,50 10 6 8,50 15 7 13,25 10 6 8,50 51 37 41,75 268,877 45 182 182 182 267

183 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 20 10 17,50 15 2 14,50 8 9 5,75 7 11 4,25 50 32 42,00 268,627 105 183 183 183 268

184 0 BAŞAK UYAN 12S 25 12 22,00 14 3 13,25 7 5 5,75 3 7 1,25 49 27 42,25 268,599 106 184 184 184 269

185 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 21 11 18,25 13 5 11,75 8 6 6,50 7 7 5,25 49 29 41,75 268,074 107 185 185 185 272

186 0 ESRA AKSU 12S 23 14 19,50 10 4 9,00 9 3 8,25 7 8 5,00 49 29 41,75 267,966 108 186 186 186 273

187 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 27 13 23,75 11 7 9,25 5 6 3,50 6 3 5,25 49 29 41,75 267,952 4 187 187 187 275

188 0 EMİNE GÜL BATI 12E 28 10 25,50 11 5 9,75 8 8 6,00 2 5 0,75 49 28 42,00 267,658 31 188 188 188 277

189 0 AZRA GÜNAL 12E 28 11 25,25 13 5 11,75 5 5 3,75 2 4 1,00 48 25 41,75 267,009 32 189 189 189 280

190 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 11 20,25 15 2 14,50 4 4 3,00 4 1 3,75 46 18 41,50 267,006 109 190 190 190 281

191 0 İPEK GÜNBAY  ME 29 8 27,00 12 6 10,50 4 3 3,25 3 8 1,00 48 25 41,75 266,965 5 191 191 191 282

192 0 MUSTAFA KÖSE  MS 19 15 15,25 13 5 11,75 7 6 5,50 10 6 8,50 49 32 41,00 266,655 46 192 192 192 285
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

193 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 24 8 22,00 10 6 8,50 9 7 7,25 6 10 3,50 49 31 41,25 266,121 47 193 193 193 289

194 0 DİLVİN AVCAN 12E 28 12 25,00 13 5 11,75 5 4 4,00 1 2 0,50 47 23 41,25 265,439 33 194 194 194 294

195 0 ECRİN KABASAKAL 12E 30 6 28,50 11 8 9,00 5 7 3,25 1 2 0,50 47 23 41,25 265,348 34 195 195 195 295

196 0 ONUR SEVGİ 12S 22 12 19,00 7 6 5,50 10 6 8,50 9 6 7,50 48 30 40,50 264,835 110 196 196 196 297

197 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 10 20,50 14 4 13,00 5 6 3,50 6 9 3,75 48 29 40,75 264,791 48 197 197 197 298

198 0 EMİRHAN BOZ  MS 21 12 18,00 9 7 7,25 11 7 9,25 8 8 6,00 49 34 40,50 264,538 49 198 198 198 299

199 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 7 3 6,25 15 1 14,75 13 7 11,25 10 8 8,00 45 19 40,25 264,537 111 199 199 199 300

200 0 YALÇIN YILMAZ  MS 22 12 19,00 9 6 7,50 10 4 9,00 6 4 5,00 47 26 40,50 264,301 50 200 200 200 301

201 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 11 19,25 14 4 13,00 6 2 5,50 3 1 2,75 45 18 40,50 263,858 6 201 201 201 303

202 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 26 8 24,00 10 5 8,75 7 4 6,00 3 5 1,75 46 22 40,50 263,506 112 202 202 202 304

203 0 MEHMET ARDA EREN  MS 25 4 24,00 13 7 11,25 2 3 1,25 5 5 3,75 45 19 40,25 263,249 51 203 203 203 305

204 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 26 4 25,00 11 3 10,25 3 4 2,00 3 0 3,00 43 11 40,25 263,053 7 204 204 204 307

205 0 CEYLİN UYĞUN 12S 23 13 19,75 11 3 10,25 8 5 6,75 6 11 3,25 48 32 40,00 262,467 113 205 205 205 310

206 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 28 8 26,00 11 6 9,50 4 9 1,75 3 1 2,75 46 24 40,00 262,241 8 206 206 206 312

207 0 ELİF AYDIN 12E 26 12 23,00 11 4 10,00 6 3 5,25 2 1 1,75 45 20 40,00 262,075 35 207 207 207 313

208 0 MÜGE AKGÜL 12S 22 13 18,75 14 3 13,25 8 4 7,00 3 8 1,00 47 28 40,00 262,017 114 208 208 208 314

209 0 CEYLİN KIZIL 12E 28 7 26,25 8 4 7,00 5 9 2,75 5 5 3,75 46 25 39,75 261,700 36 209 209 209 317

210 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 11 23,25 8 10 5,50 9 4 8,00 4 4 3,00 47 29 39,75 261,567 37 210 210 210 319

211 21175 BAHATTİN TALHA 12E 23 15 19,25 10 8 8,00 12 6 10,50 3 4 2,00 48 33 39,75 261,440 38 211 211 211 320

212 0 FATİH KURT  ME 24 11 21,25 14 3 13,25 6 4 5,00 44 18 39,50 261,402 9 212 212 212 321

213 0 GÜLSEN A AMAL  MS 25 11 22,25 10 6 8,50 5 2 4,50 6 7 4,25 46 26 39,50 261,165 52 213 213 213 322

214 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 16 14 12,50 13 3 12,25 8 7 6,25 10 8 8,00 47 32 39,00 260,745 115 214 214 214 323

215 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 14 8 12,00 9 1 8,75 12 7 10,25 10 8 8,00 45 24 39,00 260,714 116 215 215 215 324

216 0 ELA SEVER 12E 27 13 23,75 12 3 11,25 4 6 2,50 2 0 2,00 45 22 39,50 260,669 39 216 216 216 325

217 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 23 9 20,75 11 5 9,75 5 4 4,00 6 5 4,75 45 23 39,25 260,584 117 217 217 217 326

218 0 ÖZGE PAZAN 12E 30 10 27,50 10 7 8,25 4 4 3,00 1 1 0,75 45 22 39,50 260,293 40 218 218 218 327

219 0 SUDE KELEŞ 12E 27 13 23,75 12 7 10,25 3 5 1,75 5 6 3,50 47 31 39,25 260,260 41 219 219 219 328

220 0 DİDEM ERDEM  MS 20 9 17,75 10 3 9,25 7 1 6,75 6 3 5,25 43 16 39,00 260,010 53 220 220 220 329

221 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 23 12 20,00 11 4 10,00 7 8 5,00 6 8 4,00 47 32 39,00 259,701 118 221 221 221 330

222 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 22 18 17,50 11 9 8,75 14 15 10,25 6 14 2,50 53 56 39,00 259,396 119 222 222 222 331

223 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 9 23,75 12 5 10,75 4 0 4,00 1 2 0,50 43 16 39,00 258,867 10 223 223 223 333

224 0 MEHMET BİNİCİ 12S 15 6 13,50 10 8 8,00 13 5 11,75 6 3 5,25 44 22 38,50 258,605 120 224 224 224 334

225 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 25 13 21,75 12 8 10,00 7 9 4,75 5 11 2,25 49 41 38,75 258,551 121 225 225 225 335

226 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 24 12 21,00 12 5 10,75 3 2 2,50 5 3 4,25 44 22 38,50 258,286 54 226 226 226 336

227 0 TUBA YAKIN  ME 25 10 22,50 9 9 6,75 4 2 3,50 6 2 5,50 44 23 38,25 257,762 11 227 227 227 338

228 0 UMUT EGE ERBİL 12E 22 14 18,50 15 3 14,25 7 7 5,25 2 6 0,50 46 30 38,50 257,533 42 228 228 228 339

229 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 24 15 20,25 12 6 10,50 6 6 4,50 4 4 3,00 46 31 38,25 257,286 43 229 229 229 341

230 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 22 8 20,00 11 8 9,00 6 10 3,50 7 6 5,50 46 32 38,00 257,099 55 230 230 230 344

231 0 BEYZANUR TEKİN 12S 21 16 17,00 8 6 6,50 13 7 11,25 4 4 3,00 46 33 37,75 255,834 122 231 231 231 351

232 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 24 6 22,50 12 2 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 40 9 37,75 255,351 44 232 232 232 354

233 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 11 4 10,00 1 3 0,25 2 5 0,75 43 21 37,75 255,206 12 233 233 233 356

234 0 FİDELYA PARLA 12S 26 12 23,00 12 6 10,50 3 10 0,50 6 10 3,50 47 38 37,50 255,156 123 234 234 234 357

235 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 21 13 17,75 10 5 8,75 5 0 5,00 6 1 5,75 42 19 37,25 254,996 56 235 235 235 358

236 0 ELİF SU ÖZALP 12E 28 11 25,25 8 9 5,75 6 4 5,00 2 2 1,50 44 26 37,50 254,619 45 236 236 236 362

237 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 17 17 12,75 10 7 8,25 12 7 10,25 8 9 5,75 47 40 37,00 254,344 57 237 237 237 363

238 0 KEMAL HORUZ 12E 29 9 26,75 12 4 11,00 3 12 0,00 1 5 -0,25 45 30 37,50 254,263 46 238 238 238 364

239 0 RÜMEYSA KAYA  ME 22 12 19,00 14 4 13,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 43 22 37,50 254,251 13 239 239 239 365

240 0 AYŞE KAVKACI 12S 24 12 21,00 12 8 10,00 7 10 4,50 5 13 1,75 48 43 37,25 254,064 124 240 240 240 367
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

241 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 6 22,50 12 4 11,00 3 4 2,00 3 5 1,75 42 19 37,25 254,049 58 241 241 241 368

242 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 14 18,50 12 3 11,25 8 4 7,00 1 2 0,50 43 23 37,25 253,842 14 242 242 242 370

243 0 ARİF EREN KAZAK 12S 22 10 19,50 9 8 7,00 8 6 6,50 5 4 4,00 44 28 37,00 253,825 125 243 243 243 371

244 0 HİLAL YILMAZ  ME 24 4 23,00 11 3 10,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 41 15 37,25 253,531 15 244 244 244 373

245 0 ORHAN BAYKAL 12E 23 15 19,25 14 6 12,50 5 5 3,75 2 2 1,50 44 28 37,00 253,335 47 245 245 245 376

246 0 AYBARS KOCAKURT  MS 23 6 21,50 9 6 7,50 8 6 6,50 2 2 1,50 42 20 37,00 253,240 59 246 246 246 377

247 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 18 7 16,25 15 4 14,00 5 5 3,75 4 5 2,75 42 21 36,75 252,950 126 247 247 247 378

248 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 21 9 18,75 12 4 11,00 6 6 4,50 5 10 2,50 44 29 36,75 252,818 127 248 248 248 379

249 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 21 15 17,25 9 10 6,50 10 12 7,00 8 10 5,50 48 47 36,25 251,998 60 249 249 249 382

250 0 SUDENAZ YALI 12E 27 9 24,75 10 6 8,50 4 3 3,25 41 18 36,50 251,399 48 250 250 250 383

251 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 23 13 19,75 12 5 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 41 20 36,00 250,437 16 251 251 251 386

252 0 KAAN KURT  MS 24 9 21,75 5 6 3,50 7 5 5,75 7 9 4,75 43 29 35,75 250,258 61 252 252 252 387

253 0 ASLI OSMANBEY 12E 28 9 25,75 11 7 9,25 3 7 1,25 0 1 -0,25 42 24 36,00 249,872 49 253 253 253 388

254 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 9 23,75 12 4 11,00 1 1 0,75 39 14 35,50 248,519 17 254 254 254 392

255 0 İREM NAZÇİÇEK 12S 21 15 17,25 11 7 9,25 11 12 8,00 4 13 0,75 47 47 35,25 248,046 128 255 255 255 394

256 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 19 19 14,25 14 6 12,50 8 10 5,50 3 1 2,75 44 36 35,00 247,847 18 256 256 256 396

257 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 20 12 17,00 13 5 11,75 4 1 3,75 3 2 2,50 40 20 35,00 247,736 19 257 257 257 397

258 0 HİLAL TEKİN  MS 27 9 24,75 10 7 8,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 42 27 35,25 247,684 62 258 258 258 398

259 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 21 9 18,75 8 7 6,25 9 6 7,50 4 6 2,50 42 28 35,00 247,645 129 259 259 259 399

260 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 24 8 22,00 11 4 10,00 2 3 1,25 2 1 1,75 39 16 35,00 247,464 50 260 260 260 400

261 0 KAAN AKAR  ME 23 12 20,00 11 7 9,25 5 0 5,00 1 1 0,75 40 20 35,00 247,267 20 261 261 261 401

262 0 DERİN YETİŞEN 12E 20 15 16,25 12 3 11,25 6 3 5,25 2 0 2,00 40 21 34,75 246,901 51 262 262 262 404

263 0 REŞİT ACAR  ME 19 14 15,50 10 7 8,25 7 2 6,50 6 7 4,25 42 30 34,50 246,649 21 263 263 263 406

264 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 24 12 21,00 10 7 8,25 6 6 4,50 3 8 1,00 43 33 34,75 246,563 22 264 264 264 407

265 0 NAZLI BALA  ME 27 11 24,25 10 8 8,00 3 2 2,50 40 21 34,75 246,282 23 265 265 265 409

266 0 ZEHRA İKAN 12E 23 12 20,00 10 7 8,25 5 6 3,50 4 5 2,75 42 30 34,50 246,239 52 266 266 266 410

267 0 ERSİN AKKOÇ 12S 23 8 21,00 7 11 4,25 6 6 4,50 7 10 4,50 43 35 34,25 245,835 130 267 267 267 413

268 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 11 12,25 6 2 5,50 19 9 16,75 40 22 34,50 245,727 24 268 268 268 415

269 0 YİĞİT MERCAN 12E 22 9 19,75 12 6 10,50 3 0 3,00 2 4 1,00 39 19 34,25 245,147 53 269 269 269 417

270 0 EKİN ERİŞ 12E 27 13 23,75 9 3 8,25 3 3 2,25 39 19 34,25 244,831 54 270 270 270 419

271 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 21 12 18,00 10 9 7,75 8 5 6,75 4 10 1,50 43 36 34,00 244,526 63 271 271 271 421

272 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 22 14 18,50 10 9 7,75 6 12 3,00 6 6 4,50 44 41 33,75 244,454 64 272 272 272 422

273 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 22 17 17,75 8 11 5,25 8 7 6,25 5 2 4,50 43 37 33,75 244,439 55 273 273 273 423

274 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 27 8 25,00 9 7 7,25 2 6 0,50 2 3 1,25 40 24 34,00 244,345 56 274 274 274 424

275 0 ŞURA ARSLAN 12E 26 9 23,75 9 9 6,75 4 3 3,25 1 3 0,25 40 24 34,00 244,138 57 275 275 275 425

276 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 24 10 21,50 13 5 11,75 4 10 1,50 2 11 -0,75 43 36 34,00 244,010 131 276 276 276 426

277 0 BİLGE TAŞKIN  MS 18 10 15,50 9 8 7,00 8 8 6,00 7 8 5,00 42 34 33,50 243,877 65 277 277 277 427

278 0 ÖMER ÇOBAN 12S 21 10 18,50 9 4 8,00 4 0 4,00 5 8 3,00 39 22 33,50 243,392 132 278 278 278 429

279 0 HİRANUR YAZICI 12E 24 9 21,75 11 5 9,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 39 21 33,75 243,252 58 279 279 279 430

280 0 TUNA ÇOKEVER 12E 23 13 19,75 10 6 8,50 6 7 4,25 2 4 1,00 41 30 33,50 242,931 59 280 280 280 432

281 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 24 11 21,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 6 10 3,50 41 31 33,25 242,733 66 281 281 281 433

282 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 20 16 16,00 8 10 5,50 10 13 6,75 7 9 4,75 45 48 33,00 242,333 133 282 282 282 435

283 0 BEYZA ÖZCAN 12E 20 14 16,50 11 7 9,25 9 6 7,50 40 27 33,25 242,040 60 283 283 283 437

284 0 ATAKAN ATEŞ 12S 9 10 6,50 10 9 7,75 14 24 8,00 12 8 10,00 45 51 32,25 241,495 134 284 284 284 439

285 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 23 13 19,75 10 5 8,75 4 3 3,25 1 0 1,00 38 21 32,75 240,739 25 285 285 285 441

286 0 EMİR EGE BOZTOPRAK 12E 25 9 22,75 9 9 6,75 4 5 2,75 2 6 0,50 40 29 32,75 240,554 61 286 286 286 443

287 0 TALHA KARAKOÇ  ME 22 17 17,75 11 9 8,75 8 7 6,25 41 33 32,75 240,551 26 287 287 287 444

288 0 EGE YAYMACI 12E 25 13 21,75 10 6 8,50 4 7 2,25 1 3 0,25 40 29 32,75 240,535 62 288 288 288 445
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

289 0 CEYDA CÖMERT 12S 23 12 20,00 6 9 3,75 8 4 7,00 2 2 1,50 39 27 32,25 239,327 135 289 289 289 447

290 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 18 11 15,25 11 3 10,25 3 1 2,75 4 2 3,50 36 17 31,75 238,464 136 290 290 290 452

291 0 BURAK KAAN BÜSTAÇ 12S 17 8 15,00 10 4 9,00 10 9 7,75 2 7 0,25 39 28 32,00 238,462 137 291 291 291 453

292 0 EYLÜL TEZER 12E 24 11 21,25 9 6 7,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 38 24 32,00 238,227 63 292 292 292 457

293 0 ZEHRAMAZ ŞİMŞEK 12E 19 10 16,50 10 7 8,25 6 4 5,00 2 0 2,00 37 21 31,75 238,086 64 293 293 293 459

294 0 ZEHRA UYSAL 12E 20 19 15,25 11 7 9,25 4 3 3,25 4 1 3,75 39 30 31,50 237,777 65 294 294 294 461

295 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 19 13 15,75 11 4 10,00 8 7 6,25 2 10 -0,50 40 34 31,50 236,831 138 295 295 295 462

296 0 AHMET KARAASLAN 12S 21 5 19,75 5 3 4,25 7 7 5,25 4 8 2,00 37 23 31,25 236,523 139 296 296 296 465

297 0 ÇAĞAN APIK 12S 20 7 18,25 11 3 10,25 3 2 2,50 34 12 31,00 235,440 140 297 297 297 470

298 0 BEDRİYEASLAN  ME 17 15 13,25 14 2 13,50 2 0 2,00 2 1 1,75 35 18 30,50 234,488 27 298 298 298 474

299 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 24 15 20,25 11 4 10,00 0 7 -1,75 4 8 2,00 39 34 30,50 234,385 67 299 299 299 475

300 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 21 11 18,25 10 5 8,75 3 2 2,50 1 0 1,00 35 18 30,50 234,183 28 300 300 300 476

301 0 BEYZANUR AĞIR 12S 18 8 16,00 9 6 7,50 5 5 3,75 4 4 3,00 36 23 30,25 233,921 141 301 301 301 480

302 0 NAZ OKKA 12E 22 15 18,25 11 7 9,25 3 4 2,00 1 1 0,75 37 27 30,25 233,401 66 302 302 302 482

303 0 FATMA TÜRKAN 12S 18 15 14,25 11 5 9,75 4 2 3,50 5 10 2,50 38 32 30,00 233,133 142 303 303 303 486

304 0 KAAN KARAKAŞ  ME 24 10 21,50 9 6 7,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 36 23 30,25 233,103 29 304 304 304 487

305 0 ELİF YILDIRIM  MS 18 14 14,50 11 8 9,00 4 12 1,00 7 7 5,25 40 41 29,75 233,002 68 305 305 305 488

306 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 14 9 11,75 9 7 7,25 10 2 9,50 3 6 1,50 36 24 30,00 232,925 143 306 306 306 489

307 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 9 18,75 10 5 8,75 2 2 1,50 1 0 1,00 34 16 30,00 232,711 30 307 307 307 490

308 0 MELİKE YILDIRIM 12S 22 7 20,25 6 2 5,50 4 4 3,00 3 8 1,00 35 21 29,75 231,918 144 308 308 308 493

309 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 18 9 15,75 13 4 12,00 3 4 2,00 1 4 0,00 35 21 29,75 231,845 69 309 309 309 494

310 0 AYŞE AYDIN  ME 19 8 17,00 13 2 12,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 34 17 29,75 231,662 31 310 310 310 495

311 0 NİLSU AZATLI 12S 22 14 18,50 9 9 6,75 3 9 0,75 6 11 3,25 40 43 29,25 231,000 145 311 311 311 501

312 0 AZ * DİCLE KURTTEKİN 12S 19 7 17,25 6 7 4,25 6 7 4,25 5 7 3,25 36 28 29,00 230,262 146 312 312 312 504

313 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 22 14 18,50 10 8 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 36 28 29,00 229,837 32 313 313 313 505

314 0 HASAN YILDIZ  MS 23 10 20,50 6 14 2,50 3 2 2,50 5 7 3,25 37 33 28,75 229,455 70 314 314 314 507

315 0 FATMA ESER 12E 20 15 16,25 13 6 11,50 1 1 0,75 1 3 0,25 35 25 28,75 228,961 67 315 315 315 508

316 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 11 21,25 9 9 6,75 1 1 0,75 34 21 28,75 228,767 33 316 316 316 511

317 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 21 8 19,00 7 5 5,75 4 3 3,25 1 2 0,50 33 18 28,50 228,174 147 317 317 317 512

318 0 ÖZNUR SALTIK  ME 21 16 17,00 11 5 9,75 3 5 1,75 1 4 0,00 36 30 28,50 228,142 34 318 318 318 513

319 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 14 18,50 10 7 8,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 34 23 28,25 227,813 35 319 319 319 515

320 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 13 9 10,75 10 2 9,50 6 1 5,75 3 4 2,00 32 16 28,00 227,228 148 320 320 320 517

321 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 24 13 20,75 9 7 7,25 2 10 -0,50 3 10 0,50 38 40 28,00 226,698 149 321 321 321 520

322 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 13 21,75 9 9 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 25 27,75 225,777 36 322 322 322 523

323 0 ALPEREN SARP 12E 18 18 13,50 11 8 9,00 5 5 3,75 2 3 1,25 36 34 27,50 225,546 68 323 323 323 526

324 0 SİMA YILDIZ 12E 19 16 15,00 9 6 7,50 5 4 4,00 1 0 1,00 34 26 27,50 225,447 69 324 324 324 527

325 0 SILA SÜZ  ME 17 17 12,75 13 4 12,00 5 9 2,75 1 4 0,00 36 34 27,50 225,314 37 325 325 325 529

326 0 İREM YALÇIN 12E 22 12 19,00 10 7 8,25 1 3 0,25 1 4 0,00 34 26 27,50 225,165 70 326 326 326 531

327 0 BARTU ARSLAN  MS 15 5 13,75 9 3 8,25 4 3 3,25 3 4 2,00 31 15 27,25 224,969 71 327 327 327 535

328 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 10 21,50 8 10 5,50 1 7 -0,75 2 4 1,00 35 31 27,25 224,583 38 328 328 328 536

329 0 İLAYDA YAKŞE 12E 21 12 18,00 12 6 10,50 0 5 -1,25 33 23 27,25 224,476 71 329 329 329 538

330 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 21 8 19,00 9 3 8,25 30 11 27,25 224,434 39 330 330 330 539

331 0 DİLAY YÜKSEL 12E 23 16 19,00 9 7 7,25 1 0 1,00 33 23 27,25 224,422 72 331 331 331 540

332 11210 SEMANUR KÜÇÜK 12E 22 11 19,25 9 8 7,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 34 27 27,25 224,248 73 332 332 332 542

333 0 MERT ARSLAN  ME 14 17 9,75 12 6 10,50 4 5 2,75 4 1 3,75 34 29 26,75 223,989 40 333 333 333 543

334 0 BEYZA NUR AKAN  ME 20 11 17,25 9 6 7,50 2 1 1,75 1 2 0,50 32 20 27,00 223,835 41 334 334 334 544

335 0 MEHMET ATLI  ME 17 17 12,75 12 8 10,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 35 32 27,00 223,773 42 335 335 335 546

336 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 16 19 11,25 12 4 11,00 5 3 4,25 33 26 26,50 222,403 43 336 336 336 557
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

337 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 22 8 20,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 19 26,25 221,577 72 337 337 337 558

338 0 DİLBER BAYRAM 12E 22 13 18,75 8 7 6,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 23 26,25 221,434 74 338 338 338 559

339 0 İRFAN KABAŞ 12S 17 14 13,50 11 6 9,50 4 3 3,25 2 9 -0,25 34 32 26,00 220,829 150 339 339 339 563

340 0 LORİN CANİK  ME 21 13 17,75 9 6 7,50 2 5 0,75 32 24 26,00 220,790 44 340 340 340 564

341 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 22 10 19,50 5 4 4,00 3 3 2,25 30 17 25,75 219,989 45 341 341 341 567

342 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 20 20 15,00 8 4 7,00 0 4 -1,00 7 11 4,25 35 39 25,25 219,583 75 342 342 342 568

343 0 AYLİN ÖNİZ 12E 19 15 15,25 9 8 7,00 5 11 2,25 2 5 0,75 35 39 25,25 218,800 76 343 343 343 571

344 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 20 12 17,00 9 6 7,50 1 3 0,25 1 2 0,50 31 23 25,25 218,720 77 344 344 344 573

345 0 EFE NAYAN 12S 12 10 9,50 9 8 7,00 8 7 6,25 4 7 2,25 33 32 25,00 218,500 151 345 345 345 574

346 0 SUDE DİNÇ 12S 20 7 18,25 6 6 4,50 2 2 1,50 2 5 0,75 30 20 25,00 217,989 152 346 346 346 576

347 0 CEMRE EKER 12E 20 15 16,25 8 3 7,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 20 25,00 217,831 78 347 347 347 577

348 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 11 10 8,50 12 6 10,50 3 10 0,50 7 9 4,75 33 35 24,25 216,919 153 348 348 348 581

349 0 DİCLE KAYA  MS 18 14 14,50 7 3 6,25 2 1 1,75 4 8 2,00 31 26 24,50 216,888 73 349 349 349 582

350 0 BEYZA ÇETİN 12E 19 13 15,75 7 8 5,00 4 4 3,00 1 1 0,75 31 26 24,50 216,574 79 350 350 350 584

351 0 SILA AKSOY 12E 19 11 16,25 8 9 5,75 2 7 0,25 2 0 2,00 31 27 24,25 216,121 80 351 351 351 588

352 0 FETHİYE SUDE İNKAYA 12S 16 6 14,50 8 8 6,00 3 7 1,25 3 4 2,00 30 25 23,75 214,691 154 352 352 352 592

353 0 ARDA TURAN  MS 13 3 12,25 11 2 10,50 1 4 0,00 2 4 1,00 27 13 23,75 214,558 74 353 353 353 593

354 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 14 13,50 11 7 9,25 1 0 1,00 29 21 23,75 214,522 75 354 354 354 594

355 0 ADİLE UĞURLU  ME 17 9 14,75 8 2 7,50 1 2 0,50 2 4 1,00 28 17 23,75 214,481 46 355 355 355 595

356 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 10 21,50 7 11 4,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 32 32 24,00 214,448 47 356 356 356 596

357 0 EMİR GÜNEŞ 12S 17 14 13,50 9 7 7,25 3 12 0,00 5 9 2,75 34 42 23,50 214,158 155 357 357 357 599

358 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 24 11 21,25 4 6 2,50 28 17 23,75 214,091 156 358 358 358 600

359 0 FATMA ÇEŞ ECİ  ME 19 16 15,00 9 4 8,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 30 27 23,25 213,075 48 359 359 359 602

360 0 HALİME KAYA 12E 21 10 18,50 7 8 5,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 30 27 23,25 212,871 81 360 360 360 604

361 0 BERKAY KARABACAK  ME 19 15 15,25 9 6 7,50 2 6 0,50 30 27 23,25 212,787 49 361 361 361 605

362 0 GÜLSEDA 12E 19 9 16,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 27 15 23,25 212,753 82 362 362 362 607

363 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 19 20 14,00 0 1 -0,25 9 8 7,00 5 11 2,25 33 40 23,00 212,491 76 363 363 363 610

364 0 YİĞİT ÖZSOYLU 12E 18 15 14,25 11 7 9,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 31 32 23,00 211,926 83 364 364 364 611

365 0 RABİA KAYA  MS 13 17 8,75 9 4 8,00 5 1 4,75 3 7 1,25 30 29 22,75 211,719 77 365 365 365 612

366 0 ECRİN YILDIZ 12E 17 14 13,50 9 10 6,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 31 33 22,75 211,120 84 366 366 366 614

367 0 RABİA MENEKŞE 12E 19 18 14,50 10 7 8,25 1 6 -0,50 2 7 0,25 32 38 22,50 210,670 85 367 367 367 616

368 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 20 8 18,00 7 6 5,50 0 4 -1,00 27 18 22,50 210,301 78 368 368 368 620

369 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 22 11 19,25 5 9 2,75 1 10 -1,50 2 2 1,50 30 32 22,00 209,343 79 369 369 369 623

370 0 EMİRHAN AKIN  MS 19 12 16,00 5 3 4,25 1 0 1,00 3 9 0,75 28 24 22,00 209,248 80 370 370 370 625

371 0 MELİSA HATAY  ME 18 15 14,25 10 3 9,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 28 25 21,75 208,213 50 371 371 371 630

372 0 ARDA BİLİR 1ME 16 20 11,00 10 8 8,00 2 1 1,75 1 2 0,50 29 31 21,25 207,126 1 372 372 372 632

373 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 24 13 20,75 6 11 3,25 3 15 -0,75 0 8 -2,00 33 47 21,25 206,349 86 373 373 373 633

374 0 MUHAMMED TAŞ  MS 16 17 11,75 6 8 4,00 6 13 2,75 5 11 2,25 33 49 20,75 205,995 81 374 374 374 635

375 0 KAAN TUZMAN 12S 15 11 12,25 7 9 4,75 4 7 2,25 3 6 1,50 29 33 20,75 205,828 157 375 375 375 636

376 0 SEMİH SERBEST 12S 14 9 11,75 7 5 5,75 5 7 3,25 26 21 20,75 205,513 158 376 376 376 637

377 0 EMRE DİKMEN 12S 19 16 15,00 7 5 5,75 26 21 20,75 205,458 159 377 377 377 638

378 0 GİZEMNUR ER 12E 14 9 11,75 8 7 6,25 4 6 2,50 26 22 20,50 204,788 87 378 378 378 642

379 0 İLAYDA KOÇ 12E 19 13 15,75 7 11 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 26 20,50 204,641 88 379 379 379 643

380 0 KAYRA HOROZLAR  ME 23 14 19,50 1 4 0,00 1 0 1,00 25 18 20,50 204,585 51 380 380 380 644

381 0 ADNAN GEZDİ 12S 17 16 13,00 8 7 6,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 203,979 160 381 381 381 647

382 0 NİSANUR TUTAR 12E 19 14 15,50 8 6 6,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 27 28 20,00 203,153 89 382 382 382 648

383 0 KAAN ARIKAN  ME 19 16 15,00 8 9 5,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 29 36 20,00 202,986 52 383 383 383 649

384 0 RECEP ÖZKAN 12E 18 14 14,50 9 10 6,50 1 2 0,50 0 6 -1,50 28 32 20,00 202,947 90 384 384 384 650
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

385 0 FIRAT KUZEY 12S 13 16 9,00 8 5 6,75 1 0 1,00 3 1 2,75 25 22 19,50 202,527 161 385 385 385 654

386 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 16 12 13,00 7 6 5,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 26 26 19,50 201,777 53 386 386 386 657

387 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 11 25 4,75 5 3 4,25 4 4 3,00 7 1 6,75 27 33 18,75 201,268 162 387 387 387 659

388 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 18 12 15,00 7 8 5,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 26 28 19,00 200,219 91 388 388 388 661

389 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 11 8 9,00 10 3 9,25 1 2 0,50 22 13 18,75 199,860 92 389 389 389 663

390 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 12 4 11,00 7 3 6,25 1 7 -0,75 2 0 2,00 22 14 18,50 199,395 54 390 390 390 664

391 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 17 8 15,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 23 18 18,50 198,755 163 391 391 391 667

392 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 10 15,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 23 20 18,00 197,371 55 392 392 392 668

393 0 CEYLİN İBAR 12S 14 16 10,00 7 8 5,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 26 33 17,75 196,703 164 393 393 393 671

394 0 EREN AKBAŞ  MS 10 8 8,00 8 1 7,75 1 2 0,50 2 3 1,25 21 14 17,50 196,370 82 394 394 394 672

395 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 15 23 9,25 9 8 7,00 2 5 0,75 2 6 0,50 28 42 17,50 196,174 56 395 395 395 673

396 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 15 12,25 7 6 5,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 26 34 17,50 195,939 93 396 396 396 674

397 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 19 13 15,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 24 26 17,50 195,895 83 397 397 397 675

398 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 19 11 16,25 5 2 4,50 3 20 -2,00 0 5 -1,25 27 38 17,50 195,637 165 398 398 398 676

399 0 MEHMET KAVAS 12S 8 9 5,75 9 7 7,25 3 1 2,75 1 0 1,00 21 17 16,75 194,153 166 399 399 399 677

400 0 EMİR ARSLAN 12S 13 16 9,00 8 10 5,50 4 11 1,25 3 8 1,00 28 45 16,75 194,078 167 400 400 400 678

401 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 11 12 8,00 7 9 4,75 7 8 5,00 2 12 -1,00 27 41 16,75 193,642 84 401 401 401 680

402 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 14 20 9,00 6 12 3,00 3 11 0,25 7 12 4,00 30 55 16,25 193,255 168 402 402 402 682

403 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 11 10 8,50 7 2 6,50 0 5 -1,25 4 6 2,50 22 23 16,25 192,969 169 403 403 403 686

404 0 ESMA ÇİÇEK  MS 13 18 8,50 7 6 5,50 3 5 1,75 3 12 0,00 26 41 15,75 190,939 85 404 404 404 689

405 0 DAMLA ERTEM 12S 0 2 -0,50 18 8 16,00 18 10 15,50 190,299 170 405 405 405 691

406 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 10 16 6,00 11 7 9,25 1 4 0,00 22 27 15,25 189,561 57 406 406 406 693

407 0 ECE BURŞUK  ME 13 9 10,75 6 3 5,25 0 3 -0,75 19 15 15,25 189,435 58 407 407 407 694

408 0 SUDENAZ SARI 12E 13 22 7,50 7 12 4,00 2 5 0,75 2 2 1,50 24 41 13,75 185,422 94 408 408 408 701

409 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 11 7,25 3 5 1,75 5 1 4,75 1 4 0,00 19 21 13,75 185,067 171 409 409 409 702

410 0 CEYLİNÖZÇİL 12E 14 20 9,00 8 10 5,50 0 5 -1,25 22 35 13,25 183,338 95 410 410 410 704

411 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 8 9 5,75 3 5 1,75 5 7 3,25 3 5 1,75 19 26 12,50 181,825 172 411 411 411 706

412 0 NAGİHAN ERTEM  MS 15 12 12,00 4 5 2,75 1 6 -0,50 0 8 -2,00 20 31 12,25 180,163 86 412 412 412 711

413 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 9 20 4,00 11 3 10,25 3 12 0,00 1 13 -2,25 24 48 12,00 179,597 96 413 413 413 712

414 0 YAĞMUR ASLAN  ME 12 10 9,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 20 10,00 174,205 59 414 414 414 716

415 0 BERKAY ALKAN 12S 7 1 6,75 7 1 6,75 164,577 173 415 415 415 722

416 0 MEHMETSEFADEMİRCİ  MS 9 12 6,00 5 9 2,75 5 15 1,25 1 17 -3,25 20 53 6,75 163,897 87 416 416 416 723

417 0 YAMAN KİRA *ĞLU  MS 2 18 -2,50 2 18 -2,50

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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HIZ RENK TYT 1

214,481 82,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 355 355 355 595 % 82,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaE  CD  C   C  a bbc CdECD CDBECe  Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız D  BAC    E CB a d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız ddD                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e c    a A  A    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

250,437 53,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 251 251 251 386 % 53,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız daDaABECD  dc Ed acaEDbECccDCECbBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAbdcC  DEBC bBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız      D CBe     B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A Cd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

229,837 69,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 313 313 313 505 % 69,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBdcECDDdAB a  e BEDDcCcADCbCbBeCdEaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eBbABcd aDEeCACBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dDbBe                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   Bb a     A b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

231,662 68,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 310 310 310 495 % 68,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA EbD   B      BEc EaE DaECDceC aCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAdcC  DEBC CBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  e  B d     c                   b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e     e      d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

234,488 65,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 298 298 298 474 % 65,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız caAcEAcC BA    C  B ddaeCEECDAebaECebeEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCAeAC B DE CeDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız     B              E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız    c     A     C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 0 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

214,448 82,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 356 356 356 596 % 82,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaE BCD ACDa eE a EcDbC ECDACbBECeDBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAe decdcbecB CbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız    d   e    a       D              a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız bccde c  b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

212,787 83,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 361 361 361 605 % 83,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEcdCcB  D  Ca e bcaDCdECDcCbBECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCAaACdd Dd Ce B CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  dD    e d  c b   Db                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 5 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

248,519 54,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 39 14 67 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 254 254 254 392 % 54,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBdBbCDDaA  EE C aEDe CEADCECbcDCEECbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız bDBbA  C BDEeC aBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız                dE                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

223,835 75,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 334 334 334 544 % 75,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız  ccBABEeD acB dE C aEDDcCcADCECaBDCc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdc  BDEeC  BEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız      D  c      B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B e          b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 3 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

263,053 42,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 204 204 204 307 % 42,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEABC    D     B EEDDCbECDACecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC d    CdDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız    dad     B     dD             B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D        A  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

196,174 92,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 28 42 50 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 395 395 395 673 % 92,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 23 2 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABcacbbeB cEDa aEcecaccDeaCaBeCEdaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDacAdbC  Dbee CBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   c  e   cd    B              Cc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız c eceD     c A e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 4 11 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

189,435 95,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ECE BURŞUK 120 19 15 86 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 407 407 407 694 % 95,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız  B  EAd bB  bE C  B  dc     D CbcECeDBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  C  A  B c  Cc B aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız             c c                  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 0 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

199,395 91,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 22 14 84 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 390 390 390 664 % 91,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBA EC       E    EDacCcAD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAdDCcc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aD ce    a e  a   b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız    D       A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 2 2 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,583 73,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 328 328 328 536 % 73,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAcEAdCDdc a  C  B EcDDCEaCDACaBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcaAC ddcEbdeaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  d    ce    a c   Dd   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   eB     b   eBd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

227,813 71,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 319 319 319 515 % 71,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDaca  ead BeccDeCcECDACbBECeDB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCcBAe c cEcdBDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  db                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   B      A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,402 44,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 212 212 212 321 % 44,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEdBCDBea   aE B EEDeCEECDcCbcECDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC B DEcCBaB CEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDeeb   CA  d B   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

213,075 83,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞ ECİ 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 359 359 359 602 % 83,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcaAeebed    aE aabaceCEcCDACDBECDDBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC dBc  C  B aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız       b     d a    a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  DB      d  d    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

255,206 49,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 233 233 233 356 % 49,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcbAeCDeACDE CEbB EEDDCdbCDACbBECDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  dbBAC dBDE C aB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız c e          A                     a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız ebcdC    A       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

258,867 45,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 223 223 223 333 % 45,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız bBAcEABCDBe  E  E BDcEDcCcbCDACDcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC d cdACeDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    D    B      E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e        b  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

253,531 51,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 244 244 244 373 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA E  C BAb c CE Bc ED CdE DACD ECDDBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcaAC   Dd CBDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız e D a       BA    DE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız a d d c  d  A      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

189,561 95,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HÜSEYİN GÜLGEN 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 406 406 406 693 % 95,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADE dbDBceDc  c   cccceaabDAeb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBbC aBDEcCBaB adC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a B e a  c                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 1 7 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

266,965 38,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 191 191 191 282 % 38,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEddCDBc DE CEbB EEDDCcECDACDBECeeBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBeCAd cE CBDBeaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    Dc   c  Bb  E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  eaed ddaA  A   dE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

247,267 55,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AKAR 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 261 261 261 401 % 55,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABECDb  Bd b e BdcDbCacDCcCDBeCEbCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcAdcC  acBCA     BDDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D         B       C      C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e           E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

202,986 89,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 29 36 55 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 383 383 383 649 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccaeBECcD dB  E d ecDeECdADCbCeBeCEEaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDaeAaDC  aceC      BDDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   Deec a        Eb        d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e ea a       b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 6 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

233,103 67,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 304 304 304 487 % 67,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdbDBA  d a  cbEEDDC ECDcCcBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC d cd CecB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız     d  D e  B   edDb       b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 6 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

204,585 88,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 380 380 380 644 % 88,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaEcBaad aDb CEaB EEDbCEEeDACDBECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız D b     d  b     e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız                   D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

220,790 77,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 340 340 340 564 % 77,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECc  Ad cE C adcebCdcD ECecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbA cC da BC  BECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Ba   ba       abD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

223,773 75,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MEHMET ATLI 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 335 335 335 546 % 75,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECbD ea   ea accecCdADCECbc CdEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeBbAdcCdBDEeCACBECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD   eCB    cd ED    b  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 4 27

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

307,615 19,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 61 23 36 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 102 102 102 139 % 19,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDbCAc b aC BEDDdddADCECbcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAABDC  DEcCACBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DABc Cc EBBA cEDe a  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e aD DC C eA AEe  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

219,989 78,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 341 341 341 567 % 78,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaE BCceAd E aE BD ED CdE DACecaCeD EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız    aAC eBc     B e C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dd C c     A     b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 5 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

208,213 86,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 371 371 371 630 % 86,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBADEAdCceA b     B bdDbCccCDACDcECecBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eC BAC    E CBcB dEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a               e a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e e         d  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

223,989 74,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 333 333 333 543 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A DBeBdCb acB      cEcbddbADaECbB CEdabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBAAdcC BcEBC CBEde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aa dD    a    BaD               C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız         C  A A e  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 9 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 5 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

247,736 54,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 257 257 257 397 % 54,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız Da eE BCDeAaD  a  B dcD aEECDACecECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC deDEACeaB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D         e    CD      D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e c      A    BC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 0 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,282 56,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 265 265 265 409 % 56,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCDeA DEbCE cbdEDeCdECDACecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DabBACbBdDE Cac bdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D         dA    Dd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

270,164 36,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 179 179 179 263 % 36,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBcBECDD ABe E a BEcecCdADCECDcDCEcCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDB eecCAdDEBC  BEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  bC B E  d BED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız            A     B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 1 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

267,952 37,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 187 187 187 275 % 37,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECDeCABCEEaCbBEDbbCcADecCeceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdbC BadeCACBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  BD eD a  E    caD  a          a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız  Da d C    A AECd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

253,842 51,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 242 242 242 370 % 51,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAd  ad DE aEbcbdEDDCEcCDcCDcECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbB C B DE CeDBACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B D B  b    BA B  Dcc  c           C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız    da       A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

228,142 70,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 318 318 318 513 % 70,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdbCD accbEEDC eEcedCcAD ECeceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAecC  DdBC CBdC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  e   cE    ddD             a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B ae       d  c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,649 56,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 42 30 48 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 263 263 263 406 % 56,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAcEdcdcBA     b B dEbDCaECDAeecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaAeAC  accAC DBdbEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  BD B bD    B   A        c       C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız bacdbDcCC   AB   Ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

254,251 50,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 239 239 239 365 % 50,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECD  Aa  E C aEDedCdADCECecaCEEaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAd CddDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   Db D    E B  BED                   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e ea  d             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 1 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

245,727 57,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 268 268 268 415 % 57,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADaBeBECc  dBbc bC aEDbbCEcDCE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBbA DC  D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  DCbBBEBBA BaDd aC d cA e CBaC  bC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 7 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

232,711 67,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 307 307 307 490 % 67,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EAdCD c    ac c cEDDCaE DACbcEC DBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DacBAC d cE CeDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız        e    B     Db                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

247,847 54,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 44 36 40 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 256 256 256 396 % 54,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDacBEecbddBda  aDBEeDdCEADdcCeBcCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDabABDCABaEBCcaBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dDdd  a  EB   aED    be D    ae    eC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   cD       A A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 6 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

240,739 60,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 285 285 285 441 % 60,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdA EABCb AaDEba  BccEDDCdECDACecECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DebBACA  cE CeDBd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    Dc   B E   ad                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

284,106 29,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 147 147 147 214 % 29,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECce AB  E a BcDbECEcDCcCecDCEbaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız eDBbABDC BaEBCA BE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD  ca    B b BdDd DC   c  B  B  E DC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   eDe  d   A A dCB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 6 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,314 72,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 325 325 325 529 % 72,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAc AddaBAaDa CdbB cEDeC EeDcCecECc B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBdC BBDdAC DBd EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   aed  c   Ba Ea   b    D     bc C C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız aec      A  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 6 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

240,551 61,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 287 287 287 444 % 61,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBbcECDbCAa EEeCcBEcbdCbADCaCbcDCEbCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDeAeBDCdBDaeCbaBEdc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Bb  De    c   cEDe a D       C      CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

257,762 46,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 227 227 227 338 % 46,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız dcDBe ECD acdb E C BEDDECEADCECeceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız d abABcd ccEcCACdECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D      BA e    a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   eD   d   A AEC B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

234,183 65,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 300 300 300 476 % 65,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECb  A   d   BEDDdCEcDdECbcDCEbecB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eBbeB C  DEeC CBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DAc     Ee                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız    D                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

228,767 70,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 316 316 316 511 % 70,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABEecD  B ad C aEcDcCbcDCECDBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeacA DddBaEeCcdBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Bb                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

222,403 76,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 336 336 336 557 % 76,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADEdBCcBA b  CE cbdbcbabc DcCDcECeeBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAd d DE CBcB CEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D B  DcB  B     ab                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 9 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

197,371 92,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 23 20 77 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 392 392 392 668 % 92,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDB  ECc   a d  C ccDe C ADCECDceCEa bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDB ed Cc  Ede       Dabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız                a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

174,205 98,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 414 414 414 716 % 98,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAa Adacd     aE B  c    a   deBEC DB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız     AC  de  aea     cb  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız                                 a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          b  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,777 72,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 322 322 322 523 % 72,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABEbDb dB adcCbBEDebCEADCECDcDCEbCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdcd BcEBCbCdE b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  d   e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız               c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,434 74,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 30 11 79 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 330 330 330 539 % 74,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A cBABEaD  AB    a a D EC ADCaCDceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbA  e  DE C CBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

263,858 41,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 201 201 201 303 % 41,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECDD d     a BEDDbCccDdECeBeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BDEeC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DAdDeCB      B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız            A AEe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

201,777 90,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 386 386 386 657 % 90,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeEAB bB        B ddDaC a DcCDcECebBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DacBAe   e  CeDB aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a         d   b DE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eecB     d     e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 7 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

262,241 43,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 206 206 206 312 % 43,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECDDCAd  E C BEDDdCEADCECaceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAacC eaEBC CB db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dD  De   E    dbD b  e       b    cb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e    D     A A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,563 56,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 264 264 264 407 % 56,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDed aE CE BebEcaCEadDACcdECDDBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC d cE CBaBedaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız e b Ba e    BA    DED         b   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız acecCec  d  A e  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

264,791 41,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 197 197 197 298 % 41,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBcdEbD   d E  C BEDeECcADCECecDCEaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBAA DC dDEBCdCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  cDA b  c      ddD       D    b     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cD Dbda eA A edBbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

251,998 52,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 48 47 25 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 249 249 249 382 % 52,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBccEbbDbAc b  Cb dDDECdcDCECeBDeEECba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız C BcAdcabBcEedbCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 12 10 5,00 % 17

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B Ddaa bc EB  cBdDabaac  DA   C        C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dacDdDCddBbA Ace BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 11 32

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

214,522 81,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖKSEL 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 354 354 354 594 % 81,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDaABEbDD         ccDDECbAbCcCeBDdEbace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız *aBAAecdAdDbBC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 9 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

352,642 7,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 74 15 31 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 45 45 55 % 7,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECcDC B EE C BEDDECcADCECeBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABcC  aEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D eDdaBBEBBAcBEDC  a C DA   a        C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BcBDADCCC  A A e B E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 4 50

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

329,110 12,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 70 70 70 94 % 12,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABEbcDaAB EE C aEDeECEADCECeceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız eDBbb  C  cEdCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  DCCBBEBBA BED  DC C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d aDAeaCd  AEAECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 0 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

346,086 9,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 54 54 54 66 % 9,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDddCbE CdbaccEDDCEcCDcCDcECDDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız bCbBAC B cEACBbBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC bADBB BBAEBAdD  CC D       BC C  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DaBBC dbCAEC eBC EE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

193,642 93,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 27 41 52 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 401 401 401 680 % 93,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBe EC             ceba bDCbCe adEE cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CaBeAdce B beCA cEb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız e D aD C B     B  e a c a     C  e    Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cbeaCbda e Ac d b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 7 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 5 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

275,574 33,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 166 166 166 245 % 33,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız eDDa BECcDacc E  C BEDD C cDa CbceCEdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbA cC  aEBCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D ecebc  BB  BbDC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cDADCCC C  AE C b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

214,558 81,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 27 13 80 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 353 353 353 593 % 81,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız D AcEA Cc            E b  E DACD  CD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC B  E CBaB  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  dD e ba                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  Dce  dd         E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

293,872 25,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 129 129 129 183 % 25,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaD ABECDD cd EdbC BEDbcCdADCcCec CEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC  DE CA BEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DAec  cBEBdb BEDe c D   A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dDB dbCddBC  AECCBA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

253,240 52,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 246 246 246 377 % 52,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECD          BEDDECEcDCEC ceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eBcAd C  DEdC CBEdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  cdCcBE  A BcDeA     c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cDe               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

331,528 12,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 70 29 21 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 66 66 66 89 % 12,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız  cDBABECcaac  cdcC BEDbEC ADCcCec  EECDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAecC BaEBC CB Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DA DCCdBEBdA BEaC aC daDA BDCB C aDC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B BDADCdCB AEAECCabE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 5 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 4 64

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

321,892 15,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 63 12 45 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 83 83 83 109 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EABCbeA DE CE B dEDD EcCDACDcECDDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC     ACBDB bEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC       Bd  B   b  aD   A    BCDCE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D B C   CA    BC E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 3 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

350,304 8,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 77 29 14 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 48 48 48 60 % 8,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCABCEEcCDBEDDdCEcDCcCeBbCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeBAAdDCABaEBCACBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D aDC cBEBBA BaDC aC   cAd  Ce C   CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız deBDdDCbaeeAEAcdCBeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 5 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

266,121 39,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 193 193 193 289 % 39,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECc  e     C BcDDECdADCECecDCEECcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BaEeC CdE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D  c Ee A BaDd a   aD     B b   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d ceAee CBeA bce BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

244,454 58,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 44 41 35 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 272 272 272 422 % 58,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDcdBEbDDCce  d d aEDbdCccDCECDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CaBcbdcC aDEeCcCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 12 12 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız adD aaeaccEB A Bac  D  d  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dbcDdDe    A AEd B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 11 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,969 73,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 327 327 327 535 % 73,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA  bD C        aED  a  D  CeBDC E  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBb B e  DEBd C E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız      D  a      dEDd                    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e ca DC a    A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

358,603 6,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 78 22 20 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 39 39 47 % 6,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECbDaAdCEEDaDBEDDECcADCECecDCEECeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcABDC BDEeCACBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DA DCC B BBA cbD ADC C  A  DCBeC   C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cDdbC CB A AceCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 1 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

322,607 14,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 68 31 21 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 82 82 82 108 % 14,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCce EE C BdDDECccDCcCeB ebECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BDEeCAbBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D aDCCBBEBBA BEDC  aed  A c bB edbDCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cD bCCde AEAE  Bbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 5 55

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

318,480 15,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 86 86 86 113 % 15,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A DBAcECDDC BCEEcCDeEDedC cDCEdecDCEcCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBeAaDC  cEBCACBEdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D eDC a EBeA dED     b DA   CBB     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cDde CCBCA AECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 3 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

243,877 58,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 42 34 44 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 277 277 277 427 % 58,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDB  Eb   dd  Ee  BEcD a cDCECecDCEE DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız deBbAdDC BcEdC CaEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  D acBE BA Bcad  d d  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e c  DCdaBCc Ace BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 8 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

355,282 6,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BRDB EKEN 120 76 21 23 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 41 41 50 % 6,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCD dC E CEaB EEDbCEECDbCecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC dcDEACBDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDCabADcB BBAEBdCDdD          cBC ad   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBC ACCAEbABBCeEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 6 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

258,286 46,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 226 226 226 336 % 46,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdCDBA  a aEeBc EceCdcCDACeBECDbBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC d cE CBDBdaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a    D c B       E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D cda   CA    B  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

304,281 20,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 110 110 110 149 % 20,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EABbDBdCDEbCEaBDEEDeCEECDACbcECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC d cE CeDBAdEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Da C D     AEB eDd  C    A     C C  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDc   d dA b eBC E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

396,856 2,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 90 19 11 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 13 15 % 2,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDecaDECCEcBDEEDDCEceDACeBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACABBDE CBDBACEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCaC b B BBAEBAeDEDC  Da A  CBBCDC DCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBda ACCAcbAeBCCEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 4 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

216,888 80,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 349 349 349 582 % 80,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDeABECD  d  d    aEDbdCcADCaCaceCEEaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  DBcAB C  D Ba   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız           a    B D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız  beD   d  be bECdBb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

260,010 45,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 220 220 220 329 % 45,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABb  d    ad B  EDD  cCDACeBECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCAaAC d  d C DB CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B D    D    B E   DE             b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D c C   CAc    C E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 0 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

346,478 8,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 51 51 63 % 8,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECD CA eEdcCbcdDDECcADCcCDBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAABDC BDEeCA BdCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DcBDeb BEBBA BED   CaC    B b     bCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B BDdDCCCBCAEAEebBbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 4 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

358,933 6,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ECE NAZ ÇALKAN 120 80 30 10 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 37 37 45 % 6,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECDDCdBCEdDCcBEDbdCEcDCEeeBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız deBeAdcC BDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BBDAaDCa B BB ABEDCc CDdb Ac DCB CE DCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız ecBDADCdCeaAEAcCCBba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 4 59

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

320,795 15,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF NAZ AKSU 120 66 27 27 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 84 84 84 110 % 15,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDddCDE CEDBDdEDbCccCDcCecEdbDaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACbBBcEcCeaBAdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BcDCBbADcB BB E              C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DaBBCaACCAECABBebEae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 3 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

233,002 67,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 40 41 39 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 305 305 305 488 % 67,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAcEcdCcde    CEbB EEDeCEc D dDBdC cBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCcBAC cdDEdCeDBdCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız adD  Cbccc cc  Bc cdbC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DecddDACdA  A cdC   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 6 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 10 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

305,495 20,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 63 35 22 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 108 108 108 145 % 20,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAaEAdbDe aDb C  B cEceCEECDAbed CcDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaABAC d  E CeaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC CbDcB BcAEBbCDbDCC  D A C   C CEaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız aDcBaeACaAaCcBBC cEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 5 64

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

209,248 86,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 370 370 370 625 % 86,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADEAdeDB C   C  abc c CbE DcCDcdCDbBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız      e c DE    B dEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız caaee  de  bA    EaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

264,538 41,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 198 198 198 299 % 41,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADEAeeDB  D  C  a cdDeCccCDACbcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  ebBdC B DE ddaBcCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Db C Dc  BeA  AeDEc      c  b B   E C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DacBac ddAE c BCdEE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 5 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

386,056 3,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 88 26 6 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 19 19 22 % 3,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDBAaDcCCEDBDEdDDadECDACecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdcBeCAdBDEACBDBAaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  aDbaCADcBcBBAEBAdDcDCCD a A  CaBCDCE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBCaACCAECdeBCaEEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 7 59

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

196,370 92,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 21 14 85 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 394 394 394 672 % 92,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcD  dE              eb e cDCEC BDCda   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız   B    C BDEeC  BE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D             b             a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   ce         AE d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 4 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

221,577 76,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 337 337 337 558 % 76,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEcBCDB  D     a b cbCEECDACec CeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABeCAdacEAdec e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız       c                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   c   c     A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

190,939 95,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 404 404 404 689 % 95,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeeBdBECc      c   adDecaccDdECeceCdEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  ee A  b  cEeC CBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  cD  b         dED             a     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız cacedabda  A bECd b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 9 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

278,945 31,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 157 157 157 229 % 31,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAB DBAaD  Cd   EEeeC ECDACec CeDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DabB CbdBDE CeaBeaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dd     B Bc    daEcC  D        d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBC  CbAECA BC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

212,491 84,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 33 40 47 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 363 363 363 610 % 84,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeDBAcEbce ABdbcDbDadDeaecADCECeBcCEadeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız                        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DA D a  E e  BbDecD  C   cB  a e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız eacebDbCdB A A ed bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 4 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

290,274 27,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 56 26 38 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 137 137 137 196 % 27,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABEeDDadd EE C BEDDECEADCECecDCbaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC  aEeCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B Db DCbcBEBBAbBdD  b                d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BeBD  CddB cc       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

234,385 65,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 299 299 299 475 % 65,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDaAeEbD CdeaddadeedDDECcADCECDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDBAA DC  DEBd CBa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   a  c  c c    eda                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dacDc aC B e b   B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 6 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,165 44,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN A AMAL 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 213 213 213 322 % 44,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCDc aD  aEba cdDeCEECDACbBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAC e  EcCcDBe EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    Dc     E   Db C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DeceaDA CAEec    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

229,455 69,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 37 33 50 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 314 314 314 507 % 69,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECc   e E  a dEDDECEADdcCDceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeacAeceAdacBCcbaEab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız aeD            B D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cD DaCd  d A e B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

315,023 16,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 92 92 92 121 % 16,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECD  cB E  C aED cC AD ECDcDCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDaeABDC BDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  DC cB B   BbDeA a    A   CB CE    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cDd Cdde AbAEeCBd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 4 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

195,895 93,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE CEREN TÜL 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 397 397 397 675 % 93,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCD   D   E c bcceCcECDACDcECebcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız ea   e    E CaaBeddC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız                                    a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eec C    d          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

338,210 10,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 73 31 16 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 59 59 59 74 % 10,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA ECbDade cEaC aEDeECcADCECecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDBbAd C BDEBCACBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD aDabBBEBBAABaDC ca   DA BDCa eED CCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d dDADCCCeCAcAEC BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

247,684 54,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 258 258 258 398 % 54,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBADEcBCcB  D eaEDB EEDDCcECDACeBECeDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAC d bE beDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız        b    B b   DE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız beeeC  e b  e Be   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

295,699 24,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 60 35 25 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 124 124 124 175 % 24,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDC c EE a BEDeECdcDCECbcDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBccdcCbcaEBC CBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız daD  DCCcBEB A BaDCbDa   DA c aB eE  e C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cDdDCCC  ccAcd   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

280,503 30,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 151 151 151 222 % 30,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADE deDBAaDECCdcBeEEDcCcEaDACbBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAe dBcEACeDcbCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   DC  bDc   B E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DbedCcA dAc A BCdE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

393,118 2,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 18 % 2,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECaDCABeEd CcBEDedCEADCECDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBeAdcC BDEBCcCBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BBDAaDCbBBEBBAABEDeA C   DAdBDCBBeEDDCCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız deBDADCCCBeAdAEeCBbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 3 73

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

306,977 19,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 106 106 106 143 % 19,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDaABCEE C BEDDcCcADCECDBeCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABcC BDEBCACBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B Db caaBc e   B D            b  C c CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız Bc DcbCbdebA Aced A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

346,238 8,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 53 53 53 65 % 8,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBADEABCbBA   CCE ec EDeCEEbDAeecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız ed BAC  BDE CBDB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B Dd  AacBdBBAEB CDED C D BA bbBBCDCE C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DbBBaDACCAc ABcCCc A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

250,258 53,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 252 252 252 387 % 53,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAcEABba   D  CE B EEDeCEECDcCbBECaDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız      C   cdcCeaB dEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız    d   Dc   db B b E          C  C  E C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcaC dddAbbA cC  Eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

244,526 58,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 271 271 271 421 % 58,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ecDBAdEeDa  e a    BcDcECEAeCECeBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBbAdcCAecdBC CBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  D CB      Bb   D     d   b  C  be  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cadDCdb  A Acd ae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 2 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

298,436 22,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 119 119 119 164 % 22,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBdBE DbCA  aE C BEDDdCbADCbCDdDCcEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDCAdcEeC  BEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaaA adbcBE BA  aD AD    cA   Ca e   CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cDADCbCeeA AEe Bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 8 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

315,831 16,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 91 91 91 120 % 16,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA E BCDd C E aEDa dED CdcCDACbcECDDBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  CcBAC   cEACe Bd Ea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCabADcB BBAEB CD   b       C B  C  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DD BC ACCA e eBCCa e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 4 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

263,249 42,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 203 203 203 305 % 42,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECD   B  EeC BE e  EADCECDB CcE DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbABcCABDEeCbCBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   Db ca  B                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e    a ddB   AEC Bd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

163,897 99,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMETSEFADEMİRCİ 120 20 53 47 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 416 416 416 723 % 99,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBeDEAB ed dD a c  a    dda  A    C   ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCceAe adcb CBa d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 15 20 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   DCBadecad a b    aea         acC a  dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 17 2 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eDcaaedadb bcd dbaab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 9 14

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

310,727 18,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MU TAFA SEZGİN 120 64 33 23 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 100 100 100 135 % 18,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAaEAdCcBACD CaEca dEDeCcbCDACecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBACbBBDEACeDaAaEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B Da bcD B  B EBb DEc      A ae B eC  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DeBBC  CCAECAeBCCcaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 5 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

210,301 85,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED AYDINLIK 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 368 368 368 620 % 85,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız bcDBAdECc   B E      DD CcADdECcBDCEEa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eabA De  ad C CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız ce           bc     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

231,845 68,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 309 309 309 494 % 68,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADE dCDB      ED  EEcbCdE  c ecEC DBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC d DE CBaBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  eD  a b    B     Dd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e c   d  A  e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 5 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

205,995 87,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 33 49 38 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 374 374 374 635 % 87,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBecEecaC B aE C dccDbCdAc  CDa CEcaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcAdce     d dBdCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 6 13 21 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  BD cadCc cBB  db         A  adcde  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d  cdedd e dEAECdBbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 5 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

254,996 49,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 235 235 235 358 % 49,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeDBAdECbb AB    C BEDbECacDCcCDcDCEbabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdDC  DE C bBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D    E     ED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız        C    EA CCB c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

266,655 39,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 49 32 39 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 192 192 192 285 % 39,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdEec  cB bE C c* edaaADCECDcDCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcABDCc DEeCdCBE A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dD dc C  E  A BbD  b               eC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BDce D bdB A AcCCBdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

336,079 10,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 71 26 23 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 60 60 60 77 % 10,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEdBCDd CDc CE e EEDbCEcCDAebcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCbBACbBBDEACBaBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaD  bdDaB BcAc  eDEDCC  cBA    BC C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBcCaACCA Ce BC EdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

180,163 98,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 20 31 69 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 412 412 412 711 % 98,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeE  Cce C d a  a b ceCc  DAC cEC DBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız Da  AC dBc c       e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  Bbdadbc                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız b ccb da b  e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 4 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

362,683 5,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUN *Ş 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 33 39 % 5,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBeBECDDCc  EdDC BED dCEcDCEeeBDCdECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDC BDEBCACBEdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız eBDAaD  cBEBBA B ae aC Ca A  DC BCE DCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cD DCCaBeA AECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 6 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

242,733 59,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 281 281 281 433 % 59,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız aBAcEABeDBA b  aE B ccDbCEECDACecECDDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCc ACba cE dBDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   bC   e    c   be                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcdCb  dAb AcBd cce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

283,776 29,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 148 148 148 215 % 29,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEAcC B     CE c EcDeacECDACbBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdABACA BDb CBDB bEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC bAc c        Db b             C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DbBcC  CCAc   BC c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

311,682 17,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 64 31 25 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 98 98 98 130 % 17,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DadcEABeDd a a aE eDEcDDCcECDcCeBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız cacBAC dBDE CBDB CEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCdbdD B BaAE cdDE b D   A  b B   E CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBCadCCAcCA BCec  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 6 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

358,687 6,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 79 26 15 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 38 38 46 % 6,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCDBACDECCEecDEEDDCEECDACeBECDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC dccE CeaBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC CeDcB BaAEB CDE CCe c A  ecBCeCE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBdC  dCAECAeBedE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 4 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

211,719 84,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 365 365 365 612 % 84,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDcA ECc   e  E C adDebedceC CeBaCEae e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız C BbABDd  a B  CBE b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D         BEDe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d aD ead   c AaC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 4 9 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 1 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

324,708 13,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 69 34 17 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 76 76 76 101 % 13,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABECbDaed  d a BdDbbCEADaECbcDCEECDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CaBcABDCABDEeC aBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 13 6 7,75 % 26

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD acebcBEBB cdbDe Da dCDA e CB bE  CCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BaBD DCCCeCA AEC BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 11 36

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

268,877 36,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 51 37 32 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 182 182 182 267 % 36,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAcaacba d    a BEcDcCbADdcCbceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDebABcC  aEeC CBE d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BcDAdDCCcBEBcA BcDC  aDa  A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cD DCCC eAcAcC Bbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 6 55

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

281,571 30,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 53 27 40 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 150 150 150 220 % 30,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaEbdCDB        B EEDaCaECDc ecECc BbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız bCbBAC dBDE CBDa CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDC   DcB Be E   Da  ba c A       CE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDB aD ddA eAB C c d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 6 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

326,601 13,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 70 34 16 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 75 75 100 % 13,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEeBCDBAabceCEDcDEEDDCEECDACacECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaABAC B DEACeaBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDCebcacBcBBAEB bcE   DD     aeBC CE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eeBdC AaCAEbAcBCCadA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 8 32

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

287,737 27,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 139 139 139 202 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız  BADEABCc Aa   C  B dEDDC cCDcCbBE DDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC   DE C aB  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC  ADc  Bd    CDd  C       e  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDB C   CA    BC cEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 2 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

254,344 50,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 47 40 33 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 237 237 237 363 % 50,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız caAaEbcbDB aD  dE a  bceCcECDcCeBbCeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCeBACdB Dd CeaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCebADcBABdA     b C   D     ca       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DecBabACdAcCA ce aE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 4 41

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

334,116 11,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 72 31 17 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 61 61 61 80 % 11,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdCbBdCeEeCEDBccE DCEECDACbcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAC BBDEACeDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız aBDCd bacB BBAEB  DED aa D    e BCDC  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D edC dCdAECAeaCecEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 7 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

292,443 25,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCA 120 58 33 29 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 131 131 131 186 % 25,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDB BECcD    EE C cbDbdabADCECeaeCEaC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız bDBbAdDC BcEBCbCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B a BDbbc  B A cEDdcab   DA   C   E  CCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B caADaCa Cc AECCBeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 7 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 8 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

209,343 85,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
UĞUR BATUHAN KATIL 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 369 369 369 623 % 85,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DeAcEAdC B  DE  E c bcDDCEaCDcCbaECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAe d ccdadD    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız cd  a be    a d   D  b           a     a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  ec      A  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 7 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

254,049 50,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 241 241 241 368 % 50,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAd c  C   d  B EcDDadECDAC BECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC  dcE CBDB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a B  D         eDd     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   e b   CAd A  e   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

257,099 47,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 230 230 230 344 % 47,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız bBADEABCDB  D  Cb c Ec De ECDACeBEC  Bba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAecBBbEbCB BdaEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B Db aceaB  B d   bdc    D   Cb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  DecaD a Ac A Be E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 4 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 9 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

264,301 41,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 200 200 200 301 % 41,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECbD  B cd   BEDabCdADCECeaeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  DBbAdcC dDdeC  BE A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D    EBd  B DC aC d  c   CB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız deeDA    B d  E C A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

0,000 100,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YAMAN KİRA *ĞLU 120 2 18 100 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 417 417 417 725 % 100,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 18 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız eecabdBacebdacadEbce                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 0 6 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

271,932 35,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 173 173 173 256 % 35,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeEeBCcB  D  CE e EEDeCEcCDACbcECbDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbBAC dBDE CBaB CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B D  b D   Bc    dDE                  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eDcda  bdAEb   C E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

313,693 16,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 63 25 32 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 94 94 94 123 % 16,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCb ACbd CEaBbEED CaECDcCbcdCDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdceAe BBbEACBDBACEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DCB  D B BcAE    d    D       Ba C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBC  CCAdCAeBCCaE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 1 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

295,125 24,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 58 27 35 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 126 126 126 179 % 24,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCedbEEDCDeEDbdCcADCECecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbd cCABDEBCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B abd Cbc EB A B Dd cC b cA   a  eE c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d a   C      AE     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 9 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

255,351 48,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 40 9 71 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 232 232 232 354 % 48,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA ECD     EE C cEDDcC ADCECbcDCEc DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDB A cC BD eC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D            dED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız            A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

199,860 91,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ UTKAN AKDAĞ 120 22 13 85 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 389 389 389 663 % 91,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız Ac B dEC    e  E   aE eECcAD cC   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdDC BaE   CB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   cb         A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 2 4 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,546 72,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 323 323 323 526 % 72,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECcbbcdb   a cdcedaEADeECeBeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcABcC BaEedACBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  B  ec  a E    BdDC              a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e     d  A A d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

244,345 58,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI ELİF ELBİRLER 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 274 274 274 424 % 58,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABE D acB EE a BEDeECEADCECeBeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC  bEeb CBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  B   ce        edD  b   a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e        A bEe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

249,872 53,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI OSMANBEY 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 253 253 253 388 % 53,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECDDadB Ed C eEcDcCEADCECDcDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBeAdcCceaEBd CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız c D  b a   c b B a       Dd             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 6 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

218,800 78,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 35 39 46 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 343 343 343 571 % 78,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADcdAcEaDD da    a BEcbECcADCECecDCEaabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAdcC Badee CBE d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aDdBe  Bcb eAdacD  a            a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   a cc  d  A A e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 6 18

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

350,541 8,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 74 16 30 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 47 47 47 59 % 8,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAe AdCDBACDEeaEeBcEEDDC caDACeBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACABBDE CBDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDeaCA  B Bd EBACDE CCD aBA    BCDCE C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D Bd  AC A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 3 73

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

267,009 38,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AZRA GÜNAL 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 189 189 189 280 % 38,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAcEABCDBca beCEeBDEEDbCEEeDACbcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eacBAC BBcE CBDBbCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    c    BA    Dd aC         ae      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eDc      c  d    E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,440 44,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  21175
BAHATTİN TALHA 120 48 33 39 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 211 211 211 320 % 44,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABEeb dABe deCcaEDedCcADCaCaBeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAacC eDdeC CBEab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD BD   BE BA BEDe      c       e  bCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d ceADe    A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

276,912 32,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 161 161 161 238 % 32,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBAeECDDCA  bEaaDBEDebCdcDdECDBDCEcCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDabAdcC BDEBCA BEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D C aEBB  BEa            b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız    De        AE     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 1 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

275,748 33,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 165 165 165 244 % 33,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDdAdECD CAc EEcCbBEDeECdADCECDBDCEECeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAa bA DEeC CBEdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  D a       BED  c         C  e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

322,946 14,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  12111
BERFİN İDİL YEGÜL 120 69 34 17 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 81 81 81 107 % 14,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBeCaaCCEcBDcEDeaEECDcdecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DacBACcBBDEACBaBACEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BdDC bADcB BBAE  eDd dC D B   C Bb C  eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDceCeA dA eABBeac e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 6 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

216,574 80,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 350 350 350 584 % 80,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeEABbbacb    E a cE DCdcCDACeBECD Baa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCbBAe   cE  eaBdCdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız        D    B E  eDdc    b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   c      A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

290,907 26,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 135 135 135 192 % 26,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADbBABECDDaA ecE C BED ECEADCECDBeCEEC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız C BAABDC BaEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  D ad  B A d D  a     A   e      e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

242,040 60,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÖZCAN 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 283 283 283 437 % 60,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDaAdECc  ed  E C BcDebCdADCcCecDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDBcAdDe BDEeCbCBE b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  BD Bb a   B   BEDd b    D a  C      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 4 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

355,210 7,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 43 43 52 % 7,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEddCDBACDECCEeBDEEDbCEECDACeBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACdB ccACBDBdCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCBb DcB BBAEBcCDd C   DeA     b CE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D adC dCdA  A B CE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 5 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

217,831 79,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE EKER 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 347 347 347 577 % 79,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCaBcaD  CEaB bED dEc DcCDadCebeEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız D  BAC      dBDB dEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız             B     Dd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 8 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

206,349 87,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEREN ÜÇKUŞ 120 33 47 40 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 373 373 373 633 % 87,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDB  Da acaBeEEcaCdcCDACeBECeDBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbaAe B cd aeDBddda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 12 16 -1,00 % 0

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 3 15 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız ad e   bBc  d a   Da e e c  c C  aaa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  ed      d  e aeda  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 10 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

291,780 25,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 54 16 50 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 133 133 133 188 % 25,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız dcDBd ECD adBCEEaa BEcDECEADCc ccDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbb cCABDEBCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D BD C  EBB  BED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d     C  e A AE     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 0 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,700 43,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN KIZIL 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 209 209 209 317 % 43,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBAdECDbCeB  abC BEDD CEADCcCDcDCEECD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CcacA cC BDE CA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dDb D ba   B  BdDd  aa          e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d     dd   A AcdCBA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 8 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

183,338 97,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİNÖZÇİL 120 22 35 63 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 410 410 410 704 % 97,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBbcEacaCca a DCaabc dCbAcCcCDc   cCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeacAdaC  DdaCbCBEaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   cc e     e d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 6 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,901 55,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 262 262 262 404 % 55,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız caAa ABCDdcaDE ad B cdDbCEECDcCbcECD BaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC BBc  deDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a c  D      E    E     a       C  E C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız             A  C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 3 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,422 74,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 331 331 331 540 % 74,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAebcBCDBAC cbCEaBcbEceCcEeDACcBECDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbaACAd cd CaDB dE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız     B                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

221,434 77,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLBER BAYRAM 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 338 338 338 559 % 77,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEABbc   a bCb BaEcDaCcaCDACDcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız ba B Cbc DE CaaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız             B     a      c    C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   a                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

265,439 40,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLVİN AVCAN 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 194 194 194 294 % 40,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDddBEeDDbABCEEeCeBEDDECEbDCECbceCEaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbA cCA DceCACBEdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız d Dd c    EB   BE               e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d      d     A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

292,765 25,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 59 34 27 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 130 130 130 184 % 25,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcbABCDBdaDceCEDBadEDDCEEeDcCeBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACbBeDEbCeDBbCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCBb Dc bcdAEBdCDdb  e           bceCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D a ac   A     C c b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 6 41

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

195,939 92,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 396 396 396 674 % 92,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AecBAdEC    B  E C cE ebddADCaCecebEEaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcAec   cE a CBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   e  a b  E    a    c   a    D   b  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız    ce  d   A d     c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 10 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

302,408 21,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 112 112 112 153 % 21,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEABCDBcabc CE BDcEDbCEECDACDcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC daDEdCBDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D a bDB   BA  c DdcC           C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDe         ABB  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

265,348 40,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 195 195 195 295 % 40,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDBAaDE Cd a dEDcCEECDACeB CDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAe dBcceCeDBddEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    ec   cbE   DEDbd           b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız         dA  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

211,120 84,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN YILDIZ 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 366 366 366 614 % 84,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDB dE DbCeB dEeabBEc daE    C ceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBeAace BDEBdbCBadb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B a  e   B     cbDC      c             C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız     c      c da     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 4 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

240,535 61,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE YAYMACI 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 288 288 288 445 % 61,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDadBbdd C cEDbECccDCcCeBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız eDBbAdcC BaEBC bBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Ba  Deb  E    c Da    b  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   ce         b C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 6 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

244,831 57,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 270 270 270 419 % 57,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız aBAcEABeaeACDcCaEaBDEEDbCEaCDACDcECDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  C  Ae   cEACBDB  dC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız Bd C   ac   B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

318,147 15,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA NAZ DEMİR 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 88 88 88 115 % 15,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCcdCEEeCbBEcDECEcDCECeBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAdDC BDEBC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D eD bcBEBBb BEDd  aD       C  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d  D   d     AECC  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 14 1 93

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 5 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

260,669 44,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 216 216 216 325 % 44,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeDBABECcDaABebdbCeBEDDcCbADCECDceCaECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAd C B EeCACBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D     c  BdA cdDe           b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

294,624 24,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA YILDIZ 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 128 128 128 181 % 24,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdeDBcdcEeCEeBeEEcDCEECDACeBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC dBcddCB      DEBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC a DBB  BAEB  DE   D   A     C  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e     c  c  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 2 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,567 44,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ ETYEMEZ 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 210 210 210 319 % 44,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAaEABCDBAaDEeaE BecEDeC cCDACbcEC DBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız edbBAe dBedACeDB dEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC C  cB  BA B  Dd      c   b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D   a   d   A B dc A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

262,075 43,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 207 207 207 313 % 43,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cdAcEABaDed DE CEaBadEDDCEcCDACDBECbDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbBAC    EcCeDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B De a     BcA B   E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız a        A  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

270,369 36,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 178 178 178 262 % 36,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDB dECD aAB  dDC BccD CcADCECeBeCEE Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAABcC BDE C CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D BD  B E    dE e a                C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   ca e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

254,619 49,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF SU ÖZALP 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 236 236 236 362 % 49,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECDDaeeeEdDCDBEDDECaAD cCecDCEcCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbeBDd  adcCACBdd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  cD  cC   E    BEb  b            C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız  cd        A A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

292,069 25,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİFSU ZORBA 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 132 132 132 187 % 25,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECDDacBCEE C BEcedCEcDCaCecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDC BDEeC CBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DbdcCbc EB A cED                E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız ca    CCe  A AECd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

267,658 38,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE GÜL BATI 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 188 188 188 277 % 38,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDdABECDDaeBCcEDCDBEDebCE DCECeceCEE DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDBAAdcd BDE C aBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  aC   E BA aaD   a      cDdc     b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d ca e     A A e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

240,554 61,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİR EGE BOZTOPRAK 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 286 286 286 443 % 61,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBeBECDD cc EE    EDDECEADCECDceCccaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbedDCAdcEed aBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   b eD         BbD c            B   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız eb DceC      dc     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

270,766 35,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 175 175 175 259 % 35,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEAdeDBcaD  adbB cEDbCcECDceDBECeDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBcCABBDEACeDBeCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBbd a DcB  dAE  CDE ba    A  C  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız c     A             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 6 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

238,227 63,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 292 292 292 457 % 63,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAaEABCDBb D  aEeBb EcDCcECDACecECeDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DabBAe   cE CB BdaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız aBDe Cd     B  B   b        c e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

228,961 70,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FATMA ESER 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 315 315 315 508 % 70,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABEdbDCeB EcDCa dDbcCaADeECbceCEb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcABDC eDEcCdCBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız           c    B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   c  a     A b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 7 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

300,332 22,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FULYA TOPRAKÇI 120 58 20 42 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 117 117 117 160 % 22,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdCDeeaDcCaEaBDEEDDCEcCDACeBECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACAaBDE CBaBeCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC bADc  BB Ed  Dd     D       a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D        d    B  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 3 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

204,788 88,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GİZEMNUR ER 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 378 378 378 642 % 88,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADcaABbCcD Ae EEbCbB D da AD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  DBcAa CcaDde  CcEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  eD  e   B  B  daD  bb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 1 1 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 5 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

212,753 83,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA 120 27 15 78 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 362 362 362 607 % 83,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBbBECDa  B      cEa bCcADCaC BDCEEC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeBcA DC  b    CBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız           b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

276,569 32,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLÜMSER K 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 162 162 162 239 % 32,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBddECDaCAeCEEeCcBEDDECEcDCcCecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdDC dDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aD dDC d      BEa       c    C      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e  ea      AE     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

212,871 83,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KAYA 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 360 360 360 604 % 83,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBeBEdb   B Ed C BEcedCEADCECDc bEa  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBc ace d  BC CBEdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız     ec         a a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   d Aad e  d A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 4 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

312,225 17,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 62 19 39 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 96 96 96 127 % 17,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECDDdAB EEaC BEcedCEcDCECbBaCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAABaC BcEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DAaDC c EBBA BEDC    C      C  e  bC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d c   a       E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 2 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

275,449 33,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 167 167 167 246 % 33,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCcB C   aE B cEDaCEECDACbcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC BBDEACeDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  aadc  D B        DE     c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız     d   dA  dBBedE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

244,439 58,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİLAL ÇOBANOĞLU 120 43 37 40 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 273 273 273 423 % 58,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBeDEAdCDB abEeadcBbdEDeCaceDACDcECeDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaAaeCdddcE CeaBbbEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız dd  BC eB   B E    E     b dc b  C C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDd d   CA  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

243,252 59,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİRANUR YAZICI 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 279 279 279 430 % 59,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A DBAdEaDD ea    a cEDDECEbDCaCDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız bDBbABcC  DceC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  ca  e  B E    aED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   c        da       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

204,641 88,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA KOÇ 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 379 379 379 643 % 88,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEA CbcAe d C  c dbDDCEc DACbBEC aBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  dcBAe dBcdeCeaBdbEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız eB                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız             c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,476 74,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA YAKŞE 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 329 329 329 538 % 74,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABecBc D  C  B dcD CdEaDACbBaCbDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC  aDEcCBaBAadC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  d a  e     d        a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 4 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

287,511 28,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İPEK NADİDE ACAR 120 52 13 55 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 140 140 140 203 % 28,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBAdECDDCeB EE C B DD C ADCECecDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDB A DC B EBC CBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD  DC   Ec   c DC      c    C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız ded        A   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,165 73,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İREM YALÇIN 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 326 326 326 531 % 73,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBeBECbD dB  a CcacDDcCEcDaECbBeCEE  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBAABDC cadde CBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Bc     d c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız c e d      A d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

254,263 50,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 45 30 45 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 238 238 238 364 % 50,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAB DBeCebbCdDB EEDDaEcCDcCDBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC BBDd CBaB aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Deea Da        eDbcb e         d a   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız ebed     A      b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 9 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

270,454 36,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 177 177 177 261 % 36,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBeBECDaCA   E C aEDDcCEADCcCeBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAcDCAcDEBdcaBEee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D              D            C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız eaB daCdd  c AECeBbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 0 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

365,487 4,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 78 12 30 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 31 31 36 % 4,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEdBCDBAbDEeCEDBbEEDDCE CDACbcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız Da BAC BBDEACBDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 24 1 15 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC bAD B BBAEB  DED C DDBA  C BCDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D  d   C AE A B  E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 1 64

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

233,401 66,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ OKKA 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 302 302 302 482 % 66,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız aBADa BCDa aDEbaEaB dEceCdcCDACecECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBed dBcEdCBaB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D B  a    d      b          e  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          A  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

247,464 55,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 260 260 260 400 % 55,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız D A EAeCDdA  a CdbB  EDeCcECDAC cECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DbbBAC a c A BDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a    D          cE     a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   a      A  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

203,153 89,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSANUR TUTAR 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 382 382 382 648 % 89,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EAcbcB b EC E a b DeCEbaDAeecECbbBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCceeC B cE CeDB  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   e        d      a      b      e e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   a      b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

253,335 51,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 245 245 245 376 % 51,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEdcCDB Cbc adbcaEcDbCEECDACDcECeDaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbBACABBcEACeaBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    DB     E    d     e    e dC e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e        c  A    E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

200,219 91,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 388 388 388 661 % 91,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAcEABb Bd    aE   bEDDC cCDcCeaECD Baa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCcBAC e cd CBaBd d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   ae   c    d E    a             b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız a c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

260,293 45,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZGE PAZAN 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 218 218 218 327 % 45,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBcaDEeCEeBbEEDcCcECDACDBcCDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC e cd adDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  dD     e   c Ee   E             C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          A  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

271,899 35,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 174 174 174 257 % 35,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCcB    C BdDDdCEADCcCecDCEaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BcEBC CBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DA DC        eED                   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 0 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

210,670 84,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RABİA MENEKŞE 120 32 38 50 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 367 367 367 616 % 84,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEecacBAdDd a DB EdDcCdabDbCbcECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız cCcBACAacc  CeDB bEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   De   ec            a      c         b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız ceceC  e A  de      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 9 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

179,597 98,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 24 48 48 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 413 413 413 712 % 98,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 20 11 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDaeddCcDedd dbbb ebcedCccDbEC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAdDC BDcBCd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız dabbBcdaBccdcbA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 13 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dbccAcadaeddab      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 3 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 9 9

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

257,286 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 229 229 229 341 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABeDBca ceCdbBaEEDeCEECDAbbBECebBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBeC BaDd CeDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dd   D    dA    Dc          C  bcC  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız cDcea    A  A B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

202,947 89,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RECEP ÖZKAN 120 28 32 60 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 384 384 384 650 % 89,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBAcECDe ce  b   cEbDECcADCcCbdDCEE  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDebABbC eaddCACBEbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız aB   c                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız eac  a     e b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,248 74,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  11210
SEMANUR KÜÇÜK 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 332 332 332 542 % 74,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDaAdECDD  d    a BEceECcADCECDBcCEcaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBccdcC  aEeCAbBE e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  eea       BcD             e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız       e    e b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

284,221 29,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 146 146 146 213 % 29,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECD Cca E  C BED cCEADCcCeB CEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDe BcEBC  BEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   a  D    E    cEDe a         C  CE    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   c        A A C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 2 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

218,720 79,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 344 344 344 573 % 79,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeDBAdEaD   e    C eEDeaCdADCECDceCEbCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDebABbe  aEBCA B  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   a            dE              a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız      a   c A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

216,121 81,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SILA AKSOY 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 351 351 351 588 % 81,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız D AcE B Da     C DB cEceCEceDbCDcECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız cC BAC dBcb eeaBddEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  B  a d     B be  ab     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          A     C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,447 72,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİMA YILDIZ 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 324 324 324 527 % 72,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBbcECDDdAa  deCcBEcb CbADCaC c CEbabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDeAeBcC  DbeC bBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Bb  De      A B D  b            a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 7 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

324,537 14,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİNEM SUCU 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 77 77 77 102 % 14,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBACDECCdDBDbEDeCEECDACDcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACAdB EACBDBcec      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BdDCBb Dc  BcA BAeDEc  c  B   ea C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcdaec dA  ABBdda  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 6 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

275,989 33,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE DÜZGÜN 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 164 164 164 242 % 33,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBAdECDD ee  Eba adDedCcADCECeBDCcECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAB C BDEcC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız Bda      BE BA B e c      A   b   E  C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e eDd C    A bc   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

260,260 45,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE KELEŞ 120 47 31 42 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 219 219 219 328 % 45,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDBcCbdbCEaaeEEaceEECDACDBECeDcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdeBAC eacEACeDBAaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   e    ed   B     DE     b         a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  ee C    A  cBBCdc b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

185,422 96,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ SARI 120 24 41 55 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 408 408 408 701 % 96,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaEedbbac b eab a aEDaCdEdDACecEC becC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCcaeC dacEAdeDBbeEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a    cc   aA     E     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  a       A   B   b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 8 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

219,583 78,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YAĞDIRAN 120 35 39 46 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 342 342 342 568 % 78,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdbadeCDaCbbDBabcDDaaaeDACDBaCaeBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACAeebEb             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız aebd                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız aDcaaDcbdAceABBCd d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 4 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

251,399 52,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 250 250 250 383 % 52,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBA Eabe ABdE aC BEDDECEADCEebBDCEaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeBcAd C  DEeC CBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  b a       B D  b            C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

301,694 21,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜEDA COŞAN 120 59 24 37 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 115 115 115 157 % 21,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECD CAaeEEDC BdD ECEcDCcCecDCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBceBDC BaEeCACBE A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DAaDC  Ba     EDC      c    e      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d ceADCC  CA AEddB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

244,138 58,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞURA ARSLAN 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 275 275 275 425 % 58,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCaB  DE C Dc EdDbCEECDcCDcdCaDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAe d DcAdeaBcaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D a d     B E   bE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  ce  c      A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

242,931 59,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TUNA ÇOKEVER 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 280 280 280 432 % 59,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBcbDE C  e EdaDCcEeDceeBaCDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbBACAdeDd CBD  dE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  cDedb Dc   cAE   Dc                  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız Dacca    A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 6 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

257,533 46,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EGE ERBİL 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 228 228 228 339 % 46,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDad D  ab BcEbDbCdECDACecdCDDBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACcBBDE CBcB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BdD c bDcB  a    dDE C           a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eDae        A a dc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

287,371 28,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EREN ÖZERDEN 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 142 142 142 205 % 28,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEdBCa AaDE CEcBcEEDDCcbCDceeBECDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC BBDE CecBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dedb D e  BA   eDc             e C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDadC  d A  A BCdE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 6 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

245,147 57,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 269 269 269 417 % 57,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız eDDBAdECc e B E  C BEDDcd AaCECDBDdEb  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDCA aEeCceBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B     C      A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız  aa cD     c A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 4 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 0 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

211,926 84,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT ÖZSOYLU 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 364 364 364 611 % 84,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBAcECDa ec      acDDcCcAcecCDBeCEaabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAccCA DEeC CcEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  e    a    d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız cae  eC    e b e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,239 56,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 42 30 48 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 266 266 266 410 % 56,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBEbDD dB dE a BEDDbCdADCECbceCEb DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcedceb DEeC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aD  Dd c  B   dED c          a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız eed  aa    A AE  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

237,777 63,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA UYSAL 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 294 294 294 461 % 63,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEdBCad abaeaEcBbdEceCEECDcCecECDDeEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC dBcEACeaB aEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız d  Ca  D    cA     E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D   a    A     C E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

238,086 63,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRAMAZ ŞİMŞEK 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 293 293 293 459 % 63,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAcEAdC ed D  CE B c  eC ECDcC cECe BEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAe BB E CcaBdadC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D B   a   B     Db     D  c b  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DD                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

302,572 20,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 57 12 51 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 111 111 111 152 % 20,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDBACDECaEDBDEEDbCdECDACbBECDbBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACABBDdACBDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B aC   D BA cA     E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 1 23

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

312,218 17,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 97 97 97 128 % 17,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DcADEABCcdACDcbCE BbEED CEECDcCbBECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACABBDEACBaBAdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC   c BABB E c  ED a         d De  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız Ded C  C A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 4 32

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

203,979 89,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ADNAN GEZDİ 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 160 381 381 381 647 % 89,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DcAcEdBCcB  bb    B cEceCcEbDACbcECeDBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCcaAC d cE CB B bEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız      b b a        D        A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız                  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

268,074 37,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET ÇOLAKOĞLU 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 185 185 185 272 % 37,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEdBCaB  DE CE B cE eCdEaDcCecECb Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DacBAC dBcEAC*DB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  cDeca DcB  B E  eDE             C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  DcdCccd A  AcBC E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 7 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 6 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

236,523 64,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET KARAASLAN 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 139 296 296 296 465 % 64,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBAcECD  d        EDDECcADCECDaDCa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAd    bc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  BDbBDdC  c    BbDe  be                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dDdD Dbad  c  ce B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 3 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 7 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

450,530 0,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 106 11 3 103 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCAeCEdDCDBEDbECEADCECecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDCA aEBCACBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDA e CBBCEDDCCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BDBDADCCCeCAcAECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 21 1 95

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

333,400 11,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 120 73 37 10 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 62 62 62 83 % 11,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBcCDECadaBeEEDceEECDACbdECDeBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACAdeDEcCBbBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BdDdBd DcB  BAEB eDEc C  e AcdbBeaDC  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız aDBeacACCAECAdBdCcEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 7 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

264,537 41,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 199 199 199 300 % 41,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAaEABCDd                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC dBDE CBDB CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DCBb cBB BB  B dDdD Cc b A     e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız baBcacdCCA bA BCCcEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 6 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

420,305 0,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ YASİN 120 98 20 2 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 7 7 % 0,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBcCDEbCEDacdEDDCcECDACDBECDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACABBDEACBDBdaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDaBbADcBABBAEBACDEDCCc DBA CCBBCDCEaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBdCDACCAECABBeCEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 5 77

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

307,562 19,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALMİNA KURT 120 61 23 36 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 103 103 103 140 % 19,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDBACDECCEaBbEEDbCEECDcCDcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC dBcE CeDBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DCd  D e  B      d          e    e  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcdC  ebA  dBeCdE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

350,618 8,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER ARSLAN 120 78 35 7 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 46 46 46 58 % 8,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDaABECDb AB b  aacEDaECdADCECbBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBdABDC BaEBCACaEaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 13 1 12,75 % 43

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BBDbeDebcBEBBAAcEDCAcbbdaDc cDCBaC aeCCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BeBDdaCCCBCAEAECaBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 11 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

280,311 30,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 153 153 153 224 % 30,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 173 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAcEABCDB Cac CE aadEDeCcECDcCaB CeDBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACABBDEACBDB dE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dea Ae    B      E d           C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcd DddbA  A BCCEd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
